
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 19BRY504 4.Deneme 116 116 116 6456

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,58 5 5 3,43 5 4 4,05 4 5 2,07 9 9 6,31 8 11 4,15 42 42 27,59 217,570

Okul Ortalaması 13 7 10,70 6 4 4,23 7 3 5,86 5 5 3,19 11 8 7,93 10 9 6,93 51 35 38,84 268,450

KATILIMLAR

1 243 M.HAKAN SARIKAYA 5D 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 88 2 87,34 485,867 1 1 1 1 7

2 4 ABDULLAH ÖZŞAHİN 5D 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 20 0 20,00 19 0 19,00 82 7 79,67 472,283 2 2 2 2 24

3 166 ERDEM VARAN 5D 18 2 17,33 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 20 0 20,00 19 1 18,67 81 9 78,01 464,507 3 3 3 3 36

4 97 A.FURKAN TOKMAK 5D 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 18 2 17,33 19 1 18,67 82 8 79,33 457,813 4 4 4 4 50

5 41 SİNAN KERE YAKIŞAN 5D 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 18 2 17,33 18 2 17,33 79 11 75,33 445,227 5 5 5 5 82

6 533 MESUTSERHA KARAKURT5D 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 80 10 76,67 441,267 6 6 6 6 98

7 257 NEŞE KARACAÖREN 5A 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 17 2 16,33 18 2 17,33 80 9 76,99 440,503 1 7 7 7 101

8 22 AHMET TAHA ATEŞ 5D 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 18 2 17,33 18 2 17,33 79 11 75,33 437,600 7 8 8 8 110

9 478 MELİH EYME BOYVAT 5D 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 19 0 19,00 17 3 16,00 77 12 73,01 434,983 8 9 9 9 120

10 157 E. EFE KEPÇE 5E 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 19 1 18,67 17 3 16,00 77 13 72,67 433,227 1 10 10 10 134

11 246 ONUR ŞAMLI 5D 15 5 13,33 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 16 4 14,67 76 14 71,34 418,427 9 11 11 11 199

12 295 RUKİYE ÇAM 5A 18 2 17,33 8 2 7,33 6 1 5,67 10 0 10,00 18 2 17,33 14 4 12,67 74 11 70,33 415,813 2 12 12 12 214

13 303 SUDE NAZ SAĞLAM 5A 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 17 3 16,00 15 5 13,33 75 15 69,99 410,187 3 13 13 13 238

14 0 HAMZA FAZL ÖLÇER 5F 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 4 3,67 19 1 18,67 12 6 10,00 71 16 65,67 401,383 1 14 14 14 301

15 321 ŞİFA ZEYNE AKSOY 5B 17 3 16,00 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 18 2 17,33 14 6 12,00 72 18 66,00 399,467 1 15 15 15 312

16 17 AHMET ERHA TEMEL 5D 17 2 16,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 0 7,00 14 4 12,67 16 4 14,67 72 12 68,00 392,267 10 16 16 16 361

17 301 SEVDE BÖLÜKBAŞ 5A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 15 5 13,33 15 5 13,33 73 17 67,33 387,787 4 17 17 17 395

18 379 OSMAN BEZİRCİ 5D 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 12 8 9,33 19 1 18,67 72 18 66,00 382,867 11 18 18 18 426

19 238 MERT ALİ AKBAŞ 5F 16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 17 3 16,00 14 6 12,00 68 22 60,68 378,920 2 19 19 19 446

20 82 CEYLİN ÖZ 5A 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 16 3 15,00 14 6 12,00 70 19 63,66 376,730 5 20 20 20 469

21 519 GÖKMEN TAH IŞIK 5E 17 2 16,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 3 5,00 14 4 12,67 15 5 13,33 66 20 59,33 371,327 2 21 21 21 518

22 409 AHMET SARITAŞ 5F 17 2 16,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 3 3,00 13 5 11,33 15 4 13,67 65 18 59,00 364,683 3 22 22 22 577

23 234 MELİH EGE BUDAK 5D 14 4 12,67 6 4 4,67 8 1 7,67 5 0 5,00 16 1 15,67 13 5 11,33 62 15 57,01 362,013 12 23 23 23 594

24 215 EMRE KATIRANCI 5D 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 13 7 10,67 18 2 17,33 65 25 56,66 357,680 13 24 24 24 628

25 74 BETÜL NEVA ÖZKAN 5A 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 16 4 14,67 7 10 3,67 68 19 61,67 356,090 6 25 25 25 649

26 19 AHMET HAKA EBİL 5D 15 5 13,33 4 6 2,00 9 1 8,67 5 5 3,33 16 4 14,67 14 6 12,00 63 27 54,00 355,840 14 26 26 26 652

27 378 NAZMİYE GÜ KARTAL 5C 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 15 5 13,33 11 9 8,00 64 26 55,33 348,053 1 27 27 27 734

28 414 KUBAN EFE ARSLAN 5D 17 2 16,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 0 9,00 8 8 5,33 16 3 15,00 66 17 60,33 345,403 15 28 28 28 762

29 249 MUSAB YİĞİ PEKCAN 5D 17 3 16,00 6 4 4,67 10 0 10,00 6 4 4,67 12 7 9,67 13 7 10,67 64 25 55,68 338,623 16 29 29 29 848

30 248 YUSUF SUNAR 5D 16 4 14,67 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 11 9 8,00 15 5 13,33 63 27 54,00 334,827 17 30 30 30 892

31 104 ECRİN BERBER 5B 16 4 14,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 3 2,00 16 4 14,67 10 10 6,67 59 27 50,01 332,400 2 31 31 31 920

32 258 NİSA NUR KEPÇE 5A 15 5 13,33 5 5 3,33 7 3 6,00 4 6 2,00 11 6 9,00 16 4 14,67 58 29 48,33 328,483 7 32 32 32 952

33 358 YAĞMUR ÖZÜBEK 5C 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 12 7 9,67 11 8 8,33 60 28 50,66 320,560 2 33 33 33 1044

34 296 SEDEF TOPÇU 5B 15 5 13,33 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 14 3 13,00 9 11 5,33 60 27 50,99 318,510 3 34 34 34 1068

35 324 TALHA  EMİ ŞENER 5D 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 3 0 3,00 8 12 4,00 14 6 12,00 61 22 53,66 316,663 18 35 35 35 1105

36 395 ALİ BURAK ÖZ 5D 18 2 17,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 11 9 8,00 12 8 9,33 59 31 48,66 316,160 19 36 36 36 1113

37 78000 BÜŞRA KARALI 5C 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 4 3,67 14 6 12,00 10 10 6,67 59 30 49,00 313,990 3 37 37 37 1143

38 322 ŞÜHEDA YARIMCI 5C 13 6 11,00 7 3 6,00 6 3 5,00 4 6 2,00 18 0 18,00 7 13 2,67 55 31 44,67 311,930 4 38 38 38 1167

39 3 YILDIRAY ALATAŞ 5D 15 3 14,00 3 1 2,67 9 1 8,67 5 5 3,33 9 5 7,33 13 4 11,67 54 19 47,67 310,170 20 39 39 39 1196

40 372 ÖMERFARUK SAĞLAM 5F 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 11 8 8,33 9 11 5,33 59 30 48,99 303,863 4 40 40 40 1280

41 285 RABİA ŞAHİN 5A 12 5 10,33 5 4 3,67 6 2 5,33 7 2 6,33 12 5 10,33 12 7 9,67 54 25 45,66 302,947 8 41 41 41 1296

42 384 ZEYNEP ÇAKMAK 5B 13 7 10,67 6 4 4,67 8 2 7,33 0 4 -1,33 13 7 10,67 13 7 10,67 53 31 42,68 301,287 4 42 42 42 1320

43 407 SAİD TURA 5E 13 5 11,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 4 3,67 14 6 12,00 9 10 5,67 55 31 44,67 296,133 3 43 43 43 1400

44 424 EMİRHAN KINALI 5E 11 9 8,00 4 6 2,00 8 1 7,67 1 9 -2,00 13 5 11,33 14 6 12,00 51 36 39,00 294,200 4 44 44 44 1440

45 242 M.EMİN KARACA 5E 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 11 9 8,00 11 9 8,00 57 33 46,01 290,453 5 45 45 45 1488

46 349 ZEYNEP DEMİREL 5A 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 13 4 11,67 7 11 3,33 55 30 45,00 289,010 9 46 46 46 1510

47 320 ŞEYMANUR KAYA 5A 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 11 8 8,33 11 9 8,00 55 34 43,66 287,543 10 47 47 47 1533
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48 353 ZEYEP  NUR YILMAZ 5A 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 6 8,00 9 11 5,33 57 29 47,33 283,573 11 48 48 48 1615

49 262 CİHAD BERK KOÇAK 5D 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 3 5 1,33 9 11 5,33 12 7 9,67 55 32 44,33 279,797 21 49 49 49 1664

50 191 İREM DAL 5A 17 3 16,00 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 7 7,67 7 13 2,67 55 32 44,34 278,737 12 50 50 50 1682

51 255 MÜNEVVER CESARET 5B 14 2 13,33 4 5 2,33 8 2 7,33 1 4 -0,33 12 5 10,33 8 9 5,00 47 27 37,99 278,537 5 51 51 51 1690

52 380 ALİ EMİR CEYHAN 5D 14 5 12,33 5 5 3,33 8 2 7,33 3 4 1,67 9 10 5,67 12 7 9,67 51 33 40,00 275,033 22 52 52 52 1744

53 233 MELEK ZEHR SERT 5A 13 7 10,67 4 6 2,00 2 4 0,67 7 2 6,33 11 6 9,00 8 2 7,33 45 27 36,00 271,800 13 53 53 53 1797

54 404 MEHMET EFE TURAN 5D 13 7 10,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 12 7 9,67 10 9 7,00 46 42 32,01 264,653 23 54 54 54 1917

55 171 FIRAT EFE MUMCU 5E 9 11 5,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 12 8 9,33 11 9 8,00 52 38 39,32 263,267 6 55 55 55 1941

56 76 BÜŞRA ÇATAL 5C 16 3 15,00 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 8 9 5,00 10 10 6,67 49 37 36,67 263,160 5 56 56 56 1942

57 312 SUDENAZ KÖSE 5C 13 7 10,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 10 7 7,67 10 10 6,67 48 39 35,01 258,670 6 57 57 57 2023

58 383 SENA ÇAKMAK 5B 9 8 6,33 4 4 2,67 8 2 7,33 10 6 8,00 12 6 10,00 43 26 34,33 257,590 6 58 58 58 2038

59 426 ELİF ŞAHİN 5C 14 3 13,00 3 2 2,33 8 1 7,67 2 0 2,00 10 5 8,33 5 9 2,00 42 20 35,33 252,400 7 59 59 59 2132

60 334 YAREN ERDAL 5B 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 5 4 3,67 8 12 4,00 9 10 5,67 51 37 38,68 248,873 7 60 60 60 2192

61 300 SEHER GÜRSOY 5B 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 9 11 5,33 8 12 4,00 52 38 39,33 246,320 8 61 61 61 2236

62 366 ERVA NUR KABAKDERE5C 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 12 8 9,33 5 15 0,00 48 42 34,00 243,707 8 62 62 62 2290

63 392 MUHAMMED KAPLAN 5F 10 10 6,67 4 6 2,00 9 1 8,67 1 9 -2,00 9 11 5,33 13 7 10,67 46 44 31,34 242,227 5 63 63 63 2321

64 356 ZEYNEP TOLAN 5B 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 4 3,67 6 9 3,00 6 11 2,33 50 31 39,67 241,823 9 64 64 64 2332

65 401 EMİRHAN TOPUZZ 5F 10 10 6,67 7 3 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 10 9 7,00 10 9 7,00 46 42 32,00 239,867 6 65 65 65 2359

66 325 TALHA ODABAŞŞ 5D 12 8 9,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 8 12 4,00 11 9 8,00 47 43 32,67 238,307 24 66 66 66 2393

67 433 MÜBERRA ÜNS 5B 13 7 10,67 1 2 0,33 0 1 -0,33 4 6 2,00 8 8 5,33 11 9 8,00 37 33 26,00 237,447 10 67 67 67 2413

68 364 KÜBRA KÜMBÜL 5A 12 6 10,00 6 3 5,00 6 4 4,67 3 6 1,00 7 8 4,33 10 9 7,00 44 36 32,00 236,690 14 68 68 68 2426

69 274 ÖMER KEREM KODAZ 5F 13 7 10,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 7 13 2,67 10 10 6,67 49 41 35,34 236,067 7 69 69 69 2438

70 333 TUNAHAN POLAT 5F 9 11 5,33 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 11 9 8,00 10 10 6,67 45 45 30,00 234,520 8 70 70 70 2464

71 335 YAVUZSELİM KABACA 5E 9 11 5,33 5 4 3,67 6 4 4,67 6 4 4,67 11 9 8,00 9 11 5,33 46 43 31,67 233,627 7 71 71 71 2484

72 389 EMİNE ESLE KESGİN 5A 14 6 12,00 6 4 4,67 1 0 1,00 10 8 7,33 6 11 2,33 37 29 27,33 231,297 15 72 72 72 2522

73 0 ZEYNEP SUD BATIR 5A 15 5 13,33 6 4 4,67 10 0 10,00 6 4 4,67 7 12 3,00 6 13 1,67 50 38 37,34 230,893 16 73 73 73 2531

74 179 FURKAN POLAT 5E 10 10 6,67 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 10 10 6,67 10 10 6,67 44 46 28,68 229,853 8 74 74 74 2553

75 500 ESİLA  A KAYA 5C 16 1 15,67 2 1 1,67 6 4 4,67 3 4 1,67 27 10 23,68 221,730 9 75 75 75 2745

76 187 HİRANUR KAYA 5A 12 8 9,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 9 11 5,33 6 14 1,33 47 43 32,65 219,600 17 76 76 76 2796

77 444 ZEYNEP ŞAHİN 5A 13 7 10,67 6 4 4,67 4 6 2,00 4 4 2,67 8 8 5,33 6 11 2,33 41 40 27,67 218,843 18 77 77 77 2809

78 239 MERYEM ÇOBAN 5C 14 6 12,00 4 6 2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 8 12 4,00 6 14 1,33 45 45 29,99 216,787 10 78 78 78 2854

79 0 BERKAY.B BALTALI 5F 12 8 9,33 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 8 11 4,33 7 13 2,67 44 45 29,00 213,863 9 79 79 79 2908

80 346 YUNUSEMRA KAYA 5F 10 10 6,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 11 9 8,00 9 11 5,33 37 53 19,33 213,747 10 80 80 80 2911

81 393 AHMET YASİ ÇETİN 5F 10 10 6,67 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 10 10 6,67 9 11 5,33 39 51 22,00 212,027 11 81 81 81 2955

82 328 TUĞBA KARAGÖZ 5B 11 9 8,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 6 14 1,33 9 10 5,67 44 45 29,00 206,097 11 82 82 82 3072

83 0 ZEYNEP ARICI 5B 8 11 4,33 4 6 2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 8 12 4,00 9 11 5,33 42 47 26,32 200,970 12 83 83 83 3179

84 75 BUSE ÇAPAR 5B 10 9 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 12 3,00 6 13 1,67 45 42 31,00 200,570 13 84 84 84 3188

85 421 BEYTÜİİAH ÇEİLKBAŞ 5E 8 12 4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 10 9 7,00 8 12 4,00 38 51 21,00 199,690 9 85 85 85 3208

86 761 SÜMEYYE SELBEST 5B 13 7 10,67 7 3 6,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 5 15 0,00 41 49 24,67 196,800 14 86 86 86 3271

87 435 METİN EFE TAŞ 5F 14 6 12,00 3 7 0,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 40 50 23,33 195,773 12 87 87 87 3299

88 218 İSMAİLTAHA SAYLAN 5E 6 14 1,33 5 5 3,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 14 6 12,00 40 50 23,32 190,920 10 88 88 88 3421

89 256 NAGİHAN KIR 5B 12 8 9,33 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 9 11 5,33 4 16 -1,33 39 51 22,00 189,493 15 89 89 89 3455

90 118 ELİF NUR ÖREMİŞ 5B 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 10 10 6,67 9 11 5,33 35 55 16,67 187,000 16 90 90 90 3519

91 863 İREM ZEYNE SONDÜL 5B 11 7 8,67 4 6 2,00 5 5 3,33 1 8 -1,67 5 8 2,33 7 10 3,67 33 44 18,33 184,810 17 91 91 91 3578

92 420 ELİFNAZ. BUĞA 5C 9 11 5,33 4 6 2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 10 9 7,00 3 16 -2,33 39 49 22,66 182,720 11 92 92 92 3631

93 165 ENES TEKÇAM 5F 12 5 10,33 5 4 3,67 6 3 5,00 2 6 0,00 6 10 2,67 3 10 -0,33 34 38 21,34 182,267 13 93 93 93 3645

94 241 MUHAMMED MEHDİAA ERİ5E 5 14 0,33 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 10 10 6,67 6 14 1,33 38 51 21,00 176,850 11 94 94 94 3797
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95 204 İREM SOYOCAK 5A 12 8 9,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 5 1,33 4 15 -1,00 8 12 4,00 35 52 17,66 172,163 19 95 95 95 3931

96 429 ZEYNEP BAYINDIR 5C 10 10 6,67 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 36 54 18,00 170,733 12 96 96 96 3964

97 2 RU VAN FARUK 5C 7 8 4,33 3 4 1,67 5 1 4,67 1 6 -1,00 5 7 2,67 5 7 2,67 26 33 15,01 162,860 13 97 97 97 4191

98 375 ZEYNEP ŞAHİN 5C 10 10 6,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 6 14 1,33 6 14 1,33 34 56 15,33 161,267 14 98 98 98 4241

99 108 FATMANUR YÜKSEL 5C 10 10 6,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 33 57 14,00 161,053 15 99 99 99 4247

100 0 BÜŞRANU ÖZTÜRK 5C 9 11 5,33 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 8 12 4,00 4 16 -1,33 34 56 15,33 159,627 16 100 100 100 4290

101 907 YİĞİT MUSA KANBUR 5D 10 8 7,33 6 3 5,00 6 3 5,00 3 6 1,00 4 13 -0,33 5 15 0,00 34 48 18,00 153,927 25 101 101 101 4458

102 225 NOORELHÜD K AD 5 9 11 5,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 7 13 2,67 28 62 7,33 152,453 1 102 102 102 4510

103 403 BÜŞRA VAİL 5B 10 10 6,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 14 -0,67 6 12 2,00 32 54 14,00 150,107 18 103 103 103 4582

104 71 KÜRŞAT YAŞARR 5E 7 13 2,67 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 35 55 16,68 147,307 12 104 104 104 4667

105 251 MUST FA KENDİR 5F 11 9 8,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 31 59 11,33 145,400 14 105 105 105 4724

106 247 MUHAMMED TEKMEN 5E 7 12 3,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 7 13 2,67 27 62 6,34 143,343 13 106 106 106 4788

107 412 BERAT KAYA 5F 7 9 4,00 4 5 2,33 6 3 5,00 4 6 2,00 5 12 1,00 4 13 -0,33 30 48 14,00 141,540 15 107 107 107 4840

108 302 SİNEM GÜRSOY 5B 6 13 1,67 6 3 5,00 2 3 1,00 5 15 0,00 8 12 4,00 27 46 11,67 141,357 19 108 108 108 4845

109 139 EIİF KABACA 5C 8 12 4,00 7 3 6,00 6 3 5,00 3 7 0,67 5 14 0,33 4 16 -1,33 33 55 14,67 135,297 17 109 109 109 5040

110 289 RANA NUR TİMUR 5C 8 11 4,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 25 64 3,67 133,517 18 110 110 110 5104

111 24 ELİF SUDE KAMAN 5C 7 11 3,33 3 7 0,67 6 3 5,00 4 5 2,33 4 16 -1,33 4 12 0,00 28 54 10,00 122,417 19 111 111 111 5412

112 0 HASAN METİN 5E 5 15 0,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 14 0,33 8 12 4,00 23 66 1,00 118,823 14 112 112 112 5503

113 371 KADİRHAN SAYIN 5E 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 25 65 3,34 114,120 15 113 113 113 5650

114 106 ELİF AŞICI 5B 5 15 0,00 1 9 -2,00 3 6 1,00 6 4 4,67 7 13 2,67 3 17 -2,67 25 64 3,67 110,553 20 114 114 114 5751

115 428 ALİ ALBOJASIM 5F 9 11 5,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 2 18 -4,00 23 67 0,66 108,973 16 115 115 115 5798

116 365 EMİNE İNCE 5B 6 14 1,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 0 2 -0,67 4 16 -1,33 3 16 -2,33 16 65 -5,66 78,390 21 116 116 116 6342
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