
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 19BRY804 4.Deneme 96 96 96 16466

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 11,51 6 4 4,42 7 3 6,28 4 5 2,18 6 7 3,56 8 9 5,27 44 32 33,22 228,630

Okul Ortalaması 14 5 12,47 6 4 4,27 8 2 6,82 4 5 2,53 5 7 2,72 10 9 6,37 46 32 35,18 240,360

KATILIMLAR

1 771 METE DUYAR 8E 19 0 19,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 4 1,67 16 2 15,33 19 1 18,67 73 11 69,33 429,693 1 1 1 1 275

2 814 S.ÇİĞDEM ÇAM 8D 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 12 0 12,00 16 4 14,67 76 6 74,01 412,120 1 2 2 2 443

3 778 NİSA ER 8C 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 12 2 11,33 17 3 16,00 75 9 72,00 405,273 1 3 3 3 531

4 742 F.ZEHRA BAYKUŞ 8D 19 0 19,00 9 0 9,00 9 1 8,67 8 1 7,67 11 5 9,33 17 3 16,00 73 10 69,67 393,240 2 4 4 4 706

5 879 EMRE PEKCAN 8E 18 1 17,67 7 2 6,33 10 0 10,00 8 1 7,67 11 1 10,67 16 3 15,00 70 8 67,34 387,230 2 5 5 5 783

6 812 BENGİSU DUMAN 8D 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 6 2 5,33 17 3 16,00 69 9 66,00 366,173 3 6 6 6 1265

7 737 ENES ÖZYILMAZ 8E 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 2 8,33 14 6 12,00 68 13 63,66 361,103 3 7 7 7 1385

8 809 ZEYNEP. UYANIK 8D 17 2 16,33 10 0 10,00 9 1 8,67 4 4 2,67 11 3 10,00 13 5 11,33 64 15 59,00 349,297 4 8 8 8 1706

9 769 MERYEM KA. 8D 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 9 6 7,00 14 4 12,67 67 16 61,67 348,963 5 9 9 9 1723

10 0 A İMRAN SARI 8E 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 2 8,33 14 6 12,00 66 15 61,00 348,237 4 10 10 10 1744

11 789 SALİHA M. ŞAHİN 8C 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 9 3 8,00 13 7 10,67 66 16 60,68 348,147 2 11 11 11 1746

12 725 CENNET AÇIK 8D 18 2 17,33 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 4 6,67 14 4 12,67 64 16 58,67 342,407 6 12 12 12 1920

13 708 NİSANUR ÇELİK 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 6 2 5,33 15 5 13,33 65 13 60,66 341,720 3 13 13 13 1939

14 390 EFE AHISHALI 8E 18 2 17,33 8 1 7,67 10 0 10,00 4 2 3,33 8 2 7,33 13 7 10,67 61 14 56,33 332,460 5 14 14 14 2264

15 633 ERDEM KODAZ 8E 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 5 4 3,67 14 6 12,00 63 16 57,68 327,643 6 15 15 15 2420

16 729 ELİF DÖNGEL 8D 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 6 4 4,67 12 8 9,33 63 16 57,67 322,250 7 16 16 16 2630

17 0 S. ARSLAN 8E 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 6 7 3,67 12 7 9,67 64 18 58,01 319,660 7 17 17 17 2726

18 381 MUS AFA YURDAKUL 8E 19 1 18,67 7 3 6,00 10 0 10,00 3 4 1,67 5 5 3,33 14 4 12,67 58 17 52,34 317,423 8 18 18 18 2810

19 632 FURKAN SARI 8E 16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 8 3,33 16 4 14,67 61 23 53,34 316,087 9 19 19 19 2870

20 810 ZEYNEP SUD MERTEK 8D 17 1 16,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 1 4,67 12 6 10,00 59 13 54,67 313,340 8 20 20 20 2985

21 832 AHMET ZAHİ DEVELİ 8E 19 1 18,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 6 2 5,33 11 8 8,33 58 19 51,67 310,417 10 21 21 21 3103

22 749 GÖKTUĞHAN YILDIRIM8A 20 0 20,00 9 1 8,67 8 2 7,33 5 3 4,00 12 7 9,67 54 13 49,67 308,357 1 22 22 22 3184

23 799 TAHA YASİR ELDOĞAN8E 20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 3 3,00 5 6 3,00 12 7 9,67 58 19 51,67 308,023 11 23 23 23 3198

24 801 AYŞEGÜL YURDAKUL 8D 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 8 2,33 12 7 9,67 63 19 56,66 306,620 9 24 24 24 3257

25 751 FEYZA DURNA 8C 18 1 17,67 6 3 5,00 9 0 9,00 5 3 4,00 5 1 4,67 12 7 9,67 55 15 50,01 305,860 4 25 25 25 3292

26 824 RABİA ÇELİKER 8B 15 3 14,00 5 5 3,33 10 0 10,00 3 3 2,00 6 3 5,00 15 5 13,33 54 19 47,66 304,770 1 26 26 26 3345

27 724 CELAL ÖZDEMİR 8A 19 1 18,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 7 2 6,33 9 11 5,33 57 22 49,67 300,177 2 27 27 27 3567

28 795 SİBEL GÜNGÖR 8D 17 2 16,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 2 6,33 5 4 3,67 12 7 9,67 57 19 50,67 298,820 10 28 28 28 3621

29 744 FURKAN ERDOĞAN 8A 15 4 13,67 3 7 0,67 10 0 10,00 6 3 5,00 6 4 4,67 14 6 12,00 54 24 46,01 295,020 3 29 29 29 3807

30 788 SALİHA AÇIK 8D 16 4 14,67 3 7 0,67 9 1 8,67 5 5 3,33 10 8 7,33 11 8 8,33 54 33 43,00 291,197 11 30 30 30 3980

31 748 GAMZE TOPKARA 8B 17 3 16,00 7 3 6,00 7 2 6,33 7 3 6,00 6 7 3,67 12 8 9,33 56 26 47,33 290,610 2 31 31 31 4002

32 727 DİLARA KEÇECİ 8B 16 2 15,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 6 5 4,33 10 7 7,67 55 21 48,00 286,293 3 32 32 32 4201

33 119 SUDENAZ ÖZSOYOĞLU8B 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 6 1,00 12 8 9,33 57 22 49,67 282,683 4 33 33 33 4404

34 728 ELANUR DAYI 8C 17 3 16,00 6 2 5,33 10 0 10,00 2 3 1,00 5 1 4,67 10 8 7,33 50 17 44,33 280,363 5 34 34 34 4532

35 767 MELİKE İPEK 8D 17 3 16,00 5 5 3,33 9 1 8,67 3 6 1,00 6 4 4,67 10 10 6,67 50 29 40,34 270,757 12 35 35 35 5088

36 816 İSMAİL YILMAZER 8A 16 4 14,67 6 4 4,67 9 0 9,00 7 3 6,00 4 7 1,67 11 8 8,33 53 26 44,34 267,300 4 36 36 36 5278

37 760 KÜBRA ÇELİKBAŞ 8C 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 3 5 1,33 2 2 1,33 9 10 5,67 50 21 43,00 264,397 6 37 37 37 5462

38 800 NİDA ÖZDEMİR 8D 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 5 3,33 4 3 3,00 9 10 5,67 52 24 44,00 261,947 13 38 38 38 5601

39 752 KÜBRA ÇATAL 8B 18 2 17,33 2 7 -0,33 9 1 8,67 6 4 4,67 4 4 2,67 9 10 5,67 48 28 38,68 259,830 5 39 39 39 5700

40 825 SUDE TÜRK 8C 19 0 19,00 4 3 3,00 10 0 10,00 6 2 5,33 1 7 -1,33 9 8 6,33 49 20 42,33 255,213 7 40 40 40 5966

41 790 SEDEF YALÇINN... 8D 17 3 16,00 4 5 2,33 10 0 10,00 3 6 1,00 7 10 3,67 8 10 4,67 49 34 37,67 253,413 14 41 41 41 6066

42 747 GAMZE DÜNDAR 8D 16 4 14,67 5 5 3,33 10 0 10,00 3 7 0,67 3 7 0,67 11 6 9,00 48 29 38,34 252,390 15 42 42 42 6130

43 382 YAKEEN MHMD 8B 18 1 17,67 7 3 6,00 8 0 8,00 3 7 0,67 0 1 -0,33 10 9 7,00 46 21 39,01 250,950 6 43 43 43 6228

44 780 NİSANUR METİN 8 14 5 12,33 6 2 5,33 8 2 7,33 2 6 0,00 5 4 3,67 10 7 7,67 45 26 36,33 250,683 1 44 44 44 6242

45 653 AHMET ENSA DALY N ...8E 16 4 14,67 5 4 3,67 8 2 7,33 4 3 3,00 5 9 2,00 10 10 6,67 48 32 37,34 249,123 12 45 45 45 6343

46 309 MUSTAFA KABACA 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 7 3 6,00 1 4 -0,33 2 6 0,00 12 8 9,33 46 27 37,00 248,137 5 46 46 46 6394

47 808 ZEYNEP GRN 8C 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 0 2 -0,67 2 3 1,00 10 9 7,00 44 22 36,66 247,447 8 47 47 47 6440
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 19BRY804 4.Deneme 96 96 96 16466

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 11,51 6 4 4,42 7 3 6,28 4 5 2,18 6 7 3,56 8 9 5,27 44 32 33,22 228,630

Okul Ortalaması 14 5 12,47 6 4 4,27 8 2 6,82 4 5 2,53 5 7 2,72 10 9 6,37 46 32 35,18 240,360

KATILIMLAR

48 93 MERVE KÜÇÜKALTUN 8M 15 5 13,33 7 3 6,00 10 0 10,00 3 7 0,67 6 5 4,33 8 12 4,00 49 32 38,33 246,650 1 48 48 48 6491

49 716 AYŞEGÜL DANACI 8D 16 2 15,33 3 3 2,00 10 0 10,00 6 2 5,33 2 5 0,33 8 9 5,00 45 21 37,99 238,620 16 49 49 49 7019

50 785 ÖMER BÖREKCİ 8E 15 4 13,67 7 3 6,00 9 1 8,67 2 4 0,67 5 6 3,00 8 12 4,00 46 30 36,01 237,260 13 50 50 50 7116

51 777 NİHAT MERT AYDIN 8E 16 3 15,00 6 4 4,67 8 2 7,33 3 6 1,00 3 9 0,00 10 10 6,67 46 34 34,67 235,147 14 51 51 51 7262

52 806 GÜLSÜM AÇIK 8D 14 6 12,00 4 6 2,00 7 3 6,00 3 5 1,33 6 12 2,00 11 9 8,00 45 41 31,33 234,480 17 52 52 52 7298

53 753 ELİF ÖNER 8C 14 6 12,00 5 3 4,00 8 1 7,67 0 5 -1,67 5 4 3,67 9 9 6,00 41 28 31,67 234,287 9 53 53 53 7313

54 813 RÜMEYSA TAŞ 8D 13 5 11,33 10 0 10,00 9 1 8,67 4 6 2,00 3 2 2,33 8 12 4,00 47 26 38,33 231,263 18 54 54 54 7514

55 819 ABDULKERİM YÜCEL 8E 11 9 8,00 5 5 3,33 9 1 8,67 2 4 0,67 6 11 2,33 12 8 9,33 45 38 32,33 229,710 15 55 55 55 7593

56 782 NURSELİ ULUSOY 8D 16 4 14,67 6 4 4,67 10 0 10,00 3 6 1,00 4 11 0,33 8 12 4,00 47 37 34,67 225,253 19 56 56 56 7901

57 817 BUĞRA BÜYÜKTAŞ ÇS 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 1 0,67 9 11 5,33 41 31 30,66 224,847 6 57 57 57 7930

58 732 EMİNE. YETİŞGEN 8C 11 6 9,00 6 1 5,67 7 3 6,00 3 5 1,33 5 5 3,33 9 10 5,67 41 30 31,00 221,807 10 58 58 58 8138

59 750 GÜLDESTE EBRAR 8D 15 4 13,67 4 6 2,00 8 2 7,33 4 5 2,33 7 8 4,33 5 14 0,33 43 39 29,99 219,560 20 59 59 59 8304

60 798 ŞEVVAL YAŞAR 8C 16 3 15,00 3 6 1,00 8 1 7,67 1 7 -1,33 3 4 1,67 7 10 3,67 38 31 27,68 218,297 11 60 60 60 8383

61 90 SUADE GÜLSATAR 8B 10 8 7,33 5 5 3,33 9 0 9,00 1 7 -1,33 2 6 0,00 13 6 11,00 40 32 29,33 216,663 7 61 61 61 8517

62 831 SEDAT KOYUNCU 8E 15 5 13,33 6 4 4,67 10 0 10,00 2 8 -0,67 3 1 2,67 6 14 1,33 42 32 31,33 215,467 16 62 62 62 8610

63 762 MEHMET EMİ UYSAL... 8E 17 3 16,00 2 3 1,00 5 5 3,33 3 6 1,00 4 1 3,67 5 14 0,33 36 32 25,33 215,370 17 63 63 63 8623

64 660 MAVERA KÖKLÜKAYA 8C 15 5 13,33 7 1 6,67 10 0 10,00 1 5 -0,67 3 10 -0,33 7 10 3,67 43 31 32,67 212,387 12 64 64 64 8836

65 793 SLA GLÇ 8D 14 5 12,33 6 4 4,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 3 6 1,00 8 11 4,33 41 36 28,99 211,790 21 65 65 65 8877

66 741 FADİM DOĞAN. 8C 16 2 15,33 7 3 6,00 9 0 9,00 0 6 -2,00 0 5 -1,67 7 10 3,67 39 26 30,33 207,840 13 66 66 66 9179

67 775 ENES ÖZ 8E 17 3 16,00 6 4 4,67 9 1 8,67 4 6 2,00 2 9 -1,00 5 15 0,00 43 38 30,34 200,543 18 67 67 67 9736

68 733 EMİRHAN GÜNGÖR 8E 12 8 9,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 9 3,00 7 13 2,67 35 50 18,33 186,650 19 68 68 68 10797

69 710 ALEYNANUR ÖZDEMİR 8D 11 5 9,33 4 1 3,67 6 1 5,67 1 4 -0,33 4 11 0,33 6 9 3,00 32 31 21,67 181,023 22 69 69 69 11167

70 122 RÜVEYDA YİĞİT 8B 10 10 6,67 2 6 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 4 2,67 9 11 5,33 30 46 14,67 180,947 8 70 70 70 11173

71 784 Ö.BOLATCI 8E 15 5 13,33 1 9 -2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 2 5 0,33 5 15 0,00 34 43 19,66 178,917 20 71 71 71 11311

72 468 KADİR ESAT ÇIKIK BJK 8A 8 12 4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 10 10 6,67 34 56 15,34 178,453 7 72 72 72 11344

73 394 BUSE AKMAZ 8B 12 8 9,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 36 44 21,33 175,967 9 73 73 73 11548

74 0 VEYSEL DURMUŞ 8E 8 12 4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 5 1,33 1 9 -2,00 13 7 10,67 32 46 16,67 173,960 21 74 74 74 11666

75 845 SEDEF ŞAHİN 8B 11 6 9,00 2 6 0,00 7 3 6,00 3 6 1,00 2 7 -0,33 6 11 2,33 31 39 18,00 168,033 10 75 75 75 12057

76 811 ZEYNEP YUMLU 8D 10 8 7,33 6 3 5,00 8 2 7,33 4 4 2,67 2 13 -2,33 7 12 3,00 37 42 23,00 165,093 23 76 76 76 12244

77 756 KAĞAN KAYA 8A 10 10 6,67 2 2 1,33 7 3 6,00 4 5 2,33 2 7 -0,33 5 7 2,67 30 34 18,67 163,500 8 77 77 77 12353

78 773 SEFA ERGAN 7E 13 7 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 0 10 -3,33 3 10 -0,33 5 15 0,00 34 49 17,68 162,430 1 78 78 78 12431

79 823 İSMİNUR AYDN 8C 15 5 13,33 4 2 3,33 6 1 5,67 1 5 -0,67 1 6 -1,00 2 14 -2,67 29 33 17,99 159,097 14 79 79 79 12600

80 783 OSMAN BOLAT 8E 16 4 14,67 8 2 7,33 6 4 4,67 3 7 0,67 1 15 -4,00 3 15 -2,00 37 47 21,34 158,060 22 80 80 80 12642

81 763 MEHMET KAYA  ÇORUMLU8A 11 8 8,33 5 4 3,67 4 6 2,00 1 0 1,00 2 1 1,67 2 13 -2,33 25 32 14,34 151,507 9 81 81 81 12986

82 718 BEDRİYE ÖRGEN 8B 7 11 3,33 4 5 2,33 2 7 -0,33 1 8 -1,67 7 7 4,67 4 12 0,00 25 50 8,33 147,370 11 82 82 82 13205

83 298 EMRE YETİM 7 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 8 12 4,00 8 12 4,00 26 64 4,66 142,107 1 83 83 83 13474

84 279 İBRAHİM BİÇER 7D 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 9 11 5,33 29 61 8,67 138,533 1 84 84 84 13629

85 107 SILA GÜL 7G 7 13 2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 13 0,67 7 12 3,00 26 61 5,67 133,957 1 85 85 85 13829

86 709 ALEYNA DURAN 8C 6 12 2,00 3 7 0,67 3 4 1,67 1 4 -0,33 3 5 1,33 6 13 1,67 22 45 7,01 131,340 15 86 86 86 13952

87 153 MUSTAFA ÇELİK 7H 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 5 15 0,00 5 15 0,00 29 61 8,67 116,840 1 87 87 87 14591

88 176 SEVİLAY MEŞE 7A 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 25 65 3,32 114,813 1 88 88 88 14697

89 181 SUDE KAYMI 7 6 14 1,33 0 10 -3,33 2 7 -0,33 4 6 2,00 3 15 -2,00 8 12 4,00 23 64 1,67 113,507 2 89 89 89 14758

90 351 FATİH ENES PASLI 7H 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 25 64 3,66 111,630 2 90 90 90 14828

91 70 ŞEYMA AKBULUT 7G 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 14 -1,67 6 14 1,33 21 66 -1,01 95,923 2 91 91 91 15571

92 188 HAKAN YILDIZ 7E 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 22 68 -0,68 94,973 2 92 92 92 15597

93 160 OSMANN KARAKAŞŞ 7H 8 12 4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 22 68 -0,67 88,813 3 93 93 93 15813

94 216 ZEYN ÇAL 7G 1 19 -5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 5 15 0,00 5 14 0,33 21 68 -1,67 82,190 3 94 94 94 16012
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 19BRY804 4.Deneme 96 96 96 16466

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 11,51 6 4 4,42 7 3 6,28 4 5 2,18 6 7 3,56 8 9 5,27 44 32 33,22 228,630

Okul Ortalaması 14 5 12,47 6 4 4,27 8 2 6,82 4 5 2,53 5 7 2,72 10 9 6,37 46 32 35,18 240,360

KATILIMLAR

95 110 SUDENAZ ÖNEN 3 17 -2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 17 -2,67 4 16 -1,33 21 69 -2,01 70,840 1 95 95 95 16249

96 440 ZEYNEP ÇAVUŞ 7B 3 16 -2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 1 7 -1,33 1 12 -3,00 2 18 -4,00 14 66 -7,99 47,940 1 96 96 96 16411
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