
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 19BRY606 6.Deneme 76 267 267 7377

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 6,17 5 5 2,94 6 4 4,85 3 6 1,48 8 9 4,84 8 10 4,74 39 42 25,02 204,070

Okul Ortalaması 9 9 6,40 5 5 2,98 7 3 6,28 3 6 1,34 6 10 3,05 8 10 5,16 39 42 25,21 198,400

KATILIMLAR

1 214 FEYZA ÖZGE ÇAM 6D 19 1 18,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 16 1 15,67 16 4 14,67 73 14 68,35 414,310 1 1 1 1 139

2 434 FEYZA ERDOĞAN 6C 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 14 3 13,00 16 4 14,67 74 13 69,67 396,923 1 2 2 2 246

3 327 ŞEVVAL KARA 6D 17 2 16,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 17 2 16,33 10 6 8,00 71 13 66,66 382,273 2 3 4 4 356

4 33 ALİ İHSAN GÜL 6A 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 2 6 0,00 12 5 10,33 17 3 16,00 64 21 57,00 358,743 1 4 10 10 544

5 425 BURAK YÜCEL 6A 13 5 11,33 6 3 5,00 9 1 8,67 9 3 8,00 17 2 16,33 54 14 49,33 324,537 2 5 22 22 917

6 23 ABDULLAH ÇAĞLAR 6B 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 5 8,33 14 5 12,33 61 23 53,33 322,640 1 6 24 24 936

7 146 ŞAMİL ÖZYILMAZ 6B 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 9 8 6,33 15 5 13,33 61 26 52,33 314,057 2 7 30 30 1055

8 53 ABDULLAH AKSOY 6B 14 3 13,00 10 0 10,00 9 0 9,00 4 5 2,33 8 7 5,67 14 5 12,33 59 20 52,33 309,573 3 8 33 33 1111

9 267 MERT ŞAHİN 6A 15 5 13,33 6 4 4,67 10 0 10,00 3 7 0,67 10 10 6,67 14 6 12,00 58 32 47,34 304,507 3 9 35 35 1180

10 357 CEREN GÜLENÇ 6D 14 5 12,33 6 4 4,67 9 1 8,67 1 0 1,00 10 3 9,00 11 5 9,33 51 18 45,00 298,377 3 10 42 42 1261

11 281 NİSA BENZEŞ 6D 9 8 6,33 7 2 6,33 8 1 7,67 4 5 2,33 14 3 13,00 10 8 7,33 52 27 42,99 287,717 4 11 48 48 1418

12 114 BİNNUR HIZ 6C 9 11 5,33 4 6 2,00 9 1 8,67 6 4 4,67 13 6 11,00 12 8 9,33 53 36 41,00 279,637 2 12 55 55 1551

13 206 ESRA ÇAVUŞ 6C 11 5 9,33 5 2 4,33 7 2 6,33 6 2 5,33 9 5 7,33 10 10 6,67 48 26 39,32 262,127 3 13 71 71 1844

14 144 AZRANUR AFAT 6C 15 5 13,33 3 7 0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 9 4,00 11 9 8,00 50 36 38,00 261,280 4 14 73 73 1859

15 450 SELMAN DOKUYUCU 6B 11 4 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 4 4 2,67 7 2 6,33 9 7 6,67 48 20 41,34 260,887 4 15 74 74 1865

16 202 ELİ F EYVAZ 6C 14 6 12,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 2 7 -0,33 6 12 2,00 14 6 12,00 46 41 32,33 250,837 5 16 85 85 2078

17 50 SUDENAZ BIYIK 6D 13 7 10,67 4 6 2,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 8 10 4,67 11 8 8,33 46 41 32,33 245,277 5 17 91 91 2192

18 268 MERVE GÖNEY 6D 11 9 8,00 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 9 11 5,33 11 9 8,00 46 44 31,33 238,480 6 18 96 96 2361

19 130 BERAT ÇAKMAK 6B 8 7 5,67 0 4 -1,33 7 1 6,67 4 1 3,67 8 4 6,67 10 4 8,67 37 21 30,02 237,473 5 19 99 99 2396

20 269 MERVE KOYUNCU 6C 13 7 10,67 3 7 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 6 1 5,67 8 12 4,00 42 35 30,34 231,410 6 20 105 105 2533

21 56 HAYRÜNNİSA ŞAHİN 6D 12 7 9,67 4 5 2,33 9 0 9,00 6 3 5,00 7 8 4,33 7 8 4,33 45 31 34,66 231,153 7 21 106 106 2539

22 32 A.FARUK YÖNDEMLİ 6A 11 7 8,67 0 4 -1,33 8 2 7,33 1 2 0,33 7 3 6,00 9 10 5,67 36 28 26,67 225,253 4 22 113 113 2671

23 290 ONUR ÇAMLI 6B 7 11 3,33 6 3 5,00 8 2 7,33 2 3 1,00 8 5 6,33 10 7 7,67 41 31 30,66 224,877 6 23 116 116 2681

24 610 SUDEM FINDIKCI 6C 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 5 11 1,33 10 10 6,67 47 39 34,00 222,453 7 24 118 118 2736

25 88 ALPEREN ŞENTÜRK 6B 10 10 6,67 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 7 13 2,67 12 8 9,33 43 47 27,34 218,893 7 25 123 123 2815

26 227 HÜMEYSA BÖYÜKTAŞ 6D 14 5 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 6 12 2,00 7 12 3,00 45 41 31,33 216,140 8 26 126 126 2871

27 197 CEMALE YILMAZER 6D 9 10 5,67 7 3 6,00 7 3 6,00 1 7 -1,33 5 8 2,33 11 9 8,00 40 40 26,67 206,593 9 27 138 138 3101

28 275 MUSTAFA GS EMİN 6A 12 7 9,67 6 3 5,00 6 4 4,67 3 4 1,67 5 15 0,00 10 10 6,67 42 43 27,68 206,020 5 28 139 139 3119

29 112 ZEYNEP RAN ARICI 6D 9 8 6,33 4 1 3,67 9 1 8,67 3 5 1,33 6 3 5,00 4 6 2,00 35 24 27,00 199,847 10 29 142 142 3276

30 155 ELVAN AKMAN 6B 8 10 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 3 3 2,00 6 9 3,00 9 7 6,67 37 38 24,34 198,550 8 30 145 145 3310

31 273 MERYEM NUR YILMAZ 6D 11 9 8,00 5 5 3,33 10 0 10,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 9 11 5,33 42 48 25,99 197,267 11 31 146 146 3347

32 408 EBRAR KURTCU 6C 15 3 14,00 7 2 6,33 9 1 8,67 2 6 0,00 33 12 29,00 195,893 8 32 147 147 3388

33 264 EMİN SEVİNÇ..S.. 6B 12 8 9,33 1 9 -2,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 6 13 1,67 9 11 5,33 38 51 20,99 194,823 9 33 148 148 3415

34 195 BÜŞRA UZUN 6D 8 11 4,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 3 5,00 7 13 2,67 7 11 3,33 44 42 30,00 193,980 12 34 149 149 3440

35 276 MUSTAFA GÜLER 6B 6 10 2,67 5 5 3,33 7 2 6,33 1 7 -1,33 4 9 1,00 11 6 9,00 34 39 21,00 184,213 10 35 157 157 3742

36 337 YAKUP DEMİRER 6B 6 9 3,00 2 5 0,33 9 1 8,67 0 6 -2,00 9 3 8,00 4 11 0,33 30 35 18,33 180,533 11 36 160 160 3845

37 342 YUSUF AZMİ BİÇER 6B 6 12 2,00 5 5 3,33 9 1 8,67 4 6 2,00 5 15 0,00 11 9 8,00 40 48 24,00 179,753 12 37 162 162 3869

38 194 BURHAN TAŞ 6B 8 9 5,00 4 4 2,67 9 0 9,00 0 5 -1,67 3 5 1,33 8 9 5,00 32 32 21,33 178,237 13 38 166 166 3928

39 396 ARDA UZLAŞAN 6A 8 12 4,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 8 12 4,00 8 12 4,00 35 55 16,67 177,213 6 39 168 168 3957

40 226 HAZAL ÜNAL 6D 7 12 3,00 2 5 0,33 7 3 6,00 5 2 4,33 5 5 3,33 6 9 3,00 32 36 19,99 173,697 13 40 172 172 4052

41 36 ATIF AKDANALI 6A 7 13 2,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 9 11 5,33 7 13 2,67 35 55 16,67 173,427 7 41 174 174 4063

42 60 RANA KILIÇCA 6D 6 14 1,33 3 7 0,67 9 1 8,67 3 7 0,67 8 12 4,00 8 12 4,00 37 53 19,34 172,707 14 42 176 176 4081

43 278 MÜNEVVER DÜZGÜN 6D 10 10 6,67 3 7 0,67 10 0 10,00 2 7 -0,33 5 11 1,33 6 13 1,67 36 48 20,01 168,793 15 43 182 182 4192

44 265 MERCAN AKÖZ 6D 15 5 13,33 3 7 0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 36 54 18,00 164,293 16 44 185 185 4355

45 208 FATMA ÖZER 6D 7 10 3,67 3 5 1,33 5 3 4,00 2 6 0,00 4 8 1,33 8 9 5,00 29 41 15,33 164,233 17 45 186 186 4359

46 67 SERKAN İMAM 6B 7 12 3,00 5 5 3,33 9 1 8,67 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 38 51 21,00 163,610 14 46 187 187 4373

47 305 RAİFENAZ HEMD ĞRU 6D 7 9 4,00 6 3 5,00 3 6 1,00 1 8 -1,67 5 14 0,33 9 9 6,00 31 49 14,66 162,867 18 47 188 188 4395
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48 221 FURKAN ÇALIŞKAN 6B 4 16 -1,33 5 5 3,33 10 0 10,00 4 6 2,00 7 13 2,67 8 11 4,33 38 51 21,00 162,390 15 48 189 189 4406

49 571 AYŞENUR SEVER 6D 8 4 6,67 0 1 -0,33 8 1 7,67 2 1 1,67 2 3 1,00 2 3 1,00 22 13 17,68 161,350 19 49 190 190 4439

50 128 BENGİSU KARADAM 6C 8 12 4,00 4 6 2,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 15 0,00 7 13 2,67 38 52 20,67 160,827 9 50 191 191 4453

51 315 FURKAN YEŞİLYURT 6B 10 9 7,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 28 21 21,00 160,530 16 51 192 192 4461

52 47 ZEYNEP GÖKÇE 6C 9 8 6,33 4 6 2,00 8 2 7,33 2 4 0,67 2 11 -1,67 7 12 3,00 32 43 17,66 154,837 10 52 203 203 4693

53 385 ŞEYMA KILIÇ 6D 6 11 2,33 7 3 6,00 8 1 7,67 0 6 -2,00 7 12 3,00 3 7 0,67 31 40 17,67 154,627 20 53 204 204 4698

54 64 SEFA GAYRETLİ 6A 6 14 1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 6 14 1,33 10 10 6,67 29 61 8,66 150,507 8 54 209 209 4837

55 286 NİSANUR DÜNDAR 6D 8 12 4,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 7 13 2,67 33 57 14,00 148,480 21 55 211 211 4914

56 213 FATMANUR KEPCE 6C 7 13 2,67 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 4 9 1,00 7 13 2,67 31 52 13,68 148,150 11 56 212 212 4927

57 235 OSMANARDA ÇALIŞIR 6A 5 15 0,00 3 7 0,67 9 1 8,67 0 8 -2,67 5 15 0,00 9 8 6,33 31 54 13,00 145,683 9 57 215 215 5032

58 203 EMRE ÖNER 6B 4 13 -0,33 3 6 1,00 7 3 6,00 3 7 0,67 5 12 1,00 8 10 4,67 30 51 13,01 144,427 17 58 216 216 5081

59 316 SÜMEYYE ÇATAL 6D 6 7 3,67 2 3 1,00 7 3 6,00 4 6 2,00 1 2 0,33 5 11 1,33 25 32 14,33 144,133 22 59 217 217 5092

60 201 ELA ŞAHBAZ 6D 6 14 1,33 4 6 2,00 9 1 8,67 3 7 0,67 4 15 -1,00 8 11 4,33 34 54 16,00 144,027 23 60 218 218 5098

61 515 FEYZA METEHAN 6C 9 11 5,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 28 61 7,67 143,773 12 61 219 219 5107

62 261 İLAYDA BAŞAR 6D 8 12 4,00 3 7 0,67 8 2 7,33 4 6 2,00 3 17 -2,67 8 12 4,00 34 56 15,33 142,653 24 62 220 220 5158

63 219 FUAT AKTAŞ 6B 6 14 1,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 5 15 0,00 8 12 4,00 31 59 11,32 140,560 18 63 222 222 5234

64 319 SÜMEYYE ŞENTÜRK 6D 5 11 1,33 3 7 0,67 6 3 5,00 2 8 -0,67 7 8 4,33 4 15 -1,00 27 52 9,66 137,780 25 64 226 226 5341

65 37 BURAKKSAFA BOZTEPE6A 9 7 6,67 5 3 4,00 6 4 4,67 3 11 -0,67 3 13 -1,33 26 38 13,34 136,427 10 65 228 228 5386

66 329 ŞULE NUR ÖZSOYOĞLU6D 9 11 5,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 6 0,00 4 9 1,00 23 48 7,00 133,610 26 66 229 229 5490

67 209 ZEYNEP RAN KÖROĞLU6D 9 9 6,00 6 3 5,00 8 2 7,33 4 5 2,33 1 16 -4,33 5 14 0,33 33 49 16,66 129,590 27 67 231 231 5635

68 6 A.KADİR DEMİRER 6B 9 9 6,00 4 5 2,33 3 7 0,67 0 9 -3,00 4 11 0,33 4 13 -0,33 24 54 6,00 129,110 19 68 232 232 5654

69 288 OĞUZHAN ÜNSAL 6A 10 10 6,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 4 16 -1,33 29 61 8,67 126,027 11 69 236 236 5766

70 87 ALİ EMRE DÜŞGÜN 6B 9 11 5,33 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 18 -4,00 8 12 4,00 28 62 7,33 125,467 20 70 237 237 5778

71 168 BURA ÜNAL 6B 6 14 1,33 6 4 4,67 10 0 10,00 2 8 -0,67 1 19 -5,33 8 12 4,00 33 57 14,00 117,827 21 71 245 245 6070

72 306 EFE UZUN 6B 6 14 1,33 1 9 -2,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 5 12 1,00 21 66 -1,00 113,103 22 72 249 249 6256

73 308 SENA ŞAHBAZ 6C 7 13 2,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 2 18 -4,00 25 65 3,33 111,787 13 73 251 251 6303

74 49 NİSANUR BAYATLI 6C 5 15 0,00 2 8 -0,67 9 1 8,67 0 10 -3,33 2 18 -4,00 8 11 4,33 26 63 5,00 104,283 14 74 254 254 6563

75 126 BAYRAM BUD K 6A 4 16 -1,33 6 4 4,67 4 4 2,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 24 64 2,67 87,187 12 75 263 263 6982

76 430 FATİHHİKME DÖNEK 6A 3 10 -0,33 1 6 -1,00 8 2 7,33 2 5 0,33 1 14 -3,67 0 12 -4,00 15 49 -1,34 63,010 13 76 267 267 7293
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