
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 19BRY806 6.Deneme 60 88 88 17424

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,74 5 4 4,09 7 3 6,09 5 3 3,72 6 6 4,30 11 7 8,62 46 30 35,56 241,770

Okul Ortalaması 13 6 11,53 5 4 4,21 8 2 7,56 5 3 4,02 5 4 3,87 13 5 11,85 51 23 43,04 273,990

KATILIMLAR

1 742 F.ZEHRA BAYKUŞ 8D 18 1 17,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 14 1 13,67 18 1 17,67 78 5 76,35 428,290 1 1 1 1 550

2 778 NİSA ER 8C 17 2 16,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 13 4 11,67 18 2 17,33 72 14 67,33 396,680 1 2 2 2 1213

3 737 ENES ÖZYILMAZ 8E 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 11 1 10,67 18 2 17,33 73 9 70,00 395,493 1 3 3 3 1249

4 812 BENGİSU DUMAN 8D 17 3 16,00 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 13 2 12,33 18 2 17,33 70 15 65,00 394,170 2 4 4 4 1283

5 725 CENNET AÇIK 8D 19 1 18,67 6 3 5,00 10 0 10,00 8 1 7,67 9 4 7,67 18 1 17,67 70 10 66,68 385,010 3 5 5 5 1536

6 632 FURKAN SARI 8E 19 1 18,67 3 7 0,67 9 1 8,67 8 2 7,33 11 5 9,33 18 2 17,33 68 18 62,00 383,347 2 6 6 6 1581

7 809 ZEYNEP UYANIK 8D 16 2 15,33 6 4 4,67 10 0 10,00 5 2 4,33 13 4 11,67 17 1 16,67 67 13 62,67 381,427 4 7 7 7 1630

8 814 S.ÇİĞDEM ÇAM 8D 19 1 18,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 1 6,67 18 2 17,33 69 9 66,01 378,213 5 8 8 8 1715

9 789 SALİHA MERYEM ŞAHİN8C 17 3 16,00 7 2 6,33 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 19 1 18,67 68 11 64,33 368,020 2 9 9 9 2044

10 630 A İMRAN SAR I 8E 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 5 6,33 16 4 14,67 68 15 63,00 356,803 3 10 10 10 2433

11 771 METE DUYAR 8E 19 1 18,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 2 4,33 5 4 3,67 19 1 18,67 64 12 60,01 356,693 4 11 11 11 2437

12 799 TAHA ELDOĞAN 8E 18 1 17,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 1 6,67 6 4 4,67 17 2 16,33 66 10 62,68 354,973 5 12 12 12 2512

13 633 ERDEM KODAZ 8E 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 4 8,67 15 5 13,33 67 17 61,33 350,820 6 13 13 13 2666

14 769 MERYEM KA. 8D 15 3 14,00 8 1 7,67 10 0 10,00 5 3 4,00 10 1 9,67 14 5 12,33 62 13 57,67 341,973 6 14 14 14 2974

15 729 ELİF DÖNGEL 8D 18 1 17,67 7 2 6,33 8 2 7,33 6 2 5,33 6 4 4,67 15 4 13,67 60 15 55,00 330,707 7 15 15 15 3435

16 381 MUSTAFA YURDAKUL 8E 16 3 15,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 4 3 3,00 17 2 16,33 62 13 57,66 329,130 7 16 16 16 3495

17 787 ARSLAN 8E 17 2 16,33 6 4 4,67 10 0 10,00 3 1 2,67 7 3 6,00 15 4 13,67 58 14 53,34 328,693 8 17 17 17 3512

18 801 AYŞEGÜL YURDAKUL 8D 17 3 16,00 6 4 4,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 8 7 5,67 17 3 16,00 59 26 50,34 328,557 8 18 18 18 3524

19 390 EFE HISIBLİ 8 16 3 15,00 8 1 7,67 9 1 8,67 4 1 3,67 7 4 5,67 14 3 13,00 58 13 53,68 321,367 1 19 19 19 3814

20 708 Nİ ANUR ÇELİK 8C 14 6 12,00 6 4 4,67 7 2 6,33 4 3 3,00 7 2 6,33 17 3 16,00 55 20 48,33 316,833 3 20 20 20 4011

21 744 FURKAN ERDOĞAN 8A 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 2 6,33 6 3 5,00 16 4 14,67 59 19 52,66 314,167 1 21 21 21 4152

22 795 SİBEL GÜNGÖR 8D 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 4 3,67 6 6 4,00 13 6 11,00 60 20 53,34 312,607 9 22 22 22 4225

23 879 EMRE PEKCAN 8E 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 7 8 4,33 14 4 12,67 61 22 53,67 309,163 9 23 23 23 4417

24 119 SUDENAZ ÖZSOYOĞLU8B 16 4 14,67 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 7 2,67 15 5 13,33 58 24 50,00 301,813 1 24 24 24 4752

25 806 GÜLS M AÇIK 8D 14 6 12,00 8 1 7,67 8 2 7,33 3 5 1,33 9 4 7,67 12 7 9,67 54 25 45,67 293,640 10 25 25 25 5195

26 832 AHMET ZAHİ DEVELİ 8E 12 7 9,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 2 6,33 5 0 5,00 14 4 12,67 55 16 49,67 293,437 10 26 26 26 5210

27 816 İSMAİL YILMAZER 8A 11 9 8,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 8 3 7,00 15 5 13,33 54 27 45,00 291,690 2 27 27 27 5288

28 788 SALİHA AÇIK 8D 9 10 5,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 10 6 8,00 14 6 12,00 56 29 46,34 285,957 11 28 28 28 5548

29 309 MUSTAFA KABACA 8A 13 7 10,67 9 1 8,67 6 4 4,67 3 2 2,33 2 4 0,67 18 2 17,33 51 20 44,34 283,263 3 29 29 29 5686

30 716 AYŞEGÜL. DANACI 8D 13 7 10,67 1 6 -1,00 10 0 10,00 5 5 3,33 4 5 2,33 17 2 16,33 50 25 41,66 282,433 12 30 30 30 5731

31 724 CELAL ÖZDEMİR 8A 12 8 9,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 6 4,00 15 5 13,33 54 28 44,66 281,280 4 31 31 31 5794

32 751 FEYZA DURNA 8C 16 3 15,00 6 4 4,67 9 1 8,67 5 4 3,67 2 7 -0,33 15 5 13,33 53 24 45,01 278,297 4 32 32 32 5956

33 810 ZENEP MERTEK 8D 12 6 10,00 5 5 3,33 9 1 8,67 8 1 7,67 3 2 2,33 14 5 12,33 51 20 44,33 271,430 13 33 33 33 6367

34 728 ELANUR DAYI 8C 14 6 12,00 4 5 2,33 9 1 8,67 1 3 0,00 4 5 2,33 14 4 12,67 46 24 38,00 265,150 5 34 34 34 6731

35 767 MELİKE İPEK 8D 13 4 11,67 4 4 2,67 6 4 4,67 2 3 1,00 5 0 5,00 11 5 9,33 41 20 34,34 258,290 14 35 35 35 7151

36 800 NİDA ÖZDEMİR 8D 14 6 12,00 7 2 6,33 8 2 7,33 5 3 4,00 4 5 2,33 11 6 9,00 49 24 40,99 258,033 15 36 36 36 7167

37 825 SUDE TÜRK 8C 15 3 14,00 2 7 -0,33 9 1 8,67 7 2 6,33 2 4 0,67 12 6 10,00 47 23 39,34 257,877 6 37 37 37 7184

38 660 MAVERA KÖKL    A 8C 11 7 8,67 5 4 3,67 7 3 6,00 4 1 3,67 3 5 1,33 15 3 14,00 45 23 37,34 255,083 7 38 38 38 7328

39 797 SÜMEYYE YMKC 8D 10 9 7,00 3 7 0,67 9 1 8,67 1 3 0,00 2 1 1,67 17 2 16,33 42 23 34,34 253,377 16 39 39 39 7412

40 726 DENİZ 8D 9 2 8,33 16 2 15,33 25 4 23,66 240,837 17 40 40 40 8124

41 382 YAKEEN 8B 12 6 10,00 5 4 3,67 9 1 8,67 5 3 4,00 0 1 -0,33 13 6 11,00 44 21 37,01 239,167 2 41 41 41 8234

42 824 RABİA ÇELİKER 8B 9 10 5,67 3 6 1,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 2 4,33 14 6 12,00 41 34 29,67 238,047 3 42 42 42 8293

43 741 FADİME DOĞAN 8C 12 8 9,33 8 1 7,67 8 2 7,33 2 3 1,00 5 5 3,33 10 9 7,00 45 28 35,66 236,107 8 43 44 44 8386

44 760 KÜBRA ÇELİKBAŞ 8C 11 8 8,33 6 3 5,00 10 0 10,00 3 3 2,00 3 2 2,33 9 5 7,33 42 21 34,99 228,260 9 44 45 45 8841

45 777 NİHAT MERT AYDIN 8E 14 5 12,33 2 8 -0,67 9 1 8,67 1 8 -1,67 3 7 0,67 12 8 9,33 41 37 28,66 228,180 11 45 46 46 8845

46 90 SUADE GÜLSATAR B 10 9 7,00 3 7 0,67 7 3 6,00 5 4 3,67 3 5 1,33 12 7 9,67 40 35 28,34 217,057 1 46 49 49 9571

47 793 SLA GLÇ 8D 11 9 8,00 3 7 0,67 10 0 10,00 6 4 4,67 1 4 -0,33 11 8 8,33 42 32 31,34 212,513 18 47 50 50 9846

                                                1 / 2



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 19BRY806 6.Deneme 60 88 88 17424

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,74 5 4 4,09 7 3 6,09 5 3 3,72 6 6 4,30 11 7 8,62 46 30 35,56 241,770

Okul Ortalaması 13 6 11,53 5 4 4,21 8 2 7,56 5 3 4,02 5 4 3,87 13 5 11,85 51 23 43,04 273,990

KATILIMLAR

48 808 ZEYNEP GÜREN 8C 11 9 8,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 4 2,67 2 12 -2,00 11 8 8,33 42 39 29,00 200,070 10 48 52 52 10689

49 798 ŞEVVAL YAŞAR 8C 14 6 12,00 2 7 -0,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 2 9 -1,00 8 9 5,00 35 42 21,00 189,420 11 49 56 56 11423

50 732 EMİNE YETİŞGEN 8C 9 8 6,33 4 3 3,00 7 1 6,67 4 0 4,00 0 4 -1,33 8 4 6,67 32 20 25,34 185,370 12 50 57 57 11686

51 780 NİSANUR METİN 8C 9 7 6,67 1 4 -0,33 5 3 4,00 1 1 0,67 1 2 0,33 8 9 5,00 25 26 16,34 171,033 13 51 65 65 12654

52 753 ELİF ÖNER 8C 6 14 1,33 3 6 1,00 8 2 7,33 4 3 3,00 1 7 -1,33 10 8 7,33 32 40 18,66 159,563 14 52 69 69 13427

53 710 ALEYNANUR ÖZDEMİR...8D 8 7 5,67 1 0 1,00 4 2 3,33 1 2 0,33 1 14 -3,67 11 8 8,33 26 33 14,99 158,940 19 53 70 70 13470

54 813 R.TAŞJ 8D 11 8 8,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 5 2,33 25 23 17,33 157,987 20 54 71 71 13532

55 750 GÜLDESTE EBRAR 8E 5 9 2,00 2 8 -0,67 5 4 3,67 4 6 2,00 0 2 -0,67 9 8 6,33 25 37 12,66 150,310 12 55 72 72 14017

56 845 SEDEF ŞAHİN 8B 10 10 6,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 4 14 -0,67 31 46 15,67 145,863 4 56 75 75 14318

57 823 İSMNUR AYDN. 8C 6 13 1,67 1 3 0,00 6 4 4,67 4 2 3,33 0 5 -1,67 7 9 4,00 24 36 12,00 134,707 15 57 78 78 15018

58 782 NURSELİ ULUSOY 8D 11 8 8,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 6 1,00 1 11 -2,67 5 14 0,33 26 53 8,33 130,243 21 58 81 81 15266

59 0 T.HE AND 8D 3 5 1,33 3 1 2,67 6 6 4,00 123,647 22 59 82 82 15619

60 709 ALEYNA DURAN 8C 4 13 -0,33 2 7 -0,33 2 6 0,00 3 4 1,67 3 4 1,67 5 12 1,00 19 46 3,68 117,780 16 60 86 86 15922
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