
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu MOLEKÜL KDS 4.SINIF 5.DENEME 121 121 121 1228

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERİNGİLİZCE DİN K. VE A.B

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. İngilizce Din K.ve A.B. Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 7,48 9 6 6,43 6 4 4,65 5 5 3,01 4 6 1,85 2 3 1,22 34 30 24,64 271,640

Okul Ortalaması 9 6 7,21 8 7 5,77 6 4 4,18 5 5 2,95 3 6 1,09 2 3 1,12 32 30 22,32 257,310

KATILIMLAR

1 471 ŞEYDA   ALTUN 5A 13 2 12,33 14 0 14,00 10 0 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 0 5,00 56 8 53,33 457,757 1 1 1 1 13

2 465 ZÜMRA ŞANLI TÜRK 5A 15 0 15,00 12 3 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 2 2,33 53 12 48,99 412,973 2 2 2 2 78

3 463 ZEYNEP DEMİRCİ 5A 14 1 13,67 14 0 14,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 3 2 2,33 48 16 42,67 401,317 3 3 3 3 114

4 243 ALPEREN UZUNER 5D 12 3 11,00 12 3 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 1 9 -2,00 3 2 2,33 45 20 38,33 383,853 1 4 4 4 172

5 310 ÖMER KAMİL FİDAN 5D 14 1 13,67 11 4 9,67 9 1 8,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 3 1,00 44 21 37,01 383,373 2 5 5 5 174

6 93 SEFA EMİN BALKAR 5D 13 2 12,33 11 4 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 1 6 -1,00 3 2 2,33 45 17 39,33 383,130 3 6 6 6 175

7 522 AYŞE NAZ ERYAŞAR 5B 14 1 13,67 12 3 11,00 7 3 6,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 1 3,67 47 18 41,00 380,360 1 7 7 7 183

8 105 BAHADIR KARADAĞ 5D 13 2 12,33 12 3 11,00 8 2 7,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 2 2,33 45 20 38,32 379,520 4 8 8 8 186

9 0 MUHAMMED ALİ USLU 5D 12 3 11,00 13 2 12,33 8 2 7,33 4 6 2,00 7 3 6,00 1 4 -0,33 45 20 38,33 378,987 5 9 9 9 189

10 90 YUSUFEFE 5D 14 1 13,67 11 4 9,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 1 3,67 49 16 43,68 376,720 6 10 10 10 201

11 487 NİSANUR ÖZÖNAL 5B 12 3 11,00 10 5 8,33 9 1 8,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 0 5,00 47 18 41,00 376,040 2 11 11 11 209

12 390 ENES SARISAKALOĞLU5D 13 2 12,33 10 5 8,33 9 1 8,67 7 3 6,00 5 4 3,67 2 3 1,00 46 18 40,00 374,417 7 12 12 12 217

13 459 ŞEYMA ERDOĞAN 5A 11 4 9,67 12 3 11,00 9 1 8,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 3 1,00 44 21 37,01 374,173 4 13 13 13 218

14 297 B     MERAL 5D 11 3 10,00 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 2 2 1,33 44 19 37,66 365,403 8 14 14 14 248

15 437 HARUN AYTEKİN 5D 10 5 8,33 12 3 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 3 2 2,33 41 24 32,99 348,760 9 15 15 15 300

16 382 YASİN CAM 5D 12 3 11,00 9 3 8,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 1 7,67 2 2 1,33 47 13 42,67 347,153 10 16 16 16 313

17 462 ELİF UĞURLU 5A 13 2 12,33 10 4 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 2 3 1,00 44 20 37,33 346,717 5 17 17 17 314

18 507 CELAL KAYNAK 5F 15 0 15,00 8 7 5,67 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 4 1 3,67 45 20 38,34 344,307 1 18 18 18 327

19 451 ZEHRA KÖSE 5A 10 4 8,67 10 5 8,33 9 1 8,67 7 2 6,33 2 6 0,00 2 3 1,00 40 21 33,00 342,823 6 19 19 19 333

20 344 AHMET HADİ 5D 12 3 11,00 10 3 9,00 7 3 6,00 5 5 3,33 4 2 3,33 3 1 2,67 41 17 35,33 341,647 11 20 20 20 340

21 309 AHMET BERAT GÜNER 5D 13 2 12,33 12 3 11,00 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 3 2 2,33 44 21 36,99 338,560 12 21 21 21 351

22 671 MUSTAFA ÖZÜTÜRKER5E 11 4 9,67 12 3 11,00 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 4 1 3,67 43 22 35,68 337,920 1 22 22 22 355

23 458 EMİNE NUR ALAMEŞE 5A 11 4 9,67 10 5 8,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 5 0 5,00 44 21 37,00 336,373 7 23 23 23 364

24 173 ÖMER FARUK TOPUZ 5D 9 6 7,00 10 5 8,33 9 1 8,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 2 2,33 40 25 31,66 335,573 13 24 24 24 366

25 394 MERT PEKTAŞ 5D 9 6 7,00 13 2 12,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 4 1 3,67 42 23 34,34 331,907 14 25 25 25 380

26 452 ZEHRA ALPSAR 5A 12 3 11,00 10 5 8,33 7 3 6,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 3 1,00 41 24 32,99 330,120 8 26 26 26 390

27 475 HAYRUNİSAARSLAN 5A 12 3 11,00 10 5 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 2 3 1,00 41 24 33,00 329,240 9 27 27 27 394

28 557 SERDEM KARAGÖZ 5B 12 3 11,00 11 4 9,67 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 2 2,33 41 24 33,00 327,693 3 28 28 28 399

29 489 İ BEYZA YILDIRAN 5A 14 1 13,67 9 6 7,00 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 2 3 1,00 43 22 35,67 326,853 10 29 29 29 402

30 513 MELEK CEREN KASIM 5B 13 1 12,67 10 4 8,67 5 5 3,33 7 1 6,67 4 6 2,00 4 1 3,67 43 18 37,01 326,440 4 30 30 30 407

31 469 YELİZ ÇAMU TAŞİ 5A 9 6 7,00 13 2 12,33 6 4 4,67 5 4 3,67 4 6 2,00 3 2 2,33 40 24 32,00 326,013 11 31 31 31 409

32 552 ECRİN SU BAYRAKTAR 5B 10 5 8,33 8 7 5,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 6 2,00 2 3 1,00 41 24 33,00 323,227 5 32 32 32 423

33 632 YUSUF TALHA YILDIZ 5F 11 3 10,00 10 5 8,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 1 3,67 42 22 34,67 319,537 2 33 33 33 435

34 467 BUĞLEM COBCU 5A 10 5 8,33 12 3 11,00 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 1 4 -0,33 40 25 31,67 318,733 12 34 34 34 440

35 41 HÜSEYİN BÖLÜKBAŞ 5F 10 5 8,33 10 5 8,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 3 2 2,33 41 24 32,99 318,440 3 35 35 35 444

36 546 HAYATEDAUZUN 5A 12 3 11,00 7 8 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 3 2 2,33 46 19 39,66 318,053 13 36 36 36 447

37 633 A SALİH BALDAN 5D 12 3 11,00 10 5 8,33 6 3 5,00 5 5 3,33 2 6 0,00 3 1 2,67 38 23 30,33 317,467 15 37 37 37 449

38 122 YAĞIZ ÇATAL 5D 10 5 8,33 8 7 5,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 2 2,33 42 23 34,33 316,520 16 38 38 38 456

39 482 ELİF NİD  KAPLAN 5A 13 2 12,33 8 7 5,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 2 2,33 1 4 -0,33 39 21 32,00 313,683 14 39 39 39 468

40 689 ÖMER *N 5F 11 2 10,33 10 4 8,67 6 4 4,67 5 4 3,67 3 7 0,67 3 2 2,33 38 23 30,34 313,110 4 40 40 40 471

41 662 MUHAMMED KARA 5F 12 3 11,00 9 6 7,00 6 3 5,00 6 4 4,67 6 4 4,67 2 3 1,00 41 23 33,34 312,420 5 41 41 41 476

42 551 BETÜL YÜCEL 5A 11 4 9,67 9 5 7,33 8 2 7,33 3 5 1,33 4 6 2,00 0 5 -1,67 35 27 25,99 311,917 15 42 42 42 479

43 438 YAĞIZ GÜNAYDIN 5D 10 5 8,33 9 6 7,00 8 2 7,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 2 2,33 37 28 27,65 311,640 17 43 43 43 481

44 509 ZEYNEPH ZALÇETEN 5A 10 5 8,33 11 4 9,67 6 3 5,00 4 5 2,33 3 7 0,67 1 4 -0,33 35 28 25,67 300,873 16 44 44 44 512

45 483 CEMRE HATİCE AÇIK 5A 10 5 8,33 11 4 9,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 3 1,00 35 30 25,00 298,227 17 45 45 45 523

46 207 MUSTAFA KABASAKAL 5D 11 4 9,67 9 5 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 1 4 -0,33 37 27 28,01 292,090 18 46 46 46 543

47 355 ÖMERÖYSAL 5D 10 5 8,33 11 4 9,67 6 4 4,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 4 -0,33 32 33 21,01 288,453 19 47 47 47 565
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48 439 MUHAMMET E ŞİŞİK 5D 10 5 8,33 10 5 8,33 6 4 4,67 5 5 3,33 2 5 0,33 1 3 0,00 34 27 24,99 287,637 20 48 48 48 567

49 432 YUSUF E ERTUĞRAL 5D 9 6 7,00 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 3 1,00 35 30 25,00 285,680 21 49 49 49 577

50 639 YUSUF AKSO Y 5F 9 6 7,00 10 5 8,33 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 1 4 -0,33 36 29 26,34 284,467 6 50 50 50 583

51 468 ŞEYMA NUR KUŞOĞLU 5A 1 6 -1,00 14 1 13,67 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 3 2 2,33 38 19 31,67 284,253 18 51 51 51 585

52 554 EMİNE AYDIN 5B 11 4 9,67 9 6 7,00 5 5 3,33 4 5 2,33 4 4 2,67 3 2 2,33 36 26 27,33 280,927 6 52 52 52 594

53 474 ŞEYMA BUSE KARAKAŞ5A 13 2 12,33 8 6 6,00 4 5 2,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 1 3,67 37 26 28,33 280,283 19 53 53 53 596

54 614 YİĞİT CAN AVCU 5E 10 5 8,33 8 7 5,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 2 2,33 30 25 21,66 279,180 2 54 54 54 607

55 640 HÜSEYİN  YIDIZ 5F 11 4 9,67 7 8 4,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 3 1,00 34 31 23,66 278,893 7 55 55 55 609

56 553 **E 5B 10 5 8,33 10 5 8,33 5 4 3,67 3 5 1,33 2 8 -0,67 3 2 2,33 33 29 23,32 278,620 7 56 56 56 612

57 4737 MELİKE SATI YILDIZ 5A 12 3 11,00 9 5 7,33 4 5 2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 2 2,33 35 28 25,66 276,643 20 57 57 57 624

58 332 MUHAMMEDENES ÖZCAN5D 10 5 8,33 10 5 8,33 6 4 4,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 1 4 -0,33 31 34 19,67 276,293 22 58 58 58 627

59 523 ECRİN ZEYNEP   CAN 5B 10 5 8,33 8 7 5,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 3 1,00 36 29 26,34 273,547 8 59 59 59 637

60 416 EMİN BURAK KARACA 5D 12 3 11,00 8 7 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 2 2,33 34 31 23,66 270,373 23 60 60 60 651

61 490 ELİF KUNDUZ 5A 9 6 7,00 10 5 8,33 6 4 4,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 1 4 -0,33 31 34 19,67 269,827 21 61 61 61 655

62 0 HAMZA SAKİN  9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 1 7 -1,33 3 1 2,67 32 25 23,68 266,177 1 62 62 62 663

63 635 EMRE DEMİRAĞ  10 5 8,33 8 7 5,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 5 2,33 2 2 1,33 34 29 24,32 258,030 2 63 63 63 695

64 636 MEHMET EMİN  ZDEMİ 5F 9 6 7,00 7 8 4,33 7 3 6,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 3 1,00 31 34 19,66 257,440 8 64 64 64 699

65 443 MUHANET 5D 10 5 8,33 9 6 7,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 2 2,33 34 31 23,66 254,640 24 65 65 65 714

66 700 ELA SULTAN HIRLAK 5B 10 5 8,33 6 9 3,00 7 3 6,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 4 -0,33 29 36 17,00 247,213 9 66 66 66 735

67 510 ** * * **N   İ İ 5B 8 7 5,67 8 7 5,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 4 -0,33 29 36 17,01 241,680 10 67 67 67 754

68 511 ZEHRA KAHRAMANTEKİ5B 9 6 7,00 6 9 3,00 7 3 6,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 4 -0,33 29 36 17,01 241,627 11 68 68 68 755

69 141 BERAT KARALAR 5F 10 5 8,33 8 7 5,67 4 6 2,00 4 5 2,33 4 6 2,00 2 2 1,33 32 31 21,66 240,560 9 69 69 69 765

70 606 FURKAN AĞIRAAŞ 5E 10 5 8,33 7 8 4,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 1 4 -0,33 31 34 19,66 237,093 3 70 70 70 775

71 476 ES * ÜNER 5A 6 9 3,00 8 7 5,67 7 3 6,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 4 -0,33 27 38 14,34 235,187 22 71 71 71 778

72 655 MUHAMMET KIR 5F 10 3 9,00 4 6 2,00 6 4 4,67 1 4 -0,33 2 1 1,67 23 18 17,01 234,757 10 72 72 72 780

73 677 FATİH ÇAKMAK 5E 9 6 7,00 7 7 4,67 4 2 3,33 3 3 2,00 3 5 1,33 1 3 0,00 27 26 18,33 231,310 4 73 73 73 787

74 0 EMİRHANGEZER 5E 10 5 8,33 7 7 4,67 4 5 2,33 3 7 0,67 5 4 3,67 1 4 -0,33 30 32 19,34 230,393 5 74 74 74 792

75 485 HİRA NUR TEZCAN 5A 9 6 7,00 8 7 5,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 2 2,33 30 35 18,33 228,813 23 75 75 75 802

76 628 TARI  SEMİH HEKİM 5E 8 7 5,67 9 6 7,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 3 1,00 29 36 17,01 227,573 6 76 76 76 808

77 562 DİLBER NUR ÖZ 5B 8 7 5,67 7 8 4,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 3 1,00 31 34 19,66 226,733 12 77 77 77 815

78 381 ERE NCENGİZ 6D 9 6 7,00 5 10 1,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 3 1,00 30 35 18,34 224,280 1 78 78 78 824

79 506 FATİMA SATICI 5A 8 7 5,67 7 8 4,33 6 4 4,67 1 4 -0,33 3 7 0,67 0 5 -1,67 25 35 13,34 223,187 24 79 79 79 829

80 521 NİSANUR GÜVENÇ 5B 9 6 7,00 6 9 3,00 5 5 3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 2 3 1,00 31 34 19,66 223,000 13 80 80 80 832

81 260 ADEM ÇÖL 5D 9 6 7,00 5 9 2,00 6 4 4,67 2 4 0,67 3 7 0,67 1 4 -0,33 26 34 14,68 217,877 25 81 81 81 843

82 637 UTKU ADAK 5F 10 5 8,33 5 7 2,67 3 5 1,33 3 5 1,33 4 5 2,33 4 1 3,67 29 28 19,66 213,553 11 82 82 82 854

83 644 MUSTAFA YĞ KAR GÖZ5F 7 8 4,33 6 9 3,00 6 4 4,67 5 3 4,00 2 8 -0,67 1 4 -0,33 27 36 15,00 212,093 12 83 83 83 857

84 486 ZÜLAL ARSLAN 5A 10 5 8,33 5 10 1,67 4 6 2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 2 3 1,00 30 35 18,33 205,187 25 84 84 84 873

85 663 MEHMET EFE CEYLAN 5F 9 6 7,00 6 8 3,33 4 6 2,00 3 6 1,00 4 6 2,00 1 3 0,00 27 35 15,33 204,250 13 85 85 85 875

86 493 N İ S AKÖSEŞ HİN 5A 7 7 4,67 2 10 -1,33 7 3 6,00 5 4 3,67 5 5 3,33 2 3 1,00 28 32 17,34 203,633 26 86 86 86 876

87 658 ÖMER ÖDÜCÜ 5F 5 10 1,67 6 9 3,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 2 2,33 27 38 14,34 203,107 14 87 87 87 878

88 646 NİDANU R AKKU 5B 6 9 3,00 6 9 3,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 4 -0,33 24 41 10,34 197,667 14 88 88 88 892

89 641 EMRE MUTLU 5F 7 8 4,33 5 6 3,00 5 5 3,33 4 6 2,00 1 4 -0,33 0 1 -0,33 22 30 12,00 194,243 15 89 89 89 902

90 0 MUHAMESEMİHDÖL* 5E 6 9 3,00 8 7 5,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 4 -0,33 25 40 11,68 193,587 7 90 90 90 904

91 556 HALİME ÖZKAYA 5B 11 4 9,67 5 10 1,67 3 7 0,67 6 4 4,67 0 10 -3,33 2 3 1,00 27 38 14,35 191,013 15 91 91 91 914

92 481 NİSA NUR YİĞİT 5A 10 5 8,33 4 11 0,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 5 1,33 1 4 -0,33 28 35 16,33 190,793 27 92 92 92 916

93 492 NİDA TORUN 5A 8 7 5,67 6 9 3,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 0 5 -1,67 22 43 7,66 190,227 28 93 93 93 919

94 505 EBRAR SU AKSOY 5B 6 9 3,00 8 7 5,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 6 1,00 2 3 1,00 26 38 13,34 186,270 16 94 94 94 932
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95 619 METEHAN ÖZDEMİR 5E 7 8 4,33 7 8 4,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 5 -1,67 23 42 8,99 183,360 8 95 95 95 941

96 579 MERVE GÜLEÇ 5B 6 9 3,00 7 8 4,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 4 -0,33 23 42 9,00 179,027 17 96 96 96 961

97 613 YAŞAR TALHA YILMAZ 5E 7 8 4,33 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 6 1,00 2 3 1,00 25 39 12,00 174,937 9 97 97 97 975

98 601 MİRAÇ ÖZDEN 5E 8 7 5,67 5 10 1,67 3 6 1,00 5 5 3,33 1 1 0,67 2 3 1,00 24 32 13,34 174,273 10 98 98 98 978

99 558 HANİFE YILMAZ 5B 4 11 0,33 7 8 4,33 5 5 3,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 0 4 -1,33 20 43 5,66 171,053 18 99 99 99 991

100 611 YAĞIZ RİF VERDİ 5E 7 8 4,33 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 4 -0,33 23 42 9,00 166,853 11 100 100 100 1014

101 609 ÖMER KAAN SOYOCAK5E 7 8 4,33 7 8 4,33 1 8 -1,67 3 7 0,67 5 2 4,33 3 2 2,33 26 35 14,32 166,470 12 101 101 101 1016

102 119 OKTAY ÇAVDAR 5D 7 8 4,33 4 11 0,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 4 -0,33 21 44 6,33 165,733 26 102 102 102 1020

103 666 ZİŞANŞANLI 5B 6 9 3,00 5 10 1,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 4 -0,33 20 45 5,00 165,307 19 103 103 103 1022

104 634 DUHAN KOÇAK 5F 8 7 5,67 4 11 0,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 1 3,67 26 39 13,00 165,040 16 104 104 104 1024

105 516 ŞÜHEDA TOPKARA 5B 7 8 4,33 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 4 -0,33 21 44 6,33 158,813 20 105 105 105 1044

106 630 MUHAMETEREN 5E 6 9 3,00 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 4 -0,33 20 45 5,01 149,507 13 106 106 106 1068

107 818 ZAİT AB*AS     D 5E 6 9 3,00 2 4 0,67 1 0 1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 3 0,00 17 29 7,34 142,390 14 107 107 107 1090

108 615 YUSUF GÖKÇE 5E 6 9 3,00 4 11 0,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 4 -0,33 19 46 3,66 141,467 15 108 108 108 1093

109 445 EMİR ERHAN UYSAL 5D 2 13 -2,33 5 9 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 3 1,00 18 46 2,67 140,583 27 109 109 109 1097

110 638 M EFE KOÇAK 5F 4 11 0,33 4 11 0,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 2 2,33 19 46 3,66 133,240 17 110 110 110 1121

111 563 HATİCECEYHAN 5B 7 8 4,33 2 13 -2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 3 1,00 1 4 -0,33 19 41 5,34 132,843 21 111 111 111 1123

112 602 ENESKARAGÖZ 5F 3 12 -1,00 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 2 2,33 19 46 3,67 131,973 18 112 112 112 1126

113 616 ABDUIBA KİKILIÇ 5E 4 11 0,33 5 10 1,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 3 1,00 18 47 2,33 112,467 16 113 113 113 1168

114 514 ŞEYDANURBALTACI 5B 3 12 -1,00 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 0 5 -1,67 18 47 2,33 111,933 22 114 114 114 1170

115 488 LİN  AL SAAEB 5B 2 13 -2,33 3 12 -1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 3 1,00 17 48 1,01 91,493 23 115 115 115 1194

116 661 EYMEN ARİ 5F 2 13 -2,33 4 11 0,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 7 -0,33 0 5 -1,67 13 51 -4,00 87,217 19 116 116 116 1198

117 518 ZEYNEPEDA  *LDIRIM 5B 1 13 -3,33 4 10 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 4 -0,33 15 48 -0,99 80,000 24 117 117 117 1204

118 0 *A RR    A  PRO* 3* 1 4 -0,33 1 7 -1,33 1 6 -1,00 1 3 0,00 0 6 -2,00 1 2 0,33 5 28 -4,33 71,617 1 118 118 118 1208

119 603 AHM   SÜNBÜL 5E 3 12 -1,00 2 12 -2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 1 4 -0,33 10 54 -7,99 71,317 17 119 119 119 1209

120 367 İREM ZEYNEP SONDÜL6B 3 11 -0,67 0 11 -3,67 1 6 -1,00 3 7 0,67 1 3 0,00 0 5 -1,67 8 43 -6,34 47,550 1 120 120 120 1219

121 512 ZÜMRA ÇAKMAK 5B 2 6 0,00 2 6 0,00
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