
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu MOLEKÜL KDS 5.SINIF 5.DENEME 148 148 148 1829

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERİNGİLİZCE DİN K. VE A.B

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. İngilizce Din K.ve A.B. Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,42 5 9 1,65 5 9 2,55 4 5 2,38 3 6 1,38 5 4 3,74 30 41 16,12 176,130

Okul Ortalaması 8 6 6,38 5 8 2,70 7 7 4,80 5 4 3,84 4 5 2,19 6 3 5,27 36 34 25,18 222,190

KATILIMLAR

1 295 RUKİYE ÇAM 6A 14 1 13,67 11 3 10,00 15 0 15,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 67 7 64,67 439,543 1 1 1 1 3

2 4 ABDULLAH ÖZŞAHİN 6D 14 1 13,67 13 2 12,33 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 66 9 63,00 437,400 1 2 2 2 7

3 550 KEVSER ALBAYRAK 6C 13 2 12,33 13 2 12,33 14 1 13,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 65 10 61,67 435,667 1 3 3 3 8

4 0 AHMET TAHA ATEŞ 6D 13 2 12,33 11 4 9,67 14 1 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 64 11 60,33 414,933 2 4 4 4 13

5 24 A        A A 6C 12 3 11,00 12 2 11,33 14 1 13,67 8 2 7,33 3 7 0,67 9 1 8,67 58 16 52,67 404,250 2 5 5 5 19

6 166 ERDEM VARA 6D 12 3 11,00 12 3 11,00 13 2 12,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 58 17 52,33 396,213 3 6 6 6 24

7 47 Z ECRİN BOYVAT 6A 14 1 13,67 10 3 9,00 11 3 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 61 11 57,34 390,953 2 7 7 7 28

8 157 EMRULLAH EFE KEPÇE 6E 12 3 11,00 11 2 10,33 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 60 13 55,66 382,007 1 8 8 8 32

9 228 ÖMER SOYTÜRK 6E 12 3 11,00 11 4 9,67 12 3 11,00 10 0 10,00 6 3 5,00 8 2 7,33 59 15 54,00 381,417 2 9 9 9 35

10 97 A FURKAN TOKMAK 6D 13 2 12,33 9 4 7,67 13 2 12,33 8 2 7,33 4 1 3,67 7 3 6,00 54 14 49,33 372,770 4 10 10 10 38

11 478 MELİH EYMEN BOYVAT6D 13 2 12,33 9 1 8,67 12 3 11,00 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 54 16 48,67 371,183 5 11 11 11 40

12 257 NEŞE KARACAÖREN 6A 12 3 11,00 7 5 5,33 14 1 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 59 13 54,66 369,123 3 12 12 12 44

13 238 MERT A 6F 12 3 11,00 10 3 9,00 11 4 9,67 7 3 6,00 7 2 6,33 6 4 4,67 53 19 46,67 356,690 1 13 13 13 54

14 533 SERHAT KARAKURT 6D 11 4 9,67 8 4 6,67 13 2 12,33 9 1 8,67 5 3 4,00 8 2 7,33 54 16 48,67 351,623 6 14 14 14 64

15 82 CEYLİN ÖZ 6A 11 4 9,67 7 6 5,00 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 57 16 51,67 346,913 4 15 15 15 72

16 57 AKİF AKDANALI 6F 12 1 11,67 9 4 7,67 11 4 9,67 8 2 7,33 7 2 6,33 47 13 42,67 341,147 2 16 16 16 88

17 301 SEVDE BÖLÜKBAŞ 6A 11 4 9,67 8 7 5,67 12 3 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 55 20 48,34 337,427 5 17 17 17 93

18 477 OĞUZHAN ÇALIŞKAN 6D 11 4 9,67 7 4 5,67 12 3 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 53 18 47,00 335,160 7 18 18 18 96

19 303 SUDE NAZ SAĞLAM 6A 12 2 11,33 7 4 5,67 12 3 11,00 7 3 6,00 4 5 2,33 7 3 6,00 49 20 42,33 333,327 6 19 19 19 99

20 322 ŞÜHEDA YARDIMCI 6C 11 3 10,00 7 1 6,67 11 4 9,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 49 18 43,01 328,247 3 20 20 20 106

21 17 AHMET ERHAN TEMEL 6D 10 3 9,00 8 4 6,67 11 4 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 51 19 44,67 326,703 8 21 21 21 109

22 320 ŞEYMANUR KAYA 6A 10 4 8,67 7 7 4,67 12 2 11,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 52 20 45,33 322,213 7 22 22 22 120

23 353 ZEYNEP YILMAZ 6A 12 3 11,00 7 2 6,33 8 5 6,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 51 16 45,66 317,247 8 23 23 23 129

24 234 MELİH EGE BUDAK 6D 9 4 7,67 8 4 6,67 11 4 9,67 9 1 8,67 4 3 3,00 8 1 7,67 49 17 43,35 316,813 9 24 24 24 131

25 321 ŞİFA ZEYNEP AKSOY 6B 9 6 7,00 9 5 7,33 10 5 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 52 22 44,66 314,263 1 25 25 25 137

26 246 ONUR ŞAMLI 6D 10 5 8,33 6 8 3,33 12 3 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 53 21 45,99 310,317 10 26 26 26 143

27 343 YILDIRAY ALATAŞ 6D 11 4 9,67 5 4 3,67 12 2 11,33 6 4 4,67 1 2 0,33 10 0 10,00 45 16 39,67 307,297 11 27 27 27 150

28 378 NAZMİYE GÜL KARTAL 6C 10 5 8,33 8 5 6,33 10 5 8,33 6 4 4,67 6 3 5,00 8 2 7,33 48 24 39,99 304,837 4 28 28 28 160

29 402 TAH  KILIÇCI 6D 11 4 9,67 8 7 5,67 10 5 8,33 8 2 7,33 4 6 2,00 7 3 6,00 48 27 39,00 303,987 12 29 29 29 163

30 354 ZEYNEP SUDE BATUR 6A 11 4 9,67 5 4 3,67 10 4 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 50 18 44,01 303,540 9 30 30 30 165

31 519 GÖKMEN TAHA IŞIK 6E 9 4 7,67 7 4 5,67 11 4 9,67 7 3 6,00 4 3 3,00 7 2 6,33 45 20 38,34 300,957 3 31 31 31 174

32 248 YUSUF SUNAR 6D 10 4 8,67 4 6 2,00 12 2 11,33 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 48 20 41,34 295,800 13 32 32 32 185

33 215 EMRE KATIRANCI 6D 9 6 7,00 6 9 3,00 13 2 12,33 7 3 6,00 4 6 2,00 9 1 8,67 48 27 39,00 294,867 14 33 33 33 189

34 249 MUSAB YİĞİT PEKCAN 6D 7 7 4,67 8 4 6,67 11 4 9,67 7 3 6,00 6 2 5,33 7 3 6,00 46 23 38,34 294,200 15 34 34 34 190

35 358 ZEYNEP YAĞMUR 6C 12 3 11,00 10 5 8,33 6 9 3,00 3 7 0,67 5 5 3,33 8 2 7,33 44 31 33,66 289,507 5 35 35 35 209

36 414 KUBAN EFE ARSLAN 6D 11 4 9,67 4 1 3,67 9 5 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 45 19 38,67 285,927 16 36 36 36 218

37 182 HAMZA FAZLI ÖLÇER 6F 13 2 12,33 5 9 2,00 9 6 7,00 8 2 7,33 6 3 5,00 7 3 6,00 48 25 39,66 285,907 3 37 37 37 219

38 258 NİSANUR KEPÇE 6A 9 6 7,00 6 4 4,67 11 3 10,00 4 6 2,00 5 5 3,33 8 2 7,33 43 26 34,33 285,437 10 38 38 38 222

39 449 MEHMET EFE ÜNLÜ 6E 12 3 11,00 7 8 4,33 7 8 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 50 25 41,66 284,707 4 39 39 39 227

40 907 YİĞİT MUSAB KANBUR 6D 11 2 10,33 6 6 4,00 9 6 7,00 7 2 6,33 3 5 1,33 7 3 6,00 43 24 34,99 280,577 17 40 40 40 232

41 409 AHMET SARITAŞ 6F 12 3 11,00 6 2 5,33 6 5 4,33 6 4 4,67 4 1 3,67 7 1 6,67 41 16 35,67 279,887 4 41 41 41 236

42 19 AHMET HAKAN EBİL 6D 12 3 11,00 7 5 5,33 6 8 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 45 26 36,33 276,817 18 42 42 42 248

43 164 YUSUF İŞCEN  D 6 8 3,33 9 6 7,00 11 4 9,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 8 2 7,33 42 32 31,33 274,910 1 43 43 43 252

44 349 ZEYNEP DEMİREL 6A 11 4 9,67 4 4 2,67 9 6 7,00 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 44 24 36,01 270,790 11 44 44 44 259

45 285 RABİA ŞAHİN 6A 9 6 7,00 7 3 6,00 7 6 5,00 4 5 2,33 8 2 7,33 8 2 7,33 43 24 34,99 268,877 12 45 45 45 263

46 379 OSMAN BEZİRCİ 6D 9 5 7,33 3 6 1,00 11 4 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 46 22 38,67 268,077 19 46 46 46 267

47 296 SEDEF TOPÇU 6B 8 7 5,67 10 2 9,33 8 6 6,00 1 1 0,67 27 16 21,67 265,703 2 47 47 47 275
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48 426 ELİF ŞAHİN 6C 10 3 9,00 6 2 5,33 7 4 5,67 5 3 4,00 6 3 5,00 34 15 29,00 264,717 6 48 48 48 278

49 273 FATMARAVZA BÖREKÇİ6A 10 5 8,33 8 7 5,67 8 7 5,67 8 2 7,33 1 9 -2,00 5 1 4,67 40 31 29,67 264,387 13 49 49 49 279

50 231 MEHMET ŞANAL 6F 8 7 5,67 7 8 4,33 10 5 8,33 6 3 5,00 5 5 3,33 7 3 6,00 43 31 32,66 264,307 5 50 50 50 280

51 395 ALİ BURAK ÖZ 6D 7 8 4,33 5 10 1,67 12 3 11,00 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 45 30 35,00 258,853 20 51 51 51 296

52 364 KÜBRA KÜMBÜL 6A 9 5 7,33 6 6 4,00 10 4 8,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 7 3 6,00 35 35 23,34 254,273 14 52 52 52 318

53 323 BEYZA İSLAM 6C 9 6 7,00 7 8 4,33 8 7 5,67 7 3 6,00 3 7 0,67 8 2 7,33 42 33 31,00 251,613 7 53 53 53 324

54 156 EMİR DOĞAN 6F 10 5 8,33 6 9 3,00 7 8 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 45 30 34,99 250,720 6 54 54 54 328

55 690 BETÜL ÖZKAYA 6B 7 7 4,67 6 7 3,67 9 5 7,33 8 2 7,33 3 5 1,33 7 3 6,00 40 29 30,33 244,257 3 55 55 55 352

56 397 ERDEM G 6E 8 7 5,67 8 6 6,00 7 8 4,33 3 7 0,67 5 5 3,33 7 3 6,00 38 36 26,00 241,237 5 56 56 56 363

57 255 MÜNEVVER CESARET 6B 8 6 6,00 7 2 6,33 6 8 3,33 5 5 3,33 4 5 2,33 6 4 4,67 36 30 25,99 239,307 4 57 57 57 371

58 312 SUDENAZ KÖSE 6C 10 3 9,00 5 4 3,67 6 7 3,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 7 2 6,33 36 28 26,67 236,713 8 58 58 58 389

59 333 TUNAHAN POLAT 6F 11 4 9,67 2 12 -2,00 10 5 8,33 8 2 7,33 3 7 0,67 8 2 7,33 42 32 31,33 236,023 7 59 59 59 394

60 372 ÖMER FARUK SAĞLAM 6F 7 8 4,33 4 9 1,00 11 3 10,00 6 4 4,67 3 5 1,33 8 2 7,33 39 31 28,66 236,013 8 60 60 60 395

61 435 METİNEFE TAŞ 6F 10 5 8,33 6 9 3,00 7 8 4,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 39 36 26,99 235,400 9 61 61 61 399

62 380 ALİ EMİR CEYHAN 6D 9 6 7,00 7 7 4,67 7 8 4,33 3 7 0,67 3 7 0,67 8 2 7,33 37 37 24,67 234,970 21 62 62 62 404

63 406 ZEYNEP KÜ *Ü 6A 9 6 7,00 6 7 3,67 6 9 3,00 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 42 31 31,67 234,327 15 63 63 63 405

64 104 ECRİN BERBER 6B 8 7 5,67 7 5 5,33 7 8 4,33 3 7 0,67 2 7 -0,33 8 2 7,33 35 36 23,00 229,833 5 64 64 64 428

65 191 İREM DAL 6A 11 4 9,67 2 8 -0,67 6 6 4,00 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 42 25 33,67 227,570 16 65 65 65 435

66 79 BÜŞRANUR ÖZTÜR K 6C 11 4 9,67 7 8 4,33 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 36 39 23,00 227,120 9 66 66 66 436

67 75 BUSE  ÇAPAR 6B 10 5 8,33 7 8 4,33 5 10 1,67 5 5 3,33 3 6 1,00 6 4 4,67 36 38 23,33 221,937 6 67 67 67 457

68 384 ZEYNEP ÇAKMAK 6B 10 5 8,33 4 7 1,67 6 9 3,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 38 33 27,01 218,680 7 68 68 68 473

69 389 EMİNE ESLEM KESGİN 6A 9 6 7,00 6 3 5,00 4 10 0,67 7 2 6,33 3 7 0,67 7 3 6,00 36 31 25,67 218,407 17 69 69 69 477

70 362 KÜBRADÜVEN 6B 7 6 5,00 6 4 4,67 5 8 2,33 6 4 4,67 4 4 2,67 8 2 7,33 36 28 26,67 218,170 8 70 70 70 480

71 501 BEYZA ÖZKADER 6C 9 6 7,00 7 6 5,00 5 10 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 7 3 6,00 35 38 22,34 218,087 10 71 71 71 481

72 450 ESMA DOĞAN 6B 6 9 3,00 5 10 1,67 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 40 35 28,34 217,800 9 72 72 72 483

73 204 İREM SOYOCAK 6A 11 4 9,67 4 11 0,33 7 8 4,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 37 38 24,33 216,707 18 73 73 73 490

74 424 EMİRHAN KINALI 6E 9 5 7,33 6 9 3,00 6 9 3,00 4 6 2,00 2 6 0,00 9 1 8,67 36 36 24,00 215,810 6 74 74 74 496

75 499 RANA KATAR 6C 8 7 5,67 4 7 1,67 7 8 4,33 7 1 6,67 5 4 3,67 6 4 4,67 37 31 26,68 212,390 11 75 75 75 514

76 433 GİZEM ÜNSAL 6B 9 5 7,33 4 6 2,00 5 7 2,67 5 4 3,67 6 4 4,67 6 4 4,67 35 30 25,01 210,667 10 76 76 76 524

77 171 FIRATEFE MUMCU 6E 8 6 6,00 3 4 1,67 7 5 5,33 6 3 5,00 2 4 0,67 5 5 3,33 31 27 22,00 210,430 7 77 77 77 525

78 274 ÖMER KEREM KODA 6F 9 6 7,00 2 13 -2,33 11 4 9,67 4 1 3,67 26 24 18,01 204,847 10 78 78 78 558

79 254 BEGÜM ÖZTUNA 6B 7 8 4,33 4 11 0,33 9 6 7,00 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 36 39 23,00 204,600 11 79 79 79 560

80 179 FURKAN POLAT 6E 9 6 7,00 6 9 3,00 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 31 44 16,33 201,547 8 80 80 80 575

81 152 SEVDEN Z ARDA 6B 9 6 7,00 2 8 -0,67 8 7 5,67 5 5 3,33 0 2 -0,67 8 2 7,33 32 30 21,99 200,023 12 81 81 81 582

82 139 ELİF KABACA 6C 9 6 7,00 6 8 3,33 5 10 1,67 4 6 2,00 1 0 1,00 5 5 3,33 30 35 18,33 199,613 12 82 82 82 587

83 348 ZEYNEP CEREN ARICI 6B 8 7 5,67 3 9 0,00 7 6 5,00 7 3 6,00 4 5 2,33 6 3 5,00 35 33 24,00 199,253 13 83 83 83 590

84 65 ENES TEKÇAM 6F 8 6 6,00 2 5 0,33 6 5 4,33 8 2 7,33 1 3 0,00 5 5 3,33 30 26 21,32 194,010 11 84 84 84 619

85 78 BÜŞRA KARALI 6C 9 5 7,33 5 8 2,33 4 11 0,33 5 5 3,33 0 2 -0,67 9 1 8,67 32 32 21,32 190,983 13 85 85 85 635

86 76 BÜŞRA ÇATAL 6C 9 6 7,00 5 10 1,67 4 11 0,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 9 1 8,67 37 38 24,33 190,107 14 86 86 86 643

87 345 İSLAM MANSOOR JAR 7C 7 8 4,33 7 8 4,33 6 9 3,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 27 48 11,00 186,747 1 87 87 87 661

88 415 BERKAY B BALTALI 6F 10 5 8,33 6 9 3,00 2 13 -2,33 7 3 6,00 4 4 2,67 5 5 3,33 34 39 21,00 186,380 12 88 88 88 668

89 383 SENA ÇAKMAK 6B 8 4 6,67 3 4 1,67 3 5 1,33 5 4 3,67 7 2 6,33 26 19 19,67 186,223 14 89 89 89 670

90 289 RANA NUR TİMUR 6C 10 4 8,67 4 9 1,00 3 4 1,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 28 36 16,01 186,063 15 90 90 90 672

91 325 TALHA ODABAŞ 6D 7 8 4,33 5 10 1,67 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 8 2 7,33 34 41 20,33 185,693 22 91 91 91 675

92 256 NAGİHAN KIR 6B 5 8 2,33 4 4 2,67 7 6 5,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 27 37 14,67 185,250 15 92 92 92 680

93 391 ZEYNEPRİYAD 6C 8 7 5,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 9 1 8,67 35 40 21,67 182,920 16 93 93 93 701

94 407 MUSTAFA SAİT TURA 6E 6 9 3,00 6 8 3,33 6 9 3,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 30 44 15,33 181,970 9 94 94 94 710
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95 300 SEHER GÜRSOY 6B 8 7 5,67 4 11 0,33 5 10 1,67 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 36 39 23,00 181,080 16 95 95 95 721

96 500 ESİLA NAS KAYA 6C 8 5 6,33 2 1 1,67 1 0 1,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 7 3 6,00 25 21 18,00 179,637 17 96 96 96 729

97 334 YAREN ERDAL 6B 8 7 5,67 2 10 -1,33 6 8 3,33 6 4 4,67 3 3 2,00 9 1 8,67 34 33 23,01 178,190 17 97 97 97 741

98 393 AHMET YASİN ÇETİN 6F 7 8 4,33 5 10 1,67 5 10 1,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 34 41 20,33 177,680 13 98 98 98 745

99 620 MELİKE ÖZKAYA 6C 6 9 3,00 2 10 -1,33 7 8 4,33 7 3 6,00 5 4 3,67 10 0 10,00 37 34 25,67 176,153 18 99 99 99 756

100 346 YUNUSEMRE KAYA 6F 9 6 7,00 4 9 1,00 4 11 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 8 2 7,33 32 41 18,33 175,220 14 100 100 100 764

101 187 HİRANUR KAYA 6A 10 5 8,33 2 13 -2,33 6 9 3,00 7 3 6,00 3 7 0,67 5 5 3,33 33 42 19,00 175,133 19 101 101 101 765

102 328 TUĞBA KARAG ÖZ 6B 7 8 4,33 3 12 -1,00 7 8 4,33 7 3 6,00 3 7 0,67 7 3 6,00 34 41 20,33 174,760 18 102 102 102 767

103 239 MERYEM ÇOBAN 6C 6 9 3,00 5 7 2,67 5 8 2,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 29 41 15,33 173,123 19 103 103 103 781

104 0 ZEYNEP TOLAN 6B 9 5 7,33 2 10 -1,33 4 8 1,33 5 5 3,33 6 2 5,33 6 3 5,00 32 33 20,99 172,780 19 104 104 104 784

105 569 ÇAĞRI AKÇAY 6F 6 9 3,00 5 9 2,00 5 10 1,67 5 5 3,33 4 6 2,00 7 3 6,00 32 42 18,00 170,357 15 105 105 105 805

106 233 MELEK ZEHRA SERT 6A 6 9 3,00 3 4 1,67 5 10 1,67 6 4 4,67 2 2 1,33 7 3 6,00 29 32 18,34 168,407 20 106 106 106 820

107 446 MEHMET İLKER UYAR 6E 7 8 4,33 4 11 0,33 5 10 1,67 7 3 6,00 3 7 0,67 7 3 6,00 33 42 19,00 166,533 10 107 107 107 842

108 434 FEYZA ERDOĞAN 7C 4 11 0,33 9 4 7,67 2 10 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 23 47 7,34 161,020 2 108 108 108 897

109 108 FATMANUR YÜKSEL 6C 7 8 4,33 3 10 -0,33 6 9 3,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 29 44 14,33 160,740 20 109 109 109 900

110 429 ZEYNEP BAYINDIR 6C 10 5 8,33 1 14 -3,67 6 9 3,00 2 7 -0,33 3 5 1,33 7 3 6,00 29 43 14,66 157,967 21 110 110 110 928

111 430 BÜŞRA VAİL 6B 8 7 5,67 1 3 0,00 4 8 1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 25 36 13,00 157,097 20 111 111 111 933

112 314 SÜMEYYE SELBEST 6B 8 7 5,67 4 11 0,33 4 11 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 28 47 12,34 153,560 21 112 112 112 959

113 118 ELİF NUR ÖRMİŞ 6B 8 7 5,67 5 10 1,67 4 11 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 22 53 4,33 148,707 22 113 113 113 1000

114 220 MEDİNE GEL 6B 10 5 8,33 1 12 -3,00 4 11 0,33 5 5 3,33 4 5 2,33 5 5 3,33 29 43 14,65 148,077 23 114 114 114 1005

115 360 BERRANURAKSOY 6A 8 5 6,33 1 14 -3,67 6 8 3,33 3 6 1,00 4 5 2,33 5 5 3,33 27 43 12,65 147,157 21 115 115 115 1011

116 392 MUHAMMED E KAPLAN6D 5 10 1,67 2 6 0,00 4 5 2,33 4 4 2,67 3 7 0,67 7 2 6,33 25 34 13,67 145,423 23 116 116 116 1036

117 302 SİNEM GÜRSOY 6B 4 11 0,33 4 11 0,33 7 8 4,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 24 51 6,99 141,080 24 117 117 117 1088

118 412 BERAT KAYA 6F 6 6 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 6 0,00 1 7 -1,33 4 4 2,67 19 37 6,68 139,040 16 118 118 118 1115

119 218 İSMAİL TAHA SAYLAN 6E 5 10 1,67 4 11 0,33 5 10 1,67 8 2 7,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 26 49 9,67 136,453 11 119 119 119 1145

120 366 ERVANUR KABAKDERE6C 7 7 4,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 5 5 3,33 4 6 2,00 7 3 6,00 29 45 14,00 135,123 22 120 120 120 1160

121 227 HÜMEYSA BÖYÜ TAŞ 7D 4 10 0,67 6 5 4,33 2 10 -1,33 4 6 2,00 2 7 -0,33 2 8 -0,67 20 46 4,67 134,207 1 121 121 121 1170

122 444 ZEYNEP ŞAHİN 6A 7 8 4,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 2 8 -0,67 4 5 2,33 6 4 4,67 26 48 9,99 134,123 22 122 122 122 1171

123 359 F DİLŞAD SARIOĞLU 7C 6 9 3,00 4 11 0,33 5 10 1,67 2 8 -0,67 1 8 -1,67 4 6 2,00 22 52 4,66 133,897 3 123 123 123 1178

124 213 FATMANUR KEPÇE 7C 5 10 1,67 5 8 2,33 4 9 1,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 19 52 1,67 132,247 4 124 124 124 1198

125 421 BEYTULLAH ÇELİKBAŞ 6E 5 10 1,67 4 11 0,33 4 10 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 26 48 10,01 131,853 12 125 125 125 1204

126 371 KADİRHAN SAYIN 6E 7 8 4,33 6 9 3,00 2 13 -2,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 20 55 1,67 131,173 13 126 126 126 1214

127 159 İLAY KO 6B 8 7 5,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 26 49 9,68 130,120 25 127 127 127 1229

128 365 EMİNEİNCE 6B 8 7 5,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 5 5 3,33 3 3 2,00 22 39 9,00 128,967 26 128 128 128 1247

129 124 ELİF SUDE KAMAN 6C 8 7 5,67 1 14 -3,67 4 11 0,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 3 6,00 29 46 13,66 128,307 23 129 129 129 1256

130 420 ELİFNAZ BUĞA 6C 7 7 4,67 1 12 -3,00 5 9 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 22 49 5,66 122,570 24 130 130 130 1319

131 347 ZEYNEP AVCI 6C 8 7 5,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 5 3,33 22 53 4,34 121,080 25 131 131 131 1334

132 335 YAVUZSE İM KABACA 6E 8 7 5,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 6 1,00 6 4 4,67 25 49 8,68 120,857 14 132 132 132 1339

133 198 SÜMEYYE ÖZEL 7C 4 11 0,33 6 9 3,00 4 11 0,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 17 58 -2,34 119,720 5 133 133 133 1352

134 106 EIİF  AŞICI 6B 5 10 1,67 1 14 -3,67 7 8 4,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 21 54 2,99 112,213 27 134 134 134 1422

135 117 ELİFNAZ ÇATAL 6B 5 10 1,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 21 54 3,01 105,853 28 135 135 135 1468

136 184 H A S A NM ETİ N 6E 6 9 3,00 3 12 -1,00 4 10 0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 15 59 -4,66 101,947 15 136 136 136 1503

137 307 SEDEF AVCI 7C 4 11 0,33 1 5 -0,67 2 5 0,33 3 6 1,00 1 7 -1,33 2 7 -0,33 13 41 -0,67 97,143 6 137 137 137 1553

138 629 UMUT MOL 5E 3 12 -1,00 2 12 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 3 1,00 15 49 -1,34 89,710 1 138 138 138 1614

139 327 ŞEVVAL KARA 7D 4 10 0,67 2 13 -2,33 3 10 -0,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 20 52 2,67 89,177 2 139 139 139 1620

140 202 ELİF EYVAZ 7C 2 13 -2,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 18 57 -0,99 87,960 7 140 140 140 1638

141 47 ZEYN P GÖKÇE 7C 3 12 -1,00 2 11 -1,67 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 15 58 -4,34 85,047 8 141 141 141 1650
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu MOLEKÜL KDS 5.SINIF 5.DENEME 148 148 148 1829

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERİNGİLİZCE DİN K. VE A.B

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. İngilizce Din K.ve A.B. Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 4,42 5 9 1,65 5 9 2,55 4 5 2,38 3 6 1,38 5 4 3,74 30 41 16,12 176,130

Okul Ortalaması 8 6 6,38 5 8 2,70 7 7 4,80 5 4 3,84 4 5 2,19 6 3 5,27 36 34 25,18 222,190

KATILIMLAR

142 71 KÜRŞAT YAŞAR 6E 5 10 1,67 1 14 -3,67 4 11 0,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 19 56 0,33 83,853 16 142 142 142 1659

143 128 BENGİSUKARAÇAM 7C 3 12 -1,00 6 9 3,00 0 15 -5,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 17 58 -2,33 83,840 9 143 143 143 1660

144 236 MENEKŞE  E*AR KAYA 6A 3 12 -1,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 16 59 -3,66 81,587 23 144 144 144 1672

145 251 MUSAB KE DİRCİ 6F 3 12 -1,00 1 14 -3,67 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 16 59 -3,67 72,000 17 145 145 145 1729

146 565 RANA KAYALAR 7D 2 13 -2,33 2 13 -2,33 4 11 0,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 16 59 -3,66 68,160 3 146 146 146 1748

147 422 EREN BUDAK 6D 3 12 -1,00 1 12 -3,00 3 11 -0,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 3 6 1,00 16 54 -2,00 66,483 24 147 147 147 1754

148 4012 EMİ NY I MAZ 6C 3 10 -0,33 2 13 -2,33 2 13 -2,33 1 8 -1,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 13 59 -6,66 55,860 26 148 148 148 1795
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