
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu MOLEKÜL KDS 6.SINIF 5.DENEME 95 95 95 1523

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERİNGİLİZCE DİN K. VE A.B

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. İngilizce Din K.ve A.B. Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,29 6 11 2,46 6 12 2,25 6 4 4,16 4 5 2,70 5 5 3,53 38 47 22,39 183,910

Okul Ortalaması 10 9 7,43 5 12 0,79 6 13 1,70 6 4 4,25 5 5 2,95 6 4 4,35 37 47 21,47 172,870

KATILIMLAR

1 214 FEYZA ÖZGE ÇAM 7D 17 3 16,00 12 7 9,67 13 5 11,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 65 22 57,67 345,777 1 1 1 1 56

2 33 ALİ İHSAN GÜL 7A 15 4 13,67 12 6 10,00 12 6 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 63 22 55,66 331,383 1 2 2 2 65

3 244 SÜMEYYE TAŞ 7C 16 4 14,67 12 8 9,33 9 11 5,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 62 28 52,67 307,627 1 3 3 3 104

4 436 ZELİHA GÜNDOĞDU 7C 16 4 14,67 11 7 8,67 9 9 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 8 2 7,33 58 28 48,67 299,027 2 4 4 4 132

5 357 CEREN GÜLENÇ 7D 16 4 14,67 6 14 1,33 12 8 9,33 9 1 8,67 6 3 5,00 8 2 7,33 57 32 46,33 272,950 2 5 5 5 194

6 88 ALPEREN  Ş NTÜRK 7B 17 3 16,00 8 12 4,00 7 13 2,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 56 34 44,66 262,347 1 6 6 6 222

7 144 AZRANUR AFAT 7C 16 4 14,67 7 13 2,67 9 11 5,33 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 55 35 43,34 259,160 3 7 7 7 238

8 23 ABDULLAH ÇAĞLAR 7B 14 5 12,33 3 2 2,33 8 11 4,33 8 1 7,67 9 1 8,67 10 0 10,00 52 20 45,33 250,390 2 8 8 8 273

9 112 ZEYNEP RANA ARICI 7D 14 5 12,33 4 0 4,00 3 0 3,00 10 0 10,00 5 0 5,00 10 0 10,00 46 5 44,33 250,283 3 9 9 9 274

10 206 ESRA ÇAVUŞ 7C 12 3 11,00 3 4 1,67 11 4 9,67 4 5 2,33 7 1 6,67 6 1 5,67 43 18 37,01 248,037 4 10 10 10 288

11 53 ABDULLAH M AKSOY 7B 15 4 13,67 6 11 2,33 8 12 4,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 53 33 41,99 247,200 3 11 11 11 293

12 146 ŞAMİL ÖZYILMAZ 7B 15 5 13,33 7 10 3,67 7 13 2,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 49 38 36,33 237,203 4 12 12 12 331

13 114 BİNNUR HIZ 7C 14 6 12,00 6 14 1,33 9 11 5,33 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 52 38 39,33 236,493 5 13 13 13 335

14 32 A FARUK YÖNDEMLİ 7A 12 8 9,33 8 12 4,00 11 7 8,67 4 3 3,00 6 3 5,00 41 33 30,00 235,353 2 14 14 14 339

15 425 BURAK YÜCEL 7A 10 9 7,00 8 5 6,33 8 8 5,33 8 1 7,67 7 3 6,00 41 26 32,33 230,487 3 15 15 15 367

16 50 SUDENAZ BIYIK 7D 14 6 12,00 8 12 4,00 7 12 3,00 5 5 3,33 5 5 3,33 8 2 7,33 47 42 32,99 228,537 4 16 16 16 380

17 266 BEGÜM ESMA ŞAHİN 7D 14 5 12,33 4 14 -0,67 10 10 6,67 8 2 7,33 6 3 5,00 7 3 6,00 49 37 36,66 228,500 5 17 17 17 381

18 610 SUDEMFINDIKCI 7C 16 3 15,00 2 13 -2,33 8 10 4,67 8 2 7,33 9 0 9,00 7 3 6,00 50 31 39,67 228,123 6 18 18 18 384

19 408 EBRAR KURTCU 7C 16 1 15,67 3 9 0,00 7 8 4,33 7 2 6,33 3 5 1,33 7 1 6,67 43 26 34,33 227,960 7 19 19 19 386

20 315 FURKAN YEŞİLYURT 7B 11 8 8,33 4 7 1,67 9 9 6,00 6 3 5,00 8 2 7,33 10 0 10,00 48 29 38,33 227,747 5 20 20 20 388

21 278 MÜNEVVER DÜ *ÜN 7D 14 5 12,33 7 12 3,00 6 13 1,67 7 3 6,00 6 4 4,67 9 0 9,00 49 37 36,67 226,603 6 21 21 21 394

22 226 HAZAL ÜNAL 7D 15 4 13,67 3 10 -0,33 8 8 5,33 5 4 3,67 6 4 4,67 5 5 3,33 42 35 30,34 218,027 7 22 22 22 449

23 267 MERT ŞAHİN 7A 12 8 9,33 7 13 2,67 8 12 4,00 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 45 45 30,00 212,320 4 23 23 23 493

24 269 MERVE KOYUNCU 7C 11 9 8,00 7 13 2,67 8 12 4,00 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 42 48 26,01 200,427 8 24 24 24 553

25 208 FATMA ÖZER 7D 14 3 13,00 5 8 2,33 3 10 -0,33 8 1 7,67 3 4 1,67 4 4 2,67 37 30 27,01 200,160 8 25 25 25 556

26 337 YAKUP DEMİRER 7B 12 7 9,67 6 7 3,67 3 12 -1,00 7 2 6,33 5 4 3,67 8 1 7,67 41 33 30,01 198,933 6 26 26 26 565

27 286 NİSANUR DÜNDAR 7D 11 9 8,00 5 15 0,00 8 12 4,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 46 44 31,33 198,307 9 27 27 27 571

28 60 RANA KILIÇCI 7D 12 8 9,33 7 13 2,67 7 13 2,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 41 49 24,67 197,907 10 28 28 28 574

29 411 YUNUS EMRE DALKIÇ 7B 12 8 9,33 7 11 3,33 4 12 0,00 9 1 8,67 4 4 2,67 4 6 2,00 40 42 26,00 193,120 7 29 29 29 599

30 290 ONUR ÇAMLI 7B 13 6 11,00 2 6 0,00 5 11 1,33 7 3 6,00 4 0 4,00 7 3 6,00 38 29 28,33 191,790 8 30 30 30 605

31 56 HAYRÜNNİSA   ŞAHİN 7D 13 5 11,33 4 10 0,67 4 13 -0,33 8 2 7,33 5 4 3,67 7 3 6,00 41 37 28,67 190,187 11 31 31 31 615

32 201 ELA ŞAHBAZ 7D 11 9 8,00 5 15 0,00 8 12 4,00 7 3 6,00 4 6 2,00 8 2 7,33 43 47 27,33 189,787 12 32 32 32 618

33 67 SERKAN  İMAM 7B 8 11 4,33 9 11 5,33 6 14 1,33 7 3 6,00 4 6 2,00 7 3 6,00 41 48 24,99 189,410 9 33 33 33 620

34 235 OSMANARDAÇALIŞIR 7A 10 10 6,67 6 11 2,33 6 13 1,67 8 1 7,67 3 0 3,00 7 3 6,00 40 38 27,34 188,283 5 34 34 34 624

35 130 BERAT ÇAKMAK 7B 9 9 6,00 3 15 -2,00 9 9 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 43 41 29,34 185,793 10 35 35 35 634

36 388 İSMET ŞANÖZ 7B 11 9 8,00 5 9 2,00 3 12 -1,00 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 41 38 28,33 183,570 11 36 36 36 653

37 195 BÜŞRA UZUN 7D 14 6 12,00 5 13 0,67 4 16 -1,33 8 2 7,33 5 4 3,67 5 5 3,33 41 46 25,67 183,370 13 37 37 37 654

38 209 ZEYNEP KÖROĞLU 7D 11 9 8,00 6 14 1,33 6 14 1,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 40 50 23,33 180,093 14 38 38 38 688

39 571 AYŞENUR SEVER 7D 10 9 7,00 6 14 1,33 6 11 2,33 5 5 3,33 6 3 5,00 5 5 3,33 38 47 22,32 179,023 15 39 39 39 700

40 194 BURHAN TAŞ 7B 12 8 9,33 2 0 2,00 1 7 -1,33 8 1 7,67 3 3 2,00 6 3 5,00 32 22 24,67 178,733 12 40 40 40 704

41 168 BURAK ÜNAL 7B 13 7 10,67 0 3 -1,00 5 15 0,00 8 2 7,33 5 5 3,33 7 3 6,00 38 35 26,33 177,037 13 41 41 41 719

42 43 FATMA NUR ÖZKUŞ 7C 13 7 10,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 39 51 22,01 176,040 9 42 42 42 727

43 319 SÜMEYYE ŞENTÜRK 7D 8 12 4,00 6 6 4,00 5 12 1,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 34 45 19,00 170,157 16 43 43 43 773

44 396 ARDA UZLAŞAN 7A 12 6 10,00 3 17 -2,67 8 12 4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 7 3 6,00 37 51 20,00 169,887 6 44 44 44 774

45 385 ŞEYMA KILIÇ 7D 14 6 12,00 3 16 -2,33 3 13 -1,33 5 5 3,33 6 1 5,67 8 2 7,33 39 43 24,67 167,460 17 45 45 45 791

46 197 CEMALE YILMAZER 7D 10 10 6,67 5 15 0,00 5 15 0,00 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 41 49 24,67 167,080 18 46 46 46 795

47 287 NİSANUR TEKİN 7D 15 5 13,33 2 14 -2,67 4 14 -0,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 37 47 21,33 166,860 19 47 47 47 797
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Genel Ortalama 10 9 7,29 6 11 2,46 6 12 2,25 6 4 4,16 4 5 2,70 5 5 3,53 38 47 22,39 183,910
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48 400 MERYEM BÜŞRA KAN 7C 12 8 9,33 4 16 -1,33 5 15 0,00 7 2 6,33 3 7 0,67 9 1 8,67 40 49 23,67 165,240 10 48 48 48 817

49 276 MUSTAFA 7B 9 11 5,33 4 16 -1,33 8 12 4,00 4 6 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 38 52 20,67 164,480 14 49 49 49 825

50 65 EREN AYDIN 7A 8 12 4,00 8 12 4,00 5 15 0,00 6 4 4,67 3 7 0,67 6 4 4,67 36 54 18,01 163,973 7 50 50 50 830

51 431 EMRE HORAN 7A 8 12 4,00 8 12 4,00 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 7 3 6,00 36 54 18,00 163,840 8 51 51 51 832

52 316 SÜMEYY  ÇATAL 7D 9 11 5,33 2 5 0,33 6 13 1,67 5 5 3,33 5 5 3,33 8 2 7,33 35 41 21,32 163,627 20 52 52 52 836

53 37 BURAK SAFA BOZTEPE7A 9 10 5,67 2 9 -1,00 6 5 4,33 6 3 5,00 5 1 4,67 28 28 18,67 162,830 9 53 53 53 842

54 342 YUSUF AZMİ BİÇER 7B 7 13 2,67 8 12 4,00 6 14 1,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 34 56 15,33 161,280 15 54 54 54 850

55 268 MERVE GÖNEY 7D 10 10 6,67 2 18 -4,00 6 14 1,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 43 47 27,34 158,547 21 55 55 55 875

56 36 ATIF AKDANALI 7A 10 10 6,67 3 11 -0,67 5 9 2,00 5 3 4,00 1 4 -0,33 7 2 6,33 31 39 18,00 157,250 10 56 56 56 885

57 87 ALİ EMRE DÜŞGÜN 7B 10 10 6,67 6 14 1,33 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 34 56 15,34 154,773 16 57 57 57 902

58 264 EMİN SEVİNÇ   BJK 7B 8 12 4,00 1 5 -0,67 7 13 2,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 33 43 18,67 154,567 17 58 58 58 904

59 430 FATİH HİKMET DÖNEK 7A 9 7 6,67 3 11 -0,67 5 9 2,00 2 5 0,33 2 6 0,00 8 2 7,33 29 40 15,66 153,060 11 59 59 59 917

60 138 BERAT İMAL 7A 8 12 4,00 8 10 4,67 5 15 0,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 29 59 9,33 150,820 12 60 60 60 929

61 281 RUMEYSA YEŞİL 7C 11 8 8,33 4 12 0,00 2 17 -3,67 9 1 8,67 5 3 4,00 4 5 2,33 35 46 19,66 149,000 11 61 61 61 946

62 329 ŞULE NUR ÖZSOYOĞLU7D 11 9 8,00 5 15 0,00 5 15 0,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 32 58 12,66 148,947 22 62 62 62 947

63 275 MST AFAEM İN FB 7A 9 11 5,33 5 15 0,00 5 15 0,00 6 4 4,67 3 7 0,67 6 3 5,00 34 55 15,67 144,833 13 63 63 63 985

64 401 MUHAMMET YAŞAR 7B 12 8 9,33 4 16 -1,33 5 15 0,00 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 30 60 10,00 142,587 18 64 64 64 1004

65 64 SEFA GAYRETLİ 7A 10 10 6,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 32 58 12,67 142,547 14 65 65 65 1005

66 155 ELVAN AKMAN 7B 11 9 8,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 5 5 3,33 5 5 3,33 8 2 7,33 36 54 17,99 140,333 19 66 66 66 1021

67 229 HÜSEYİN ÇAKI 7A 9 11 5,33 5 15 0,00 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 30 60 9,99 139,573 15 67 67 67 1025

68 49 MUHAMMED GÜCCAN 7B 5 15 0,00 7 13 2,67 6 14 1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 30 60 10,01 137,227 20 68 68 68 1042

69 149 BERKAY YUMLU 7B 7 13 2,67 6 14 1,33 6 14 1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 30 60 10,00 136,747 21 69 69 69 1047

70 221 FURKAN ÇALIŞKAN 7B 11 9 8,00 1 19 -5,33 5 15 0,00 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 37 53 19,34 136,627 22 70 70 70 1049

71 305 RAİFE NAZ HEMDOĞRU7D 8 11 4,33 6 13 1,67 3 16 -2,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 6 1,00 31 55 12,67 136,617 23 71 71 71 1050

72 491 HAMZA MUHAMMET 7A 7 13 2,67 6 14 1,33 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 31 59 11,34 135,387 16 72 72 72 1061

73 288 OĞUZH*  ÜNSAL 7A 8 12 4,00 3 16 -2,33 10 9 7,00 1 8 -1,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 25 62 4,33 135,360 17 73 73 73 1063

74 317 SEİFAHMED 7A 6 14 1,33 6 14 1,33 8 12 4,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 26 64 4,66 133,893 18 74 74 74 1073

75 203 EMRE ÖNER 7B 7 12 3,00 5 9 2,00 3 10 -0,33 3 4 1,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 24 49 7,67 131,160 23 75 75 75 1095

76 418 ESMA NUR TÜRKER 7C 8 12 4,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 28 62 7,33 123,120 12 76 76 76 1175

77 145 BERAT PUSAT ÇATAL 7B 8 12 4,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 1 9 -2,00 2 7 -0,33 6 4 4,67 27 62 6,34 122,177 24 77 77 77 1179

78 0 RAYANBAŞAR 7A 5 15 0,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 27 63 6,00 118,693 19 78 78 78 1218

79 219 FUAT AKTAŞ 7B 9 11 5,33 3 17 -2,67 4 16 -1,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 29 61 8,66 115,693 25 79 79 79 1244

80 196 SIRÇA 7D 10 10 6,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 26 64 4,67 113,307 24 80 80 80 1259

81 263 KADİR SÜMÜŞ 7A 9 11 5,33 6 14 1,33 2 18 -4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 23 67 0,65 109,107 20 81 81 81 1294

82 515 FEYZAMETEHAN 7C 6 13 1,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 24 65 2,33 107,957 13 82 82 82 1300

83 308 SENA ŞAHBAZ 7C 7 13 2,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 26 64 4,66 107,547 14 83 83 83 1303

84 6 ABDULKADİR DEMİRER7B 5 15 0,00 4 12 0,00 3 15 -2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 27 57 7,99 107,447 26 84 84 84 1305

85 12 ABDULKREM NEMAH 7A 7 13 2,67 3 14 -1,67 4 15 -1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 26 60 6,00 107,300 21 85 85 85 1308

86 222 HARUNMUSA KARA 7A 9 11 5,33 1 19 -5,33 6 14 1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 27 63 6,00 106,120 22 86 86 86 1322

87 126 BAYRAM BUDAK 7A 10 10 6,67 1 19 -5,33 6 14 1,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 25 65 3,33 106,107 23 87 87 87 1323

88 261 İLAYDA BAŞAR 7D 9 11 5,33 2 18 -4,00 4 16 -1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 28 62 7,33 105,187 25 88 88 88 1330

89 83 AHMET TALHA KOÇ 7B 7 13 2,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 24 66 2,00 102,133 27 89 89 89 1350

90 115 BARIŞ ŞENTÜRK 7B 5 15 0,00 3 17 -2,67 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 24 66 2,00 101,613 28 90 90 90 1353

91 48 NUR ABBAS 7C 3 17 -2,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 4 6 2,00 8 2 7,33 7 3 6,00 30 60 10,00 99,747 15 91 91 91 1365

92 205 ENES MERT ÇAĞLAR 7A 5 14 0,33 6 14 1,33 3 17 -2,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 17 72 -7,01 84,130 24 92 92 92 1448

93 147 HAJIR HAZIM 7C 6 14 1,33 3 17 -2,67 3 17 -2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 23 67 0,66 82,880 16 93 93 93 1452

94 113 AYŞENUR TEMÜR 7C 5 15 0,00 2 18 -4,00 2 17 -3,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 19 70 -4,33 59,563 17 94 94 94 1510
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Genel Ortalama 10 9 7,29 6 11 2,46 6 12 2,25 6 4 4,16 4 5 2,70 5 5 3,53 38 47 22,39 183,910

Okul Ortalaması 10 9 7,43 5 12 0,79 6 13 1,70 6 4 4,25 5 5 2,95 6 4 4,35 37 47 21,47 172,870

KATILIMLAR

95 765 *EAHU*M *  M 7B 2 18 -4,00 4 16 -1,33 1 19 -5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 15 75 -10,00 43,160 29 95 95 95 1520
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