
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu MOLEKÜL KDS 7.SINIF 5.DENEME 169 169 169 3569

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERİNGİLİZCE DİN K. VE A.B

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. İngilizce Din K.ve A.B. Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,00 7 10 3,19 8 10 4,67 6 4 4,43 4 5 1,99 7 3 6,29 42 40 28,57 209,160

Okul Ortalaması 11 8 8,38 6 11 2,60 8 10 5,03 5 4 3,82 3 6 1,52 8 2 6,76 42 41 28,11 208,400

KATILIMLAR

1 399 AHMET NURİ ÇOLAK 8H 17 2 16,33 18 0 18,00 12 8 9,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 73 14 68,33 397,763 1 1 1 1 28

2 150 EZGİ TUANA DUAAN 8G 16 2 15,33 13 6 11,00 14 5 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 69 17 63,32 363,913 1 2 2 2 105

3 448 ELİF ŞİMŞEK 8G 16 3 15,00 15 5 13,33 10 10 6,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 66 23 58,33 342,997 2 3 3 3 207

4 252 ZEHRA SOYTÜRK 8A 17 2 16,33 13 7 10,67 11 9 8,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 67 22 59,66 342,397 1 4 4 4 211

5 888 GİZEM ÖZÇETİN 8C 14 5 12,33 13 5 11,33 13 7 10,67 6 4 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 61 26 52,34 329,043 1 5 5 5 290

6 398 ETKA TAR    ÜLGÜN 8H 14 4 12,67 15 3 14,00 8 10 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 61 23 53,34 322,260 2 6 6 6 336

7 81 ESMA ELMAS BULUT 8G 18 1 17,67 10 10 6,67 12 8 9,33 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 62 27 53,01 319,690 3 7 7 7 349

8 116 İLKNUR YALÇINKAYA 8G 15 4 13,67 11 8 8,33 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 61 27 51,99 314,393 4 8 8 8 395

9 190 TAHA SARIKAYA 8H 12 7 9,67 16 4 14,67 11 8 8,33 4 6 2,00 4 6 2,00 9 1 8,67 56 32 45,34 314,133 3 9 9 9 397

10 13 ALEYNA KAYA 8A 15 4 13,67 8 9 5,00 13 7 10,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 61 25 52,67 303,867 2 10 10 10 470

11 387 İKBAL ELİF ŞAHİN 8G 15 4 13,67 9 3 8,00 9 7 6,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 58 19 51,67 301,770 5 11 11 11 486

12 369 İLAYDA IÇKAN 8B 15 3 14,00 9 8 6,33 13 7 10,67 7 3 6,00 5 5 3,33 8 2 7,33 57 28 47,66 301,703 1 12 12 12 487

13 111 H EFE SIRMABIYIK 8H 17 2 16,33 9 7 6,67 8 6 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 59 20 52,34 301,537 4 13 13 13 490

14 245 EMİRCAN ŞEHERLİ 8H 13 6 11,00 11 6 9,00 11 9 8,00 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 60 26 51,34 301,520 5 14 14 14 491

15 1 AZRA BİRCAN AYDIN 8G 16 3 15,00 12 5 10,33 9 9 6,00 7 3 6,00 2 7 -0,33 9 1 8,67 55 28 45,67 301,330 6 15 15 15 493

16 169 BERKE ASAR P 8F 14 5 12,33 10 10 6,67 12 8 9,33 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 60 29 50,33 298,317 1 16 16 16 516

17 624 FATMA NUR TERLEMEZ8G 15 3 14,00 11 6 9,00 8 11 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 58 26 49,33 294,533 7 17 17 17 554

18 59 EMİR İSLAM 8H 15 3 14,00 6 8 3,33 14 5 12,33 6 4 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 56 25 47,67 293,990 6 18 18 18 558

19 304 ENES ÖZKADER 8H 14 5 12,33 9 8 6,33 11 8 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 58 27 48,99 290,643 7 19 19 19 588

20 331 FATMA ÇALIŞKAN 8G 13 4 11,67 10 5 8,33 10 7 7,67 5 3 4,00 6 4 4,67 10 0 10,00 54 23 46,34 290,183 8 20 20 20 592

21 54 ELİF SAPANCI 8B 16 3 15,00 8 8 5,33 11 8 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 56 28 46,66 289,853 2 21 21 21 595

22 27 BERİL BAŞAK 8C 12 7 9,67 9 11 5,33 14 6 12,00 7 3 6,00 5 5 3,33 10 0 10,00 57 32 46,33 285,503 2 22 22 22 633

23 68 EMİRHAN ŞAHİN 8E 13 5 11,33 11 6 9,00 10 9 7,00 5 4 3,67 5 3 4,00 9 1 8,67 53 28 43,67 284,887 1 23 23 23 638

24 217 ZEYNEP KÖSE 8B 12 6 10,00 9 3 8,00 11 7 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 53 25 44,67 283,773 3 24 24 24 653

25 44 ELİF BAYKUŞ 8G 14 5 12,33 9 6 7,00 11 9 8,00 4 6 2,00 6 4 4,67 10 0 10,00 54 30 44,00 282,993 9 25 25 25 659

26 1 KÜRŞAT LAFÇI 8D 15 4 13,67 10 10 6,67 8 12 4,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 59 30 49,01 280,863 1 26 26 26 688

27 291 İREM YILDIZ 8C 14 5 12,33 9 7 6,67 11 8 8,33 8 2 7,33 1 9 -2,00 10 0 10,00 53 31 42,66 278,067 3 27 27 27 718

28 61 FATMA TEKİN 8G 12 5 10,33 6 5 4,33 12 3 11,00 8 2 7,33 5 4 3,67 9 1 8,67 52 20 45,33 277,473 10 28 28 28 731

29 91 ZEHRA SÜMÜŞ 8G 13 6 11,00 7 5 5,33 11 7 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 54 25 45,67 276,430 11 29 29 29 741

30 216 ZEYNEP ÇAL 8G 13 6 11,00 9 7 6,67 11 8 8,33 8 2 7,33 2 7 -0,33 9 1 8,67 52 31 41,67 272,697 12 30 30 30 788

31 160 OSMAN KARAKAŞŞ 8H 13 4 11,67 7 7 4,67 12 4 10,67 6 4 4,67 2 5 0,33 9 1 8,67 49 25 40,68 272,553 8 31 31 31 790

32 10 AYŞE KARAYAZI 8G 14 4 12,67 6 3 5,00 11 6 9,00 6 3 5,00 2 7 -0,33 10 0 10,00 49 23 41,34 271,837 13 32 32 32 798

33 153 MUSTAFA ÇELİK 8H 13 5 11,33 10 7 7,67 9 10 5,67 5 5 3,33 6 4 4,67 9 1 8,67 52 32 41,34 269,440 9 33 33 33 823

34 163 ÖMER TALUT AĞIRMAN8H 12 6 10,00 10 8 7,33 10 10 6,67 5 5 3,33 7 3 6,00 9 1 8,67 53 33 42,00 269,040 10 34 34 34 825

35 51 BE İRHA* GÖKÇE 8F 13 6 11,00 10 8 7,33 10 8 7,33 6 4 4,67 1 7 -1,33 7 3 6,00 47 36 35,00 260,017 2 35 35 35 921

36 8 AHMET ENES DÜŞGÜN8H 13 6 11,00 8 12 4,00 9 11 5,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 57 32 46,33 259,290 11 36 36 36 932

37 200 ÜMMİ ÖZ AHİN 8A 13 6 11,00 7 13 2,67 12 8 9,33 7 3 6,00 5 3 4,00 9 1 8,67 53 34 41,67 258,777 3 37 37 37 935

38 311 NURSENA GÖKER 8G 13 5 11,33 8 7 5,67 10 7 7,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 9 1 8,67 48 32 37,34 258,520 14 38 38 38 943

39 132 AKİF ZEYEK 8D 11 3 10,00 10 3 9,00 6 8 3,33 6 3 5,00 3 3 2,00 9 1 8,67 45 21 38,00 255,803 2 39 39 39 976

40 133 MEHMET YUSUF 8H 13 3 12,00 6 11 2,33 12 5 10,33 4 4 2,67 4 5 2,33 6 4 4,67 45 32 34,33 250,830 12 40 40 40 1041

41 351 FATİH ENES PASLII 8H 14 3 13,00 5 10 1,67 9 8 6,33 6 3 5,00 6 2 5,33 9 1 8,67 49 27 40,00 246,377 13 41 41 41 1091

42 162 YİĞİT BOLAT 8H 11 8 8,33 8 12 4,00 12 6 10,00 6 4 4,67 3 7 0,67 8 2 7,33 48 39 35,00 246,230 14 42 42 42 1094

43 11 SÜLEYMAN METE 8H 12 7 9,67 11 9 8,00 3 1 2,67 8 2 7,33 1 1 0,67 9 1 8,67 44 21 37,01 245,170 15 43 43 43 1106

44 136 MELİKENUR SÖNGÜT 8B 14 5 12,33 7 13 2,67 10 10 6,67 5 5 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 50 39 37,00 244,823 4 44 44 44 1108

45 210 YAREN KILIÇ 8B 12 3 11,00 8 8 5,33 8 9 5,00 7 2 6,33 4 6 2,00 7 2 6,33 46 30 35,99 244,413 5 45 45 45 1112

46 338 HÜMEYRA YİĞİT 8C 13 5 11,33 4 4 2,67 9 1 8,67 3 1 2,67 3 4 1,67 8 2 7,33 40 17 34,34 243,463 4 46 46 46 1132

47 151 MUSTAFAA TÜREMİŞŞ 8H 10 6 8,00 10 5 8,33 9 9 6,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 43 36 30,99 243,043 16 47 47 47 1142
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48 318 ALİ ŞAHİN 8D 10 8 7,33 9 8 6,33 11 8 8,33 5 5 3,33 3 7 0,67 7 3 6,00 45 39 31,99 242,600 3 48 48 48 1143

49 7 İHSAN EMRE BİLGE 8E 15 4 13,67 4 11 0,33 9 9 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 50 32 39,34 239,867 2 49 49 49 1176

50 172 RÜMEYSA TEZCAN 8G 13 6 11,00 6 14 1,33 12 8 9,33 4 6 2,00 4 6 2,00 9 1 8,67 48 41 34,33 238,530 15 50 50 50 1190

51 440 ZEYNEP ÇAVUŞ 8B 12 5 10,33 5 11 1,33 12 7 9,67 7 3 6,00 2 6 0,00 8 2 7,33 46 34 34,66 237,747 6 51 51 51 1198

52 35 BÜŞRA BİLEN 8C 14 5 12,33 7 13 2,67 9 11 5,33 5 5 3,33 5 5 3,33 8 2 7,33 48 41 34,32 234,503 5 52 52 52 1235

53 28 BERKAYCİFTCİİ 8H 10 7 7,67 6 8 3,33 9 8 6,33 7 2 6,33 6 4 4,67 10 0 10,00 48 29 38,33 233,993 17 53 53 53 1242

54 542 AYŞE NAZ ÖZCAN 8C 13 6 11,00 4 8 1,33 11 7 8,67 5 4 3,67 3 6 1,00 8 2 7,33 44 33 33,00 233,393 6 54 54 54 1248

55 370 NURULAYN TAHTACI 8C 10 9 7,00 8 12 4,00 11 9 8,00 7 3 6,00 3 7 0,67 9 1 8,67 48 41 34,34 233,023 7 55 55 55 1257

56 70 ŞEYMA AKBULUT 8G 10 8 7,33 6 10 2,67 11 7 8,67 8 2 7,33 3 6 1,00 8 2 7,33 46 35 34,33 230,483 16 56 56 56 1291

57 224 ZEYNEP YALÇINKAYA 8G 11 8 8,33 9 11 5,33 8 12 4,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 48 41 34,33 230,010 17 57 57 57 1298

58 3 BEYZANUR HIZ 8G 10 9 7,00 5 8 2,33 13 7 10,67 5 5 3,33 3 7 0,67 8 2 7,33 44 38 31,33 229,933 18 58 58 58 1299

59 376 MİRSAD ŞAHİN 8H 15 3 14,00 6 13 1,67 7 10 3,67 7 3 6,00 4 6 2,00 8 2 7,33 47 37 34,67 228,840 18 59 59 59 1316

60 92 FATİH KURT 8D 12 7 9,67 9 11 5,33 9 9 6,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 8 2 7,33 43 44 28,33 228,750 4 60 60 60 1317

61 326 ELİF METİN 8B 12 7 9,67 5 15 0,00 12 8 9,33 6 4 4,67 5 5 3,33 8 2 7,33 48 41 34,33 228,463 7 61 61 61 1321

62 107 SILA GÜL 8G 16 2 15,33 4 10 0,67 7 11 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 46 34 34,66 227,913 19 62 62 62 1332

63 2 ARDA YILDIRIM 8H 10 9 7,00 8 8 5,33 10 9 7,00 4 6 2,00 2 6 0,00 8 2 7,33 42 40 28,66 225,313 19 63 63 63 1374

64 284 YUNUS EMRE AYDOĞDU8E 14 2 13,33 6 13 1,67 9 11 5,33 6 4 4,67 2 7 -0,33 7 3 6,00 44 40 30,67 225,227 3 64 64 64 1377

65 95 FATMANUR GÜ BÜZ 8G 12 5 10,33 3 7 0,67 11 8 8,33 6 3 5,00 2 6 0,00 8 1 7,67 42 30 32,00 224,640 20 65 65 65 1385

66 250 ZEYNEP AMİNE ÇALAR 8A 15 4 13,67 5 12 1,00 8 12 4,00 6 4 4,67 3 7 0,67 9 1 8,67 46 40 32,68 221,680 4 66 66 66 1429

67 232 MEDİNE ODUNCU 8A 14 5 12,33 5 11 1,33 7 10 3,67 9 1 8,67 0 7 -2,33 10 0 10,00 45 34 33,67 218,430 5 67 67 67 1486

68 555 ELİF NUR ŞAHİN 8G 14 5 12,33 4 16 -1,33 10 10 6,67 7 3 6,00 3 7 0,67 9 1 8,67 47 42 33,01 217,010 21 68 68 68 1515

69 170 8G 14 5 12,33 4 12 0,00 8 9 5,00 6 4 4,67 3 7 0,67 9 1 8,67 44 38 31,34 214,047 22 69 69 69 1560

70 52 HÜSREV BULUT 8E 13 5 11,33 2 8 -0,67 8 5 6,33 8 2 7,33 3 5 1,33 7 3 6,00 41 28 31,65 213,830 4 70 70 70 1564

71 363 HAKAN ÖZÜDOĞRU 8D 11 8 8,33 8 12 4,00 9 11 5,33 4 6 2,00 8 2 7,33 40 39 26,99 213,830 5 70 70 70 1564

72 180 SUDENAZ BATURAY 8C 12 4 10,67 3 12 -1,00 9 8 6,33 3 7 0,67 8 2 7,33 9 1 8,67 44 34 32,67 213,620 8 72 72 72 1571

73 282 ELİFSU YILDIRIM 8C 10 9 7,00 6 14 1,33 12 8 9,33 4 6 2,00 3 7 0,67 8 2 7,33 43 46 27,66 213,463 9 73 73 73 1574

74 294 NİSA DEĞİRMENCİ 8A 15 4 13,67 4 13 -0,33 8 11 4,33 4 6 2,00 3 6 1,00 10 0 10,00 44 40 30,67 212,940 6 74 74 74 1584

75 651 ABDULLAH KARAKAŞ 8E 12 5 10,33 5 9 2,00 7 10 3,67 7 3 6,00 4 5 2,33 7 3 6,00 42 35 30,33 211,183 5 75 75 75 1614

76 110 SUDENAZ ÖNEN 8C 14 5 12,33 2 11 -1,67 10 7 7,67 5 4 3,67 2 6 0,00 7 2 6,33 40 35 28,33 210,837 10 76 76 76 1618

77 131 AYSİMA DEMİR 8B 14 3 13,00 4 13 -0,33 8 11 4,33 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 43 40 29,67 210,317 8 77 77 77 1624

78 102 SÜMEYYE DÜŞGÜN 8G 12 4 10,67 7 9 4,00 6 8 3,33 4 3 3,00 2 6 0,00 5 5 3,33 36 35 24,33 209,253 23 78 78 78 1633

79 178 SUDEÖ Z EMİ R 8C 11 8 8,33 7 8 4,33 8 12 4,00 7 2 6,33 0 8 -2,67 7 3 6,00 40 41 26,32 208,400 11 79 79 79 1647

80 129 KÜBRA ÇAPIN 8C 9 10 5,67 6 7 3,67 9 11 5,33 7 3 6,00 1 3 0,00 9 1 8,67 41 35 29,34 207,793 12 80 80 80 1659

81 0 MUSTAFA AYDOĞDU 8E 10 9 7,00 5 9 2,00 9 7 6,67 6 2 5,33 8 2 7,33 38 29 28,33 207,477 6 81 81 81 1664

82 21 BAYRAM EFE DÜZGÜN 8E 10 9 7,00 5 15 0,00 11 9 8,00 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 44 45 29,00 205,850 7 82 82 82 1694

83 350 YASİN TOPAL 8H 12 7 9,67 9 8 6,33 5 14 0,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 2 6,33 39 45 23,99 204,690 20 83 83 83 1714

84 272 DİLEK ŞEKER 8B 11 8 8,33 7 13 2,67 8 12 4,00 6 4 4,67 4 6 2,00 7 3 6,00 43 46 27,67 204,357 9 84 84 84 1716

85 0 İSMAİL Ö *AM 8H 8 11 4,33 11 9 8,00 8 12 4,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 38 51 21,00 203,957 21 85 85 85 1726

86 154 MUSTAFA KABACA 8F 8 11 4,33 9 11 5,33 8 12 4,00 6 4 4,67 3 7 0,67 8 2 7,33 42 47 26,33 201,397 3 86 86 86 1763

87 186 SÜMEYYE ÜNGÖR 8A 10 5 8,33 4 8 1,33 8 7 5,67 6 3 5,00 1 4 -0,33 7 2 6,33 36 29 26,33 201,117 7 87 87 87 1767

88 96 FAZLI ASLAN 8D 12 7 9,67 4 8 1,33 8 9 5,00 7 3 6,00 1 7 -1,33 6 4 4,67 38 38 25,34 200,867 6 88 88 88 1774

89 177 SILA ELİAÇIK KİNG 8G 10 9 7,00 9 11 5,33 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 10 0 10,00 42 47 26,33 199,477 24 89 89 89 1797

90 470 A MUTTALİP KARAKUŞ 8D 12 7 9,67 8 12 4,00 7 13 2,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 6 4 4,67 39 50 22,34 199,130 7 90 90 90 1806

91 39 YAĞIZ DAŞDAN 8D 10 9 7,00 6 12 2,00 9 8 6,33 6 4 4,67 0 2 -0,67 6 4 4,67 37 39 24,00 198,453 8 91 91 91 1815

92 377 SENANUR AKBAŞ 8C 10 9 7,00 4 16 -1,33 11 9 8,00 6 4 4,67 4 6 2,00 9 1 8,67 44 45 29,01 198,317 13 92 92 92 1818

93 55 CEREN GELGÖR 8A 13 6 11,00 3 16 -2,33 10 10 6,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 10 0 10,00 43 45 28,01 197,953 8 93 93 93 1825

94 410 KEREM EKER 8H 11 8 8,33 8 12 4,00 4 6 2,00 7 3 6,00 10 0 10,00 40 29 30,33 197,303 22 94 94 94 1841
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95 121 İREM CÖRT 8A 11 8 8,33 5 13 0,67 8 11 4,33 7 3 6,00 3 7 0,67 9 1 8,67 43 43 28,67 197,140 9 95 95 95 1843

96 341 NECLA ÇATAL 8A 11 8 8,33 6 14 1,33 9 11 5,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 8 2 7,33 41 48 24,99 196,797 10 96 96 96 1853

97 330 EMİRHAN BERBER 8D 10 9 7,00 7 7 4,67 6 11 2,33 4 4 2,67 3 5 1,33 7 3 6,00 37 39 24,00 196,513 9 97 97 97 1855

98 143 MERYEM SARIOĞLU 8A 8 11 4,33 7 13 2,67 10 10 6,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 4 4,67 40 49 23,68 194,250 11 98 98 98 1898

99 279 İBRAHİM KAAN BİÇER 8D 11 8 8,33 5 9 2,00 8 12 4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 7 3 6,00 38 45 23,00 192,323 10 99 99 99 1936

100 211 YASİN GÖNEY 8E 7 12 3,00 6 14 1,33 12 8 9,33 3 7 0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 39 50 22,33 192,250 8 100 100 100 1938

101 73 ENES ÖZSAĞLAM 8D 14 5 12,33 2 18 -4,00 10 10 6,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 42 47 26,33 192,063 11 101 101 101 1943

102 174 SAMET ŞEN 8E 12 7 9,67 6 14 1,33 9 10 5,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 36 52 18,67 191,587 9 102 102 102 1951

103 404 İLAYDA ÖZTEKİN 8B 13 6 11,00 2 15 -3,00 9 11 5,33 6 4 4,67 3 7 0,67 9 1 8,67 42 44 27,34 189,493 10 103 103 103 1985

104 103 EDA ÇETİNKAYA 8C 8 11 4,33 7 13 2,67 7 13 2,67 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 44 45 29,01 189,397 14 104 104 104 1988

105 230 SAMET CEYLAN 8D 12 7 9,67 5 15 0,00 9 11 5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 38 51 21,00 189,050 12 105 105 105 1997

106 0 ENES DAĞDELEN 8E 10 3 9,00 6 8 3,33 5 12 1,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 8 2 7,33 36 38 23,33 188,993 10 106 106 106 1999

107 20 SUDENUR UYAR 8C 8 11 4,33 8 12 4,00 9 11 5,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 37 52 19,66 187,343 15 107 107 107 2030

108 89 FAHRİ AKSOYCUK 8D 10 7 7,67 4 12 0,00 9 9 6,00 4 6 2,00 3 5 1,33 6 4 4,67 36 43 21,67 186,190 13 108 108 108 2061

109 58 ELVAN CAN COŞKUN 8E 11 7 8,67 1 5 -0,67 7 10 3,67 8 2 7,33 8 2 7,33 35 26 26,33 184,990 11 109 109 109 2079

110 127 KEREM DOYURUCU 8H 11 6 9,00 5 6 3,00 5 15 0,00 6 4 4,67 4 5 2,33 5 5 3,33 36 41 22,33 183,617 23 110 110 110 2102

111 63 EMİRHAN GÜNGÖR 8E 8 8 5,33 6 13 1,67 8 7 5,67 4 4 2,67 2 5 0,33 6 3 5,00 34 40 20,67 183,297 12 111 111 111 2111

112 386 FRİDE  YILMAZ 8B 10 9 7,00 2 16 -3,33 12 8 9,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 39 48 23,00 182,537 11 112 112 112 2127

113 185 SULTAN YİĞİT 8C 13 6 11,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 8 2 7,33 4 6 2,00 7 3 6,00 42 47 26,33 181,143 16 113 113 113 2153

114 42 DİLA ŞİMŞEK 8G 12 7 9,67 5 15 0,00 8 12 4,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 37 52 19,67 180,117 25 114 114 114 2181

115 368 ZEHRA ALTUNOK 8C 11 8 8,33 4 16 -1,33 8 12 4,00 9 1 8,67 3 7 0,67 6 4 4,67 41 48 25,01 180,090 17 115 115 115 2184

116 15 ARİF EMRE ASLAN 8F 10 9 7,00 4 16 -1,33 10 10 6,67 8 2 7,33 0 10 -3,33 7 3 6,00 39 50 22,34 179,743 4 116 116 116 2190

117 101 GİZEM ÜNAL 8B 9 10 5,67 2 12 -2,00 9 4 7,67 7 3 6,00 3 6 1,00 5 5 3,33 35 40 21,67 176,603 12 117 117 117 2236

118 84 ESMA FINDIKCI 8A 12 6 10,00 4 8 1,33 4 9 1,00 3 3 2,00 1 5 -0,67 7 3 6,00 31 34 19,66 176,577 12 118 118 118 2237

119 40 CEREN İSTANBULLU 8G 10 9 7,00 3 17 -2,67 9 11 5,33 5 5 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 41 48 24,99 175,583 26 119 119 119 2254

120 374 ALİHAN DEMİR 8F 7 12 3,00 5 7 2,67 8 10 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 8 2 7,33 34 45 19,01 173,710 5 120 120 120 2284

121 135 MELİKE CİH* 8A 7 12 3,00 6 10 2,67 7 13 2,67 6 4 4,67 2 6 0,00 9 1 8,67 37 46 21,68 170,537 13 121 121 121 2336

122 140 MERT ALİ KEPÇE 8E 8 10 4,67 5 13 0,67 8 11 4,33 8 2 7,33 0 10 -3,33 8 2 7,33 37 48 21,00 170,457 13 122 122 122 2339

123 193 TUĞBA   UZUN 8B 8 11 4,33 7 13 2,67 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 36 53 18,34 169,717 13 123 123 123 2352

124 456 EMİRCAN YÜKSEL 8D 9 10 5,67 6 14 1,33 7 13 2,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 3 1,00 35 49 18,67 169,123 14 124 124 124 2361

125 181 SUDENAZ KAYMIŞ 8A 8 11 4,33 3 13 -1,33 8 12 4,00 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 40 45 25,00 168,823 14 125 125 125 2365

126 373 SEDEF BOSTANCI 8C 10 9 7,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 37 52 19,66 165,930 18 126 126 126 2412

127 29 BERRA BAŞAK 8C 5 14 0,33 7 13 2,67 8 12 4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 9 1 8,67 37 52 19,67 164,170 19 127 127 127 2437

128 652 NEVZAT CAN ARICI 8E 7 12 3,00 7 13 2,67 8 12 4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 33 56 14,33 162,730 14 128 128 128 2461

129 26 BENGİSU ÖZDEMİR 8A 7 12 3,00 4 11 0,33 9 8 6,33 3 4 1,67 1 6 -1,00 6 3 5,00 30 44 15,33 161,967 15 129 129 129 2474

130 183 SUDENUR SAĞL M 8A 13 4 11,67 2 14 -2,67 6 9 3,00 2 4 0,67 0 6 -2,00 5 2 4,33 28 39 15,00 161,680 16 130 130 130 2482

131 413 ZEYNEP AVCI 8G 9 10 5,67 4 9 1,00 5 9 2,00 6 4 4,67 0 8 -2,67 8 2 7,33 32 42 18,00 161,173 27 131 131 131 2494

132 189 ŞÜKRİYE SAYLAN 8C 9 9 6,00 4 13 -0,33 7 12 3,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 9 1 8,67 35 49 18,67 160,947 20 132 132 132 2497

133 137 MELİKENUR KAYMAK 8A 9 10 5,67 5 13 0,67 6 13 1,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 35 51 18,00 158,967 17 133 133 133 2526

134 46 OSMAN GAZİ BIYIK 8F 13 6 11,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 33 56 14,33 158,623 6 134 134 134 2533

135 212 YASİN KÖMBECİ 8E 6 9 3,00 4 9 1,00 7 9 4,00 4 4 2,67 1 8 -1,67 8 2 7,33 30 41 16,33 157,617 15 135 135 135 2551

136 86 ESRA SUDE YAŞAR 8B 12 7 9,67 2 17 -3,67 6 14 1,33 6 4 4,67 3 7 0,67 9 1 8,67 38 50 21,34 156,007 14 136 136 136 2578

137 134 YASIN İRMAK 8F 6 13 1,67 4 16 -1,33 10 10 6,67 3 7 0,67 5 5 3,33 7 3 6,00 35 54 17,01 155,330 7 137 137 137 2589

138 94 FATMA YİĞİT 8A 7 12 3,00 5 15 0,00 6 14 1,33 6 4 4,67 5 5 3,33 10 0 10,00 39 50 22,33 154,850 18 138 138 138 2598

139 259 ABDÜLSAMETSARI 8F 11 8 8,33 7 13 2,67 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 31 58 11,66 154,623 8 139 139 139 2602

140 14 NUR TAŞTAN 8A 10 9 7,00 5 15 0,00 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 8 2 7,33 35 54 17,00 152,317 19 140 140 140 2637

141 237 MELİSA ALAÇAM 8A 8 9 5,00 1 5 -0,67 7 11 3,33 0 3 -1,00 1 5 -0,67 9 1 8,67 26 34 14,66 150,670 20 141 141 141 2659
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu MOLEKÜL KDS 7.SINIF 5.DENEME 169 169 169 3569

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERİNGİLİZCE DİN K. VE A.B

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. İngilizce Din K.ve A.B. Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,00 7 10 3,19 8 10 4,67 6 4 4,43 4 5 1,99 7 3 6,29 42 40 28,57 209,160

Okul Ortalaması 11 8 8,38 6 11 2,60 8 10 5,03 5 4 3,82 3 6 1,52 8 2 6,76 42 41 28,11 208,400

KATILIMLAR

142 30 BETÜL ARSLAN 8A 12 7 9,67 4 16 -1,33 5 13 0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 8 2 7,33 32 55 13,68 149,657 21 142 142 142 2678

143 80 ESMA DURUAKAN 8B 6 13 1,67 5 15 0,00 8 12 4,00 5 5 3,33 3 7 0,67 7 3 6,00 34 55 15,67 148,277 15 143 143 143 2701

144 298 EMREYETİM 8F 8 11 4,33 7 13 2,67 4 16 -1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 33 56 14,33 146,397 9 144 144 144 2735

145 69 NASIR  KASIM 8D 10 9 7,00 4 16 -1,33 6 13 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 31 57 12,01 143,107 15 145 145 145 2778

146 175 SAMİRA ÖNDER 8B 6 13 1,67 5 15 0,00 7 13 2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 7 3 6,00 33 56 14,34 140,797 16 146 146 146 2820

147 192 TUĞBA TOPAL 8A 9 10 5,67 3 17 -2,67 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 4 3,67 32 56 13,34 139,657 22 147 147 147 2839

148 158 NURETTİNYILMAZZ 8F 7 12 3,00 5 15 0,00 8 12 4,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 28 61 7,67 137,650 10 148 148 148 2878

149 125 ZEYNEP KARAKUŞ 8B 9 10 5,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 5 5 3,33 32 57 13,01 137,503 17 149 149 149 2880

150 527 HARİSHASM 8F 4 15 -1,00 6 14 1,33 9 11 5,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 28 61 7,65 136,663 11 150 150 150 2895

151 99 FEVZİYE İÇAĞASI 8C 6 13 1,67 4 14 -0,67 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 9 1 8,67 32 55 13,67 135,697 21 151 151 151 2909

152 34 BUSENUR BÜĞRÜOĞLU8A 5 14 0,33 4 16 -1,33 9 11 5,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 30 59 10,33 133,957 23 152 152 152 2938

153 16 YAĞMUR GİZEM ATEŞ 8A 6 13 1,67 6 14 1,33 5 15 0,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 10 0 10,00 29 60 9,00 126,143 24 153 153 153 3043

154 0 HAKAN YILDIZ 8E 7 11 3,33 6 14 1,33 3 15 -2,00 5 4 3,67 1 9 -2,00 6 3 5,00 28 56 9,33 124,940 16 154 154 154 3056

155 45 ELİF GÖZÜBÜYÜK 8A 6 13 1,67 6 12 2,00 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 25 62 4,33 122,177 25 155 155 155 3085

156 98 FERHAT EMRE KARALI 8E 7 9 4,00 4 13 -0,33 2 6 0,00 0 8 -2,67 6 3 5,00 19 39 6,00 120,810 17 156 156 156 3104

157 176 SEVİLAY MEŞE 8A 9 10 5,67 1 13 -3,33 5 12 1,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 26 53 8,34 120,133 26 157 157 157 3118

158 504 RİM  BEŞAR 8C 7 12 3,00 4 16 -1,33 4 16 -1,33 0 10 -3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 28 61 7,67 113,890 22 158 158 158 3194

159 339 MİRAÇ ALTMIŞKARA 8F 10 9 7,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 24 65 2,33 109,303 12 159 159 159 3253

160 921 TIBA ABBAS HASAN 8A 6 13 1,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 26 63 5,00 108,730 27 160 160 160 3259

161 77 ŞEHET ALMHNAN 8B 5 14 0,33 3 17 -2,67 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 24 65 2,33 103,277 18 161 161 161 3314

162 148 AYŞENUR ERİK 8A 8 11 4,33 4 16 -1,33 2 18 -4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 8 2 7,33 27 62 6,33 102,983 28 162 162 162 3322

163 262 LUJAİN BONJA 2G 4 14 -0,67 4 16 -1,33 4 15 -1,00 2 8 -0,67 6 2 5,33 7 3 6,00 27 58 7,66 102,537 1 163 163 163 3328

164 161 OSMAN SÖZÜDOĞRU 8D 7 12 3,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 22 67 -0,33 102,063 16 164 164 164 3335

165 0 A E*I* *KRL 8C 5 14 0,33 5 15 0,00 5 15 0,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 21 68 -1,67 96,930 23 165 165 165 3378

166 199 TUNAHAN OŞŞ KUN 8F 2 16 -3,33 5 15 0,00 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 23 65 1,33 90,713 13 166 166 166 3426

167 582 ZEHRA ALBOJASIM 8B 5 14 0,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 18 71 -5,67 85,090 19 167 167 167 3466

168 352 GÖKHAN DANACI 8F 4 15 -1,00 2 18 -4,00 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 20 69 -3,00 82,023 14 168 168 168 3477

169 277 SEEMEN EFE ÖZYIMAA8F 5 14 0,33 2 18 -4,00 3 17 -2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 19 70 -4,35 63,290 15 169 169 169 3545

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

600

0

100

200

300

400

500

Puan
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
2G 8A 8B 8C 8D 8E 8F 8G 8H

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

600

0

100

200

300

400

500

Puan
2G 8A 8B 8C 8D 8E

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                4 / 4

http://www.tcpdf.org

