
KURUM -  PUAN SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

IL ILCE KURUM SINAV Genel Il Ilce Kurum
ÇORUM MERKEZ YILDIRIM BEYATIZ İMAMHATİB OR 7. SINIF | KURUMSAL-1 18086 142 126 60

Sıra Ogrenci Bilgileri Snf/
Sbe

TÜRKÇE SOSYAL BİL DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN Genel İl İlce Krm Sube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 327 - ŞEVVAL KARA 7/D 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 17 3 16.00 20 0 20.00 85 5 83.34 466.42 0 1 1 1 1

2 214 - FEYZA ÖZGE ÇAM 7/D 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 18 2 17.33 82 8 79.34 442.72 0 4 4 2 2

3 144 - AZRANUR AFAT 7/C 15 4 13.67 10 0 10.00 8 1 7.67 9 1 8.67 12 4 10.67 18 2 17.33 72 12 68.01 385.93 0 9 8 3 1

4 23 - ABDULLAH ÇAĞLAR 7/B 13 7 10.67 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 17 2 16.33 16 4 14.67 73 16 67.67 385.43 0 11 10 4 1

5 357 - CEREN GÜLENÇ 7/DD 16 4 14.67 7 3 6.00 10 0 10.00 3 5 1.33 16 3 15.00 15 5 13.33 67 20 60.33 380.49 0 13 12 5 1

6 114 - BİNNUR HIZ 7/C 16 4 14.67 7 3 6.00 7 2 6.33 6 4 4.67 12 2 11.33 17 3 16.00 65 18 59.00 374.07 0 15 14 6 2

7 425 - BURAK YÜCEL 7/A 11 7 8.67 6 4 4.67 10 0 10.00 1 0 1.00 15 2 14.33 19 1 18.67 62 14 57.34 370.12 0 17 16 7 1

8 0 - ZEYNEP RANA ARICI 7/D 16 3 15.00 7 3 6.00 10 0 10.00 7 2 6.33 14 5 12.33 14 5 12.33 68 18 61.99 368.15 0 19 18 8 3

9 434 - FEYZA ERDOĞAN 7/C 17 2 16.33 7 3 6.00 8 2 7.33 9 0 9.00 11 7 8.67 16 4 14.67 68 18 62.00 368.15 0 19 18 8 3

10 206 - ESRA ÇAVUŞ 7/C 16 4 14.67 8 2 7.33 5 3 4.00 8 2 7.33 11 8 8.33 17 2 16.33 65 21 57.99 360.74 0 26 24 10 4

11 244 - SÜMEYYE TAŞ 7/C 17 3 16.00 8 1 7.67 7 2 6.33 10 0 10.00 8 11 4.33 17 3 16.00 67 20 60.33 350.86 0 29 26 11 5

12 33 - ALİ İHSAN GÜL 7/A 14 5 12.33 8 2 7.33 8 2 7.33 6 1 5.67 12 6 10.00 16 4 14.67 64 20 57.33 349.38 0 31 28 12 2

13 146 - ŞAMİL ÖZYILMAZ 7/B 13 7 10.67 9 1 8.67 6 4 4.67 6 4 4.67 12 5 10.33 16 2 15.33 62 23 54.34 341.98 0 33 30 13 2

14 315 - FURKAN YEŞİLYURT 7/B 12 4 10.67 7 3 6.00 9 1 8.67 6 2 5.33 8 7 5.67 18 2 17.33 60 19 53.67 329.14 0 35 32 14 3

15 388 - İSMET ŞANÖZ 7/B 13 6 11.00 7 3 6.00 10 0 10.00 6 4 4.67 11 6 9.00 15 5 13.33 62 24 54.00 328.15 0 37 34 15 4

16 290 - ONUR ÇAMLI 7/B 12 8 9.33 7 3 6.00 7 3 6.00 7 2 6.33 13 7 10.67 14 6 12.00 60 29 50.33 316.79 0 39 36 16 5

17 227 - HÜMEYSA BÖYÜKTAŞ 7/D 12 8 9.33 7 3 6.00 10 0 10.00 4 6 2.00 9 11 5.33 18 2 17.33 60 30 49.99 316.30 0 41 38 17 4

18 436 - ZELİHA GÜNDOĞDU 7/C 15 5 13.33 8 1 7.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 11 3.33 15 5 13.33 62 25 53.66 312.84 0 43 40 18 6

19 37 - BURAK SAFA BOZTEPE 7/A 9 8 6.33 6 3 5.00 5 3 4.00 0 0 0.00 14 5 12.33 16 4 14.67 50 23 42.33 310.86 0 45 42 19 3

20 50 - SUDENAZ BIYIK 7/D 15 5 13.33 7 3 6.00 10 0 10.00 2 8 -0.67 9 10 5.67 14 6 12.00 57 32 47.00 306.42 0 48 44 20 5

21 88 - ALPEREN ŞENTÜRK 7/B 15 5 13.33 3 7 0.67 8 2 7.33 7 3 6.00 9 11 5.33 14 6 12.00 56 34 44.66 302.47 0 51 46 21 6

22 266 - BEGÜMESMA ŞAHİN 7/D 11 9 8.00 8 2 7.33 6 4 4.67 4 5 2.33 10 10 6.67 16 4 14.67 55 34 43.67 295.06 0 53 48 22 6

23 267 - ŞAHİN MERT 7/A 13 7 10.67 7 3 6.00 8 2 7.33 3 7 0.67 11 9 8.00 13 7 10.67 55 35 43.34 294.57 0 55 50 23 4

24 60 - RANA KILIÇCI 7/D 13 7 10.67 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 10 10 6.67 13 7 10.67 58 32 47.34 294.57 0 55 50 23 7

25 32 - A FARUK YÖNDEMLİ 7/A 12 4 10.67 6 2 5.33 7 2 6.33 0 0 0.00 11 6 9.00 12 6 10.00 48 20 41.33 293.09 0 60 54 25 5

26 359 - F DİLŞAD SARIOĞLU 7/C 12 8 9.33 7 3 6.00 7 3 6.00 6 4 4.67 9 10 5.67 14 6 12.00 55 34 43.67 284.69 0 62 56 26 7

27 385 - ŞEYMA KILI Ç 7/D 13 7 10.67 3 7 0.67 8 2 7.33 3 7 0.67 13 2 12.33 9 11 5.33 49 36 37.00 280.74 0 64 58 27 8

28 128 - BENGİSUKARAÇAM 7/C 11 9 8.00 6 4 4.67 6 4 4.67 8 2 7.33 8 10 4.67 15 5 13.33 54 34 42.67 278.76 0 66 60 28 8

29 195 - UZUN BÜŞRA 7/D 13 7 10.67 7 3 6.00 8 2 7.33 5 4 3.67 6 10 2.67 14 5 12.33 53 31 42.67 277.28 0 68 62 29 9

30 56 - HAYRÜNNİSA ŞAHİN 7/D 12 8 9.33 8 2 7.33 9 1 8.67 5 4 3.67 7 12 3.00 14 4 12.67 55 31 44.67 277.28 0 68 62 29 9

31 0 - MERVE KOYUNCU 7/C 14 6 12.00 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 7 10 3.67 12 8 9.33 55 32 44.34 276.79 0 72 66 31 9

32 268 - MERVE GÖNEY 7/D 11 9 8.00 4 6 2.00 8 2 7.33 5 5 3.33 9 11 5.33 14 6 12.00 51 39 37.99 268.89 0 74 68 32 11

33 610 - SUDEM FINDIKCI 7/C 12 8 9.33 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 5 10 1.67 13 4 11.67 55 27 46.00 268.89 0 74 68 32 10

34 67 - SERKAN İMAM 7/B 14 5 12.33 2 8 -0.67 8 2 7.33 4 6 2.00 7 13 2.67 13 7 10.67 48 41 35.00 264.94 0 78 72 34 7

35 47 - ZEYN P GÖKÇE 7/C 11 9 8.00 6 4 4.67 8 2 7.33 3 7 0.67 5 12 1.00 16 4 14.67 49 38 36.34 259.01 0 80 74 35 11

36 305 - RAİFE NA ZHEMDOĞRU 7/D 10 9 7.00 5 4 3.67 6 3 5.00 3 6 1.00 10 9 7.00 11 8 8.33 45 39 32.00 246.67 0 82 76 36 12

37 286 - NİSANUR DÜNDAR 7/D 9 11 5.33 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 8 12 4.00 13 7 10.67 51 39 37.99 245.19 0 84 78 37 13

38 197 - YILMAZER CEMALE 7/D 13 7 10.67 6 4 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 12 8 9.33 44 41 31.34 229.38 0 88 81 38 14

39 319 - SÜMEYYE ŞENTÜRK 7/D 12 7 9.67 5 4 3.67 4 5 2.33 2 7 -0.33 6 10 2.67 11 9 8.00 40 42 26.34 228.89 0 90 83 39 15

40 65 - EREN AYDIN 7/A 8 12 4.00 6 4 4.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 8 12 4.00 14 6 12.00 42 48 26.67 227.41 0 92 85 40 6

41 155 - ELVAN AKMAN 7/B 10 10 6.67 3 4 1.67 7 3 6.00 3 3 2.00 8 9 5.00 10 10 6.67 41 39 28.01 222.96 0 94 87 41 8

42 287 - NİSANUR TEKİN 7/D 12 8 9.33 8 2 7.33 5 5 3.33 6 4 4.67 8 11 4.33 7 13 2.67 46 43 31.66 219.51 0 96 89 42 16

43 213 - FATMANUR KEPCE 7/C 10 10 6.67 4 5 2.33 6 4 4.67 3 6 1.00 7 13 2.67 11 9 8.00 41 47 25.34 214.57 0 98 91 43 12

44 541 - SEVER AYŞENUR 7/D 9 10 5.67 6 3 5.00 7 3 6.00 5 3 4.00 6 6 4.00 7 7 4.67 40 32 29.34 207.16 0 100 93 44 17

45 491 - HAMZA MOHAMMET 7/A 8 12 4.00 4 6 2.00 8 2 7.33 2 7 -0.33 6 14 1.33 12 8 9.33 40 49 23.99 200.25 0 103 95 45 7

46 130 - BERAT ÇAKMAK 7/B 7 11 3.33 6 4 4.67 6 3 5.00 8 2 7.33 5 12 1.00 11 8 8.33 43 40 29.66 200.25 0 103 95 45 9

47 201 - ELA ŞAHBAZ 7/D 10 8 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 7 2 6.33 3 17 -2.67 11 9 8.00 44 43 32.33 200.25 0 103 95 45 18

48 316 - SÜMEYYE ÇATAL 7/D 11 9 8.00 7 3 6.00 8 2 7.33 5 5 3.33 4 12 0.00 7 8 4.33 42 39 28.99 197.78 0 109 101 48 19
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49 64 - SEFA GAYRETLİ 7/A 6 14 1.33 7 3 6.00 6 4 4.67 0 0 0.00 9 11 5.33 10 10 6.67 38 42 24.00 194.81 0 111 103 49 8

50 208 - FATMA ÖZER 7/D 11 5 9.33 5 5 3.33 5 2 4.33 2 7 -0.33 4 11 0.33 5 11 1.33 32 41 18.65 176.05 0 116 105 50 20

51 226 - HAZAL ÜNAL 7/D 9 10 5.67 7 2 6.33 8 1 7.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 6 9 3.00 37 34 26.00 175.06 0 118 107 51 21

52 221 - ÇALIŞKAN FURKAN 7/B 8 12 4.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 9 11 5.33 33 57 15.33 168.15 0 120 109 52 10

53 36 - ATIF AKDANALI 7/A 5 15 0.00 6 4 4.67 3 7 0.67 0 1 -0.33 4 11 0.33 12 8 9.33 30 46 15.00 164.69 0 122 111 53 9

54 115 - BARIŞ ŞENTÜRK 7/B 7 13 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 9 11 5.33 30 60 10.67 150.37 0 125 113 54 11

55 401 - MUHAMMET YAŞAR 7/B 12 8 9.33 6 4 4.67 4 6 2.00 2 7 -0.33 3 17 -2.67 5 15 0.00 32 57 16.00 148.89 0 128 115 55 12

56 265 - ZEYNEP RANA KAYALAR 7/D 9 11 5.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 18 -4.00 8 11 4.33 29 60 14.33 138.52 0 131 117 56 22

57 87 - ALİ EMRE DÜŞGÜN 7/BB 6 14 1.33 5 5 3.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 8 12 4.00 5 15 0.00 29 61 10.66 136.54 0 133 119 57 1

58 430 - FATİH HİKMET DÖNEK 7/A 6 10 2.67 3 4 1.67 5 2 4.33 3 5 1.33 3 11 -0.67 2 13 -2.33 22 45 10.00 108.89 0 136 121 58 10

59 196 - SIRÇA CEMRE 7/D 6 14 1.33 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 5 15 0.00 29 61 11.34 106.91 0 138 123 59 23

60 515 - FEYZA METEHAN 7/C 3 17 -2.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 19 -5.33 3 17 -2.67 14 76 2.00 35.80 0 141 125 60 13

TÜRKÇE SOSYAL BİL DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN
Kurum Ortalama 8.93 5.08 6.17 3.49 5.57 10.24 39.47 265.45
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