
KURUM -  PUAN SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

IL ILCE KURUM SINAV Genel Il Ilce Kurum
ÇORUM MERKEZ YILDIRIM BEYATIZ İMAMHATİB OR 6. SINIF |KURUMSAL-1 16005 257 225 109

Sıra Ogrenci Bilgileri Snf/
Sbe

TÜRKÇE SOSYAL BİL DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN Genel İl İlce Krm Sube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 295 - RUKİYE ÇAM 6/A 15 0 15.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 13 2 12.33 15 0 15.00 72 3 71.00 476.95 0 2 2 1 1

2 4 - ABDULLAH ÖZŞAHİN 6/D 14 1 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 13 2 12.33 15 0 15.00 70 5 68.34 464.44 0 4 4 2 1

3 166 - VARAN ERDEM 6/D 14 1 13.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 13 2 12.33 15 0 15.00 69 6 67.00 462.47 0 6 6 3 2

4 164 - YUSUF İ CEN 6/D 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 14 1 13.67 15 0 15.00 68 7 65.67 460.49 0 8 8 4 3

5 97 - A FURKAN TOKMAK 6/D 15 0 15.00 7 2 6.33 7 3 6.00 9 1 8.67 12 2 11.33 15 0 15.00 65 8 62.33 457.69 0 11 11 5 4

6 293 - ŞAHAN TARIK BERKAY 6/E 15 0 15.00 10 0 10.00 8 2 7.33 6 1 5.67 11 2 10.33 15 0 15.00 65 5 63.33 452.76 0 13 13 6 1

7 82 - CEYLİN ÖZ 6/A 15 0 15.00 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 13 1 12.67 13 2 12.33 66 8 63.34 450.62 0 15 15 7 2

8 533 - SERHAT KARAKURT 6/D 12 3 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 6 4 4.67 14 1 13.67 15 0 15.00 65 10 61.68 446.01 0 17 17 8 5

9 301 - SEVDE BÖLÜKBAŞ 6/A 15 0 15.00 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 3 9.00 15 0 15.00 66 7 63.67 444.69 0 19 19 9 3

10 479 - Z ECRİN BOYVAT 6/A 15 0 15.00 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 13 2 12.33 12 3 11.00 68 7 65.66 443.37 0 21 21 10 4

11 550 - ALBAYRAK KEVSER 6/C 14 1 13.67 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 11 4 9.67 15 0 15.00 66 9 63.00 439.42 0 23 23 11 1

12 24 - ASLI NUR AĞAÇ 6/C 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 2 6.33 11 2 10.33 15 0 15.00 63 9 59.99 430.70 0 25 25 12 2

13 303 - SUDE NAZ SAĞLAM 6/A 14 1 13.67 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 10 2 9.33 15 0 15.00 61 11 57.33 428.89 0 27 27 13 5

14 354 - ZEYNEP SUDE BATUR 6/A 14 1 13.67 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 11 2 10.33 13 2 12.33 63 10 59.66 421.65 0 29 29 14 6

15 22 - AHMET TAHA ATEŞ 6/D 11 4 9.67 8 2 7.33 6 4 4.67 10 0 10.00 13 1 12.67 14 0 14.00 62 11 58.34 419.67 0 32 31 15 6

16 257 - KARACAÖREN NEŞE 6/A 14 1 13.67 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 12 3 11.00 12 3 11.00 63 12 59.01 416.38 0 35 33 16 7

17 238 - AKBAŞ M ALİ 6/F 13 2 12.33 7 2 6.33 7 2 6.33 9 0 9.00 13 2 12.33 12 3 11.00 61 11 57.32 413.91 0 37 35 17 1

18 246 - ONUR ŞAMLI 6/DD 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 4 8.67 14 1 13.67 64 10 60.68 412.43 0 39 37 18 1

19 519 - GÖKMEN TAHA IŞIK 6/E 12 2 11.33 8 2 7.33 7 1 6.67 9 0 9.00 12 3 11.00 13 2 12.33 61 10 57.66 407.98 0 41 39 19 2

20 152 - SEVDENAZ ARDA 6/B 11 4 9.67 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 13 2 12.33 13 2 12.33 61 14 56.33 403.87 0 43 41 20 1

21 378 - KARTAL NAZMİYE GÜL 6/C 13 1 12.67 8 1 7.67 7 2 6.33 8 2 7.33 10 3 9.00 13 1 12.67 59 10 55.67 402.88 0 45 43 21 3

22 234 - MELİHEGE BUDAK 6/D 10 5 8.33 8 1 7.67 6 4 4.67 10 0 10.00 12 1 11.67 14 1 13.67 60 12 56.01 399.10 0 47 45 22 7

23 157 - EMRUIIAH EFE KEPÇE 6/E 13 2 12.33 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 13 2 12.33 11 4 9.67 58 17 52.33 397.94 0 49 47 23 3

24 228 - ÖMER FARUK SOYTÜRK 6/E 12 2 11.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 11 2 10.33 12 2 11.33 61 10 57.66 397.28 0 51 49 24 4

25 296 - SEDEF TOPCU 6/B 12 3 11.00 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 10 3 9.00 14 1 13.67 59 14 54.33 396.63 0 53 51 25 2

26 478 - M EYMEN BOYVAT 6/D 10 4 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 0 9.00 15 0 15.00 61 7 58.67 396.63 0 53 51 25 8

27 248 - YUSUF SUNAR 6/D 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 8 5 6.33 14 1 13.67 62 11 58.33 393.99 0 58 56 27 9

28 321 - ŞİFA ZEYNEP AKSOY 6/B 14 1 13.67 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 7 4 5.67 14 1 13.67 59 12 55.01 393.33 0 60 58 28 3

29 57 - AKİF AKDANALI 6/F 15 0 15.00 10 0 10.00 9 1 8.67 1 0 1.00 14 1 13.67 5 1 4.67 54 3 53.01 392.51 0 62 60 29 2

30 324 - TALHA EMİR ŞENE 6/D 13 2 12.33 10 0 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 8 7 5.67 14 1 13.67 60 15 55.01 384.77 0 64 62 30 10

31 190 - İREM DAL 6/A 14 0 14.00 7 3 6.00 6 3 5.00 9 1 8.67 12 2 11.33 9 6 7.00 57 15 52.00 384.61 0 66 64 31 8

32 258 - NİSA NUR KEPÇE 6/AA 12 3 11.00 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 9 4 7.67 14 1 13.67 57 16 51.67 384.12 0 68 66 32 1

33 414 - KUBAN EFE ARSLAN 6/D 14 1 13.67 8 1 7.67 8 1 7.67 9 1 8.67 3 1 2.67 15 0 15.00 57 5 55.35 383.13 0 70 68 33 11

34 402 - TAHA KILIÇCI 6/D 13 2 12.33 7 3 6.00 6 3 5.00 8 1 7.67 10 3 9.00 12 3 11.00 56 15 51.00 383.13 0 70 68 33 11

35 406 - ZEYNEP KÜLCÜ 6/A 13 2 12.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 8 6 6.00 14 1 13.67 57 17 51.33 381.48 0 74 72 35 9

36 17 - AHMET ERHAN TEMEL 6/D 14 1 13.67 9 1 8.67 8 2 7.33 5 5 3.33 8 7 5.67 13 1 12.67 57 17 51.34 381.48 0 74 72 35 13

37 364 - KÜBRA KÜMBÜL 6/A 15 0 15.00 7 3 6.00 5 5 3.33 6 4 4.67 7 5 5.33 13 2 12.33 53 19 46.66 378.85 0 78 76 37 10

38 7 - BÜR A ÇATAL 6/C 14 0 14.00 7 2 6.33 6 4 4.67 6 4 4.67 10 1 9.67 10 4 8.67 53 15 48.01 378.68 0 80 78 38 4

39 449 - M EFE ÜNLÜ 6/E 14 1 13.67 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 8 7 5.67 12 3 11.00 61 14 56.34 378.19 0 82 80 39 5

40 477 - OĞUZHAN ÇALIŞKAN 6/D 12 3 11.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 5 8.33 12 3 11.00 61 14 56.33 378.19 0 82 80 39 14

41 409 - AHMET SARITAŞ 6/F 13 1 12.67 8 2 7.33 8 0 8.00 7 0 7.00 7 3 6.00 13 2 12.33 56 8 53.33 378.02 0 86 84 41 3

42 358 - ZEYNEP YAĞMUR ÖZÜBE 6/C 13 2 12.33 8 2 7.33 6 3 5.00 7 2 6.33 8 2 7.33 12 2 11.33 54 13 49.65 372.59 0 89 86 42 5

43 285 - RABİA ŞAHİN 6/A 12 3 11.00 6 4 4.67 7 3 6.00 8 2 7.33 8 5 6.33 13 1 12.67 54 18 48.00 363.70 0 91 88 43 11

44 353 - ZEYNEP YILMAZ 6/A 11 4 9.67 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 2 9.33 11 4 9.67 58 14 53.33 363.05 0 93 90 44 12

45 397 - ERDEM GÜLER 6/E 11 4 9.67 7 3 6.00 6 4 4.67 6 4 4.67 10 5 8.33 13 2 12.33 53 22 45.67 362.39 0 95 92 45 6

46 348 - ZEYNEP CEREN ARICI 6/B 14 1 13.67 7 3 6.00 7 3 6.00 7 2 6.33 5 5 3.33 13 1 12.67 53 15 48.00 361.56 0 97 94 46 4

47 233 - MELEK ZEHRA SERT 6/A 11 4 9.67 7 3 6.00 7 3 6.00 10 0 10.00 9 3 8.00 12 3 11.00 56 16 50.67 359.10 0 99 96 47 13

48 500 - ESİLA NAS KAYA 6/C 12 2 11.33 6 4 4.67 7 3 6.00 4 2 3.33 8 4 6.67 12 0 12.00 49 15 44.00 357.78 0 102 98 48 6
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49 19 - AHMET HAKAN EBİL 6/D 12 3 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 5 6.33 12 3 11.00 56 17 50.32 356.46 0 104 100 49 15

50 367 - İREMZ EYNEP SONDÜL 6/B 15 0 15.00 6 4 4.67 7 2 6.33 8 2 7.33 5 2 4.33 11 4 9.67 52 14 47.33 356.30 0 106 102 50 5

51 249 - MUSAB YİĞİT PEKCAN 6/D 12 2 11.33 5 4 3.67 6 4 4.67 6 2 5.33 8 3 7.00 12 2 11.33 49 17 43.33 354.65 0 108 104 51 16

52 74 - BETÜL NEVA ÖZKAN 6/A 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 6 4 4.67 8 6 6.00 11 4 9.67 55 19 48.67 351.85 0 110 106 52 14

53 322 - ŞÜHEDA YARDIMCI 6/C 9 6 7.00 8 2 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 11 3 10.00 12 3 11.00 55 19 48.67 351.85 0 110 106 52 7

54 78 - BÜŞRA KARALI 6/C 14 0 14.00 6 4 4.67 5 2 4.33 5 3 4.00 6 2 5.33 11 3 10.00 47 14 42.33 351.03 0 114 110 54 8

55 362 - KÜBRADÜVEN 6/B 11 4 9.67 7 3 6.00 7 3 6.00 7 2 6.33 6 4 4.67 14 1 13.67 52 17 46.34 348.39 0 117 112 55 6

56 907 - YİĞİT MUSAB KANBUR 6/D 12 3 11.00 9 1 8.67 6 4 4.67 8 1 7.67 7 5 5.33 12 3 11.00 54 17 48.34 347.08 0 119 114 56 17

57 349 - ZEYNEP DEMİREL 6/A 13 2 12.33 6 4 4.67 6 4 4.67 9 1 8.67 7 4 5.67 11 4 9.67 52 19 45.68 345.27 0 121 116 57 15

58 312 - SUDENAZ KÖSE 6/C 9 6 7.00 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 9 3 8.00 12 2 11.33 51 20 44.33 334.73 0 124 118 58 9

59 446 - MEHMET İLKER UYAR 6/E 11 4 9.67 7 3 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 9 6 7.00 11 4 9.67 52 23 44.34 334.73 0 124 118 58 7

60 395 - ALİ BURAK ÖZ 6/D 12 3 11.00 8 1 7.67 9 1 8.67 9 1 8.67 5 8 2.33 12 3 11.00 55 17 49.34 329.30 0 130 122 60 18

61 215 - EMRE KATIRANCI 6/D 10 5 8.33 5 5 3.33 6 4 4.67 7 3 6.00 7 4 5.67 13 2 12.33 48 23 40.33 328.81 0 132 124 61 19

62 231 - M YİĞİTHAN ŞANAL 6/F 13 2 12.33 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 7 8 4.33 10 5 8.33 53 22 45.66 328.15 0 134 126 62 4

63 569 - M ÇAĞRI AKÇAY 6/F 8 6 6.00 5 5 3.33 6 4 4.67 8 1 7.67 9 5 7.33 13 2 12.33 49 23 41.33 326.01 0 136 128 63 5

64 323 - BEYZA İSLAM 6/C 13 2 12.33 5 5 3.33 7 2 6.33 7 3 6.00 4 9 1.00 13 2 12.33 49 23 41.32 326.01 0 136 128 63 10

65 242 - KARACA M EMİN 6/E 10 5 8.33 7 3 6.00 10 0 10.00 7 2 6.33 7 3 6.00 11 4 9.67 52 17 46.33 322.72 0 140 132 65 8

66 320 - ŞEYMANUR KAYA 6/A 11 4 9.67 6 4 4.67 7 3 6.00 8 1 7.67 6 3 5.00 11 3 10.00 49 18 43.01 322.06 0 142 134 66 16

67 393 - AHMET YASİN ÇETİN 6/F 12 3 11.00 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 9 6 7.00 10 5 8.33 45 30 34.99 320.90 0 144 136 67 6

68 254 - BEGÜM ÖZTUNA 6/B 12 3 11.00 8 2 7.33 7 3 6.00 5 5 3.33 6 6 4.00 11 4 9.67 49 23 41.33 319.59 0 146 138 68 7

69 274 - ÖMER KEREM KODAZ 6/F 13 2 12.33 4 6 2.00 7 3 6.00 7 3 6.00 6 9 3.00 11 4 9.67 48 27 39.00 318.27 0 148 140 69 7

70 104 - ECRİN BERBER 6/B 12 3 11.00 8 2 7.33 5 5 3.33 6 4 4.67 7 5 5.33 10 5 8.33 48 24 39.99 317.61 0 150 142 70 8

71 415 - BALTALI B BARAN 6/F 9 6 7.00 4 6 2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 8 6 6.00 13 2 12.33 44 30 34.00 313.00 0 155 145 71 8

72 499 - RANA KATAR 6/C 10 5 8.33 10 0 10.00 6 4 4.67 7 3 6.00 8 6 6.00 10 5 8.33 51 23 43.33 309.71 0 157 147 72 11

73 407 - MUSTAFA TURA 6/E 11 4 9.67 7 3 6.00 9 1 8.67 3 7 0.67 9 6 7.00 9 6 7.00 48 27 39.01 309.71 0 157 147 72 9

74 328 - TUĞBA KARAGÖZ 6/B 11 4 9.67 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 4 11 0.33 13 2 12.33 51 24 42.99 307.08 0 162 151 74 9

75 389 - KESGİ EMİNE ESLEM 6/AA 9 6 7.00 5 5 3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 8 3 7.00 11 4 9.67 44 27 35.00 303.79 0 165 154 75 2

76 256 - NAGİHAN KIR 6/B 12 2 11.33 8 2 7.33 5 5 3.33 0 0 0.00 6 9 3.00 10 4 8.67 41 22 33.66 297.53 0 167 156 76 10

77 433 - GİZE ÜNSAL 6/B 8 7 5.67 5 4 3.67 6 4 4.67 8 1 7.67 5 6 3.00 13 2 12.33 45 24 37.01 289.63 0 171 158 77 11

78 165 - ENES TEKÇAM 6/F 12 2 11.33 8 1 7.67 3 2 2.33 4 1 3.67 3 5 1.33 10 4 8.67 40 15 35.00 288.81 0 173 160 78 9

79 66 - EZFER ESİLA ŞENER 6/C 12 3 11.00 6 4 4.67 3 5 1.33 3 3 2.00 1 2 0.33 12 3 11.00 37 20 30.33 288.31 0 175 162 79 12

80 620 - MELİKE ÖZKAYA 6/C 11 4 9.67 5 5 3.33 7 3 6.00 5 5 3.33 7 7 4.67 9 6 7.00 44 30 34.00 287.32 0 177 164 80 13

81 356 - ZEYNEP TOLAN 6/B 10 4 8.67 8 2 7.33 5 4 3.67 6 3 5.00 6 4 4.67 9 5 7.33 44 22 36.67 287.00 0 179 166 81 12

82 372 - ÖMER FARU SAĞL M 6/F 9 6 7.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 5 8 2.33 11 4 9.67 50 23 42.34 284.69 0 182 168 82 10

83 314 - SÜMEYYE SELBEST 6/B 12 3 11.00 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 4 11 0.33 11 4 9.67 42 33 31.00 280.74 0 184 170 83 13

84 75 - BUSE ÇAPAR 6/B 11 4 9.67 6 4 4.67 8 1 7.67 5 4 3.67 6 5 4.33 8 7 5.67 44 25 35.68 279.10 0 186 172 84 14

85 444 - ZEYNEP ŞAHİN 6/A 11 4 9.67 6 3 5.00 6 4 4.67 7 3 6.00 3 11 -0.67 11 3 10.00 44 28 35.34 273.33 0 191 174 85 17

86 179 - POLAT FURKAN 6/E 7 8 4.33 5 5 3.33 5 5 3.33 5 5 3.33 8 7 5.67 11 4 9.67 41 34 29.66 270.21 0 193 176 86 10

87 79 - BÜŞRANUR ÖZTÜRK 6/C 12 3 11.00 5 5 3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 4 8 1.33 9 6 7.00 41 31 30.66 269.55 0 195 178 87 14

88 1390 - ELİF KABACA 6/CC 10 5 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 2 2 1.33 4 9 1.00 11 4 9.67 40 27 31.00 267.90 0 198 180 88 1

89 392 - MUHAMMED KAPLAN 6/D 8 1 7.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 3 2.00 3 4 1.67 11 4 9.67 33 24 25.68 259.01 0 201 182 89 20

90 366 - ERVANUR KABAKDERE 6/C 10 5 8.33 5 5 3.33 6 4 4.67 6 4 4.67 7 8 4.33 7 8 4.33 41 34 29.66 253.09 0 204 184 90 15

91 424 - EMİRHAN KINALI 6/E 10 5 8.33 5 5 3.33 5 5 3.33 8 2 7.33 7 7 4.67 6 8 3.33 41 32 30.32 249.79 0 207 186 91 11

92 118 - ELİF NUR ÖREMİŞ 6/B 9 6 7.00 3 7 0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 3 11 -0.67 12 3 11.00 36 38 24.00 245.84 0 209 188 92 15

93 187 - HİRANUR KAYA 6/A 11 4 9.67 5 5 3.33 6 4 4.67 6 4 4.67 1 13 -3.33 10 5 8.33 39 35 30.67 234.65 0 211 190 93 18

94 412 - BERAT KAYA 6/F 9 3 8.00 3 4 1.67 5 3 4.00 2 6 0.00 3 6 1.00 7 4 5.67 29 26 20.34 224.28 0 214 192 94 11

95 335 - YAVUZS* İMKABACA 6/E 7 8 4.33 5 5 3.33 5 5 3.33 7 3 6.00 4 11 0.33 10 5 8.33 38 37 25.65 221.48 0 216 194 95 12

96 421 - ÇELİKBAŞ BEYTULLAH 6/E 9 6 7.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 7 3 6.00 7 8 4.33 6 9 3.00 33 42 21.00 220.16 0 218 196 96 13
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97 432 - GÜLAY BİÇER 6/A 9 4 7.67 3 7 0.67 6 4 4.67 6 4 4.67 3 10 -0.33 8 7 5.67 35 36 23.35 217.53 0 220 198 97 19

98 255 - CESARE TMÜNEVVE 6/B 11 2 10.33 4 6 2.00 8 2 7.33 8 1 7.67 1 6 -1.00 5 10 1.67 37 27 29.00 212.10 0 222 200 98 16

99 106 - ELİF AŞICI 6/B 9 6 7.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 3 6.00 5 10 1.67 6 9 3.00 32 43 18.34 201.07 0 225 202 99 17

100 159 - KOÇ İLAY 6/B 7 8 4.33 5 5 3.33 4 6 2.00 6 4 4.67 6 9 3.00 6 9 3.00 34 41 20.33 196.46 0 229 204 100 18

101 422 - EREN BUDAK 6/D 7 4 5.67 4 6 2.00 2 6 0.00 3 4 1.67 3 8 0.33 7 6 5.00 26 34 14.67 192.35 0 232 207 101 21

102 220 - MEDİNE GEL 6/B 7 7 4.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 4 2.67 3 11 -0.67 8 5 6.33 30 39 17.67 191.52 0 234 209 102 19

103 142 - EMİNE YILMAZ 6/C 6 3 5.00 2 6 0.00 3 5 1.33 2 8 -0.67 2 10 -1.33 9 5 7.33 24 37 13.66 187.90 0 237 211 103 16

104 346 - KAYA YUNUS EMRE 6/F 5 10 1.67 8 2 7.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 13 -2.33 11 4 9.67 33 42 22.00 185.93 0 239 213 104 12

105 218 - İSMAİL TAHA SAYLAN 6/E 6 9 3.00 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 9 6 7.00 27 48 12.67 174.07 0 242 215 105 14

106 240 - MEVSİM YILMAZ 6/C 6 6 4.00 4 6 2.00 6 4 4.67 0 6 -2.00 0 9 -3.00 9 5 7.33 25 36 18.00 172.76 0 244 217 106 17

107 71 - KÜRŞAT YAŞAR 6/E 7 8 4.33 1 9 -2.00 0 10 -3.33 1 9 -2.00 1 14 -3.67 9 6 7.00 19 56 11.33 149.71 0 248 220 107 15

108 375 - ZEYNEP ŞAHİN 6/C 6 7 3.67 5 3 4.00 1 7 -1.33 2 7 -0.33 2 9 -1.00 4 11 0.33 20 44 8.00 127.16 0 253 222 108 18

109 471 - ŞEYDA ALTUN 6/A 5 10 1.67 1 8 -1.67 3 6 1.00 3 6 1.00 4 9 1.00 4 11 0.33 20 50 5.00 124.20 0 255 224 109 20

TÜRKÇE SOSYAL BİL DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN
Kurum Ortalama 10.26 5.68 5.60 5.73 5.95 10.28 43.49 332.84
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