
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / PRF YAYINLARI / PRF 5. SINIF KURUMSAL DENEME -1 / PARAF YAYINLARI 5.Sınıf Deneme Sınavı-1 14-11-2019
Çorum - MERKEZ - Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 487 - NİSANUR ÖZÖNAL 5 / B 15 0 15.00 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 13 2 12.33 14 1 13.67 69.00 6.00 67.00 460.889 34 14 13 1
2 463 - ZEYNEP DEMİRCİ 5 / A 14 1 13.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 13 1 12.67 14 1 13.67 69.00 5.00 67.34 457.396 41 18 17 2
3 465 - ELİFZÜMRA ŞANLITÜRK 5 / A 15 0 15.00 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 12 3 11.00 12 3 11.00 66.00 9.00 63.00 432.444 140 60 58 3
4 390 - ENES SARISAKAL 5 / D 11 2 10.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 13 0 13.00 12 2 11.33 65.00 5.00 63.33 422.924 191 83 81 4
5 468 - ŞEYMA NUR KUŞOĞLU 5 / A 13 1 12.67 10 0 10.00 8 2 7.33 8 1 7.67 10 4 8.67 14 1 13.67 63.00 9.00 60.01 415.627 236 93 91 5
6 458 - EMİNE NUR ALAMEŞE 5 / A 14 0 14.00 9 0 9.00 8 2 7.33 8 1 7.67 10 4 8.67 13 2 12.33 62.00 9.00 59.00 412.889 251 99 97 6
7 471 - ŞEYDA ALTUN 5 / A 12 2 11.33 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 11 3 10.00 13 2 12.33 64.00 9.00 60.99 412.240 259 103 101 7
8 90 - YUSUFEFF IŞITAN 5 / D 9 6 7.00 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 14 1 13.67 14 1 13.67 63.00 12.00 59.01 409.982 274 111 109 8
9 489 - İ BEYZA YILDIRAN 5 / A 13 1 12.67 10 0 10.00 8 2 7.33 9 0 9.00 8 4 6.67 14 1 13.67 62.00 8.00 59.34 404.951 315 127 125 9

10 639 - YUSUF AKSOY 5 / F 9 6 7.00 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 13 2 12.33 14 1 13.67 61.00 14.00 56.33 396.880 388 155 151 10
11 243 - ALPEREN UZUNER 5 / D 11 4 9.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 2 9.33 12 3 11.00 63.00 9.00 60.00 393.333 421 169 165 11
12 513 - MELEK KASIM 5 / B 14 1 13.67 9 1 8.67 6 4 4.67 3 5 1.33 12 2 11.33 11 3 10.00 55.00 16.00 49.67 388.009 474 187 183 12
13 105 - BAHADIR KARADAĞ 5 / D 10 5 8.33 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 11 4 9.67 13 2 12.33 60.00 15.00 55.00 381.467 524 205 201 13
14 344 - AHMET HADİ 5 / D 12 3 11.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 10 5 8.33 12 3 11.00 59.00 16.00 53.67 377.920 560 219 215 14
15 485 - HİRA NUR TEZCAN 5 / A 12 3 11.00 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 11 4 9.67 10 5 8.33 59.00 16.00 53.67 372.009 631 247 242 15
16 632 - YUSUF TALHAYILDIZ 5 / F 11 4 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 2 6.33 9 5 7.33 13 2 12.33 58.00 15.00 53.00 371.689 641 250 245 16
17 629 - UMUT MOL 5 / E 11 4 9.67 10 0 10.00 7 3 6.00 7 2 6.33 9 5 7.33 13 1 12.67 57.00 15.00 52.00 370.533 658 258 253 17
18 660 - MUHAMMED KARA 5 / F 11 4 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 9 5 7.33 13 2 12.33 57.00 17.00 51.33 367.236 684 270 265 18
19 671 - MUSTAF ÖZÜTÜRKER 5 / E 11 4 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 6 4 4.67 9 6 7.00 13 2 12.33 57.00 18.00 51.01 364.916 711 277 272 19
20 122 - YAĞIZ ÇATAL 5 / D 11 4 9.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 5 6.33 12 3 11.00 58.00 15.00 53.00 361.333 758 290 284 20
21 0 - ŞEYMA ERDOĞAN 5 / A 13 2 12.33 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 9 5 7.33 11 4 9.67 55.00 19.00 48.66 360.116 773 292 286 21
22 93 - SEFA EMİN BALKAR 5 / D 12 2 11.33 8 2 7.33 7 1 6.67 9 1 8.67 9 4 7.67 10 4 8.67 55.00 14.00 50.34 357.218 808 304 298 22
23 173 - ÖMERFARUK TOPUZ 5 / D 11 4 9.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 7 8 4.33 13 2 12.33 58.00 17.00 52.33 356.569 817 310 304 23
24 41 - HASAN BÖLÜKBAŞ 5 / F 12 3 11.00 9 1 8.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 7 8 4.33 15 0 15.00 53.00 22.00 45.66 356.560 820 311 305 24
25 451 - ZEHRA KÖSE 5 / 0 11 4 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 10 2 9.33 10 5 8.33 53.00 19.00 46.66 345.893 976 365 359 25
26 546 - HAYAT EDA UZUN 5 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 7 5.67 10 5 8.33 55.00 20.00 48.33 339.991 1066 396 390 26
27 522 - AYŞE NAZ ERYAŞAR 5 / B 12 2 11.33 9 1 8.67 8 2 7.33 6 4 4.67 9 5 7.33 9 5 7.33 53.00 19.00 46.66 339.938 1069 398 392 27
28 437 - HARUN REŞİTAYTEKİN 5 / D 12 2 11.33 8 2 7.33 7 2 6.33 4 5 2.33 7 6 5.00 12 2 11.33 50.00 19.00 43.65 339.333 1080 405 396 28
29 621 - HAMZA SAKİN 5 / E 11 4 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 8 7 5.67 12 3 11.00 53.00 22.00 45.67 338.853 1083 407 398 29
30 355 - ÖMER ÖYSAL 5 / D 9 6 7.00 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 9 6 7.00 14 1 13.67 51.00 24.00 43.00 337.644 1094 412 403 30
31 167 - MUHAMMEDA 5 / D 13 2 12.33 9 1 8.67 6 4 4.67 6 3 5.00 5 7 2.67 12 3 11.00 51.00 20.00 44.34 333.796 1149 431 422 31
32 382 - YASİN CA M 5 / D 12 2 11.33 10 0 10.00 8 2 7.33 5 5 3.33 7 5 5.33 10 5 8.33 52.00 19.00 45.65 332.800 1173 441 432 32
33 452 - ZEHRA ALPSAR 5 / 0 11 4 9.67 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 7 8 4.33 12 3 11.00 52.00 23.00 44.33 329.324 1224 451 442 33
34 207 - USTAFA KABASAKAL 5 / D 11 3 10.00 10 0 10.00 1 9 -2.00 8 1 7.67 8 6 6.00 11 4 9.67 49.00 23.00 41.34 324.329 1303 482 473 34
35 462 - ELİF UĞURLU 5 / A 12 3 11.00 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 6 9 3.00 11 4 9.67 51.00 24.00 43.00 319.867 1380 514 504 35
36 309 - AHMET BERATGÜNER 5 / D 11 4 9.67 7 3 6.00 4 6 2.00 10 0 10.00 8 7 5.67 10 5 8.33 50.00 25.00 41.67 316.320 1440 537 527 36
37 310 - ÖMER KAMİL FİDAN 5 / D 12 3 11.00 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 7 8 4.33 8 7 5.67 53.00 22.00 45.66 315.093 1474 549 539 37
38 507 - CELAL KAYNAK 5 / F 10 5 8.33 9 1 8.67 6 4 4.67 8 2 7.33 9 6 7.00 9 6 7.00 51.00 24.00 43.00 313.911 1490 554 544 38
39 633 - AHMET SALİHBALDAN 5 / D 13 2 12.33 9 1 8.67 6 4 4.67 5 3 4.00 7 7 4.67 8 5 6.33 48.00 22.00 40.67 312.142 1525 571 561 39
40 474 - ŞEYMA BUSE KARAKAŞ 5 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 5 4 3.67 7 2 6.33 6 8 3.33 10 4 8.67 48.00 23.00 40.33 309.769 1578 601 590 40
41 658 - ÖMER ÖDÜCÜ 5 / F 8 6 6.00 7 3 6.00 4 6 2.00 5 5 3.33 6 6 4.00 15 0 15.00 45.00 26.00 36.33 307.991 1615 611 600 41
42 381 - EREN CENGİZ 5 / D 10 5 8.33 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 6 9 3.00 12 3 11.00 49.00 26.00 40.33 306.791 1640 621 610 42
43 297 - BERAT BEŞİRMERAL 5 / D 6 7 3.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 2 6.33 7 4 5.67 12 3 11.00 49.00 19.00 42.67 304.187 1680 633 622 43
44 0 - AKKAI Z NİSBEK**İ 5 / B 11 4 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 5 3.33 6 9 3.00 11 4 9.67 48.00 27.00 39.00 303.289 1692 639 628 44
45 442 - YUSUF EMİR ERTUĞSAL 5 / D 10 5 8.33 8 2 7.33 5 5 3.33 9 1 8.67 5 5 3.33 11 4 9.67 48.00 22.00 40.66 303.227 1698 643 632 45
46 551 - BETÜL YÜCEL 5 / A 10 4 8.67 8 2 7.33 5 3 4.00 7 3 6.00 8 6 6.00 9 6 7.00 47.00 24.00 39.00 300.311 1772 667 655 46
47 438 - Y ARDA GÜNAYDIN 5 / D 9 6 7.00 8 2 7.33 3 7 0.67 6 4 4.67 10 3 9.00 9 6 7.00 45.00 28.00 35.67 297.342 1823 687 674 47
48 605 - FATİH ÇAKMAK 5 / E 8 7 5.67 7 3 6.00 6 4 4.67 5 5 3.33 8 7 5.67 12 3 11.00 46.00 29.00 36.34 296.196 1841 695 682 48
49 469 - YELİZ ÇAMURTAŞİ 5 / 0 9 5 7.33 8 2 7.33 4 5 2.33 9 1 8.67 6 8 3.33 11 4 9.67 47.00 25.00 38.66 293.449 1904 721 708 49
50 464 - BUĞLEM COBCU 5 / A 9 4 7.67 8 1 7.67 7 1 6.67 7 2 6.33 7 4 5.67 8 6 6.00 46.00 18.00 40.01 292.649 1909 722 709 50
51 604 - EMİRHAN GEZER 5 / E 11 4 9.67 7 3 6.00 4 3 3.00 8 2 7.33 5 6 3.00 9 6 7.00 44.00 24.00 36.00 283.422 2085 788 773 51
52 557 - SERDEM KARAGÖZ 5 / B 10 5 8.33 5 5 3.33 7 3 6.00 5 5 3.33 9 4 7.67 7 6 5.00 43.00 28.00 33.66 283.093 2099 795 779 52
53 443 - MUHAMEET E BÖYÜKTAŞ 5 / 0 9 6 7.00 8 2 7.33 6 4 4.67 5 5 3.33 7 8 4.33 10 5 8.33 45.00 30.00 34.99 280.684 2148 809 793 53
54 473 - MELİKESATI YILDIZ 5 / A 8 7 5.67 5 5 3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 10 5 8.33 9 6 7.00 43.00 32.00 32.33 279.547 2166 818 802 54
55 332 - ENES ÖZCAN 5 / D 9 6 7.00 6 3 5.00 7 3 6.00 4 1 3.67 4 4 2.67 11 4 9.67 41.00 21.00 34.01 276.649 2216 837 821 55
56 689 - ÖMER CEYLAN 5 / F 12 3 11.00 7 3 6.00 5 5 3.33 3 7 0.67 6 9 3.00 9 6 7.00 42.00 33.00 31.00 276.000 2223 838 822 56
57 482 - ELİF NİDA KAPLAN 5 / A 10 5 8.33 8 2 7.33 5 5 3.33 6 4 4.67 7 6 5.00 8 7 5.67 44.00 29.00 34.33 275.991 2228 842 826 57
58 416 - EMİN BURAKKARACA 5 / D 11 4 9.67 6 4 4.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 6 6 4.00 9 6 7.00 41.00 31.00 30.67 273.653 2280 859 843 58
59 394 - MERT PEKTAŞ 5 / D 6 9 3.00 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 11 4 9.67 7 8 4.33 46.00 29.00 36.33 272.436 2307 869 853 59
60 636 - MEHMET EMİNÖZDEMİR 5 / F 10 5 8.33 7 3 6.00 2 7 -0.33 2 4 0.67 5 6 3.00 11 2 10.33 37.00 27.00 28.00 270.933 2339 879 863 60
61 554 - EMİNE AYDIN 5 / B 9 6 7.00 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 6 8 3.33 8 7 5.67 46.00 28.00 36.67 268.898 2370 889 873 61
62 641 - EMRE TLU MUTLU 5 / F 9 6 7.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 8 4.33 11 4 9.67 40.00 35.00 28.33 268.880 2378 894 878 62
63 505 - EBRAR SU AKSOY 5 / 0 7 8 4.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 9 6 7.00 11 4 9.67 40.00 35.00 28.33 268.880 2378 894 878 62
64 562 - DİLBER NUR ÖZ 5 / B 7 8 4.33 8 2 7.33 6 4 4.67 5 5 3.33 8 7 5.67 9 4 7.67 43.00 30.00 33.00 266.533 2425 912 895 64
65 562 - DİLBER NUR ÖZ 5 / B 7 8 4.33 8 2 7.33 6 4 4.67 5 5 3.33 8 7 5.67 9 4 7.67 43.00 30.00 33.00 266.533 2425 912 895 64
66 509 - ZEYNEPHAZALÇETEN 5 / A 10 5 8.33 8 2 7.33 6 4 4.67 6 4 4.67 8 7 5.67 6 9 3.00 44.00 31.00 33.67 265.342 2450 921 903 66
67 0 - MUHAMM* ŞİŞİK 5 / D 9 6 7.00 9 1 8.67 6 3 5.00 2 5 0.33 4 6 2.00 10 5 8.33 40.00 26.00 31.33 260.569 2558 963 944 67
68 0 - K ZÜLAL ARSLAN 5 / A 10 5 8.33 7 3 6.00 6 4 4.67 6 4 4.67 8 7 5.67 5 10 1.67 42.00 33.00 31.01 252.338 2761 1015 993 68
69 606 - FURKAN AĞIRBAŞ 5 / E 7 8 4.33 7 3 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 4 8 1.33 10 5 8.33 42.00 30.00 31.99 247.484 2888 1054 1031 69
70 637 - UTKU ADAK 5 / F 8 5 6.33 6 4 4.67 6 4 4.67 2 5 0.33 4 6 2.00 10 4 8.67 36.00 28.00 26.67 246.676 2898 1058 1035 70
71 483 - CEMRE AÇIK 5 / A 8 6 6.00 5 5 3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 6 8 3.33 9 6 7.00 39.00 34.00 27.66 246.338 2910 1061 1038 71
72 635 - EMR E DEMİR* 5 / F 11 4 9.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 7 8 4.33 6 8 3.33 38.00 36.00 25.99 246.329 2913 1063 1040 72
73 601 - MİRA* ÖZDEN 5 / E 7 6 5.00 7 2 6.33 5 1 4.67 2 2 1.33 4 7 1.67 10 5 8.33 35.00 23.00 27.33 239.547 3043 1091 1068 73
74 476 - ESMA ÜNER 5 / A 9 6 7.00 8 2 7.33 3 5 1.33 6 4 4.67 6 9 3.00 7 8 4.33 39.00 34.00 27.66 237.449 3087 1102 1079 74
75 611 - YAĞIZ R İ VERDİ 5 / E 9 6 7.00 7 3 6.00 5 5 3.33 2 7 -0.33 6 9 3.00 8 7 5.67 37.00 37.00 24.67 235.431 3137 1118 1095 75
76 511 - ZEHRA KAHRAMANTEK 5 / B 8 7 5.67 7 3 6.00 6 4 4.67 5 4 3.67 3 4 1.67 8 7 5.67 37.00 29.00 27.35 230.756 3226 1146 1122 76
77 490 - ELİF KUNDUZ 5 / A 9 6 7.00 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 10 5 8.33 34.00 41.00 20.33 229.769 3241 1149 1125 77
78 663 - EFE CEYLAN 5 / F 8 7 5.67 3 7 0.67 6 3 5.00 6 4 4.67 2 6 0.00 10 5 8.33 35.00 32.00 24.34 227.129 3306 1170 1145 78
79 119 - OKTAY ÇAVDAR 5 / D 8 7 5.67 7 3 6.00 4 6 2.00 10 0 10.00 5 10 1.67 6 8 3.33 40.00 34.00 28.67 223.876 3376 1191 1166 79
80 523 - ECRİN CAN 5 / B 8 7 5.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 7 0.67 5 10 1.67 8 7 5.67 37.00 38.00 24.35 222.756 3397 1196 1171 80
81 558 - HANİFE YILMAZ 5 / B 8 7 5.67 6 4 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 5 10 1.67 8 7 5.67 36.00 39.00 23.01 219.182 3468 1216 1189 81
82 553 - ELİFNUR DAĞDELEN 5 / B 9 6 7.00 9 1 8.67 5 5 3.33 6 4 4.67 3 12 -1.00 7 8 4.33 39.00 36.00 27.00 217.911 3499 1227 1200 82
83 6 - M EMİN KIR 5 / F 8 7 5.67 7 3 6.00 2 3 1.00 0 3 -1.00 3 6 1.00 9 6 7.00 29.00 28.00 19.67 213.209 3596 1253 1225 83



84 260 - ADEM Ç ÇÖL 5 / D 10 5 8.33 9 1 8.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 7 8 4.33 36.00 39.00 23.00 213.156 3607 1256 1228 84
85 619 - METEHAN ÖZDEMİR 5 / E 7 8 4.33 6 4 4.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 6 4.00 7 7 4.67 33.00 38.00 20.34 212.018 3625 1261 1233 85
86 481 - NİSA NUR YİĞİT 5 / A 6 8 3.33 7 3 6.00 6 4 4.67 5 5 3.33 3 10 -0.33 9 5 7.33 36.00 35.00 24.33 210.791 3655 1271 1243 86
87 306 - FATİMA SATICI 5 / A 5 10 1.67 8 2 7.33 3 7 0.67 4 6 2.00 6 9 3.00 9 6 7.00 35.00 40.00 21.67 209.653 3680 1283 1254 87
88 556 - HALİME ÖZKAYA 5 / B 6 9 3.00 7 3 6.00 4 6 2.00 3 7 0.67 7 8 4.33 6 8 3.33 33.00 41.00 19.33 198.924 3915 1353 1319 88
89 2147483647 - ZİŞAN ŞANLI 5 / B 9 6 7.00 6 4 4.67 6 4 4.67 5 4 3.67 4 11 0.33 5 10 1.67 35.00 39.00 22.01 198.693 3921 1356 1322 89
90 445 - MİRERHAN UYSAL 5 / D 8 7 5.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 7 -0.33 4 11 0.33 8 7 5.67 30.00 44.00 15.34 192.773 4017 1378 1343 90
91 628 - TARIK SEMİHHEKİM 5 / E 6 9 3.00 6 3 5.00 5 5 3.33 4 6 2.00 4 11 0.33 8 7 5.67 33.00 41.00 19.33 191.547 4048 1384 1349 91
92 521 - NİSANUR GÜVENÇ 5 / 0 7 8 4.33 6 4 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 4 11 0.33 6 9 3.00 33.00 42.00 19.00 184.711 4167 1421 1385 92
93 664 - MUSTAFA YİGKARAGÖZ 5 / F 5 8 2.33 6 4 4.67 0 9 -3.00 4 6 2.00 8 6 6.00 5 10 1.67 28.00 43.00 13.67 180.898 4221 1436 1398 93
94 516 - ŞÜHEDA TOPKARA 5 / B 6 9 3.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 9 6 7.00 30.00 45.00 15.00 180.000 4232 1442 1404 94
95 640 - HÜSEYİN M YILDIZ 5 / F 4 11 0.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 9 3.00 8 7 5.67 28.00 47.00 12.33 172.880 4376 1483 1439 95
96 602 - ENES KARAGÖZ 5 / F 6 9 3.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 9 0.00 5 10 1.67 28.00 44.00 13.33 156.302 4657 1563 1515 96
97 563 - HATİCE CEYHAN 5 / B 4 10 0.67 6 4 4.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 4 10 0.67 27.00 46.00 11.68 144.524 4831 1615 1564 97
98 603 - AHMETKAĞAN SÜNBÜI 5 / D 5 10 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 7 5.67 1 7 -1.33 14.00 24.00 6.01 142.738 4858 1624 1572 98
99 630 - MUHAMETERENGÜNDO *N 5 / E 5 10 1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 4 11 0.33 22.00 53.00 4.33 115.991 5153 1712 1656 99
100 638 - M EFE KOÇAK 5 / F 4 11 0.33 3 7 0.67 0 10 -3.33 4 6 2.00 3 12 -1.00 6 9 3.00 20.00 55.00 1.67 114.809 5167 1715 1659 100
101 514 - ŞEYDANUR BAITACI 5 / B 3 12 -1.00 5 5 3.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 5 10 1.67 21.00 54.00 3.00 112.444 5190 1723 1667 101
102 512 - ZÜMRA ÇAKMAK 5 / B 4 11 0.33 4 6 2.00 1 7 -1.33 4 5 2.33 0 10 -3.33 6 8 3.33 19.00 47.00 3.33 110.347 5211 1726 1670 102
103 634 - DUHAN KOÇAK 5 / F 6 9 3.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 19.00 56.00 0.33 105.324 5247 1732 1676 103
104 0 - *Y * EN E *IM 5 / B 3 12 -1.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 5 10 1.67 1 14 -3.67 20.00 55.00 1.67 91.120 5327 1750 1691 104
105 616 - ABDUI BAKİ KILIÇ 5 / E 2 13 -2.33 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 2 13 -2.33 17.00 58.00 -2.32 68.658 5411 1765 1705 105

Genel 7.04 5.46 3.68 3.51 4.47 5.79 29.95 256.769 5445
İl 7.41 5.94 4.15 3.96 4.79 6.33 32.59 269.248 1769

İlçe 7.48 5.99 4.20 4.00 4.82 6.39 32.87 270.685 1709
Kurum 7.42 6.63 4.17 4.46 4.66 7.70 35.04 281.353 105
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