
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çorum MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 2021 - Deneme Sınavı-2 - 8.Sınıf 18011 160 57 49

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.28 5.18 11.56 6.61 2.70 5.70 5.86 3.52 4.68 5.46 2.31 4.69 6.20 5.94 4.22 10.69 6.57 8.50 48.08 26.21 39.35 266.165

İl Ortalaması 14.32 4.30 12.89 6.73 2.36 5.94 6.33 3.04 5.31 5.63 1.78 5.04 5.41 4.83 3.80 11.09 5.79 9.16 49.51 22.10 42.15 277.338
Okul Ortalaması 14.69 4.04 13.35 6.65 2.22 5.91 6.80 2.69 5.90 5.06 1.59 4.53 4.86 4.08 3.50 11.73 5.33 9.96 49.80 19.96 43.15 283.049

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 146 - ŞAMİL ÖZYILMAZ 8 / A 20 0 20.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 18 1 17.67 19 1 18.67 86.00 3.00 85.01 476.341 112 2 1 1
2 434 - FEYZA ERDOĞAN 8 / D 18 2 17.33 8 1 7.67 10 0 10.00 10 0 10.00 18 1 17.67 19 0 19.00 83.00 4.00 81.67 460.993 337 3 2 2
3 214 - FEYZA ÖZGE ÇAM 8 / E 18 2 17.33 9 0 9.00 8 2 7.33 10 0 10.00 17 0 17.00 18 1 17.67 80.00 5.00 78.33 447.156 699 6 3 3
4 327 - ŞEVVAL KARA 8 / D 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 16 1 15.67 17 0 17.00 80.00 4.00 78.68 444.741 762 7 4 4
5 0 - ZEYNEP BARAN 8 / D 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 17 3 16.00 17 2 16.33 81.00 8.00 78.34 442.726 829 8 5 5
6 400 - MERYEM BÜŞRA KAN 8 / D 17 3 16.00 10 0 10.00 8 2 7.33 6 3 5.00 12 0 12.00 18 2 17.33 71.00 10.00 67.66 401.704 2258 15 6 6
7 388 - İSMET ŞANÖZ 8 / B 20 0 20.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 0 7.00 8 3 7.00 17 2 16.33 70.00 7.00 67.67 392.830 2591 21 7 7
8 144 - AZRA NUR AFAT 8 / F 19 1 18.67 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 6 8.00 15 5 13.33 70.00 16.00 64.67 373.585 3303 28 8 8
9 359 - DİLŞAD SARIOĞLU 8 / E 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 2 8.33 17 3 16.00 68.00 13.00 63.67 367.659 3558 31 9 9

10 206 - ESRA ÇAVUŞ 8 / D 17 1 16.67 8 1 7.67 7 1 6.67 10 0 10.00 6 3 5.00 16 1 15.67 64.00 7.00 61.68 357.333 3996 34 11 10
11 0 - ALİ İHSAN GÜL 0 / 0 16 3 15.00 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 10 4 8.67 15 5 13.33 67.00 16.00 61.67 355.807 4037 35 12 11
12 262 - ELİF ERET 8 / F 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 5 4 3.67 9 4 7.67 11 6 9.00 62.00 17.00 56.35 340.548 4723 44 13 12
13 357 - CEREN GÜLENÇ 8 / E 17 2 16.33 7 1 6.67 7 1 6.67 0 0 0.00 3 4 1.67 18 1 17.67 52.00 9.00 49.01 331.141 5153 45 14 13
14 23 - ABDULLAH ÇAĞ AR 8 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 7 4 5.67 12 8 9.33 65.00 16.00 59.67 326.178 5431 48 15 14
15 53 - ABDULLAH AKSOY 8 / C 18 2 17.33 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 2 4 0.67 15 5 13.33 61.00 15.00 56.00 322.207 5644 50 16 15
16 290 - ONUR ÇAMLI 8 / A 17 2 16.33 9 0 9.00 7 2 6.33 8 1 7.67 3 5 1.33 14 5 12.33 58.00 15.00 52.99 311.793 6153 56 17 16
17 610 - SUDEM FINDIKCI 8 / F 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 8 0.33 14 4 12.67 58.00 21.00 51.00 298.533 6823 64 19 17
18 436 - ZELİHA GÜNDOĞDU 8 / D 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 7 2 6.33 2 6 0.00 14 5 12.33 57.00 19.00 50.66 295.052 7024 67 20 18
19 114 - BİNNUR HIZ 8 / F 17 3 16.00 8 2 7.33 6 4 4.67 4 6 2.00 4 7 1.67 13 7 10.67 52.00 29.00 42.34 288.681 7356 69 21 19
20 50 - SUDENAZ BIYIK 8 / F 15 4 13.67 8 2 7.33 5 5 3.33 5 2 4.33 3 4 1.67 14 4 12.67 50.00 21.00 43.00 288.193 7405 70 22 20
21 266 - B ESMA ŞAHİN 8 / D 13 7 10.67 8 2 7.33 5 5 3.33 1 2 0.33 4 7 1.67 15 5 13.33 46.00 28.00 36.66 268.400 8483 80 23 21
22 102 - ECRİNNUR ÇALIŞ 8 / F 15 2 14.33 4 5 2.33 6 3 5.00 2 1 1.67 0 0 0.00 13 4 11.67 40.00 15.00 35.00 267.407 8526 81 24 22
23 227 - HÜMEYSA BÖYÜKTAŞ 8 / D 14 6 12.00 7 3 6.00 6 4 4.67 4 5 2.33 1 5 -0.67 15 5 13.33 47.00 28.00 37.66 265.393 8645 83 25 23
24 287 - NİSANUR TEKİ N 8 / E 15 4 13.67 7 3 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 3 6 1.00 11 8 8.33 50.00 27.00 41.00 262.963 8778 84 26 24
25 408 - EBRAR KURTCU 8 / D 14 3 13.00 6 4 4.67 7 3 6.00 3 4 1.67 2 3 1.00 12 5 10.33 44.00 22.00 36.67 262.459 8822 85 27 25
26 269 - MERVE KOYUNCU 8 / F 14 6 12.00 4 6 2.00 7 3 6.00 3 3 2.00 5 5 3.33 11 6 9.00 44.00 29.00 34.33 258.993 9026 87 28 26
27 396 - ARDA UZLAŞAN 8 / A 12 6 10.00 6 3 5.00 7 3 6.00 0 0 0.00 4 1 3.67 12 6 10.00 41.00 19.00 34.67 256.563 9143 88 29 27
28 268 - MERVE GÖNEY 8 / E 14 6 12.00 7 3 6.00 6 3 5.00 7 2 6.33 1 6 -1.00 13 7 10.67 48.00 27.00 39.00 254.089 9268 89 30 28
29 0 - HAYRÜNNİSA ŞAHİN 8 / E 18 2 17.33 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 2 9 -1.00 8 10 4.67 49.00 30.00 39.00 251.111 9457 92 32 29
30 195 - BÜŞRA UZUN 8 / F 15 4 13.67 7 3 6.00 7 3 6.00 6 0 6.00 0 5 -1.67 11 6 9.00 46.00 21.00 39.00 251.111 9457 92 32 29
31 491 - HAMZA MUHAMMET 8 / C 15 5 13.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 2 5.33 5 6 3.00 7 9 4.00 49.00 26.00 40.33 250.104 9515 94 34 31
32 267 - MERT ŞAHİN 8 / B 17 3 16.00 6 4 4.67 5 5 3.33 4 3 3.00 3 12 -1.00 9 7 6.67 44.00 34.00 32.67 244.711 9806 98 35 32
33 60 - RANA KILIÇCI 8 / E 9 3 8.00 5 0 5.00 6 1 5.67 1 0 1.00 3 4 1.67 12 3 11.00 36.00 11.00 32.34 239.778 10079 101 36 33
34 202 - ELİF EYVAZ 8 / E 12 7 9.67 1 6 -1.00 7 1 6.67 4 1 3.67 3 1 2.67 11 7 8.67 38.00 23.00 30.35 238.341 10158 102 37 34
35 88 - ALPEREN ŞENTÜRK 8 / C 11 6 9.00 5 1 4.67 6 4 4.67 0 0 0.00 3 1 2.67 11 7 8.67 36.00 19.00 29.68 234.370 10373 104 38 35
36 425 - BURAK YÜCEL 8 / C 13 7 10.67 8 2 7.33 5 5 3.33 1 3 0.00 2 9 -1.00 12 7 9.67 41.00 33.00 30.00 230.400 10607 106 39 36
37 21 - VERA SONKAYA 8 / E 14 6 12.00 7 3 6.00 5 5 3.33 9 1 8.67 5 7 2.67 7 13 2.67 47.00 35.00 35.34 229.422 10675 108 40 37
38 197 - KÜBRA YILMAZER 8 / F 12 5 10.33 3 4 1.67 3 5 1.33 3 1 2.67 5 2 4.33 6 6 4.00 32.00 23.00 24.33 218.978 11333 113 41 38
39 16800 - BURAK ÜNAL 8 / C 14 6 12.00 5 5 3.33 4 5 2.33 1 0 1.00 1 5 -0.67 9 7 6.67 34.00 28.00 24.66 216.533 11475 115 42 39
40 278 - MÜNEVVER DÜZGÜN 8 / E 15 4 13.67 5 2 4.33 8 2 7.33 7 0 7.00 0 1 -0.33 3 7 0.67 38.00 16.00 32.67 210.667 11821 118 43 40
41 36 - ATIF AKDANALI 8 / A 11 8 8.33 6 4 4.67 3 7 0.67 2 1 1.67 3 4 1.67 9 9 6.00 34.00 33.00 23.01 205.200 12186 123 44 41
42 6 - ABDUIKADİR DEMİRER 8 / A 11 9 8.00 5 4 3.67 6 4 4.67 2 1 1.67 0 3 -1.00 10 7 7.67 34.00 28.00 24.68 201.763 12372 126 45 42
43 47 - ZEYNEP GÖKÇE 8 / D 12 5 10.33 7 2 6.33 5 4 3.67 2 4 0.67 0 6 -2.00 8 7 5.67 34.00 28.00 24.67 198.770 12550 129 47 43
44 337 - YAKUP DEMİRER 8 / C 14 6 12.00 6 4 4.67 5 5 3.33 0 0 0.00 1 7 -1.33 6 8 3.33 32.00 30.00 22.00 194.815 12797 131 48 44
45 305 - RAİFE NAZ HE 0 / 0 10 4 8.67 4 3 3.00 4 5 2.33 1 6 -1.00 1 4 -0.33 7 7 4.67 27.00 29.00 17.34 183.511 13506 135 49 45
46 286 - NİSANUR DÜNDAR 8 / F 11 9 8.00 6 4 4.67 9 1 8.67 5 5 3.33 0 3 -1.00 5 7 2.67 36.00 29.00 26.34 182.000 13577 137 50 46
47 83 - AHMET TALHA KOÇ 8 / B 11 8 8.33 0 0 0.00 8 2 7.33 0 0 0.00 1 4 -0.33 7 9 4.00 27.00 23.00 19.33 181.970 13606 138 51 47
48 64 - SEFA GAYRETLİ 8 / A 8 5 6.33 1 0 1.00 4 2 3.33 0 0 0.00 2 0 2.00 0 0 0.00 15.00 7.00 12.66 155.778 15103 147 53 48
49 281 - RUMEYSA YEŞİL 8 / E 5 3 4.00 4 1 3.67 2 4 0.67 2 5 0.33 1 4 -0.33 2 5 0.33 16.00 22.00 8.67 130.622 16327 153 55 49



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çorum SUNGURLU Fatih Ortaokulu 2021 - Deneme Sınavı-2 - 8.Sınıf 18011 160 103 66

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.28 5.18 11.56 6.61 2.70 5.70 5.86 3.52 4.68 5.46 2.31 4.69 6.20 5.94 4.22 10.69 6.57 8.50 48.08 26.21 39.35 266.165

İl Ortalaması 14.32 4.30 12.89 6.73 2.36 5.94 6.33 3.04 5.31 5.63 1.78 5.04 5.41 4.83 3.80 11.09 5.79 9.16 49.51 22.10 42.15 277.338
Okul Ortalaması 14.06 4.08 12.70 6.67 2.33 5.89 5.79 3.30 4.69 6.05 2.02 5.37 5.68 5.12 3.97 11.15 5.68 9.26 49.39 22.53 41.88 277.311

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 85 - ELİFHAZAL YETİK 8 / D 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 20 0 20.00 89.00 1.00 88.67 492.119 9 1 1 1
2 29 - BEGÜM BERRA S 8 / B 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 17 1 16.67 19 1 18.67 82.00 6.00 80.01 452.622 543 4 2 2
3 353 - SENA ÖZDEMİR 8 / D 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 15 3 14.00 17 3 16.00 78.00 10.00 74.67 420.978 1578 10 5 3
4 177 - NİSAN ERSAN 8 / A 16 4 14.67 9 0 9.00 8 2 7.33 9 1 8.67 16 3 15.00 18 2 17.33 76.00 12.00 72.00 415.556 1746 11 6 4
5 444 - ZYNP KÇTRK 8 / B 18 1 17.67 10 0 10.00 7 2 6.33 10 0 10.00 12 3 11.00 17 2 16.33 74.00 8.00 71.33 405.674 2105 13 8 5
6 180 - NUR SENA SARGIN 8 / D 17 2 16.33 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 11 3 10.00 19 1 18.67 73.00 10.00 69.67 403.215 2212 14 9 6
7 113 - EYLÜL ŞİMŞEK 8 / D 18 2 17.33 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 12 2 11.33 17 3 16.00 73.00 11.00 69.32 401.185 2301 16 10 7
8 20 - ALİ UMUT AKBULUT 8 / A 15 4 13.67 8 0 8.00 8 2 7.33 8 2 7.33 16 2 15.33 17 3 16.00 72.00 13.00 67.66 400.237 2308 18 12 8
9 384 - ZEYNEP ESİL KUZAY 8 / C 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 2 9.33 16 3 15.00 73.00 8.00 70.34 395.319 2488 19 13 9

10 207 - SAHİR GÜVENOĞ LU 8 / B 18 1 17.67 8 1 7.67 5 5 3.33 10 0 10.00 14 1 13.67 14 4 12.67 69.00 12.00 65.01 391.911 2594 22 15 10
11 233 - KÜBRA YILMAZ 8 / D 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 12 4 10.67 15 5 13.33 73.00 13.00 68.68 391.393 2610 23 16 11
12 21 - ALMINA GÜNEŞ 8 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 13 5 11.33 15 4 13.67 72.00 15.00 67.00 387.393 2772 24 17 12
13 124 - HASAN TAHA KOCAMANOĞLU 8 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 13 2 12.33 17 3 16.00 72.00 13.00 67.66 385.393 2880 25 18 13
14 62 - ÇAĞAN ÖZKANATOĞLU 8 / D 15 5 13.33 10 0 10.00 6 3 5.00 8 2 7.33 16 3 15.00 15 5 13.33 70.00 18.00 63.99 379.956 3040 26 19 14
15 69 - DURU AKBULUT 8 / A 20 0 20.00 9 0 9.00 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 14 4 12.67 70.00 7.00 67.67 372.119 3355 29 21 15
16 162 - NEBAHAT BETEROĞLU 8 / A 18 2 17.33 8 1 7.67 5 5 3.33 10 0 10.00 8 3 7.00 17 2 16.33 66.00 13.00 61.66 372.059 3367 30 22 16
17 38 - BERKAY ERDUGAN 8 / D 14 5 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 11 4 9.67 17 2 16.33 69.00 14.00 64.33 365.659 3648 32 23 17
18 374 - MEHMET GÜLÜNAY 8 / A 16 2 15.33 6 3 5.00 6 2 5.33 4 4 2.67 13 3 12.00 13 4 11.67 58.00 18.00 52.00 350.370 4262 37 25 18
19 152 - MELİKE KOÇAKER 8 / C 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 4 8.67 13 5 11.33 66.00 16.00 60.67 349.881 4287 39 27 19
20 175 - NİSA PİRİÇTİNALI 8 / A 17 3 16.00 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 5 4 3.67 17 3 16.00 65.00 14.00 60.34 347.926 4380 42 30 20
21 169 - NECLA ERÖKSÜZ 8 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 9 7 6.67 15 5 13.33 66.00 20.00 59.34 347.911 4389 43 31 21
22 94 - ELİFSU ÇANDIR 8 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 5 7 2.67 16 3 15.00 64.00 17.00 58.34 330.163 5191 47 33 22
23 11 - AHSEN MİRAY BAĞUÇ 8 / D 18 2 17.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 9 8 6.33 12 8 9.33 60.00 27.00 50.99 322.163 5665 51 35 23
24 103 - ENES KIRHAN 8 / D 18 1 17.67 10 0 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 8 7 5.67 10 7 7.67 62.00 19.00 55.68 320.311 5707 52 36 24
25 221 - EKİN TUANA KOÇAK 8 / C 17 3 16.00 7 3 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 6 4 4.67 13 5 11.33 58.00 20.00 51.34 318.281 5810 53 37 25
26 171 - HACER SOBACIOĞLU 8 / A 16 3 15.00 8 1 7.67 6 4 4.67 10 0 10.00 3 3 2.00 15 5 13.33 58.00 16.00 52.67 312.830 6083 55 39 26
27 115 - FATMA UZAN 8 / C 19 1 18.67 6 3 5.00 6 4 4.67 3 7 0.67 6 5 4.33 11 6 9.00 51.00 26.00 42.34 304.948 6487 60 43 27
28 137 - İREM KARADİŞ 8 / C 17 0 17.00 7 2 6.33 7 3 6.00 7 1 6.67 4 2 3.33 11 5 9.33 53.00 13.00 48.66 303.911 6569 61 44 28
29 329 - TUANA DUGAN 8 / B 16 3 15.00 8 1 7.67 6 4 4.67 8 2 7.33 5 6 3.00 11 4 9.67 54.00 20.00 47.34 293.111 7116 68 48 29
30 92 - ELİF MAVİ 8 / B 15 5 13.33 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 7 5 5.33 10 4 8.67 52.00 24.00 44.00 286.652 7491 71 49 30
31 246 - RAVZA NAZ MESCİ 8 / C 15 3 14.00 6 3 5.00 8 1 7.67 10 0 10.00 2 5 0.33 11 4 9.67 52.00 16.00 46.67 275.807 8064 73 51 31
32 32 - BERAT ÇAKIR 8 / D 18 1 17.67 8 1 7.67 7 1 6.67 5 0 5.00 3 8 0.33 8 4 6.67 49.00 15.00 44.01 274.844 8107 74 52 32
33 256 - FATİH AYDIN 8 / A 13 6 11.00 9 0 9.00 4 5 2.33 4 4 2.67 2 3 1.00 15 5 13.33 47.00 23.00 39.33 270.844 8352 76 54 33
34 43 - BURAK ÖKSÜZ 8 / A 17 3 16.00 7 2 6.33 3 4 1.67 9 1 8.67 3 8 0.33 10 5 8.33 49.00 23.00 41.33 270.830 8366 77 55 34
35 129 - HÜSEYİN CENGİZ 8 / A 14 3 13.00 8 1 7.67 3 4 1.67 4 3 3.00 1 5 -0.67 14 2 13.33 44.00 18.00 38.00 270.341 8384 78 56 35
36 315 - ZEHRA ÇALMAN 8 / B 15 5 13.33 7 2 6.33 6 2 5.33 6 2 5.33 5 5 3.33 8 9 5.00 47.00 25.00 38.65 253.526 9318 90 60 36
37 213 - EFNA DOĞA N 8 / B 15 2 14.33 2 2 1.33 5 3 4.00 2 0 2.00 0 4 -1.33 11 3 10.00 35.00 14.00 30.33 247.156 9686 96 62 37
38 93 - ELİFNAZ TEKBIYIKOĞLU 8 / B 15 4 13.67 10 0 10.00 7 3 6.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 10 10 6.67 49.00 30.00 39.00 245.200 9773 97 63 38
39 392 - BERAT AYÇİÇEK 8 / A 15 3 14.00 7 3 6.00 4 4 2.67 2 0 2.00 2 2 1.33 7 2 6.33 37.00 14.00 32.33 244.163 9841 99 64 39
40 75 - ELA ANAR 8 / A 14 4 12.67 6 3 5.00 3 5 1.33 7 2 6.33 2 6 0.00 9 5 7.33 41.00 25.00 32.66 237.274 10233 103 66 40
41 27 - BATUHAN KALKAN 8 / A 14 5 12.33 6 2 5.33 5 2 4.33 1 4 -0.33 6 7 3.67 7 11 3.33 39.00 31.00 28.66 228.370 10758 109 69 41
42 159 - MUSTAFA DAĞAŞAN 8 / A 13 6 11.00 4 6 2.00 6 4 4.67 4 1 3.67 1 5 -0.67 11 7 8.67 39.00 29.00 29.34 227.911 10780 110 70 42
43 291 - KAĞAN AVDIN 8 / A 10 8 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 3 2 2.33 1 7 -1.33 13 5 11.33 43.00 26.00 34.33 227.881 10787 111 71 43
44 147 - MELİH ATALAY 8 / D 12 8 9.33 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 4 16 -1.33 13 7 10.67 43.00 47.00 27.33 223.467 11037 112 72 44
45 141 - MEHMETCAN KERMAN 8 / D 12 8 9.33 7 3 6.00 5 4 3.67 2 5 0.33 3 9 0.00 11 9 8.00 40.00 38.00 27.33 217.511 11415 114 73 45
46 245 - SILANUR YURDASUCU 8 / D 14 6 12.00 8 2 7.33 7 3 6.00 3 2 2.33 3 8 0.33 6 9 3.00 41.00 30.00 30.99 214.044 11626 116 74 46
47 286 - EMİR RAHMAN ZENGİN 8 / C 16 4 14.67 8 1 7.67 4 3 3.00 4 4 2.67 0 1 -0.33 5 11 1.33 37.00 24.00 29.01 212.622 11704 117 75 47
48 189 - NUR SULTAN ÇETM İ 8 / D 14 6 12.00 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 1 8 -1.67 7 11 3.33 44.00 33.00 32.99 209.585 11927 120 77 48
49 72 - EFK* KOR 8 / B 12 7 9.67 8 2 7.33 4 4 2.67 8 2 7.33 2 9 -1.00 8 9 5.00 42.00 33.00 31.00 206.681 12104 121 78 49
50 153 - MLISSA TUNGA 8 / D 15 5 13.33 6 4 4.67 4 6 2.00 10 0 10.00 2 12 -2.00 5 8 2.33 42.00 35.00 30.33 205.644 12169 122 79 50
51 0 - SEFA İLTER 8 / C 12 6 10.00 8 2 7.33 6 4 4.67 3 0 3.00 0 2 -0.67 6 4 4.67 35.00 18.00 29.00 205.185 12191 124 80 51
52 110 - NAFİYE KOÇAKER 8 / C 13 7 10.67 4 5 2.33 7 3 6.00 5 5 3.33 0 8 -2.67 8 4 6.67 37.00 32.00 26.33 204.207 12240 125 81 52
53 143 - MEHMET EMİN ERZURUM 8 / A 9 5 7.33 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 5 2.33 9 11 5.33 33.00 40.00 19.66 195.748 12753 130 83 53
54 57 - BUSE ÇEŞİTCİOĞLU 8 / C 9 4 7.67 2 1 1.67 5 2 4.33 6 1 5.67 0 3 -1.00 7 8 4.33 29.00 19.00 22.67 182.474 13555 136 87 54
55 151 - MELİKE KOR 8 / C 12 6 10.00 6 4 4.67 6 4 4.67 3 5 1.33 1 14 -3.67 8 10 4.67 36.00 43.00 21.67 180.993 13644 139 88 55
56 442 - AYSİMA BULUT 8 / C 12 7 9.67 5 5 3.33 4 6 2.00 2 7 -0.33 2 8 -0.67 6 9 3.00 31.00 42.00 17.00 178.519 13803 140 89 56
57 277 - BUĞRA ÇINAR 8 / D 1 1 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 0 0 0.00 1 2 0.33 12 7 9.67 24.00 20.00 17.34 173.111 14125 141 90 57
58 357 - SEMİH UĞURÖZ 8 / D 6 6 4.00 3 7 0.67 0 7 -2.33 3 5 1.33 2 3 1.00 9 11 5.33 23.00 39.00 10.00 160.726 14843 144 92 58
59 193 - ONURALP DERE 8 / B 9 2 8.33 0 0 0.00 0 0 0.00 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 5.00 14.33 158.252 14973 145 93 59
60 238 - NİSA GÜL YARDIMCI 8 / B 11 9 8.00 1 3 0.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 1 3 0.00 3 4 1.67 18.00 27.00 9.00 156.311 15052 146 94 60
61 214 - ÖMER FARUK UYSAL 8 / D 10 9 7.00 3 5 1.33 2 5 0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 4 6 2.00 19.00 27.00 10.00 153.348 15209 148 95 61
62 212 - ÖMER ERYİĞİT 8 / A 7 13 2.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 5 14 0.33 7 13 2.67 29.00 60.00 9.00 138.533 15948 152 98 62
63 406 - ERENAY KIRH N 8 / A 6 7 3.67 4 4 2.67 2 8 -0.67 1 3 0.00 1 12 -3.00 7 13 2.67 21.00 47.00 5.34 122.756 16677 155 100 63
64 232 - ADEM UMUT ÇALIŞ 8 / D 3 2 2.33 0 4 -1.33 1 3 0.00 0 9 -3.00 1 8 -1.67 4 4 2.67 9.00 30.00 -1.00 113.319 17068 158 101 64
65 98 - EMİRHAN YILDIRIM 8 / B 7 3 6.00 1 4 -0.33 1 5 -0.67 0 0 0.00 0 9 -3.00 1 9 -2.00 10.00 30.00 0.00 104.444 17362 159 102 65
66 165 - NECDET ÇEKİCİ 8 / D 3 13 -1.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 0 1 -0.33 0 0 0.00 5 15 0.00 12.00 45.00 -2.99 89.659 17697 160 103 66



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çorum SUNGURLU ŞEHİT YAVUZ SELİM KARAMAN İMAM HATİP ORTAOKULU 2021 - Deneme Sınavı-2 - 8.Sınıf 18011 160 103 15

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.28 5.18 11.56 6.61 2.70 5.70 5.86 3.52 4.68 5.46 2.31 4.69 6.20 5.94 4.22 10.69 6.57 8.50 48.08 26.21 39.35 266.165

İl Ortalaması 14.32 4.30 12.89 6.73 2.36 5.94 6.33 3.04 5.31 5.63 1.78 5.04 5.41 4.83 3.80 11.09 5.79 9.16 49.51 22.10 42.15 277.338
Okul Ortalaması 14.67 4.93 13.02 6.67 2.93 5.69 5.60 3.73 4.36 5.07 1.40 4.60 3.60 4.80 2.00 9.07 6.07 7.04 44.67 23.87 36.71 252.454

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - KERİM KALINSAZLI 8 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 8 5.33 16 4 14.67 69.00 17.00 63.34 353.837 4114 36 24 1
2 0 - ABDULLAH BERK 0 / 0 16 4 14.67 9 1 8.67 6 3 5.00 10 0 10.00 5 5 3.33 15 3 14.00 61.00 16.00 55.67 324.696 5494 49 34 2
3 0 - ÖMER FARUK KALELİ 8 / B 15 5 13.33 6 4 4.67 8 2 7.33 8 1 7.67 3 3 2.00 16 4 14.67 56.00 19.00 49.67 306.919 6385 58 41 3
4 40 - VİLDAN AKBEY 8 / A 16 4 14.67 6 4 4.67 9 1 8.67 9 1 8.67 6 2 5.33 11 5 9.33 57.00 17.00 51.34 306.415 6428 59 42 4
5 30 - REYYAN ÖZSARAY 8 / A 15 5 13.33 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 6 3 5.00 12 6 10.00 56.00 21.00 48.99 298.489 6854 65 46 5
6 48 - EDANUR KOCA 8 / A 18 2 17.33 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 5 9 2.00 11 9 8.00 59.00 25.00 50.66 296.519 6952 66 47 6
7 2 - AHMET UZUNKAYA 8 / B 17 2 16.33 7 2 6.33 3 6 1.00 4 3 3.00 7 3 6.00 6 6 4.00 44.00 22.00 36.66 271.333 8310 75 53 7
8 0 - TUANA ERDOĞAN 8 / A 18 1 17.67 7 3 6.00 9 1 8.67 7 1 6.67 5 5 3.33 5 8 2.33 51.00 19.00 44.67 269.867 8393 79 57 8
9 31 - SEMANUR YALMANCI 8 / A 15 4 13.67 7 3 6.00 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 10 8 7.33 38.00 19.00 31.67 240.252 10063 100 65 9

10 50 - EFE KARAÇİL 8 / B 17 3 16.00 8 2 7.33 5 5 3.33 5 0 5.00 2 4 0.67 3 5 1.33 40.00 19.00 33.66 229.867 10659 107 68 10
11 17 - KAAN ŞENLİK 8 / B 12 8 9.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 1 2 0.33 0 3 -1.00 8 2 7.33 29.00 27.00 19.99 199.215 12536 128 82 11
12 54 - MUZAFFER TALHA BİRGİN 8 / B 12 6 10.00 5 5 3.33 0 5 -1.67 0 0 0.00 1 5 -0.67 7 6 5.00 25.00 27.00 15.99 187.378 13278 133 85 12
13 8 - ESRA KAYNARCA 8 / A 11 9 8.00 6 3 5.00 6 4 4.67 1 4 -0.33 0 4 -1.33 9 11 5.33 33.00 35.00 21.34 184.948 13412 134 86 13
14 44 - MERT KOR 8 / B 10 10 6.67 6 3 5.00 3 7 0.67 5 5 3.33 1 11 -2.67 6 4 4.67 31.00 40.00 17.67 164.711 14615 143 91 14
15 23 - MUSTAFA SARIERİKLİ 8 / B 11 8 8.33 3 4 1.67 1 6 -1.00 0 0 0.00 5 7 2.67 1 10 -2.33 21.00 35.00 9.34 152.370 15239 149 96 15



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çorum SUNGURLU Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu 2021 - Deneme Sınavı-2 - 8.Sınıf 18011 160 103 22

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.28 5.18 11.56 6.61 2.70 5.70 5.86 3.52 4.68 5.46 2.31 4.69 6.20 5.94 4.22 10.69 6.57 8.50 48.08 26.21 39.35 266.165

İl Ortalaması 14.32 4.30 12.89 6.73 2.36 5.94 6.33 3.04 5.31 5.63 1.78 5.04 5.41 4.83 3.80 11.09 5.79 9.16 49.51 22.10 42.15 277.338
Okul Ortalaması 15.23 3.82 13.95 7.55 1.86 6.92 7.82 2.00 7.15 6.68 1.73 6.11 7.18 4.50 5.68 12.00 5.45 10.18 56.45 19.36 50.00 306.599

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 95 - M EMİN SARITEPECİ 8 / B 19 1 18.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 16 2 15.33 19 1 18.67 82.00 6.00 80.00 452.607 556 5 3 1
2 91 - İREM BİKE 8 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 15 1 14.67 19 0 19.00 81.00 4.00 79.67 438.785 947 9 4 2
3 129 - ZEYNEP SEPETCİ 8 / A 19 1 18.67 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 13 2 12.33 17 3 16.00 74.00 11.00 70.33 413.081 1862 12 7 3
4 30 - TAYYİP KARAMAN 8 / C 14 3 13.00 9 0 9.00 6 3 5.00 8 1 7.67 17 2 16.33 17 3 16.00 71.00 12.00 67.00 400.726 2304 17 11 4
5 79 - EDA NUR 8 / B 18 2 17.33 8 1 7.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 3 9.00 17 2 16.33 73.00 8.00 70.33 393.793 2534 20 14 5
6 55 - ÇİĞDEM ŞAHİN 8 / B 18 2 17.33 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 4 7.67 17 3 16.00 70.00 13.00 65.67 379.511 3067 27 20 6
7 222 - ALPARSLANŞENLİK 8 / B 15 5 13.33 9 1 8.67 8 2 7.33 5 4 3.67 13 7 10.67 15 5 13.33 65.00 24.00 57.00 350.356 4264 38 26 7
8 119 - SENA GÜVENOĞLU 8 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 6 5 4.33 15 4 13.67 67.00 13.00 62.67 349.867 4304 40 28 8
9 150 - ELİF YILMAZ 8 / C 18 1 17.67 8 0 8.00 10 0 10.00 10 0 10.00 7 2 6.33 11 0 11.00 64.00 3.00 63.00 348.889 4342 41 29 9

10 23 - AHMETKADİR GÖÇER 8 / A 17 3 16.00 8 1 7.67 9 1 8.67 10 0 10.00 5 3 4.00 14 5 12.33 63.00 13.00 58.67 330.607 5174 46 32 10
11 89 - HATİCE K* *ATALAK 8 / C 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 4 3 3.00 14 6 12.00 61.00 16.00 55.68 314.356 5990 54 38 11
12 124 - YİĞİT AGAGÜNDÜZ 8 / B 15 5 13.33 7 3 6.00 10 0 10.00 5 3 4.00 10 2 9.33 10 6 8.00 57.00 19.00 50.66 311.319 6172 57 40 12
13 130 - ZEYNEP TOKGÖZ 8 / C 14 3 13.00 6 1 5.67 9 1 8.67 8 2 7.33 4 1 3.67 12 1 11.67 53.00 9.00 50.01 300.044 6750 63 45 13
14 39 - AYŞENUR SARIERİKLİ 8 / C 15 5 13.33 6 3 5.00 9 1 8.67 9 0 9.00 3 4 1.67 11 5 9.33 53.00 18.00 47.00 277.763 7943 72 50 14
15 114 - HİLAL LALOĞLU 8 / A 18 2 17.33 6 2 5.33 9 1 8.67 4 3 3.00 3 1 2.67 6 6 4.00 46.00 15.00 41.00 267.407 8526 81 58 15
16 41 - ILAYDA GÜNDÜZ 8 / B 19 1 18.67 6 4 4.67 5 5 3.33 5 3 4.00 5 9 2.00 7 10 3.67 47.00 32.00 36.34 262.015 8831 86 59 16
17 123 - YASİN ALAZCIOĞLU 8 / B 13 4 11.67 8 0 8.00 5 2 4.33 2 1 1.67 6 3 5.00 7 7 4.67 41.00 17.00 35.34 247.200 9663 95 61 17
18 87 - ESRA CEREN 8 / A 14 2 13.33 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 1 7 -1.33 7 5 5.33 45.00 21.00 37.99 233.304 10451 105 67 18
19 1 - **A*G E 8 / B 11 8 8.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 6 1.00 9 11 5.33 8 12 4.00 38.00 50.00 21.33 210.089 11873 119 76 19
20 120 - SEVDE ALAF 8 / A 11 5 9.33 8 2 7.33 6 4 4.67 0 3 -1.00 1 6 -1.00 8 10 4.67 34.00 30.00 24.00 193.333 12887 132 84 20
21 59 - ASLI GÖYHAN 8 / C 8 10 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 7 12 3.00 30.00 47.00 14.34 146.444 15532 151 97 21
22 0 - ALİ BARAN 8 / C 8 12 4.00 8 2 7.33 5 5 3.33 0 0 0.00 0 12 -4.00 6 14 1.33 27.00 45.00 11.99 123.674 16654 154 99 22


