
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 8.SINIF RAFTİNG 1.DENEME 125 278 333 18231

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,96 5 5 3,00 6 4 4,65 5 4 3,91 5 8 2,65 9 9 6,04 40 37 27,21 207,250

Okul Ortalaması 12 7 9,97 5 4 4,02 7 2 6,42 6 3 4,66 6 6 4,34 11 7 8,68 48 30 38,09 253,600

KATILIMLAR

1 533 SERHAT KARAKURT 8D 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 83 7 80,67 449,640 1 1 1 1 51

2 97 FURKAN TOKMAK 8D 15 3 14,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 17 1 16,67 18 2 17,33 78 8 75,33 428,333 2 2 5 7 143

3 39 İBRAHİM KARAKAYA 8E 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 15 5 13,33 78 12 74,00 422,400 1 3 6 8 182

4 295 RUKİYE ÇAM 8A 16 3 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 1 11,67 19 1 18,67 77 5 75,34 412,653 1 4 9 11 249

5 4 ABDULLAH ÖZŞAHİN 8D 17 3 16,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 16 0 16,00 14 6 12,00 72 14 67,33 397,200 3 5 11 13 397

6 550 KEVSER ALBAYRAK 8C 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 74 6 72,00 394,780 1 6 12 14 424

7 24 ASLINUR AĞAÇ 8C 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 3 4 1,67 12 1 11,67 19 1 18,67 69 11 65,35 390,840 2 7 14 16 482

8 322 ŞÜHEDA YARDIMCI 8C 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 2 14,33 17 1 16,67 72 13 67,67 390,183 3 8 15 17 494

9 479 Z ECRİN BOYVAT 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 13 2 12,33 16 3 15,00 73 11 69,33 390,013 2 9 16 18 497

10 164 YUSUF İŞCEN 8D 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 14 5 12,33 18 2 17,33 72 17 66,33 388,063 4 10 17 19 519

11 293 TARI  B ŞAHAN 8E 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 6 11,00 18 2 17,33 74 15 69,00 383,410 2 11 19 21 585

12 20 MEHMET ÖZÜYAĞLI 8D 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 13 3 12,00 15 5 13,33 73 13 68,67 381,000 5 12 22 24 631

13 57 AKİF AKDANALI 8F 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 2 10,33 16 4 14,67 73 10 69,67 379,763 1 13 24 26 653

14 449 MEHMET EFE ÜNLÜ 8E 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 12 6 10,00 17 3 16,00 72 16 66,66 373,593 3 14 26 28 756

15 257 NEŞE KARACAÖREN 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 3 7,00 18 2 17,33 70 11 66,33 371,770 3 15 27 29 789

16 85 FATMA BAYAR 8A 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 2 11,33 14 6 12,00 70 14 65,33 370,847 4 16 28 30 803

17 303 SUDE SAĞLAM 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 4 7,67 18 1 17,67 69 13 64,68 369,553 5 17 30 32 828

18 477 OĞUZHAN ÇALIŞKAN 8D 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 11 1 10,67 13 7 10,67 70 12 66,01 368,160 6 18 31 33 855

19 22 AHMET TAHA ATEŞ 8D 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 4 8,67 18 2 17,33 69 15 64,00 367,180 7 19 33 35 870

20 19 AHMETHAKAN EBİL 8D 14 6 12,00 9 0 9,00 8 2 7,33 6 2 5,33 15 2 14,33 14 4 12,67 66 16 60,66 365,323 8 20 34 36 904

21 354 ZEYNEP SUDE BATUR 8A 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 2 5,33 18 2 17,33 68 10 64,66 365,173 6 21 35 37 906

22 82 CEYLİN ÖZ 8A 17 3 16,00 4 6 2,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 2 9,33 16 2 15,33 65 15 59,99 364,633 7 22 36 38 919

23 362 KÜB * DÜVEN 8B 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 5 8,33 19 1 18,67 66 19 59,66 354,050 1 23 41 45 1154

24 246 ONUR ŞAMLI 8D 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 3 9,00 16 4 14,67 66 17 60,34 347,763 9 24 42 46 1309

25 157 EFE KEPCE 8E 15 5 13,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 11 4 9,67 16 4 14,67 63 22 55,67 346,063 4 25 43 47 1364

26 191 İREM DAL 8A 14 5 12,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 3 8,00 16 4 14,67 66 15 61,00 345,543 8 26 45 49 1376

27 233 MELEKZEHRA SERT 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 3 7,00 15 5 13,33 63 18 57,00 327,410 9 27 51 56 1910

28 40 ZEYNEP KÜLCÜ 8A 14 5 12,33 4 4 2,67 9 1 8,67 9 0 9,00 10 3 9,00 13 6 11,00 59 19 52,67 321,167 10 28 53 59 2114

29 284 ERVA KARAKAŞ 8A 14 6 12,00 6 3 5,00 9 1 8,67 8 1 7,67 8 4 6,67 15 4 13,67 60 19 53,68 320,447 11 29 55 61 2145

30 166 ERDEM VARAN 8D 12 8 9,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 4 7,67 15 5 13,33 63 20 56,33 320,017 10 30 57 64 2162

31 234 MELİH EGE BUDAK 8D 12 8 9,33 5 5 3,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 5 6,33 16 4 14,67 61 22 53,66 314,790 11 31 59 66 2332

32 5 MEHMT  EFE TURAN 8D 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 4 7,67 13 6 11,00 60 22 52,67 314,313 12 32 60 67 2348

33 248 M YUSUF SUNAR 8D 15 4 13,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 1 4,67 5 1 4,67 15 4 13,67 57 13 52,68 313,393 13 33 61 68 2374

34 478 EYMEN BOYVAT 8D 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 1 5,67 8 3 7,00 14 5 12,33 58 19 51,66 312,837 14 34 63 70 2394

35 104 ECRİN BERBER 8B 12 8 9,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 11 5 9,33 14 6 12,00 59 27 49,99 310,333 2 35 65 72 2496

36 378 NAZMİYEGÜL KARTAL 8C 12 8 9,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 0 8,00 6 2 5,33 16 4 14,67 57 19 50,66 304,340 4 36 71 78 2738

37 321 ŞİFA AKSOY  10 10 6,67 4 6 2,00 6 4 4,67 7 1 6,67 9 4 7,67 17 1 16,67 53 26 44,35 302,923 1 37 72 79 2796

38 254 BEGÜM ÖZTN A 8B 15 5 13,33 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 6 9 3,00 15 5 13,33 59 26 50,33 299,583 3 38 73 80 2943

39 379 OSMAN BEZİRCİ 8D 12 8 9,33 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 0 8,00 14 6 12,00 54 24 46,00 298,467 15 39 75 82 2987

40 395 ALİ BURAK ÖZ 8D 16 4 14,67 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 1 1 0,67 15 5 13,33 57 15 52,01 296,140 16 40 76 85 3075

41 296 SEDEF TOPCU  12 8 9,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 6 3,00 17 3 16,00 57 24 49,00 295,330 2 41 77 86 3111

42 421 BEYTULLAH ÇELİKBAŞ 8E 10 8 7,33 8 2 7,33 4 5 2,33 8 2 7,33 6 2 5,33 17 3 16,00 53 22 45,65 294,187 5 42 78 87 3160

43 349 ZEYNEP DEMİREL 8A 15 5 13,33 4 5 2,33 7 3 6,00 7 2 6,33 8 4 6,67 11 4 9,67 52 23 44,33 292,487 12 43 79 88 3226

44 74 NEVA ÖZKAN 8A 14 5 12,33 8 2 7,33 6 4 4,67 5 6 3,00 17 3 16,00 50 20 43,33 292,107 13 44 80 89 3250

45 152 SEVDENAZ ARDA 8B 15 2 14,33 4 5 2,33 7 2 6,33 3 2 2,33 6 5 4,33 14 6 12,00 49 22 41,65 287,237 4 45 82 92 3440

46 179 MUSTAFA SELÇUK 8E 11 9 8,00 10 0 10,00 10 0 10,00 4 2 3,33 7 4 5,67 14 6 12,00 56 21 49,00 286,583 6 46 83 93 3475

47 446 MEHMET UYAR 8E 12 8 9,33 4 6 2,00 6 4 4,67 6 4 4,67 9 11 5,33 16 4 14,67 53 37 40,67 285,373 7 47 85 96 3532
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48 361 M KASIM AHISHA 8E 14 5 12,33 3 6 1,00 4 4 2,67 0 5 -1,67 12 4 10,67 11 6 9,00 44 30 34,00 285,010 8 48 86 97 3552

49 907 YİĞİTMUSAB AKBATU 8D 14 6 12,00 4 6 2,00 8 2 7,33 1 4 -0,33 6 6 4,00 16 4 14,67 49 28 39,67 283,777 17 49 87 98 3613

50 301 SEVDE BÖLÜKBAŞ  17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 2 6 0,00 13 6 11,00 56 21 49,00 283,177 3 50 88 99 3645

51 72 MUSAB A 8E 15 5 13,33 5 5 3,33 9 1 8,67 10 0 10,00 12 7 9,67 6 13 1,67 57 31 46,67 281,520 9 51 89 100 3711

52 351 FATIMA Z SOFUOĞLU 8A 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 2 0 2,00 12 6 10,00 56 14 51,34 280,693 14 52 91 102 3749

53 324 TALHA EMİR ŞENER 8D 9 8 6,33 7 2 6,33 8 2 7,33 9 11 5,33 16 3 15,00 49 26 40,32 274,667 18 53 98 113 4041

54 215 EMRE KATIRANCİ 8D 13 7 10,67 8 2 7,33 6 4 4,67 3 2 2,33 3 7 0,67 17 3 16,00 50 25 41,67 273,383 19 54 100 115 4104

55 323 BEYZA İSLAM 8C 14 4 12,67 6 3 5,00 7 3 6,00 2 5 0,33 9 3 8,00 9 9 6,00 47 27 38,00 269,397 5 55 104 119 4326

56 501 BEYZA ÖZKADER 8C 16 4 14,67 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 7 0,67 8 11 4,33 11 9 8,00 48 41 34,33 259,210 6 56 109 127 4835

57 366 ERVA NUR KABAKDERE8C 14 6 12,00 4 6 2,00 8 2 7,33 3 4 1,67 8 10 4,67 10 4 8,67 47 32 36,34 258,770 7 57 110 128 4859

58 154 ECRİN NAZ 8C 9 11 5,33 4 6 2,00 9 1 8,67 3 7 0,67 6 8 3,33 16 4 14,67 47 37 34,67 250,513 8 58 117 136 5290

59 244 ABDULLAH GÜCCAN 8E 13 6 11,00 6 4 4,67 10 0 10,00 3 7 0,67 7 7 4,67 10 10 6,67 49 34 37,68 249,763 10 59 119 138 5329

60 620 MELİKE ÖZKAYA 8C 12 8 9,33 5 4 3,67 9 1 8,67 3 6 1,00 4 4 2,67 13 7 10,67 46 30 36,01 247,350 9 60 120 139 5454

61 450 ESMA DOĞAN  12 7 9,67 4 5 2,33 7 1 6,67 10 0 10,00 2 5 0,33 13 7 10,67 48 25 39,67 247,007 4 61 122 141 5474

62 433 GİZEM ÜNSAL 8B 11 9 8,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 12 0,00 13 7 10,67 53 33 42,00 243,787 5 62 126 147 5650

63 364 KÜBRA KÜMBÜL 8A 10 10 6,67 4 6 2,00 9 1 8,67 4 4 2,67 6 5 4,33 12 6 10,00 45 32 34,34 241,837 15 63 128 149 5754

64 414 KUBAN EFE ARSLAN 8D 12 6 10,00 4 4 2,67 6 3 5,00 9 0 9,00 0 1 -0,33 13 7 10,67 44 21 37,01 239,913 20 64 131 153 5855

65 602 SEFER TEKMEN 8E 10 10 6,67 6 4 4,67 4 6 2,00 8 2 7,33 7 10 3,67 12 8 9,33 47 40 33,67 237,110 11 65 134 156 6035

66 325 TALHA ODABAŞ 8D 12 8 9,33 3 7 0,67 8 2 7,33 4 6 2,00 2 5 0,33 14 6 12,00 43 34 31,66 233,917 21 66 135 157 6218

67 380 ALİEMİR CEYHAN 8D 9 8 6,33 4 2 3,33 5 4 3,67 4 2 3,33 4 2 3,33 13 7 10,67 39 25 30,66 232,643 22 67 138 160 6304

68 225 NURLHUDA KUAD 8A 13 7 10,67 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 6 1,00 10 8 7,33 46 31 35,67 231,797 16 68 139 161 6354

69 187 HİRANUR KAYA 8A 12 8 9,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 3 10 -0,33 13 7 10,67 46 37 33,67 230,257 17 69 141 165 6461

70 391 ZEYNEP RİYAD 8C 11 9 8,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 3 5,00 1 6 -1,00 12 8 9,33 47 29 37,33 224,173 10 70 150 174 6886

71 353 ZEYNEP NUR YILMAZ 8A 13 6 11,00 3 4 1,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 8 2,33 7 12 3,00 46 32 35,33 223,763 18 71 151 175 6920

72 238 MERT ALİ AKBAŞ 8F 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 0 9 -3,00 8 4 6,67 45 26 36,33 223,483 2 72 152 176 6935

73 499 RANA KATAR 8C 15 5 13,33 3 7 0,67 9 1 8,67 7 6 5,00 6 14 1,33 40 33 29,00 222,797 11 73 153 177 6991

74 56 AHMETSEFER YANMAZ8F 12 8 9,33 6 4 4,67 9 1 8,67 3 7 0,67 4 9 1,00 11 9 8,00 45 38 32,34 222,497 3 74 155 179 7015

75 367 İREMZEYNEP SONDÜL 8B 11 8 8,33 6 4 4,67 7 3 6,00 2 5 0,33 2 7 -0,33 13 6 11,00 41 33 30,00 220,307 6 75 156 180 7156

76 690 BETÜL ÖZKAYA 8C 11 9 8,00 1 9 -2,00 9 1 8,67 5 5 3,33 4 8 1,33 11 6 9,00 41 38 28,33 217,330 12 76 157 181 7372

77 328 TUĞBA KARAGÖZ 8B 10 6 8,00 4 5 2,33 9 1 8,67 2 0 2,00 3 3 2,00 8 5 6,33 36 20 29,33 211,723 7 77 162 187 7763

78 273 FATMA RAVZ A BÖREKCİ8A 12 6 10,00 3 6 1,00 8 1 7,67 3 3 2,00 3 5 1,33 9 9 6,00 38 30 28,00 211,340 19 78 165 190 7788

79 93 EBRAR DEVE 8C 12 6 10,00 5 5 3,33 0 1 -0,33 2 8 -0,67 7 5 5,33 6 7 3,67 32 32 21,33 209,530 13 79 167 192 7900

80 384 ZEYNEP ÇAKMAK 8B 13 6 11,00 4 6 2,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 11 9 8,00 41 48 25,00 209,210 8 80 168 193 7930

81 124 ELİF S DE KAMAN 8C 9 7 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 5 2,33 6 6 4,00 5 4 3,67 38 28 28,67 205,933 14 81 174 199 8177

82 600 MEDİNE KARTAL 8B 12 4 10,67 2 3 1,00 9 1 8,67 4 1 3,67 5 9 2,00 32 18 26,01 205,043 9 82 175 200 8232

83 500 ESİLA NAS KAYA 8C 13 3 12,00 1 5 -0,67 7 3 6,00 1 0 1,00 2 3 1,00 8 10 4,67 32 24 24,00 203,680 15 83 176 201 8333

84 79 BÜŞRANUR ÖZTÜRK 8C 12 7 9,67 3 6 1,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 9 7 6,67 38 41 24,33 200,580 16 84 177 203 8579

85 66 E ESİLA ŞENER 8C 9 11 5,33 1 5 -0,67 7 3 6,00 3 0 3,00 11 9 8,00 31 28 21,66 200,163 17 85 178 204 8611

86 182 HAMZA F ÖLÇER 8F 14 4 12,67 7 3 6,00 6 2 5,33 5 3 4,00 5 15 0,00 6 14 1,33 43 41 29,33 198,973 4 86 180 206 8723

87 347 ZEYNEP AVCI 8C 13 7 10,67 3 7 0,67 7 3 6,00 7 3 6,00 4 16 -1,33 9 11 5,33 43 47 27,34 198,440 18 87 182 208 8768

88 420 ELİFNAZ BUĞA 8C 8 11 4,33 2 6 0,00 3 5 1,33 2 4 0,67 7 5 5,33 10 10 6,67 32 41 18,33 197,757 19 88 183 209 8816

89 389 ESLEM KESGİN 8A 11 8 8,33 4 5 2,33 6 4 4,67 6 4 4,67 2 5 0,33 8 7 5,67 37 33 26,00 197,543 20 89 184 210 8835

90 300 SEHER GÜRSOY 8B 12 8 9,33 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 13 2,67 4 16 -1,33 45 45 30,00 193,053 10 90 189 217 9175

91 407 MUSTAFA TURA 8E 9 2 8,33 4 6 2,00 4 4 2,67 5 5 3,33 5 5 3,33 27 22 19,66 190,283 12 91 193 222 9347

92 255 MÜNEVVER CESARET 8B 13 4 11,67 5 4 3,67 7 3 6,00 3 5 1,33 1 5 -0,67 7 12 3,00 36 33 25,00 190,193 11 92 195 224 9358

93 75 BUSE ÇAPAR 8B 12 7 9,67 5 3 4,00 8 2 7,33 5 5 3,33 1 5 -0,67 7 11 3,33 38 33 26,99 189,210 12 93 196 226 9445

94 117 ZÜLAL SENA YÜCELEN 8B 12 7 9,67 3 7 0,67 7 3 6,00 3 3 2,00 1 0 1,00 7 11 3,33 33 31 22,67 189,087 13 94 197 227 9451
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95 240 MEVSİM YILMAZ 8C 7 3 6,00 1 4 -0,33 2 3 1,00 3 2 2,33 2 6 0,00 10 2 9,33 25 20 18,33 188,270 20 95 198 228 9506

96 314 SÜMEYYE SELBEST 8B 11 7 8,67 4 5 2,33 8 2 7,33 4 0 4,00 3 7 0,67 5 8 2,33 35 29 25,33 185,817 14 96 200 232 9697

97 118 ELİF NUR ÖREMİŞ 8B 12 8 9,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 0 3 -1,00 3 6 1,00 9 11 5,33 31 41 17,32 185,320 15 97 201 234 9734

98 334 YAREN ERDAL 8B 14 6 12,00 5 5 3,33 9 1 8,67 2 6 0,00 4 16 -1,33 5 10 1,67 39 44 24,34 181,077 16 98 203 236 10100

99 242 M EMİN KARACA 8E 9 8 6,33 3 3 2,00 10 0 10,00 2 2 1,33 2 6 0,00 7 8 4,33 33 27 23,99 179,253 13 99 205 239 10249

100 409 AHMET SARITAŞ 8F 11 6 9,00 5 3 4,00 1 2 0,33 5 2 4,33 22 13 17,66 178,517 5 100 208 242 10313

101 655 YUNUSEMRE ŞAHİN 8F 11 9 8,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 5 1,33 5 11 1,33 5 13 0,67 39 43 24,67 178,320 6 101 210 244 10333

102 76 BÜŞRA ÇATAL 8C 10 7 7,67 5 5 3,33 6 4 4,67 1 2 0,33 3 8 0,33 7 10 3,67 32 36 20,00 175,567 21 102 212 247 10565

103 139 ELİF KABACA 8C 13 7 10,67 5 5 3,33 6 4 4,67 1 4 -0,33 3 9 0,00 6 14 1,33 34 43 19,67 173,830 22 103 215 253 10728

104 358 YAĞMUR ÖZÜBEK 8C 11 7 8,67 2 5 0,33 7 1 6,67 4 4 2,67 3 4 1,67 3 9 0,00 30 30 20,01 171,743 23 104 218 257 10900

105 348 CEREN ARICI 8B 9 10 5,67 1 1 0,67 6 4 4,67 3 6 1,00 5 7 2,67 5 8 2,33 29 36 17,01 170,103 17 105 219 258 11032

106 356 ZEYNEP TOLAN  10 7 7,67 1 7 -1,33 6 3 5,00 3 3 2,00 4 12 0,00 6 9 3,00 30 41 16,34 165,347 5 106 221 260 11451

107 60 ENES ÖNCÜL 8F 12 8 9,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 15 -3,00 28 39 14,99 154,490 7 107 229 275 12411

108 365 EMİNE İNCE 8B 10 10 6,67 4 6 2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 34 56 15,33 154,333 18 108 230 276 12428

109 383 SENA ÇAKMAK 8B 12 6 10,00 5 4 3,67 5 4 3,67 0 6 -2,00 5 13 0,67 27 33 16,01 153,193 19 109 231 277 12527

110 636 EBRAR KAYA 8A 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 9 11 5,33 4 16 -1,33 31 59 11,33 146,627 21 110 236 283 13077

111 345 HAYRUNNİSA YILDIRIM8A 7 13 2,67 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 2 18 -4,00 10 9 7,00 34 55 15,67 144,177 22 111 238 286 13275

112 106 EL* AŞICI 8B 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 6 13 1,67 27 57 8,01 143,240 20 112 240 288 13355

113 142 EMİNE YILMAZ 8C 6 7 3,67 3 3 2,00 4 3 3,00 2 2 1,33 1 9 -2,00 6 4 4,67 22 28 12,67 142,737 24 113 242 291 13401

114 89 HASAN COŞKUN 8F 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 9 11 5,33 5 15 0,00 27 63 5,99 140,787 8 114 244 293 13578

115 159 İLAY KOÇ 8B 9 9 6,00 3 5 1,33 7 3 6,00 4 4 2,67 1 6 -1,00 4 13 -0,33 28 40 14,67 139,660 21 115 245 294 13666

116 422 EREN BU AK 8D 8 11 4,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 5 14 0,33 28 60 8,00 135,933 23 116 246 295 14002

117 472 TARIK DEVECİ 8E 6 13 1,67 2 7 -0,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 5 14 0,33 8 11 4,33 25 60 5,00 132,137 14 117 249 298 14333

118 429 ZEYNEP BAYINDIR 8C 9 11 5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 3 0,00 1 6 -1,00 6 13 1,67 23 47 7,33 131,473 25 118 250 299 14378

119 275 FURKAN ŞAHİN 8F 7 13 2,67 6 11 2,33 13 24 5,00 130,563 9 119 251 300 14454

120 302 SİNEM GÜR OY 8B 9 11 5,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 4 13 -0,33 4 16 -1,33 30 57 11,01 130,230 22 120 252 301 14480

121 256 NAGİHAN KIR 8 9 11 5,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 1 10 -2,33 5 14 0,33 27 53 9,33 123,693 1 121 255 304 15032

122 371 KADİRHAN SAYIN 8E 9 11 5,33 2 8 -0,67 1 8 -1,67 1 7 -1,33 6 14 1,33 2 18 -4,00 21 66 -1,01 105,987 15 122 262 315 16435

123 423 BATUHAN AKDEMİR 8F 5 15 0,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 20 70 -3,33 101,573 10 123 264 318 16735

124 71 KÜRŞAT YSR 8E 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 3 17 -2,67 21 69 -2,00 87,000 16 124 270 324 17490

125 77 FATMA GÜL KUNDUZ 8C 5 12 1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 3 16 -2,33 2 17 -3,67 18 66 -3,99 70,567 26 125 277 332 17926
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