
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 5. SINIF  3.DENEME 2021-2022 108 140 140 5649

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,41 8 6 5,89 5 5 2,96 4 5 2,50 5 8 2,09 6 8 3,79 35 39 22,64 201,710

Okul Ortalaması 10 5 8,23 10 5 8,41 6 4 4,80 6 4 4,54 6 7 3,35 8 6 6,10 45 29 35,43 260,320

KATILIMLAR

1 196 NURETTİN ÖZTEMİZ 5D 14 1 13,67 15 0 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 1 13,67 15 0 15,00 77 3 76,01 478,030 1 1 1 1 12

2 193 MUSTAFA BEKÖZ 5D 14 1 13,67 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 14 1 13,67 14 1 13,67 75 5 73,35 465,803 2 2 2 2 29

3 78 BERRA ÇELİK 5A 15 0 15,00 14 0 14,00 10 0 10,00 9 1 8,67 12 2 11,33 15 0 15,00 75 3 74,00 464,280 1 3 3 3 32

4 198 ÖMER SEFA KAYA 5D 14 1 13,67 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 14 1 13,67 14 1 13,67 73 7 70,68 459,310 3 4 4 4 37

5 1 ELİF AKIŞ 5A 15 0 15,00 15 0 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 2 10,33 15 0 15,00 75 3 74,00 459,070 2 5 5 5 38

6 171 MELİH ATAR 5D 14 1 13,67 15 0 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 12 3 11,00 14 1 13,67 74 6 72,01 447,017 4 6 6 6 66

7 267 ZEYNEP AŞCI 5A 14 1 13,67 14 1 13,67 10 0 10,00 9 0 9,00 12 1 11,67 13 1 12,67 72 4 70,68 442,703 3 7 8 8 81

8 40 AHMET ERKOÇ 5D 15 0 15,00 15 0 15,00 9 1 8,67 8 1 7,67 12 2 11,33 13 2 12,33 72 6 70,00 442,563 5 8 9 9 82

9 186 EYMEN TEMİZYÜREK 5D 13 2 12,33 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 12 3 11,00 14 1 13,67 73 7 70,67 438,603 6 9 10 10 92

10 205 RAVZA SAKİN 5A 15 0 15,00 15 0 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 2 9,33 13 2 12,33 73 4 71,66 435,203 4 10 11 11 105

11 0 ÖMER FARUK AKTAŞ 5D 14 1 13,67 12 3 11,00 8 2 7,33 8 1 7,67 11 4 9,67 14 1 13,67 67 12 63,01 418,257 7 11 12 12 171

12 235 YİĞİT EMRE DURMUŞBAŞ5E 12 3 11,00 14 0 14,00 8 2 7,33 8 0 8,00 10 1 9,67 14 1 13,67 66 7 63,67 409,347 1 12 13 13 200

13 189 MUHAMMET MENDAŞ 5D 14 1 13,67 13 2 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 2 9,33 12 3 11,00 68 9 65,00 408,963 8 13 14 14 202

14 125 ELİF BAYAR 5A 12 2 11,33 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 11 2 10,33 11 4 9,67 67 10 63,67 396,423 5 14 16 16 264

15 264 ZAFER TERLEMEZ 5D 10 5 8,33 14 1 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 11 3 10,00 14 1 13,67 66 13 61,67 395,883 9 15 17 17 266

16 227 YAHYA ÖZÜYAĞLI 5D 13 2 12,33 13 2 12,33 9 1 8,67 6 3 5,00 12 2 11,33 11 4 9,67 64 14 59,33 394,590 10 16 18 18 271

17 149 HATİCEBERR İPEK 5A 14 0 14,00 12 1 11,67 7 2 6,33 9 1 8,67 6 1 5,67 13 2 12,33 61 7 58,67 380,450 6 17 20 20 341

18 271 AHMET EREN KUYUMCU5D 13 2 12,33 14 1 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 5 7,33 12 3 11,00 64 15 58,99 377,537 11 18 21 21 351

19 145 FİRDEVS KARAKURT 5A 13 2 12,33 14 1 13,67 7 3 6,00 8 1 7,67 11 2 10,33 9 6 7,00 62 15 57,00 372,337 7 19 22 22 372

20 265 ZEHRA BENLİ 5C 11 4 9,67 12 2 11,33 6 4 4,67 6 4 4,67 11 1 10,67 12 3 11,00 58 18 52,01 370,413 1 20 23 23 389

21 116 ALMİNA ÜLKER 5A 11 4 9,67 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 4 7,67 13 2 12,33 62 16 56,66 370,057 8 21 24 24 393

22 147 HASAN EMİR KELEM 5D 13 1 12,67 12 2 11,33 9 1 8,67 8 1 7,67 9 2 8,33 9 3 8,00 60 10 56,67 365,413 12 22 25 25 431

23 162 ARDA AÇIKGÖZ 5D 9 6 7,00 11 4 9,67 7 3 6,00 9 1 8,67 11 4 9,67 12 3 11,00 59 21 52,01 355,417 13 23 26 26 507

24 50 ASLI CANDEMİR 5A 13 2 12,33 12 2 11,33 6 3 5,00 9 1 8,67 6 4 4,67 12 2 11,33 58 14 53,33 351,507 9 24 27 27 538

25 132 EMİNEBETÜL SÖNMEZ 5A 12 3 11,00 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 0 5,00 11 4 9,67 59 11 55,34 344,350 10 25 28 28 591

26 129 ELİFNUR AKOĞLU 5C 15 0 15,00 10 4 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 9 5 7,33 58 15 53,01 341,980 2 26 29 29 604

27 47 ALPEREN YILDIRIM 5D 11 4 9,67 11 2 10,33 5 3 4,00 8 1 7,67 9 4 7,67 10 4 8,67 54 18 48,01 334,030 14 27 30 30 667

28 261 YUSUF ÖZÜTÜRKER 5E 10 3 9,00 10 2 9,33 10 0 10,00 9 0 9,00 7 0 7,00 9 4 7,67 55 9 52,00 331,420 2 28 31 31 691

29 38 AHMET T DEMİR 5D 11 4 9,67 10 5 8,33 4 6 2,00 9 1 8,67 6 5 4,33 13 2 12,33 53 23 45,33 326,257 15 29 32 32 738

30 221 ŞEYMA BAŞ 5A 14 1 13,67 12 2 11,33 9 1 8,67 8 1 7,67 5 6 3,00 9 4 7,67 57 15 52,01 325,760 11 30 33 33 741

31 213 SELİNA ALAN 5B 13 2 12,33 8 6 6,00 7 2 6,33 4 2 3,33 5 1 4,67 11 3 10,00 48 16 42,66 319,080 1 31 34 34 807

32 430 KEREM BURAN 5F 14 1 13,67 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 9 2,00 9 6 7,00 59 20 52,34 317,843 1 32 35 35 819

33 195 NİSA SU EVCİMEN 5C 14 1 13,67 12 2 11,33 9 1 8,67 10 0 10,00 3 9 0,00 10 5 8,33 58 18 52,00 312,067 3 33 36 36 864

34 287 RABİYA CANDAN 5C 14 1 13,67 12 2 11,33 9 1 8,67 6 2 5,33 3 4 1,67 9 5 7,33 53 15 48,00 306,407 4 34 38 38 924

35 48 TUSEM BERBEROĞLU 5A 12 3 11,00 11 4 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 8 1,33 11 4 9,67 55 22 47,67 304,963 12 35 39 39 945

36 150 HAVVA NUR ÖZÇETİN 5A 14 1 13,67 8 7 5,67 7 3 6,00 5 3 4,00 5 6 3,00 10 5 8,33 49 25 40,67 302,470 13 36 40 40 966

37 210 SALİM B ALTUNAY 5D 10 5 8,33 11 4 9,67 7 3 6,00 5 5 3,33 7 6 5,00 11 4 9,67 51 27 42,00 302,243 16 37 41 41 971

38 155 İLKAY NUR KOÇEROĞLU5B 13 2 12,33 12 3 11,00 8 2 7,33 10 0 10,00 5 8 2,33 8 7 5,67 56 22 48,66 300,817 2 38 42 42 990

39 269 EMİR BARTU COŞAR 5E 7 4 5,67 9 6 7,00 4 5 2,33 4 6 2,00 7 6 5,00 14 1 13,67 45 28 35,67 296,357 3 39 43 43 1033

40 99 ÖMER TALHA ULUSOY 5D 9 5 7,33 14 1 13,67 8 2 7,33 6 4 4,67 6 7 3,67 10 5 8,33 53 24 45,00 291,170 17 40 44 44 1085

41 229 Y İĞİTEFE DEMİR 5F 10 5 8,33 14 1 13,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 3 2,00 10 3 9,00 51 18 45,00 289,817 2 41 45 45 1097

42 49 AMİNE ŞAHİN 5C 9 6 7,00 10 5 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 8 4,33 9 5 7,33 52 27 42,99 285,557 5 42 46 46 1153

43 208 RÜMEYSA KESKİN 5B 10 2 9,33 9 4 7,67 8 0 8,00 4 5 2,33 5 4 3,67 9 4 7,67 45 19 38,67 280,763 3 43 47 47 1208

44 197 ÖMERERDEM IŞIK 5F 10 3 9,00 11 4 9,67 6 3 5,00 8 1 7,67 3 5 1,33 9 3 8,00 47 19 40,67 274,217 3 44 48 48 1292

45 137 ESLEMNUR YÜCEL 5C 7 8 4,33 11 4 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 6 6,00 9 6 7,00 49 30 39,00 274,217 6 44 48 48 1292

46 286 ABDULKADİR TOMUK 5E 13 2 12,33 8 7 5,67 8 2 7,33 6 4 4,67 4 4 2,67 7 7 4,67 46 26 37,34 270,623 4 46 50 50 1340

47 202 RANA ALTUNTAŞ 5A 13 2 12,33 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 3 9 0,00 6 8 3,33 52 24 43,99 264,317 14 47 51 51 1411
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48 87 BUĞLEM AKSOY 5A 11 4 9,67 11 4 9,67 6 4 4,67 4 4 2,67 3 3 2,00 8 4 6,67 43 23 35,35 260,623 15 48 52 52 1470

49 146 FURKAN ALTUNER 5D 10 5 8,33 12 3 11,00 6 4 4,67 5 5 3,33 5 10 1,67 9 6 7,00 47 33 36,00 256,710 18 49 53 53 1506

50 400 UĞUR BUĞRA ACIOĞLU5E 13 2 12,33 12 3 11,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 8 3,33 5 10 1,67 46 33 34,99 255,217 5 50 54 54 1528

51 119 ELİFAZRA DOĞAN 5C 8 3 7,00 12 3 11,00 10 0 10,00 6 4 4,67 2 4 0,67 8 4 6,67 46 18 40,01 252,717 7 51 55 55 1562

52 184 MUHAMMED KAYA 5F 10 5 8,33 13 2 12,33 8 2 7,33 5 5 3,33 4 11 0,33 8 7 5,67 48 32 37,32 245,150 4 52 56 56 1652

53 282 ABDULKADİR EMRE ARICI5E 7 8 4,33 11 4 9,67 8 2 7,33 3 6 1,00 4 10 0,67 11 3 10,00 44 33 33,00 241,117 6 53 57 57 1702

54 297 YASİN KILIÇOĞLU 5E 10 5 8,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 9 0,00 11 4 9,67 35 27 26,00 237,087 7 54 58 58 1759

55 144 FİLİZ DEVA EKER 5B 10 4 8,67 10 4 8,67 5 4 3,67 4 4 2,67 2 5 0,33 8 4 6,67 39 25 30,68 236,513 4 55 59 59 1768

56 88 BU*RA FINDİÇİ 5D 8 7 5,67 12 3 11,00 7 3 6,00 4 6 2,00 5 8 2,33 8 7 5,67 44 34 32,67 235,697 19 56 60 60 1779

57 341 ABDULHAKİM BÖLÜKBAŞ5E 7 3 6,00 8 7 5,67 4 2 3,33 3 5 1,33 6 5 4,33 7 4 5,67 35 26 26,33 234,823 8 57 61 61 1805

58 112 ECRİN AKIŞ 5B 13 2 12,33 12 3 11,00 7 2 6,33 4 6 2,00 3 9 0,00 5 9 2,00 44 31 33,66 233,110 5 58 62 62 1827

59 102 BURAKF*UK AYDIN 5E 10 5 8,33 8 7 5,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 7 6 5,00 7 8 4,33 36 42 22,00 231,030 9 59 63 63 1864

60 258 YUSUFEMIR KORKMAZ 5E 9 6 7,00 8 7 5,67 9 1 8,67 6 4 4,67 5 8 2,33 6 8 3,33 43 34 31,67 228,490 10 60 64 64 1916

61 151 HAYRUNNİSA HIZ 5B 10 5 8,33 11 3 10,00 4 6 2,00 5 5 3,33 1 14 -3,67 11 3 10,00 42 36 29,99 226,180 6 61 65 65 1955

62 183 BERKAN PRO ÖZCANBAZ5F 9 6 7,00 12 3 11,00 6 3 5,00 1 1 0,67 8 5 6,33 36 18 30,00 223,903 5 62 67 67 1995

63 83 BEYZANUR KIRÇI 5B 13 2 12,33 9 6 7,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 9 6 7,00 38 42 24,00 221,630 7 63 69 69 2026

64 290 İREM KIR 5B 7 8 4,33 10 5 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 10 1,67 8 7 5,67 42 38 29,33 221,030 8 64 70 70 2033

65 201 KATARANADA KIVAT 5C 8 7 5,67 9 6 7,00 7 3 6,00 5 5 3,33 7 8 4,33 5 10 1,67 41 39 28,00 218,857 8 65 71 71 2078

66 128 ECRİN NAZ ÖLÇER 5A 11 4 9,67 9 5 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 3 9 0,00 5 9 2,00 42 32 31,34 217,753 16 66 72 72 2099

67 277 HAKKIAYAZ ÖZEL 5F 8 5 6,33 10 5 8,33 7 2 6,33 7 3 6,00 2 9 -1,00 7 5 5,33 41 29 31,32 215,617 6 67 73 73 2132

68 262 YUSUF UYAR 5E 11 4 9,67 6 7 3,67 4 5 2,33 5 4 3,67 6 5 4,33 3 11 -0,67 35 36 23,00 213,130 11 68 74 74 2184

69 0 MUHAMMET KVAD 5F 14 1 13,67 9 6 7,00 5 5 3,33 1 6 -1,00 3 3 2,00 32 21 25,00 212,690 7 69 75 75 2194

70 45 ALEYNA EMEKTAR 5B 6 7 3,67 10 5 8,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 9 3,00 7 7 4,67 38 39 25,00 210,290 9 70 76 76 2231

71 298 SÜMEYYE KEŞLİK 5B 8 7 5,67 5 7 2,67 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 8 7 5,67 34 38 21,35 210,233 10 71 77 77 2234

72 81 BETÜL SARE EFE 5B 8 7 5,67 10 5 8,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 11 4 9,67 38 42 24,01 208,230 11 72 78 78 2265

73 1 ERKAM BÖYÜKTAŞ 5E 6 9 3,00 9 5 7,33 5 5 3,33 5 5 3,33 7 8 4,33 6 9 3,00 38 41 24,32 206,773 12 73 79 79 2291

74 174 MELİKE NUR ÖREMİŞ 5B 8 7 5,67 14 1 13,67 5 5 3,33 4 6 2,00 1 8 -1,67 8 6 6,00 40 33 29,00 205,717 12 74 81 81 2315

75 263 YUSUF YİĞİTER 5F 9 5 7,33 9 5 7,33 2 4 0,67 5 3 4,00 4 5 2,33 4 7 1,67 33 29 23,33 204,140 8 75 82 82 2342

76 63 AZRANUR BOZKAN 5A 8 3 7,00 9 3 8,00 7 3 6,00 3 5 1,33 6 8 3,33 2 7 -0,33 35 29 25,33 202,007 17 76 83 83 2384

77 266 ZEYNEP AÇIK 5C 7 8 4,33 7 6 5,00 4 6 2,00 7 2 6,33 3 7 0,67 7 6 5,00 35 35 23,33 198,890 9 77 84 84 2443

78 218 TAHA AYDOĞAN 5F 9 6 7,00 9 6 7,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 11 0,33 6 9 3,00 38 42 23,99 198,110 9 78 85 85 2456

79 163 KIVANÇ İDER 5F 8 7 5,67 10 5 8,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 7 7 4,67 38 41 24,34 192,810 10 79 86 86 2570

80 32 YUSUF EYMN AYHAN 5F 10 5 8,33 10 5 8,33 3 7 0,67 5 4 3,67 1 4 -0,33 5 10 1,67 34 35 22,34 189,910 11 80 87 87 2629

81 206 RÜMEYSA KADI 5B 5 10 1,67 11 3 10,00 6 4 4,67 6 4 4,67 7 7 4,67 35 28 25,68 187,007 13 81 89 89 2691

82 203 RANA YİĞİT 5C 8 7 5,67 6 9 3,00 6 3 5,00 8 2 7,33 3 8 0,33 4 7 1,67 35 36 23,00 185,757 10 82 90 90 2721

83 33 AHMET EGE ARICI 5F 5 7 2,67 6 5 4,33 4 3 3,00 3 5 1,33 5 5 3,33 5 7 2,67 28 32 17,33 181,570 12 83 92 92 2827

84 11 ECRİN KAYA 5B 11 4 9,67 4 11 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 30 50 13,34 177,830 14 84 94 94 2907

85 219 TAHA ŞAHİN 5F 7 8 4,33 9 6 7,00 5 5 3,33 8 2 7,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 37 43 22,66 172,057 13 85 97 97 3027

86 212 SARE AKSOY 5C 6 8 3,33 8 7 5,67 3 3 2,00 4 3 3,00 1 5 -0,67 5 3 4,00 27 29 17,33 167,577 11 86 99 99 3126

87 167 MARYA MOFAK 5C 7 7 4,67 10 5 8,33 3 6 1,00 3 3 2,00 3 9 0,00 5 10 1,67 31 40 17,67 166,270 12 87 100 100 3150

88 55 TUANA AKSOY 5B 8 7 5,67 5 10 1,67 6 4 4,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 6 8 3,33 31 48 15,01 165,170 15 88 101 101 3177

89 111 ZEHRA BİÇER 5C 7 6 5,00 5 10 1,67 7 3 6,00 4 6 2,00 1 7 -1,33 5 7 2,67 29 39 16,01 160,023 13 89 102 102 3303

90 114 EGE YANDI 5E 9 6 7,00 8 7 5,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 30 50 13,34 159,563 13 90 104 104 3315

91 140 FATİH MERT ERTUĞRAL5F 7 8 4,33 11 4 9,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 8 4,33 0 15 -5,00 31 49 14,67 152,057 14 91 105 105 3479

92 170 MEHMETEGE KOÇAK 5E 7 8 4,33 4 11 0,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 25 55 6,66 151,910 14 92 106 106 3484

93 217 SÜMEYYE ALTUNTAŞ 5C 5 10 1,67 7 8 4,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 9 3,00 4 10 0,67 26 53 8,34 146,530 14 93 107 107 3614

94 281 BERKAN AKDEMİR 5E 8 7 5,67 5 10 1,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 11 -0,67 5 10 1,67 26 53 8,34 145,843 15 94 109 109 3638
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95 108 ECRİN AKCA 5C 4 5 2,33 4 6 2,00 2 5 0,33 3 6 1,00 3 8 0,33 5 7 2,67 21 37 8,66 143,347 15 95 110 110 3699

96 278 İHS AN KARAER 5E 5 3 4,00 3 1 2,67 2 4 0,67 6 8 3,33 2 13 -2,33 18 29 8,34 142,973 16 96 111 111 3709

97 0 NEHİR KAMAN 5A 9 6 7,00 8 7 5,67 4 6 2,00 4 6 2,00 1 12 -3,00 3 9 0,00 29 46 13,67 140,797 18 97 112 112 3761

98 239 YUNUS EMRE KORKMAZ5F 5 9 2,00 4 7 1,67 2 5 0,33 3 6 1,00 3 8 0,33 4 9 1,00 21 44 6,33 128,977 15 98 118 118 4106

99 308 EMİR TAŞ 5E 6 9 3,00 6 9 3,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 24 56 5,34 127,910 17 99 119 119 4137

100 160 KEZİBAN E AYDIN 5C 5 10 1,67 8 5 6,33 5 5 3,33 1 6 -1,00 1 12 -3,00 5 8 2,33 25 46 9,66 120,397 16 100 120 120 4343

101 209 SALİH GÜNEŞ 5E 7 8 4,33 5 10 1,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 24 56 5,33 113,443 18 101 122 122 4537

102 0 L EM **M *Z Ö 5B 6 9 3,00 6 9 3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 14 -3,67 6 9 3,00 23 57 3,99 112,870 16 102 123 123 4557

103 276 ABDULLAH 5F 6 8 3,33 2 13 -2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 19 55 0,66 112,530 16 103 124 124 4573

104 64 BERAT ÖNGEL 5F 4 10 0,67 3 10 -0,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 19 58 -0,32 100,323 17 104 129 129 4908

105 214 SURANEHİR BOZKURT 5B 7 8 4,33 5 10 1,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 11 0,33 0 15 -5,00 22 58 2,66 100,137 17 105 130 130 4915

106 177 MERT EFEAVCI 5E 6 9 3,00 4 11 0,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 18 62 -2,67 87,243 19 106 133 133 5197

107 67 BERAT YİĞİT 5F 1 14 -3,67 6 9 3,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 16 64 -5,33 63,590 18 107 137 137 5546

108 0 A **TFİM M *R Ğ   O * 5F 2 13 -2,33 5 10 1,67 2 7 -0,33 2 5 0,33 3 11 -0,67 1 14 -3,67 15 60 -5,00 58,490 19 108 139 139 5581
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