
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 6. SINIF  3.DENEME 2021-2022 115 150 150 5459

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 6,40 5 5 3,05 5 5 3,05 4 5 2,31 7 10 3,51 10 9 7,05 40 43 25,37 209,240

Okul Ortalaması 12 7 10,14 6 4 4,53 6 3 5,13 5 4 3,86 8 9 5,31 13 6 10,66 51 34 39,63 269,470

KATILIMLAR

1 344 ÖZGENUR BARIŞ 6A 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 86 4 84,67 479,760 1 1 1 1 5

2 232 İCLAL SUDE KARABIDAK6A 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 18 2 17,33 20 0 20,00 82 8 79,32 458,640 2 2 2 2 24

3 61 ALPEREN KESKİN 6D 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 18 2 17,33 20 0 20,00 80 10 76,66 449,147 1 3 3 3 38

4 509 ZEHRA ÇAM 6A 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 20 0 20,00 80 10 76,67 443,640 3 4 4 4 51

5 54 ALEYNA AKOĞLU 6A 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 16 3 15,00 19 1 18,67 80 9 77,01 442,570 4 5 5 5 53

6 340 ÖMER DİNÇ 6D 18 1 17,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 16 2 15,33 19 0 19,00 79 7 76,67 442,087 2 6 6 6 56

7 96 BENGİSU ÇAĞLAR 6A 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 15 3 14,00 20 0 20,00 78 10 74,66 434,407 5 7 7 7 73

8 190 EYÜP SABRİ CAM 6D 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 19 1 18,67 79 11 75,34 427,653 3 8 8 8 95

9 464 TAHA ABUKAN 6D 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 14 5 12,33 20 0 20,00 79 10 75,67 420,463 4 9 9 9 114

10 294 MERİH DEHA KÖKLÜKAYA6D 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 15 4 13,67 19 1 18,67 76 13 71,67 419,090 5 10 10 10 122

11 547 ZÜMRA EKER 6C 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 1 7,67 18 2 17,33 17 3 16,00 75 14 70,33 419,070 1 11 11 11 123

12 211 HASAN KAYA 6D 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 14 4 12,67 19 1 18,67 72 16 66,68 399,860 6 12 12 12 210

13 73 ASYANUR AYDEMİR 6A 18 1 17,67 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 12 5 10,33 18 2 17,33 72 14 67,34 394,987 6 13 13 13 237

14 394 SEMİH DEMİRBAŞ 6D 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 12 7 9,67 19 1 18,67 74 15 69,01 394,557 7 14 14 14 238

15 107 BİLGERANA SÖNMEZ 6B 18 2 17,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 13 5 11,33 17 3 16,00 72 16 66,66 392,567 1 15 15 15 249

16 51 AKİF EMRE ÇIRAKOĞLU6D 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 12 5 10,33 20 0 20,00 72 15 66,99 390,857 8 16 16 16 257

17 80 AYŞE BEYZA KUMAŞ 6A 18 1 17,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 1 7,67 12 6 10,00 17 2 16,33 72 13 67,67 389,850 7 17 17 17 264

18 86 AYŞEGÜL ÜNGÖR 6A 16 2 15,33 6 4 4,67 10 0 10,00 4 2 3,33 13 5 11,33 19 1 18,67 68 14 63,33 388,320 8 18 19 19 275

19 454 ŞEVVAL KUŞOĞLU 6A 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 1 2,67 13 5 11,33 17 3 16,00 66 16 60,66 375,533 9 19 20 20 329

20 549 ZÜMRA ÖZTAŞ 6A 15 5 13,33 6 3 5,00 7 3 6,00 9 1 8,67 14 5 12,33 17 3 16,00 68 20 61,33 375,130 10 20 21 21 333

21 175 EMİR BUĞRA AĞIN 6D 14 5 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 0 5,00 13 6 11,00 18 2 17,33 68 15 63,00 372,157 9 21 22 22 357

22 70 ÖZLEYİŞ AKYÜZ 6D 20 0 20,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 7 6,67 15 3 14,00 71 13 66,67 371,100 10 22 23 23 361

23 338 NESLİNUR TOPKAR 6A 14 5 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 14 6 12,00 18 2 17,33 66 23 58,32 368,130 11 23 24 24 383

24 23 YUSUF SAMİ TİRYAKİ 6F 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 15 5 13,33 18 2 17,33 65 25 56,66 365,320 1 24 25 25 395

25 352 REVAN SÜLEYMAN 6A 19 1 18,67 2 7 -0,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 4 7,67 17 3 16,00 64 18 58,01 363,083 12 25 26 26 410

26 188 ESL M LEK 6B 17 3 16,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 11 9 8,00 16 4 14,67 68 22 60,67 356,600 2 26 27 27 460

27 28 BESTE YAŞAR 6B 17 2 16,33 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 10 3,67 19 1 18,67 68 18 62,01 354,720 3 27 28 28 472

28 259 AKİF KARAASLAN 6D 17 3 16,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 10 9 7,00 18 2 17,33 65 24 57,00 354,490 11 28 29 29 473

29 485 YAĞMUR ÖZDEMİR 6A 18 1 17,67 4 4 2,67 7 3 6,00 6 4 4,67 12 6 10,00 15 5 13,33 62 23 54,34 353,697 13 29 30 30 479

30 94 BEIİNAY BEZGİN 6C 15 5 13,33 6 3 5,00 6 4 4,67 6 3 5,00 15 3 14,00 13 4 11,67 61 22 53,67 351,727 2 30 31 31 490

31 192 FATMABETÜL KARAGÖZ6A 17 3 16,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 12 8 9,33 15 5 13,33 64 26 55,33 346,987 14 31 32 32 532

32 3 BELİN NAZ AKYOL 6B 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 10 4,67 18 2 17,33 67 21 60,01 345,340 4 32 33 33 551

33 245 KADİR KAAN AKOĞLU 6E 16 3 15,00 9 1 8,67 4 4 2,67 10 0 10,00 10 9 7,00 16 4 14,67 65 21 58,01 344,593 1 33 34 34 557

34 158 EFLAL DİKER 6A 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 10 5,67 14 6 12,00 69 20 62,34 342,690 15 34 35 35 579

35 495 YUSUF SARIÇAM 6D 15 4 13,67 7 2 6,33 7 3 6,00 4 1 3,67 11 7 8,67 16 4 14,67 60 21 53,01 336,900 12 35 36 36 623

36 610 ZEYNEPELİF SAKA 6B 16 4 14,67 7 3 6,00 6 4 4,67 5 4 3,67 9 8 6,33 17 1 16,67 60 24 52,01 334,867 5 36 37 37 644

37 416 SUDENAZ ARDANUŞLU6B 14 6 12,00 8 2 7,33 8 1 7,67 3 6 1,00 13 7 10,67 14 6 12,00 60 28 50,67 325,757 6 37 39 39 729

38 84 AYŞE NAZ İPEK 6A 14 6 12,00 7 1 6,67 6 2 5,33 5 5 3,33 7 6 5,00 19 1 18,67 58 21 51,00 325,617 16 38 40 40 730

39 544 ZÜMRA AKCAN 6A 16 4 14,67 7 3 6,00 7 3 6,00 4 3 3,00 8 5 6,33 16 4 14,67 58 22 50,67 324,493 17 39 41 41 738

40 304 MİKAİL GÜLER 6D 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 3 5,00 9 9 6,00 17 2 16,33 62 24 54,00 323,013 13 40 42 42 752

41 496 AHMET YILMAZ 6E 16 4 14,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 2 2,33 6 5 4,33 17 3 16,00 57 19 50,66 319,773 2 41 43 43 794

42 178 EREN UĞUŞ 6D 15 5 13,33 5 5 3,33 9 1 8,67 5 5 3,33 12 7 9,67 13 6 11,00 59 29 49,33 319,680 14 42 44 44 795

43 65 HİRANUR UZUNER 6B 15 3 14,00 6 2 5,33 9 1 8,67 4 4 2,67 10 6 8,00 13 5 11,33 57 21 50,00 316,073 7 43 45 45 832

44 44 AHSEN ASAROĞLU 6B 16 3 15,00 6 4 4,67 6 2 5,33 5 2 4,33 8 3 7,00 12 6 10,00 53 20 46,33 303,677 8 44 47 47 961

45 26 AHMETSELİM AHISHA 6D 13 6 11,00 7 2 6,33 6 3 5,00 6 2 5,33 8 8 5,33 16 4 14,67 56 25 47,66 303,477 15 45 48 48 964

46 368 RÜMEYSA ARDAHANLI 6C 13 7 10,67 8 2 7,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 11 8 8,33 15 5 13,33 55 34 43,66 302,557 3 46 49 49 976

47 43 MELEK DÜGENCİLİ 6C 12 8 9,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 7 5,67 14 5 12,33 60 24 52,00 299,400 4 47 50 50 1007
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48 10 ZEYNEP TEKİN 6A 14 6 12,00 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 9 11 5,33 16 4 14,67 55 35 43,33 298,107 18 48 51 51 1024

49 524 ZEHRA YILMAZ 6A 15 4 13,67 6 3 5,00 7 3 6,00 8 1 7,67 5 3 4,00 13 4 11,67 54 18 48,01 295,437 19 49 52 52 1061

50 516 ZEHRA HADIK 6A 12 8 9,33 5 3 4,00 6 2 5,33 4 1 3,67 8 7 5,67 16 3 15,00 51 24 43,00 292,043 20 50 53 53 1104

51 21 M EFE TOPALOĞLU 6E 16 4 14,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 9 11 5,33 13 7 10,67 54 36 42,00 289,680 3 51 54 54 1139

52 451 SÜMEYYE ŞAHİN 6B 15 5 13,33 3 6 1,00 7 2 6,33 4 5 2,33 8 11 4,33 15 5 13,33 52 34 40,65 287,327 9 52 55 55 1167

53 92 MERT F DURA N 6D 14 5 12,33 6 3 5,00 8 2 7,33 5 4 3,67 8 9 5,00 13 7 10,67 54 30 44,00 283,510 16 53 56 56 1227

54 253 M EYMEN ÇOŞKUN 6E 13 7 10,67 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 11 9 8,00 13 7 10,67 50 40 36,67 278,200 4 54 57 57 1295

55 552 ZÜMRA SIRIKLI 6A 15 5 13,33 6 3 5,00 6 3 5,00 7 3 6,00 6 13 1,67 14 5 12,33 54 32 43,33 276,887 21 55 58 58 1313

56 29 ELIF RANA GERS 6A 16 4 14,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 6 13 1,67 14 5 12,33 53 35 41,34 276,120 22 56 59 59 1325

57 279 MELİHTEKİN YAĞLI 6D 14 4 12,67 3 6 1,00 7 3 6,00 7 1 6,67 3 8 0,33 15 3 14,00 49 25 40,67 270,043 17 57 60 60 1401

58 7 B BETÜL ÖZCAN 6C 14 6 12,00 4 6 2,00 7 3 6,00 5 4 3,67 6 11 2,33 14 6 12,00 50 36 38,00 264,087 5 58 63 63 1489

59 537 ZEYNEP MİN A ÇAVUŞ 6B 11 9 8,00 2 6 0,00 6 4 4,67 6 4 4,67 9 7 6,67 13 7 10,67 47 37 34,68 261,467 10 59 64 64 1530

60 247 KÜBRA BİROL 6B 15 5 13,33 5 5 3,33 4 5 2,33 7 3 6,00 6 9 3,00 11 5 9,33 48 32 37,32 261,310 11 60 65 65 1535

61 330 MUSTAFA YILDIZ 6F 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 5 0,33 9 11 5,33 12 7 9,67 50 36 37,99 259,827 2 61 66 66 1556

62 216 HİLAL YİĞİT 6C 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 1 3,67 3 6 1,00 12 7 9,67 49 24 41,00 258,463 6 62 67 67 1578

63 488 YAŞAR AKİF BALCI 6D 9 11 5,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 10 10 6,67 14 5 12,33 48 41 34,33 257,830 18 63 68 68 1589

64 466 TALHA GÜL 6F 8 12 4,00 6 4 4,67 6 3 5,00 4 6 2,00 12 7 9,67 12 8 9,33 48 40 34,67 257,083 3 64 69 69 1601

65 237 İKRA YADE SEVCAN 6A 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 12 8 9,33 51 39 38,00 255,773 23 65 70 70 1615

66 42 ZEYNEPHÜMA OKUMUŞ6A 13 7 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 6 9 3,00 12 2 11,33 46 32 35,34 254,367 24 66 71 71 1641

67 399 SEMİH METE BUDAK 6D 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 5 11 1,33 13 7 10,67 50 36 38,00 253,667 19 67 72 72 1652

68 133 EBRAR KAYA 6B 13 7 10,67 4 5 2,33 6 4 4,67 6 4 4,67 6 13 1,67 14 6 12,00 49 39 36,01 253,503 12 68 73 73 1656

69 410 SİDELYA ÖZ 6B 9 10 5,67 8 1 7,67 6 3 5,00 8 0 8,00 3 5 1,33 14 3 13,00 48 22 40,67 249,233 13 69 74 74 1726

70 5300 Z GÖKÇE UYSAL 6C 11 8 8,33 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 8 11 4,33 12 8 9,33 47 41 33,32 243,567 7 70 76 76 1833

71 270 MEHMET E PAMUK 6D 12 7 9,67 7 3 6,00 4 6 2,00 6 3 5,00 6 13 1,67 12 7 9,67 47 39 34,01 238,200 20 71 77 77 1930

72 542 ZEYNEPZÜJA UYSAL 6C 12 8 9,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 9 11 5,33 10 10 6,67 45 45 29,99 234,947 8 72 78 78 1994

73 127 CELAL EFE ŞENGÜL 6F 13 7 10,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 5 15 0,00 13 7 10,67 47 43 32,67 234,000 4 73 79 79 2008

74 15 ABDULLAH ARSLAN 6F 13 7 10,67 4 5 2,33 6 4 4,67 5 5 3,33 9 11 5,33 6 4 4,67 43 36 31,00 233,687 5 74 80 80 2014

75 470 TUANA GÜNAYDIN 6A 10 7 7,67 8 1 7,67 5 4 3,67 5 4 3,67 3 8 0,33 13 4 11,67 44 28 34,68 233,647 25 75 81 81 2015

76 492 YUNUS EMRE KUNDUZ6F 9 11 5,33 4 6 2,00 3 6 1,00 2 2 1,33 10 9 7,00 11 9 8,00 39 43 24,66 225,663 6 76 82 82 2150

77 153 ELİF CERİT 6B 10 9 7,00 4 5 2,33 6 3 5,00 5 5 3,33 6 9 3,00 11 6 9,00 42 37 29,66 224,890 14 77 83 83 2164

78 482 YAĞMUR DANACI 6C 8 10 4,67 6 4 4,67 8 1 7,67 3 4 1,67 5 11 1,33 14 6 12,00 44 36 32,01 224,277 9 78 84 84 2175

79 13 ASUDE DİNÇ 6C 14 6 12,00 3 7 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 6 11 2,33 8 9 5,00 43 41 29,33 221,707 10 79 87 87 2225

80 101 BEREN ÇİFTÇİ 6C 17 3 16,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 6 14 1,33 44 46 28,66 221,120 11 80 88 88 2239

81 502 YUSUFKAYRA TONBUL 6E 12 6 10,00 7 3 6,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 9 9 6,00 42 44 27,34 215,507 5 81 89 89 2333

82 474 UMUT BERAT AYKAÇ 6E 8 12 4,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 13 0,67 11 8 8,33 40 47 24,34 191,597 6 82 91 91 2768

83 1 MİRAC KAVLAK 6D 11 9 8,00 6 4 4,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 17 -2,67 12 8 9,33 38 52 20,66 184,413 21 83 92 92 2896

84 508 TUANA GÜNDOĞAN 6B 12 8 9,33 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 5 11 1,33 6 14 1,33 38 48 21,98 181,507 15 84 93 93 2946

85 333 KÜBRANAZAR KARTAL 6C 9 11 5,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 11 9 8,00 37 53 19,34 175,560 12 85 96 96 3053

86 326 ANIL BOZOK 6F 8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 11 8 8,33 35 54 16,99 174,457 7 86 97 97 3076

87 532 ZEYNEP KARTAL 6C 8 12 4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 9 11 5,33 34 56 15,34 173,373 13 87 98 98 3101

88 34 AHMET TUNA KORKUT 6F 9 11 5,33 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 16 -3,33 12 7 9,67 36 51 19,00 173,010 8 88 99 99 3106

89 230 HÜSEYİN AKSOYCUK 6E 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 10 10 6,67 7 13 2,67 35 55 16,67 172,320 7 89 100 100 3126

90 136 AFİTAP İDGÜ 6B 6 10 2,67 5 3 4,00 5 3 4,00 4 4 2,67 2 6 0,00 9 6 7,00 31 32 20,34 172,157 16 90 101 101 3129

91 226 HATİCE NUR ACI 6B 8 11 4,33 3 6 1,00 4 5 2,33 3 4 1,67 6 8 3,33 6 11 2,33 30 45 14,99 165,897 17 91 102 102 3268

92 291 MELİKEN UR ÇAĞIL 6C 12 7 9,67 5 1 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 7 12 3,00 36 48 20,01 165,147 14 92 103 103 3293

93 445 S BERAT ÇÖL 6E 6 14 1,33 8 2 7,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 12 1,00 8 10 4,67 35 50 18,33 160,183 8 93 105 105 3397

94 200 FATMA KIR 6C 10 10 6,67 4 6 2,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 12 1,00 4 16 -1,33 37 50 20,34 159,430 15 94 106 106 3411
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KATILIMLAR

95 123 AHMET ACI 6F 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 8 0,33 10 6 8,00 24 33 13,00 157,170 9 95 108 108 3448

96 207 FATMANUR DEMİRER 6B 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 6 14 1,33 30 60 9,99 156,613 18 96 109 109 3458

97 494 YUSUFBARAN YALÇINKAYA6A 4 14 -0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 13 1,67 7 10 3,67 33 51 16,01 149,600 26 97 113 113 3651

98 131 EBRARG* ZE ÖZ DURAN6B 8 12 4,00 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 6 14 1,33 5 14 0,33 34 55 15,66 148,710 19 98 114 114 3669

99 91 BAKİ KARAKUŞ 6E 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 33 57 14,01 148,627 9 99 115 115 3675

100 130 EMİN ADİLOĞLU 6D 6 9 3,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 7 -0,33 4 7 1,67 7 7 4,67 22 47 6,34 146,723 22 100 116 116 3728

101 52 OSMANKAAN ÇAKIR 6F 5 15 0,00 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 15 -4,00 13 7 10,67 31 55 12,67 143,760 10 101 117 117 3799

102 250 KÜBRA ÇAKICILAR 6C 8 12 4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 5 15 0,00 29 61 8,67 141,760 16 102 118 118 3855

103 176 EMRE YAĞCI 6D 8 12 4,00 8 2 7,33 4 6 2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 2 18 -4,00 33 57 14,00 135,853 23 103 120 120 3992

104 156 KEREM ÖZDİLLİ 6F 4 11 0,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 8 2,33 6 9 3,00 23 50 6,32 134,550 11 104 122 122 4019

105 283 M YAHYA YILDIRIM 6F 7 13 2,67 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 22 28 12,67 131,093 12 105 123 123 4103

106 377 SALİM KESG 6D 8 12 4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 8 12 4,00 27 63 6,00 125,200 24 106 126 126 4280

107 99 BERAT ALPARSLAN 6D 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 27 63 5,99 119,613 25 107 130 130 4432

108 0 *U * 6E 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 27 63 6,00 114,773 10 108 133 133 4555

109 181 6E 7 13 2,67 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 28 62 7,34 102,067 11 109 140 140 4868

110 363 GAMZE KARAGÖZ 6C 5 11 1,33 1 6 -1,00 2 7 -0,33 0 6 -2,00 2 4 0,67 1 7 -1,33 11 41 -2,66 96,840 17 110 141 141 4985

111 37 CEREN ÇAKMAK 6B 5 10 1,67 2 7 -0,33 3 5 1,33 1 5 -0,67 1 11 -2,67 4 9 1,00 16 47 0,33 96,500 20 111 142 142 4998

112 58 ALİ GÖKBOĞA 6F 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 23 67 0,68 96,173 13 112 143 143 5009

113 305 REYYAN ARSLANER 6C 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 17 -2,67 5 13 0,67 22 66 0,00 90,967 18 113 145 145 5122

114 497 YUSUFKAAN YAŞAR 6E 6 12 2,00 1 8 -1,67 2 8 -0,67 0 2 -0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 16 63 -5,01 77,967 12 114 148 148 5297

115 350 REYHANE MUHAMMBT 6C 4 16 -1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 22 68 -0,66 76,480 19 115 149 149 5314
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