
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4123 123 123 123

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe İnkılap Tarihi Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe İnk.Tar.Ata. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,79 5 4 3,92 9 1 8,15 5 3 3,91 6 5 4,14 10 7 7,91 47 27 37,82 246,330

Okul Ortalaması 12 7 9,79 5 4 3,92 9 1 8,15 5 3 3,91 6 5 4,14 10 7 7,91 47 27 37,82 246,330

KATILIMLAR

1 533 SERHAT KARAKURT 8D 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 16 0 16,00 19 1 18,67 83 3 82,01 460,920 1 1 1 1 1

2 97 FURKAN TOKMAK 8D 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 83 7 80,68 459,107 2 2 2 2 2

3 322 ŞÜHEDA YARDIMCI 8C 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 1 17,67 16 3 15,00 79 9 76,00 436,067 1 3 3 3 3

4 39 İBRAHİM KARAKAYA 8E 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 17 3 16,00 79 11 75,34 426,000 1 4 4 4 4

5 479 ECRİN BOYVAT 8A 17 3 16,00 8 1 7,67 10 0 10,00 9 1 8,67 13 1 12,67 19 1 18,67 76 7 73,68 417,193 1 5 5 5 5

6 57 AKİF AKDANALI 8F 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 14 1 13,67 17 3 16,00 75 10 71,67 411,597 1 6 6 6 6

7 550 KEVSER ALBAYRAK 8C 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 0 13,00 15 0 15,00 73 5 71,33 405,313 2 7 7 7 7

8 295 RUKİYE ÇAM 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 15 1 14,67 16 2 15,33 74 10 70,66 400,607 2 8 8 8 8

9 477 OĞUZHAN ÇALIŞKAN 8D 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 1 9,67 18 2 17,33 74 7 71,66 398,837 3 9 9 9 9

10 257 NEŞE KARACAÖREN 8A 17 3 16,00 5 5 3,33 10 0 10,00 10 0 10,00 12 0 12,00 17 2 16,33 71 10 67,66 394,750 3 10 10 10 10

11 82 CEYLİN ÖZ 8A 17 3 16,00 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 2 9,33 18 1 17,67 71 10 67,67 387,057 4 11 11 11 11

12 20 MEHMET EMİN ÖZÜYAĞLI8D 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 15 5 13,33 73 17 67,34 382,293 4 12 12 12 12

13 0 SUDE SAĞLAM 8A 16 3 15,00 4 0 4,00 10 0 10,00 9 1 8,67 12 2 11,33 17 3 16,00 68 9 65,00 381,857 5 13 13 13 13

14 85 FATMA BAYAR 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 7 6,67 17 3 16,00 74 12 70,01 380,640 6 14 14 14 14

15 164 YUSUF İŞCEN 8D 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 14 6 12,00 17 2 16,33 71 18 65,00 379,683 5 15 15 15 15

16 293 TAR   BERKAY ŞAHAN 8E 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 11 6 9,00 17 3 16,00 73 14 68,34 375,617 2 16 16 16 16

17 449 MEHMET EFE ÜNLÜ 8E 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 14 5 12,33 15 5 13,33 71 18 64,99 374,983 3 17 17 17 17

18 22 AHMET TAHA ATEŞ 8D 13 6 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 3 9,00 19 1 18,67 70 12 66,01 369,880 6 18 18 18 18

19 179 MUSTAFA SELÇUK 8E 15 5 13,33 7 2 6,33 9 0 9,00 3 2 2,33 14 2 13,33 15 2 14,33 63 13 58,65 366,380 4 19 19 19 19

20 157 EFE KEPCE 8E 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 5 3,33 13 4 11,67 16 4 14,67 68 19 61,67 365,297 5 20 20 20 20

21 4 ABDULLAH MUHAMMED8D 12 8 9,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 13 5 11,33 18 2 17,33 66 22 58,66 356,140 7 21 21 21 21

22 478 EYMEN BOYVAT 8D 16 3 15,00 7 3 6,00 10 0 10,00 6 2 5,33 7 2 6,33 18 2 17,33 64 12 59,99 352,887 8 22 22 22 22

23 234 MELİH EGE BUDAK 8D 13 6 11,00 6 4 4,67 10 0 10,00 7 2 6,33 10 5 8,33 18 2 17,33 64 19 57,66 345,837 9 23 23 23 23

24 233 MELEK ZEHRA SERT 8A 15 3 14,00 4 5 2,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 3 7,00 16 1 15,67 62 13 57,67 343,440 7 24 24 24 24

25 378 NAZMİYE GÜL KARTAL 8C 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 0 9,00 10 5 8,33 13 5 11,33 65 17 59,32 334,300 3 25 25 25 25

26 246 ONUR ŞAMLI 8D 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 11 5 9,33 13 7 10,67 64 22 56,66 330,760 10 26 26 26 26

27 354 ZEYNEP SUDE BATUR 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 1 6,67 12 6 10,00 61 15 56,00 314,687 8 27 27 27 27

28 349 ZEYNEP DEMİREL 8A 16 3 15,00 4 6 2,00 10 0 10,00 5 4 3,67 4 2 3,33 16 3 15,00 55 18 49,00 309,277 9 28 28 28 28

29 362 KÜBRA DÜVEN 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 6 6 4,00 12 7 9,67 60 21 53,00 303,310 1 29 29 29 29

30 655 YUNUSEMREŞ AHİN 8F 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 2 6,33 4 7 1,67 15 5 13,33 60 20 53,33 302,560 2 30 30 30 30

31 19 AHMET HAKAN EBİL 8D 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 10 7 7,67 11 9 8,00 59 28 49,67 295,323 11 31 31 31 31

32 166 ERDEM VARAN 8D 16 3 15,00 7 2 6,33 8 2 7,33 4 3 3,00 6 9 3,00 14 6 12,00 55 25 46,66 292,097 12 32 32 32 32

33 690 BETÜL ÖZKAYA 8C 11 6 9,00 2 3 1,00 9 1 8,67 3 2 2,33 5 1 4,67 16 0 16,00 46 13 41,67 286,827 4 33 33 33 33

34 284 ERVA KARAKAŞ 8A 13 6 11,00 5 5 3,33 10 0 10,00 2 6 0,00 4 5 2,33 17 2 16,33 51 24 42,99 284,797 10 34 34 34 34

35 154 ECRİN NAZ BURAN 8C 14 6 12,00 8 1 7,67 10 0 10,00 2 2 1,33 7 2 6,33 11 7 8,67 52 18 46,00 283,777 5 35 35 35 35

36 343 YILDIRAY ALATAŞ 8D 15 4 13,67 4 4 2,67 10 0 10,00 4 1 3,67 14 5 12,33 47 14 42,34 283,250 13 36 36 36 36

37 275 FURKAN ŞAHİN 8F 15 4 13,67 5 3 4,00 10 0 10,00 6 4 4,67 2 1 1,67 14 5 12,33 52 17 46,34 282,410 3 37 37 37 37

38 74 NEVA ÖZKAN 8A 16 4 14,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 5 6 3,00 11 8 8,33 56 24 48,00 280,627 11 38 38 38 38

39 321 ŞİFA ZEYNEP AKSOY 8B 11 9 8,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 7 0,67 9 7 6,67 13 2 12,33 51 30 41,01 277,497 2 39 39 39 39

40 24 ASLINUR AĞAÇ 8C 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 6 1,00 6 8 3,33 13 6 11,00 52 30 41,99 275,507 6 40 40 40 40

41 0 SEVDENAZ ARDA 8B 11 4 9,67 3 2 2,33 9 0 9,00 0 1 -0,33 6 2 5,33 13 2 12,33 42 11 38,33 271,263 3 41 41 41 41

42 252 ALİ BİÇER 8E 12 3 11,00 6 1 5,67 9 0 9,00 9 1 8,67 4 0 4,00 8 3 7,00 48 8 45,34 264,380 6 42 42 42 42

43 361 M KASIM AHISHA 8E 13 5 11,33 5 5 3,33 10 0 10,00 1 4 -0,33 8 8 5,33 11 8 8,33 48 30 37,99 260,640 7 43 43 43 43

44 20 MELİKE ÖZKAYA 8C 13 6 11,00 1 4 -0,33 8 2 7,33 2 2 1,33 2 3 1,00 15 1 14,67 41 18 35,00 258,367 7 44 44 44 44

45 191 İREM DAL 8A 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 2 5,33 7 9 4,00 50 24 41,99 256,253 12 45 45 45 45

46 323 BEYZA İSLAM 8C 14 5 12,33 3 7 0,67 10 0 10,00 6 4 4,67 6 9 3,00 11 8 8,33 50 33 39,00 256,103 8 46 46 46 46

47 406 ZEYNEP KÜLCÜ 8A 12 8 9,33 4 5 2,33 10 0 10,00 9 1 8,67 4 11 0,33 14 6 12,00 53 31 42,66 255,650 13 47 47 47 47

                                                1 / 3



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4123 123 123 123

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe İnkılap Tarihi Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe İnk.Tar.Ata. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,79 5 4 3,92 9 1 8,15 5 3 3,91 6 5 4,14 10 7 7,91 47 27 37,82 246,330
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48 301 SEVDE BÖLÜKBAŞ 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 1 7 -1,33 9 7 6,67 55 19 48,68 255,600 14 48 48 48 48

49 0 RANA KATAR 8C 14 4 12,67 2 8 -0,67 9 0 9,00 3 4 1,67 13 5 11,33 41 21 34,00 251,770 9 49 49 49 49

50 0 ESMA DOĞAN 8B 14 6 12,00 4 6 2,00 10 0 10,00 8 2 7,33 3 7 0,67 11 6 9,00 50 27 41,00 250,883 4 50 50 50 50

51 17 AHMET ERHAN TEMEL 8D 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 0 2 -0,67 4 3 3,00 11 8 8,33 45 23 37,33 250,280 14 51 51 51 51

52 0 M YUSUF SUNAR 8D 12 7 9,67 7 2 6,33 10 0 10,00 6 4 4,67 3 3 2,00 11 7 8,67 49 23 41,34 248,277 15 52 52 52 52

53 215 EMRE KATIRANCI 8D 9 8 6,33 6 4 4,67 10 0 10,00 5 3 4,00 5 8 2,33 14 6 12,00 49 29 39,33 248,120 16 53 53 53 53

54 353 NUR YILMAZ 8A 13 7 10,67 7 2 6,33 8 1 7,67 8 2 7,33 5 5 3,33 9 10 5,67 50 27 41,00 246,937 15 54 54 54 54

55 285 RABİA ŞAHİN 8A 10 8 7,33 4 6 2,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 2 3,33 11 6 9,00 47 24 39,00 245,743 16 55 55 55 55

56 296 SEDEF TOPCU 8B 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 4 4 2,67 7 5 5,33 48 22 40,67 245,013 5 56 56 56 56

57 433 GİZEM ÜNSAL 8B 10 9 7,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 10 4,67 50 27 41,00 244,103 6 57 57 57 57

58 254 BEGÜM ÖZTUNA 8B 11 8 8,33 6 4 4,67 10 0 10,00 6 3 5,00 5 4 3,67 10 8 7,33 48 27 39,00 242,837 7 58 58 58 58

59 324 TALHA    EMİR  ŞENER 8D 13 5 11,33 7 3 6,00 9 1 8,67 1 5 -0,67 4 0 4,00 9 8 6,33 43 22 35,66 242,457 17 59 59 59 59

60 5 MEHMET EFE TURAN 8D 14 5 12,33 6 4 4,67 9 1 8,67 2 3 1,00 4 4 2,67 9 9 6,00 44 26 35,34 237,940 18 60 60 60 60

61 300 SEHER GÜRSOY 8B 16 1 15,67 7 3 6,00 10 0 10,00 5 5 3,33 1 1 0,67 6 8 3,33 45 18 39,00 236,070 8 61 61 61 61

62 389 ESLEM KESGİN 8A 12 4 10,67 5 3 4,00 7 3 6,00 5 4 3,67 2 4 0,67 11 7 8,67 42 25 33,68 231,350 17 62 62 62 62

63 501 BEYZA ÖZKADER 8C 7 12 3,00 2 8 -0,67 2 4 0,67 3 6 1,00 5 3 4,00 16 1 15,67 35 34 23,67 231,183 10 63 63 63 63

64 56 AHMET SEFER YANMAZ8F 13 7 10,67 5 5 3,33 9 1 8,67 4 4 2,67 10 9 7,00 41 26 32,34 230,703 4 64 64 64 64

65 104 ECRİN BERBER 8B 12 8 9,33 6 4 4,67 10 0 10,00 6 4 4,67 7 6 5,00 6 11 2,33 47 33 36,00 227,853 9 65 65 65 65

66 50000 ESİLA NAS KAYA 8C 12 5 10,33 0 3 -1,00 8 2 7,33 4 2 3,33 8 4 6,67 32 16 26,66 221,497 11 66 66 66 66

67 429 ZEYNEP BAYINDIR 8C 10 8 7,33 6 4 4,67 8 1 7,67 1 1 0,67 5 5 3,33 10 9 7,00 40 28 30,67 220,583 12 67 67 67 67

68 600 MEDİNE HAZAL KARTAL8B 10 3 9,00 5 5 3,33 10 0 10,00 1 1 0,67 2 3 1,00 9 4 7,67 37 16 31,67 218,830 10 68 68 68 68

69 66 EZFER ESİLA ŞENER 8C 11 5 9,33 0 3 -1,00 7 2 6,33 2 2 1,33 5 2 4,33 7 4 5,67 32 18 25,99 218,627 13 69 69 69 69

70 0 SUDE SAĞLAM 8A 16 3 15,00 4 0 4,00 9 0 9,00 9 1 8,67 38 4 36,67 215,710 18 70 70 70 70

71 124 ELİF SUDE KAMAN 8C 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 6 9 3,00 4 6 2,00 44 31 33,66 213,510 14 71 71 71 71

72 366 ERVA NUR KABAKDERE8C 12 8 9,33 9 1 8,67 10 0 10,00 0 3 -1,00 3 7 0,67 8 7 5,67 42 26 33,34 213,127 15 72 72 72 72

73 244 ABDULLAH GÜCCAN 8E 13 7 10,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 8 12 4,00 6 14 1,33 45 45 30,00 211,653 8 73 73 73 73

74 367 İREM ZEYNEP SONDÜL8B 15 5 13,33 6 4 4,67 9 1 8,67 1 3 0,00 2 6 0,00 7 10 3,67 40 29 30,34 210,137 11 74 74 74 74

75 75 BUSE ÇAPAR 8B 8 11 4,33 7 2 6,33 10 0 10,00 5 3 4,00 3 4 1,67 10 9 7,00 43 29 33,33 208,697 12 75 75 75 75

76 289 RANA NUR TİMUR 8C 11 8 8,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 7 13 2,67 10 8 7,33 38 49 21,66 207,097 16 76 76 76 76

77 273 FATMA RAVZA 8A 9 11 5,33 5 5 3,33 9 1 8,67 2 8 -0,67 4 8 1,33 12 8 9,33 41 41 27,32 206,973 19 77 77 77 77

78 117 ZÜLAL SENA YÜCELEN 8B 12 7 9,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 0 3,00 1 0 1,00 7 9 4,00 36 23 28,33 202,023 13 78 78 78 78

79 364 KÜBRA KÜMBÜL 8A 12 7 9,67 4 4 2,67 10 0 10,00 8 2 7,33 3 12 -1,00 8 12 4,00 45 37 32,67 201,407 20 79 79 79 79

80 0 SÜMEYYE SELBEST    Z8B 12 6 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 4 5 2,33 1 1 0,67 6 9 3,00 39 25 30,67 201,393 14 80 80 80 80

81 76 BÜŞRA ÇATAL 8C 13 6 11,00 3 7 0,67 9 0 9,00 4 8 1,33 6 7 3,67 35 28 25,67 200,647 17 81 81 81 81

82 345 HAYRUNNİSA YILDIRIM8A 13 6 11,00 4 6 2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 9 10 5,67 42 46 26,67 198,120 21 82 82 82 82

83 407 MUSTAFA TURA       Z 8E 12 3 11,00 4 6 2,00 10 0 10,00 1 2 0,33 1 1 0,67 4 3 3,00 32 15 27,00 197,323 9 83 83 83 83

84 256 NAGİHAN KIR 8B 8 12 4,00 4 6 2,00 10 0 10,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 4 2,67 38 30 28,01 196,113 15 84 84 84 84

85 225 NURLHUDA KUAD 8A 8 11 4,33 7 3 6,00 10 0 10,00 2 8 -0,67 5 11 1,33 10 10 6,67 42 43 27,66 194,090 22 85 85 85 85

86 93 EBRAR DEVE 8C 8 5 6,33 3 2 2,33 9 0 9,00 3 1 2,67 6 7 3,67 29 15 24,00 189,147 18 86 86 86 86

87 231 MEHMET ŞANAL 8F 9 11 5,33 3 7 0,67 8 2 7,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 11 8 8,33 37 42 22,99 186,797 5 87 87 87 87

88 79 BÜŞRANUR ÖZTÜRK 8C 10 8 7,33 4 6 2,00 8 2 7,33 5 10 1,67 7 9 4,00 34 35 22,33 185,983 19 88 88 88 88

89 187 HİRANUR KAYA 8A 12 7 9,67 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 4 12 0,00 42 33 31,01 185,337 23 89 89 89 89

90 139 ELİF KABACA 8C 12 8 9,33 3 7 0,67 9 1 8,67 2 3 1,00 1 5 -0,67 7 9 4,00 34 33 23,00 182,583 20 90 90 90 90

91 420 ELİFNAZ BUĞA 8C 13 4 11,67 3 7 0,67 6 3 5,00 3 1 2,67 1 5 -0,67 5 9 2,00 31 29 21,34 180,323 21 91 91 91 91

92 240 MEVSİM YIL AZ 8C 11 2 10,33 4 4 2,67 9 1 8,67 0 5 -1,67 3 7 0,67 4 9 1,00 31 28 21,67 177,450 22 92 92 92 92

93 384 ZEYNEP ÇAKMAK 8B 10 10 6,67 3 7 0,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 6 3,00 6 14 1,33 35 46 19,67 176,650 16 93 93 93 93

94 409 AHMET SARITAŞ 8F 8 4 6,67 3 2 2,33 7 1 6,67 6 4 4,67 24 11 20,34 174,880 6 94 94 94 94
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95 220 MEDİNE GEL 8B 7 9 4,00 2 7 -0,33 9 1 8,67 1 3 0,00 6 9 3,00 7 10 3,67 32 39 19,01 174,333 17 95 95 95 95

96 118 ELİF NUR ÖREMİŞ 8B 9 11 5,33 5 5 3,33 10 0 10,00 0 6 -2,00 2 7 -0,33 9 11 5,33 35 40 21,66 172,977 18 96 96 96 96

97 391 ZEYNEP RİYAD 8C 10 9 7,00 4 6 2,00 9 1 8,67 5 5 3,33 1 0 1,00 5 12 1,00 34 33 23,00 172,463 23 97 97 97 97

98 0 ENES TEKÇAM 8F 6 4 4,67 1 3 0,00 4 1 3,67 10 8 7,33 21 16 15,67 170,560 7 98 98 98 98

99 348 CEREN ARICI 8B 11 5 9,33 3 1 2,67 8 2 7,33 4 3 3,00 1 5 -0,67 3 7 0,67 30 23 22,33 169,477 19 99 99 99 99

100 347 ZEYNEP  AVCI 8C 10 7 7,67 5 0 5,00 6 3 5,00 0 2 -0,67 1 4 -0,33 3 1 2,67 25 17 19,34 167,000 24 100 100 100 100

101 383 SENA ÇAKMAK 8B 12 5 10,33 3 5 1,33 5 2 4,33 0 6 -2,00 5 6 3,00 25 24 16,99 164,880 20 101 101 101 101

102 72 MUSAB METİN 8E 5 13 0,67 5 5 3,33 10 0 10,00 2 1 1,67 7 11 3,33 6 11 2,33 35 41 21,33 164,833 10 102 102 102 102

103 0 BERRA AKSOY 8A 8 9 5,00 4 4 2,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 2 7 -0,33 7 7 4,67 31 37 18,67 164,680 24 103 103 103 103

104 445 MEHMET İLKER UYAR 8E 7 13 2,67 7 3 6,00 9 1 8,67 3 7 0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 39 51 22,01 162,600 11 104 104 104 104

105 424 EMİRHAN KINALI 8E 6 11 2,33 4 5 2,33 6 3 5,00 3 1 2,67 2 4 0,67 8 9 5,00 29 33 18,00 162,367 12 105 105 105 105

106 182 HAMZA F  ÖLÇER 8F 12 7 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 2 6 0,00 0 1 -0,33 26 22 18,68 162,273 8 106 106 106 106

107 328 TUĞBA KAĞAGÖ Z 8B 9 9 6,00 7 2 6,33 9 1 8,67 1 1 0,67 3 7 0,67 29 20 22,34 161,133 21 107 107 107 107

108 358 ZEYNEP YAĞMUR ÖZÜBEK8C 11 8 8,33 2 8 -0,67 9 1 8,67 1 4 -0,33 1 4 -0,33 3 5 1,33 27 30 17,00 159,590 25 108 108 108 108

109 255 MÜNEVVER CESARET 8B 9 11 5,33 4 6 2,00 9 1 8,67 2 4 0,67 5 9 2,00 29 31 18,67 157,487 22 109 109 109 109

110 292 UMUTBULUT 8E 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 6 0,00 7 13 2,67 8 12 4,00 30 58 10,67 155,420 13 110 110 110 110

111 242 M EMİN KARACA 8E 7 11 3,33 3 7 0,67 9 1 8,67 3 3 2,00 4 8 1,33 4 10 0,67 30 40 16,67 149,253 14 111 111 111 111

112 77 FATMA GÜL KÜNDUZ 8C 8 7 5,67 2 0 2,00 4 2 3,33 4 3 3,00 1 6 -1,00 4 6 2,00 23 24 15,00 148,463 26 112 112 112 112

113 142 EMİNE YILMAZ 8C 7 5 5,33 1 6 -1,00 7 1 6,67 2 3 1,00 1 7 -1,33 5 5 3,33 23 27 14,00 148,090 27 113 113 113 113

114 393 AHMET YASİN ÇETİN 8F 9 10 5,67 3 7 0,67 8 2 7,33 5 15 0,00 25 34 13,67 141,843 9 114 114 114 114

115 356 ZEYNEP TOLAN 8B 8 7 5,67 2 4 0,67 7 2 6,33 4 2 3,33 2 9 -1,00 3 9 0,00 26 33 15,00 140,653 23 115 115 115 115

116 302 SİNEM GÜRSOY 8B 6 10 2,67 5 4 3,67 8 2 7,33 2 7 -0,33 3 12 -1,00 24 35 12,34 125,953 24 116 116 116 116

117 422 M EREN BUDAK 8D 5 9 2,00 2 7 -0,33 1 8 -1,67 4 12 0,00 5 11 1,33 17 47 1,33 113,927 19 117 117 117 117

118 371 KADİRHAN SAYIN 8E 3 17 -2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 3 4,00 4 13 -0,33 6 12 2,00 25 58 5,67 108,737 15 118 118 118 118

119 89 HASAN HÜSEYİN COŞKUN8F 2 16 -3,33 2 7 -0,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 13 0,67 7 11 3,33 20 63 -0,99 102,633 10 119 119 119 119

120 472 TARIKDEVECİ 8E 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 7 -0,33 2 13 -2,33 19 55 0,68 98,833 16 120 120 120 120

121 1 KÜRŞAT YSR 8E 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 21 69 -2,01 97,200 17 121 121 121 121

122 106 ELİF AŞICI 8B 5 15 0,00 1 9 -2,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 3 15 -2,00 19 49 2,66 96,127 25 122 122 122 122

123 423 BATUHAN AKDEMİR 8F 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 3 17 -2,67 23 67 0,66 89,267 11 123 123 123 123
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8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4123 123 123 123

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe İnkılap Tarihi Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe İnk.Tar.Ata. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,79 5 4 3,92 9 1 8,15 5 3 3,91 6 5 4,14 10 7 7,91 47 27 37,82 246,330

Okul Ortalaması 12 7 9,79 5 4 3,92 9 1 8,15 5 3 3,91 6 5 4,14 10 7 7,91 47 27 37,82 246,330

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 479 ECRİN BOYVAT 8A 17 3 16,00 8 1 7,67 10 0 10,00 9 1 8,67 13 1 12,67 19 1 18,67 76 7 73,68 417,193 1 5 5 5 5

2 295 RUKİYE ÇAM 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 15 1 14,67 16 2 15,33 74 10 70,66 400,607 2 8 8 8 8

3 257 NEŞE KARACAÖREN 8A 17 3 16,00 5 5 3,33 10 0 10,00 10 0 10,00 12 0 12,00 17 2 16,33 71 10 67,66 394,750 3 10 10 10 10

4 82 CEYLİN ÖZ 8A 17 3 16,00 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 2 9,33 18 1 17,67 71 10 67,67 387,057 4 11 11 11 11

5 0 SUDE SAĞLAM 8A 16 3 15,00 4 0 4,00 10 0 10,00 9 1 8,67 12 2 11,33 17 3 16,00 68 9 65,00 381,857 5 13 13 13 13

6 85 FATMA BAYAR 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 7 6,67 17 3 16,00 74 12 70,01 380,640 6 14 14 14 14

7 233 MELEK ZEHRA SERT 8A 15 3 14,00 4 5 2,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 3 7,00 16 1 15,67 62 13 57,67 343,440 7 24 24 24 24

8 354 ZEYNEP SUDE BATUR 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 1 6,67 12 6 10,00 61 15 56,00 314,687 8 27 27 27 27

9 349 ZEYNEP DEMİREL 8A 16 3 15,00 4 6 2,00 10 0 10,00 5 4 3,67 4 2 3,33 16 3 15,00 55 18 49,00 309,277 9 28 28 28 28

10 284 ERVA KARAKAŞ 8A 13 6 11,00 5 5 3,33 10 0 10,00 2 6 0,00 4 5 2,33 17 2 16,33 51 24 42,99 284,797 10 34 34 34 34

11 74 NEVA ÖZKAN 8A 16 4 14,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 5 6 3,00 11 8 8,33 56 24 48,00 280,627 11 38 38 38 38

12 191 İREM DAL 8A 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 2 5,33 7 9 4,00 50 24 41,99 256,253 12 45 45 45 45

13 406 ZEYNEP KÜLCÜ 8A 12 8 9,33 4 5 2,33 10 0 10,00 9 1 8,67 4 11 0,33 14 6 12,00 53 31 42,66 255,650 13 47 47 47 47

14 301 SEVDE BÖLÜKBAŞ 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 1 7 -1,33 9 7 6,67 55 19 48,68 255,600 14 48 48 48 48

15 353 NUR YILMAZ 8A 13 7 10,67 7 2 6,33 8 1 7,67 8 2 7,33 5 5 3,33 9 10 5,67 50 27 41,00 246,937 15 54 54 54 54

16 285 RABİA ŞAHİN 8A 10 8 7,33 4 6 2,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 2 3,33 11 6 9,00 47 24 39,00 245,743 16 55 55 55 55

17 389 ESLEM KESGİN 8A 12 4 10,67 5 3 4,00 7 3 6,00 5 4 3,67 2 4 0,67 11 7 8,67 42 25 33,68 231,350 17 62 62 62 62

18 0 SUDE SAĞLAM 8A 16 3 15,00 4 0 4,00 9 0 9,00 9 1 8,67 38 4 36,67 215,710 18 70 70 70 70

19 273 FATMA RAVZA 8A 9 11 5,33 5 5 3,33 9 1 8,67 2 8 -0,67 4 8 1,33 12 8 9,33 41 41 27,32 206,973 19 77 77 77 77

20 364 KÜBRA KÜMBÜL 8A 12 7 9,67 4 4 2,67 10 0 10,00 8 2 7,33 3 12 -1,00 8 12 4,00 45 37 32,67 201,407 20 79 79 79 79

21 345 HAYRUNNİSA YILDIRIM8A 13 6 11,00 4 6 2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 9 10 5,67 42 46 26,67 198,120 21 82 82 82 82

22 225 NURLHUDA KUAD 8A 8 11 4,33 7 3 6,00 10 0 10,00 2 8 -0,67 5 11 1,33 10 10 6,67 42 43 27,66 194,090 22 85 85 85 85

23 187 HİRANUR KAYA 8A 12 7 9,67 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 4 12 0,00 42 33 31,01 185,337 23 89 89 89 89

24 0 BERRA AKSOY 8A 8 9 5,00 4 4 2,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 2 7 -0,33 7 7 4,67 31 37 18,67 164,680 24 103 103 103 103
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8B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4123 123 123 123

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe İnkılap Tarihi Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe İnk.Tar.Ata. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,79 5 4 3,92 9 1 8,15 5 3 3,91 6 5 4,14 10 7 7,91 47 27 37,82 246,330

Okul Ortalaması 12 7 9,79 5 4 3,92 9 1 8,15 5 3 3,91 6 5 4,14 10 7 7,91 47 27 37,82 246,330

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 362 KÜBRA DÜVEN 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 6 6 4,00 12 7 9,67 60 21 53,00 303,310 1 29 29 29 29

2 321 ŞİFA ZEYNEP AKSOY 8B 11 9 8,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 7 0,67 9 7 6,67 13 2 12,33 51 30 41,01 277,497 2 39 39 39 39

3 0 SEVDENAZ ARDA 8B 11 4 9,67 3 2 2,33 9 0 9,00 0 1 -0,33 6 2 5,33 13 2 12,33 42 11 38,33 271,263 3 41 41 41 41

4 0 ESMA DOĞAN 8B 14 6 12,00 4 6 2,00 10 0 10,00 8 2 7,33 3 7 0,67 11 6 9,00 50 27 41,00 250,883 4 50 50 50 50

5 296 SEDEF TOPCU 8B 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 4 4 2,67 7 5 5,33 48 22 40,67 245,013 5 56 56 56 56

6 433 GİZEM ÜNSAL 8B 10 9 7,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 10 4,67 50 27 41,00 244,103 6 57 57 57 57

7 254 BEGÜM ÖZTUNA 8B 11 8 8,33 6 4 4,67 10 0 10,00 6 3 5,00 5 4 3,67 10 8 7,33 48 27 39,00 242,837 7 58 58 58 58

8 300 SEHER GÜRSOY 8B 16 1 15,67 7 3 6,00 10 0 10,00 5 5 3,33 1 1 0,67 6 8 3,33 45 18 39,00 236,070 8 61 61 61 61

9 104 ECRİN BERBER 8B 12 8 9,33 6 4 4,67 10 0 10,00 6 4 4,67 7 6 5,00 6 11 2,33 47 33 36,00 227,853 9 65 65 65 65

10 600 MEDİNE HAZAL KARTAL8B 10 3 9,00 5 5 3,33 10 0 10,00 1 1 0,67 2 3 1,00 9 4 7,67 37 16 31,67 218,830 10 68 68 68 68

11 367 İREM ZEYNEP SONDÜL8B 15 5 13,33 6 4 4,67 9 1 8,67 1 3 0,00 2 6 0,00 7 10 3,67 40 29 30,34 210,137 11 74 74 74 74

12 75 BUSE ÇAPAR 8B 8 11 4,33 7 2 6,33 10 0 10,00 5 3 4,00 3 4 1,67 10 9 7,00 43 29 33,33 208,697 12 75 75 75 75

13 117 ZÜLAL SENA YÜCELEN 8B 12 7 9,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 0 3,00 1 0 1,00 7 9 4,00 36 23 28,33 202,023 13 78 78 78 78

14 0 SÜMEYYE SELBEST    Z8B 12 6 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 4 5 2,33 1 1 0,67 6 9 3,00 39 25 30,67 201,393 14 80 80 80 80

15 256 NAGİHAN KIR 8B 8 12 4,00 4 6 2,00 10 0 10,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 4 2,67 38 30 28,01 196,113 15 84 84 84 84

16 384 ZEYNEP ÇAKMAK 8B 10 10 6,67 3 7 0,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 6 3,00 6 14 1,33 35 46 19,67 176,650 16 93 93 93 93

17 220 MEDİNE GEL 8B 7 9 4,00 2 7 -0,33 9 1 8,67 1 3 0,00 6 9 3,00 7 10 3,67 32 39 19,01 174,333 17 95 95 95 95

18 118 ELİF NUR ÖREMİŞ 8B 9 11 5,33 5 5 3,33 10 0 10,00 0 6 -2,00 2 7 -0,33 9 11 5,33 35 40 21,66 172,977 18 96 96 96 96

19 348 CEREN ARICI 8B 11 5 9,33 3 1 2,67 8 2 7,33 4 3 3,00 1 5 -0,67 3 7 0,67 30 23 22,33 169,477 19 99 99 99 99

20 383 SENA ÇAKMAK 8B 12 5 10,33 3 5 1,33 5 2 4,33 0 6 -2,00 5 6 3,00 25 24 16,99 164,880 20 101 101 101 101

21 328 TUĞBA KAĞAGÖ Z 8B 9 9 6,00 7 2 6,33 9 1 8,67 1 1 0,67 3 7 0,67 29 20 22,34 161,133 21 107 107 107 107

22 255 MÜNEVVER CESARET 8B 9 11 5,33 4 6 2,00 9 1 8,67 2 4 0,67 5 9 2,00 29 31 18,67 157,487 22 109 109 109 109

23 356 ZEYNEP TOLAN 8B 8 7 5,67 2 4 0,67 7 2 6,33 4 2 3,33 2 9 -1,00 3 9 0,00 26 33 15,00 140,653 23 115 115 115 115

24 302 SİNEM GÜRSOY 8B 6 10 2,67 5 4 3,67 8 2 7,33 2 7 -0,33 3 12 -1,00 24 35 12,34 125,953 24 116 116 116 116

25 106 ELİF AŞICI 8B 5 15 0,00 1 9 -2,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 3 15 -2,00 19 49 2,66 96,127 25 122 122 122 122
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8C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4123 123 123 123

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe İnkılap Tarihi Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe İnk.Tar.Ata. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,79 5 4 3,92 9 1 8,15 5 3 3,91 6 5 4,14 10 7 7,91 47 27 37,82 246,330

Okul Ortalaması 12 7 9,79 5 4 3,92 9 1 8,15 5 3 3,91 6 5 4,14 10 7 7,91 47 27 37,82 246,330

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 322 ŞÜHEDA YARDIMCI 8C 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 1 17,67 16 3 15,00 79 9 76,00 436,067 1 3 3 3 3

2 550 KEVSER ALBAYRAK 8C 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 0 13,00 15 0 15,00 73 5 71,33 405,313 2 7 7 7 7

3 378 NAZMİYE GÜL KARTAL 8C 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 0 9,00 10 5 8,33 13 5 11,33 65 17 59,32 334,300 3 25 25 25 25

4 690 BETÜL ÖZKAYA 8C 11 6 9,00 2 3 1,00 9 1 8,67 3 2 2,33 5 1 4,67 16 0 16,00 46 13 41,67 286,827 4 33 33 33 33

5 154 ECRİN NAZ BURAN 8C 14 6 12,00 8 1 7,67 10 0 10,00 2 2 1,33 7 2 6,33 11 7 8,67 52 18 46,00 283,777 5 35 35 35 35

6 24 ASLINUR AĞAÇ 8C 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 6 1,00 6 8 3,33 13 6 11,00 52 30 41,99 275,507 6 40 40 40 40

7 20 MELİKE ÖZKAYA 8C 13 6 11,00 1 4 -0,33 8 2 7,33 2 2 1,33 2 3 1,00 15 1 14,67 41 18 35,00 258,367 7 44 44 44 44

8 323 BEYZA İSLAM 8C 14 5 12,33 3 7 0,67 10 0 10,00 6 4 4,67 6 9 3,00 11 8 8,33 50 33 39,00 256,103 8 46 46 46 46

9 0 RANA KATAR 8C 14 4 12,67 2 8 -0,67 9 0 9,00 3 4 1,67 13 5 11,33 41 21 34,00 251,770 9 49 49 49 49

10 501 BEYZA ÖZKADER 8C 7 12 3,00 2 8 -0,67 2 4 0,67 3 6 1,00 5 3 4,00 16 1 15,67 35 34 23,67 231,183 10 63 63 63 63

11 50000 ESİLA NAS KAYA 8C 12 5 10,33 0 3 -1,00 8 2 7,33 4 2 3,33 8 4 6,67 32 16 26,66 221,497 11 66 66 66 66

12 429 ZEYNEP BAYINDIR 8C 10 8 7,33 6 4 4,67 8 1 7,67 1 1 0,67 5 5 3,33 10 9 7,00 40 28 30,67 220,583 12 67 67 67 67

13 66 EZFER ESİLA ŞENER 8C 11 5 9,33 0 3 -1,00 7 2 6,33 2 2 1,33 5 2 4,33 7 4 5,67 32 18 25,99 218,627 13 69 69 69 69

14 124 ELİF SUDE KAMAN 8C 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 6 9 3,00 4 6 2,00 44 31 33,66 213,510 14 71 71 71 71

15 366 ERVA NUR KABAKDERE8C 12 8 9,33 9 1 8,67 10 0 10,00 0 3 -1,00 3 7 0,67 8 7 5,67 42 26 33,34 213,127 15 72 72 72 72

16 289 RANA NUR TİMUR 8C 11 8 8,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 7 13 2,67 10 8 7,33 38 49 21,66 207,097 16 76 76 76 76

17 76 BÜŞRA ÇATAL 8C 13 6 11,00 3 7 0,67 9 0 9,00 4 8 1,33 6 7 3,67 35 28 25,67 200,647 17 81 81 81 81

18 93 EBRAR DEVE 8C 8 5 6,33 3 2 2,33 9 0 9,00 3 1 2,67 6 7 3,67 29 15 24,00 189,147 18 86 86 86 86

19 79 BÜŞRANUR ÖZTÜRK 8C 10 8 7,33 4 6 2,00 8 2 7,33 5 10 1,67 7 9 4,00 34 35 22,33 185,983 19 88 88 88 88

20 139 ELİF KABACA 8C 12 8 9,33 3 7 0,67 9 1 8,67 2 3 1,00 1 5 -0,67 7 9 4,00 34 33 23,00 182,583 20 90 90 90 90

21 420 ELİFNAZ BUĞA 8C 13 4 11,67 3 7 0,67 6 3 5,00 3 1 2,67 1 5 -0,67 5 9 2,00 31 29 21,34 180,323 21 91 91 91 91

22 240 MEVSİM YIL AZ 8C 11 2 10,33 4 4 2,67 9 1 8,67 0 5 -1,67 3 7 0,67 4 9 1,00 31 28 21,67 177,450 22 92 92 92 92

23 391 ZEYNEP RİYAD 8C 10 9 7,00 4 6 2,00 9 1 8,67 5 5 3,33 1 0 1,00 5 12 1,00 34 33 23,00 172,463 23 97 97 97 97

24 347 ZEYNEP  AVCI 8C 10 7 7,67 5 0 5,00 6 3 5,00 0 2 -0,67 1 4 -0,33 3 1 2,67 25 17 19,34 167,000 24 100 100 100 100

25 358 ZEYNEP YAĞMUR ÖZÜBEK8C 11 8 8,33 2 8 -0,67 9 1 8,67 1 4 -0,33 1 4 -0,33 3 5 1,33 27 30 17,00 159,590 25 108 108 108 108

26 77 FATMA GÜL KÜNDUZ 8C 8 7 5,67 2 0 2,00 4 2 3,33 4 3 3,00 1 6 -1,00 4 6 2,00 23 24 15,00 148,463 26 112 112 112 112

27 142 EMİNE YILMAZ 8C 7 5 5,33 1 6 -1,00 7 1 6,67 2 3 1,00 1 7 -1,33 5 5 3,33 23 27 14,00 148,090 27 113 113 113 113
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8D SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4123 123 123 123

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe İnkılap Tarihi Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe İnk.Tar.Ata. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,79 5 4 3,92 9 1 8,15 5 3 3,91 6 5 4,14 10 7 7,91 47 27 37,82 246,330

Okul Ortalaması 12 7 9,79 5 4 3,92 9 1 8,15 5 3 3,91 6 5 4,14 10 7 7,91 47 27 37,82 246,330

SINIF: 8D

KATILIMLAR

1 533 SERHAT KARAKURT 8D 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 16 0 16,00 19 1 18,67 83 3 82,01 460,920 1 1 1 1 1

2 97 FURKAN TOKMAK 8D 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 83 7 80,68 459,107 2 2 2 2 2

3 477 OĞUZHAN ÇALIŞKAN 8D 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 1 9,67 18 2 17,33 74 7 71,66 398,837 3 9 9 9 9

4 20 MEHMET EMİN ÖZÜYAĞLI8D 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 15 5 13,33 73 17 67,34 382,293 4 12 12 12 12

5 164 YUSUF İŞCEN 8D 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 14 6 12,00 17 2 16,33 71 18 65,00 379,683 5 15 15 15 15

6 22 AHMET TAHA ATEŞ 8D 13 6 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 3 9,00 19 1 18,67 70 12 66,01 369,880 6 18 18 18 18

7 4 ABDULLAH MUHAMMED8D 12 8 9,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 13 5 11,33 18 2 17,33 66 22 58,66 356,140 7 21 21 21 21

8 478 EYMEN BOYVAT 8D 16 3 15,00 7 3 6,00 10 0 10,00 6 2 5,33 7 2 6,33 18 2 17,33 64 12 59,99 352,887 8 22 22 22 22

9 234 MELİH EGE BUDAK 8D 13 6 11,00 6 4 4,67 10 0 10,00 7 2 6,33 10 5 8,33 18 2 17,33 64 19 57,66 345,837 9 23 23 23 23

10 246 ONUR ŞAMLI 8D 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 11 5 9,33 13 7 10,67 64 22 56,66 330,760 10 26 26 26 26

11 19 AHMET HAKAN EBİL 8D 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 10 7 7,67 11 9 8,00 59 28 49,67 295,323 11 31 31 31 31

12 166 ERDEM VARAN 8D 16 3 15,00 7 2 6,33 8 2 7,33 4 3 3,00 6 9 3,00 14 6 12,00 55 25 46,66 292,097 12 32 32 32 32

13 343 YILDIRAY ALATAŞ 8D 15 4 13,67 4 4 2,67 10 0 10,00 4 1 3,67 14 5 12,33 47 14 42,34 283,250 13 36 36 36 36

14 17 AHMET ERHAN TEMEL 8D 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 0 2 -0,67 4 3 3,00 11 8 8,33 45 23 37,33 250,280 14 51 51 51 51

15 0 M YUSUF SUNAR 8D 12 7 9,67 7 2 6,33 10 0 10,00 6 4 4,67 3 3 2,00 11 7 8,67 49 23 41,34 248,277 15 52 52 52 52

16 215 EMRE KATIRANCI 8D 9 8 6,33 6 4 4,67 10 0 10,00 5 3 4,00 5 8 2,33 14 6 12,00 49 29 39,33 248,120 16 53 53 53 53

17 324 TALHA    EMİR  ŞENER 8D 13 5 11,33 7 3 6,00 9 1 8,67 1 5 -0,67 4 0 4,00 9 8 6,33 43 22 35,66 242,457 17 59 59 59 59

18 5 MEHMET EFE TURAN 8D 14 5 12,33 6 4 4,67 9 1 8,67 2 3 1,00 4 4 2,67 9 9 6,00 44 26 35,34 237,940 18 60 60 60 60

19 422 M EREN BUDAK 8D 5 9 2,00 2 7 -0,33 1 8 -1,67 4 12 0,00 5 11 1,33 17 47 1,33 113,927 19 117 117 117 117
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8E SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4123 123 123 123

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe İnkılap Tarihi Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe İnk.Tar.Ata. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,79 5 4 3,92 9 1 8,15 5 3 3,91 6 5 4,14 10 7 7,91 47 27 37,82 246,330

Okul Ortalaması 12 7 9,79 5 4 3,92 9 1 8,15 5 3 3,91 6 5 4,14 10 7 7,91 47 27 37,82 246,330

SINIF: 8E

KATILIMLAR

1 39 İBRAHİM KARAKAYA 8E 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 17 3 16,00 79 11 75,34 426,000 1 4 4 4 4

2 293 TAR   BERKAY ŞAHAN 8E 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 11 6 9,00 17 3 16,00 73 14 68,34 375,617 2 16 16 16 16

3 449 MEHMET EFE ÜNLÜ 8E 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 14 5 12,33 15 5 13,33 71 18 64,99 374,983 3 17 17 17 17

4 179 MUSTAFA SELÇUK 8E 15 5 13,33 7 2 6,33 9 0 9,00 3 2 2,33 14 2 13,33 15 2 14,33 63 13 58,65 366,380 4 19 19 19 19

5 157 EFE KEPCE 8E 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 5 3,33 13 4 11,67 16 4 14,67 68 19 61,67 365,297 5 20 20 20 20

6 252 ALİ BİÇER 8E 12 3 11,00 6 1 5,67 9 0 9,00 9 1 8,67 4 0 4,00 8 3 7,00 48 8 45,34 264,380 6 42 42 42 42

7 361 M KASIM AHISHA 8E 13 5 11,33 5 5 3,33 10 0 10,00 1 4 -0,33 8 8 5,33 11 8 8,33 48 30 37,99 260,640 7 43 43 43 43

8 244 ABDULLAH GÜCCAN 8E 13 7 10,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 8 12 4,00 6 14 1,33 45 45 30,00 211,653 8 73 73 73 73

9 407 MUSTAFA TURA       Z 8E 12 3 11,00 4 6 2,00 10 0 10,00 1 2 0,33 1 1 0,67 4 3 3,00 32 15 27,00 197,323 9 83 83 83 83

10 72 MUSAB METİN 8E 5 13 0,67 5 5 3,33 10 0 10,00 2 1 1,67 7 11 3,33 6 11 2,33 35 41 21,33 164,833 10 102 102 102 102

11 445 MEHMET İLKER UYAR 8E 7 13 2,67 7 3 6,00 9 1 8,67 3 7 0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 39 51 22,01 162,600 11 104 104 104 104

12 424 EMİRHAN KINALI 8E 6 11 2,33 4 5 2,33 6 3 5,00 3 1 2,67 2 4 0,67 8 9 5,00 29 33 18,00 162,367 12 105 105 105 105

13 292 UMUTBULUT 8E 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 6 0,00 7 13 2,67 8 12 4,00 30 58 10,67 155,420 13 110 110 110 110

14 242 M EMİN KARACA 8E 7 11 3,33 3 7 0,67 9 1 8,67 3 3 2,00 4 8 1,33 4 10 0,67 30 40 16,67 149,253 14 111 111 111 111

15 371 KADİRHAN SAYIN 8E 3 17 -2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 3 4,00 4 13 -0,33 6 12 2,00 25 58 5,67 108,737 15 118 118 118 118

16 472 TARIKDEVECİ 8E 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 7 -0,33 2 13 -2,33 19 55 0,68 98,833 16 120 120 120 120

17 1 KÜRŞAT YSR 8E 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 21 69 -2,01 97,200 17 121 121 121 121
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8F SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4123 123 123 123

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe İnkılap Tarihi Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe İnk.Tar.Ata. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,79 5 4 3,92 9 1 8,15 5 3 3,91 6 5 4,14 10 7 7,91 47 27 37,82 246,330

Okul Ortalaması 12 7 9,79 5 4 3,92 9 1 8,15 5 3 3,91 6 5 4,14 10 7 7,91 47 27 37,82 246,330

SINIF: 8F

KATILIMLAR

1 57 AKİF AKDANALI 8F 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 14 1 13,67 17 3 16,00 75 10 71,67 411,597 1 6 6 6 6

2 655 YUNUSEMREŞ AHİN 8F 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 2 6,33 4 7 1,67 15 5 13,33 60 20 53,33 302,560 2 30 30 30 30

3 275 FURKAN ŞAHİN 8F 15 4 13,67 5 3 4,00 10 0 10,00 6 4 4,67 2 1 1,67 14 5 12,33 52 17 46,34 282,410 3 37 37 37 37

4 56 AHMET SEFER YANMAZ8F 13 7 10,67 5 5 3,33 9 1 8,67 4 4 2,67 10 9 7,00 41 26 32,34 230,703 4 64 64 64 64

5 231 MEHMET ŞANAL 8F 9 11 5,33 3 7 0,67 8 2 7,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 11 8 8,33 37 42 22,99 186,797 5 87 87 87 87

6 409 AHMET SARITAŞ 8F 8 4 6,67 3 2 2,33 7 1 6,67 6 4 4,67 24 11 20,34 174,880 6 94 94 94 94

7 0 ENES TEKÇAM 8F 6 4 4,67 1 3 0,00 4 1 3,67 10 8 7,33 21 16 15,67 170,560 7 98 98 98 98

8 182 HAMZA F  ÖLÇER 8F 12 7 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 2 6 0,00 0 1 -0,33 26 22 18,68 162,273 8 106 106 106 106

9 393 AHMET YASİN ÇETİN 8F 9 10 5,67 3 7 0,67 8 2 7,33 5 15 0,00 25 34 13,67 141,843 9 114 114 114 114

10 89 HASAN HÜSEYİN COŞKUN8F 2 16 -3,33 2 7 -0,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 13 0,67 7 11 3,33 20 63 -0,99 102,633 10 119 119 119 119

11 423 BATUHAN AKDEMİR 8F 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 3 17 -2,67 23 67 0,66 89,267 11 123 123 123 123
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

Türkçe İnkılap Tarihi Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe İnk.Tar.Ata. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Okul
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

İlçe
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

İl
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

Genel
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Türkçe İnkılap Tarihi Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe İnk.Tar.Ata. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
8A
(24)

13,79 5,42 11,99 5,75 3,33 4,64 9,38 0,54 9,19 7,29 2,54 6,44 6,13 5,35 4,35 12,48 5,91 10,51 54,82 23,09 47,12 281,370

8B
(25)

10,68 7,60 8,15 4,92 4,24 3,51 8,92 0,88 8,63 3,75 3,58 2,56 3,76 4,76 2,18 7,04 8,16 4,32 39,07 29,22 29,35 203,030

8C
(27)

11,85 6,07 9,83 3,85 4,37 2,40 8,00 1,37 7,54 3,64 2,82 2,70 4,70 4,85 3,09 8,93 5,67 7,04 40,97 25,15 32,60 230,570

8D
(19)

13,95 5,11 12,24 7,05 2,68 6,16 9,26 0,68 9,04 6,06 2,47 5,24 8,95 4,16 7,56 14,32 4,95 12,67 59,59 20,05 52,91 318,320

8E
(17)

10,41 8,47 7,59 5,53 4,18 4,14 7,76 2,06 7,08 4,18 3,59 2,98 7,47 7,41 5,00 9,06 8,29 6,29 44,41 34,00 33,08 231,850

8F
(11)

10,36 7,55 7,85 4,27 4,45 2,79 7,18 2,18 6,46 4,43 5,14 2,71 4,38 6,38 2,25 9,80 8,50 6,97 40,42 34,20 29,03 205,050

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu okulunda 123 6

ÇORUM MERKEZ ilçesinde 123 6 1
ÇORUM ilinde 123 6 1 1

Genelde 123 6 1 1 1

DERECELER

Genelde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu

ÇORUM ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu

ÇORUM MERKEZ ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Soru D Y %

Türkçe (123 Öğrenci) 20 11,98 6,57 60

Türkçe 20 11,98 6,57 60
[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

2 1,17 0,61 59

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3,50 2,02 58

[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1,28 0,65 64

[+] Yazdıklarını düzenler. 2 1,22 0,68 61

[-] Yazma stratejilerini uygular. 1 0,44 0,54 44

[+] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,76 0,17 76

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,63 0,30 63

[-] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,45 0,45 45

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,62 0,35 62

[-] Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0,43 0,38 43

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,87 0,11 87

[+] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0,63 0,31 63

Soru D Y %

İnkılap Tarihi (123 Öğrenci) 10 5,20 3,86 52

İnk.Tar.Ata. 10 5,20 3,86 52
[+] Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0,52 0,37 52

[-] Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0,49 0,43 49

[-] Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in
yaptığı çalışmaları analiz eder.

1 0,24 0,67 24

[-] Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı
tepkilerini değerlendirir.

1 0,49 0,39 49

[+] Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını
vatanın bütünlüğü esası ile

1 0,63 0,26 63

[+] Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi 
 nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.

1 0,61 0,27 61

[-] Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen
gelişmeleri kavrar.

1 0,46 0,41 46

[-] Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

1 0,33 0,61 33

[+] Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük
Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin
çıkarımlarda bulunur.

1 0,82 0,12 82

[+] Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini
açıklar.

1 0,63 0,32 63

Soru D Y %

Din Kültürü (123 Öğrenci) 10 8,54 1,17 85

Din K.ve A.B. 10 8,54 1,17 85
[+] Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2,58 0,31 86

[+] Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0,87 0,11 87

[+] slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili
ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.

1 0,76 0,24 76

[+] Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark
eder.

1 0,89 0,08 89

[+] Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2,55 0,37 85

[+] İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve
hadisler ışığında yorumlar.

1 0,90 0,06 90

Soru D Y %

İngilizce (111 Öğrenci) 10 4,95 3,14 50

İngilizce 10 4,95 3,14 50
[+] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,63 0,15 63

[-] Students will be able to express what they prefer, like and
dislike

1 0,42 0,40 42

[+] Students will be able to understand the overall meaning of
short texts about a process.

1 0,61 0,33 61

[-] Students will be able to make excuses,and to accept and
refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.

1 0,40 0,36 40

[-] Students will be able to express their decisions taken at the
moment of conversation.

1 0,32 0,60 32

[+] Students will be able to identify main ideas in short and
simple texts about internet habits.

1 0,54 0,23 54

[+] Students will be able to exchange information about the
Internet.

1 0,56 0,25 56

[+] Students will be able to find specific information about the
Internet in various texts.

1 0,70 0,14 70

[-] Students will be able to make a simple phone call asking and
responding to questions.

1 0,37 0,40 37

[-] Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0,41 0,26 41

Soru D Y %

Matematik (115 Öğrenci) 20 5,90 5,30 30

Matematik 20 5,90 5,30 30
[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

1 0,25 0,28 25

[-] Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem,
tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar.

1 0,10 0,34 10

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

1 0,31 0,23 31

[-] Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0,82 0,40 41

[-] Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0,34 0,77 17

[-] Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu
gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.

2 0,53 0,45 27

[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

2 0,57 0,58 29

[-] Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder
ve karşılaştırır.

1 0,15 0,21 15

[-] Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0,34 0,28 34

[-] Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0,25 0,22 25

[-] Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0,27 0,34 27

[+] Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı
arasında olduğunu belirler.

1 0,65 0,16 65

[+] Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0,63 0,27 63

[-] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0,25 0,30 25

[-] Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0,30 0,21 30

[-] Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0,13 0,28 13

Soru D Y %

Fen Bilimleri (121 Öğrenci) 20 10,15 6,72 51

Fen Bilimleri 20 10,15 6,72 51
[+] Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan
ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı
yönlerini tartışır.

1 0,62 0,33 62

[-] Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve
tahminlerini test eder.

4 1,88 1,56 47

[+] Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak
açıklar.

1 0,76 0,17 76

[-] Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı
olarak kullanır.

1 0,40 0,30 40

[+] Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0,62 0,26 62

[-] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0,31 0,51 31

[-] Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0,35 0,46 35

[+] Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle
ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder.

1 0,64 0,19 64

[-] Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0,18 0,46 18

[-] Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları
gözlemleyerek açıklar.

1 0,40 0,45 40

[+] Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve
ametal olarak sınıflandırır.

1 0,63 0,21 63

[+] Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden
açıklar.

5 2,94 1,40 59

[-] Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek
sonuçlar hakkında yorum yapar.

1 0,43 0,40 43
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8A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

Türkçe İnkılap Tarihi Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe İnk.Tar.Ata. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
8A
(24)

13,79 5,42 11,99 5,75 3,33 4,64 9,38 0,54 9,19 7,29 2,54 6,44 6,13 5,35 4,35 12,48 5,91 10,51 54,82 23,09 47,12 281,370

Okul
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

İlçe
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

İl
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

Genel
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8A şubesinde 24

Okulunuzda 123 6
ÇORUM MERKEZ ilçesinde 123 6 1

ÇORUM ilinde 123 6 1 1
Genelde 123 6 1 1 1

DERECELER

Genelde sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu

ÇORUM ilinde sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu

ÇORUM MERKEZ ilçesinde sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu

Okulunuzda sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.

                                              1 / 12



8A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Soru D Y %

Türkçe (24 Öğrenci) 20 13,79 5,42 69

Türkçe 20 13,79 5,42 69
[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

2 1,38 0,58 69

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3,71 1,92 62

[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1,38 0,54 69

[+] Yazdıklarını düzenler. 2 1,42 0,46 71

[+] Yazma stratejilerini uygular. 1 0,67 0,33 67

[+] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,92 0,08 92

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,83 0,17 83

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,50 0,46 50

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,71 0,29 71

[+] Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0,50 0,42 50

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1,00 0 100

[+] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0,79 0,17 79

Soru D Y %

İnkılap Tarihi (24 Öğrenci) 10 5,75 3,33 58

İnk.Tar.Ata. 10 5,75 3,33 58
[+] Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0,54 0,38 54

[+] Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0,58 0,33 58

[-] Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in
yaptığı çalışmaları analiz eder.

1 0,29 0,50 29

[+] Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na
karşı tepkilerini değerlendirir.

1 0,54 0,33 54

[+] Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını
vatanın bütünlüğü esası ile

1 0,67 0,17 67

[+] Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi 
 nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.

1 0,83 0,13 83

[-] Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen
gelişmeleri kavrar.

1 0,46 0,42 46

[-] Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

1 0,25 0,67 25

[+] Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük
Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin
çıkarımlarda bulunur.

1 0,96 0,04 96

[+] Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini
açıklar.

1 0,63 0,38 63

Soru D Y %

Din Kültürü (24 Öğrenci) 10 9,38 0,54 94

Din K.ve A.B. 10 9,38 0,54 94
[+] Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2,83 0,13 94

[+] Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1,00 0 100

[+] slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili
ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.

1 0,92 0,08 92

[+] Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark
eder.

1 0,92 0,04 92

[+] Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2,71 0,29 90

[+] İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve
hadisler ışığında yorumlar.

1 1,00 0 100

Soru D Y %

İngilizce (24 Öğrenci) 10 7,29 2,54 73

İngilizce 10 7,29 2,54 73
[+] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,79 0,17 79

[+] Students will be able to express what they prefer, like and
dislike

1 0,75 0,21 75

[+] Students will be able to understand the overall meaning of
short texts about a process.

1 0,75 0,25 75

[+] Students will be able to make excuses,and to accept and
refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.

1 0,71 0,29 71

[+] Students will be able to express their decisions taken at the
moment of conversation.

1 0,50 0,50 50

[+] Students will be able to identify main ideas in short and
simple texts about internet habits.

1 0,79 0,17 79

[+] Students will be able to exchange information about the
Internet.

1 0,75 0,21 75

[+] Students will be able to find specific information about the
Internet in various texts.

1 0,88 0,13 88

[+] Students will be able to make a simple phone call asking and
responding to questions.

1 0,67 0,33 67

[+] Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0,71 0,29 71

Soru D Y %

Matematik (23 Öğrenci) 20 6,13 5,35 31

Matematik 20 6,13 5,35 31
[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

1 0,26 0,26 26

[-] Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem,
tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar.

1 0,09 0,26 9

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

1 0,26 0,30 26

[-] Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0,87 0,48 43

[-] Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0,22 0,70 11

[-] Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu
gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.

2 0,39 0,43 20

[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

2 0,61 0,61 30

[-] Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder
ve karşılaştırır.

1 0,17 0,17 17

[+] Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0,61 0,13 61

[-] Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0,22 0,35 22

[-] Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0,35 0,39 35

[+] Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı
arasında olduğunu belirler.

1 0,78 0,13 78

[+] Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0,65 0,35 65

[-] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0,26 0,43 26

[-] Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0,26 0,17 26

[-] Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0,13 0,17 13

Soru D Y %

Fen Bilimleri (23 Öğrenci) 20 12,48 5,91 62

Fen Bilimleri 20 12,48 5,91 62
[+] Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan
ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı
yönlerini tartışır.

1 0,65 0,30 65

[+] Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve
tahminlerini test eder.

4 2,35 1,35 59

[+] Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak
açıklar.

1 0,83 0,17 83

[+] Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı
olarak kullanır.

1 0,52 0,30 52

[+] Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0,74 0,09 74

[-] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0,48 0,48 48

[-] Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0,48 0,48 48

[+] Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle
ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder.

1 0,87 0,09 87

[-] Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0,35 0,43 35

[-] Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları
gözlemleyerek açıklar.

1 0,43 0,48 43

[+] Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve
ametal olarak sınıflandırır.

1 0,87 0,09 87

[+] Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden
açıklar.

5 3,35 1,22 67

[+] Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek
sonuçlar hakkında yorum yapar.

1 0,57 0,43 57
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8B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

Türkçe İnkılap Tarihi Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe İnk.Tar.Ata. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
8B
(25)

10,68 7,60 8,15 4,92 4,24 3,51 8,92 0,88 8,63 3,75 3,58 2,56 3,76 4,76 2,18 7,04 8,16 4,32 39,07 29,22 29,35 203,030

Okul
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

İlçe
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

İl
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

Genel
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8B şubesinde 25

Okulunuzda 123 6
ÇORUM MERKEZ ilçesinde 123 6 1

ÇORUM ilinde 123 6 1 1
Genelde 123 6 1 1 1

DERECELER

Genelde sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 6. oldu

ÇORUM ilinde sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 6. oldu

ÇORUM MERKEZ ilçesinde sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 6. oldu

Okulunuzda sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 6. oldu
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8B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Soru D Y %

Türkçe (25 Öğrenci) 20 10,68 7,60 53

Türkçe 20 10,68 7,60 53
[+] Yazdıklarını düzenler. 2 1,16 0,72 58

[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1,08 0,88 54

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

2 1,00 0,76 50

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3,24 2,20 54

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0,44 0,40 44

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,76 0,16 76

[-] Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0,36 0,44 36

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,64 0,36 64

[-] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,48 0,44 48

[-] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,44 0,44 44

[+] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,84 0,12 84

[-] Yazma stratejilerini uygular. 1 0,24 0,68 24

Soru D Y %

İnkılap Tarihi (25 Öğrenci) 10 4,92 4,24 49

İnk.Tar.Ata. 10 4,92 4,24 49
[-] Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

1 0,20 0,72 20

[+] Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük
Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin
çıkarımlarda bulunur.

1 0,88 0,08 88

[+] Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini
açıklar.

1 0,64 0,28 64

[+] Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0,52 0,36 52

[-] Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0,36 0,56 36

[-] Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in
yaptığı çalışmaları analiz eder.

1 0,12 0,80 12

[+] Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na
karşı tepkilerini değerlendirir.

1 0,60 0,32 60

[+] Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını
vatanın bütünlüğü esası ile

1 0,60 0,28 60

[+] Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi 
 nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.

1 0,56 0,36 56

[-] Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen
gelişmeleri kavrar.

1 0,44 0,48 44

Soru D Y %

Din Kültürü (25 Öğrenci) 10 8,92 0,88 89

Din K.ve A.B. 10 8,92 0,88 89
[+] Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2,56 0,32 85

[+] Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2,72 0,20 91

[+] İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve
hadisler ışığında yorumlar.

1 1,00 0 100

[+] slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili
ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.

1 0,88 0,12 88

[+] Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0,84 0,16 84

[+] Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark
eder.

1 0,92 0,08 92

Soru D Y %

İngilizce (24 Öğrenci) 10 3,75 3,58 38

İngilizce 10 3,75 3,58 38
[-] Students will be able to express their decisions taken at the
moment of conversation.

1 0,13 0,75 13

[-] Students will be able to identify main ideas in short and simple
texts about internet habits.

1 0,42 0,29 42

[+] Students will be able to exchange information about the
Internet.

1 0,50 0,29 50

[+] Students will be able to find specific information about the
Internet in various texts.

1 0,71 0,17 71

[-] Students will be able to make a simple phone call asking and
responding to questions.

1 0,13 0,46 13

[-] Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0,17 0,33 17

[+] Students will be able to understand the overall meaning of
short texts about a process.

1 0,58 0,33 58

[-] Students will be able to make excuses,and to accept and
refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.

1 0,21 0,46 21

[+] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,58 0,08 58

[-] Students will be able to express what they prefer, like and
dislike

1 0,33 0,42 33

Soru D Y %

Fen Bilimleri (25 Öğrenci) 20 7,04 8,16 35

Fen Bilimleri 20 7,04 8,16 35
[-] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0,08 0,52 8

[+] Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0,52 0,32 52

[-] Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve
tahminlerini test eder.

4 1,32 2,04 33

[-] Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları
gözlemleyerek açıklar.

1 0,24 0,52 24

[-] Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek
sonuçlar hakkında yorum yapar.

1 0,20 0,44 20

[-] Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden
açıklar.

5 2,16 1,68 43

[+] Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve
ametal olarak sınıflandırır.

1 0,56 0,24 56

[-] Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0,08 0,44 8

[-] Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle
ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder.

1 0,36 0,36 36

[-] Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0,08 0,72 8

[-] Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı
olarak kullanır.

1 0,16 0,36 16

[+] Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak
açıklar.

1 0,80 0,08 80

[-] Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle
bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.

1 0,48 0,44 48

Soru D Y %

Matematik (21 Öğrenci) 20 3,76 4,76 19

Matematik 20 3,76 4,76 19
[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

1 0,19 0,24 19

[-] Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem,
tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar.

1 0,05 0,33 5

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

1 0,05 0,24 5

[-] Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0,57 0,57 29

[-] Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0,24 0,76 12

[-] Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu
gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.

2 0,24 0,38 12

[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

2 0,24 0,57 12

[-] Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder
ve karşılaştırır.

1 0,05 0,10 5

[-] Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0,19 0,33 19

[-] Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0,10 0,10 10

[-] Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0,05 0,38 5

[+] Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı
arasında olduğunu belirler.

1 0,71 0,05 71

[+] Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0,57 0,19 57

[-] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0,24 0,19 24

[-] Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0,24 0,19 24

[-] Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0,05 0,14 5
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8C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

Türkçe İnkılap Tarihi Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe İnk.Tar.Ata. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
8C
(27)

11,85 6,07 9,83 3,85 4,37 2,40 8,00 1,37 7,54 3,64 2,82 2,70 4,70 4,85 3,09 8,93 5,67 7,04 40,97 25,15 32,60 230,570

Okul
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

İlçe
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

İl
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

Genel
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8C şubesinde 27

Okulunuzda 123 6
ÇORUM MERKEZ ilçesinde 123 6 1

ÇORUM ilinde 123 6 1 1
Genelde 123 6 1 1 1

DERECELER

Genelde sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4. oldu

ÇORUM ilinde sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4. oldu

ÇORUM MERKEZ ilçesinde sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4. oldu

Okulunuzda sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Soru D Y %

Türkçe (27 Öğrenci) 20 11,85 6,07 59

Türkçe 20 11,85 6,07 59
[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

2 1,19 0,44 59

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3,52 1,78 59

[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1,37 0,48 69

[+] Yazdıklarını düzenler. 2 1,19 0,74 59

[-] Yazma stratejilerini uygular. 1 0,41 0,56 41

[+] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,59 0,30 59

[-] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,48 0,33 48

[-] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,48 0,37 48

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,56 0,37 56

[-] Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0,37 0,41 37

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,93 0,07 93

[+] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0,78 0,22 78

Soru D Y %

İnkılap Tarihi (27 Öğrenci) 10 3,85 4,37 39

İnk.Tar.Ata. 10 3,85 4,37 39
[-] Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0,33 0,44 33

[-] Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0,37 0,44 37

[-] Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in
yaptığı çalışmaları analiz eder.

1 0,11 0,81 11

[-] Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı
tepkilerini değerlendirir.

1 0,26 0,56 26

[-] Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını
vatanın bütünlüğü esası ile

1 0,44 0,41 44

[-] Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi  
nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.

1 0,37 0,33 37

[-] Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen
gelişmeleri kavrar.

1 0,37 0,37 37

[-] Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

1 0,26 0,59 26

[+] Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük
Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin
çıkarımlarda bulunur.

1 0,78 0,11 78

[+] Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini
açıklar.

1 0,56 0,30 56

Soru D Y %

Din Kültürü (27 Öğrenci) 10 8,00 1,37 80

Din K.ve A.B. 10 8,00 1,37 80
[+] Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2,52 0,30 84

[+] Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0,81 0,11 81

[+] slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili
ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.

1 0,52 0,48 52

[+] Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark
eder.

1 0,93 0,04 93

[+] Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2,41 0,37 80

[+] İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve
hadisler ışığında yorumlar.

1 0,81 0,07 81

Soru D Y %

İngilizce (22 Öğrenci) 10 3,64 2,82 36

İngilizce 10 3,64 2,82 36
[+] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,59 0,14 59

[-] Students will be able to express what they prefer, like and
dislike

1 0,14 0,55 14

[+] Students will be able to understand the overall meaning of
short texts about a process.

1 0,64 0,36 64

[-] Students will be able to make excuses,and to accept and
refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.

1 0,41 0,27 41

[-] Students will be able to express their decisions taken at the
moment of conversation.

1 0,32 0,50 32

[-] Students will be able to identify main ideas in short and simple
texts about internet habits.

1 0,27 0,18 27

[-] Students will be able to exchange information about the
Internet.

1 0,41 0,23 41

[-] Students will be able to find specific information about the
Internet in various texts.

1 0,45 0,18 45

[-] Students will be able to make a simple phone call asking and
responding to questions.

1 0,23 0,27 23

[-] Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0,18 0,14 18

Soru D Y %

Matematik (27 Öğrenci) 20 4,70 4,85 24

Matematik 20 4,70 4,85 24
[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

1 0,11 0,19 11

[-] Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem,
tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar.

1 0,07 0,22 7

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

1 0,15 0,22 15

[-] Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0,70 0,33 35

[-] Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0,41 0,81 20

[-] Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu
gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.

2 0,37 0,48 19

[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

2 0,52 0,74 26

[-] Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder
ve karşılaştırır.

1 0,15 0,15 15

[-] Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0,19 0,11 19

[-] Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0,19 0,19 19

[-] Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0,22 0,30 22

[+] Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı
arasında olduğunu belirler.

1 0,59 0,19 59

[+] Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0,56 0,33 56

[-] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0,11 0,15 11

[-] Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0,22 0,22 22

[-] Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0,15 0,22 15

Soru D Y %

Fen Bilimleri (27 Öğrenci) 20 8,93 5,67 45

Fen Bilimleri 20 8,93 5,67 45
[+] Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan
ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı
yönlerini tartışır.

1 0,74 0,19 74

[-] Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve
tahminlerini test eder.

4 1,07 1,67 27

[+] Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak
açıklar.

1 0,74 0,15 74

[-] Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı
olarak kullanır.

1 0,37 0,19 37

[+] Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0,70 0,26 70

[-] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0,30 0,44 30

[-] Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0,33 0,30 33

[+] Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle
ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder.

1 0,59 0,07 59

[-] Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0,07 0,30 7

[-] Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları
gözlemleyerek açıklar.

1 0,30 0,41 30

[-] Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve
ametal olarak sınıflandırır.

1 0,44 0,22 44

[+] Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden
açıklar.

5 2,85 1,22 57

[-] Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek
sonuçlar hakkında yorum yapar.

1 0,41 0,26 41
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8D ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

Türkçe İnkılap Tarihi Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe İnk.Tar.Ata. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
8D
(19)

13,95 5,11 12,24 7,05 2,68 6,16 9,26 0,68 9,04 6,06 2,47 5,24 8,95 4,16 7,56 14,32 4,95 12,67 59,59 20,05 52,91 318,320

Okul
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

İlçe
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

İl
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

Genel
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8D şubesinde 19

Okulunuzda 123 6
ÇORUM MERKEZ ilçesinde 123 6 1

ÇORUM ilinde 123 6 1 1
Genelde 123 6 1 1 1

DERECELER

Genelde sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu

ÇORUM ilinde sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu

ÇORUM MERKEZ ilçesinde sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu

Okulunuzda sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8D ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Soru D Y %

Türkçe (19 Öğrenci) 20 13,95 5,11 70

Türkçe 20 13,95 5,11 70
[+] Yazdıklarını düzenler. 2 1,37 0,63 68

[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1,58 0,37 79

[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

2 1,32 0,42 66

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4,11 1,74 68

[+] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0,68 0,32 68

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,95 0,05 95

[+] Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0,58 0,21 58

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,68 0,32 68

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,63 0,26 63

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,79 0,16 79

[+] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,79 0,11 79

[-] Yazma stratejilerini uygular. 1 0,47 0,53 47

Soru D Y %

İnkılap Tarihi (19 Öğrenci) 10 7,05 2,68 71

İnk.Tar.Ata. 10 7,05 2,68 71
[+] Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

1 0,68 0,32 68

[+] Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük
Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin
çıkarımlarda bulunur.

1 0,89 0,11 89

[+] Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini
açıklar.

1 0,68 0,32 68

[+] Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0,84 0,16 84

[+] Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0,58 0,42 58

[-] Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in
yaptığı çalışmaları analiz eder.

1 0,37 0,63 37

[+] Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na
karşı tepkilerini değerlendirir.

1 0,68 0,21 68

[+] Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını
vatanın bütünlüğü esası ile

1 0,84 0,11 84

[+] Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi 
 nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.

1 0,84 0,05 84

[+] Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana
gelen gelişmeleri kavrar.

1 0,63 0,37 63

Soru D Y %

Din Kültürü (19 Öğrenci) 10 9,26 0,68 93

Din K.ve A.B. 10 9,26 0,68 93
[+] Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2,79 0,21 93

[+] Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2,74 0,26 91

[+] İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve
hadisler ışığında yorumlar.

1 0,95 0 95

[+] slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili
ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.

1 0,89 0,11 89

[+] Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0,95 0,05 95

[+] Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark
eder.

1 0,95 0,05 95

Soru D Y %

Matematik (19 Öğrenci) 20 8,95 4,16 45

Matematik 20 8,95 4,16 45
[+] Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1,32 0,11 66

[-] Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0,47 0,37 47

[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

2 0,84 0,26 42

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

1 0,32 0,21 32

[-] Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu
gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.

2 0,84 0,42 42

[-] Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder
ve karşılaştırır.

1 0,21 0,16 21

[+] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk
ifadeler oluşturur.

1 0,63 0,11 63

[+] Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0,89 0,11 89

[-] Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem,
tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar.

1 0,21 0,42 21

[-] Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0,37 0,26 37

[-] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0,26 0,42 26

[+] Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0,63 0 63

[+] Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı
arasında olduğunu belirler.

1 0,74 0,11 74

[+] Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0,53 0,21 53

[-] Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0,16 0,47 16

[-] Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0,53 0,53 26

Soru D Y %

Fen Bilimleri (19 Öğrenci) 20 14,32 4,95 72

Fen Bilimleri 20 14,32 4,95 72
[-] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0,47 0,42 47

[+] Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0,68 0,21 68

[+] Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve
tahminlerini test eder.

4 2,89 1,05 72

[+] Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları
gözlemleyerek açıklar.

1 0,79 0,16 79

[+] Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek
sonuçlar hakkında yorum yapar.

1 0,58 0,42 58

[+] Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden
açıklar.

5 3,89 0,95 78

[+] Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve
ametal olarak sınıflandırır.

1 0,84 0,11 84

[-] Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0,32 0,63 32

[+] Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle
ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder.

1 0,89 0,11 89

[+] Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0,63 0,32 63

[+] Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı
olarak kullanır.

1 0,63 0,26 63

[+] Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak
açıklar.

1 0,84 0,16 84

[+] Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan
ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı
yönlerini tartışır.

1 0,84 0,16 84

Soru D Y %

İngilizce (17 Öğrenci) 10 6,06 2,47 61

İngilizce 10 6,06 2,47 61
[+] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,76 0,06 76

[-] Students will be able to express what they prefer, like and
dislike

1 0,47 0,47 47

[+] Students will be able to understand the overall meaning of
short texts about a process.

1 0,82 0,06 82

[-] Students will be able to make excuses,and to accept and
refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.

1 0,35 0,29 35

[-] Students will be able to express their decisions taken at the
moment of conversation.

1 0,41 0,53 41

[+] Students will be able to identify main ideas in short and
simple texts about internet habits.

1 0,82 0,06 82

[+] Students will be able to exchange information about the
Internet.

1 0,59 0,18 59

[+] Students will be able to find specific information about the
Internet in various texts.

1 0,76 0,06 76

[-] Students will be able to make a simple phone call asking and
responding to questions.

1 0,41 0,53 41

[+] Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0,65 0,24 65
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8E ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

Türkçe İnkılap Tarihi Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe İnk.Tar.Ata. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
8E
(17)

10,41 8,47 7,59 5,53 4,18 4,14 7,76 2,06 7,08 4,18 3,59 2,98 7,47 7,41 5,00 9,06 8,29 6,29 44,41 34,00 33,08 231,850

Okul
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

İlçe
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

İl
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

Genel
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8E şubesinde 17

Okulunuzda 123 6
ÇORUM MERKEZ ilçesinde 123 6 1

ÇORUM ilinde 123 6 1 1
Genelde 123 6 1 1 1

DERECELER

Genelde sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu

ÇORUM ilinde sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu

ÇORUM MERKEZ ilçesinde sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu

Okulunuzda sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.

                                              9 / 12



8E ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Soru D Y %

Türkçe (17 Öğrenci) 20 10,41 8,47 52

Türkçe 20 10,41 8,47 52
[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

2 1,06 0,82 53

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3,00 2,59 50

[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1,12 0,88 56

[+] Yazdıklarını düzenler. 2 1,12 0,82 56

[-] Yazma stratejilerini uygular. 1 0,35 0,65 35

[+] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,71 0,24 71

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,65 0,35 65

[-] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,24 0,59 24

[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,47 0,47 47

[-] Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0,41 0,41 41

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,82 0,12 82

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0,47 0,53 47

Soru D Y %

İnkılap Tarihi (17 Öğrenci) 10 5,53 4,18 55

İnk.Tar.Ata. 10 5,53 4,18 55
[-] Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0,41 0,53 41

[+] Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0,53 0,41 53

[-] Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in
yaptığı çalışmaları analiz eder.

1 0,35 0,59 35

[+] Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na
karşı tepkilerini değerlendirir.

1 0,53 0,41 53

[+] Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını
vatanın bütünlüğü esası ile

1 0,71 0,29 71

[+] Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi 
 nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.

1 0,71 0,29 71

[-] Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen
gelişmeleri kavrar.

1 0,47 0,47 47

[-] Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

1 0,41 0,59 41

[+] Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük
Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin
çıkarımlarda bulunur.

1 0,71 0,29 71

[+] Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini
açıklar.

1 0,71 0,29 71

Soru D Y %

Din Kültürü (17 Öğrenci) 10 7,76 2,06 78

Din K.ve A.B. 10 7,76 2,06 78
[+] Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2,29 0,59 76

[+] Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0,76 0,24 76

[+] slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili
ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.

1 0,65 0,35 65

[+] Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark
eder.

1 0,76 0,18 76

[+] Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2,47 0,53 82

[+] İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve
hadisler ışığında yorumlar.

1 0,82 0,18 82

Soru D Y %

İngilizce (17 Öğrenci) 10 4,18 3,59 42

İngilizce 10 4,18 3,59 42
[-] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,41 0,24 41

[-] Students will be able to express what they prefer, like and
dislike

1 0,35 0,35 35

[-] Students will be able to understand the overall meaning of
short texts about a process.

1 0,29 0,59 29

[-] Students will be able to make excuses,and to accept and
refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.

1 0,35 0,35 35

[-] Students will be able to express their decisions taken at the
moment of conversation.

1 0,29 0,65 29

[-] Students will be able to identify main ideas in short and simple
texts about internet habits.

1 0,47 0,41 47

[+] Students will be able to exchange information about the
Internet.

1 0,53 0,29 53

[+] Students will be able to find specific information about the
Internet in various texts.

1 0,71 0,12 71

[-] Students will be able to make a simple phone call asking and
responding to questions.

1 0,47 0,29 47

[-] Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0,29 0,29 29

Soru D Y %

Matematik (17 Öğrenci) 20 7,47 7,41 37

Matematik 20 7,47 7,41 37
[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

1 0,35 0,47 35

[-] Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem,
tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar.

1 0,18 0,47 18

[+] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk
ifadeler oluşturur.

1 0,59 0,18 59

[-] Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0,88 0,47 44

[-] Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0,24 1,06 12

[-] Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu
gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.

2 0,94 0,65 47

[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

2 0,82 0,71 41

[-] Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder
ve karşılaştırır.

1 0,24 0,41 24

[-] Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0,29 0,59 29

[-] Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0,41 0,29 41

[-] Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0,24 0,35 24

[+] Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı
arasında olduğunu belirler.

1 0,65 0,24 65

[+] Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0,65 0,29 65

[+] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0,53 0,29 53

[-] Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0,24 0,47 24

[-] Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0,24 0,47 24

Soru D Y %

Fen Bilimleri (17 Öğrenci) 20 9,06 8,29 45

Fen Bilimleri 20 9,06 8,29 45
[+] Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan
ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı
yönlerini tartışır.

1 0,59 0,35 59

[-] Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve
tahminlerini test eder.

4 1,94 1,59 49

[+] Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak
açıklar.

1 0,59 0,29 59

[-] Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı
olarak kullanır.

1 0,35 0,29 35

[-] Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0,47 0,41 47

[-] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0,41 0,53 41

[-] Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0,24 0,59 24

[-] Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle
ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder.

1 0,41 0,41 41

[-] Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0,12 0,53 12

[-] Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları
gözlemleyerek açıklar.

1 0,24 0,71 24

[+] Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve
ametal olarak sınıflandırır.

1 0,59 0,35 59

[+] Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden
açıklar.

5 2,76 1,65 55

[-] Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek
sonuçlar hakkında yorum yapar.

1 0,35 0,59 35
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8F ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

Türkçe İnkılap Tarihi Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe İnk.Tar.Ata. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
8F
(11)

10,36 7,55 7,85 4,27 4,45 2,79 7,18 2,18 6,46 4,43 5,14 2,71 4,38 6,38 2,25 9,80 8,50 6,97 40,42 34,20 29,03 205,050

Okul
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

İlçe
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

İl
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

Genel
(123)

11,98 6,57 9,79 5,20 3,86 3,92 8,54 1,17 8,15 4,95 3,14 3,91 5,90 5,30 4,14 10,15 6,72 7,91 46,72 26,76 37,82 246,330

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8F şubesinde 11

Okulunuzda 123 6
ÇORUM MERKEZ ilçesinde 123 6 1

ÇORUM ilinde 123 6 1 1
Genelde 123 6 1 1 1

DERECELER

Genelde sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 5. oldu

ÇORUM ilinde sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 5. oldu

ÇORUM MERKEZ ilçesinde sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 5. oldu

Okulunuzda sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 5. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.

                                            11 / 12



8F ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Soru D Y %

Türkçe (11 Öğrenci) 20 10,36 7,55 52

Türkçe 20 10,36 7,55 52
[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

2 1,00 0,73 50

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3,27 2,09 55

[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1,00 0,91 50

[-] Yazdıklarını düzenler. 2 0,91 0,82 45

[+] Yazma stratejilerini uygular. 1 0,55 0,45 55

[+] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,64 0,18 64

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,64 0,36 64

[-] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,18 0,73 18

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,64 0,27 64

[-] Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0,36 0,36 36

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,64 0,36 64

[+] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0,55 0,27 55

Soru D Y %

İnkılap Tarihi (11 Öğrenci) 10 4,27 4,45 43

İnk.Tar.Ata. 10 4,27 4,45 43
[+] Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0,55 0,36 55

[+] Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0,64 0,36 64

[-] Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in
yaptığı çalışmaları analiz eder.

1 0,36 0,64 36

[-] Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı
tepkilerini değerlendirir.

1 0,27 0,55 27

[+] Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını
vatanın bütünlüğü esası ile

1 0,55 0,27 55

[-] Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi  
nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.

1 0,27 0,55 27

[-] Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen
gelişmeleri kavrar.

1 0,36 0,36 36

[-] Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

1 0,18 0,82 18

[+] Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük
Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin
çıkarımlarda bulunur.

1 0,55 0,18 55

[+] Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini
açıklar.

1 0,55 0,36 55

Soru D Y %

Din Kültürü (11 Öğrenci) 10 7,18 2,18 72

Din K.ve A.B. 10 7,18 2,18 72
[+] Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2,00 0,64 67

[+] Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0,82 0,18 82

[+] slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili
ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.

1 0,64 0,36 64

[+] Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark
eder.

1 0,73 0,18 73

[+] Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2,27 0,64 76

[+] İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve
hadisler ışığında yorumlar.

1 0,73 0,18 73

Soru D Y %

İngilizce (7 Öğrenci) 10 4,43 5,14 44

İngilizce 10 4,43 5,14 44
[+] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,57 0,43 57

[+] Students will be able to express what they prefer, like and
dislike

1 0,57 0,43 57

[-] Students will be able to understand the overall meaning of
short texts about a process.

1 0,43 0,57 43

[-] Students will be able to make excuses,and to accept and
refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.

1 0,14 0,71 14

[-] Students will be able to express their decisions taken at the
moment of conversation.

1 0,14 0,86 14

[-] Students will be able to identify main ideas in short and simple
texts about internet habits.

1 0,43 0,43 43

[+] Students will be able to exchange information about the
Internet.

1 0,57 0,43 57

[+] Students will be able to find specific information about the
Internet in various texts.

1 0,71 0,29 71

[-] Students will be able to make a simple phone call asking and
responding to questions.

1 0,29 0,71 29

[+] Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0,57 0,29 57

Soru D Y %

Matematik (8 Öğrenci) 20 4,38 6,38 22

Matematik 20 4,38 6,38 22
[+] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

1 0,50 0,50 50

[-] Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem,
tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar.

1 0 0,50 0

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

1 0,38 0,38 38

[-] Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0,38 0,50 19

[-] Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0,50 0,88 25

[-] Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu
gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.

2 0,63 0,25 31

[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

2 0,38 0,50 19

[-] Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder
ve karşılaştırır.

1 0 0,50 0

[-] Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0,25 0,25 25

[-] Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0,38 0 38

[-] Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0,25 0,50 25

[-] Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı
arasında olduğunu belirler.

1 0,13 0,38 13

[-] Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0,25 0,38 25

[-] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0,13 0,38 13

[-] Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0,25 0,25 25

[-] Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0,25 0

Soru D Y %

Fen Bilimleri (10 Öğrenci) 20 9,80 8,50 49

Fen Bilimleri 20 9,80 8,50 49
[-] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0,90 0

[+] Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0,50 0,40 50

[+] Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve
tahminlerini test eder.

4 2,40 1,50 60

[+] Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları
gözlemleyerek açıklar.

1 0,50 0,40 50

[+] Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek
sonuçlar hakkında yorum yapar.

1 0,60 0,30 60

[+] Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden
açıklar.

5 2,70 2,00 54

[-] Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve
ametal olarak sınıflandırır.

1 0,40 0,40 40

[-] Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0,20 0,60 20

[+] Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle
ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder.

1 0,80 0,10 80

[-] Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0,40 0,30 40

[-] Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı
olarak kullanır.

1 0,40 0,50 40

[+] Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak
açıklar.

1 0,70 0,30 70

[-] Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle
bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.

1 0,20 0,80 20
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SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AKSOY 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
164,680 246,330 24 103 103 103 103

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 24 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 11,99 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 4 4 2,67 27 4,64 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 9,19 8,15 8,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 6,44 3,91 3,91

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 4,35 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 7 7 4,67 23 10,51 7,91 7,91

Toplam: 90 31 37 18,67 21 46,50 37,04 37,04

Türkçe AacaBCB DcBcD dCab a

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCc D dDCc

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDbCADBa

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce bcaAdcabbC

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik AC    b accc   c  c 

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri  BAbD bcBc Cc Cc B b

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 8 9 40

Türkçe 20 8 9 40

Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 1 4 17
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 4 4 40

İnk.Tar.Ata. 10 4 4 40

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100

Matematik 20 2 7 10

Matematik 20 2 7 10

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 7 7 35

Fen Bilimleri 20 7 7 35

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 1 25
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 2 2 40
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ÖZ 82 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
387,057 246,330 4 11 11 11 11

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 24 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,99 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 4,67 47 4,64 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,19 8,15 8,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,44 3,91 3,91

Matematik 20 10 2 9,33 47 4,35 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 18 1 17,67 88 10,51 7,91 7,91

Toplam: 90 71 10 67,67 75 46,50 37,04 37,04

Türkçe ACACBCBdadBADCBCDACC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCABbdADCb

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce ABDACBCCDC

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik ACBbC   B D  C ACA b

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri CBACDADBdDBCD CADBCD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 6 4 60

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 60

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100

Matematik 20 10 2 50

Matematik 20 10 2 50

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 18 1 90

Fen Bilimleri 20 18 1 90

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 1 80
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN BOYVAT 479 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,193 246,330 1 5 5 5 5

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 24 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,99 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 8 1 7,67 77 4,64 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,19 8,15 8,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,44 3,91 3,91

Matematik 20 13 1 12,67 63 4,35 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 19 1 18,67 93 10,51 7,91 7,91

Toplam: 90 76 7 73,67 82 46,50 37,04 37,04

Türkçe ACaADCBdADBBCBCDAbCA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi  DdADCDBCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DCCCdBDACB

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik   DAAD  aCDACCB DD C

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DCCBBCDCBDCADBcDAADB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 8 1 80

İnk.Tar.Ata. 10 8 1 80

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100

Matematik 20 13 1 65

Matematik 20 13 1 65

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 19 1 95

Fen Bilimleri 20 19 1 95

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 4 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 1 80
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA KARAKAŞ 284 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
284,797 246,330 10 34 34 34 34

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 24 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 11,99 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 5 5 3,33 33 4,64 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,19 8,15 8,15

İngilizce 10 2 6 0,00 0 6,44 3,91 3,91

Matematik 20 4 5 2,33 12 4,35 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 17 2 16,33 82 10,51 7,91 7,91

Toplam: 90 51 24 43,00 48 46,50 37,04 37,04

Türkçe ACbCBCBdD BADdBCDcdb

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCddDdADCb

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce dBaAbcdb  

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik AacC c cB   bC      

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri a ACDADBBDBCDcCADBCD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 3 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 5 5 50

İnk.Tar.Ata. 10 5 5 50

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 0 0

Matematik 20 4 5 20

Matematik 20 4 5 20

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 20 17 2 85

Fen Bilimleri 20 17 2 85

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 5 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM KESGİN 389 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
231,350 246,330 17 62 62 62 62

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 24 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 4 10,67 53 11,99 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 5 3 4,00 40 4,64 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 9,19 8,15 8,15

İngilizce 10 5 4 3,67 37 6,44 3,91 3,91

Matematik 20 2 4 0,67 3 4,35 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 11 7 8,67 43 10,51 7,91 7,91

Toplam: 90 42 25 33,67 37 46,50 37,04 37,04

Türkçe ACACBCBdD cAb BCc  C

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCbBc A CD

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACaAbADdB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce d cAdBCCDd

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik   B  c  a a  C d    

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri dBAaDAccBDdCb C DBbD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 12 4 60

Türkçe 20 12 4 60

Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 5 3 50

İnk.Tar.Ata. 10 5 3 50

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 1 67
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0

Matematik 20 2 4 10

Matematik 20 2 4 10

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 20 11 7 55

Fen Bilimleri 20 11 7 55

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 1 60
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA BAYAR 85 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
380,640 246,330 6 14 14 14 14

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 24 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 11,99 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 9 1 8,67 87 4,64 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,19 8,15 8,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,44 3,91 3,91

Matematik 20 9 7 6,67 33 4,35 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 17 3 16,00 80 10,51 7,91 7,91

Toplam: 90 74 12 70,00 78 46,50 37,04 37,04

Türkçe ACCADCBdADBBCBCDACCA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BDBADCDaCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DCCCABDACB

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik CdDcAcB  CcACCBca c 

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DCCBBCDCBDacDBcDAADB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 6 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 9 1 90

İnk.Tar.Ata. 10 9 1 90

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100

Matematik 20 9 7 45

Matematik 20 9 7 45

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 20 17 3 85

Fen Bilimleri 20 17 3 85

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 2 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 1 80
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA RAVZA 273 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,973 246,330 19 77 77 77 77

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 24 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 11,99 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 5 5 3,33 33 4,64 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,19 8,15 8,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 6,44 3,91 3,91

Matematik 20 4 8 1,33 7 4,35 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 12 8 9,33 47 10,51 7,91 7,91

Toplam: 90 41 41 27,33 30 46,50 37,04 37,04

Türkçe bCbAaCcdAaaBbBbDcCaA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BDdADacaCd

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCcD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce cbCCbabdac

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik C a dDB c a b Bb c d

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DdCdBdcCBDdADBBcAccB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 5 5 50

İnk.Tar.Ata. 10 5 5 50

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 1 67
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0

Matematik 20 4 8 20

Matematik 20 4 8 20

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 12 8 60

Fen Bilimleri 20 12 8 60

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 2 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 2 60
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA YILDIRIM 345 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
198,120 246,330 21 82 82 82 82

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 24 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 11,99 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 4 6 2,00 20 4,64 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 9,19 8,15 8,15

İngilizce 10 4 6 2,00 20 6,44 3,91 3,91

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 4,35 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 9 10 5,67 28 10,51 7,91 7,91

Toplam: 90 42 46 26,67 30 46,50 37,04 37,04

Türkçe bCC DaBBADcBCBdDAbCb

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi dDBccabaCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBcDCAb

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce baaCdBDdaB

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik bdcAbcdaBCDdbaac*aca

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri cdCBdabCacCADBaDAc a

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 4 6 40

İnk.Tar.Ata. 10 4 6 40

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100

Matematik 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 20 9 10 45

Fen Bilimleri 20 9 10 45

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 3 1 75
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 1 3 20
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR KAYA 187 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
185,337 246,330 23 89 89 89 89

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 24 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 11,99 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 4,67 47 4,64 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,19 8,15 8,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,44 3,91 3,91

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 4,35 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 4 12 0,00 0 10,51 7,91 7,91

Toplam: 90 42 33 31,00 34 46,50 37,04 37,04

Türkçe AC CcCBBacdcDbBCDbCC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi BCAdDcdDCc

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDAdADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce AaDACBCCDC

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik Adcb c  a    a db  A

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri dBcacdc Ba bbab D dD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 6 4 60

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 60

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100

Matematik 20 2 8 10

Matematik 20 2 8 10

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50

Fen Bilimleri 20 4 12 20

Fen Bilimleri 20 4 12 20

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 0 4 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 2 0 40
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İREM DAL 191 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
256,253 246,330 12 45 45 45 45

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 24 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,99 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 6,00 60 4,64 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 9,19 8,15 8,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,44 3,91 3,91

Matematik 20 6 2 5,33 27 4,35 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 7 9 4,00 20 10,51 7,91 7,91

Toplam: 90 50 24 42,00 47 46,50 37,04 37,04

Türkçe dCCADaBBAaaBCBCDACdb

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BDdAbCDaCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACdBbDCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DCCCABDAbd

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik       B dC  bCBAD   

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DbCdBbcCdbCcD  ad D 

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 7 3 70

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 70

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 1 67
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0

Matematik 20 6 2 30

Matematik 20 6 2 30

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 7 9 35

Fen Bilimleri 20 7 9 35

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 3 25
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 1 0 20
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KÜMBÜL 364 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,407 246,330 20 79 79 79 79

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 24 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 11,99 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 4 4 2,67 27 4,64 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,19 8,15 8,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,44 3,91 3,91

Matematik 20 3 12 -1,00 -5 4,35 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 8 12 4,00 20 10,51 7,91 7,91

Toplam: 90 45 37 32,67 36 46,50 37,04 37,04

Türkçe bCaADCBBAD BCBaDdbdb

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi dDBd  aaCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DCCCdBDACa

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik b bcdbc dCabbCad   C

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri babdBbbCdcbADBBaAdaB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 4 4 40

İnk.Tar.Ata. 10 4 4 40

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0

Matematik 20 3 12 15

Matematik 20 3 12 15

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 2 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 8 12 40

Fen Bilimleri 20 8 12 40

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 2 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 2 60
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK ZEHRA SERT 233 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
343,440 246,330 7 24 24 24 24

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 24 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 11,99 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 4 5 2,33 23 4,64 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,19 8,15 8,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,44 3,91 3,91

Matematik 20 8 3 7,00 35 4,35 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 16 1 15,67 78 10,51 7,91 7,91

Toplam: 90 62 13 57,67 64 46,50 37,04 37,04

Türkçe ACCADCB AaBBCdCDAb A

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BaddDC aCc

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DCCCABDACc

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik b D b BB CbACCB     

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri D C  CDCBcCADBBDAADB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 15 3 75

Türkçe 20 15 3 75

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 4 5 40

İnk.Tar.Ata. 10 4 5 40

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0

Matematik 20 8 3 40

Matematik 20 8 3 40

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 16 1 80

Fen Bilimleri 20 16 1 80

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 3 0 75
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 5 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NEŞE KARACAÖREN 257 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
394,750 246,330 3 10 10 10 10

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 24 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,99 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 5 5 3,33 33 4,64 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,19 8,15 8,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,44 3,91 3,91

Matematik 20 12 0 12,00 60 4,35 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 17 2 16,33 82 10,51 7,91 7,91

Toplam: 90 71 10 67,67 75 46,50 37,04 37,04

Türkçe ACACBCBBDAdADCBCDcdC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCdcDdADCb

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce ABDACBCCDC

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik ACB C D BB A CBA   A

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri CBACcADBBDdCDBCADBC 

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 5 5 50

İnk.Tar.Ata. 10 5 5 50

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100

Matematik 20 12 0 60

Matematik 20 12 0 60

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50

Fen Bilimleri 20 17 2 85

Fen Bilimleri 20 17 2 85

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 5 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA ÖZKAN 74 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
280,627 246,330 11 38 38 38 38

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 24 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,99 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 4,67 47 4,64 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,19 8,15 8,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,44 3,91 3,91

Matematik 20 5 6 3,00 15 4,35 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 11 8 8,33 42 10,51 7,91 7,91

Toplam: 90 56 24 48,00 53 46,50 37,04 37,04

Türkçe ACCADCBBAaBBCBbDAbdA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi dcddDCDBCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DCdCdBDACB

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik  acA  cBcCb  Cc D   

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri cCbBdCcCdb ADBcDAdDB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 6 4 60

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 60

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100

Matematik 20 5 6 25

Matematik 20 5 6 25

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 11 8 55

Fen Bilimleri 20 11 8 55

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 3 0 75
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 2 60
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NUR YILMAZ 353 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,937 246,330 15 54 54 54 54

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 24 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,99 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 7 2 6,33 63 4,64 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 9,19 8,15 8,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,44 3,91 3,91

Matematik 20 5 5 3,33 17 4,35 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 9 10 5,67 28 10,51 7,91 7,91

Toplam: 90 50 27 41,00 46 46,50 37,04 37,04

Türkçe ACbCdCBdDABADdBCaddC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi BCAcD ADCc

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDcCADB 

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce ABDAdBCbDC

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik A   CB  Babd Cc    d

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri dBcC cadBDdCbBCdDaaD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 7 2 70

İnk.Tar.Ata. 10 7 2 70

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0

İngilizce 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100

Matematik 20 5 5 25

Matematik 20 5 5 25

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 9 10 45

Fen Bilimleri 20 9 10 45

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 3 25
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 2 3 40
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NURLHUDA KUAD 225 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
194,090 246,330 22 85 85 85 85

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 24 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 11,99 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 6,00 60 4,64 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,19 8,15 8,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 6,44 3,91 3,91

Matematik 20 5 11 1,33 7 4,35 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 10 10 6,67 33 10,51 7,91 7,91

Toplam: 90 42 43 27,67 31 46,50 37,04 37,04

Türkçe cCda CBcDdBbDadCDbab

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCABcBADaD

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce dBDcdabbad

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik caBCd cDB  bbC cbcbb

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri dBACaAbBBDdbcaCcDaaD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 1 5 17
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 7 3 70

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 70

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0

Matematik 20 5 11 25

Matematik 20 5 11 25

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 2 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0

Fen Bilimleri 20 10 10 50

Fen Bilimleri 20 10 10 50

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 3 1 75
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 2 60
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ŞAHİN 285 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
245,743 246,330 16 55 55 55 55

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 24 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 11,99 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 4 6 2,00 20 4,64 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,19 8,15 8,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,44 3,91 3,91

Matematik 20 4 2 3,33 17 4,35 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 11 6 9,00 45 10,51 7,91 7,91

Toplam: 90 47 24 39,00 43 46,50 37,04 37,04

Türkçe cbCAaCdcADBBCBbDdb  

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BbddDCbdCc

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBdDCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DCCCdBDACB

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik b  A       b CBA    

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri D bBBdcCd  ADBcDAADa

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 10 8 50

Türkçe 20 10 8 50

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 4 6 40

İnk.Tar.Ata. 10 4 6 40

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100

Matematik 20 4 2 20

Matematik 20 4 2 20

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 11 6 55

Fen Bilimleri 20 11 6 55

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 0 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 2 60
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RUKİYE ÇAM 295 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
400,607 246,330 2 8 8 8 8

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 24 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,99 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 8 2 7,33 73 4,64 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,19 8,15 8,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,44 3,91 3,91

Matematik 20 15 1 14,67 73 4,35 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 16 2 15,33 77 10,51 7,91 7,91

Toplam: 90 74 10 70,67 79 46,50 37,04 37,04

Türkçe cCCADCBBbaBBdBCDACdA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BDBADCDadA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DCCCABDACB

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik CBDAbDB BCDACCBA  A 

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DCCB CDC DCADBcDAcDB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 8 2 80

İnk.Tar.Ata. 10 8 2 80

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100

Matematik 20 15 1 75

Matematik 20 15 1 75

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 20 16 2 80

Fen Bilimleri 20 16 2 80

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 4 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 2 60
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE BÖLÜKBAŞ 301 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,600 246,330 14 48 48 48 48

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 24 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,99 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 9 1 8,67 87 4,64 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,19 8,15 8,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,44 3,91 3,91

Matematik 20 1 7 -1,33 -7 4,35 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 9 7 6,67 33 10,51 7,91 7,91

Toplam: 90 55 19 48,67 54 46,50 37,04 37,04

Türkçe ACACBCBBDbdcDCBCaACC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi BCABDBdDCD

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce ABDACBCCDC

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik d     c ca b C b  c 

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri CBAdaccdB    BCADBbc

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 9 1 90

İnk.Tar.Ata. 10 9 1 90

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100

Matematik 20 1 7 5

Matematik 20 1 7 5

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 9 7 45

Fen Bilimleri 20 9 7 45

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 3 25
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 1 80
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SAĞLAM 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,857 246,330 5 13 13 13 13

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 24 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 11,99 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 4 0 4,00 40 4,64 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,19 8,15 8,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,44 3,91 3,91

Matematik 20 12 2 11,33 57 4,35 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 17 3 16,00 80 10,51 7,91 7,91

Toplam: 90 68 9 65,00 72 46,50 37,04 37,04

Türkçe cC ADCBBADaBCBCDACCd

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi B    C  CA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DCCbABDACB

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik    A  cBBCDACCBAD Ab

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri cCCBBCDCBcCADBBcAADB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 16 3 80

Türkçe 20 16 3 80

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 4 0 40

İnk.Tar.Ata. 10 4 0 40

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100

Matematik 20 12 2 60

Matematik 20 12 2 60

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 20 17 3 85

Fen Bilimleri 20 17 3 85

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 4 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 5 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SAĞLAM 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
215,710 246,330 18 70 70 70 70

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 24 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 11,99 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 4 0 4,00 40 4,64 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 9,19 8,15 8,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,44 3,91 3,91

Toplam: 90 38 4 36,67 41 46,50 37,04 37,04

Türkçe cC ADCBBADaBCBCDACCd

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi B    C  CA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DAC BADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DCCbABDACB

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 16 3 80

Türkçe 20 16 3 80

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 4 0 40

İnk.Tar.Ata. 10 4 0 40

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 0 67
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİREL 349 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,277 246,330 9 28 28 28 28

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 24 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 11,99 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 4 6 2,00 20 4,64 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,19 8,15 8,15

İngilizce 10 5 4 3,67 37 6,44 3,91 3,91

Matematik 20 4 2 3,33 17 4,35 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 16 3 15,00 75 10,51 7,91 7,91

Toplam: 90 55 18 49,00 54 46,50 37,04 37,04

Türkçe ACACBCBBDAcbDCBCa CC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCbcccAbCD

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce da ACBdaDC

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik     b   B  bDCB     

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri CBAdDdDBBD CDBCADBbD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 16 3 80

Türkçe 20 16 3 80

Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 0 83
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 4 6 40

İnk.Tar.Ata. 10 4 6 40

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100

Matematik 20 4 2 20

Matematik 20 4 2 20

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 20 16 3 80

Fen Bilimleri 20 16 3 80

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 3 25
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 5 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KÜLCÜ 406 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,650 246,330 13 47 47 47 47

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 24 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 11,99 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 4 5 2,33 23 4,64 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,19 8,15 8,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,44 3,91 3,91

Matematik 20 4 11 0,33 2 4,35 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 14 6 12,00 60 10,51 7,91 7,91

Toplam: 90 53 31 42,67 47 46,50 37,04 37,04

Türkçe ACcaBdBBDbabDCBCcAbC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCAdcd bCD

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce ABaACBCCDC

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik bCaC  Dca  c dadCcab

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri CBcbcADcdDBCDBCADBbD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 4 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 4 5 40

İnk.Tar.Ata. 10 4 5 40

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100

Matematik 20 4 11 20

Matematik 20 4 11 20

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0

Fen Bilimleri 20 14 6 70

Fen Bilimleri 20 14 6 70

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 3 25
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 2 60
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SUDE BATUR 354 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,687 246,330 8 27 27 27 27

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 24 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,99 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 9 1 8,67 87 4,64 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,19 8,15 8,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,44 3,91 3,91

Matematik 20 7 1 6,67 33 4,35 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 12 6 10,00 50 10,51 7,91 7,91

Toplam: 90 61 15 56,00 62 46,50 37,04 37,04

Türkçe ACCcDCBdADBBCcCDAbaA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BDBADCDBCc

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DdCCcBDACB

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik          C ACCBADb  

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri b Cd dDCdDdADBBDAADa

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 9 1 90

İnk.Tar.Ata. 10 9 1 90

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100

Matematik 20 7 1 35

Matematik 20 7 1 35

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 12 6 60

Fen Bilimleri 20 12 6 60

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 1 80
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM ÖZTUNA 254 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,837 246,330 7 58 58 58 58

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 25 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 8,15 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 4,67 47 3,51 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,63 8,15 8,15

İngilizce 10 6 3 5,00 50 2,56 3,91 3,91

Matematik 20 5 4 3,67 18 2,18 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 10 8 7,33 37 4,32 7,91 7,91

Toplam: 90 48 27 39,00 43 28,88 37,04 37,04

Türkçe AC daCcdabBADdBCDbCC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCABaddDCD

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce AdDAC CdDa

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik A B    DB  d  adC  d

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri bBAaDcD BDaCDcCb Bbb

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 6 4 60

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 60

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0

Matematik 20 5 4 25

Matematik 20 5 4 25

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 10 8 50

Fen Bilimleri 20 10 8 50

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 3 25
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 2 1 40
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE ÇAPAR 75 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
208,697 246,330 12 75 75 75 75

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 25 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 8,15 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 7 2 6,33 63 3,51 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,63 8,15 8,15

İngilizce 10 5 3 4,00 40 2,56 3,91 3,91

Matematik 20 3 4 1,67 8 2,18 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 10 9 7,00 35 4,32 7,91 7,91

Toplam: 90 43 29 33,33 37 28,88 37,04 37,04

Türkçe AacCBCBcDbdAcacda dC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi BCA DBADda

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce d DAb CbDC

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik bd      Bc A Ca     

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri aBbCadDBBcdCcBCd BaD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 7 2 70

İnk.Tar.Ata. 10 7 2 70

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100

Matematik 20 3 4 15

Matematik 20 3 4 15

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 20 10 9 50

Fen Bilimleri 20 10 9 50

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 3 25
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 1 60
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ARICI 348 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
169,477 246,330 19 99 99 99 99

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 25 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 5 9,33 47 8,15 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 3 1 2,67 27 3,51 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,63 8,15 8,15

İngilizce 10 4 3 3,00 30 2,56 3,91 3,91

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 2,18 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 3 7 0,67 3 4,32 7,91 7,91

Toplam: 90 30 23 22,33 25 28,88 37,04 37,04

Türkçe cCbC C BaABADCcCD a 

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi  CA  aA   

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DcCDAdADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce d DA  bbDC

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik b a C   a      d  c 

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri   c  dbdB     C bcdD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 11 5 55

Türkçe 20 11 5 55

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 3 1 30

İnk.Tar.Ata. 10 3 1 30

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din Kültürü 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 1 67
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 4 3 40

İngilizce 10 4 3 40

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100

Matematik 20 1 5 5

Matematik 20 1 5 5

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 3 7 15

Fen Bilimleri 20 3 7 15

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 0 3 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 1 3 20
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN BERBER 104 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
227,853 246,330 9 65 65 65 65

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 25 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 8,15 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 4,67 47 3,51 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,63 8,15 8,15

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,56 3,91 3,91

Matematik 20 7 6 5,00 25 2,18 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 6 11 2,33 12 4,32 7,91 7,91

Toplam: 90 47 33 36,00 40 28,88 37,04 37,04

Türkçe bCCAaCdcADaBCcdDACdA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi cDddDCaBCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DaCCcBDAbc

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik aB Abb  BdDd CBAc   

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri bbCcdCba bbcDB a AbB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 6 4 60

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 60

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0

Matematik 20 7 6 35

Matematik 20 7 6 35

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 6 11 30

Fen Bilimleri 20 6 11 30

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 0 3 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 1 60
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AŞICI 106 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
96,127 246,330 25 122 122 122 122

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 25 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 8,15 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 1 9 -2,00 -20 3,51 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,63 8,15 8,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,56 3,91 3,91

Fen Bilimleri 20 3 15 -2,00 -10 4,32 7,91 7,91

Toplam: 90 19 49 2,67 3 28,88 37,04 37,04

Türkçe cacbBdBabdaAbCdbadCa

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi dCcdbccaab

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACdDBc

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce ccacaBCdab

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Fen Bilimleri aaddcbbaB adccCcbcC 

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 1 5 17
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 1 9 10

İnk.Tar.Ata. 10 1 9 10

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0

Fen Bilimleri 20 3 15 15

Fen Bilimleri 20 3 15 15

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 3 25
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 1 4 20
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NUR ÖREMİŞ 118 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
172,977 246,330 18 96 96 96 96

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 25 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 8,15 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 5 5 3,33 33 3,51 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,63 8,15 8,15

İngilizce 10 0 6 -2,00 -20 2,56 3,91 3,91

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 2,18 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 9 11 5,33 27 4,32 7,91 7,91

Toplam: 90 35 40 21,67 24 28,88 37,04 37,04

Türkçe bbACaCBdaABbadBCDdba

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCdcDcADCb

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce caad  d  b

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik dd  d   Ba   C b  ab

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri dBcCaAcadDBacBbbDBdD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 5 5 50

İnk.Tar.Ata. 10 5 5 50

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 0 6 0

İngilizce 10 0 6 0

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0

Matematik 20 2 7 10

Matematik 20 2 7 10

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0

Fen Bilimleri 20 9 11 45

Fen Bilimleri 20 9 11 45

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 2 3 40
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA DOĞAN 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,883 246,330 4 50 50 50 50

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 25 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 8,15 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 4 6 2,00 20 3,51 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,63 8,15 8,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,56 3,91 3,91

Matematik 20 3 7 0,67 3 2,18 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 11 6 9,00 45 4,32 7,91 7,91

Toplam: 90 50 27 41,00 46 28,88 37,04 37,04

Türkçe dCCAaCBBADBBCcdDACdd

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BcdbbCbaCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DCCaABDAbB

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik b c b   d D dCB a  a

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DbCBdCbC c ADdd AADB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 4 6 40

İnk.Tar.Ata. 10 4 6 40

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100

Matematik 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 11 6 55

Fen Bilimleri 20 11 6 55

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 2 60
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM ÜNSAL 433 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,103 246,330 6 57 57 57 57

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 25 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 8,15 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 8 2 7,33 73 3,51 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,63 8,15 8,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,56 3,91 3,91

Matematik 20 7 3 6,00 30 2,18 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 8 10 4,67 23 4,32 7,91 7,91

Toplam: 90 50 27 41,00 46 28,88 37,04 37,04

Türkçe dCCADCddccaB dCDcCdA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BDdADCcBCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCcD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DCCCdBDACa

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik    AAc  BC c CBcD   

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DbbcBdbCd bADBBadcD 

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 8 2 80

İnk.Tar.Ata. 10 8 2 80

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 1 67
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0

Matematik 20 7 3 35

Matematik 20 7 3 35

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 8 10 40

Fen Bilimleri 20 8 10 40

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 3 25
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 1 60
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ZEYNEP SONDÜL 367 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
210,137 246,330 11 74 74 74 74

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 25 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 8,15 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 4,67 47 3,51 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,63 8,15 8,15

İngilizce 10 1 3 0,00 0 2,56 3,91 3,91

Matematik 20 2 6 0,00 0 2,18 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 7 10 3,67 18 4,32 7,91 7,91

Toplam: 90 40 29 30,33 34 28,88 37,04 37,04

Türkçe ddCADCdBdDBBCBCDACbA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BcdADCadCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBcDCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce   C da c  

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik  d b    dd  bdBA    

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri caCdBb b  bAcBBcAdaB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 6 4 60

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 60

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 1 3 10

İngilizce 10 1 3 10

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0

Matematik 20 2 6 10

Matematik 20 2 6 10

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 2 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 7 10 35

Fen Bilimleri 20 7 10 35

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 2 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 2 60
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA DÜVEN 362 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
303,310 246,330 1 29 29 29 29

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 25 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 8,15 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 8 2 7,33 73 3,51 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,63 8,15 8,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,56 3,91 3,91

Matematik 20 6 6 4,00 20 2,18 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 12 7 9,67 48 4,32 7,91 7,91

Toplam: 90 60 21 53,00 59 28,88 37,04 37,04

Türkçe ACACBCBBaABADbBCDAdC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCABDdADCD

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce dBDAdaCCDC

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik  CB C c B  baCabC  d

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri dBAbcADBBDdCD CbDaaD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 8 2 80

İnk.Tar.Ata. 10 8 2 80

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100

Matematik 20 6 6 30

Matematik 20 6 6 30

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 12 7 60

Fen Bilimleri 20 12 7 60

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 2 60
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE GEL 220 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
174,333 246,330 17 95 95 95 95

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 25 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 9 4,00 20 8,15 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 2 7 -0,33 -3 3,51 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,63 8,15 8,15

İngilizce 10 1 3 0,00 0 2,56 3,91 3,91

Matematik 20 6 9 3,00 15 2,18 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 7 10 3,67 18 4,32 7,91 7,91

Toplam: 90 32 39 19,00 21 28,88 37,04 37,04

Türkçe Add aCac DB bcdDAC d

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi Bc Abababb

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DdCBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce   dd  bA  

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik CacdAccc C  bCBA bc 

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri ca addb cDCADB adAbB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 7 9 35

Türkçe 20 7 9 35

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 1 3 17
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 2 7 20

İnk.Tar.Ata. 10 2 7 20

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 1 3 10

İngilizce 10 1 3 10

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0

Matematik 20 6 9 30

Matematik 20 6 9 30

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 2 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 20 7 10 35

Fen Bilimleri 20 7 10 35

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 2 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 1 60
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE HAZAL KARTAL 600 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
218,830 246,330 10 68 68 68 68

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 25 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 3 9,00 45 8,15 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 5 5 3,33 33 3,51 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,63 8,15 8,15

İngilizce 10 1 1 0,67 7 2,56 3,91 3,91

Matematik 20 2 3 1,00 5 2,18 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 9 4 7,67 38 4,32 7,91 7,91

Toplam: 90 37 16 31,67 35 28,88 37,04 37,04

Türkçe cC CBCB DA  D  Cc Cb

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi BCdcbdbDCD

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce d     C   

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik  C          D   bb b

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri  BACb   BDa c CA BaD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 10 3 50

Türkçe 20 10 3 50

Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 5 5 50

İnk.Tar.Ata. 10 5 5 50

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 1 1 10

İngilizce 10 1 1 10

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 0 0

Matematik 20 2 3 10

Matematik 20 2 3 10

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 9 4 45

Fen Bilimleri 20 9 4 45

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 1 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 0 60
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNEVVER CESARET 255 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
157,487 246,330 22 109 109 109 109

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 25 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 8,15 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 4 6 2,00 20 3,51 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,63 8,15 8,15

İngilizce 10 2 4 0,67 7 2,56 3,91 3,91

Fen Bilimleri 20 5 9 2,00 10 4,32 7,91 7,91

Toplam: 90 29 31 18,67 21 28,88 37,04 37,04

Türkçe ddaAaCcBADdcCBbDbbdA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi dccADCaaCb

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACaBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce Dbb c cA  

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Fen Bilimleri bCC Bdcb cdAaB    aa

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 4 6 40

İnk.Tar.Ata. 10 4 6 40

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 1 67
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 4 20

İngilizce 10 2 4 20

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 5 9 25

Fen Bilimleri 20 5 9 25

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 1 2 20
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NAGİHAN KIR 256 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
196,113 246,330 15 84 84 84 84

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 25 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 8,15 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 4 6 2,00 20 3,51 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,63 8,15 8,15

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,56 3,91 3,91

Matematik 20 6 4 4,67 23 2,18 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 4 4 2,67 13 4,32 7,91 7,91

Toplam: 90 38 30 28,00 31 28,88 37,04 37,04

Türkçe dacCBCccaABdDacCccdC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi adABDddbaD

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce dBDAdcCCDd

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik A ab    c  ADCaAC   

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri      AbaB     C  caD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 4 6 40

İnk.Tar.Ata. 10 4 6 40

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0

Matematik 20 6 4 30

Matematik 20 6 4 30

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 20 4 4 20

Fen Bilimleri 20 4 4 20

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 1 25
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 1 2 20
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEF TOPCU 296 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
245,013 246,330 5 56 56 56 56

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 25 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 8,15 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 6,00 60 3,51 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,63 8,15 8,15

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,56 3,91 3,91

Matematik 20 4 4 2,67 13 2,18 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 7 5 5,33 27 4,32 7,91 7,91

Toplam: 90 48 22 40,67 45 28,88 37,04 37,04

Türkçe dCdAcCBdADBBCBCDbCdA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BDdADCcaCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DdCCdBDAda

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik b  A    c   bCB D d 

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri D CBBdbb DbAcB      

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 7 3 70

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 70

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0

Matematik 20 4 4 20

Matematik 20 4 4 20

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 20 7 5 35

Fen Bilimleri 20 7 5 35

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 1 25
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 1 0 20
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER GÜRSOY 300 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,070 246,330 8 61 61 61 61

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 25 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 1 15,67 78 8,15 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 6,00 60 3,51 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,63 8,15 8,15

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,56 3,91 3,91

Matematik 20 1 1 0,67 3 2,18 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 6 8 3,33 17 4,32 7,91 7,91

Toplam: 90 45 18 39,00 43 28,88 37,04 37,04

Türkçe AC  BCBBDABcDCBC ACC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCABcBAaCD

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce daDAdBabDC

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik              C     b

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri  Bc DA aBDdac C ad c

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 16 1 80

Türkçe 20 16 1 80

Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 0 83
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 0 0

İnkılap Tarihi 10 7 3 70

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 70

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100

Matematik 20 1 1 5

Matematik 20 1 1 5

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 6 8 30

Fen Bilimleri 20 6 8 30

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 1 25
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 1 3 20
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ÇAKMAK 383 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
164,880 246,330 20 101 101 101 101

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 25 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 8,15 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 3 5 1,33 13 3,51 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 8,63 8,15 8,15

Matematik 20 0 6 -2,00 -10 2,18 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 5 6 3,00 15 4,32 7,91 7,91

Toplam: 90 25 24 17,00 19 28,88 37,04 37,04

Türkçe  CCAcCB ADBBdcCDAb d

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BcddD adC 

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DcC BdDC  

Cevap Anh. A DACBBADCAD

Matematik dacbca              

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri       c  bCcDBB ddDd

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 12 5 60

Türkçe 20 12 5 60

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 3 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 3 5 30

İnk.Tar.Ata. 10 3 5 30

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kültürü 10 5 2 50

Din K.ve A.B. 10 5 2 50

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 1 0 33
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Matematik 20 0 6 0

Matematik 20 0 6 0

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 5 6 25

Fen Bilimleri 20 5 6 25

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 2 25
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 2 60
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDENAZ ARDA 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
271,263 246,330 3 41 41 41 41

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 25 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 4 9,67 48 8,15 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 3 2 2,33 23 3,51 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,63 8,15 8,15

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 2,56 3,91 3,91

Matematik 20 6 2 5,33 27 2,18 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 13 2 12,33 62 4,32 7,91 7,91

Toplam: 90 42 11 38,33 43 28,88 37,04 37,04

Türkçe  CCAc BBAD BC dcdC A

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi   d DC aC 

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBB DCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce   a       

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik C  AA a  d   CB  D  

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DCC B  C DdADB DAADa

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 11 4 55

Türkçe 20 11 4 55

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 0 83
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0

İnkılap Tarihi 10 3 2 30

İnk.Tar.Ata. 10 3 2 30

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kültürü 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 0 1 0

İngilizce 10 0 1 0

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0

Matematik 20 6 2 30

Matematik 20 6 2 30

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 13 2 65

Fen Bilimleri 20 13 2 65

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 3 1 75
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 1 60
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİFA ZEYNEP AKSOY 321 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
277,497 246,330 2 39 39 39 39

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 25 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 8,15 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 4,67 47 3,51 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,63 8,15 8,15

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,56 3,91 3,91

Matematik 20 9 7 6,67 33 2,18 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 13 2 12,33 62 4,32 7,91 7,91

Toplam: 90 51 30 41,00 46 28,88 37,04 37,04

Türkçe ACAdBCBaabBcDadCcAdC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCAcDdADdD

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACbACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce cacAbaCaDa

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik Aa CCBDcBdcccC  CA d

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri  dAC ADBBDBCb   DBCD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 6 4 60

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 60

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0

Matematik 20 9 7 45

Matematik 20 9 7 45

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 13 2 65

Fen Bilimleri 20 13 2 65

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 0 80
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM GÜRSOY 302 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
125,953 246,330 24 116 116 116 116

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 25 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 10 2,67 13 8,15 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 5 4 3,67 37 3,51 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,63 8,15 8,15

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 2,56 3,91 3,91

Fen Bilimleri 20 3 12 -1,00 -5 4,32 7,91 7,91

Toplam: 90 24 35 12,33 14 28,88 37,04 37,04

Türkçe AdcC acBDdcAD da cb 

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi BCdBDdA bc

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü bACDACADBa

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce dBbAbd baa

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Fen Bilimleri a cdbAa Bc bc Cdad a

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 6 10 30

Türkçe 20 6 10 30

Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 1 4 17
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 0 0

İnkılap Tarihi 10 5 4 50

İnk.Tar.Ata. 10 5 4 50

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 7 20

İngilizce 10 2 7 20

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0

Fen Bilimleri 20 3 12 15

Fen Bilimleri 20 3 12 15

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 2 25
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 1 3 20
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE SELBEST    Z 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,393 246,330 14 80 80 80 80

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 25 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 8,15 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 4,67 47 3,51 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,63 8,15 8,15

İngilizce 10 4 5 2,33 23 2,56 3,91 3,91

Matematik 20 1 1 0,67 3 2,18 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 6 9 3,00 15 4,32 7,91 7,91

Toplam: 90 39 25 30,67 34 28,88 37,04 37,04

Türkçe bdCAcC dbD BCBCDbCCA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi acBAbCDaCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DCabdaDAd 

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik     b        C      

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri cbC B cadD cDBa A ad

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 12 6 60

Türkçe 20 12 6 60

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 6 4 60

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 60

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0

Matematik 20 1 1 5

Matematik 20 1 1 5

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 6 9 30

Fen Bilimleri 20 6 9 30

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 2 25
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 1 3 20
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA KAĞAGÖ Z 328 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
161,133 246,330 21 107 107 107 107

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 25 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 8,15 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 7 2 6,33 63 3,51 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,63 8,15 8,15

İngilizce 10 1 1 0,67 7 2,56 3,91 3,91

Fen Bilimleri 20 3 7 0,67 3 4,32 7,91 7,91

Toplam: 90 29 20 22,33 25 28,88 37,04 37,04

Türkçe AbbCcCB cABdDdBCc db

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCABc ADCD

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDcCADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce cB        

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Fen Bilimleri  d  cc  B    cCA dbc

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 9 9 45

Türkçe 20 9 9 45

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 7 2 70

İnk.Tar.Ata. 10 7 2 70

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 1 1 10

İngilizce 10 1 1 10

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 3 7 15

Fen Bilimleri 20 3 7 15

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 0 2 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 2 1 40
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇAKMAK 384 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
176,650 246,330 16 93 93 93 93

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 25 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 8,15 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 3 7 0,67 7 3,51 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 8,63 8,15 8,15

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,56 3,91 3,91

Matematik 20 5 6 3,00 15 2,18 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 6 14 1,33 7 4,32 7,91 7,91

Toplam: 90 35 46 19,67 22 28,88 37,04 37,04

Türkçe cdCAcCBdADaBaabDdCdA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi ccddDdDaCd

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DdddBAbCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DaddABcbCB

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik   b cDad   dCCa DD  

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri caCcddaCdbdAcBcbdADc

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 3 7 30

İnk.Tar.Ata. 10 3 7 30

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 1 67
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100

Matematik 20 5 6 25

Matematik 20 5 6 25

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 6 14 30

Fen Bilimleri 20 6 14 30

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 3 25
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 2 60
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TOLAN 356 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
140,653 246,330 23 115 115 115 115

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 25 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 7 5,67 28 8,15 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 2 4 0,67 7 3,51 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 8,63 8,15 8,15

İngilizce 10 4 2 3,33 33 2,56 3,91 3,91

Matematik 20 2 9 -1,00 -5 2,18 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 3 9 0,00 0 4,32 7,91 7,91

Toplam: 90 26 33 15,00 17 28,88 37,04 37,04

Türkçe c CAcC dcD BC CDdb d

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi ccd  aD  A

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBB bCcD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce  CC c DA c

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik Ca bc B  dcc  a  c a

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri bbCdB c   db B cc  c

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 8 7 40

Türkçe 20 8 7 40

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 1 3 17
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0

İnkılap Tarihi 10 2 4 20

İnk.Tar.Ata. 10 2 4 20

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 1 67
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 4 2 40

İngilizce 10 4 2 40

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0

Matematik 20 2 9 10

Matematik 20 2 9 10

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 3 9 15

Fen Bilimleri 20 3 9 15

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 0 4 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 1 1 20
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜLAL SENA YÜCELEN 117 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
202,023 246,330 13 78 78 78 78

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 25 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 8,15 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 5 5 3,33 33 3,51 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,63 8,15 8,15

İngilizce 10 3 0 3,00 30 2,56 3,91 3,91

Matematik 20 1 0 1,00 5 2,18 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 7 9 4,00 20 4,32 7,91 7,91

Toplam: 90 36 23 28,33 31 28,88 37,04 37,04

Türkçe  CCAaCBdcDaBCcCDdCCd

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BcdAbdDaCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DAdBBbDCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce   C  B A  

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik              C      

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DCC ddaCacdcDB  d Da

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 5 5 50

İnk.Tar.Ata. 10 5 5 50

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 0 30

İngilizce 10 3 0 30

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0

Matematik 20 1 0 5

Matematik 20 1 0 5

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 7 9 35

Fen Bilimleri 20 7 9 35

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 3 25
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 2 1 40
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ASLINUR AĞAÇ 24 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,507 246,330 6 40 40 40 40

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 6,00 60 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,54 8,15 8,15

İngilizce 10 3 6 1,00 10 2,70 3,91 3,91

Matematik 20 6 8 3,33 17 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 13 6 11,00 55 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 52 30 42,00 47 32,09 37,04 37,04

Türkçe ACaADdBBADcBCBdbACCA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BDddDCDaCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DAddBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DabddBDd a

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik  dccbD   dDAbCB D db

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DCbBBCDCdDdAc BDcAbB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 6 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 7 3 70

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 70

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 1 67
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0

Matematik 20 6 8 30

Matematik 20 6 8 30

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 2 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 20 13 6 65

Fen Bilimleri 20 13 6 65

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 2 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 1 60
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL ÖZKAYA 690 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,827 246,330 4 33 33 33 33

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 2 3 1,00 10 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,54 8,15 8,15

İngilizce 10 3 2 2,33 23 2,70 3,91 3,91

Matematik 20 5 1 4,67 23 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 16 0 16,00 80 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 46 13 41,67 46 32,09 37,04 37,04

Türkçe  CCAcCBB aBBbcdDAC c

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi   cd   aCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DAdBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce D b A cA  

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik C   A B d    CB     

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DCCBBCDC D ADBBD  DB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 11 6 55

Türkçe 20 11 6 55

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 2 3 20

İnk.Tar.Ata. 10 2 3 20

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 2 30

İngilizce 10 3 2 30

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0

Matematik 20 5 1 25

Matematik 20 5 1 25

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 16 0 80

Fen Bilimleri 20 16 0 80

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 0 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 0 80
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA İSLAM 323 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
256,103 246,330 8 46 46 46 46

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 3 7 0,67 7 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,54 8,15 8,15

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,70 3,91 3,91

Matematik 20 6 9 3,00 15 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 11 8 8,33 42 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 50 33 39,00 43 32,09 37,04 37,04

Türkçe ACbCcCBBaABADaB cACC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCbBDddbda

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce cBadCBCCDa

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik A B dacbc c DCaACc d

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri bBAdccDBBb CacCADBbD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 6 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 3 7 30

İnk.Tar.Ata. 10 3 7 30

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0

Matematik 20 6 9 30

Matematik 20 6 9 30

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 11 8 55

Fen Bilimleri 20 11 8 55

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 3 25
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 5 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÖZKADER 501 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
231,183 246,330 10 63 63 63 63

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 2 8 -0,67 -7 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 2 4 0,67 7 7,54 8,15 8,15

İngilizce 10 3 6 1,00 10 2,70 3,91 3,91

Matematik 20 5 3 4,00 20 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 16 1 15,67 78 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 35 34 23,67 26 32,09 37,04 37,04

Türkçe AC dBCBBacadbbaCcdab

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi BdAccadbdc

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü bAd  ab B 

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce dccAb CbDa

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik   B   DaBa   Cd    A

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri CBA D DBBD CDBCdDBCD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 7 12 35

Türkçe 20 7 12 35

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 1 5 17
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 2 8 20

İnk.Tar.Ata. 10 2 8 20

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 2 4 20

Din K.ve A.B. 10 2 4 20

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 1 0
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 0 67
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0

İngilizce 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0

Matematik 20 5 3 25

Matematik 20 5 3 25

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50

Fen Bilimleri 20 16 1 80

Fen Bilimleri 20 16 1 80

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 0 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 1 80
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ÇATAL 76 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,647 246,330 17 81 81 81 81

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 3 7 0,67 7 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,54 8,15 8,15

Matematik 20 4 8 1,33 7 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 6 7 3,67 18 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 35 28 25,67 29 32,09 37,04 37,04

Türkçe AC CBCBcDAdcDdBCDddC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCAacddbaD

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACAD B

Cevap Anh. B DACDACADBB

Matematik A dC  c d bd CdA b c

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri bBAb c aB   b CAbBb 

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 3 7 30

İnk.Tar.Ata. 10 3 7 30

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 0 67
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

Matematik 20 4 8 20

Matematik 20 4 8 20

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 6 7 30

Fen Bilimleri 20 6 7 30

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 3 25
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 2 60
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRANUR ÖZTÜRK 79 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
185,983 246,330 19 88 88 88 88

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 4 6 2,00 20 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,54 8,15 8,15

Matematik 20 5 10 1,67 8 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 7 9 4,00 20 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 34 35 22,33 25 32,09 37,04 37,04

Türkçe Aa CB BcacddDCBCDddC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi cCAdcBdbaD

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü aACDACcDBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

Matematik ACcb B  d ad CdbdAcc

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri bBAb c aBca b CAbBbD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 10 8 50

Türkçe 20 10 8 50

Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 3 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 4 6 40

İnk.Tar.Ata. 10 4 6 40

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

Matematik 20 5 10 25

Matematik 20 5 10 25

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0

Fen Bilimleri 20 7 9 35

Fen Bilimleri 20 7 9 35

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 3 25
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 2 60
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR DEVE 93 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
189,147 246,330 18 86 86 86 86

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 5 6,33 32 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 3 2 2,33 23 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,54 8,15 8,15

Matematik 20 3 1 2,67 13 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 6 7 3,67 18 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 29 15 24,00 27 32,09 37,04 37,04

Türkçe   C DC d   BCBbcAaCb

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi   d b D CA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBA CAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

Matematik    Ac      A  B     

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri Db  Bbb  bbA Ba  AbB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 8 5 40

Türkçe 20 8 5 40

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 3 2 30

İnk.Tar.Ata. 10 3 2 30

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Matematik 20 3 1 15

Matematik 20 3 1 15

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 6 7 30

Fen Bilimleri 20 6 7 30

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 2 25
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 2 60
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN NAZ BURAN 154 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
283,777 246,330 5 35 35 35 35

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 8 1 7,67 77 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,54 8,15 8,15

İngilizce 10 2 2 1,33 13 2,70 3,91 3,91

Matematik 20 7 2 6,33 32 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 11 7 8,67 43 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 52 18 46,00 51 32,09 37,04 37,04

Türkçe AaACBCBBDABdDbBdcbCC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi BCABDd DCD

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce d cA  C   

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik cC     DB  ADC  C  b

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri dBACacaBBDdCD CAD bb

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 8 1 80

İnk.Tar.Ata. 10 8 1 80

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 2 20

İngilizce 10 2 2 20

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 0 0

Matematik 20 7 2 35

Matematik 20 7 2 35

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 11 7 55

Fen Bilimleri 20 11 7 55

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 0 80
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KABACA 139 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
182,583 246,330 20 90 90 90 90

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 3 7 0,67 7 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,54 8,15 8,15

İngilizce 10 2 3 1,00 10 2,70 3,91 3,91

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 7 9 4,00 20 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 34 33 23,00 26 32,09 37,04 37,04

Türkçe cCCAcCddADcBCcaDdCCA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi dDddaCbaCb

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DAdBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce  dbC  Dd  

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik     A     a  dd  b b

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DdCad aC c AcBa ccDB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 6 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 3 7 30

İnk.Tar.Ata. 10 3 7 30

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 3 20

İngilizce 10 2 3 20

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0

Matematik 20 1 5 5

Matematik 20 1 5 5

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 7 9 35

Fen Bilimleri 20 7 9 35

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 2 25
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 2 60
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SUDE KAMAN 124 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,510 246,330 14 71 71 71 71

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 6,00 60 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,54 8,15 8,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,70 3,91 3,91

Matematik 20 6 9 3,00 15 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 4 6 2,00 10 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 44 31 33,67 37 32,09 37,04 37,04

Türkçe ddCADbdBADBBCaCDdbdA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BDdADaDBCd

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DcdBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DaCCAaDAbB

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik aBbAAcdcB  bCdcA a  

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DdCaB       cada   B

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 7 3 70

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 70

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100

Matematik 20 6 9 30

Matematik 20 6 9 30

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 4 6 20

Fen Bilimleri 20 4 6 20

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 1 2 20
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ BUĞA 420 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
180,323 246,330 21 91 91 91 91

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 3 7 0,67 7 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,54 8,15 8,15

İngilizce 10 3 1 2,67 27 2,70 3,91 3,91

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 5 9 2,00 10 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 31 29 21,33 24 32,09 37,04 37,04

Türkçe AC CcCBBDA ADd dDdCC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCABcddbdb

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü Db bACADBa

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce       CCDa

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik   B    ac     cd   d

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri  Bcbcc Bdc C a cbB D

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 13 4 65

Türkçe 20 13 4 65

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 3 7 30

İnk.Tar.Ata. 10 3 7 30

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 1 67
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0

İngilizce 10 3 1 30

İngilizce 10 3 1 30

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0

Matematik 20 1 5 5

Matematik 20 1 5 5

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 5 9 25

Fen Bilimleri 20 5 9 25

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 0 3 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 2 3 40
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE YILMAZ 142 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
148,090 246,330 27 113 113 113 113

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 5 5,33 27 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 1 6 -1,00 -10 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 7,54 8,15 8,15

İngilizce 10 2 3 1,00 10 2,70 3,91 3,91

Matematik 20 1 7 -1,33 -7 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 5 5 3,33 17 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 23 27 14,00 16 32,09 37,04 37,04

Türkçe  C Ac B db BCBb   dA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi cbdbDa   d

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü D CdBAD AD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce abCCd     

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik     Ac ac    dd cc  

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri c C B  a  bA BB  c a

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 7 5 35

Türkçe 20 7 5 35

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 1 6 10

İnk.Tar.Ata. 10 1 6 10

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 7 1 70

Din K.ve A.B. 10 7 1 70

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 1 67
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0

İngilizce 10 2 3 20

İngilizce 10 2 3 20

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0

Matematik 20 1 7 5

Matematik 20 1 7 5

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 5 5 25

Fen Bilimleri 20 5 5 25

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 1 25
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 2 2 40
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA NUR KABAKDERE 366 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,127 246,330 15 72 72 72 72

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 9 1 8,67 87 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,54 8,15 8,15

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 2,70 3,91 3,91

Matematik 20 3 7 0,67 3 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 8 7 5,67 28 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 42 26 33,33 37 32,09 37,04 37,04

Türkçe bCCAaddBADaBCBbDbCdA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi dDBADCDBCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce   a cd    

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik     db  d DbC Bbc c 

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri b CBadbC D dDBBa Ab 

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 9 1 90

İnk.Tar.Ata. 10 9 1 90

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 0 3 0

İngilizce 10 0 3 0

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0

Matematik 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 20 8 7 40

Fen Bilimleri 20 8 7 40

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 1 60
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA NAS KAYA 50000 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,497 246,330 11 66 66 66 66

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 0 3 -1,00 -10 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,54 8,15 8,15

Matematik 20 4 2 3,33 17 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 8 4 6,67 33 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 32 16 26,67 30 32,09 37,04 37,04

Türkçe cCCAaCd   cBCBdDACCA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi dba       

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACcBcDCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

Matematik aBD   B d     B     

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri bbC B      A BBaAbDB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 12 5 60

Türkçe 20 12 5 60

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 0 83
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 0 3 0

İnk.Tar.Ata. 10 0 3 0

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kültürü 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 1 67
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Matematik 20 4 2 20

Matematik 20 4 2 20

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 8 4 40

Fen Bilimleri 20 8 4 40

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 1 80
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EZFER ESİLA ŞENER 66 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
218,627 246,330 13 69 69 69 69

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 5 9,33 47 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 0 3 -1,00 -10 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,54 8,15 8,15

İngilizce 10 2 2 1,33 13 2,70 3,91 3,91

Matematik 20 5 2 4,33 22 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 7 4 5,67 28 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 32 18 26,00 29 32,09 37,04 37,04

Türkçe AC CBbBBa cADd CDc C

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi a   aa    

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü  ACDcdADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce       CdDb

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik A       B    CdAC  c

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri dB    a B  C BC bBbD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 11 5 55

Türkçe 20 11 5 55

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 0 3 0

İnk.Tar.Ata. 10 0 3 0

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 0 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din Kültürü 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 2 20

İngilizce 10 2 2 20

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0

Matematik 20 5 2 25

Matematik 20 5 2 25

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 7 4 35

Fen Bilimleri 20 7 4 35

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 2 1 40
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA GÜL KÜNDUZ 77 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
148,463 246,330 26 112 112 112 112

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 7 5,67 28 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 2 0 2,00 20 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 7,54 8,15 8,15

İngilizce 10 4 3 3,00 30 2,70 3,91 3,91

Matematik 20 1 6 -1,00 -5 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 4 6 2,00 10 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 23 24 15,00 17 32,09 37,04 37,04

Türkçe  CdCB a DABdDd Cad b

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi  C     D  

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü  A a dAD B

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce d D d CCDa

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik c   dc  Bd   d     d

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri bB Ccc   D    bAbc  

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 8 7 40

Türkçe 20 8 7 40

Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 2 0 20

İnk.Tar.Ata. 10 2 0 20

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 0 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din Kültürü 10 4 2 40

Din K.ve A.B. 10 4 2 40

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 1 0
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 0 67
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 4 3 40

İngilizce 10 4 3 40

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0

Matematik 20 1 6 5

Matematik 20 1 6 5

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 4 6 20

Fen Bilimleri 20 4 6 20

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 1 25
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 1 2 20
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER ALBAYRAK 550 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
405,313 246,330 2 7 7 7 7

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 6,00 60 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,54 8,15 8,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 2,70 3,91 3,91

Matematik 20 13 0 13,00 65 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 15 0 15,00 75 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 73 5 71,33 79 32,09 37,04 37,04

Türkçe ACCADCBdADBBCBCDACdA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BDdADCcdCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DCCCABDACB

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik   DAADBBBC   CB D AC

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DCCBBCDC D AD BD  DB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 7 3 70

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 70

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100

Matematik 20 13 0 65

Matematik 20 13 0 65

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 20 15 0 75

Fen Bilimleri 20 15 0 75

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 0 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 0 60
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÖZKAYA 20 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
258,367 246,330 7 44 44 44 44

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 1 4 -0,33 -3 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,54 8,15 8,15

İngilizce 10 2 2 1,33 13 2,70 3,91 3,91

Matematik 20 2 3 1,00 5 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 15 1 14,67 73 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 41 18 35,00 39 32,09 37,04 37,04

Türkçe ACACBCBdacBADdBacAC 

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCd  cd   

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDAdADaB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce A  A  bd  

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik     a   B    Cd    d

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri CBA D DBBDdCD C DBCD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 1 4 10

İnk.Tar.Ata. 10 1 4 10

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din Kültürü 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 1 67
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 2 20

İngilizce 10 2 2 20

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 0 0

Matematik 20 2 3 10

Matematik 20 2 3 10

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 15 1 75

Fen Bilimleri 20 15 1 75

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 0 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 0 80
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEVSİM YIL AZ 240 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
177,450 246,330 22 92 92 92 92

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 2 10,33 52 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 4 4 2,67 27 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,54 8,15 8,15

İngilizce 10 0 5 -1,67 -17 2,70 3,91 3,91

Matematik 20 3 7 0,67 3 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 4 9 1,00 5 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 31 28 21,67 24 32,09 37,04 37,04

Türkçe ACAbBCBaD B DC     C

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi BCAabdAc  

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü cACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce c b d b c 

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik bac   c B c     bcDA

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri Cdca baBB d   bA c b

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 11 2 55

Türkçe 20 11 2 55

Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 1 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 0 0

İnkılap Tarihi 10 4 4 40

İnk.Tar.Ata. 10 4 4 40

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din Kültürü 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 0 5 0

İngilizce 10 0 5 0

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 0 0

Matematik 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 2 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100

Fen Bilimleri 20 4 9 20

Fen Bilimleri 20 4 9 20

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 0 3 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 1 60
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NAZMİYE GÜL KARTAL 378 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,300 246,330 3 25 25 25 25

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 8 2 7,33 73 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,54 8,15 8,15

İngilizce 10 9 0 9,00 90 2,70 3,91 3,91

Matematik 20 10 5 8,33 42 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 13 5 11,33 57 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 65 17 59,33 66 32,09 37,04 37,04

Türkçe ACcCBCBaDcBADCBCcAdC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi BbABDdADCD

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce ABDAC CCDC

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik ACBdC  DBcD DC bb cA

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri dBAbb DBcDBCD CADBbD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 8 2 80

İnk.Tar.Ata. 10 8 2 80

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 9 0 90

İngilizce 10 9 0 90

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100

Matematik 20 10 5 50

Matematik 20 10 5 50

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50

Fen Bilimleri 20 13 5 65

Fen Bilimleri 20 13 5 65

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 2 25
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 1 80
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RANA KATAR 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,770 246,330 9 49 49 49 49

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 2 8 -0,67 -7 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,54 8,15 8,15

Matematik 20 3 4 1,67 8 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 13 5 11,33 57 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 41 21 34,00 38 32,09 37,04 37,04

Türkçe ACACBCB DAd DaBCcAdC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCcBbdcbab

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACAD B

Cevap Anh. B DACDACADBB

Matematik A B     c   cCc   a 

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri CacdD DBBD CDBCdDBbD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 14 4 70

Türkçe 20 14 4 70

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 2 8 20

İnk.Tar.Ata. 10 2 8 20

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 0 67
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

Matematik 20 3 4 15

Matematik 20 3 4 15

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 13 5 65

Fen Bilimleri 20 13 5 65

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 0 3 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 1 80
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RANA NUR TİMUR 289 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
207,097 246,330 16 76 76 76 76

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 1 9 -2,00 -20 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 7,54 8,15 8,15

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,70 3,91 3,91

Matematik 20 7 13 2,67 13 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 10 8 7,33 37 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 38 49 21,67 24 32,09 37,04 37,04

Türkçe cCCADCBcca BCBCDdbbc

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi dcBccabdac

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü bAdBBcDaca

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DbCddBDAdc

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik bacAcDBBdaDcaCBbbcdb

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DbCBBbcdabCA BBDd bB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 4 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 1 9 10

İnk.Tar.Ata. 10 1 9 10

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 1 2 33
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0

Matematik 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 20 10 8 50

Fen Bilimleri 20 10 8 50

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 2 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 1 60
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜHEDA YARDIMCI 322 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
436,067 246,330 1 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 6,00 60 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,54 8,15 8,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 2,70 3,91 3,91

Matematik 20 18 1 17,67 88 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 16 3 15,00 75 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 79 9 76,00 84 32,09 37,04 37,04

Türkçe ACCdDCBBADBBCBCDACdA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi cDdADCDaCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DCCCABDACB

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik CcDAADBBBCDACCBAD AC

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DCCB dDCBDdADBBDAbDB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 7 3 70

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 70

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100

Matematik 20 18 1 90

Matematik 20 18 1 90

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 20 16 3 80

Fen Bilimleri 20 16 3 80

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 3 1 75
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 1 80
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP  AVCI 347 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
167,000 246,330 24 100 100 100 100

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 5 0 5,00 50 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,54 8,15 8,15

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 2,70 3,91 3,91

Matematik 20 1 4 -0,33 -2 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 3 1 2,67 13 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 25 17 19,33 21 32,09 37,04 37,04

Türkçe ACCAcbd cD cCBCcdC A

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi    AD DBC 

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü D ddBcDCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce   d c     

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik         c  d C  ca  

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri D   B        B    b 

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 10 7 50

Türkçe 20 10 7 50

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 5 0 50

İnk.Tar.Ata. 10 5 0 50

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kültürü 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 1 67
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 0 2 0

İngilizce 10 0 2 0

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0

Matematik 20 1 4 5

Matematik 20 1 4 5

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 3 1 15

Fen Bilimleri 20 3 1 15

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 1 1 20
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BAYINDIR 429 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,583 246,330 12 67 67 67 67

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 4,67 47 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,54 8,15 8,15

İngilizce 10 1 1 0,67 7 2,70 3,91 3,91

Matematik 20 5 5 3,33 17 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 10 9 7,00 35 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 40 28 30,67 34 32,09 37,04 37,04

Türkçe  aCAaCaBcaBBCaCDAdd 

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BDddDCcaCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DAd BADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce   d A     

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik    AAaB c   Cba  aA 

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DCCdddcCdbdbDBBDd DB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 10 8 50

Türkçe 20 10 8 50

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 1 4 17
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 6 4 60

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 60

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 0 67
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 1 1 10

İngilizce 10 1 1 10

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0

Matematik 20 5 5 25

Matematik 20 5 5 25

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 20 10 9 50

Fen Bilimleri 20 10 9 50

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 3 25
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 0 80
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP RİYAD 391 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
172,463 246,330 23 97 97 97 97

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 4 6 2,00 20 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,54 8,15 8,15

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,70 3,91 3,91

Matematik 20 1 0 1,00 5 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 5 12 1,00 5 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 34 33 23,00 26 32,09 37,04 37,04

Türkçe ACCAaCaacDcBdBdDAb c

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi dbddDCadCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DAdBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DaCbcdDACa

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik      D              

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri Dad dC CdabADcdbc bc

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 1 4 17
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 4 6 40

İnk.Tar.Ata. 10 4 6 40

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0

Matematik 20 1 0 5

Matematik 20 1 0 5

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 5 12 25

Fen Bilimleri 20 5 12 25

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 3 25
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 0 4 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAĞMUR ÖZÜBEK 358 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
159,590 246,330 25 108 108 108 108

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 27 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 9,83 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 2 8 -0,67 -7 2,40 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,54 8,15 8,15

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 2,70 3,91 3,91

Matematik 20 1 4 -0,33 -2 3,09 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 3 5 1,33 7 7,04 7,91 7,91

Toplam: 90 27 30 17,00 19 32,09 37,04 37,04

Türkçe cCACBdBcaABADbddD Cd

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCbcacdaCc

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDAdADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce    ba C ba

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik             cCcd  a 

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri  acdc        BC b  D

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55

Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 2 8 20

İnk.Tar.Ata. 10 2 8 20

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 1 4 10

İngilizce 10 1 4 10

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0

Matematik 20 1 4 5

Matematik 20 1 4 5

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 3 5 15

Fen Bilimleri 20 3 5 15

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 0 2 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH MUHAMMED 4 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,140 246,330 7 21 21 21 21

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 19 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,24 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 6,00 60 6,16 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,04 8,15 8,15

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,24 3,91 3,91

Matematik 20 13 5 11,33 57 7,56 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 18 2 17,33 87 12,67 7,91 7,91

Toplam: 90 66 22 58,67 65 52,35 37,04 37,04

Türkçe ACcdBCBBDABcbdBCccbC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCABbBdDCD

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce dBcAaBCCDd

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik ACBCC DbBBDcDaBACc b

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri CdACDAaBBDBCDBCADBCD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 7 3 70

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 70

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0

Matematik 20 13 5 65

Matematik 20 13 5 65

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 18 2 90

Fen Bilimleri 20 18 2 90

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 5 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ERHAN TEMEL 17 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,280 246,330 14 51 51 51 51

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 19 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,24 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 4,67 47 6,16 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,04 8,15 8,15

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 5,24 3,91 3,91

Matematik 20 4 3 3,00 15 7,56 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 11 8 8,33 42 12,67 7,91 7,91

Toplam: 90 45 23 37,33 41 52,35 37,04 37,04

Türkçe cCCADaBBADBBdcbDAbCA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BbdADCDdCb

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce  d  d     

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik b DA cB  d    B     

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DbCBBdDCdDCc ccabADB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 6 4 60

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 60

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 0 2 0

İngilizce 10 0 2 0

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0

Matematik 20 4 3 20

Matematik 20 4 3 20

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 11 8 55

Fen Bilimleri 20 11 8 55

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 3 25
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 2 60
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET HAKAN EBİL 19 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,323 246,330 11 31 31 31 31

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 19 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,24 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 8 2 7,33 73 6,16 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,04 8,15 8,15

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,24 3,91 3,91

Matematik 20 10 7 7,67 38 7,56 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 11 9 8,00 40 12,67 7,91 7,91

Toplam: 90 59 28 49,67 55 52,35 37,04 37,04

Türkçe ACCADCBcAaBBCcCbACdc

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BDdAbCDBCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DCCbdaDACd

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik CBcAAcBc CbcCCB D db

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DbbaBdDbBcdADBBDcbDB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 8 2 80

İnk.Tar.Ata. 10 8 2 80

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0

Matematik 20 10 7 50

Matematik 20 10 7 50

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 20 11 9 55

Fen Bilimleri 20 11 9 55

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 3 25
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 1 80
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TAHA ATEŞ 22 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
369,880 246,330 6 18 18 18 18

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 19 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,24 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 9 1 8,67 87 6,16 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,04 8,15 8,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,24 3,91 3,91

Matematik 20 10 3 9,00 45 7,56 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 19 1 18,67 93 12,67 7,91 7,91

Toplam: 90 70 12 66,00 73 52,35 37,04 37,04

Türkçe cCCAc BBADdBCcbDAbCA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BDBADCDdCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DCCbABDACB

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik  aDA c   CDACCBAD c 

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri bCCBBCDCBDCADBBDAADB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 9 1 90

İnk.Tar.Ata. 10 9 1 90

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100

Matematik 20 10 3 50

Matematik 20 10 3 50

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 20 19 1 95

Fen Bilimleri 20 19 1 95

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 4 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 5 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE KATIRANCI 215 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
248,120 246,330 16 53 53 53 53

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 19 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 12,24 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 4,67 47 6,16 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,04 8,15 8,15

İngilizce 10 5 3 4,00 40 5,24 3,91 3,91

Matematik 20 5 8 2,33 12 7,56 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 14 6 12,00 60 12,67 7,91 7,91

Toplam: 90 49 29 39,33 44 52,35 37,04 37,04

Türkçe AC dBCB adcdcdBCD Cb

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi BCbdDdADCa

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce ABcdCBb D 

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik ACBbC  bB c  a dbd c

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri CdAdDAccBDdCDBCADBbD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 9 8 45

Türkçe 20 9 8 45

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 3 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 6 4 60

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 60

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 0 0

Matematik 20 5 8 25

Matematik 20 5 8 25

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 14 6 70

Fen Bilimleri 20 14 6 70

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 1 80
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM VARAN 166 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,097 246,330 12 32 32 32 32

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 19 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,24 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 7 2 6,33 63 6,16 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 9,04 8,15 8,15

İngilizce 10 4 3 3,00 30 5,24 3,91 3,91

Matematik 20 6 9 3,00 15 7,56 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 14 6 12,00 60 12,67 7,91 7,91

Toplam: 90 55 25 46,67 52 52,35 37,04 37,04

Türkçe ACCAaCB AadBCBCDACCA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi Bbd DCDBCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DAdBBADCbD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce  aC dBDAd 

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik CaD cb caCa  CBdDbb 

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DbCBabcCBDCADBBcAADa

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 16 3 80

Türkçe 20 16 3 80

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 6 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 7 2 70

İnk.Tar.Ata. 10 7 2 70

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 1 67
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 4 3 40

İngilizce 10 4 3 40

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0

Matematik 20 6 9 30

Matematik 20 6 9 30

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 20 14 6 70

Fen Bilimleri 20 14 6 70

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 3 1 75
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 1 80
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN BOYVAT 478 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,887 246,330 8 22 22 22 22

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 19 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,24 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 6,00 60 6,16 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,04 8,15 8,15

İngilizce 10 6 2 5,33 53 5,24 3,91 3,91

Matematik 20 7 2 6,33 32 7,56 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 18 2 17,33 87 12,67 7,91 7,91

Toplam: 90 64 12 60,00 67 52,35 37,04 37,04

Türkçe AC CBCBdDABADCBdaACC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi BCcBDdbDCD

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce cB AbBC DC

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik ACB   b B  A CdA    

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri CBACDADBBDdCDBCbDBCD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 16 3 80

Türkçe 20 16 3 80

Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 6 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 7 3 70

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 70

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 6 2 60

İngilizce 10 6 2 60

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100

Matematik 20 7 2 35

Matematik 20 7 2 35

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 20 18 2 90

Fen Bilimleri 20 18 2 90

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 1 80
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN TOKMAK 97 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
459,107 246,330 2 2 2 2 2

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 19 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,24 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 9 1 8,67 87 6,16 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,04 8,15 8,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,24 3,91 3,91

Matematik 20 19 1 18,67 93 7,56 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 19 1 18,67 93 12,67 7,91 7,91

Toplam: 90 83 7 80,67 90 52,35 37,04 37,04

Türkçe cCCADCBccDBBCBCDACCA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BDBADCcBCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACdBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DCCCABDACB

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik bBDAADBBBCDACCBADDAC

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DCCBBCDCBDCADBBDAAbB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 9 1 90

İnk.Tar.Ata. 10 9 1 90

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 1 67
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100

Matematik 20 19 1 95

Matematik 20 19 1 95

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 20 19 1 95

Fen Bilimleri 20 19 1 95

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 4 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 1 80
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
M EREN BUDAK 422 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
113,927 246,330 19 117 117 117 117

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 19 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 9 2,00 10 12,24 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 2 7 -0,33 -3 6,16 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 1 8 -1,67 -17 9,04 8,15 8,15

Matematik 20 4 12 0,00 0 7,56 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 5 11 1,33 7 12,67 7,91 7,91

Toplam: 90 17 47 1,33 1 52,35 37,04 37,04

Türkçe c  CBdc Dd dDd  acdC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi adcBbcAb a

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü aA ababcdc

Cevap Anh. B DACDACADBB

Matematik cddC BDcddcd   cCcbd

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri b AbDdDcBbaa  dd dCb

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 5 9 25

Türkçe 20 5 9 25

Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 4 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 2 7 20

İnk.Tar.Ata. 10 2 7 20

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 1 8 10

Din K.ve A.B. 10 1 8 10

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 3 0
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 1 2 33
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0

Matematik 20 4 12 20

Matematik 20 4 12 20

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0

Fen Bilimleri 20 5 11 25

Fen Bilimleri 20 5 11 25

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 1 3 20
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
M YUSUF SUNAR 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
248,277 246,330 15 52 52 52 52

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 19 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 12,24 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 7 2 6,33 63 6,16 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,04 8,15 8,15

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,24 3,91 3,91

Matematik 20 3 3 2,00 10 7,56 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 11 7 8,67 43 12,67 7,91 7,91

Toplam: 90 49 23 41,33 46 52,35 37,04 37,04

Türkçe Ad acCBBaABcDCBCcAaC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi BCABDd DCc

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce dBDAbBCaDa

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik         B   DC d d c

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri bBAd caBBbdCcBC DBCD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 7 2 70

İnk.Tar.Ata. 10 7 2 70

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0

Matematik 20 3 3 15

Matematik 20 3 3 15

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 11 7 55

Fen Bilimleri 20 11 7 55

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 0 80
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE TURAN 5 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
237,940 246,330 18 60 60 60 60

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 19 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 12,24 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 4,67 47 6,16 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,04 8,15 8,15

İngilizce 10 2 3 1,00 10 5,24 3,91 3,91

Matematik 20 4 4 2,67 13 7,56 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 9 9 6,00 30 12,67 7,91 7,91

Toplam: 90 44 26 35,33 39 52,35 37,04 37,04

Türkçe ACCAbCddAc BCBaDACCA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi cDdADbbBCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCbD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce  aC  B  dd

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik  aDA D   d   Cdd    

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DbacBabC DCADBabA ad

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 6 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 6 4 60

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 60

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 1 67
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 3 20

İngilizce 10 2 3 20

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0

Matematik 20 4 4 20

Matematik 20 4 4 20

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 9 9 45

Fen Bilimleri 20 9 9 45

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 3 1 75
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 1 3 20
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EMİN ÖZÜYAĞLI 20 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
382,293 246,330 4 12 12 12 12

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 19 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,24 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 9 1 8,67 87 6,16 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,04 8,15 8,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,24 3,91 3,91

Matematik 20 16 4 14,67 73 7,56 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 15 5 13,33 67 12,67 7,91 7,91

Toplam: 90 73 17 67,33 75 52,35 37,04 37,04

Türkçe ACAaBCBcDbBADCdCcAdC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi BCABDdADCD

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce ABDAbBCCDC

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik AdBbCBDDBaDdDCBACADA

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri CBACcAcBBDdCDdCAbBCD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 9 1 90

İnk.Tar.Ata. 10 9 1 90

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100

Matematik 20 16 4 80

Matematik 20 16 4 80

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100

Fen Bilimleri 20 15 5 75

Fen Bilimleri 20 15 5 75

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 1 80
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH EGE BUDAK 234 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
345,837 246,330 9 23 23 23 23

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 19 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,24 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 4,67 47 6,16 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,04 8,15 8,15

İngilizce 10 7 2 6,33 63 5,24 3,91 3,91

Matematik 20 10 5 8,33 42 7,56 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 18 2 17,33 87 12,67 7,91 7,91

Toplam: 90 64 19 57,67 64 52,35 37,04 37,04

Türkçe AC CBaBBacBADCBCcbdC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi BCdBcdADCc

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce cB ACBCCDd

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik AdBCC DDBa dDCcA  c 

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri CBACcADBBDdCDBCADBCD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 4 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 6 4 60

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 60

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0

Matematik 20 10 5 50

Matematik 20 10 5 50

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 18 2 90

Fen Bilimleri 20 18 2 90

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 5 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN ÇALIŞKAN 477 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
398,837 246,330 3 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 19 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,24 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 8 2 7,33 73 6,16 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,04 8,15 8,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,24 3,91 3,91

Matematik 20 10 1 9,67 48 7,56 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 18 2 17,33 87 12,67 7,91 7,91

Toplam: 90 74 7 71,67 80 52,35 37,04 37,04

Türkçe ACCADCBBADBBCcCDACdA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi cDBADCDBCb

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DCCCABDACB

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik    AA B  dDACCBAD   

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DCCBBdDCdDCADBBDAADB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 8 2 80

İnk.Tar.Ata. 10 8 2 80

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100

Matematik 20 10 1 50

Matematik 20 10 1 50

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 18 2 90

Fen Bilimleri 20 18 2 90

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 4 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 5 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ŞAMLI 246 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
330,760 246,330 10 26 26 26 26

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 19 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,24 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 8 2 7,33 73 6,16 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,04 8,15 8,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,24 3,91 3,91

Matematik 20 11 5 9,33 47 7,56 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 13 7 10,67 53 12,67 7,91 7,91

Toplam: 90 64 22 56,67 63 52,35 37,04 37,04

Türkçe ACaAcCBBbDBBCBbDACCb

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BcBADCDBbA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DaCbABDAbB

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik  aDAAD  BdbACCBcD dC

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DCCdBdbCdDbADBcDcADB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 8 2 80

İnk.Tar.Ata. 10 8 2 80

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100

Matematik 20 11 5 55

Matematik 20 11 5 55

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 20 13 7 65

Fen Bilimleri 20 13 7 65

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 2 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 1 80
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT KARAKURT 533 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
460,920 246,330 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 19 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 12,24 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 9 1 8,67 87 6,16 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,04 8,15 8,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,24 3,91 3,91

Matematik 20 16 0 16,00 80 7,56 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 19 1 18,67 93 12,67 7,91 7,91

Toplam: 90 83 3 82,00 91 52,35 37,04 37,04

Türkçe ACCADCBBADBBCBCDACCA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BDBADCDaCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DCCCdBDACB

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik  BDAA  BBCDACCBADDA 

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DCCBBCDCdDCADBBDAADB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 20 0 100

Türkçe 20 20 0 100

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 6 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 9 1 90

İnk.Tar.Ata. 10 9 1 90

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100

Matematik 20 16 0 80

Matematik 20 16 0 80

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 20 19 1 95

Fen Bilimleri 20 19 1 95

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 4 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 5 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA    EMİR  ŞENER 324 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,457 246,330 17 59 59 59 59

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 19 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 12,24 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 6,00 60 6,16 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,04 8,15 8,15

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 5,24 3,91 3,91

Matematik 20 4 0 4,00 20 7,56 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 9 8 6,33 32 12,67 7,91 7,91

Toplam: 90 43 22 35,67 40 52,35 37,04 37,04

Türkçe ACACBCB DbdAcbBCD aC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi BCABbddDCD

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACbACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce A b aa  cd

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik   B C  DB           

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri  dAdDcbcBDdCD CADa b

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 13 5 65

Türkçe 20 13 5 65

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 7 3 70

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 70

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 1 5 10

İngilizce 10 1 5 10

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0

Matematik 20 4 0 20

Matematik 20 4 0 20

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 20 9 8 45

Fen Bilimleri 20 9 8 45

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 2 25
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 2 60
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIRAY ALATAŞ 343 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
283,250 246,330 13 36 36 36 36

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 19 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,24 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 4 4 2,67 27 6,16 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,04 8,15 8,15

Matematik 20 4 1 3,67 18 7,56 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 14 5 12,33 62 12,67 7,91 7,91

Toplam: 90 47 14 42,33 47 52,35 37,04 37,04

Türkçe ACCdDCBBADBBCcCDcdC 

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BaBd  baCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

Matematik    Ad        CB    C

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DdCaB cCBDbADBBDAbDB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 4 4 40

İnk.Tar.Ata. 10 4 4 40

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Matematik 20 4 1 20

Matematik 20 4 1 20

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 14 5 70

Fen Bilimleri 20 14 5 70

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 2 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 1 80
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF İŞCEN 164 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
379,683 246,330 5 15 15 15 15

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 19 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,24 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 9 1 8,67 87 6,16 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,04 8,15 8,15

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,24 3,91 3,91

Matematik 20 14 6 12,00 60 7,56 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 17 2 16,33 82 12,67 7,91 7,91

Toplam: 90 71 18 65,00 72 52,35 37,04 37,04

Türkçe cCACBaBBDABADdcCDAdC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi BCABDdADCD

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce cBDAdaCaDC

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik ACBCCdDDBaDcDCdACdDb

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri C ACDADBBDdCcBCADBCD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 9 1 90

İnk.Tar.Ata. 10 9 1 90

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100

Matematik 20 14 6 70

Matematik 20 14 6 70

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50

Fen Bilimleri 20 17 2 85

Fen Bilimleri 20 17 2 85

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 5 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH GÜCCAN 244 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
211,653 246,330 8 73 73 73 73

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 17 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 7,59 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 6,00 60 4,14 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,08 8,15 8,15

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,98 3,91 3,91

Matematik 20 8 12 4,00 20 5,00 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 6 14 1,33 7 6,29 7,91 7,91

Toplam: 90 45 45 30,00 33 33,08 37,04 37,04

Türkçe bCCADCBBAbdBaBCcbCCb

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BDBdDCaaCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DAddBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce abddbcDACa

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik CBDAbcBdaaDcbCcAccbd

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri baCaBdbdacbADBBbcdbc

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 7 3 70

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 70

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 1 67
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0

Matematik 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 20 6 14 30

Fen Bilimleri 20 6 14 30

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 3 25
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 2 3 40
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BİÇER 252 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,380 246,330 6 42 42 42 42

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 17 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 3 11,00 55 7,59 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 6 1 5,67 57 4,14 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,08 8,15 8,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 2,98 3,91 3,91

Matematik 20 4 0 4,00 20 5,00 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 8 3 7,00 35 6,29 7,91 7,91

Toplam: 90 48 8 45,33 50 33,08 37,04 37,04

Türkçe  CCAc BBAD BCB DcbC 

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi  b  DCDBCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DAC BADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DCCCdBDACB

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik              CBA   C

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri c C  Cc  D ADBc A D 

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 12 3 60

Türkçe 20 12 3 60

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 6 1 60

İnk.Tar.Ata. 10 6 1 60

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 0 67
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100

Matematik 20 4 0 20

Matematik 20 4 0 20

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 8 3 40

Fen Bilimleri 20 8 3 40

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 0 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 2 1 40
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EFE KEPCE 157 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,297 246,330 5 20 20 20 20

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 17 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 7,59 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 9 1 8,67 87 4,14 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,08 8,15 8,15

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,98 3,91 3,91

Matematik 20 13 4 11,67 58 5,00 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 16 4 14,67 73 6,29 7,91 7,91

Toplam: 90 68 19 61,67 69 33,08 37,04 37,04

Türkçe ACACBCBBDbdADdBCDcCb

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCABDBADCD

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce bBaAdcdCDC

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik ACBCCdD B DdDCB CAad

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri dBACaADBBDdCbBCADBCD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 9 1 90

İnk.Tar.Ata. 10 9 1 90

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100

Matematik 20 13 4 65

Matematik 20 13 4 65

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0

Fen Bilimleri 20 16 4 80

Fen Bilimleri 20 16 4 80

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 5 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KINALI 424 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
162,367 246,330 12 105 105 105 105

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 17 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 11 2,33 12 7,59 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 4 5 2,33 23 4,14 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,08 8,15 8,15

İngilizce 10 3 1 2,67 27 2,98 3,91 3,91

Matematik 20 2 4 0,67 3 5,00 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 8 9 5,00 25 6,29 7,91 7,91

Toplam: 90 29 33 18,00 20 33,08 37,04 37,04

Türkçe ddbdab  abdADdBCaA C

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCAdbddDC 

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DdCDAdAaB 

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce AdD C     

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik  ddd    B aA        

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri CaACb aBcD bcdCAc aD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 6 11 30

Türkçe 20 6 11 30

Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 3 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 4 5 40

İnk.Tar.Ata. 10 4 5 40

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din Kültürü 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 1 2 33
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0

İngilizce 10 3 1 30

İngilizce 10 3 1 30

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 0 0

Matematik 20 2 4 10

Matematik 20 2 4 10

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 20 8 9 40

Fen Bilimleri 20 8 9 40

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 1 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 2 2 40
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM KARAKAYA 39 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
426,000 246,330 1 4 4 4 4

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 17 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 7,59 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 9 1 8,67 87 4,14 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,08 8,15 8,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 2,98 3,91 3,91

Matematik 20 17 3 16,00 80 5,00 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 17 3 16,00 80 6,29 7,91 7,91

Toplam: 90 79 11 75,33 84 33,08 37,04 37,04

Türkçe ACCADCdcbDBBCBCDACCA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BDdADCDBCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DCbCABDACB

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik bcDAADBBBCDACCBADbAC

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DCCdBdDCdDCADBBDAADB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 9 1 90

İnk.Tar.Ata. 10 9 1 90

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100

Matematik 20 17 3 85

Matematik 20 17 3 85

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 20 17 3 85

Fen Bilimleri 20 17 3 85

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 4 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 5 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KADİRHAN SAYIN 371 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
108,737 246,330 15 118 118 118 118

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 17 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 7,59 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 3 7 0,67 7 4,14 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 7,08 8,15 8,15

İngilizce 10 5 3 4,00 40 2,98 3,91 3,91

Matematik 20 4 13 -0,33 -2 5,00 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 6 12 2,00 10 6,29 7,91 7,91

Toplam: 90 25 58 5,67 6 33,08 37,04 37,04

Türkçe cdbcbCdadccBddacAdbd

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi cbBdcacBdA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACcBdabda

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DaCCA adC 

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik Cc dbbBaad  daBAcacd

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri D ddca bdaCbDcBcAAcd

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 3 17 15

Türkçe 20 3 17 15

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 0 6 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 3 7 30

İnk.Tar.Ata. 10 3 7 30

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 1 2 33
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 3 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0

Matematik 20 4 13 20

Matematik 20 4 13 20

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 2 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 20 6 12 30

Fen Bilimleri 20 6 12 30

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 2 3 40
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KÜRŞAT YSR 1 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
97,200 246,330 17 121 121 121 121

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 17 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 7,59 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 2 8 -0,67 -7 4,14 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 7,08 8,15 8,15

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,98 3,91 3,91

Matematik 20 6 14 1,33 7 5,00 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 3 17 -2,67 -13 6,29 7,91 7,91

Toplam: 90 21 69 -2,00 -2 33,08 37,04 37,04

Türkçe AaaAaCaacadaCcdDbadA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi aDabcaDdad

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü Ddbcabadcc

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce aaaCbBcAaa

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik ddDbADBccbadbacdDDca

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri caaadbcCabdAadccAbaa

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 4 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 2 8 20

İnk.Tar.Ata. 10 2 8 20

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 1 2 33
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 3 0
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0

Matematik 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 2 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 20 3 17 15

Fen Bilimleri 20 3 17 15

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 2 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 0 5 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
M EMİN KARACA 242 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
149,253 246,330 14 111 111 111 111

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 17 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 7,59 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 3 7 0,67 7 4,14 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,08 8,15 8,15

İngilizce 10 3 3 2,00 20 2,98 3,91 3,91

Matematik 20 4 8 1,33 7 5,00 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 4 10 0,67 3 6,29 7,91 7,91

Toplam: 90 30 40 16,67 19 33,08 37,04 37,04

Türkçe AacCBdBdcd bDaBda bC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi cCdcDdAcba

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACcDBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce dcDAC d   

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik  aaC cDbBd Acd d    

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri aBbbbcbcdc b  CAD   

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 7 11 35

Türkçe 20 7 11 35

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 3 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 3 7 30

İnk.Tar.Ata. 10 3 7 30

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 3 30

İngilizce 10 3 3 30

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 0 0

Matematik 20 4 8 20

Matematik 20 4 8 20

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 20 4 10 20

Fen Bilimleri 20 4 10 20

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 0 3 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 2 2 40
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
M KASIM AHISHA 361 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,640 246,330 7 43 43 43 43

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 17 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 7,59 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 5 5 3,33 33 4,14 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,08 8,15 8,15

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 2,98 3,91 3,91

Matematik 20 8 8 5,33 27 5,00 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 11 8 8,33 42 6,29 7,91 7,91

Toplam: 90 48 30 38,00 42 33,08 37,04 37,04

Türkçe bCCAcCBBdDBB cdDAC A

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi dcdADCDaCc

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce  dd ca A  

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik bdD dcdB dc  CBADbAC

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri D bBBdcddaCADBBbcADB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 13 5 65

Türkçe 20 13 5 65

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 5 5 50

İnk.Tar.Ata. 10 5 5 50

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 1 4 10

İngilizce 10 1 4 10

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0

Matematik 20 8 8 40

Matematik 20 8 8 40

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 20 11 8 55

Fen Bilimleri 20 11 8 55

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 5 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE ÜNLÜ 449 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
374,983 246,330 3 17 17 17 17

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 17 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 7,59 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 8 2 7,33 73 4,14 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,08 8,15 8,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,98 3,91 3,91

Matematik 20 14 5 12,33 62 5,00 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 15 5 13,33 67 6,29 7,91 7,91

Toplam: 90 71 18 65,00 72 33,08 37,04 37,04

Türkçe AaACBCBBDbcADCBCcACC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCAdDBADCD

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce ABDAaBCaDC

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik ACB CBDDBdDAcCcACdDd

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri dBAbccDBBDBCDBCdDBCD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 8 2 80

İnk.Tar.Ata. 10 8 2 80

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100

Matematik 20 14 5 70

Matematik 20 14 5 70

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50

Fen Bilimleri 20 15 5 75

Fen Bilimleri 20 15 5 75

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 1 80
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET İLKER UYAR 445 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
162,600 246,330 11 104 104 104 104

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 17 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 7,59 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 6,00 60 4,14 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,08 8,15 8,15

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,98 3,91 3,91

Matematik 20 5 15 0,00 0 5,00 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 8 12 4,00 20 6,29 7,91 7,91

Toplam: 90 39 51 22,00 24 33,08 37,04 37,04

Türkçe bCbADbcadbcBdddDACab

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BDBADacBCb

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DAdBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce abCddBcbCa

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik dBcAdDBccdacCbdcacbd

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DCbBcCadccbdacBbbADB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 4 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 7 3 70

İnk.Tar.Ata. 10 7 3 70

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0

Matematik 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 20 8 12 40

Fen Bilimleri 20 8 12 40

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 3 25
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 1 80
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSAB METİN 72 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
164,833 246,330 10 102 102 102 102

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 17 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 13 0,67 3 7,59 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 5 5 3,33 33 4,14 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,08 8,15 8,15

İngilizce 10 2 1 1,67 17 2,98 3,91 3,91

Matematik 20 7 11 3,33 17 5,00 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 6 11 2,33 12 6,29 7,91 7,91

Toplam: 90 35 41 21,33 24 33,08 37,04 37,04

Türkçe ddbCcbBaDd dbbBba Cb

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi BCAabddDCc

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce AcD       

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik cbBbb DDBaD cCddCbcd

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri CcAacbDBBa  a Cdcdba

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 5 13 25

Türkçe 20 5 13 25

Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 3 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 5 5 50

İnk.Tar.Ata. 10 5 5 50

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 1 20

İngilizce 10 2 1 20

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 0 0

Matematik 20 7 11 35

Matematik 20 7 11 35

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0

Fen Bilimleri 20 6 11 30

Fen Bilimleri 20 6 11 30

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 3 25
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 2 3 40
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA SELÇUK 179 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,380 246,330 4 19 19 19 19

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 17 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 7,59 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 7 2 6,33 63 4,14 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,08 8,15 8,15

İngilizce 10 3 2 2,33 23 2,98 3,91 3,91

Matematik 20 14 2 13,33 67 5,00 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 15 2 14,33 72 6,29 7,91 7,91

Toplam: 90 63 13 58,67 65 33,08 37,04 37,04

Türkçe ACCAcCBabDBBdBCDACdA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi B dADCDaCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü  ACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce D bb B A  

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik CBDA DB aCDACCBAc  C

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DC  BCDC aCADBBDAAbB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 7 2 70

İnk.Tar.Ata. 10 7 2 70

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 0 67
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 2 30

İngilizce 10 3 2 30

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0

Matematik 20 14 2 70

Matematik 20 14 2 70

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 15 2 75

Fen Bilimleri 20 15 2 75

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 4 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 4 1 80
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA TURA       Z 407 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
197,323 246,330 9 83 83 83 83

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 17 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 3 11,00 55 7,59 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 4 6 2,00 20 4,14 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,08 8,15 8,15

İngilizce 10 1 2 0,33 3 2,98 3,91 3,91

Matematik 20 1 1 0,67 3 5,00 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 4 3 3,00 15 6,29 7,91 7,91

Toplam: 90 32 15 27,00 30 33,08 37,04 37,04

Türkçe  CCADCB A  BCcdcA CA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi cDcbaCbBdA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce  Ca c     

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik              C    b 

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DaC        A  Bb   d

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 12 3 60

Türkçe 20 12 3 60

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 0 83
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 4 6 40

İnk.Tar.Ata. 10 4 6 40

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 1 2 10

İngilizce 10 1 2 10

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0

Matematik 20 1 1 5

Matematik 20 1 1 5

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 20 4 3 20

Fen Bilimleri 20 4 3 20

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 1 25
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 1 1 20
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TAR   BERKAY ŞAHAN 293 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,617 246,330 2 16 16 16 16

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 17 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 7,59 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 10 0 10,00 100 4,14 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,08 8,15 8,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 2,98 3,91 3,91

Matematik 20 11 6 9,00 45 5,00 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 17 3 16,00 80 6,29 7,91 7,91

Toplam: 90 73 14 68,33 76 33,08 37,04 37,04

Türkçe ACACBCBBDbcAcdBCDACC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi BCABDBADCD

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACDACADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce dBDACBCCDC

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik ACBdCaDDB Dd CdACd d

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri CBACcADBBDBCDBCADBbb

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 10 0 100

İnk.Tar.Ata. 10 10 0 100

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100

Matematik 20 11 6 55

Matematik 20 11 6 55

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 17 3 85

Fen Bilimleri 20 17 3 85

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 3 1 75
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 5 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TARIKDEVECİ 472 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
98,833 246,330 16 120 120 120 120

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 17 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 7,59 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 3 7 0,67 7 4,14 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 7,08 8,15 8,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,98 3,91 3,91

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 5,00 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 2 13 -2,33 -12 6,29 7,91 7,91

Toplam: 90 19 55 0,67 1 33,08 37,04 37,04

Türkçe ACdbdCaBccabDCaCadab

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi cbAdbcADbc

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DACabbdbca

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce bcDAbcbacd

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik bdaCC cbd          d

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri dacaDbcadbdba     aD

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 1 5 17
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 3 7 30

İnk.Tar.Ata. 10 3 7 30

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 1 2 33
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0

Matematik 20 2 7 10

Matematik 20 2 7 10

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 2 13 10

Fen Bilimleri 20 2 13 10

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 0 4 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
UMUTBULUT 292 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
155,420 246,330 13 110 110 110 110

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 17 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 7,59 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 2 8 -0,67 -7 4,14 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 7,08 8,15 8,15

İngilizce 10 2 6 0,00 0 2,98 3,91 3,91

Matematik 20 7 13 2,67 13 5,00 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 8 12 4,00 20 6,29 7,91 7,91

Toplam: 90 30 58 10,67 12 33,08 37,04 37,04

Türkçe AabCdbBaabBdDbabcACa

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi abbBbccbCa

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü bAaDAadaBa

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce bacAbBaa  

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik AbBbCBacacbbcCBcaAbb

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri CaACDcaBBbaCcBacbaba

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 2 8 20

İnk.Tar.Ata. 10 2 8 20

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 1 67
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 0 0

Matematik 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0

Fen Bilimleri 20 8 12 40

Fen Bilimleri 20 8 12 40

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 2 3 40
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SARITAŞ 409 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
174,880 246,330 6 94 94 94 94

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 11 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 4 6,67 33 7,85 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 3 2 2,33 23 2,79 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 6,46 8,15 8,15

Fen Bilimleri 20 6 4 4,67 23 6,97 7,91 7,91

Toplam: 90 24 11 20,33 23 26,79 37,04 37,04

Türkçe  CC aCBcc  BC  DdC  

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi aDd    B A

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü  Ad BADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

Fen Bilimleri DbC     B  A Bd d Dd

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 8 4 40

Türkçe 20 8 4 40

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0

İnkılap Tarihi 10 3 2 30

İnk.Tar.Ata. 10 3 2 30

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 7 1 70

Din K.ve A.B. 10 7 1 70

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 1 0 33
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 20 6 4 30

Fen Bilimleri 20 6 4 30

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 1 2 25
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 2 2 40
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SEFER YANMAZ 56 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,703 246,330 4 64 64 64 64

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 11 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 7,85 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 5 5 3,33 33 2,79 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,46 8,15 8,15

Matematik 20 4 4 2,67 13 2,25 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 10 9 7,00 35 6,97 7,91 7,91

Toplam: 90 41 26 32,33 36 26,79 37,04 37,04

Türkçe ACCcaCBBbDBBCabDbCbA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi cDdbDdDaCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACaBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

Matematik a  cb   B  A  Bb D  

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri DbCdBbcCBbCAc aDdAbB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 5 5 50

İnk.Tar.Ata. 10 5 5 50

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 1 67
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Matematik 20 4 4 20

Matematik 20 4 4 20

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 10 9 50

Fen Bilimleri 20 10 9 50

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 2 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 2 2 40
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YASİN ÇETİN 393 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
141,843 246,330 9 114 114 114 114

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 11 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 7,85 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 3 7 0,67 7 2,79 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,46 8,15 8,15

Fen Bilimleri 20 5 15 0,00 0 6,97 7,91 7,91

Toplam: 90 25 34 13,67 15 26,79 37,04 37,04

Türkçe ACdCBCBaadadDdd DAdb

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCdBbddDac

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü bACDAdADBB

Cevap Anh. B DACDACADBB

Fen Bilimleri acAaDbcdBcaCacdbadCb

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 9 10 45

Türkçe 20 9 10 45

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 3 7 30

İnk.Tar.Ata. 10 3 7 30

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 20 5 15 25

Fen Bilimleri 20 5 15 25

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 1 4 20
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF AKDANALI 57 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
411,597 246,330 1 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 11 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 7,85 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 9 1 8,67 87 2,79 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,46 8,15 8,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,71 3,91 3,91

Matematik 20 14 1 13,67 68 2,25 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 17 3 16,00 80 6,97 7,91 7,91

Toplam: 90 75 10 71,67 80 26,79 37,04 37,04

Türkçe ACCADCBdADBcCBCDACCA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BDBADCDdCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DCCadBDAbB

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik C D bD  BCDACCBADD C

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri bCCBBdDCdDCADBBDAADB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 6 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 9 1 90

İnk.Tar.Ata. 10 9 1 90

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100

Matematik 20 14 1 70

Matematik 20 14 1 70

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 17 3 85

Fen Bilimleri 20 17 3 85

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 4 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 5 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN AKDEMİR 423 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
89,267 246,330 11 123 123 123 123

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 11 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 7,85 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 2 8 -0,67 -7 2,79 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,46 8,15 8,15

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,71 3,91 3,91

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,25 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 3 17 -2,67 -13 6,97 7,91 7,91

Toplam: 90 23 67 0,67 1 26,79 37,04 37,04

Türkçe AaddBaBabdcbadcbDAaC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi ddbccBAcab

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü DAdadCcadB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce AcbdaBaCDd

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik bCadbccaacDbDbccdbDb

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri adAdcADacaadadbdbcab

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 4 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 2 8 20

İnk.Tar.Ata. 10 2 8 20

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 1 2 33
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0

Matematik 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 2 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50

Fen Bilimleri 20 3 17 15

Fen Bilimleri 20 3 17 15

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 0 5 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES TEKÇAM 0 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
170,560 246,330 7 98 98 98 98

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 11 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 4 4,67 23 7,85 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 1 3 0,00 0 2,79 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 4 1 3,67 37 6,46 8,15 8,15

Fen Bilimleri 20 10 8 7,33 37 6,97 7,91 7,91

Toplam: 90 21 16 15,67 17 26,79 37,04 37,04

Türkçe  C ADCd bD cC   d   

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi  Dd    db 

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü  Ad   D AD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

Fen Bilimleri bCCdcdDC DbA Bc*AdDB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 6 4 30

Türkçe 20 6 4 30

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 1 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0

İnkılap Tarihi 10 1 3 10

İnk.Tar.Ata. 10 1 3 10

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kültürü 10 4 1 40

Din K.ve A.B. 10 4 1 40

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 1 0 33
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 10 8 50

Fen Bilimleri 20 10 8 50

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 3 1 75
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 2 60
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ŞAHİN 275 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
282,410 246,330 3 37 37 37 37

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 11 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 7,85 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 5 3 4,00 40 2,79 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,46 8,15 8,15

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,71 3,91 3,91

Matematik 20 2 1 1,67 8 2,25 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 14 5 12,33 62 6,97 7,91 7,91

Toplam: 90 52 17 46,33 51 26,79 37,04 37,04

Türkçe AddADCBdADBc BCDACCA

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BDcdDd B A

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce aCCadBDAbB

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik C D b               

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri bdCBBdDCdDCAD BDAAcB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 5 3 50

İnk.Tar.Ata. 10 5 3 50

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100

Matematik 20 2 1 10

Matematik 20 2 1 10

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 14 5 70

Fen Bilimleri 20 14 5 70

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 3 1 75
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 1 60
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA F  ÖLÇER 182 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
162,273 246,330 8 106 106 106 106

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 11 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 7,85 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 4,67 47 2,79 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,46 8,15 8,15

İngilizce 10 2 6 0,00 0 2,71 3,91 3,91

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 2,25 4,14 4,14

Toplam: 90 26 22 18,67 21 26,79 37,04 37,04

Türkçe cdCcaCBBAD BCBbDAbCc

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BDddDCDaCd

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBaAbacD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce aCd d aAac

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik b                   

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 6 4 60

İnk.Tar.Ata. 10 6 4 60

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 1 67
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0

Matematik 20 0 1 0

Matematik 20 0 1 0

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN HÜSEYİN COŞKUN 89 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
102,633 246,330 10 119 119 119 119

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 11 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 16 -3,33 -17 7,85 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 2 7 -0,33 -3 2,79 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 6,46 8,15 8,15

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,71 3,91 3,91

Matematik 20 5 13 0,67 3 2,25 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 7 11 3,33 17 6,97 7,91 7,91

Toplam: 90 20 63 -1,00 -1 26,79 37,04 37,04

Türkçe cdbCcaBacbabcda b aa

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi d AcaBcbda

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü aACDdabcad

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce daabCaadab

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik AbBdCabDca dbacb baA

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri aBcdcbDBaa C BaADcab

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 2 16 10

Türkçe 20 2 16 10

Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 1 4 17
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 2 7 20

İnk.Tar.Ata. 10 2 7 20

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 1 2 33
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0

İngilizce 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0

Matematik 20 5 13 25

Matematik 20 5 13 25

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50

Fen Bilimleri 20 7 11 35

Fen Bilimleri 20 7 11 35

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 0 4 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 2 60
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Combo Akademi Süper Deneme Sınavı-4

ÇORUM / ÇORUM MERKEZ / Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ŞANAL 231 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
186,797 246,330 5 87 87 87 87

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 11 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 7,85 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 3 7 0,67 7 2,79 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,46 8,15 8,15

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,71 3,91 3,91

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 2,25 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 11 8 8,33 42 6,97 7,91 7,91

Toplam: 90 37 42 23,00 26 26,79 37,04 37,04

Türkçe ACbacCBaDAdAbaBdaddC

Cevap Anh. B ACACBCBBDABADCBCDACC

İnkılap Tarihi aCdBcddbCb

Cevap Anh. B BCABDBADCD

Din Kültürü aACDACADcB

Cevap Anh. B DACDACADBB

İngilizce dcDAdBabDb

Cevap Anh. B ABDACBCCDC

Matematik Ad C cc  d  b  cd  b

Cevap Anh. B ACBCCBDDBBDADCBACADA

Fen Bilimleri daACbADBaDdC BCAaBdb

Cevap Anh. B CBACDADBBDBCDBCADBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

İnkılap Tarihi 10 3 7 30

İnk.Tar.Ata. 10 3 7 30

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 2 1 67
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 0 1 0

Matematik 20 2 8 10

Matematik 20 2 8 10

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 20 11 8 55

Fen Bilimleri 20 11 8 55

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 3 1 75
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 3 2 60
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
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Öğrenci Numara Sınıf
YUNUSEMREŞ AHİN 655 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,560 246,330 2 30 30 30 30

Puanı Hesaplanan: 123 123 123 123

Katılımlar: 11 123 123 123 123

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 7,85 9,79 9,79

İnk.Tar.Ata. 10 8 2 7,33 73 2,79 3,92 3,92

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,46 8,15 8,15

İngilizce 10 7 2 6,33 63 2,71 3,91 3,91

Matematik 20 4 7 1,67 8 2,25 4,14 4,14

Fen Bilimleri 20 15 5 13,33 67 6,97 7,91 7,91

Toplam: 90 60 20 53,33 59 26,79 37,04 37,04

Türkçe ACbADCBdADBcCBCDACCb

Cevap Anh. A ACCADCBBADBBCBCDACCA

İnkılap Tarihi BDBADbDdCA

Cevap Anh. A BDBADCDBCA

Din Kültürü DACBBADCAD

Cevap Anh. A DACBBADCAD

İngilizce DCCabBDAC 

Cevap Anh. A DCCCABDACB

Matematik CaD bD ac Db ac     

Cevap Anh. A CBDAADBBBCDACCBADDAC

Fen Bilimleri bCCdBaDCdDCADBBcAADB

Cevap Anh. A DCCBBCDCBDCADBBDAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR4 DİN İNG MAT FEN1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

İnkılap Tarihi 10 8 2 80

İnk.Tar.Ata. 10 8 2 80

Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması   na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Hz. Yusuf   un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 3 3 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
slam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to make excuses,and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0

Matematik 20 4 7 20

Matematik 20 4 7 20

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 20 15 5 75

Fen Bilimleri 20 15 5 75

Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4 4 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 5 5 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
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