
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 5. SINIF LGS 3. DENEME 2022 109 1031 1102 39449

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 5,00 5 4 3,95 6 4 4,77 4 5 2,06 5 8 2,62 5 8 2,73 33 36 21,13 196,630

Okul Ortalaması 10 4 8,12 7 3 6,02 7 2 6,66 5 4 3,66 7 4 5,08 8 6 5,76 43 23 35,30 272,970

KATILIMLAR

1 78 BERRA ÇELİK 5A 15 0 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 14 0 14,00 15 0 15,00 73 1 72,67 487,797 1 1 3 3 20

2 198 ÖMER SEFA KAYA 5D 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 14 1 13,67 14 1 13,67 71 4 69,68 467,013 1 2 10 10 108

3 171 MELİH EMRE ATAR 5D 13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 14 1 13,67 14 1 13,67 70 5 68,34 458,547 2 3 15 15 163

4 193 MUSTAFA BEKÖZ 5D 15 0 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 12 2 11,33 14 0 14,00 68 5 66,34 452,350 3 4 18 18 220

5 40 A YASİN ERKOÇ 5D 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 12 1 11,67 13 1 12,67 68 4 66,68 443,093 4 5 24 25 342

6 145 FİRDEVS B KARAKURT 5A 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 13 2 12,33 13 2 12,33 67 8 64,33 439,640 2 6 26 27 379

7 267 ZEYNEP AŞCI 5A 12 2 11,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 13 2 12,33 13 2 12,33 67 7 64,66 431,490 3 7 30 31 486

8 115 ELİF AKIŞ 5A 15 0 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 11 3 10,00 12 1 11,67 67 5 65,34 430,437 4 8 31 32 506

9 189 ENES MENDAŞ 5D 15 0 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 12 2 11,33 12 3 11,00 66 8 63,33 430,197 5 9 32 33 509

10 156 KEREM ÖZDİLLİ 5F 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 13 1 12,67 12 3 11,00 62 12 58,00 415,077 1 10 38 39 773

11 186 EYMEN TEMİZYÜREK 5D 14 1 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 11 3 10,00 12 3 11,00 64 10 60,67 411,103 6 11 44 45 853

12 26400 ZAFER TERLEMEZ 5D 14 1 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 11 4 9,67 13 2 12,33 63 12 59,01 410,773 7 12 45 46 862

13 48 TUSEM BERBEROĞLU 5A 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 3 9,00 12 3 11,00 65 8 62,34 408,820 5 13 47 48 894

14 202 RANA ALTUNTAŞ 5A 13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 13 1 12,67 10 5 8,33 64 10 60,66 408,463 6 14 48 49 903

15 196 NURETTİN ÖZTEMİZ 5D 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 13 2 12,33 12 3 11,00 62 13 57,66 407,253 8 15 49 50 932

16 271 AHMET EREN KUYUMCU5D 12 3 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 7 2 6,33 12 2 11,33 12 2 11,33 62 10 58,66 404,640 9 16 53 54 993

17 227 YAHYA ÖZÜYAĞLI 5D 13 2 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 11 4 9,67 12 3 11,00 62 12 58,00 396,570 10 17 56 58 1195

18 235 YİĞİT EMRE DURMUŞBAŞ5E 11 2 10,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 2 6,33 11 1 10,67 12 3 11,00 61 8 58,33 395,313 1 18 57 59 1225

19 147 HASAN EMİR KELEM 5D 12 2 11,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 13 2 12,33 60 9 57,00 391,740 11 19 64 66 1321

20 205 RAVZA K SAKİN 5A 13 2 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 11 1 10,67 9 4 7,67 62 8 59,34 391,097 7 20 68 70 1347

21 261 YUSUF ÖZÜTÜRKER 5E 12 2 11,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 0 9,00 11 3 10,00 61 6 59,00 387,597 2 21 73 75 1446

22 47 ALPEREN YILDIRIM 5D 13 2 12,33 8 2 7,33 7 2 6,33 6 4 4,67 10 3 9,00 13 2 12,33 57 15 51,99 385,007 12 22 74 76 1508

23 299 TALHA ÇAYLAK 5F 13 2 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 11 2 10,33 10 4 8,67 59 13 54,67 380,987 2 23 80 82 1619

24 125 ELİF BAYAS 5A 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 0 9,00 10 4 8,67 10 4 8,67 60 12 56,01 375,867 8 24 86 88 1780

25 430 KEREM BURAN 5F 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 11 4 9,67 11 4 9,67 57 18 51,00 372,987 3 25 90 92 1856

26 149 HATİCE İPEK 5A 13 1 12,67 9 0 9,00 9 1 8,67 7 2 6,33 8 2 7,33 11 3 10,00 57 9 54,00 369,853 9 26 96 99 1962

27 116 ALMİNA ÜLKER 5A 14 1 13,67 8 1 7,67 10 0 10,00 6 4 4,67 9 4 7,67 9 5 7,33 56 15 51,01 355,270 10 27 120 125 2486

28 130 EMİN ADİLOĞLU 5D 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 1 7,67 7 4 5,67 12 2 11,33 54 15 49,00 343,257 13 28 140 148 2998

29 195 NİSA SU EVCİMEN 5C 13 1 12,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 2 6,33 8 5 6,33 55 11 51,34 340,843 1 29 148 156 3116

30 132 EMİNEBETÜL SÖNMEZ 5A 13 0 13,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 9 6 7,00 57 11 53,34 340,403 11 30 150 158 3139

31 50 ASLI CANDEMİR 5A 11 4 9,67 8 1 7,67 10 0 10,00 7 2 6,33 6 4 4,67 12 1 11,67 54 12 50,01 340,157 12 31 151 159 3154

32 38 A TARIK DEMİR 5D 11 3 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 2 6,33 10 5 8,33 52 16 46,65 328,643 14 32 175 183 3719

33 199 ÖMER TALHA ULUSOY 5D 10 4 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 9 5 7,33 11 4 9,67 51 22 43,67 327,073 15 33 176 184 3803

34 162 ARDA AÇIKGÖZ 5D 11 4 9,67 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 6 6,00 10 4 8,67 52 21 45,01 322,323 16 34 191 199 4092

35 287 RABİYAV CANDANV 5C 11 2 10,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 1 6,67 4 2 3,33 11 2 10,33 50 10 46,66 320,943 2 35 196 204 4169

36 126 ELİF GÖYH AN 5C 11 3 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 3 5,00 8 3 7,00 8 6 6,00 52 16 46,67 320,240 3 36 197 205 4210

37 210 BERAT ALTUNAY 5D 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 10 5 8,33 49 21 42,00 313,623 17 37 214 222 4587

38 146 FURKAN ALTUNER 5D 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 6 7 3,67 10 5 8,33 51 22 43,67 308,273 18 38 226 234 4910

39 297 YASİN KILIÇOĞLU 5E 11 4 9,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 8 1 7,67 9 6 7,00 46 23 38,34 307,633 3 39 229 237 4960

40 208 RÜMEYSA KESKİN 5B 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 8 4,33 51 19 44,67 305,957 1 40 233 242 5062

41 108 ECRİN AKCA 5C 13 1 12,67 6 3 5,00 6 3 5,00 3 4 1,67 7 3 6,00 8 4 6,67 43 18 37,01 305,140 4 41 234 243 5120

42 269 EMİR BARTU CO*AR 5E 9 4 7,67 6 1 5,67 7 1 6,67 0 7 -2,33 8 2 7,33 11 3 10,00 41 18 35,01 302,663 4 42 239 248 5283

43 213 SELİNA ALAN 5B 11 2 10,33 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 6 3 5,00 8 5 6,33 48 17 42,33 301,120 2 43 244 253 5374

44 129 ELİFNUR AKOĞLU 5C 12 2 11,33 6 3 5,00 10 0 10,00 7 2 6,33 3 2 2,33 9 3 8,00 47 12 42,99 298,877 5 44 252 261 5528

45 155 İLKAY NUR KOÇEROĞLU5B 12 3 11,00 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 5 4,33 8 6 6,00 47 23 39,33 292,567 3 45 269 278 5995

46 286 KADİR TOMUK 5E 9 6 7,00 4 3 3,00 9 1 8,67 6 2 5,33 5 2 4,33 10 3 9,00 43 17 37,33 285,110 5 46 290 300 6571

47 49 AMİNE E ŞAHİN 5C 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 2 8 -0,67 5 4 3,67 8 7 5,67 45 24 37,00 283,247 6 47 301 311 6733
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48 36 AHMET TOYDEMİR 5F 10 5 8,33 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 11 2 10,33 4 10 0,67 43 29 33,33 277,960 4 48 314 324 7155

49 64 BERAT ÖNGEL 5F 10 4 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 3 5 1,33 6 3 5,00 8 7 5,67 44 22 36,67 276,570 5 49 319 329 7270

50 150 HAVVA NUR ÖZÇET N 5A 10 5 8,33 10 0 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 4 3,67 7 6 5,00 46 21 39,00 270,767 13 50 333 344 7729

51 112 ECRİN AKIŞ 5B 9 5 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 3 4,00 5 4 3,67 8 6 6,00 44 21 37,00 266,523 4 51 353 365 8103

52 197 ÖMER ERDEM IŞIK 5F 9 5 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 10 4 8,67 4 9 1,00 42 29 32,34 262,887 6 52 364 376 8419

53 258 YUSUFEMİR KORKMAZ 5E 5 7 2,67 5 4 3,67 7 2 6,33 8 2 7,33 6 6 4,00 11 4 9,67 42 25 33,67 261,463 6 53 370 382 8584

54 265 ZEHRA BENLİ 5C 10 5 8,33 8 2 7,33 7 2 6,33 1 0 1,00 9 1 8,67 0 1 -0,33 35 11 31,33 256,433 7 54 388 401 9053

55 87 BUĞLEM AKSOY 5A 9 6 7,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 4 6 2,00 8 7 5,67 45 25 36,67 254,023 14 55 394 407 9291

56 184 MUHAMMED KAYA 5F 9 5 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 5 5 3,33 7 8 4,33 44 25 35,66 253,460 7 56 396 409 9356

57 219 TAHA ŞAHİN 5F 7 8 4,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 3 1 2,67 9 6 7,00 43 21 36,00 253,110 8 57 399 412 9388

58 341 ABDULHAKİM BÖLÜKBAŞ5E 7 5 5,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 4 0,67 5 4 3,67 9 4 7,67 38 22 30,67 250,757 7 58 409 424 9612

59 81 BETÜL SARE EFE 5B 11 4 9,67 6 4 4,67 9 1 8,67 3 6 1,00 6 7 3,67 6 9 3,00 41 31 30,68 245,683 5 59 434 452 10193

60 266 ZEYNEP AÇIK 5C 8 4 6,67 8 2 7,33 6 4 4,67 4 5 2,33 5 6 3,00 8 6 6,00 39 27 30,00 243,540 8 60 445 463 10445

61 263 YUSUF YİĞİTER 5F 10 3 9,00 5 4 3,67 9 1 8,67 4 4 2,67 4 2 3,33 5 5 3,33 37 19 30,67 243,260 9 61 447 465 10480

62 63 AZRANUR BOZKAN 5A 11 4 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 4 10 0,67 8 7 5,67 42 32 31,34 243,170 15 62 448 466 10489

63 194 NEHİR KAMAN 5A 6 8 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 6 1,00 6 3 5,00 8 4 6,67 38 26 29,33 243,007 16 63 449 467 10508

64 277 HA KKIAYAZ ÖZEZ 5F 7 5 5,33 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 3 5 1,33 9 6 7,00 41 24 32,99 241,607 10 64 453 471 10670

65 224 BUĞLEM TOMAK 5A 12 3 11,00 5 2 4,33 4 3 3,00 2 3 1,00 5 2 4,33 4 6 2,00 32 19 25,66 239,600 17 65 456 474 10875

66 400 UĞUR BUĞRA ACIOĞLU5E 9 6 7,00 6 4 4,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 8 7 5,67 6 9 3,00 39 36 27,00 238,133 8 66 459 477 11039

67 135 ER *M BÖYÜKTAŞ 5E 8 7 5,67 4 6 2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 6 9 3,00 9 6 7,00 39 36 27,00 236,973 9 67 461 479 11185

68 119 ELİFAZRA DOĞAN 5C 4 1 3,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 5 2,33 1 1 0,67 10 4 8,67 36 14 31,34 232,767 9 68 471 490 11673

69 151 HAYRUNNİSA HIZ 5B 10 4 8,67 6 3 5,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 4 1 3,67 6 7 3,67 33 28 23,68 228,087 6 69 482 501 12239

70 160 KEZİBAN E AYDIN 5C 9 4 7,67 4 3 3,00 6 2 5,33 2 4 0,67 5 4 3,67 5 4 3,67 31 21 24,01 225,823 10 70 490 509 12505

71 137 ESLEMNUR YÜCEL 5C 6 6 4,00 10 0 10,00 9 1 8,67 7 2 6,33 3 7 0,67 7 6 5,00 42 22 34,67 225,477 11 71 493 512 12552

72 33 AHMET EGE ARICI 5F 9 3 8,00 4 4 2,67 6 2 5,33 2 7 -0,33 5 7 2,67 6 4 4,67 32 27 23,01 223,217 11 72 497 518 12803

73 102 BURAKFARUK AYDIN 5E 7 7 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 2 7 -0,33 5 6 3,00 8 6 6,00 34 34 22,68 217,507 10 73 514 536 13542

74 282 ABDUL ADİR EMRE ARICI5E 11 3 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 3 5 1,33 6 7 3,67 2 12 -2,00 38 31 27,67 216,057 11 74 517 539 13738

75 163 KIVANÇ İDER 5F 11 3 10,00 6 4 4,67 5 4 3,67 3 5 1,33 2 10 -1,33 7 6 5,00 34 32 23,34 210,233 12 75 539 562 14531

76 167 MARYA KIVAD 5C 6 8 3,33 7 3 6,00 10 0 10,00 3 7 0,67 6 4 4,67 5 10 1,67 37 32 26,34 209,367 12 76 543 567 14644

77 14400 FİLİZ DEVA EKER 5B 7 7 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 4 5 2,33 4 2 3,33 4 8 1,33 35 26 26,33 206,250 7 77 555 581 15066

78 298 SÜMEYYE KEŞLİK 5B 7 8 4,33 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 1 5 -0,67 8 6 6,00 35 30 24,99 200,670 8 78 568 596 15863

79 203 RANA YİĞİT 5C 9 5 7,33 5 5 3,33 3 7 0,67 7 3 6,00 3 4 1,67 5 9 2,00 32 33 21,00 200,163 13 79 569 597 15940

80 180 MU *MMED KVAD 5E 7 8 4,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 5 1,33 3 3 2,00 6 6 4,00 32 29 22,33 200,117 12 80 570 598 15950

81 290 İREM KIR 5B 6 9 3,00 8 2 7,33 10 0 10,00 2 7 -0,33 5 5 3,33 4 7 1,67 35 30 25,00 196,407 9 81 581 610 16499

82 88 BUĞ* FINDIKÇI 5D 8 7 5,67 6 3 5,00 6 4 4,67 3 3 2,00 5 8 2,33 4 7 1,67 32 32 21,34 194,410 19 82 593 622 16813

83 170 EGE KOÇAK 5E 5 7 2,67 5 4 3,67 6 4 4,67 4 5 2,33 6 8 3,33 6 8 3,33 32 36 20,00 193,500 13 83 594 624 16950

84 140 FATİH MERT ERTUĞRAL5F 6 8 3,33 5 4 3,67 6 3 5,00 1 0 1,00 6 5 4,33 4 7 1,67 28 27 19,00 191,330 13 84 601 632 17319

85 174 MELİKE NUR ÖREMİŞ 5B 8 6 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 3 1 2,67 4 10 0,67 31 31 20,68 190,860 10 85 604 635 17394

86 45 ALEYNA EMEKTAR 5B 8 5 6,33 4 5 2,33 6 4 4,67 1 7 -1,33 4 7 1,67 5 8 2,33 28 36 16,00 182,670 11 86 627 660 18779

87 183 BERKAN Ö ÖZCANBAZ5F 6 7 3,67 8 2 7,33 7 2 6,33 0 1 -0,33 4 1 3,67 1 4 -0,33 26 17 20,34 181,237 14 87 632 665 19031

88 53 MERYEM BÜLBÜL 5B 7 6 5,00 8 2 7,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 8 1,33 4 9 1,00 32 36 19,99 178,023 12 88 652 685 19639

89 201 KATAR* NADAKIVAT 5C 10 4 8,67 2 8 -0,67 5 4 3,67 1 6 -1,00 2 0 2,00 2 5 0,33 22 27 13,00 177,877 14 89 654 689 19674

90 239 YUNUS EMRE KORKMAZ5F 6 8 3,33 2 7 -0,33 5 5 3,33 6 3 5,00 6 9 3,00 4 9 1,00 29 41 15,33 173,463 15 90 670 707 20497

91 206 RÜMEYSA KAD I 5B 6 8 3,33 6 4 4,67 7 2 6,33 0 8 -2,67 7 7 4,67 26 29 16,33 171,627 13 91 678 715 20818

92 128 ECRİN NAZ ÖLÇER 5A 8 5 6,33 7 3 6,00 9 1 8,67 1 7 -1,33 1 7 -1,33 4 8 1,33 30 31 19,67 167,397 18 92 692 733 21603

93 217 SÜMEYYE N ALTUNTAŞ5C 5 8 2,33 5 3 4,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 0 3,00 3 3 2,00 21 29 11,33 162,327 15 93 714 758 22576

94 218 TAHA AYDOĞAN 5F 8 7 5,67 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 31 44 16,34 162,240 16 94 715 759 22594
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KATILIMLAR

95 17700 MERT EFE AVCI 5E 8 7 5,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 3 12 -1,00 24 51 7,00 160,253 14 95 726 770 22993

96 212 SARE AKSOY 5C 8 4 6,67 1 3 0,00 4 3 3,00 2 6 0,00 1 6 -1,00 4 6 2,00 20 28 10,67 154,703 16 96 747 794 24105

97 113 ECRİN KAYA 5B 10 5 8,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 27 48 11,00 150,120 14 97 768 815 25025

98 278 İHSAN KARAER 5E 5 5 3,33 3 3 2,00 6 3 5,00 1 5 -0,67 4 9 1,00 3 8 0,33 22 33 10,99 145,510 15 98 786 837 26024

99 0 M**T Z U*OÜ* 5F 3 10 -0,33 3 2 2,33 5 3 4,00 4 6 2,00 4 7 1,67 4 7 1,67 23 35 11,34 143,170 17 99 794 848 26563

100 209 SALİH GÜNEŞ 5E 8 7 5,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 26 49 9,67 142,173 16 100 797 851 26805

101 0 *  ME LME* *ZM 5B 6 7 3,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 10 0,67 4 11 0,33 24 48 8,00 138,523 15 101 814 870 27599

102 214 SURA NEHİR BOZKURT5B 2 13 -2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 2 3,33 4 5 2,33 19 41 5,33 135,143 16 102 825 883 28340

103 32 YUSUF EYMN AYHAN 5F 5 10 1,67 6 3 5,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 1 0,67 3 6 1,00 20 35 8,34 134,400 18 103 828 886 28492

104 111 ZEHRA BİÇER 5C 5 8 2,33 5 4 3,67 4 2 3,33 1 5 -0,67 1 6 -1,00 4 8 1,33 20 33 8,99 129,737 17 104 853 914 29512

105 276 ABDULLAH BİÇER 5F 3 10 -0,33 5 4 3,67 7 3 6,00 0 1 -0,33 1 0 1,00 1 2 0,33 17 20 10,34 129,107 19 105 857 919 29647

106 83 BEYZANUR KIRÇI 5B 6 9 3,00 3 6 1,00 6 4 4,67 1 8 -1,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 23 50 6,34 124,227 17 106 874 936 30683

107 55 TUANA AKSOY 5B 5 10 1,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 10 1,67 2 12 -2,00 19 55 0,67 109,860 18 107 918 982 33634

108 67 BERAT YİĞİT 5F 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 18 57 -1,00 99,853 20 108 949 1015 35506

109 308 EMİR TAŞ 5E 5 10 1,67 5 5 3,33 2 6 0,00 3 7 0,67 1 14 -3,67 3 12 -1,00 19 54 1,00 82,120 17 109 1001 1070 37735
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