
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 7. SINIF LGS 3. DENEME 2022 99 1120 1218 39868

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,09 7 3 5,47 7 2 6,56 5 4 3,13 5 7 2,94 7 7 4,64 38 29 28,83 229,110

Okul Ortalaması 10 4 9,07 8 2 6,94 8 2 7,64 5 3 4,22 6 4 4,23 9 5 7,11 46 19 39,21 286,140

KATILIMLAR

1 468 ŞEYMA NUR KUŞOĞLU 7A 14 1 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 13 1 12,67 14 1 13,67 70 4 68,68 459,357 1 1 10 12 377

2 59 ABDULBAKİ BALYUZ 7D 15 0 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 13 1 12,67 13 2 12,33 69 5 67,33 453,957 1 2 12 14 501

3 331 YİĞİT M DEMİRAL 7D 13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 2 12,33 14 1 13,67 70 5 68,33 450,973 2 3 16 18 564

4 68 MUHAMMET ÖLÇER 7E 15 0 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 12 1 11,67 13 1 12,67 68 4 66,68 449,240 1 4 17 19 612

5 228 ÖMER SOYTÜRK 7E 11 4 9,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 12 2 11,33 13 1 12,67 65 8 62,34 415,457 2 5 49 55 1677

6 311 HAŞIM EREN AHISHALI7D 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 3 4,00 12 3 11,00 12 3 11,00 63 10 59,67 412,953 3 6 54 60 1780

7 463 ZEYNEP DEMİRCİ 7A 14 1 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 13 2 12,33 63 6 61,01 404,833 2 7 63 69 2113

8 90 YUSUFEFE IŞITAN 7D 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 12 3 11,00 12 3 11,00 61 14 56,33 400,920 4 8 76 82 2305

9 659 ALİ EMRE TİRYAKİ 7C 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 3 4,00 11 3 10,00 13 2 12,33 60 12 56,00 399,683 1 9 77 84 2370

10 458 EMİNE NUR ALAMEŞE 7A 13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 3 8,00 13 2 12,33 63 9 59,99 397,870 3 10 81 88 2463

11 633 AHMETSALİH BALDAN 7D 12 3 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 11 2 10,33 11 2 10,33 61 9 58,00 392,550 5 11 87 95 2714

12 9 BARIŞ ÇALIŞ 7C 12 3 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 2 9,33 11 3 10,00 62 9 59,00 388,277 2 12 95 103 2941

13 462 ELİF UĞURLU 7A 13 2 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 4 6,67 13 2 12,33 62 10 58,66 388,150 4 13 96 104 2951

14 632 YUSUF TALH YILDIZ 7C 13 2 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 8 4 6,67 13 1 12,67 61 9 58,01 386,913 3 14 100 109 3022

15 46 SEMİH BİLGE 7C 13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 5 7,33 12 3 11,00 63 11 59,33 386,370 4 15 103 112 3049

16 437 HARUN AYTEKİN 7D 14 1 13,67 9 0 9,00 8 2 7,33 3 2 2,33 12 2 11,33 10 5 8,33 56 12 51,99 384,143 6 16 108 117 3158

17 629 UMUT MOL 7E 13 2 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 4 1 3,67 15 0 15,00 60 5 58,34 381,113 3 17 117 127 3327

18 173 ÖMERFARUK TOPUZ 7D 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 4 4 2,67 11 3 10,00 11 3 10,00 57 14 52,34 379,410 7 18 119 129 3422

19 455 İ  SULTAN ŞAHİN 7B 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 4 3,67 13 1 12,67 61 7 58,68 376,533 1 19 124 134 3564

20 513 CEREN KASIM 7B 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 4 3,67 10 2 9,33 9 5 7,33 58 12 54,00 371,887 2 20 130 140 3828

21 662 EMİN KARA 7C 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 5 5,33 13 2 12,33 60 12 56,00 368,323 5 21 137 148 4073

22 0 ZÜMRA ŞANLITÜRK 7A 11 4 9,67 8 2 7,33 8 1 7,67 7 3 6,00 11 3 10,00 11 3 10,00 56 16 50,67 366,297 5 22 140 152 4204

23 41 HHÜSEYİN BÖLÜKBAŞ 7C 12 3 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 2 8 -0,67 9 6 7,00 14 1 13,67 56 19 49,67 365,800 6 23 141 155 4230

24 487 NİSANUR ÖZÖNAL 7B 11 4 9,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 2 8,33 10 4 8,67 59 11 55,34 361,900 3 24 150 164 4469

25 307 HARUN GERÇEK 7E 10 5 8,33 4 3 3,00 9 1 8,67 0 1 -0,33 13 1 12,67 11 4 9,67 47 15 42,01 352,897 4 25 167 181 5057

26 442 YUSUFEMİR ERTUĞRAL7D 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 1 6,67 8 5 6,33 11 1 10,67 55 13 50,67 352,727 8 26 168 182 5063

27 459 ŞEYMA ERDOĞAN 7A 13 2 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 4 6 2,00 8 0 8,00 10 4 8,67 53 14 48,33 351,477 6 27 169 183 5141

28 489 İLKNUR B YILDIRAN 7A 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 7 0 7,00 6 1 5,67 10 5 8,33 55 9 52,00 345,950 7 28 186 201 5497

29 95 M  MİRZA KESKİN 7D 11 4 9,67 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 9 4 7,67 11 4 9,67 55 18 49,01 345,767 9 29 187 202 5506

30 510 AKKIZ NİSA BEKMEZCİ 7B 14 0 14,00 8 1 7,67 9 0 9,00 10 0 10,00 4 7 1,67 12 3 11,00 57 11 53,34 345,520 4 30 190 205 5529

31 306 SALİH AKDANALI 7D 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 3 3 2,00 8 4 6,67 9 6 7,00 53 15 48,01 339,563 10 31 208 223 5971

32 507 CELAL KAYNAK 7C 14 0 14,00 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 8 5 6,33 8 5 6,33 54 16 48,66 337,910 7 32 213 229 6120

33 8 MEHLİKA M ÖZCAN 7B 12 2 11,33 10 0 10,00 10 0 10,00 5 3 4,00 7 4 5,67 10 5 8,33 54 14 49,33 334,350 5 33 219 236 6358

34 30 İHSAN AKIŞ 7D 11 4 9,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 6 3 5,00 10 2 9,33 55 11 51,33 334,347 11 34 220 237 6359

35 522 AYŞE NAZ ERYAŞAR 7B 12 3 11,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 3 2 2,33 11 3 10,00 56 8 53,33 332,427 6 35 226 243 6487

36 35 BERAT UMAÇ 7E 12 0 12,00 8 2 7,33 8 1 7,67 6 3 5,00 3 0 3,00 12 1 11,67 49 7 46,67 331,573 5 36 228 246 6544

37 658 ÖMER ÖDÜCÜ 7C 11 4 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 3 3 2,00 6 3 5,00 12 2 11,33 50 14 45,34 328,240 8 37 239 257 6801

38 471 ŞEYDA ALTUN 7A 15 0 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 1 5,67 4 2 3,33 8 4 6,67 52 8 49,34 327,620 8 38 241 259 6851

39 671 MUSTAFA ÖZÜTÜRKER7E 12 1 11,67 9 1 8,67 9 0 9,00 8 2 7,33 4 4 2,67 11 3 10,00 53 11 49,34 327,017 6 39 246 264 6910

40 243 ALPEREN UZUNER 7D 11 4 9,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 9 6 7,00 10 5 8,33 52 23 44,34 324,720 12 40 253 271 7094

41 621 HAMZA SAKİN 7E 10 5 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 2 5,33 11 3 10,00 52 15 47,00 323,890 7 41 258 276 7166

42 222 KAYRA YA LI 7E 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 2 0 2,00 12 3 11,00 51 11 47,33 320,557 8 42 268 286 7443

43 27 ALPEREN AYANOĞLU 7D 12 3 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 6 3,00 9 4 7,67 55 14 50,34 318,307 13 43 273 291 7655

44 122 YAĞIZ ÇATAL 7D 11 4 9,67 5 5 3,33 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 5 6,33 49 19 42,66 313,623 14 44 291 309 8052

45 456 AZRA DİLAY PELTECİ 7A 14 0 14,00 5 2 4,33 7 3 6,00 1 0 1,00 6 2 5,33 8 2 7,33 41 9 37,99 311,600 9 45 296 314 8238

46 636 MEHMETEMİN ÖZDEMİR7C 11 4 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 1 4 -0,33 8 4 6,67 10 5 8,33 47 20 40,34 311,427 9 46 297 315 8248

47 98 YUSUF TANRIVER 7D 11 2 10,33 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 7 6 5,00 9 5 7,33 51 19 44,66 310,967 15 47 299 317 8292
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Genel Ortalama 8 6 6,09 7 3 5,47 7 2 6,56 5 4 3,13 5 7 2,94 7 7 4,64 38 29 28,83 229,110

Okul Ortalaması 10 4 9,07 8 2 6,94 8 2 7,64 5 3 4,22 6 4 4,23 9 5 7,11 46 19 39,21 286,140

KATILIMLAR

48 475 HAYRUNİSA ARSLAN 7A 10 5 8,33 10 0 10,00 10 0 10,00 6 1 5,67 7 1 6,67 7 4 5,67 50 11 46,34 309,167 10 48 305 323 8434

49 467 BUĞLEM COBCU 7A 11 4 9,67 7 3 6,00 7 1 6,67 7 2 6,33 7 3 6,00 8 3 7,00 47 16 41,67 307,007 11 49 313 332 8628

50 438 YAĞIZAR GÜNAYDIN 7D 9 5 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 5 6 3,00 9 4 7,67 46 22 38,67 274,637 16 50 384 415 11728

51 460 ZEHRA NUR SARIÇAM 7A 10 4 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 4 3,67 6 5 4,33 7 4 5,67 44 21 37,01 274,247 12 51 387 418 11754

52 2 DİLANUR ÖZDEMİR 7B 9 5 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 4 3,67 5 5 3,33 8 5 6,33 45 21 38,00 268,257 7 52 404 435 12415

53 461 ESRA NUR AYÇİÇEK 7A 13 2 12,33 8 0 8,00 10 0 10,00 4 3 3,00 2 2 1,33 4 1 3,67 41 8 38,33 263,733 13 53 419 451 12924

54 453 ZEYNEP TİRYAKİ 7A 7 5 5,33 7 2 6,33 9 0 9,00 0 3 -1,00 6 3 5,00 9 4 7,67 38 17 32,33 261,790 14 54 424 456 13149

55 1 CEMRE AÇIK 7A 12 3 11,00 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 8 7 5,67 40 30 30,00 261,410 15 55 426 458 13189

56 0 FURKAN AĞIRBAŞ 7E 10 4 8,67 6 3 5,00 9 0 9,00 7 3 6,00 1 0 1,00 8 4 6,67 41 14 36,34 258,173 9 56 441 474 13570

57 473 MELİKE YILDIZ 7A 9 5 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 1 7,67 5 5 3,33 6 6 4,00 44 21 36,99 256,503 16 57 447 481 13750

58 310 ÖMER KAMİL FİDAN 7D 9 6 7,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 6 2,00 4 8 1,33 9 6 7,00 44 28 34,67 249,603 17 58 470 508 14603

59 382 YASİN CAM 7D 9 6 7,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 4 6 2,00 7 5 5,33 42 24 34,00 244,760 18 59 494 535 15184

60 641 EMRE MUTLU 7C 0 1 -0,33 8 2 7,33 9 0 9,00 3 5 1,33 6 8 3,33 12 3 11,00 38 19 31,66 244,237 10 60 495 536 15260

61 519 REYHANİHAL YILDIRIM 7B 9 5 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 5 2 4,33 1 7 -1,33 9 4 7,67 43 19 36,67 243,483 8 61 498 539 15359

62 469 YELİZ ÇAMURTAŞİ 7A 7 3 6,00 6 2 5,33 7 3 6,00 10 0 10,00 4 5 2,33 6 5 4,33 40 18 33,99 240,890 17 62 510 553 15726

63 663 EFE CEYLAN 7C 11 4 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 2 9 -1,00 9 6 7,00 41 30 31,00 237,973 11 63 525 572 16181

64 443 M ELVAN BÖYÜKTAŞ 7D 12 3 11,00 5 5 3,33 7 3 6,00 3 2 2,33 3 11 -0,67 8 6 6,00 38 30 27,99 234,013 19 64 539 588 16781

65 505 EBRAR SU AKSOY 7B 6 6 4,00 4 6 2,00 6 3 5,00 10 0 10,00 6 4 4,67 6 7 3,67 38 26 29,34 233,213 9 65 542 591 16902

66 554 EMİNE AYDIN 7B 7 6 5,00 5 3 4,00 7 3 6,00 10 0 10,00 3 4 1,67 7 5 5,33 39 21 32,00 233,033 10 66 544 594 16924

67 613 YAŞARTALHA YILMAZ 7E 9 2 8,33 6 2 5,33 6 3 5,00 4 3 3,00 3 6 1,00 7 5 5,33 35 21 27,99 230,530 10 67 554 604 17316

68 476 ESMA ÜNER 7A 11 2 10,33 6 1 5,67 7 2 6,33 0 1 -0,33 6 2 5,33 30 8 27,33 229,450 18 68 558 608 17473

69 6 BETÜL KOLD* 7B 8 6 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 5 2 4,33 1 4 -0,33 8 7 5,67 41 20 34,34 229,127 11 69 563 613 17521

70 523 ECRİN CAN 7B 8 5 6,33 9 1 8,67 6 1 5,67 2 3 1,00 2 4 0,67 7 2 6,33 34 16 28,67 225,827 12 70 574 624 18060

71 11 EBRAR NUR 7A 12 2 11,33 6 1 5,67 8 2 7,33 1 3 0,00 2 4 0,67 5 7 2,67 34 19 27,67 225,417 19 71 579 629 18117

72 605 FATİH ÇAKMAK 7E 9 3 8,00 6 3 5,00 6 4 4,67 7 3 6,00 1 2 0,33 7 7 4,67 36 22 28,67 224,707 11 72 583 634 18209

73 309 AHMET GÜNER 7D 9 6 7,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 3 9 0,00 7 7 4,67 41 29 31,34 223,220 20 73 590 642 18400

74 493 NİSANU KÖSEŞAHİN 7A 8 3 7,00 6 1 5,67 9 1 8,67 1 4 -0,33 2 2 1,33 6 3 5,00 32 14 27,34 222,130 20 74 597 650 18591

75 637 UTKU ADAK 7C 8 7 5,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 4 11 0,33 9 4 7,67 38 35 26,34 221,853 12 75 598 651 18625

76 689 ÖMER CEYLAN 7C 8 5 6,33 7 3 6,00 10 0 10,00 4 6 2,00 3 9 0,00 8 7 5,67 40 30 30,00 221,437 13 76 600 653 18675

77 12 MELİ* TOYDEMİR 7B 9 6 7,00 6 4 4,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 4 3 3,00 5 5 3,33 35 27 26,00 221,020 13 77 604 657 18732

78 452 ZEHRA ALPSAR 7A 10 3 9,00 5 3 4,00 8 2 7,33 2 3 1,00 3 2 2,33 4 6 2,00 32 19 25,66 218,717 21 78 614 669 19086

79 138 MELİKE KARAHAN 7B 12 3 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 2 2 1,33 3 8 0,33 36 24 27,99 218,417 14 79 618 673 19142

80 640 MERT YILDIZ 7C 6 9 3,00 6 4 4,67 10 0 10,00 1 9 -2,00 6 5 4,33 7 8 4,33 36 35 24,33 213,213 14 80 641 699 19994

81 521 NİSANUR GÜVENÇ 7B 9 6 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 2 4 0,67 3 8 0,33 7 8 4,33 37 30 26,99 212,627 15 81 645 703 20084

82 381 EREN CENGİZ 7D 10 4 8,67 4 3 3,00 8 0 8,00 3 3 2,00 2 1 1,67 27 11 23,34 207,863 21 82 668 729 20853

83 486 ZÜLAL ARSLAN 7A 9 5 7,33 7 2 6,33 8 1 7,67 2 2 1,33 1 4 -0,33 5 4 3,67 32 18 26,00 204,627 22 83 678 739 21346

84 635 ENES KARAGÖZ 7C 8 7 5,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 6 1,00 4 5 2,33 5 8 2,33 35 31 24,66 204,510 15 84 680 741 21375

85 638 M EFE KOÇAK 7C 9 6 7,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 3 2,00 5 10 1,67 7 8 4,33 30 41 16,33 197,587 16 85 717 782 22540

86 440 MEHMETTAHA TOMAK 7D 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 8 1,33 33 34 21,67 188,070 22 86 756 822 24082

87 551 BETÜL YÜCEL 7A 9 6 7,00 6 3 5,00 3 3 2,00 2 3 1,00 5 7 2,67 25 22 17,67 187,650 23 87 759 825 24152

88 619 METEHA ÖZDEMİR 7E 10 4 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 0 1 -0,33 3 10 -0,33 30 28 20,67 177,803 12 88 800 872 25840

89 630 EREN GÜNDOĞAN 7E 4 11 0,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 10 4 8,67 28 46 12,67 166,660 13 89 845 921 27827

90 601 MİRAÇ ÖZBEN 7E 7 6 5,00 6 3 5,00 3 5 1,33 0 5 -1,67 1 2 0,33 5 9 2,00 22 30 11,99 158,640 14 90 886 969 29186

91 66600 ZİŞAN ŞANLI 7B 10 5 8,33 7 3 6,00 4 5 2,33 2 7 -0,33 1 7 -1,33 3 12 -1,00 27 39 14,00 152,467 16 91 912 997 30258

92 355 ÖMER ÖYSAL 7D 7 8 4,33 6 4 4,67 7 2 6,33 0 1 -0,33 20 15 15,00 150,980 23 92 916 1001 30521

93 481 NİSA NUR YİĞİT 7A 7 5 5,33 6 1 5,67 6 2 5,33 2 5 0,33 0 6 -2,00 3 8 0,33 24 27 14,99 144,867 24 93 939 1026 31564

94 14 MÜNEVVER KOÇ 7B 4 9 1,00 4 6 2,00 6 4 4,67 1 2 0,33 3 4 1,67 4 9 1,00 22 34 10,67 143,037 17 94 942 1030 31885
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Genel Ortalama 8 6 6,09 7 3 5,47 7 2 6,56 5 4 3,13 5 7 2,94 7 7 4,64 38 29 28,83 229,110

Okul Ortalaması 10 4 9,07 8 2 6,94 8 2 7,64 5 3 4,22 6 4 4,23 9 5 7,11 46 19 39,21 286,140

KATILIMLAR

95 0 * A **E  D *Y *  * I 7B 5 10 1,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 5 0,33 6 9 3,00 21 46 5,67 136,867 18 95 962 1053 32884

96 110 ELİFNUR ERDEN 7B 4 8 1,33 6 2 5,33 8 1 7,67 1 7 -1,33 4 8 1,33 23 26 14,33 135,573 19 96 968 1060 33089

97 260 ADEM ÇÖL 7D 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 24 51 7,01 133,547 24 97 974 1066 33434

98 642 UMUT AKBIYIK 7C 6 9 3,00 7 3 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 6 0,00 3 11 -0,67 25 42 10,99 133,423 17 98 975 1067 33452

99 512 ZÜMRA ÇAKMAK 7B 5 8 2,33 2 7 -0,33 1 8 -1,67 3 4 1,67 1 6 -1,00 3 10 -0,33 15 43 0,67 104,200 20 99 1063 1159 37316
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