
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çorum MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Bilfen 6.Sınıf Deneme Sınavı-5 20499 1007 731 113

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.88 5.18 7.15 6.52 3.01 5.51 7.15 2.43 6.34 5.47 3.37 4.35 7.41 5.52 5.56 7.54 5.93 5.56 42.96 25.45 34.47 275.833

İl Ortalaması 9.29 4.71 7.72 6.71 2.82 5.77 7.10 2.37 6.31 5.41 3.37 4.28 7.43 5.33 5.66 7.82 5.47 5.99 43.76 24.08 35.74 283.698
Okul Ortalaması 10.19 3.87 8.90 7.28 2.12 6.58 7.98 1.59 7.45 5.77 2.73 4.86 7.65 4.60 6.11 8.80 4.49 7.30 47.66 19.41 41.20 311.684

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 344 - ÖZGENUR BARIŞ 6 / A 14 1 13.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 15 0 15.00 15 0 15.00 74.00 1.00 73.67 491.133 69 4 4 1
2 547 - ZÜMRA EKER 6 / C 15 0 15.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 15 0 15.00 13 0 13.00 73.00 0.00 73.00 486.667 176 7 7 2
3 61 - ALPEREN KESKİN 6 / D 15 0 15.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 14 1 13.67 14 1 13.67 72.00 3.00 71.01 477.833 273 12 11 3
4 464 - TAHA ABUKAN 6 / D 14 1 13.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 15 0 15.00 13 2 12.33 72.00 3.00 71.00 473.333 424 21 20 4
5 232 - İCLAL SUDE KARABIDAK 6 / A 15 0 15.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 13 1 12.67 13 2 12.33 71.00 3.00 70.00 466.667 618 29 27 5
6 190 - EYÜP SABRİ CAM 6 / D 14 1 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 15 0 15.00 13 2 12.33 70.00 5.00 68.34 464.467 648 33 30 6
7 211 - HASAN KAYA 6 / D 13 2 12.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 13 2 12.33 15 0 15.00 71.00 4.00 69.66 464.400 720 35 32 7
8 96 - BENGİSU ÇAĞLAR 6 / A 13 2 12.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 14 1 13.67 14 1 13.67 70.00 5.00 68.34 460.033 770 39 35 8
9 394 - SEMİH DEMİRBAŞ 6 / D 14 1 13.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 14 1 13.67 13 2 12.33 70.00 5.00 68.34 460.033 770 39 35 8

10 54 - ALEYNA AKOĞLU 6 / A 14 0 14.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 13 0 13.00 14 1 13.67 68.00 4.00 66.68 457.833 859 42 38 10
11 148 - ECRİN ZEHRA KOÇER 6 / A 14 1 13.67 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 14 1 13.67 12 3 11.00 68.00 7.00 65.67 446.700 1254 54 50 11
12 178 - EREN UĞUŞ 6 / D 13 2 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 14 1 13.67 14 1 13.67 67.00 8.00 64.34 446.700 1254 54 50 11
13 509 - ZEHRA ÇAM 6 / A 13 2 12.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 13 2 12.33 13 2 12.33 69.00 6.00 66.99 446.600 1354 58 54 13
14 107 - BİLGERANA SÖNMEZ 6 / B 14 1 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 12 2 11.33 13 2 12.33 68.00 6.00 66.00 444.433 1393 62 58 14
15 175 - EMİR BUĞRA AĞIN 6 / D 14 0 14.00 9 1 8.67 9 1 8.67 5 3 4.00 13 0 13.00 14 1 13.67 64.00 6.00 62.01 442.267 1431 65 60 15
16 454 - ŞEVVAL KUŞOĞLU 6 / A 13 1 12.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 12 3 11.00 13 2 12.33 67.00 7.00 64.67 435.567 1741 76 70 16
17 549 - ZÜMRA ÖZTAŞ 6 / A 14 1 13.67 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 13 1 12.67 13 2 12.33 64.00 10.00 60.67 431.133 1909 84 76 17
18 340 - ÖMER DİNÇ 6 / D 13 2 12.33 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 14 1 13.67 10 3 9.00 65.00 8.00 62.33 424.433 2240 93 85 18
19 188 - ESLEM BERRA LEK 6 / B 13 2 12.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 12 1 11.67 13 2 12.33 64.00 9.00 61.00 424.433 2240 93 85 18
20 86 - AYŞEGÜL ÜNGÖR 6 / A 14 1 13.67 8 1 7.67 10 0 10.00 8 0 8.00 12 1 11.67 11 2 10.33 63.00 5.00 61.34 423.367 2279 96 88 20
21 73 - ASYANUR AYDEMİR 6 / A 15 0 15.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 12 1 11.67 10 4 8.67 64.00 8.00 61.35 422.300 2302 100 92 21
22 0 - AKİF EMRE ÇIRAKOĞLU 6 / 0 15 0 15.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 5 8.33 11 4 9.67 65.00 10.00 61.67 415.567 2620 119 108 22
23 80 - AYŞE BEYZA KUMAŞ 6 / A 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 12 2 11.33 11 2 10.33 63.00 9.00 60.00 413.300 2748 125 113 23
24 245 - KADİR KAAN AKOĞLU 6 / E 13 2 12.33 8 2 7.33 9 0 9.00 9 1 8.67 12 3 11.00 12 3 11.00 63.00 11.00 59.33 412.200 2779 128 116 24
25 0 - EFLAL DİKER 6 / A 14 1 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 2 9.33 11 3 10.00 63.00 8.00 60.34 411.133 2807 130 118 25
26 94 - BELİNAY BEZGİN 6 / C 13 2 12.33 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 14 1 13.67 9 5 7.33 63.00 11.00 59.33 408.867 2938 141 129 26
27 3 - BELİN NAZ AKYOL 6 / B 11 4 9.67 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 11 3 10.00 13 1 12.67 63.00 10.00 59.67 406.700 2985 146 133 27
28 23 - YUSUF SAMİ TİRYAKİ 6 / F 13 2 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 13 2 12.33 11 4 9.67 62.00 13.00 57.67 406.667 3022 148 135 28
29 172 - ELİFREYYAN AFAT 6 / C 14 0 14.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 5 7.33 11 2 10.33 63.00 8.00 60.33 406.633 3060 149 136 29
30 26 - AHMET SELİM AHISHA 6 / D 11 4 9.67 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 12 3 11.00 13 1 12.67 62.00 12.00 58.00 404.467 3116 151 138 30
31 496 - AHMET YILMAZ 6 / E 13 0 13.00 10 0 10.00 10 0 10.00 2 1 1.67 11 0 11.00 11 2 10.33 57.00 3.00 56.00 401.100 3302 166 151 31
32 294 - MERİH DEHA KÖKLÜKAYA 6 / D 13 1 12.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 12 3 11.00 10 5 8.33 62.00 12.00 58.00 400.000 3331 168 152 32
33 28 - EYLÜL BESTE YAŞAR 6 / B 14 1 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 3 9.00 10 3 9.00 61.00 10.00 57.68 397.833 3415 173 157 33
34 92 - MERT FURKAN DURAN 6 / D 11 3 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 6 3 5.00 10 3 9.00 14 0 14.00 59.00 11.00 55.33 394.433 3604 183 165 34
35 0 - NESLİNUR TOPKAR 6 / A 14 1 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 9 4 7.67 12 3 11.00 60.00 13.00 55.68 393.400 3622 185 167 35
36 524 - ZEHRA YILMAZ 6 / A 14 1 13.67 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 7 4 5.67 12 1 11.67 60.00 9.00 57.01 393.400 3622 185 167 35
37 544 - ZÜMRA AKCAN 6 / A 14 1 13.67 7 2 6.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 4 6.67 13 2 12.33 59.00 12.00 55.00 392.233 3718 190 171 37
38 259 - AKİF KARAASLAN 6 / D 13 2 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 9 6 7.00 12 2 11.33 60.00 14.00 55.33 386.633 3992 200 179 38
39 29 - ELİF RANA GERS 6 / A 14 1 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 8 6 6.00 10 3 9.00 58.00 14.00 53.34 373.367 4624 241 212 39
40 610 - ZEYNEP ELİF SAKA 6 / B 14 1 13.67 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 4 7 1.67 13 2 12.33 58.00 13.00 53.67 371.133 4730 246 216 40
41 368 - RÜMEYSA ARDAHANLI 6 / C 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 5 5 3.33 8 4 6.67 12 1 11.67 55.00 15.00 50.00 368.900 4873 256 224 41
42 330 - MUSTAFA YILD* 6 / F 12 3 11.00 7 1 6.67 10 0 10.00 1 3 0.00 10 2 9.33 12 2 11.33 52.00 11.00 48.33 366.633 5018 266 233 42
43 537 - ZEYNEP MİNA ÇAVUŞ 6 / B 14 1 13.67 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 2 9.33 7 8 4.33 57.00 15.00 52.00 364.433 5126 269 236 43
44 485 - YAĞMUR ÖZDEMİR 6 / A 12 3 11.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 4 5.67 10 5 8.33 58.00 13.00 53.67 362.233 5219 274 240 44
45 169 - CEMRE NAZ POLATTAŞ 6 / B 12 3 11.00 8 1 7.67 7 2 6.33 10 0 10.00 8 3 7.00 10 3 9.00 55.00 12.00 51.00 360.000 5335 283 247 45
46 42 - ZEYNEP HÜMA OKUMUŞ 6 / A 12 3 11.00 8 1 7.67 9 1 8.67 6 2 5.33 8 4 6.67 11 2 10.33 54.00 13.00 49.67 358.900 5381 285 248 46
47 84 - AYŞE NAZ İPEK 6 / A 10 3 9.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 1 7.67 8 3 7.00 11 3 10.00 54.00 13.00 49.67 352.233 5791 311 273 47
48 43 - M BETÜL DÜGENCİLİ 6 / C 12 3 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 5 5 3.33 11 2 10.33 55.00 13.00 50.67 351.100 5860 320 280 48
49 10 - ZEYNEP TEKİN 6 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 3 3 2.00 12 3 11.00 9 6 7.00 53.00 18.00 47.01 348.933 5946 326 286 49
50 44 - AHSEN ASAROĞLU 6 / A 11 4 9.67 10 0 10.00 6 2 5.33 9 1 8.67 8 1 7.67 9 4 7.67 53.00 12.00 49.01 346.733 6067 329 289 50
51 416 - SUDENAZ ARDANUŞLU 6 / B 13 1 12.67 8 1 7.67 10 0 10.00 7 2 6.33 7 7 4.67 9 5 7.33 54.00 16.00 48.67 344.467 6183 338 296 51
52 70 - ÖZLEYİŞ AKYÜZ 6 / D 13 2 12.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 5 5.33 7 8 4.33 56.00 16.00 50.66 342.167 6345 345 303 52
53 482 - YAĞMUR DANACI 6 / C 12 2 11.33 9 1 8.67 10 0 10.00 7 1 6.67 6 5 4.33 7 5 5.33 51.00 14.00 46.33 324.400 7359 389 336 53
54 0 - ZÜMRA SIRIKLI 6 / A 12 2 11.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 2 6.33 6 7 3.67 9 5 7.33 51.00 19.00 44.66 323.300 7402 392 339 54
55 516 - ZEHRA HADIK 6 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 9 0 9.00 4 3 3.00 6 4 4.67 9 3 8.00 48.00 15.00 43.00 322.233 7445 394 340 55
56 270 - MEHMET EYMEN PAMUK 6 / D 12 3 11.00 10 0 10.00 7 3 6.00 4 6 2.00 6 8 3.33 11 3 10.00 50.00 23.00 42.33 322.200 7486 398 342 56
57 65 - HİRA NUR UZUNER 6 / B 12 2 11.33 9 1 8.67 9 1 8.67 6 3 5.00 7 4 5.67 7 6 5.00 50.00 17.00 44.34 321.133 7540 401 345 57
58 283 - MELİK YAHYA YILDIRIM 6 / F 6 7 3.67 8 1 7.67 7 0 7.00 5 4 3.67 9 2 8.33 12 2 11.33 47.00 16.00 41.67 316.667 7815 418 359 58
59 304 - MİKAİL GÜLER 6 / D 8 7 5.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 3 5.00 7 5 5.33 11 1 10.67 49.00 19.00 42.67 314.467 7916 422 363 59
60 502 - YUSUF KAYRA TONBUL 6 / E 12 1 11.67 6 3 5.00 8 2 7.33 1 0 1.00 4 0 4.00 11 4 9.67 42.00 10.00 38.67 313.367 7967 424 365 60
61 399 - SEMİHMETE BUDAK 6 / D 11 4 9.67 9 1 8.67 7 3 6.00 3 4 1.67 6 6 4.00 11 3 10.00 47.00 21.00 40.01 312.267 8054 427 368 61
62 279 - MEL H TEKİ YAĞLI 6 / D 10 4 8.67 8 0 8.00 9 1 8.67 6 2 5.33 7 4 5.67 7 5 5.33 47.00 16.00 41.67 304.467 8451 452 388 62
63 21 - MUSTAFA E TOPALOĞLU 6 / D 9 6 7.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 10 1 9.67 7 8 4.33 48.00 23.00 40.33 304.433 8482 456 392 63
64 451 - SÜMEYYE ŞAHİN 6 / B 9 6 7.00 8 2 7.33 9 0 9.00 7 3 6.00 11 3 10.00 5 8 2.33 49.00 22.00 41.66 303.300 8558 461 395 64
65 404 - SERHAN YILDIZ 6 / E 10 2 9.33 7 2 6.33 7 2 6.33 5 2 4.33 7 3 6.00 8 5 6.33 44.00 16.00 38.65 301.033 8689 466 397 65
66 530 - Z GÖKÇE UYSAL 6 / C 10 5 8.33 9 1 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 7 8 4.33 6 7 3.67 48.00 25.00 39.67 286.667 9509 506 421 66
67 216 - HİLALYİĞİT 6 / C 10 5 8.33 10 0 10.00 10 0 10.00 5 3 4.00 4 5 2.33 7 6 5.00 46.00 19.00 39.66 284.400 9663 512 426 67
68 508 - TUANA ASMİN G NDOĞAN 6 / B 10 5 8.33 7 3 6.00 6 4 4.67 6 4 4.67 7 6 5.00 8 7 5.67 44.00 29.00 34.34 277.800 9991 531 439 68
69 495 - YUSUF SARIÇAM 6 / D 5 9 2.00 9 0 9.00 8 2 7.33 1 0 1.00 10 3 9.00 8 4 6.67 41.00 18.00 35.00 275.567 10140 539 445 69
70 247 - KÜBRA BİROL 6 / B 11 3 10.00 6 3 5.00 9 1 8.67 4 5 2.33 5 6 3.00 7 7 4.67 42.00 25.00 33.67 271.133 10403 546 449 70
71 291 - MELİKENUR ÇAĞIL 6 / C 11 2 10.33 8 0 8.00 9 0 9.00 3 0 3.00 1 5 -0.67 6 0 6.00 38.00 7.00 35.66 271.067 10446 552 453 71
72 0 - İKRA YADE SEVCAN 6 / A 10 3 9.00 7 3 6.00 9 1 8.67 4 6 2.00 7 5 5.33 5 8 2.33 42.00 26.00 33.33 266.633 10681 569 467 72
73 34 - AHMET TUNA KORKUT 6 / F 8 6 6.00 9 0 9.00 9 0 9.00 2 3 1.00 3 6 1.00 9 2 8.33 40.00 17.00 34.33 265.533 10727 573 471 73
74 7 - BÜŞRABBETÜL ÖZCAN 6 / C 10 4 8.67 7 1 6.67 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 4 7 1.67 42.00 21.00 35.00 262.233 10917 581 474 74
75 127 - CELAL EFE ŞENGÜL 6 / F 8 5 6.33 7 3 6.00 8 0 8.00 3 4 1.67 5 5 3.33 8 4 6.67 39.00 21.00 32.00 261.100 10994 583 475 75
76 488 - YAŞAR AKİF BALCI 6 / D 10 5 8.33 8 1 7.67 5 5 3.33 5 5 3.33 6 9 3.00 8 7 5.67 42.00 32.00 31.33 261.100 10994 583 475 75
77 153 - ELİF CERİT 6 / B 12 2 11.33 7 3 6.00 10 0 10.00 8 2 7.33 3 7 0.67 3 11 -0.67 43.00 25.00 34.66 253.300 11489 610 496 77
78 200 - FATMA KIR 6 / C 8 6 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 5 4 3.67 6 9 3.00 40.00 28.00 30.67 244.467 11976 633 507 78
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79 123 - AHMETSALİH ACI 6 / F 8 4 6.67 4 3 3.00 10 0 10.00 1 0 1.00 7 4 5.67 2 0 2.00 32.00 11.00 28.34 242.267 12067 635 509 79
80 470 - TUANA GÜNAYDIN 6 / A 7 5 5.33 3 7 0.67 5 5 3.33 9 1 8.67 5 1 4.67 7 6 5.00 36.00 25.00 27.67 242.233 12083 636 510 80
81 410 - SİDELYA ÖZ 6 / B 10 2 9.33 3 5 1.33 7 2 6.33 6 2 5.33 3 2 2.33 5 6 3.00 34.00 19.00 27.65 241.033 12188 640 513 81
82 18 - AHMET E DOĞRUTEKİN 6 / E 7 6 5.00 4 6 2.00 7 3 6.00 4 5 2.33 7 4 5.67 7 6 5.00 36.00 30.00 26.00 238.900 12270 644 516 82
83 100 - BEREN ÇİFTÇİ 6 / C 7 8 4.33 8 2 7.33 6 4 4.67 4 4 2.67 6 8 3.33 7 6 5.00 38.00 32.00 27.33 233.300 12640 659 525 83
84 333 - KÜBRA NAZAR KARTAL 6 / C 11 4 9.67 7 2 6.33 8 1 7.67 5 5 3.33 1 4 -0.33 3 4 1.67 35.00 20.00 28.34 231.167 12716 662 527 84
85 542 - ZEYNEP ZÜLAL UYSAL 6 / C 7 6 5.00 5 4 3.67 8 1 7.67 5 4 3.67 4 10 0.67 8 5 6.33 37.00 30.00 27.01 230.033 12784 665 529 85
86 230 - HÜSEYİN AKS YCUK 6 / E 7 7 4.67 9 0 9.00 7 3 6.00 2 7 -0.33 6 5 4.33 6 9 3.00 37.00 31.00 26.67 228.900 12851 667 531 86
87 326 - MUHAMMED ANIL BOZOK 6 / F 6 6 4.00 7 2 6.33 9 1 8.67 3 7 0.67 4 8 1.33 7 6 5.00 36.00 30.00 26.00 221.100 13336 696 547 87
88 494 - YUSUFBARANYALÇINKAYA 6 / E 6 8 3.33 5 5 3.33 8 2 7.33 3 7 0.67 7 7 4.67 7 8 4.33 36.00 37.00 23.66 219.967 13424 699 550 88
89 37 - CEREN ÇAKMAK 6 / B 9 5 7.33 3 7 0.67 3 5 1.33 2 4 0.67 6 6 4.00 6 4 4.67 29.00 31.00 18.67 215.567 13618 709 557 89
90 272 - MELEK CESARET 6 / C 8 2 7.33 2 3 1.00 8 2 7.33 3 4 1.67 4 5 2.33 5 8 2.33 30.00 24.00 21.99 213.267 13791 718 564 90
91 466 - TALHA GÜL 6 / F 8 7 5.67 6 4 4.67 4 4 2.67 0 0 0.00 3 10 -0.33 8 3 7.00 29.00 28.00 19.68 206.733 14090 729 570 91
92 136 - AFİTAP İ 6 / B 8 6 6.00 4 6 2.00 7 3 6.00 5 5 3.33 3 10 -0.33 7 8 4.33 34.00 38.00 21.33 204.433 14264 738 575 92
93 253 - M EYMEN ÇOŞKUN 6 / E 3 9 0.00 3 4 1.67 6 1 5.67 1 3 0.00 6 4 4.67 7 3 6.00 26.00 24.00 18.01 195.600 14752 761 591 93
94 52 - OSMANKAANÇAKIR 6 / F 4 9 1.00 4 5 2.33 7 3 6.00 7 3 6.00 4 11 0.33 8 7 5.67 34.00 38.00 21.33 194.433 14824 765 594 94
95 133 - EBRAR KAYA 6 / B 6 9 3.00 4 5 2.33 6 4 4.67 7 3 6.00 3 9 0.00 7 8 4.33 33.00 38.00 20.33 192.200 14960 769 596 95
96 377 - SALİM BARAN KESGİN 6 / D 1 14 -3.67 6 4 4.67 8 2 7.33 4 6 2.00 6 9 3.00 9 6 7.00 34.00 41.00 20.33 188.867 15154 779 601 96
97 532 - ZEYNEP KARTAL 6 / C 6 9 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 6 8 3.33 6 9 3.00 29.00 45.00 14.00 177.767 15750 801 614 97
98 50 - **İ**EK 6 / E 5 8 2.33 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 5 9 2.00 7 8 4.33 29.00 43.00 14.66 177.733 15770 804 616 98
99 207 - FATMANUR DEMİRER 6 / B 8 4 6.67 3 4 1.67 3 4 1.67 2 6 0.00 2 9 -1.00 6 6 4.00 24.00 33.00 13.01 175.600 15833 805 617 99

100 131 - EBRAR GAMZE ÖZDURAN 6 / B 8 6 6.00 3 6 1.00 7 3 6.00 4 5 2.33 4 9 1.00 3 11 -0.67 29.00 40.00 15.66 173.300 16006 811 621 100
101 91 - BAKİ KARAKUŞ 6 / E 7 8 4.33 5 5 3.33 9 1 8.67 0 10 -3.33 2 12 -2.00 7 8 4.33 30.00 44.00 15.33 173.300 16006 811 621 100
102 363 - GAMZEKARAGÖZ 6 / C 9 3 8.00 3 1 2.67 3 2 2.33 2 3 1.00 0 2 -0.67 0 0 0.00 17.00 11.00 13.33 168.867 16244 822 629 102
103 99 - BERAT ALPARSLANKAAN 6 / D 7 8 4.33 5 3 4.00 10 0 10.00 1 1 0.67 0 4 -1.33 0 4 -1.33 23.00 20.00 16.34 160.033 16766 843 644 103
104 181 - EREN YARIZ 6 / E 6 8 3.33 5 5 3.33 8 2 7.33 0 10 -3.33 3 8 0.33 4 11 0.33 26.00 44.00 11.32 151.033 17337 871 659 104
105 492 - YUNUS KUNDUZ 6 / F 3 6 1.00 2 5 0.33 4 1 3.67 0 0 0.00 5 8 2.33 4 7 1.67 18.00 27.00 9.00 146.667 17528 882 664 105
106 305 - REYYAN ARSLANER 6 / C 4 7 1.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 5 1.33 5 10 1.67 5 8 2.33 21.00 46.00 5.66 137.767 17980 907 676 106
107 350 - REYHANE MUHAMMET 6 / C 6 7 3.67 3 6 1.00 2 6 0.00 1 7 -1.33 1 11 -2.67 6 7 3.67 19.00 44.00 4.34 130.033 18369 920 680 107
108 278 - İHSAN KARAER 6 / E 2 6 0.00 3 1 2.67 3 4 1.67 0 0 0.00 3 6 1.00 1 9 -2.00 12.00 26.00 3.34 107.800 19347 954 704 108
109 497 - YUSUFYAŞAR 6 / E 1 3 0.00 1 4 -0.33 3 2 2.33 1 0 1.00 0 7 -2.33 3 4 1.67 9.00 20.00 2.34 105.600 19408 957 705 109
110 0 - ALİ GÖKBOĞA 6 / F 3 12 -1.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 1 8 -1.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 20.00 54.00 1.99 101.067 19617 969 711 110
111 250 - KÜBRA ÇAKICILAR 6 / C 2 13 -2.33 3 7 0.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 4 11 0.33 5 10 1.67 18.00 57.00 -0.99 95.600 19779 978 716 111
112 134 - NESRİN TEMÜR 6 / C 2 13 -2.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 20.00 55.00 1.67 95.567 19797 979 717 112
113 1 - *GR * V* * 6 / D 4 8 1.33 0 9 -3.00 2 7 -0.33 4 5 2.33 1 11 -2.67 4 10 0.67 15.00 50.00 -1.67 92.200 19893 985 721 113


