
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çorum MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Bilfen 7.Sınıf Deneme Sınavı-5 22535 1127 740 90

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.16 5.84 6.21 6.49 2.85 5.54 7.00 2.65 6.12 4.92 3.48 3.77 5.73 5.51 3.90 7.29 5.85 5.34 39.59 26.18 30.87 254.379

İl Ortalaması 8.28 5.72 6.38 6.56 2.77 5.64 7.11 2.52 6.27 4.76 3.52 3.59 5.68 5.31 3.91 7.46 5.81 5.52 39.85 25.66 31.30 257.042
Okul Ortalaması 8.89 4.84 7.27 6.87 2.30 6.10 7.17 2.24 6.42 3.79 3.37 2.67 4.71 4.38 3.25 8.38 4.87 6.76 39.80 22.00 32.47 265.824

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 68 - MUHAMMET ÖLÇER 7 / E 13 2 12.33 10 0 10.00 9 1 8.67 7 2 6.33 13 2 12.33 14 1 13.67 66.00 8.00 63.33 438.867 874 38 35 1
2 0 - YUSUFEFE IŞITAN 7 / D 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 6 2 5.33 13 1 12.67 13 2 12.33 63.00 9.00 60.00 424.433 1305 64 55 2
3 331 - YİĞİT M DEMİRAL 7 / D 11 3 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 6 2 5.33 14 1 13.67 12 3 11.00 63.00 9.00 60.00 415.567 1579 70 60 3
4 59 - ABDULBAKİ BALYUZ 7 / D 12 3 11.00 10 0 10.00 7 3 6.00 5 3 4.00 14 1 13.67 12 3 11.00 60.00 13.00 55.67 404.467 1988 93 80 4
5 458 - EMİNE NUR ALAMEŞE 7 / A 13 2 12.33 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 10 4 8.67 14 1 13.67 61.00 13.00 56.67 404.467 1988 93 80 4
6 311 - HAŞİM EREN AHISHALI 7 / D 12 2 11.33 10 0 10.00 10 0 10.00 3 3 2.00 13 2 12.33 12 3 11.00 60.00 10.00 56.66 404.400 2037 97 84 6
7 306 - SALİH AKDANALI 7 / D 13 2 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 4 4 2.67 10 1 9.67 12 2 11.33 58.00 10.00 54.67 393.333 2434 113 96 7
8 455 - İREM SULTAN ŞAHİN 7 / B 13 2 12.33 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 6 3 5.00 14 1 13.67 59.00 10.00 55.66 388.867 2640 121 103 8
9 9 - BARIŞ ÇALIŞ 7 / C 11 4 9.67 10 0 10.00 8 2 7.33 6 4 4.67 11 3 10.00 13 2 12.33 59.00 15.00 54.00 386.667 2714 126 107 9

10 462 - ELİF UĞURLU 7 / A 12 3 11.00 9 1 8.67 6 4 4.67 10 0 10.00 8 1 7.67 13 2 12.33 58.00 11.00 54.34 384.467 2788 133 113 10
11 463 - ZEYNEP DEMİRCİ 7 / A 12 3 11.00 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 11 4 9.67 59.00 11.00 55.34 382.267 2879 137 116 11
12 465 - ZÜMRA ŞANLITÜRK 7 / A 11 2 10.33 10 0 10.00 8 2 7.33 7 0 7.00 8 4 6.67 12 2 11.33 56.00 10.00 52.66 369.967 3507 170 145 12
13 173 - ÖMERFARUK TOPUZ 7 / D 12 2 11.33 9 0 9.00 9 1 8.67 4 2 3.33 11 2 10.33 10 5 8.33 55.00 12.00 50.99 369.933 3515 172 147 13
14 468 - ŞEY A NUR KUŞOĞLU 7 / A 12 3 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 5 4 3.67 8 4 6.67 12 2 11.33 55.00 15.00 50.01 363.367 3802 186 158 14
15 122 - YAĞIZ ÇATAL 7 / D 11 3 10.00 8 1 7.67 7 0 7.00 7 0 7.00 10 2 9.33 10 2 9.33 53.00 8.00 50.33 363.300 3818 189 160 15
16 0 - MEHMET UMUT MOL 7 / E 12 3 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 5 3 4.00 12 2 11.33 55.00 12.00 51.00 357.767 4106 199 167 16
17 513 - CEREN KASIM 7 / B 10 5 8.33 8 2 7.33 6 4 4.67 6 3 5.00 10 3 9.00 12 2 11.33 52.00 19.00 45.66 347.733 4629 220 185 17
18 228 - ÖMER SOYTÜRK 7 / E 12 3 11.00 9 1 8.67 10 0 10.00 7 2 6.33 6 2 5.33 9 3 8.00 53.00 11.00 49.33 345.533 4739 230 193 18
19 437 - HARUN REŞİT AYTEKİN 7 / D 12 2 11.33 9 1 8.67 9 0 9.00 3 2 2.33 10 2 9.33 8 6 6.00 51.00 13.00 46.66 344.400 4836 233 196 19
20 46 - SEMİH BİLGE 7 / C 10 5 8.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 9 6 7.00 10 5 8.33 54.00 21.00 47.00 335.533 5287 257 216 20
21 30 - İHSAN AKIŞ 7 / D 12 1 11.67 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 7 5 5.33 8 4 6.67 51.00 16.00 45.67 331.133 5502 269 226 21
22 8 - MEHLİKA MERYEM ÖZCA N 7 / B 13 2 12.33 10 0 10.00 9 1 8.67 4 4 2.67 4 8 1.33 11 3 10.00 51.00 18.00 45.00 328.867 5694 279 233 22
23 632 - YUSUF TALHA YILDIZ 7 / C 11 4 9.67 9 1 8.67 8 2 7.33 6 3 5.00 7 6 5.00 10 5 8.33 51.00 21.00 44.00 323.333 5983 298 245 23
24 659 - ALİ EMRE TİRYAKİ 7 / C 10 5 8.33 10 0 10.00 7 2 6.33 3 5 1.33 8 5 6.33 11 4 9.67 49.00 21.00 41.99 321.067 6145 309 253 24
25 35 - BERAT UMAÇ 7 / E 11 4 9.67 9 0 9.00 7 2 6.33 6 2 5.33 2 3 1.00 12 2 11.33 47.00 13.00 42.66 315.533 6498 329 267 25
26 95 - MUHAMMED M KESKİN 7 / D 9 5 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 4 4 2.67 11 4 9.67 9 4 7.67 47.00 23.00 39.34 313.367 6572 334 270 26
27 671 - MUSTAFA M ÖZÜTÜRKER 7 / E 12 1 11.67 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 2 9 -1.00 12 2 11.33 48.00 20.00 41.33 311.100 6766 341 273 27
28 471 - ŞEYDA ALTUN 7 / A 10 5 8.33 10 0 10.00 9 1 8.67 6 2 5.33 4 2 3.33 9 3 8.00 48.00 13.00 43.66 311.067 6809 346 276 28
29 459 - ŞEYMA ERDOĞAN 7 / A 10 5 8.33 7 3 6.00 8 2 7.33 5 4 3.67 8 2 7.33 9 5 7.33 47.00 21.00 39.99 309.933 6862 350 280 29
30 41 - H HÜSEYİN BÖLÜKBAŞ 7 / C 12 3 11.00 8 2 7.33 6 4 4.67 0 0 0.00 5 10 1.67 13 2 12.33 44.00 21.00 37.00 306.667 7041 358 288 30
31 460 - ZEHRA NUR SARIÇAM 7 / A 12 1 11.67 8 1 7.67 9 0 9.00 3 1 2.67 6 2 5.33 6 5 4.33 44.00 10.00 40.67 306.667 7041 358 288 30
32 489 - İLKNUR BEYZA YILDIRAN 7 / A 9 6 7.00 9 1 8.67 9 0 9.00 3 1 2.67 4 2 3.33 10 3 9.00 44.00 13.00 39.67 296.667 7708 386 307 32
33 510 - AKKIZ NİSA BEKMEZCİ 7 / B 11 3 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 3 2 2.33 3 8 0.33 12 2 11.33 44.00 20.00 37.32 296.600 7742 391 310 33
34 621 - HAMZA SAKİN 7 / E 8 7 5.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 3 4 1.67 11 4 9.67 48.00 19.00 41.68 295.633 7746 392 311 34
35 519 - REYHANNİHALY 7 / B 14 0 14.00 10 0 10.00 9 1 8.67 3 3 2.00 2 6 0.00 7 7 4.67 45.00 17.00 39.34 293.367 7926 400 317 35
36 121 - BEKİR ASAROĞLU 7 / D 9 5 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 8 0 8.00 6 2 5.33 7 6 5.00 46.00 17.00 40.33 293.300 7999 411 324 36
37 633 - AHMET SALİH BALDAN 7 / D 6 6 4.00 10 0 10.00 8 2 7.33 3 3 2.00 9 4 7.67 8 4 6.67 44.00 19.00 37.67 286.700 8367 432 341 37
38 689 - ÖMER CEYLAN 7 / C 11 4 9.67 7 3 6.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 8 4 6.67 8 7 5.67 43.00 29.00 33.34 284.500 8508 442 348 38
39 6 - BETÜL KOLDAŞ 7 / B 10 4 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 3 5 1.33 3 3 2.00 10 5 8.33 43.00 20.00 36.33 284.433 8545 445 350 39
40 98 - YUSUF TA NIVER 7 / D 8 5 6.33 9 1 8.67 7 1 6.67 2 8 -0.67 6 6 4.00 10 3 9.00 42.00 24.00 34.00 277.767 9043 472 370 40
41 473 - MELİKE SATI YILDIZ 7 / A 11 4 9.67 6 4 4.67 8 2 7.33 7 2 6.33 2 7 -0.33 8 3 7.00 42.00 22.00 34.67 270.033 9635 505 392 41
42 662 - MUHAMMED KARA 7 / C 9 6 7.00 8 2 7.33 9 1 8.67 4 6 2.00 6 7 3.67 8 7 5.67 44.00 29.00 34.34 268.933 9681 509 396 42
43 453 - ZEYNEP TİRYAKİ 7 / A 10 5 8.33 6 3 5.00 8 2 7.33 1 0 1.00 4 2 3.33 9 6 7.00 38.00 18.00 31.99 268.833 9774 519 403 43
44 658 - ÖMER ÖDÜCÜ 7 / C 11 4 9.67 9 1 8.67 7 3 6.00 1 4 -0.33 2 2 1.33 9 6 7.00 39.00 20.00 32.34 267.800 9797 520 404 44
45 442 - YUSUF EMİR ERTUĞRAL 7 / D 11 3 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 3 4 1.67 5 4 3.67 5 6 3.00 40.00 21.00 33.00 265.567 9965 529 410 45
46 2 - DİLANUR ÖZDEMİR 7 / B 11 3 10.00 6 3 5.00 10 0 10.00 6 3 5.00 2 7 -0.33 7 6 5.00 42.00 22.00 34.67 264.467 10013 533 414 46
47 522 - AYŞE NAY ERYAŞAR 7 / B 8 7 5.67 9 1 8.67 9 1 8.67 4 3 3.00 3 5 1.33 9 5 7.33 42.00 22.00 34.67 263.333 10147 542 420 47
48 243 - ALP* EN UZUNER 7 / D 8 5 6.33 9 1 8.67 8 2 7.33 4 1 3.67 2 2 1.33 9 6 7.00 40.00 17.00 34.33 263.300 10164 543 421 48
49 636 - MEHMET EMİN ÖZDEMİR 7 / C 8 7 5.67 9 1 8.67 6 4 4.67 2 2 1.33 5 6 3.00 10 5 8.33 40.00 25.00 31.67 262.233 10193 545 423 49
50 438 - YAĞIZ ARDA GÜNAYDIN 7 / D 6 6 4.00 8 2 7.33 6 3 5.00 5 2 4.33 5 5 3.33 10 5 8.33 40.00 23.00 32.32 259.933 10447 556 430 50
51 467 - BUĞLEM COBCU 7 / A 10 3 9.00 8 2 7.33 5 2 4.33 3 3 2.00 5 3 4.00 6 6 4.00 37.00 19.00 30.66 258.867 10485 559 432 51
52 456 - AZRA DİLAY PELTECİ 7 / A 11 4 9.67 6 1 5.67 7 3 6.00 1 2 0.33 4 4 2.67 7 6 5.00 36.00 20.00 29.34 255.600 10670 570 441 52
53 27 - ALPEREN AYANOĞLU 7 / D 9 6 7.00 10 0 10.00 8 2 7.33 4 3 3.00 3 7 0.67 6 9 3.00 40.00 27.00 31.00 238.900 11920 619 467 53
54 310 - ÖMER KAMİL FİDAN 7 / D 8 5 6.33 9 1 8.67 9 1 8.67 3 5 1.33 3 8 0.33 7 7 4.67 39.00 27.00 30.00 237.767 12038 626 470 54
55 143 - CEMRE HATİCE AÇIK 7 / A 7 5 5.33 4 4 2.67 7 2 6.33 2 7 -0.33 5 2 4.33 8 4 6.67 33.00 24.00 25.00 237.767 12038 626 470 54
56 475 - HAYRUNİSA ARSLAN 7 / A 9 2 8.33 6 1 5.67 7 3 6.00 4 3 3.00 0 5 -1.67 8 4 6.67 34.00 18.00 28.00 237.767 12038 626 470 54
57 601 - MİRAZ ÖZDEN 7 / E 8 4 6.67 4 4 2.67 8 0 8.00 4 3 3.00 1 6 -1.00 9 3 8.00 34.00 20.00 27.34 236.700 12124 630 474 57
58 551 - BETÜL YÜCEL 7 / A 9 5 7.33 5 3 4.00 5 1 4.67 0 0 0.00 3 2 2.33 8 5 6.33 30.00 16.00 24.66 235.500 12289 640 480 58
59 452 - ZEHRA ALPSAR 7 / A 11 3 10.00 2 6 0.00 8 2 7.33 2 5 0.33 2 4 0.67 8 7 5.67 33.00 27.00 24.00 234.467 12310 641 481 59
60 0 - FURKAN AĞIRBAŞ 7 / E 8 4 6.67 7 2 6.33 8 2 7.33 2 2 1.33 0 1 -0.33 8 5 6.33 33.00 16.00 27.66 234.433 12330 645 483 60
61 381 - EREN CENGİZ 7 / D 8 1 7.67 5 1 4.67 7 2 6.33 0 1 -0.33 3 3 2.00 5 1 4.67 28.00 9.00 25.01 231.167 12543 660 495 61
62 443 - M ELVAN BÖYÜKTAŞ 7 / D 9 5 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 2 2 1.33 4 11 0.33 6 8 3.33 38.00 29.00 28.32 231.033 12640 668 500 62
63 640 - MERT YILDIZ 7 / C 5 10 1.67 8 2 7.33 9 1 8.67 3 7 0.67 5 5 3.33 8 7 5.67 38.00 32.00 27.34 226.700 12897 681 505 63
64 461 - ESRA NUR AYÇİÇEK 7 / A 9 4 7.67 6 1 5.67 7 3 6.00 3 4 1.67 0 3 -1.00 6 4 4.67 31.00 19.00 24.68 220.067 13372 707 520 64
65 481 - NİSA NUR YİĞİT 7 / A 9 3 8.00 5 2 4.33 7 1 6.67 3 3 2.00 1 5 -0.67 5 6 3.00 30.00 20.00 23.33 212.200 13982 741 541 65
66 11 - EBRAR NUR ALAGÖZ 7 / A 8 6 6.00 6 2 5.33 5 4 3.67 3 0 3.00 1 3 0.00 6 4 4.67 29.00 19.00 22.67 211.133 14033 743 543 66
67 613 - YAŞAR TALHA YILMAZ 7 / E 6 4 4.67 5 4 3.67 4 4 2.67 1 4 -0.33 1 9 -2.00 10 2 9.33 27.00 27.00 18.01 200.033 14864 772 563 67
68 138 - MELİKE EBRAR KARAHAN 7 / B 7 8 4.33 6 4 4.67 6 0 6.00 0 0 0.00 1 2 0.33 6 4 4.67 26.00 18.00 20.00 197.767 15070 780 567 68
69 309 - AHME GÜNER 7 / D 4 6 2.00 5 4 3.67 10 0 10.00 3 6 1.00 1 3 0.00 7 5 5.33 30.00 24.00 22.00 197.767 15070 780 567 68
70 605 - FATİH ÇAKMAK 7 / E 5 9 2.00 4 4 2.67 6 3 5.00 6 3 5.00 0 3 -1.00 9 5 7.33 30.00 27.00 21.00 197.767 15070 780 567 68
71 663 - EFE CEYLAN 7 / C 7 8 4.33 5 5 3.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 3 5 1.33 6 9 3.00 31.00 37.00 18.65 191.033 15592 799 576 71
72 110 - ELİFNUR ERDEN 7 / B 5 6 3.00 6 2 5.33 5 4 3.67 2 5 0.33 1 7 -1.33 8 4 6.67 27.00 28.00 17.67 186.700 15852 822 591 72
73 641 - EMRE MUTLU 7 / C 6 7 3.67 2 6 0.00 4 5 2.33 3 2 2.33 3 6 1.00 8 6 6.00 26.00 32.00 15.33 186.667 15868 823 592 73
74 642 - UMUT AKBIYIK 7 / C 5 10 1.67 5 5 3.33 5 5 3.33 2 5 0.33 2 10 -1.33 10 5 8.33 29.00 40.00 15.66 181.100 16262 842 602 74
75 666 - ZİŞAN ŞANLI 7 / B 9 4 7.67 1 7 -1.33 1 8 -1.67 3 5 1.33 4 5 2.33 5 7 2.67 23.00 36.00 11.00 178.900 16442 847 607 75
76 476 - ESMA ÜNER 7 / A 7 5 5.33 4 1 3.67 8 2 7.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 3 5 1.33 22.00 14.00 17.33 178.867 16467 848 608 76
77 554 - EMİNE AYDIN 7 / B 7 6 5.00 4 4 2.67 7 2 6.33 0 6 -2.00 2 5 0.33 5 6 3.00 25.00 29.00 15.33 178.867 16467 848 608 76
78 635 - ENES KARAGÖZ 7 / C 5 9 2.00 8 2 7.33 5 4 3.67 0 10 -3.33 3 2 2.33 6 9 3.00 27.00 36.00 15.00 174.433 16796 862 619 78
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79 506 - FATİMA SA*C I 7 / A 6 9 3.00 5 5 3.33 3 7 0.67 5 5 3.33 3 12 -1.00 7 8 4.33 29.00 46.00 13.66 166.633 17390 891 636 79
80 619 - METEHAN ÖZDEMİR 7 / E 4 9 1.00 2 5 0.33 8 2 7.33 4 6 2.00 0 1 -0.33 7 8 4.33 25.00 31.00 14.66 165.533 17458 894 637 80
81 486 - ZÜLAL ARSLAN 7 / A 6 7 3.67 1 4 -0.33 7 1 6.67 2 3 1.00 1 4 -0.33 4 4 2.67 21.00 23.00 13.35 164.533 17481 897 639 81
82 0 - NİSANUR GÜVENÇ 7 / B 5 10 1.67 5 5 3.33 7 3 6.00 5 5 3.33 2 6 0.00 4 10 0.67 28.00 39.00 15.00 157.800 17971 912 645 82
83 0 - UTKU ADAK 7 / C 6 9 3.00 8 2 7.33 7 3 6.00 3 7 0.67 1 12 -3.00 5 10 1.67 30.00 43.00 15.67 157.800 17971 912 645 82
84 505 - EBRAR SU AKSOY 7 / B 6 8 3.33 4 4 2.67 4 3 3.00 4 5 2.33 0 4 -1.33 4 10 0.67 22.00 34.00 10.67 144.467 18873 954 670 84
85 440 - MEHMETTAHA TOMAK 7 / D 3 6 1.00 1 6 -1.00 1 8 -1.67 4 4 2.67 3 6 1.00 4 4 2.67 16.00 34.00 4.67 131.133 19745 994 692 85
86 630 - EREN GÜNDOĞAN 7 / E 5 10 1.67 1 7 -1.33 1 9 -2.00 0 9 -3.00 0 4 -1.33 6 9 3.00 13.00 48.00 -2.99 101.167 21449 1067 715 86
87 512 - ZÜMRA ÇAKMAK 7 / B 3 11 -0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 5 -0.67 4 8 1.33 2 11 -1.67 17.00 48.00 0.98 99.900 21567 1072 719 87
88 638 - M EFE KOÇAK 7 / C 3 12 -1.00 4 6 2.00 4 6 2.00 0 10 -3.33 5 8 2.33 2 12 -2.00 18.00 54.00 0.00 97.767 21599 1073 720 88
89 518 - * NY *DP* * M * 7 / B 4 11 0.33 0 10 -3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 36.00 -3.00 91.100 21850 1091 729 89
90 0 - ** * YE * P* *I 7 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 9 -1.00 3 11 -0.67 5.00 20.00 -1.67 88.867 21917 1097 731 90


