
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çorum MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Bilfen 8.Sınıf Deneme Sınavı-5 39268 1556 1025 117

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.15 6.14 10.10 4.66 4.08 3.29 7.95 1.62 7.41 5.31 2.60 4.44 6.10 4.51 4.60 9.88 7.05 7.52 46.04 26.00 37.37 254.158

İl Ortalaması 11.85 6.23 9.78 4.42 4.14 3.05 7.76 1.70 7.19 4.90 2.63 4.03 5.63 4.66 4.08 9.48 7.36 7.03 44.05 26.71 35.15 244.885
Okul Ortalaması 12.84 5.49 11.01 4.55 3.97 3.23 8.70 1.07 8.35 4.26 1.98 3.60 6.28 3.68 5.06 9.62 6.59 7.43 46.26 22.77 38.67 261.698

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 20 - MEHMET EMİN ÖZÜYAĞLI 8 / D 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 19 1 18.67 18 2 17.33 86.00 4.00 84.67 474.326 242 6 6 1
2 533 - SERHAT KARAKURT 8 / D 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 20 0 20.00 18 2 17.33 85.00 5.00 83.34 472.356 303 10 9 2
3 295 - RUKİYE ÇAM 8 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 17 2 16.33 20 0 20.00 85.00 4.00 83.67 468.400 409 14 12 3
4 39 - İBRAHİM KARAKAYA 8 / E 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 20 0 20.00 17 3 16.00 84.00 6.00 82.00 458.504 760 26 22 4
5 479 - ECRİN BOYVAT 8 / A 19 1 18.67 8 0 8.00 10 0 10.00 9 1 8.67 18 1 17.67 17 3 16.00 81.00 6.00 79.01 449.674 1154 35 27 5
6 97 - FURKAN TOKMAK 8 / D 19 1 18.67 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 16 4 14.67 20 0 20.00 79.00 11.00 75.34 448.681 1175 36 28 6
7 57 - AKİF AKDANALI 8 / F 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 18 1 17.67 17 3 16.00 82.00 7.00 79.67 444.696 1385 43 34 7
8 4 - ABDULLAHÖ ZŞAHİN 8 / D 16 4 14.67 10 0 10.00 10 0 10.00 6 3 5.00 20 0 20.00 17 3 16.00 79.00 10.00 75.67 437.304 1800 55 44 8
9 85 - FATMA BAYAR 8 / A 18 2 17.33 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 18 1 17.67 16 4 14.67 76.00 13.00 71.67 426.933 2381 75 59 9

10 550 - KEVSER ALBAYRAK 8 / C 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 5 5 3.33 19 0 19.00 15 5 13.33 76.00 13.00 71.66 426.874 2449 78 62 10
11 303 - SUDE SGLM 8 / A 18 2 17.33 8 1 7.67 10 0 10.00 6 1 5.67 17 1 16.67 15 2 14.33 74.00 7.00 71.67 420.978 2798 89 71 11
12 257 - NEŞE KARACAÖREN 8 / A 19 1 18.67 6 3 5.00 10 0 10.00 9 1 8.67 16 1 15.67 15 4 13.67 75.00 10.00 71.68 419.570 2860 93 75 12
13 322 - ŞÜHEDA YARDIMCI 8 / C 15 5 13.33 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 18 1 17.67 18 2 17.33 75.00 14.00 70.33 418.993 2945 96 77 13
14 293 - TARIK BERKAY ŞAHAN 8 / E 19 1 18.67 7 3 6.00 10 0 10.00 8 2 7.33 14 3 13.00 17 3 16.00 75.00 12.00 71.00 417.052 3050 100 81 14
15 179 - MUSTAFA SELÇUK 8 / E 17 3 16.00 8 2 7.33 10 0 10.00 6 4 4.67 19 1 18.67 15 5 13.33 75.00 15.00 70.00 417.037 3065 101 82 15
16 449 - MEHMET EFE ÜNLÜ 8 / E 17 3 16.00 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 14 6 12.00 77.00 13.00 72.67 415.081 3174 105 86 16
17 164 - YUSUF İŞCEN 8 / D 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 16 4 14.67 16 4 14.67 74.00 16.00 68.68 403.259 3981 126 103 17
18 22 - AHMET TAHA AT*Ş 8 / D 19 1 18.67 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 12 5 10.33 17 3 16.00 72.00 15.00 67.00 399.259 4300 136 112 18
19 477 - OĞUZHAN ÇALIŞKA N 8 / D 16 4 14.67 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 11 6 9.00 19 1 18.67 74.00 13.00 69.67 391.393 4840 162 131 19
20 234 - MELİH EGE BUDAK 8 / D 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 15 2 14.33 14 6 12.00 70.00 17.00 64.33 383.437 5467 185 148 20
21 82 - CEYLİN ÖZ 8 / A 18 2 17.33 5 3 4.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 3 9.00 16 1 15.67 68.00 10.00 64.67 382.474 5508 187 150 21
22 354 - ZEYNEP SUDE BATUR 8 / A 18 2 17.33 7 3 6.00 10 0 10.00 5 2 4.33 13 1 12.67 14 5 12.33 67.00 13.00 62.66 380.963 5649 191 152 22
23 284 - ERVA KARAKAŞ 8 / A 19 1 18.67 6 4 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 2 8.33 16 3 15.00 67.00 13.00 62.67 379.511 5728 193 153 23
24 157 - EFE KEPCE 8 / E 14 6 12.00 6 4 4.67 10 0 10.00 7 3 6.00 15 4 13.67 17 3 16.00 69.00 20.00 62.34 377.556 5863 200 159 24
25 166 - ERDEM VARAN 8 / D 17 3 16.00 6 3 5.00 9 1 8.67 6 0 6.00 12 2 11.33 14 5 12.33 64.00 14.00 59.33 364.163 6896 230 184 25
26 478 - EYMEN BOYVAT 8 / D 15 5 13.33 6 2 5.33 10 0 10.00 7 3 6.00 9 5 7.33 18 2 17.33 65.00 17.00 59.32 356.726 7506 251 198 26
27 378 - NAZMİYE GÜL KARTAL 8 / C 19 1 18.67 6 4 4.67 10 0 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 14 6 12.00 64.00 16.00 58.67 355.807 7582 252 199 27
28 246 - ONUR ŞAMLI 8 / D 15 5 13.33 7 3 6.00 10 0 10.00 5 3 4.00 12 5 10.33 15 5 13.33 64.00 21.00 56.99 348.830 8196 271 208 28
29 233 - MELEK ZEHRA SERT 8 / A 14 5 12.33 3 7 0.67 9 1 8.67 9 1 8.67 13 2 12.33 14 4 12.67 62.00 20.00 55.34 347.896 8292 277 214 29
30 24 - ASLINUR AĞAÇ 8 / C 18 2 17.33 7 3 6.00 10 0 10.00 5 3 4.00 12 7 9.67 12 8 9.33 64.00 23.00 56.33 344.919 8530 281 217 30
31 5 - MEHMET EFE TURAN 8 / D 15 5 13.33 6 3 5.00 10 0 10.00 5 0 5.00 13 3 12.00 10 6 8.00 59.00 17.00 53.33 327.141 10170 338 257 31
32 17 - AHMET ERHAN TEMEL 8 / D 13 7 10.67 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 15 5 13.33 61.00 19.00 54.67 326.193 10233 342 260 32
33 362 - KÜBRA DÜVEN 8 / B 18 2 17.33 8 2 7.33 10 0 10.00 6 3 5.00 4 3 3.00 14 6 12.00 60.00 16.00 54.66 324.667 10376 349 265 33
34 324 - TALHA EMİR ŞENER 8 / D 16 3 15.00 5 4 3.67 10 0 10.00 4 1 3.67 7 0 7.00 12 3 11.00 54.00 11.00 50.34 321.244 10725 369 280 34
35 285 - RABİA ŞAHİN 8 / A 18 1 17.67 4 4 2.67 10 0 10.00 7 2 6.33 4 3 3.00 13 4 11.67 56.00 14.00 51.34 319.793 10902 380 287 35
36 74 - BETÜL NEVA ÖZKAN 8 / A 18 2 17.33 4 5 2.33 10 0 10.00 7 2 6.33 3 7 0.67 15 4 13.67 57.00 20.00 50.33 315.319 11366 400 302 36
37 248 - YUSUF SUNAR 8 / D 15 3 14.00 7 3 6.00 10 0 10.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 16 4 14.67 58.00 20.00 51.33 300.489 12916 451 335 37
38 420 - ELİFNAZ BUGA 8 / C 16 4 14.67 5 5 3.33 9 1 8.67 5 0 5.00 6 4 4.67 11 5 9.33 52.00 19.00 45.67 295.081 13483 476 348 38
39 391 - ZEYNEP RİYAD 8 / C 16 4 14.67 6 4 4.67 8 2 7.33 6 1 5.67 5 6 3.00 12 6 10.00 53.00 23.00 45.34 290.148 14040 496 364 39
40 321 - ŞİFA ZEYNEP AKSOY 8 / B 17 3 16.00 5 4 3.67 9 1 8.67 6 2 5.33 8 8 5.33 9 8 6.33 54.00 26.00 45.33 290.089 14056 497 365 40
41 301 - SEVDE BÖLÜKBAŞ 8 / A 19 0 19.00 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 2 2 1.33 7 6 5.00 54.00 12.00 49.99 286.637 14453 513 375 41
42 433 - GİZEM ÜNSAL 8 / B 13 6 11.00 6 4 4.67 10 0 10.00 8 1 7.67 3 4 1.67 14 4 12.67 54.00 19.00 47.68 283.259 14730 527 387 42
43 349 - ZEYNEP DEMİREL 8 / A 18 2 17.33 3 6 1.00 10 0 10.00 5 4 3.67 4 2 3.33 9 8 6.33 49.00 22.00 41.66 281.674 14952 541 397 43
44 252 - ALİ BİÇER 8 / E 15 1 14.67 8 0 8.00 9 1 8.67 10 0 10.00 3 0 3.00 7 6 5.00 52.00 8.00 49.34 273.852 15789 573 413 44
45 191 - İREM DAL 8 / A 17 3 16.00 4 4 2.67 9 1 8.67 7 3 6.00 1 4 -0.33 11 5 9.33 49.00 20.00 42.34 273.837 15793 574 414 45
46 104 - ECRİN BERBER 8 / B 15 5 13.33 3 7 0.67 9 1 8.67 4 5 2.33 5 4 3.67 12 8 9.33 48.00 30.00 38.00 273.319 15866 580 420 46
47 254 - BEGÜM ÖZTUNA 8 / B 16 3 15.00 7 2 6.33 10 0 10.00 5 2 4.33 3 5 1.33 9 9 6.00 50.00 21.00 42.99 262.933 17165 624 446 47
48 296 - SEDEF TOPCU 8 / B 16 3 15.00 4 4 2.67 9 1 8.67 7 2 6.33 2 2 1.33 10 10 6.67 48.00 22.00 40.67 262.474 17178 626 448 48
49 0 - ESMA DOĞAN 8 / B 13 7 10.67 2 6 0.00 8 2 7.33 8 2 7.33 1 4 -0.33 15 5 13.33 47.00 26.00 38.33 261.985 17207 628 450 49
50 215 - EMRE KATIRANCI 8 / D 12 6 10.00 2 5 0.33 9 1 8.67 0 0 0.00 2 1 1.67 15 5 13.33 40.00 18.00 34.00 261.481 17257 631 452 50
51 907 - YİĞİT MUSAB AKBATU 8 / D 15 5 13.33 2 5 0.33 10 0 10.00 0 2 -0.67 3 2 2.33 11 6 9.00 41.00 20.00 34.32 260.444 17436 641 457 51
52 77 - FATMA GÜL KUNDUZ 8 / C 14 3 13.00 4 4 2.67 6 3 5.00 0 0 0.00 10 5 8.33 6 11 2.33 40.00 26.00 31.33 251.570 18531 674 479 52
53 343 - YILDIRAY ALATAŞ 8 / D 15 5 13.33 3 2 2.33 10 0 10.00 0 0 0.00 1 0 1.00 11 9 8.00 40.00 16.00 34.66 250.593 18689 678 482 53
54 124 - ELİF SUDE KAMAN 8 / C 9 11 5.33 3 7 0.67 9 1 8.67 4 5 2.33 12 5 10.33 9 7 6.67 46.00 36.00 34.00 249.615 18783 683 485 54
55 187 - HİRANUR KAYA 8 / A 15 4 13.67 4 6 2.00 10 0 10.00 9 1 8.67 3 3 2.00 6 9 3.00 47.00 23.00 39.34 241.259 19841 724 508 55
56 139 - ELİF KABACA 8 / C 15 3 14.00 3 5 1.33 9 0 9.00 0 2 -0.67 3 2 2.33 8 9 5.00 38.00 21.00 30.99 240.711 19976 729 511 56
57 389 - ESLEM KESGİN 8 / A 14 5 12.33 0 5 -1.67 10 0 10.00 8 2 7.33 2 2 1.33 9 9 6.00 43.00 23.00 35.32 239.704 20103 732 514 57
58 60 - ENES ÖNCÜL 8 / F 6 11 2.33 7 3 6.00 4 6 2.00 0 0 0.00 8 1 7.67 13 7 10.67 38.00 28.00 28.67 234.341 20744 753 527 58
59 367 - İREM SONDÜL 8 / B 10 9 7.00 4 6 2.00 10 0 10.00 5 1 4.67 3 3 2.00 12 8 9.33 44.00 27.00 35.00 233.319 20911 763 532 59
60 56 - AHMET SEFER YANMAZ 8 / F 14 6 12.00 5 5 3.33 9 1 8.67 2 4 0.67 3 8 0.33 10 10 6.67 43.00 34.00 31.67 231.363 21124 771 536 60
61 231 - MEHMET ŞANAL 8 / F 15 5 13.33 4 6 2.00 8 2 7.33 1 5 -0.67 3 7 0.67 9 10 5.67 40.00 35.00 28.33 229.393 21374 782 544 61
62 154 - ECRİN NAZ BURAN 8 / C 11 7 8.67 4 4 2.67 9 1 8.67 0 2 -0.67 8 9 5.00 8 8 5.33 40.00 31.00 29.67 228.400 21502 787 548 62
63 314 - SÜMEYYE SELBEST 8 / B 17 1 16.67 5 3 4.00 9 1 8.67 2 0 2.00 1 2 0.33 3 7 0.67 37.00 14.00 32.34 226.444 21746 800 555 63
64 600 - MEDİNE HAZAL KARTAL 8 / B 13 5 11.33 3 6 1.00 8 0 8.00 4 2 3.33 6 2 5.33 4 8 1.33 38.00 23.00 30.32 224.874 22000 812 562 64
65 424 - EMİR AN KINALI 8 / E 11 7 8.67 3 6 1.00 9 1 8.67 4 2 3.33 9 2 8.33 4 10 0.67 40.00 28.00 30.67 223.970 22086 816 564 65
66 19 - AHMET HAKAN EBİL 8 / D 4 16 -1.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 12 7 9.67 14 6 12.00 39.00 50.00 22.34 223.496 22154 824 570 66
67 406 - ZEYNEP KÜLCÜ 8 / A 7 11 3.33 6 2 5.33 9 1 8.67 7 1 6.67 4 5 2.33 12 6 10.00 45.00 26.00 36.33 223.422 22221 829 574 67
68 152 - SEVDENAZ ARDA 8 / B 9 6 7.00 2 5 0.33 9 1 8.67 1 1 0.67 4 2 3.33 9 4 7.67 34.00 19.00 27.67 220.993 22532 839 582 68
69 353 - NUR YILMAZ 8 / A 13 7 10.67 5 5 3.33 9 1 8.67 8 2 7.33 0 4 -1.33 9 10 5.67 44.00 29.00 34.34 217.585 22967 858 594 69
70 446 - MEHMET İLKER UYAR 8 / E 14 6 12.00 4 6 2.00 9 1 8.67 4 2 3.33 3 17 -2.67 10 10 6.67 44.00 42.00 30.00 215.556 23260 866 600 70
71 347 - ZEYNEP AVCI 8 / C 14 4 12.67 1 3 0.00 9 1 8.67 1 1 0.67 6 7 3.67 4 10 0.67 35.00 26.00 26.35 214.637 23374 873 607 71
72 66 - EZFER ESİLA ŞENER 8 / C 10 4 8.67 1 4 -0.33 9 1 8.67 0 1 -0.33 4 2 3.33 7 5 5.33 31.00 17.00 25.34 214.563 23400 874 608 72
73 323 - BEYZA İSLAM 8 / C 15 5 13.33 2 5 0.33 10 0 10.00 1 3 0.00 2 9 -1.00 7 8 4.33 37.00 30.00 26.99 214.030 23485 879 612 73
74 364 - KÜBRA KÜMBÜL 8 / A 14 5 12.33 3 5 1.33 9 1 8.67 5 2 4.33 2 7 -0.33 7 12 3.00 40.00 32.00 29.33 210.119 23972 898 624 74
75 620 - MELİKE ÖZKAYA 8 / C 11 7 8.67 2 3 1.00 9 1 8.67 1 2 0.33 2 4 0.67 9 7 6.67 34.00 24.00 26.01 209.689 24011 901 627 75
76 409 - AHMET SARITAŞ 8 / F 15 4 13.67 3 4 1.67 8 1 7.67 1 0 1.00 0 0 0.00 4 6 2.00 31.00 15.00 26.01 208.178 24232 910 633 76
77 117 - ZÜLAL SENA YÜCELEN 8 / B 12 5 10.33 3 7 0.67 10 0 10.00 1 1 0.67 0 0 0.00 8 9 5.00 34.00 22.00 26.67 207.644 24325 911 634 77
78 76 - BÜŞRA ÇATAL 8 / C 14 5 12.33 2 8 -0.67 9 1 8.67 0 0 0.00 3 8 0.33 7 11 3.33 35.00 33.00 23.99 206.607 24480 916 636 78
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Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.15 6.14 10.10 4.66 4.08 3.29 7.95 1.62 7.41 5.31 2.60 4.44 6.10 4.51 4.60 9.88 7.05 7.52 46.04 26.00 37.37 254.158

İl Ortalaması 11.85 6.23 9.78 4.42 4.14 3.05 7.76 1.70 7.19 4.90 2.63 4.03 5.63 4.66 4.08 9.48 7.36 7.03 44.05 26.71 35.15 244.885
Okul Ortalaması 12.84 5.49 11.01 4.55 3.97 3.23 8.70 1.07 8.35 4.26 1.98 3.60 6.28 3.68 5.06 9.62 6.59 7.43 46.26 22.77 38.67 261.698

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 300 - SEHER GÜRSOY 8 / B 12 7 9.67 4 6 2.00 10 0 10.00 8 2 7.33 0 0 0.00 7 11 3.33 41.00 26.00 32.33 205.674 24596 924 642 79
80 499 - RANA KATAR 8 / C 13 6 11.00 5 3 4.00 9 1 8.67 0 0 0.00 1 6 -1.00 8 11 4.33 36.00 27.00 27.00 203.689 24890 931 647 80
81 690 - BETÜL ÖZKAYA 8 / C 13 5 11.33 2 3 1.00 9 1 8.67 1 3 0.00 2 5 0.33 5 6 3.00 32.00 23.00 24.33 201.200 25228 943 654 81
82 348 - CEREN ARICI 8 / B 12 6 10.00 3 1 2.67 9 1 8.67 4 2 3.33 2 3 1.00 3 3 2.00 33.00 16.00 27.67 198.770 25510 951 660 82
83 79 - BÜŞRANUR ÖZTÜRK 8 / C 6 11 2.33 2 6 0.00 8 2 7.33 3 6 1.00 8 7 5.67 9 8 6.33 36.00 40.00 22.66 197.259 25722 958 664 83
84 225 - NURLHUDA KUAD 8 / A 12 7 9.67 4 6 2.00 9 1 8.67 3 7 0.67 2 5 0.33 6 11 2.33 36.00 37.00 23.67 189.867 26745 995 686 84
85 328 - TUĞBA KARAGÖZ 8 / B 12 3 11.00 6 3 5.00 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.67 28.00 8.00 25.34 189.407 26795 1000 689 85
86 273 - RAVZA 8 / A 13 7 10.67 4 6 2.00 8 2 7.33 2 7 -0.33 2 8 -0.67 7 13 2.67 36.00 43.00 21.67 188.415 26903 1009 694 86
87 358 - ZEYNEP YAĞMUR ÖZÜBEK 8 / C 14 2 13.33 1 5 -0.67 9 1 8.67 1 1 0.67 2 9 -1.00 3 8 0.33 30.00 26.00 21.33 187.867 27039 1018 698 87
88 360 - BERRA AKSOY 8 / A 11 4 9.67 1 5 -0.67 7 2 6.33 2 2 1.33 0 5 -1.67 6 3 5.00 27.00 21.00 19.99 187.393 27100 1024 702 88
89 500 - ESİLA NAS 8 / C 12 4 10.67 1 3 0.00 9 1 8.67 0 0 0.00 0 4 -1.33 4 4 2.67 26.00 16.00 20.68 184.015 27512 1038 711 89
90 414 - KUBAN EFE ARSLAN 8 / D 2 4 0.67 0 0 0.00 8 0 8.00 8 2 7.33 0 0 0.00 12 7 9.67 30.00 13.00 25.67 183.985 27525 1039 712 90
91 361 - M KASIM AHISHA 8 / E 12 4 10.67 1 3 0.00 10 0 10.00 3 0 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 7.00 23.67 182.489 27731 1048 719 91
92 255 - MÜNEVVER CESARET 8 / B 11 8 8.33 2 6 0.00 10 0 10.00 4 2 3.33 2 2 1.33 3 8 0.33 32.00 26.00 23.32 178.948 28292 1069 732 92
93 366 - ERVA NUR KABAKDERE 8 / C 13 7 10.67 4 6 2.00 9 1 8.67 2 1 1.67 0 7 -2.33 4 7 1.67 32.00 29.00 22.35 177.600 28455 1074 736 93
94 407 - MUSTAFA TURA 8 / E 10 8 7.33 4 6 2.00 10 0 10.00 2 1 1.67 0 0 0.00 3 2 2.33 29.00 17.00 23.33 177.496 28502 1076 738 94
95 444 - ZEYNEP ŞAHİN 8 / A 12 8 9.33 2 6 0.00 8 2 7.33 8 1 7.67 2 7 -0.33 3 9 0.00 35.00 33.00 24.00 175.556 28734 1086 746 95
96 75 - BUSE ÇAPAR 8 / B 8 11 4.33 4 5 2.33 10 0 10.00 3 2 2.33 2 1 1.67 6 10 2.67 33.00 29.00 23.33 173.096 29068 1106 758 96
97 383 - SENA ÇAKMAK 8 / B 8 6 6.00 2 6 0.00 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 5.33 22.00 26.00 13.33 170.104 29523 1119 765 97
98 325 - TALHA ODABAŞ 8 / D 10 7 7.67 3 7 0.67 7 3 6.00 0 0 0.00 2 0 2.00 5 15 0.00 27.00 32.00 16.34 167.185 29875 1138 773 98
99 0 - TARIK DEVECİ 8 / E 6 11 2.33 3 4 1.67 5 4 3.67 1 3 0.00 7 9 4.00 6 10 2.67 28.00 41.00 14.34 161.244 30661 1181 800 99

100 371 - KADİRHAN SAYIN 8 / E 8 9 5.00 4 6 2.00 2 5 0.33 1 5 -0.67 6 10 2.67 5 11 1.33 26.00 46.00 10.66 155.793 31466 1222 821 100
101 289 - RANA NUR TİMUR 8 / C 7 10 3.67 2 8 -0.67 7 2 6.33 4 5 2.33 2 4 0.67 6 9 3.00 28.00 38.00 15.33 155.333 31500 1227 822 101
102 240 - MEVSİM YILMAZ 8 / C 3 9 0.00 2 1 1.67 9 1 8.67 0 0 0.00 5 5 3.33 5 6 3.00 24.00 22.00 16.67 152.830 31851 1240 828 102
103 165 - ENES TEKÇAM 8 / F 9 3 8.00 2 1 1.67 4 0 4.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 0 3 -1.00 15.00 8.00 12.34 147.926 32519 1270 849 103
104 220 - MEDİNE GEL 8 / B 6 13 1.67 2 5 0.33 7 3 6.00 0 0 0.00 2 4 0.67 4 1 3.67 21.00 26.00 12.34 144.993 32918 1286 858 104
105 244 - ABDULLAH GÜCCAN 8 / E 4 11 0.33 4 5 2.33 9 1 8.67 0 0 0.00 4 7 1.67 5 7 2.67 26.00 31.00 15.67 143.970 33073 1295 865 105
106 256 - NAGİHAN KIR 8 / B 7 10 3.67 6 4 4.67 7 3 6.00 3 6 1.00 2 6 0.00 4 10 0.67 29.00 39.00 16.01 143.007 33175 1302 870 106
107 72 - MUSAB METİN 8 / E 7 11 3.33 3 7 0.67 9 1 8.67 0 2 -0.67 4 5 2.33 2 8 -0.67 25.00 34.00 13.66 142.415 33328 1309 875 107
108 242 - M EMİN KARACA 8 / E 9 10 5.67 3 2 2.33 10 0 10.00 3 2 2.33 1 12 -3.00 3 10 -0.33 29.00 36.00 17.00 135.585 34122 1341 896 108
109 89 - HASAN COŞKUN 8 / F 4 6 2.00 5 1 4.67 3 6 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.33 14.00 15.00 9.00 128.133 35088 1380 920 109
110 71 - KT YAŞAR 8 / E 4 4 2.67 6 4 4.67 2 4 0.67 4 6 2.00 0 4 -1.33 6 14 1.33 22.00 36.00 10.01 126.696 35217 1390 925 110
111 335 - YAVUZSELİM KABACA 8 / E 3 14 -1.67 3 7 0.67 9 1 8.67 6 4 4.67 5 15 0.00 7 13 2.67 33.00 54.00 15.01 126.681 35229 1393 928 111
112 142 - EMİNE YILMAZ 8 / C 4 9 1.00 1 4 -0.33 3 6 1.00 0 0 0.00 5 2 4.33 1 6 -1.00 14.00 27.00 5.00 126.652 35272 1396 931 112
113 302 - SİNEM GÜ SOY 8 / B 3 13 -1.33 1 7 -1.33 7 3 6.00 3 3 2.00 0 0 0.00 5 10 1.67 19.00 36.00 7.01 111.896 36946 1467 969 113
114 118 - ELİF NUR ÖREMİ 8 / B 4 16 -1.33 4 6 2.00 9 1 8.67 2 5 0.33 4 4 2.67 3 17 -2.67 26.00 49.00 9.67 108.415 37302 1483 979 114
115 384 - ZEYNEP ÇAKMAK 8 / B 3 14 -1.67 4 6 2.00 9 1 8.67 0 1 -0.33 0 0 0.00 3 14 -1.67 19.00 36.00 7.00 95.526 38307 1516 996 115
116 422 - M EREN BUDAK 8 / D 4 13 -0.33 0 9 -3.00 4 5 2.33 1 0 1.00 2 9 -1.00 4 12 0.00 15.00 48.00 -1.00 92.607 38492 1525 1001 116
117 365 - EMİNE İNCE 8 / B 4 15 -1.00 3 4 1.67 3 6 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 11 -2.67 11.00 36.00 -1.00 82.207 38884 1539 1013 117


