
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 6. SINIF  6.DENEME 2021-2022 101 297 297 7547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,68 4 5 2,64 5 4 3,86 7 3 5,64 8 9 4,81 11 7 8,78 45 36 33,41 241,000

Okul Ortalaması 13 5 11,58 6 4 4,44 7 3 5,76 8 2 7,51 9 7 6,78 14 5 11,84 57 26 47,91 301,160

KATILIMLAR

1 61 ALPEREN KESKİN 6D 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 86 4 84,67 472,547 1 1 1 1 29

2 344 ÖZGENUR BARIŞ 6A 20 0 20,00 7 2 6,33 7 3 6,00 10 0 10,00 18 1 17,67 20 0 20,00 82 6 80,00 471,223 1 2 2 2 34

3 54 ALEYNA AKOĞLU 6A 19 0 19,00 5 5 3,33 7 3 6,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 1 17,67 78 10 74,67 454,333 2 3 3 3 96

4 0 İCLAL SUDE KARABIDAK6A 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 18 1 17,67 18 2 17,33 80 9 77,00 446,890 3 4 4 4 150

5 464 TAHA ABUKAN 6D 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 80 10 76,66 440,307 2 5 5 5 212

6 340 ÖMER DİNÇ 6D 17 2 16,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 79 10 75,66 439,703 3 6 6 6 216

7 211 HASAN KAYA 6D 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 17 3 16,00 19 1 18,67 78 12 74,01 429,640 4 7 8 8 307

8 175 EMİR BUĞRA AĞIN 6D 17 2 16,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 16 4 14,67 19 1 18,67 78 11 74,34 429,170 5 8 9 9 311

9 73 ASYANUR AYDEMİR 6A 14 5 12,33 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 19 0 19,00 77 11 73,33 428,960 4 9 10 10 315

10 107 BİLGERANA SÖNMEZ 6B 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 15 4 13,67 19 1 18,67 77 12 73,01 421,357 1 10 12 12 387

11 92 MERT  F DURAN 6D 19 1 18,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 12 4 10,67 20 0 20,00 76 10 72,67 420,107 6 11 13 13 398

12 509 ZEHRA ÇAM 6A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 15 5 13,33 17 3 16,00 78 12 74,00 418,893 5 12 14 14 414

13 51 AKİF EM E ÇIRAKOĞLU 6D 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 15 5 13,33 18 2 17,33 78 12 73,99 416,347 7 13 15 15 444

14 394 SEMİH DEMİRBAŞ 6D 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 16 4 14,67 77 13 72,67 412,307 8 14 16 16 480

15 259 AKİF KARAASLAN 6D 20 0 20,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 14 4 12,67 16 4 14,67 75 13 70,67 410,020 9 15 17 17 506

16 294 MERİH DEHA KÖKLÜKAYA6D 17 3 16,00 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 15 4 13,67 18 2 17,33 74 15 69,00 409,343 10 16 18 18 514

17 192 FATIMABETÜ KARAGÖZ6A 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 17 3 16,00 18 1 17,67 73 16 67,67 406,057 6 17 19 19 549

18 549 ZÜMRA ÖZTAŞ 6A 16 3 15,00 9 1 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 14 3 13,00 18 2 17,33 73 12 69,00 403,060 7 18 20 20 575

19 96 BENGİSU ÇAĞLAR 6A 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 14 5 12,33 18 1 17,67 75 13 70,67 402,840 8 19 21 21 582

20 86 AYŞEGÜL ÜNGÖR 6A 17 3 16,00 9 1 8,67 8 1 7,67 9 1 8,67 13 5 11,33 18 0 18,00 74 11 70,34 402,500 9 20 22 22 588

21 80 AYŞE BEYZA KUMAŞ 6A 16 4 14,67 8 2 7,33 9 0 9,00 10 0 10,00 14 4 12,67 17 1 16,67 74 11 70,34 399,860 10 21 25 25 632

22 28 BESTE YAŞAR 6B 16 4 14,67 7 2 6,33 10 0 10,00 10 0 10,00 13 4 11,67 18 1 17,67 74 11 70,34 398,780 2 22 26 26 654

23 148 ECRİN KOÇER 6A 17 3 16,00 6 3 5,00 10 0 10,00 10 0 10,00 14 4 12,67 16 3 15,00 73 13 68,67 394,663 11 23 28 28 709

24 23 YUSUF SAMİ TİRYAKİ 6F 15 4 13,67 4 6 2,00 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 15 5 13,33 70 19 63,66 394,490 1 24 29 29 714

25 245 KADİR KAAN AKOĞLU 6E 16 3 15,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 15 3 14,00 15 5 13,33 70 17 64,33 383,670 1 25 32 32 856

26 338 NESLİNU TOPKAR 6A 17 3 16,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 11 5 9,33 17 3 16,00 69 17 63,33 372,867 12 26 35 35 993

27 416 SUDENAZ ARDANUŞLU6B 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 6 6,00 19 1 18,67 71 13 66,67 372,660 3 27 37 37 998

28 454 ŞEVVAL KUŞOĞLU 6A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 7 7,67 18 2 17,33 71 16 65,68 369,643 13 28 38 38 1041

29 516 ZEHRA HADIK 6A 15 4 13,67 8 1 7,67 8 2 7,33 10 0 10,00 11 4 9,67 17 3 16,00 69 14 64,34 369,127 14 29 39 39 1045

30 3 BELİN NAZ AKYOL 6B 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 9 6,00 19 1 18,67 71 17 65,35 366,140 4 30 43 43 1097

31 178 EREN UĞUŞ 6D 12 4 10,67 7 3 6,00 7 2 6,33 9 1 8,67 16 4 14,67 15 5 13,33 66 19 59,67 364,607 11 31 44 44 1123

32 172 ELİF REE A AFAT 6C 17 3 16,00 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 8 7,33 17 3 16,00 68 20 61,33 359,993 1 32 46 46 1193

33 495 YUSUF SARIÇAM 6D 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 9 7,00 16 4 14,67 71 18 65,01 359,343 12 33 47 47 1206

34 158 EFLAL DİKER 6A 17 2 16,33 7 2 6,33 9 1 8,67 8 1 7,67 9 8 6,33 17 2 16,33 67 16 61,66 357,233 15 34 50 50 1233

35 485 YAĞMUR ÖZDEMİR 6A 19 0 19,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 7 4,67 16 4 14,67 68 15 63,00 354,710 16 35 51 51 1272

36 84 AYŞE NAZ İPEK 6A 16 2 15,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 5 7,33 16 3 15,00 66 15 60,99 352,443 17 36 52 52 1302

37 552 ZÜMRA SIRIKLI 6A 15 3 14,00 7 2 6,33 7 3 6,00 9 1 8,67 12 7 9,67 15 3 14,00 65 19 58,67 352,063 18 37 53 53 1307

38 94 BELİNAY BEZG İN 6C 14 6 12,00 5 4 3,67 7 3 6,00 9 1 8,67 14 6 12,00 15 4 13,67 64 24 56,01 350,790 2 38 54 54 1330

39 70 ÖZLEYİŞ AKYÜZ 6D 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 8 4,33 13 7 10,67 70 15 65,00 344,397 13 39 59 59 1421

40 26 AMMETSELİM AHISHA 6D 17 3 16,00 5 5 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 6 5,00 16 3 15,00 61 21 53,99 330,927 14 40 66 66 1638

41 544 ZÜMRA AKCAN 6A 13 7 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 7 5,67 18 1 17,67 62 22 54,68 329,480 19 41 67 67 1666

42 496 AHMET YILMAZ 6E 15 1 14,67 6 4 4,67 6 2 5,33 6 0 6,00 7 1 6,67 15 2 14,33 55 10 51,67 327,677 2 42 69 69 1690

43 368 RÜMEYSA ARDAHANLI 6C 15 4 13,67 5 4 3,67 7 2 6,33 8 2 7,33 10 9 7,00 15 5 13,33 60 26 51,33 322,013 3 43 71 71 1801

44 29 ELİF RANA GERS 6A 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 8 5,33 12 6 10,00 63 21 56,00 321,633 20 44 72 72 1805

45 253 M EYMEN ÇOŞKUN 6E 11 7 8,67 5 4 3,67 3 7 0,67 9 1 8,67 11 6 9,00 17 2 16,33 56 27 47,01 320,280 3 45 75 75 1829

46 304 MİKAİL GÜLER 6D 14 5 12,33 6 4 4,67 8 1 7,67 9 1 8,67 7 11 3,33 17 2 16,33 61 24 53,00 314,933 15 46 77 77 1921

47 10 ZEYNEP TEKİN 6A 13 7 10,67 7 3 6,00 5 5 3,33 6 2 5,33 11 9 8,00 15 4 13,67 57 30 47,00 310,343 21 47 78 78 1997
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48 482 YAĞMUR DANACI 6C 15 3 14,00 7 1 6,67 8 2 7,33 8 0 8,00 9 6 7,00 11 5 9,33 58 17 52,33 309,757 4 48 79 79 2011

49 399 SEMİHMETE BUDAK 6E 14 6 12,00 3 7 0,67 6 4 4,67 9 1 8,67 10 9 7,00 15 5 13,33 57 32 46,34 308,303 4 49 81 81 2051

50 283 MELİK YILDIRIM 6F 14 4 12,67 7 3 6,00 12 3 11,00 12 3 11,00 45 13 40,67 308,107 2 50 82 82 2059

51 330 MUSTAFA YILDIZ 6F 15 5 13,33 6 4 4,67 4 5 2,33 8 0 8,00 11 6 9,00 12 8 9,33 56 28 46,66 307,510 3 51 83 83 2065

52 42 ZEYNEPHÜMA OKUMUŞ6A 12 7 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 11 6 9,00 13 5 11,33 58 26 49,33 307,073 22 52 84 84 2072

53 169 CEMRE NAZ POLATTAŞ6B 16 4 14,67 8 2 7,33 6 2 5,33 10 0 10,00 7 8 4,33 13 6 11,00 60 22 52,66 306,920 5 53 85 85 2074

54 43 MELEK B DÜGENCİ 6C 16 4 14,67 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 7 4,67 13 6 11,00 59 24 51,01 304,877 5 54 88 88 2116

55 451 SÜMEYYE ŞAHİN 6B 16 4 14,67 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 11 4,33 13 6 11,00 60 28 50,67 302,680 6 55 89 89 2153

56 537 ZEYNEP MİN A ÇAVUŞ 6B 12 8 9,33 5 5 3,33 9 1 8,67 10 0 10,00 12 8 9,33 12 8 9,33 60 30 49,99 302,373 7 56 90 90 2159

57 101 BEREN ÇİTÇİ 6C 16 4 14,67 5 4 3,67 6 4 4,67 10 0 10,00 11 8 8,33 9 7 6,67 57 27 48,01 301,237 6 57 92 92 2182

58 610 ZEYNEPELİF SAKA 6B 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 7 6,67 12 8 9,33 57 29 47,33 292,560 8 58 98 98 2340

59 270 MEHMET E PAMUK 6D 15 4 13,67 5 5 3,33 7 3 6,00 6 3 5,00 6 13 1,67 16 3 15,00 55 31 44,67 290,080 16 59 99 99 2394

60 524 ZEHRA YILMAZ 6A 14 2 13,33 1 2 0,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 2 3,33 13 2 12,33 49 11 45,32 289,117 23 60 100 100 2414

61 1 MİRAC KAVLAK 6D 11 9 8,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 8 6,33 13 7 10,67 56 31 45,66 279,843 17 61 107 107 2619

62 279 MELİHTEKİN YAĞLI 6D 15 3 14,00 4 5 2,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 13 6 11,00 52 24 44,00 277,510 18 62 109 109 2664

63 508 TUANA GÜNDOĞAN 6B 13 7 10,67 3 7 0,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 6 6,00 12 8 9,33 52 32 41,34 274,887 9 63 113 113 2713

64 237 İKRA YADE SEVCAN 6A 14 6 12,00 6 4 4,67 5 4 3,67 8 2 7,33 5 11 1,33 14 6 12,00 52 33 41,00 266,140 24 64 117 117 2919

65 247 KÜBRA BİROL 6B 12 7 9,67 5 3 4,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 5 4,33 11 6 9,00 49 26 40,33 260,203 10 65 123 123 3054

66 216 HİLAL YİĞİT 6C 13 6 11,00 4 4 2,67 6 4 4,67 6 3 5,00 6 6 4,00 12 7 9,67 47 30 37,01 258,763 7 66 124 124 3091

67 377 SALİM KESGİN 6D 8 12 4,00 5 5 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 8 12 4,00 15 5 13,33 50 40 36,66 250,573 19 67 132 132 3265

68 133 EBRAR KAYA 6B 13 6 11,00 5 4 3,67 5 5 3,33 10 0 10,00 5 7 2,67 10 8 7,33 48 30 38,00 247,070 11 68 135 135 3346

69 404 SERHAN YILDIZ 6E 9 7 6,67 7 3 6,00 5 4 3,67 8 1 7,67 4 6 2,00 14 6 12,00 47 27 38,01 247,030 5 69 136 136 3348

70 230 HÜSEYİN AKSOYCUK 6E 9 10 5,67 4 5 2,33 4 6 2,00 7 2 6,33 8 9 5,00 13 6 11,00 45 38 32,33 243,927 6 70 141 141 3417

71 502 YUSUFKAYRA TONBUL 6E 13 4 11,67 5 5 3,33 5 5 3,33 5 1 4,67 2 6 0,00 13 5 11,33 43 26 34,33 243,303 7 71 143 143 3435

72 18 AHMETERDEM DOĞRUTEKİN6E 13 7 10,67 5 5 3,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 11 2,33 10 10 6,67 50 37 37,67 240,563 8 72 147 147 3522

73 352 REVAN SÜLEYMAN 6A 18 2 17,33 5 3 4,00 9 1 8,67 9 1 8,67 2 0 2,00 43 7 40,67 238,007 25 73 151 151 3577

74 226 HATİCENUR ACI 6B 12 7 9,67 6 3 5,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 11 3,33 9 10 5,67 49 36 37,00 236,713 12 74 154 154 3604

75 200 FATMA KIR 6C 13 7 10,67 1 9 -2,00 4 5 2,33 9 1 8,67 6 10 2,67 11 8 8,33 44 40 30,67 236,277 8 75 155 155 3614

76 153 ELİF CERİT 6B 11 8 8,33 6 3 5,00 6 3 5,00 10 0 10,00 6 9 3,00 9 8 6,33 48 31 37,66 235,583 13 76 156 156 3623

77 176 EMRE YAĞCI 6D 14 6 12,00 0 7 -2,33 6 4 4,67 7 2 6,33 8 12 4,00 9 11 5,33 44 42 30,00 233,283 20 77 157 157 3674

78 65 HİRANUR UZUNER 6B 12 7 9,67 4 5 2,33 8 1 7,67 9 1 8,67 3 10 -0,33 11 7 8,67 47 31 36,68 230,253 14 78 160 160 3739

79 532 ZEYNEP KARTAL 6C 15 5 13,33 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 9 10 5,67 6 14 1,33 42 47 26,33 223,090 9 79 164 164 3912

80 494 YUSUFBARAN YAIÇINKAYA6E 13 7 10,67 7 3 6,00 4 6 2,00 9 1 8,67 5 13 0,67 9 10 5,67 47 40 33,68 221,970 9 80 166 166 3946

81 333 KÜBRANAZAR KARTAL 6C 10 10 6,67 4 6 2,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 14 1,33 10 10 6,67 46 44 31,33 211,040 10 81 173 173 4211

82 127 CELAL EFE ŞENGÜL 6F 10 8 7,33 3 7 0,67 2 5 0,33 8 2 7,33 3 16 -2,33 14 6 12,00 40 44 25,33 205,823 4 82 175 175 4339

83 131 EBRARGAMZE ÖZDURAN6B 10 9 7,00 4 5 2,33 5 3 4,00 7 3 6,00 6 12 2,00 9 10 5,67 41 42 27,00 203,580 15 83 178 178 4390

84 474 UMUT BERAT AYKAÇ 6E 9 10 5,67 3 6 1,00 7 3 6,00 4 5 2,33 4 15 -1,00 13 7 10,67 40 46 24,67 198,397 10 84 182 182 4516

85 445 S BERAT Ç 6E 6 6 4,00 3 3 2,00 3 5 1,33 4 1 3,67 5 7 2,67 10 8 7,33 31 30 21,00 192,250 11 85 189 189 4683

86 37 CEREN ÇAKMAK 6B 12 8 9,33 5 2 4,33 6 3 5,00 6 2 5,33 4 9 1,00 5 12 1,00 38 36 25,99 186,333 16 86 192 192 4825

87 492 YUNUS EMRE KUNDUZ6F 5 8 2,33 0 6 -2,00 3 4 1,67 4 0 4,00 7 4 5,67 7 6 5,00 26 28 16,67 184,690 5 87 193 193 4867

88 123 AHMET ACI 6F 4 4 2,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 3 2,00 4 4 2,67 7 3 6,00 28 24 20,01 180,233 6 88 197 197 4979

89 326 ANIL BOZOK 6F 7 10 3,67 7 1 6,67 7 3 6,00 3 6 1,00 4 13 -0,33 10 10 6,67 38 43 23,68 177,730 7 89 199 199 5043

90 99 BERAT ALPARSLANK 6D 6 13 1,67 3 6 1,00 2 6 0,00 6 3 5,00 7 13 2,67 10 10 6,67 34 51 17,01 175,640 21 90 200 200 5094

91 52 OSMANKAAN ÇAKIR 6F 9 11 5,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 17 -2,67 11 9 8,00 37 53 19,32 171,907 8 91 203 203 5195

92 36 AFİTAP İDGÜ 6B 2 5 0,33 3 5 1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 1 5 -0,67 12 6 10,00 27 32 16,32 166,170 17 92 208 208 5325

93 91 BAKİ KARAKUŞ 6E 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 12 3,00 11 9 8,00 29 60 9,00 160,930 12 93 216 216 5478

94 58 ALİ GÖKBOĞA 6F 7 13 2,67 4 6 2,00 6 3 5,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 31 58 11,67 138,847 9 94 242 242 6178
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95 25000 KÜBRA ÇAKICILAR 6C 9 11 5,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 7 3 6,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 31 59 11,32 131,800 11 95 249 249 6357

96 134 NESRİN TEMÜR 6C 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 27 63 6,00 125,133 12 96 255 255 6539

97 0 EREN YARIZ 6E 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 8 11 4,33 27 62 6,33 124,137 13 97 257 257 6569

98 207 FATMANUR DEMİRER 6B 6 12 2,00 2 7 -0,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 11 -0,67 7 10 3,67 22 56 3,34 123,477 18 98 258 258 6576

99 497 YUSUFKAAN YAŞAR 6E 4 10 0,67 1 8 -1,67 4 3 3,00 2 13 -2,33 8 8 5,33 19 42 5,00 119,870 14 99 262 262 6660

100 0 BEYZANUR ÖZKA A 6B 5 12 1,00 3 5 1,33 2 4 0,67 5 1 4,67 3 10 -0,33 3 8 0,33 21 40 7,67 118,037 19 100 265 265 6720

101 0 YS*  U * Ö* N 6E 5 14 0,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 8 12 4,00 27 62 6,33 114,717 15 101 271 271 6812
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