
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 8. SINIF LGS 6.DENEME 2021-20222 105 560 560 14396

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,62 7 2 6,08 7 2 6,79 6 2 5,61 5 5 3,66 9 8 6,27 47 25 39,03 239,840

Okul Ortalaması 13 5 11,59 7 2 6,37 8 2 7,62 6 2 5,68 6 4 4,47 10 7 7,53 50 21 43,26 257,740

KATILIMLAR

1 0 FURKAN TOKMAK 8D 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 4 13,67 18 2 17,33 82 7 79,67 440,903 1 1 5 5 120

2 0 SERHAT KARAKURT 8D 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 2 14,33 18 2 17,33 81 6 79,00 438,643 2 2 6 6 137

3 0 MEHMET ÖZÜYAĞLI 8D 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 16 4 14,67 82 8 79,34 437,067 3 3 7 7 148

4 0 İBRAHİM KARAKAYA 8E 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 2 16,33 15 5 13,33 81 8 78,33 431,783 1 4 9 9 183

5 0 RUKİYE ÇAM 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 14 0 14,00 17 3 16,00 79 5 77,34 428,967 1 5 10 10 202

6 0 MEHMET EFE ÜNLÜ 8E 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 2 16,33 16 4 14,67 80 9 77,00 425,957 2 6 12 12 235

7 0 MUSTAFA SELÇUK 8E 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 17 3 16,00 16 4 14,67 78 12 74,00 418,080 3 7 14 14 305

8 0 EFE KPC 8E 19 1 18,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 13 2 12,33 17 3 16,00 70 15 65,00 397,423 4 8 21 21 563

9 0 YUSUF İŞCEN 8D 15 5 13,33 9 1 8,67 9 0 9,00 6 4 4,67 17 2 16,33 16 4 14,67 72 16 66,67 397,190 4 9 23 23 569

10 0 Z ECRİN BOYVAT 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 12 3 11,00 16 3 15,00 74 10 70,66 394,800 2 10 24 24 605

11 0 TARIK B ŞAHAN 8E 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 11 2 10,33 16 4 14,67 74 9 71,00 394,043 5 11 26 26 623

12 0 CEYLİN ÖZ 8A 13 7 10,67 9 0 9,00 9 1 8,67 10 0 10,00 15 0 15,00 16 3 15,00 72 11 68,34 388,360 3 12 30 30 707

13 0 MELEKZEHRA SERT 8A 18 1 17,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 11 0 11,00 16 4 14,67 69 11 65,33 384,113 4 13 34 34 813

14 0 AKİF AKDANALI 8F 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 11 2 10,33 15 5 13,33 73 10 69,66 383,190 1 14 35 35 829

15 0 KEVSER ALBAYRAK 8C 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 11 1 10,67 14 6 12,00 72 10 68,67 382,160 1 15 36 36 855

16 0 ASLINUR AĞAÇ 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 2 5,33 12 4 10,67 16 4 14,67 70 14 65,34 380,660 2 16 38 38 892

17 0 OĞUZHAN ÇALIŞKAN 8D 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 2 9,33 17 3 16,00 70 12 66,00 373,720 5 17 42 42 1036

18 0 MELİH EGE BUDAK 8D 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 12 4 10,67 15 5 13,33 69 17 63,34 360,320 6 18 55 55 1408

19 0 HAKAN EBİL 8D 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 11 8 8,33 15 5 13,33 69 20 62,33 358,783 7 19 58 58 1459

20 0 AHMET TAHA ATEŞ 8D 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 5 6,33 14 5 12,33 70 12 66,00 357,873 8 20 61 61 1486

21 0 SUDENAZ SAĞLAM 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 11 3 10,00 12 8 9,33 69 15 63,99 356,420 5 21 62 62 1520

22 0 NEVA ÖZKAN 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 4 4 2,67 16 4 14,67 69 9 66,01 349,200 6 22 69 69 1729

23 0 ŞÜHEDA YARDIMCI 8C 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 5 8,33 13 6 11,00 66 18 60,00 342,893 3 23 74 74 1929

24 0 NEŞE KARACAÖREN 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 5 5 3,33 14 6 12,00 68 12 64,00 338,633 7 24 77 77 2081

25 0 FATMA BAYAR 8A 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 7 5,67 11 8 8,33 66 18 60,00 328,640 8 25 84 84 2461

26 0 AHME T TEMEL 8D 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 3 2 2,33 16 4 14,67 63 12 59,00 325,750 9 26 89 89 2572

27 0 ERDEM VARAN 8D 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 1 5,67 7 3 6,00 16 4 14,67 61 16 55,68 324,003 10 27 91 91 2634

28 0 KÜBRA DÜVEN 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 5 2 4,33 12 7 9,67 63 13 58,66 320,947 1 28 94 94 2749

29 0 MEHMET EFE TURAN 8D 14 5 12,33 8 1 7,67 9 1 8,67 7 0 7,00 8 1 7,67 11 2 10,33 57 10 53,67 313,380 11 29 102 102 3086

30 0 EMRE KATIRANCI 8D 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 3 3 2,00 7 2 6,33 14 6 12,00 58 17 52,33 312,483 12 30 105 105 3142

31 0 ŞİFA AKSOY 8B 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 12 2 11,33 6 7 3,67 57 20 50,33 307,230 2 31 111 111 3383

32 0 NAZMİYEGÜL KARTAL 8C 13 7 10,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 3 8,00 11 7 8,67 61 19 54,67 305,087 4 32 114 114 3493

33 0 ONUR ŞAMLI 8D 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 4 2 3,33 12 8 9,33 62 14 57,33 303,713 13 33 118 118 3561

34 0 SEVDE BÖLÜKBAŞ 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 3 4 1,67 11 7 8,67 61 14 56,34 299,457 9 34 125 125 3764

35 0 EYMEN BOYVAT 8D 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 2 6,33 3 5 1,33 16 4 14,67 56 21 48,99 294,257 14 35 136 136 4036

36 0 ERVA KARAKAŞ 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 3 5 1,33 14 6 12,00 58 20 51,33 288,493 10 36 143 143 4318

37 0 YUŞUF SUNAR 8D 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 6 3,00 11 9 8,00 59 22 51,67 287,103 15 37 144 144 4382

38 0 SEDEF TOPCU 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 3 4,00 10 8 7,33 57 19 50,67 286,540 3 38 146 146 4406

39 0 ALİ BİÇER 8E 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 12 6 10,00 57 11 53,34 283,087 6 39 150 150 4587

40 0 RABİA ŞAHİN 8A 15 4 13,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 5 2 4,33 10 9 7,00 56 19 49,67 282,757 11 40 151 151 4615

41 0 YILDIRAY ALATAŞ 8D 17 2 16,33 4 5 2,33 10 0 10,00 2 0 2,00 13 4 11,67 46 11 42,33 281,233 16 41 154 154 4723

42 0 AHMETSEFER YANMAZ8F 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 1 1 0,67 7 5 5,33 13 7 10,67 50 24 42,00 279,453 2 42 158 158 4811

43 0 ZEYNEP DEMİREL 8A 17 2 16,33 9 0 9,00 8 2 7,33 7 0 7,00 6 2 5,33 7 11 3,33 54 17 48,32 278,827 12 43 159 159 4848

44 0 ECRİN NAZ BURAN 8C 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 4 0 4,00 5 5 3,33 10 10 6,67 54 20 47,33 278,093 5 44 161 161 4887

45 0 M KASIM AHISHA 8E 16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 3 7 0,67 10 4 8,67 7 11 3,33 51 31 40,68 273,453 7 45 168 168 5144

46 0 TALHA EMİR ŞENER 8D 12 5 10,33 10 0 10,00 9 1 8,67 5 1 4,67 2 2 1,33 13 3 12,00 51 12 47,00 270,243 17 46 170 170 5302

47 0 ELİF KABACA 8C 16 3 15,00 7 2 6,33 8 2 7,33 1 0 1,00 4 0 4,00 9 5 7,33 45 12 40,99 268,247 6 47 175 175 5404
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Genel Ortalama 13 6 10,62 7 2 6,08 7 2 6,79 6 2 5,61 5 5 3,66 9 8 6,27 47 25 39,03 239,840

Okul Ortalaması 13 5 11,59 7 2 6,37 8 2 7,62 6 2 5,68 6 4 4,47 10 7 7,53 50 21 43,26 257,740

KATILIMLAR

48 0 HİRANUR KAYA 8A 12 7 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 4 2,67 12 5 10,33 53 21 46,00 267,807 13 48 176 176 5425

49 0 ZEYNEP KÜLCÜ 8A 12 8 9,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 4 4 2,67 12 7 9,67 52 25 43,67 258,990 14 49 200 200 5929

50 0 YASİN ÇETİN 8F 12 6 10,00 5 3 4,00 6 3 5,00 4 0 4,00 11 2 10,33 38 14 33,33 249,830 3 50 211 211 6452

51 0 SEHER GÜRSOY 8B 15 2 14,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 1 1 0,67 6 7 3,67 50 12 46,00 247,887 4 51 213 213 6554

52 0 MEHMET ŞANAL 8F 14 5 12,33 8 1 7,67 8 2 7,33 2 2 1,33 4 2 3,33 7 4 5,67 43 16 37,66 244,307 4 52 221 221 6768

53 0 ENES ÖNCÜL 8F 11 8 8,33 10 0 10,00 8 2 7,33 5 5 3,33 7 6 5,00 9 11 5,33 50 32 39,32 241,920 5 53 223 223 6892

54 0 BÜŞRA ÇATAL 8C 15 3 14,00 8 2 7,33 10 0 10,00 1 1 0,67 3 7 0,67 9 8 6,33 46 21 39,00 241,303 7 54 225 225 6924

55 0 ESLEM KESGİN 8A 14 6 12,00 2 4 0,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 4 2,67 9 11 5,33 46 28 36,67 238,827 15 55 229 229 7065

56 0 SEVDENAZ ARDA 8B 12 4 10,67 7 1 6,67 10 0 10,00 2 0 2,00 4 2 3,33 8 8 5,33 43 15 38,00 238,273 5 56 230 230 7098

57 0 EZFERESİLA ŞENER 8C 15 5 13,33 6 1 5,67 10 0 10,00 3 1 2,67 6 4 4,67 40 11 36,34 237,387 8 57 236 236 7170

58 0 BEGÜM ÖZTUNA 8B 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 1 5,67 2 4 0,67 10 10 6,67 48 25 39,68 234,923 6 58 241 241 7317

59 0 YİĞİTMUSAB 8D 14 5 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 0 3 -1,00 10 7 7,67 44 15 39,00 232,863 18 59 242 242 7421

60 0 YAREN ERDALB 8B 12 8 9,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 3 8 0,33 11 9 8,00 49 32 38,33 231,423 7 60 246 246 7492

61 0 BÜŞRANUR ÖZTÜRK 8C 14 2 13,33 7 1 6,67 9 1 8,67 3 8 0,33 8 6 6,00 41 18 35,00 229,023 9 61 251 251 7622

62 0 SÜMEYYE SELBEST 8B 15 4 13,67 7 1 6,67 8 1 7,67 2 1 1,67 2 2 1,33 5 3 4,00 39 12 35,01 227,907 8 62 253 253 7685

63 0 NUR YILMAZ 8A 12 6 10,00 4 6 2,00 8 2 7,33 9 1 8,67 3 2 2,33 7 11 3,33 43 28 33,66 218,403 16 63 279 279 8295

64 0 ZEYNEP RİYAD 8C 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 2 5,33 1 0 1,00 6 3 5,00 40 18 33,99 215,740 10 64 284 284 8424

65 0 EMİRHAN KINALI 8E 8 11 4,33 6 4 4,67 8 2 7,33 0 1 -0,33 2 1 1,67 11 3 10,00 35 22 27,67 208,763 8 65 302 302 8813

66 0 RANA NUR TİMUR 8C 10 5 8,33 8 2 7,33 7 2 6,33 4 3 3,00 2 0 2,00 5 5 3,33 36 17 30,32 203,720 11 66 315 315 9089

67 0 TUĞBA KARAGÖZ 8B 12 3 11,00 8 0 8,00 9 1 8,67 5 5 3,33 34 9 31,00 202,623 9 67 320 320 9156

68 0 BUSE ÇAPAR 8B 12 4 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 0 4,00 3 2 2,33 5 12 1,00 37 25 28,67 201,233 10 68 321 321 9216

69 0 ESİLANAS KAYA 8C 15 2 14,33 1 0 1,00 9 1 8,67 2 0 2,00 1 3 0,00 28 6 26,00 201,137 12 69 323 323 9226

70 0 İREM SONDÜ 8B 12 7 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 2 0 2,00 2 2 1,33 6 12 2,00 38 25 29,66 198,070 11 70 328 328 9406

71 0 ERVA NUR KABAKDERE8C 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 2 0 2,00 0 6 -2,00 5 7 2,67 39 21 32,01 196,153 13 71 332 332 9497

72 0 EMİNE YILMAZ 8C 10 4 8,67 1 4 -0,33 2 3 1,00 5 3 4,00 8 11 4,33 26 25 17,67 194,917 14 72 335 335 9567

73 0 MEHMET UYAR  SÜÜ 8E 9 11 5,33 8 2 7,33 10 0 10,00 6 2 5,33 1 13 -3,33 10 4 8,67 44 32 33,33 194,727 9 73 336 336 9579

74 0 BEYZA İSLAM 8C 13 7 10,67 7 3 6,00 7 3 6,00 2 3 1,00 4 11 0,33 7 13 2,67 40 40 26,67 193,413 15 74 340 340 9662

75 0 RANA KATAR 8C 14 5 12,33 5 3 4,00 10 0 10,00 6 14 1,33 35 22 27,66 193,123 16 75 341 341 9679

76 0 YAĞMUR ÖZÜBEK 8C 14 6 12,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 13 0,67 6 14 1,33 41 47 25,34 191,807 17 76 349 349 9755

77 0 TALHA ODABAŞ 8D 9 8 6,33 0 4 -1,33 1 4 -0,33 1 5 -0,67 13 3 12,00 24 24 16,00 191,463 19 77 352 352 9779

78 0 MUSAB METİN 8E 9 10 5,67 1 3 0,00 9 1 8,67 0 1 -0,33 4 7 1,67 8 5 6,33 31 27 22,01 188,713 10 78 356 356 9930

79 0 ZEYNEP ŞAHİN 8A 10 8 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 5 2,33 2 9 -1,00 9 11 5,33 40 38 27,32 188,060 17 79 357 357 9971

80 0 ELİFNAZ BUĞA 8C 11 8 8,33 5 4 3,67 3 3 2,00 3 7 0,67 9 10 5,67 31 32 20,34 187,667 18 80 360 360 9990

81 0 ZÜLAL SENA YÜCELEN 8B 12 6 10,00 5 5 3,33 7 3 6,00 1 1 0,67 0 1 -0,33 7 9 4,00 32 25 23,67 187,663 12 81 361 361 9991

82 0 MEVSİM YILMAZ 8C 12 5 10,33 5 3 4,00 9 1 8,67 2 0 2,00 2 7 -0,33 30 16 24,67 184,707 19 82 370 370 10153

83 0 SENA ÇAKMAK 8B 11 6 9,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 11 3,33 32 23 24,33 184,377 13 83 371 371 10170

84 0 İREM SOYOCAK 8A 7 7 4,67 7 1 6,67 9 0 9,00 10 0 10,00 4 7 1,67 3 9 0,00 40 24 32,01 182,770 18 84 376 376 10252

85 0 CEREN ARICI 8B 13 6 11,00 1 1 0,67 8 2 7,33 7 1 6,67 29 10 25,67 182,657 14 85 377 377 10256

86 0 MUSTAFA TURA 8E 12 6 10,00 5 5 3,33 6 4 4,67 23 15 18,00 181,980 11 86 380 380 10289

87 0 NURLHUDA KUAD 8A 11 9 8,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 3 5,00 34 15 29,00 178,537 19 87 386 386 10451

88 0 NAGİHAN KIRFB 8B 11 7 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 2 1 1,67 1 7 -1,33 5 10 1,67 35 29 25,35 173,060 15 88 399 399 10736

89 0 FATMA RAVZ A 8A 10 10 6,67 5 5 3,33 6 3 5,00 2 4 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 33 42 19,00 169,747 20 89 407 407 10871

90 0 YAVUZSELİM KABACA 8E 6 5 4,33 3 5 1,33 8 2 7,33 2 0 2,00 2 6 0,00 7 6 5,00 28 24 19,99 168,700 12 90 412 412 10942

91 0 ABDULLAH GÜCCAN 8E 9 6 7,00 7 2 6,33 5 2 4,33 4 9 1,00 4 8 1,33 29 27 19,99 167,667 13 91 416 416 10993

92 0 ELİF NUR ÖREMİŞ 8B 7 13 2,67 3 4 1,67 6 4 4,67 2 4 0,67 4 7 1,67 9 11 5,33 31 43 16,68 166,463 16 92 420 420 11045

93 0 ZEYNEP BAYINDIR 8C 9 10 5,67 5 5 3,33 7 3 6,00 1 0 1,00 1 1 0,67 6 11 2,33 29 30 19,00 163,990 20 93 430 430 11161

94 0 ZEYNEP TOLAN 8B 7 7 4,67 3 1 2,67 8 2 7,33 3 1 2,67 1 3 0,00 4 6 2,00 26 20 19,34 157,353 17 94 443 443 11464
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Genel Ortalama 13 6 10,62 7 2 6,08 7 2 6,79 6 2 5,61 5 5 3,66 9 8 6,27 47 25 39,03 239,840
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KATILIMLAR

95 0 HAYRUNNİSA YILDIRIM8A 6 14 1,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 3 11 -0,67 10 7 7,67 30 51 13,00 153,323 21 95 453 453 11643

96 0 MEDİNE GEL 8B 6 13 1,67 9 0 9,00 8 2 7,33 23 15 18,00 136,883 18 96 482 482 12297

97 0 FATMA GÜL KUNDUZ 8C 7 4 5,67 0 4 -1,33 4 5 2,33 11 13 6,67 129,743 21 97 496 496 12583

98 0 TARIK 8E 3 14 -1,67 2 4 0,67 6 1 5,67 7 5 5,33 3 14 -1,67 21 38 8,33 128,213 14 98 498 498 12638

99 0 KADİRHAN SAYIN 8E 3 8 0,33 4 2 3,33 4 4 2,67 4 2 3,33 3 9 0,00 3 10 -0,33 21 35 9,33 117,327 15 99 515 515 13046

100 0 K Y 8E 6 13 1,67 0 9 -3,00 3 7 0,67 0 5 -1,67 5 9 2,00 0 1 -0,33 14 44 -0,66 111,710 16 100 523 523 13247

101 0 CEPEN ARICI 8B 3 3 2,00 0 2 -0,67 3 5 1,33 109,340 19 101 529 529 13332

102 0 M 8C 0 2 -0,67 2 3 1,00 2 5 0,33 101,117 22 102 540 540 13597

103 0 EMİNE İNCE 8B 4 15 -1,00 3 6 1,00 4 6 2,00 3 8 0,33 3 12 -1,00 17 47 1,33 96,697 20 103 542 542 13725

104 0 İLAY KOÇ 8B 4 8 1,33 2 4 0,67 4 3 3,00 4 4 2,67 0 5 -1,67 2 12 -2,00 16 36 4,00 96,330 21 104 543 543 13737

105 0 SİNEM GÜRSOY 8B 4 14 -0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 2 9 -1,00 2 18 -4,00 23 56 4,33 86,177 22 105 552 552 13991
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