
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çorum MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 8.SINIF ZOOM -2 396 106 106 106

Ortalamalar
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.09 5.61 11.22 6.83 2.37 6.04 6.52 2.82 5.58 3.74 3.56 2.56 6.45 5.93 4.48 10.18 7.86 7.56 46.82 28.15 37.44 258.850

İl Ortalaması 12.79 5.41 10.99 6.66 2.04 5.98 6.38 2.70 5.48 2.91 2.98 1.91 5.15 3.99 3.82 9.92 7.08 7.56 43.80 24.19 35.74 252.363
Okul Ortalaması 12.79 5.41 10.99 6.66 2.04 5.98 6.38 2.70 5.48 2.91 2.98 1.91 5.15 3.99 3.82 9.92 7.08 7.56 43.80 24.19 35.74 252.363

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 331 - YİĞİT M DEMİRAL 8 / C 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 18 2 17.33 19 1 18.67 79.00 11.00 75.33 448.622 7 1 1 1
2 90 - YUSUFEFE IŞITAN 8 / C 19 1 18.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 7 0.67 17 1 16.67 18 2 17.33 73.00 15.00 68.00 434.830 17 2 2 2
3 25 - TALHA KODAZ 8 / C 19 1 18.67 10 0 10.00 8 2 7.33 4 6 2.00 19 1 18.67 15 5 13.33 75.00 15.00 70.00 428.904 20 3 3 3
4 468 - ŞEYMA NUR KUŞOĞLU 8 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 13 2 12.33 16 4 14.67 76.00 9.00 73.01 411.141 31 4 4 4
5 463 - ZEYNEP DEMİRCİ 8 / A 19 1 18.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 12 2 11.33 16 4 14.67 75.00 9.00 72.00 405.200 36 5 5 5
6 228 - ÖMER FARUK SOYTÜRK 8 / E 17 3 16.00 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 16 4 14.67 15 5 13.33 74.00 16.00 68.66 397.274 40 6 6 6
7 9 - BARIŞ ÇALIŞ 8 / C 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 0 7.00 16 2 15.33 12 8 9.33 73.00 12.00 69.00 394.800 41 7 7 7
8 59 - ABDULBAKİ BALYUZ 8 / D 19 1 18.67 10 0 10.00 8 2 7.33 4 5 2.33 16 2 15.33 13 7 10.67 70.00 17.00 64.33 393.837 42 8 8 8
9 458 - EMİNE NUR ALAMEŞE 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 13 3 12.00 16 4 14.67 72.00 14.00 67.34 389.407 47 9 9 9

10 659 - ALİ EMRE TİRYAKİ 8 / C 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 4 3 3.00 14 3 13.00 14 4 12.67 67.00 15.00 62.01 377.067 62 10 10 10
11 121 - BEKİR ASAROĞLU 8 / D 16 4 14.67 9 1 8.67 5 4 3.67 6 4 4.67 13 4 11.67 17 3 16.00 66.00 20.00 59.35 376.104 63 11 11 11
12 68 - MUHAMMET ÖLÇER 8 / E 15 5 13.33 9 1 8.67 5 3 4.00 5 3 4.00 13 2 12.33 17 3 16.00 64.00 17.00 58.33 371.570 64 12 12 12
13 455 - İREM SULTAN ŞAHİN 8 / B 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 9 2 8.33 14 6 12.00 68.00 13.00 63.66 361.689 77 13 13 13
14 465 - ZÜMRA ŞANLITÜRK 8 / A 17 2 16.33 5 1 4.67 7 3 6.00 8 1 7.67 11 3 10.00 13 2 12.33 61.00 12.00 57.00 356.267 78 14 14 14
15 30 - İHSAN AKIŞ 8 / D 16 3 15.00 9 0 9.00 9 1 8.67 8 2 7.33 11 4 9.67 13 6 11.00 66.00 16.00 60.67 348.415 84 15 15 15
16 437 - HARUN AYTEKİN 8 / D 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 0 1 -0.33 16 3 15.00 10 8 7.33 60.00 18.00 54.01 344.459 87 16 16 16
17 460 - ZEHRA NUR SARIÇAM 8 / A 18 2 17.33 8 2 7.33 8 2 7.33 3 2 2.33 10 4 8.67 13 7 10.67 60.00 19.00 53.66 342.474 89 17 17 17
18 46 - SEMİH BİLGE 8 / C 18 2 17.33 9 1 8.67 7 3 6.00 2 7 -0.33 9 8 6.33 15 5 13.33 60.00 26.00 51.33 340.444 92 18 18 18
19 662 - EMİN KARA 8 / C 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 4 6 2.00 6 7 3.67 15 5 13.33 62.00 21.00 55.01 340.030 93 19 19 19
20 632 - YUSUF TALHA YILDIZ 8 / C 16 4 14.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 15 1 14.67 10 10 6.67 60.00 26.00 51.34 336.104 97 20 20 20
21 1 - ZEYNEP BİLGE ÇİÇEK 8 / B 18 2 17.33 7 3 6.00 9 1 8.67 4 3 3.00 6 2 5.33 14 4 12.67 58.00 15.00 53.00 335.541 100 21 21 21
22 122 - YAĞIZ ÇATAL 8 / D 16 3 15.00 9 1 8.67 10 0 10.00 5 4 3.67 11 2 10.33 11 7 8.67 62.00 17.00 56.34 334.578 102 22 22 22
23 633 - AHMET SALİH BALDAN 8 / D 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 2 0 2.00 7 5 5.33 15 4 13.67 57.00 16.00 51.67 326.193 104 23 23 23
24 41 - HHÜSEYİN BÖLÜKBAŞ 8 / C 17 3 16.00 8 2 7.33 7 3 6.00 0 1 -0.33 6 2 5.33 15 5 13.33 53.00 16.00 47.66 324.652 108 24 24 24
25 462 - ELİF UĞURLU 8 / A 15 5 13.33 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 6 6.00 14 6 12.00 63.00 21.00 56.00 322.207 111 25 25 25
26 450 - NİSA NUR EMRE 8 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 7 3 6.00 3 7 0.67 9 4 7.67 14 6 12.00 57.00 26.00 48.34 318.281 115 26 26 26
27 487 - NİSANUR ÖZÖNAL 8 / B 17 3 16.00 10 0 10.00 8 2 7.33 2 3 1.00 7 5 5.33 13 7 10.67 57.00 20.00 50.33 316.785 116 27 27 27
28 2 - DİLA ÖZDEMİR 8 / B 16 3 15.00 10 0 10.00 8 2 7.33 3 5 1.33 5 3 4.00 13 4 11.67 55.00 17.00 49.33 309.393 120 28 28 28
29 513 - CEREN KASIM 8 / B 13 6 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 4 5 2.33 9 3 8.00 13 5 11.33 57.00 21.00 50.00 308.874 121 29 29 29
30 35 - BERAT UMAÇ 8 / E 17 2 16.33 8 0 8.00 6 1 5.67 4 1 3.67 1 4 -0.33 16 4 14.67 52.00 12.00 48.01 307.437 122 30 30 30
31 311 - HAŞİM EREN AHISHALI 8 / D 14 6 12.00 9 1 8.67 7 3 6.00 3 2 2.33 17 3 16.00 7 13 2.67 57.00 28.00 47.67 306.933 124 31 31 31
32 629 - MEHMET UMUT MOL 8 / E 16 3 15.00 8 1 7.67 9 0 9.00 8 2 7.33 1 2 0.33 15 5 13.33 57.00 13.00 52.66 305.393 126 32 32 32
33 307 - HARUN GERÇEK 8 / E 14 4 12.67 8 2 7.33 8 1 7.67 4 0 4.00 4 1 3.67 15 5 13.33 53.00 13.00 48.67 303.970 129 33 33 33
34 173 - ÖMERFARUK TOPUZ 8 / D 17 3 16.00 10 0 10.00 7 3 6.00 4 3 3.00 6 4 4.67 11 8 8.33 55.00 21.00 48.00 300.000 134 34 34 34
35 77 - AKİF YARDIMCI 8 / C 13 6 11.00 10 0 10.00 8 2 7.33 6 4 4.67 7 10 3.67 15 5 13.33 59.00 27.00 50.00 298.519 136 35 35 35
36 522 - NAZ ERYAŞAR 8 / B 17 3 16.00 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 3 0 3.00 11 8 8.33 57.00 15.00 51.99 298.489 137 36 36 36
37 459 - ŞEYMA ERDOĞAN 8 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 8 1 7.67 1 5 -0.67 8 1 7.67 12 7 9.67 52.00 21.00 45.01 297.081 139 37 37 37
38 4 - AYŞE ŞURA YILMAZ 8 / B 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 4 1 3.67 6 2 5.33 11 3 10.00 52.00 15.00 46.99 296.993 140 38 38 38
39 507 - CELAL KAYNAK 8 / C 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 3 4 1.67 5 9 2.00 13 7 10.67 54.00 27.00 45.00 294.089 148 39 39 39
40 222 - KAYRA YAĞLI 8 / E 14 6 12.00 7 2 6.33 8 1 7.67 6 4 4.67 4 1 3.67 14 6 12.00 53.00 20.00 46.34 291.630 149 40 40 40
41 601 - MİRAÇ ÖZDEN 8 / E 16 3 15.00 8 2 7.33 5 3 4.00 5 0 5.00 4 6 2.00 13 6 11.00 51.00 20.00 44.33 290.119 153 41 41 41
42 442 - EMİR ERTUĞRAL 8 / D 12 8 9.33 7 3 6.00 8 2 7.33 0 6 -2.00 6 7 3.67 15 4 13.67 48.00 30.00 38.00 274.830 170 42 42 42
43 671 - MUSTAFA ÖZÜTÜR ER 8 / E 13 6 11.00 9 1 8.67 2 1 1.67 5 4 3.67 7 1 6.67 11 8 8.33 47.00 21.00 40.01 274.830 170 42 42 42
44 471 - ŞEYDA ALTUN 8 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 2 6 0.00 2 1 1.67 9 8 6.33 49.00 19.00 42.67 269.881 177 44 44 44
45 631 - EMİRHAN ÇARPAN 8 / C 15 4 13.67 9 0 9.00 8 2 7.33 0 4 -1.33 3 5 1.33 11 5 9.33 46.00 20.00 39.33 266.400 179 45 45 45
46 6 - BETÜL KOLDAŞ 8 / B 14 6 12.00 8 2 7.33 9 1 8.67 2 3 1.00 3 2 2.33 11 5 9.33 47.00 19.00 40.66 265.393 180 46 46 46
47 636 - MEHMET EMİN ÖZDEMİR 8 / C 10 9 7.00 9 1 8.67 7 3 6.00 0 0 0.00 0 4 -1.33 18 2 17.33 44.00 19.00 37.67 258.030 188 47 47 47
48 695 - UMULBANİNALİZADE 8 / A 13 5 11.33 8 2 7.33 7 3 6.00 6 4 4.67 5 4 3.67 10 9 7.00 49.00 27.00 40.00 257.037 189 48 48 48
49 621 - HAMZA SAKİN 8 / E 15 4 13.67 7 2 6.33 0 3 -1.00 5 4 3.67 7 3 6.00 8 11 4.33 42.00 27.00 33.00 255.556 191 49 49 49
50 510 - NİSA BEKMEZCİ 8 / B 11 8 8.33 9 1 8.67 8 2 7.33 0 1 -0.33 2 5 0.33 15 4 13.67 45.00 21.00 38.00 255.541 192 50 50 50
51 11 - EBRAR NUR ALAGÖZ 8 / A 14 4 12.67 7 3 6.00 9 0 9.00 1 2 0.33 2 1 1.67 10 6 8.00 43.00 16.00 37.67 255.096 193 51 51 51
52 689 - ÖMER CEYLAN 8 / C 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 0 10 -3.33 3 9 0.00 11 9 8.00 47.00 35.00 35.34 253.111 197 52 52 52
53 467 - BUĞLEM COBCU 8 / A 15 5 13.33 5 4 3.67 7 3 6.00 5 4 3.67 3 6 1.00 10 8 7.33 45.00 30.00 35.00 248.119 203 53 53 53
54 613 - YAŞAR TALHA YILMAZ 8 / E 14 5 12.33 8 2 7.33 6 2 5.33 4 5 2.33 3 8 0.33 10 7 7.67 45.00 29.00 35.32 242.681 207 54 54 54
55 606 - FURKAN AĞIRBAŞ 8 / E 11 7 8.67 8 1 7.67 2 2 1.33 2 4 0.67 0 2 -0.67 14 5 12.33 37.00 21.00 30.00 234.800 215 55 55 55
56 461 - ESRA NUR AYÇİÇEK 8 / A 13 5 11.33 4 1 3.67 7 2 6.33 1 3 0.00 2 2 1.33 8 2 7.33 35.00 15.00 29.99 233.274 217 56 56 56
57 489 - İLKNUR BEYZA YILDIRAN 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 0 0 0.00 1 5 -0.67 7 12 3.00 42.00 23.00 34.33 232.326 218 57 57 57
58 443 - M ELVAN B 8 / D 12 8 9.33 9 1 8.67 7 3 6.00 1 5 -0.67 4 12 0.00 12 8 9.33 45.00 37.00 32.66 231.319 221 58 58 58
59 640 - HÜSEYİN M YILDIZ 8 / C 9 9 6.00 5 5 3.33 7 3 6.00 0 7 -2.33 5 4 3.67 13 7 10.67 39.00 35.00 27.34 230.904 222 59 59 59
60 143 - CEMRE AÇIK 8 / A 13 5 11.33 6 1 5.67 4 6 2.00 1 6 -1.00 4 5 2.33 8 6 6.00 36.00 29.00 26.33 226.385 228 60 60 60
61 438 - YAĞIZ ARDA GÜNAYDIN 8 / D 10 9 7.00 7 3 6.00 6 4 4.67 0 2 -0.67 2 8 -0.67 14 6 12.00 39.00 32.00 28.33 223.437 235 61 61 61
62 658 - ÖMER ÖDÜCÜ 8 / C 12 6 10.00 8 2 7.33 5 5 3.33 3 2 2.33 0 10 -3.33 13 7 10.67 41.00 32.00 30.33 222.000 239 62 62 62
63 519 - REYHANİHALYILDIRIM 8 / B 13 4 11.67 9 1 8.67 9 1 8.67 0 0 0.00 1 3 0.00 7 8 4.33 39.00 17.00 33.34 220.504 240 63 63 63
64 452 - ZEHRA ALPSAR 8 / A 15 4 13.67 3 2 2.33 6 4 4.67 0 3 -1.00 4 4 2.67 5 8 2.33 33.00 25.00 24.67 219.526 243 64 64 64
65 138 - MELİKE KARAHAN 8 / B 13 7 10.67 8 2 7.33 8 2 7.33 1 0 1.00 0 1 -0.33 9 10 5.67 39.00 22.00 31.67 218.074 247 65 65 65
66 486 - KEZBAN ZÜLAL ARSLAN 8 / A 14 5 12.33 5 4 3.67 6 4 4.67 2 5 0.33 2 7 -0.33 8 7 5.67 37.00 32.00 26.34 217.556 248 66 66 66
67 635 - ENES KARAGÖZ 8 / C 10 7 7.67 5 4 3.67 4 6 2.00 1 0 1.00 8 3 7.00 7 11 3.33 35.00 31.00 24.67 216.548 249 67 67 67
68 98 - YUSUF TANRIVER 8 / D 12 5 10.33 8 2 7.33 9 0 9.00 0 0 0.00 3 5 1.33 5 5 3.33 37.00 17.00 31.32 213.022 257 68 68 68
69 309 - AHMET GÜNER 8 / D 11 9 8.00 7 3 6.00 5 3 4.00 5 3 4.00 4 6 2.00 9 11 5.33 41.00 35.00 29.33 211.585 261 69 69 69
70 605 - FATİH ÇAKMAK 8 / E 11 7 8.67 0 1 -0.33 1 1 0.67 2 7 -0.33 0 1 -0.33 12 8 9.33 26.00 25.00 17.68 204.726 268 70 70 70
71 551 - BETÜL YÜCEL 8 / A 13 7 10.67 2 1 1.67 5 4 3.67 0 1 -0.33 2 6 0.00 8 7 5.67 30.00 26.00 21.35 204.252 269 71 71 71
72 696 - NASRİN ALİZADE 8 / B 10 8 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 9 10 5.67 41.00 36.00 29.00 197.763 278 72 72 72
73 456 - AZRA DİLA PELTECİ 8 / A 10 7 7.67 4 1 3.67 7 3 6.00 0 3 -1.00 5 7 2.67 4 1 3.67 30.00 22.00 22.68 195.867 280 73 73 73
74 630 - EREN GÜNDOĞAN 8 / E 15 5 13.33 9 1 8.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 37.00 43.00 22.66 195.748 282 74 74 74
75 663 - EFE CEYLAN 8 / C 11 9 8.00 6 3 5.00 6 4 4.67 0 1 -0.33 0 0 0.00 9 11 5.33 32.00 28.00 22.67 192.830 285 75 75 75
76 220 - EYÜP ERDEM 8 / E 9 2 8.33 3 4 1.67 7 2 6.33 0 2 -0.67 3 3 2.00 5 7 2.67 27.00 20.00 20.33 187.896 288 76 76 76
77 110 - ELİF NUR ERDEN 8 / B 9 9 6.00 8 2 7.33 5 5 3.33 1 2 0.33 4 5 2.33 6 10 2.67 33.00 33.00 21.99 181.467 294 77 77 77
78 475 - HAYRUNİSA ARSLAN 8 / A 14 4 12.67 5 4 3.67 6 2 5.33 2 4 0.67 1 5 -0.67 2 8 -0.67 30.00 27.00 21.00 181.467 294 77 77 77
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79 0 - MEHMETHOŞGÖR 8 / C 6 9 3.00 3 6 1.00 3 7 0.67 0 0 0.00 8 3 7.00 6 9 3.00 26.00 34.00 14.67 179.511 297 79 79 79
80 518 - ZEYNEP EDA YIJDIRIM 8 / B 10 10 6.67 3 7 0.67 5 5 3.33 7 3 6.00 0 4 -1.33 9 11 5.33 34.00 40.00 20.67 178.044 299 80 80 80
81 473 - MELİKE YILDIZ 8 / A 12 7 9.67 6 4 4.67 5 4 3.67 4 4 2.67 1 7 -1.33 5 9 2.00 33.00 35.00 21.35 177.585 300 81 81 81
82 105 - ENES KARADAĞ 8 / D 14 6 12.00 3 0 3.00 7 3 6.00 0 0 0.00 0 5 -1.67 1 2 0.33 25.00 16.00 19.66 176.504 302 82 82 82
83 10 - ZEYNEP TEKİN 7 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 1 2.67 11 4 9.67 14.00 5.00 12.34 173.126 306 83 83 83
84 514 - HATİCE ERGÜN 8 / A 8 10 4.67 8 1 7.67 6 4 4.67 5 1 4.67 3 9 0.00 7 11 3.33 37.00 36.00 25.01 172.607 307 84 84 84
85 476 - ESMA ÜNER 8 / A 10 8 7.33 1 0 1.00 6 3 5.00 0 1 -0.33 0 0 0.00 3 1 2.67 20.00 13.00 15.67 167.659 314 85 85 85
86 521 - NİSANUR GÜVENÇ 8 / B 11 8 8.33 4 2 3.33 5 4 3.67 0 0 0.00 1 6 -1.00 5 9 2.00 26.00 29.00 16.33 165.659 318 86 86 86
87 444 - ECRİN ŞAHİN 8 / B 11 8 8.33 5 4 3.67 7 3 6.00 1 5 -0.67 1 7 -1.33 5 10 1.67 30.00 37.00 17.67 164.711 320 87 87 87
88 619 - METEHAN ÖZDEMİR 8 / E 8 11 4.33 4 6 2.00 5 4 3.67 2 8 -0.67 0 2 -0.67 9 11 5.33 28.00 42.00 13.99 160.681 323 88 88 88
89 355 - ÖMER ÖYSAL 8 / D 10 10 6.67 4 6 2.00 4 6 2.00 0 1 -0.33 3 7 0.67 6 14 1.33 27.00 44.00 12.34 156.815 328 89 89 89
90 641 - EMRE MUTLU 8 / C 1 0 1.00 7 3 6.00 5 5 3.33 6 4 4.67 0 1 -0.33 9 11 5.33 28.00 24.00 20.00 156.296 330 90 90 90
91 481 - NİSA N R YİGİT 8 / A 8 5 6.33 7 3 6.00 6 2 5.33 2 6 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 16.00 17.66 154.296 335 91 91 91
92 469 - YELİZ ÇAMURTAŞI 8 / A 8 7 5.67 2 3 1.00 2 5 0.33 7 2 6.33 1 4 -0.33 5 10 1.67 25.00 31.00 14.67 152.889 338 92 92 92
93 506 - FATİMA SATICI 8 / A 7 13 2.67 10 0 10.00 3 7 0.67 4 6 2.00 2 6 0.00 7 13 2.67 33.00 45.00 18.01 150.415 340 93 93 93
94 493 - NİSANUR K 8 / A 10 6 8.00 3 5 1.33 5 5 3.33 0 4 -1.33 1 3 0.00 1 4 -0.33 20.00 27.00 11.00 150.385 341 94 94 94
95 556 - HALİME ÖZKAYA 8 / B 9 7 6.67 0 0 0.00 7 3 6.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 10.00 13.67 149.896 342 95 95 95
96 637 - UTKU ADAK 8 / C 9 9 6.00 7 2 6.33 5 5 3.33 1 3 0.00 3 5 1.33 4 16 -1.33 29.00 40.00 15.66 149.867 343 96 96 96
97 666 - ZİŞAN ŞANLI 8 / B 8 9 5.00 3 6 1.00 6 3 5.00 0 6 -2.00 2 7 -0.33 6 10 2.67 25.00 41.00 11.34 149.422 344 97 97 97
98 554 - EMİNE AYDIN 8 / B 10 7 7.67 7 1 6.67 3 6 1.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 3 12 -1.00 23.00 27.00 14.01 148.933 346 98 98 98
99 12 - MELİKE TOYDEMİR 8 / B 8 12 4.00 2 2 1.33 2 7 -0.33 0 2 -0.67 2 1 1.67 3 4 1.67 17.00 28.00 7.67 143.985 351 99 99 99

100 74 - MUSTAFA KABASAKAL 8 / D 6 10 2.67 4 6 2.00 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 6 10 2.67 22.00 30.00 12.01 141.526 353 100 100 100
101 505 - EBRAR SU AKSOY 8 / B 10 6 8.00 1 5 -0.67 2 3 1.00 1 0 1.00 1 1 0.67 2 14 -2.67 17.00 29.00 7.33 137.526 356 101 101 101
102 661 - EYMENARİ 8 / C 8 12 4.00 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 28.00 62.00 7.34 122.741 365 102 102 102
103 512 - ZÜMRA ÇAKMAK 8 / B 6 14 1.33 3 7 0.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 0 10 -3.33 8 6 6.00 21.00 53.00 3.34 122.726 366 103 103 103
104 0 - NİSA NUR 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 1.00 4 9 1.00 6.00 12.00 2.00 111.852 375 104 104 104
105 638 - M EFE KOÇAK 8 / C 3 17 -2.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 0 2 -0.67 0 1 -0.33 5 12 1.00 16.00 44.00 1.33 93.081 386 105 105 105
106 381 - EREN CENGİZ 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 0.00 2 13 -2.33 3.00 16.00 -2.33 86.193 388 106 106 106


