
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu STARTFEN 5. SINIF 5. KURUMSAL DENEME 2023133 133 133 2473

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,08 5 4 4,11 5 4 3,83 4 5 2,59 5 7 2,99 6 8 3,44 33 36 21,04 276,950

Okul Ortalaması 9 5 6,85 7 3 6,35 7 3 5,95 5 4 4,09 7 5 5,56 8 6 6,18 43 25 34,98 331,730

KATILIMLAR

1 576 ABRAR AÇAPIN 5A 13 1 12,67 8 1 7,67 10 0 10,00 9 0 9,00 15 0 15,00 15 0 15,00 70 2 69,34 481,419 1 1 1 1 1
% 0,04

2 571 ECRİN EKER 5A 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 14 1 13,67 14 1 13,67 69 6 67,01 466,917 2 2 2 2 3
% 0,12

3 572 AZRANUR AYDEMİR 5A 12 1 11,67 9 1 8,67 9 0 9,00 10 0 10,00 15 0 15,00 13 2 12,33 68 4 66,67 466,003 3 3 3 3 5
% 0,20

4 614 MERT TAHA UYANIK 5D 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 2 6,33 14 1 13,67 12 3 11,00 64 10 60,67 446,994 1 4 4 4 24
% 0,97

5 626 ENES ÇATAL 5D 14 1 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 12 3 11,00 12 3 11,00 67 8 64,34 446,967 2 5 5 5 25
% 1,01

6 611 MUSTAFA ÖLÇER 5D 13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 3 11,00 12 3 11,00 67 8 64,33 443,184 3 6 6 6 31
% 1,25

7 573 ZEYNEP ELA GÖRGÜLÜ5A 14 1 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 13 1 12,67 10 5 8,33 64 10 60,68 439,340 4 7 7 7 35
% 1,42

8 583 AZRA KILC I 5A 11 3 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 1 13,67 11 4 9,67 65 9 62,01 439,207 5 8 8 8 37
% 1,50

9 581 FEYZA KARACAÖREN 5A 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 1 7,67 12 1 11,67 13 2 12,33 62 10 58,67 433,842 6 9 9 9 49
% 1,98

10 616 MEHMET YILDIRAN 5D 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 13 2 12,33 11 4 9,67 62 13 57,67 431,804 4 10 10 10 52
% 2,10

11 585 GÜL SENA YILMAZ 5A 11 4 9,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 14 1 13,67 11 4 9,67 62 13 57,68 429,736 7 11 11 11 58
% 2,35

12 722 EMİR AKKUŞ 5E 11 3 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 1 7,67 14 0 14,00 9 5 7,33 61 10 57,67 425,856 1 12 12 12 63
% 2,55

13 604 EMİR ASAF CANDEMİR 5D 12 2 11,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 13 1 12,67 11 4 9,67 60 13 55,67 425,398 5 13 13 13 64
% 2,59

14 646 ADİL ARAZ ÇETİN 5D 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 12 3 11,00 11 4 9,67 61 14 56,33 423,268 6 14 14 14 68
% 2,75

15 711 AHMET ÖZÇELİK 5E 12 3 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 14 0 14,00 10 5 8,33 59 15 53,99 423,236 2 15 15 15 69
% 2,79

16 578 NEVA KARACA 5A 12 3 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 0 9,00 13 2 12,33 10 5 8,33 61 13 56,66 421,937 8 16 16 16 72
% 2,91

17 620 ENES FARUK SARI 5D 12 3 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 3 9,00 12 3 11,00 63 10 59,67 421,351 7 17 17 17 76
% 3,07

18 608 M ALİYA ÜNGÖR 5D 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 12 3 11,00 12 3 11,00 59 16 53,67 417,673 8 18 18 18 81
% 3,28

19 588 ZÜMRA GÖKÇE 5A 12 3 11,00 9 1 8,67 7 2 6,33 10 0 10,00 11 3 10,00 11 4 9,67 60 13 55,67 413,487 9 19 19 19 84
% 3,40

20 719 EYMEN EFE ÇİNGİŞ 5E 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 2 6,33 10 3 9,00 14 1 13,67 58 14 53,33 411,546 3 20 20 20 91
% 3,68

21 639 ÖMER KAĞAN AKDEMİR5D 11 4 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 13 1 12,67 8 6 6,00 58 15 53,01 405,715 9 21 21 21 115
% 4,65

22 623 AHMET AKIN 5D 12 3 11,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 1 6,67 10 4 8,67 11 3 10,00 58 13 53,67 405,110 10 22 22 22 116
% 4,69

23 645 AHMET ÖZTÜRK 5D 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 11 4 9,67 8 7 5,67 60 15 55,01 404,147 11 23 23 23 118
% 4,77

24 642 MSEFA AKDEMİR 5D 10 5 8,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 12 3 11,00 10 5 8,33 59 16 53,66 403,001 12 24 24 24 124
% 5,01

25 625 KAYRA ÖZTÜRK 5D 11 3 10,00 10 0 10,00 9 0 9,00 5 3 4,00 12 3 11,00 9 4 7,67 56 13 51,67 402,396 13 25 25 25 128
% 5,18

26 593 AYŞE SELEN YÜCEL 5A 14 1 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 2 5,33 7 4 5,67 12 3 11,00 57 12 53,01 401,863 10 26 26 26 130
% 5,26

27 582 ZEYNEP ELDOĞAN 5A 9 6 7,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 11 3 10,00 12 3 11,00 58 16 52,66 399,893 11 27 27 27 135
% 5,46

28 580 EYLÜL ÖZKADER 5A 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 4 8,67 10 5 8,33 57 17 51,32 399,560 12 28 28 28 137
% 5,54

29 624 SEFA TEKKELİ 5D 11 4 9,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 4 8,67 11 4 9,67 58 16 52,68 398,749 14 29 29 29 140
% 5,66

30 777 ESMA BOZDOĞAN 5B 13 1 12,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 2 6,33 10 4 8,67 57 10 53,67 396,783 1 30 30 30 146
% 5,90

31 634 HASAN BORUCU 5D 13 2 12,33 9 1 8,67 9 0 9,00 6 1 5,67 8 2 7,33 9 6 7,00 54 12 50,00 388,242 15 31 31 31 176
% 7,12

32 643 EDİZ ÖZDOĞAN 5D 11 4 9,67 10 0 10,00 10 0 10,00 4 6 2,00 9 5 7,33 11 4 9,67 55 19 48,67 385,560 16 32 32 32 187
% 7,56

33 577 AZRA NAZLI TORUN 5A 11 3 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 11 4 9,67 8 7 5,67 55 19 48,68 384,933 13 33 33 33 188
% 7,60
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34 768 SELİN SABUR 5C 14 1 13,67 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 7 5,67 10 5 8,33 55 20 48,34 384,775 1 34 34 34 190
% 7,68

35 575 ELİF ZÜMRA YURDAKUL5A 12 3 11,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 4 7,67 9 6 7,00 55 18 49,00 383,807 14 35 35 35 194
% 7,84

36 709 AHMET EMİN ÖZER 5D 11 4 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 2 5,33 10 4 8,67 9 5 7,33 54 17 48,34 383,594 17 36 36 36 195
% 7,89

37 587 ELİF İREM CANSIZ 5A 10 5 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 3 5,00 9 3 8,00 11 4 9,67 54 17 48,34 383,158 15 37 37 37 197
% 7,97

38 716 MUHAMMET ŞAHİN 5E 12 3 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 3 9,00 7 8 4,33 55 18 49,00 382,405 4 38 38 38 201
% 8,13

39 600 MUSTAFA YAKAR 5D 13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 5 5 3,33 6 3 5,00 10 4 8,67 54 14 49,33 382,081 18 39 39 39 203
% 8,21

40 586 MERYEM KARAKAŞ 5A 11 4 9,67 10 0 10,00 9 1 8,67 5 4 3,67 10 4 8,67 9 6 7,00 54 19 47,68 381,761 16 40 40 40 209
% 8,45

41 710 H KAĞAN SEYHAN 5E 10 5 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 4 7,67 10 5 8,33 56 17 50,33 381,647 5 41 41 41 211
% 8,53

42 607 MUSTAFA GÜHER 5D 11 3 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 7 4,67 11 4 9,67 57 16 51,68 380,627 19 42 42 42 217
% 8,77

43 644 BERAT EMİR ÇINAR 5D 12 2 11,33 7 3 6,00 6 2 5,33 7 1 6,67 10 4 8,67 9 6 7,00 51 18 45,00 379,953 20 43 43 43 218
% 8,82

44 741 ONUR OKTAY 5E 9 6 7,00 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 13 2 12,33 7 8 4,33 53 22 45,66 378,272 6 44 44 44 226
% 9,14

45 584 EDA ŞİMŞEK 5A 11 3 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 6 5,00 11 3 10,00 55 16 49,66 378,158 17 45 45 45 227
% 9,18

46 731 EMİR BERKE BIYIK 5E 8 7 5,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 11 3 10,00 9 6 7,00 52 22 44,66 368,688 7 46 46 46 277
% 11

47 590 HATİCE K ÖZTEMİZ 5A 11 4 9,67 7 2 6,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 5 6,33 9 4 7,67 51 19 44,67 366,780 18 47 47 47 285
% 12

48 774 ELİF AYDEMİR 5C 12 3 11,00 10 0 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 5 7,33 7 8 4,33 52 22 44,66 366,667 2 48 48 48 286
% 12

49 579 FATMABEYZA KAZANCI5A 10 4 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 7 7 4,67 10 3 9,00 53 18 47,01 364,545 19 49 49 49 295
% 12

50 735 GAZİ EFE ÜNSAL 5F 10 4 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 5 5,33 11 4 9,67 51 20 44,33 364,394 1 50 50 50 297
% 12

51 618 ÖMER TUNA BOYRAZ 5D 8 7 5,67 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 11 4 9,67 8 7 5,67 52 23 44,35 363,905 21 51 51 51 301
% 12

52 713 AHMET TOPUZ 5F 11 4 9,67 8 1 7,67 7 3 6,00 6 2 5,33 9 2 8,33 6 9 3,00 47 21 40,00 353,401 2 52 52 52 365
% 15

53 715 MUHAMMED SİVASLI 5F 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 7 3,67 12 3 11,00 49 24 41,00 353,260 3 53 53 53 366
% 15

54 712 ELYESA TÜRKOĞLU 5E 11 4 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 5 5,33 9 6 7,00 48 24 40,00 351,095 8 54 54 54 373
% 15

55 431 FATIMATÜZZ EHRA TOZ5C 9 6 7,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 4 3,67 9 6 7,00 8 7 5,67 49 25 40,68 349,034 3 55 55 55 381
% 15

56 591 MENEKŞE B AKSİ 5A 9 4 7,67 8 2 7,33 5 2 4,33 8 2 7,33 6 3 5,00 10 4 8,67 46 17 40,33 348,954 20 56 56 56 382
% 15

57 612 HUZEYFE GÜLEÇ 5D 7 8 4,33 10 0 10,00 6 4 4,67 3 6 1,00 8 5 6,33 12 3 11,00 46 26 37,33 346,122 22 57 57 57 395
% 16

58 717 METİN AVCI 5E 7 6 5,00 8 2 7,33 7 3 6,00 4 2 3,33 9 5 7,33 10 5 8,33 45 23 37,32 344,556 9 58 58 58 404
% 16

59 628 KEREM COŞAR 5D 11 4 9,67 5 5 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 7 4,67 9 6 7,00 47 27 38,00 343,877 23 59 59 59 410
% 17

60 729 KADİR HADIK 5F 9 6 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 8 6 6,00 9 6 7,00 47 27 37,99 342,684 4 60 60 60 419
% 17

61 720 EMİN CANBOLAT 5E 9 3 8,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 3 2,00 6 5 4,33 9 5 7,33 45 18 39,00 341,983 10 61 61 61 428
% 17

62 773 ELİF ECRİN TÜZÜN 5C 9 3 8,00 4 4 2,67 5 4 3,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 3 8,00 41 20 34,34 339,463 4 62 62 62 452
% 18

63 791 RESUL TOPAL 5F 9 2 8,33 7 2 6,33 6 3 5,00 3 0 3,00 6 5 4,33 10 4 8,67 41 16 35,66 338,964 5 63 63 63 460
% 19

64 702 ALİ EYMEN EMİR 5D 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 6 9 3,00 10 5 8,33 45 30 34,99 331,481 24 64 64 64 501
% 20

65 779 EFLİN ERVA ERGÜN 5B 6 8 3,33 8 1 7,67 8 0 8,00 4 3 3,00 8 5 6,33 9 5 7,33 43 22 35,66 329,709 2 65 65 65 527
% 21

66 742 ÖMER GÖKDERE 5F 7 5 5,33 9 1 8,67 5 4 3,67 9 0 9,00 6 4 4,67 8 5 6,33 44 19 37,67 329,158 6 66 66 66 530
% 21
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67 615 HASAN CAN İPEK 5D 8 6 6,00 10 0 10,00 6 3 5,00 5 3 4,00 7 6 5,00 8 6 6,00 44 24 36,00 329,083 25 67 67 67 531
% 21

68 788 MELİKE KOYUNCU 5B 12 3 11,00 10 0 10,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 8 2,33 8 7 5,67 44 29 34,33 328,740 3 68 68 68 533
% 22

69 703 EMİR AKBAY 5F 9 5 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 8 5 6,33 8 7 5,67 42 30 32,00 328,445 7 69 69 69 540
% 22

70 738 UMUT DİLER 5E 11 4 9,67 10 0 10,00 8 2 7,33 5 4 3,67 5 7 2,67 6 6 4,00 45 23 37,34 327,552 11 70 70 70 547
% 22

71 809 SÜLEYMAN ÖZBEK 5F 8 6 6,00 8 2 7,33 6 3 5,00 2 5 0,33 7 6 5,00 10 5 8,33 41 27 31,99 327,101 8 71 71 71 552
% 22

72 785 E ZEYNEP ÖZARSL* 5B 12 3 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 3 7 0,67 6 9 3,00 7 8 4,33 44 31 33,67 326,001 4 72 72 72 563
% 23

73 786 ELİF ERVA ÖZKAN 5C 9 5 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 8 5 6,33 45 22 37,66 324,371 5 73 73 73 576
% 23

74 780 RABİA ESMA BARANDAK5B 6 8 3,33 8 1 7,67 7 2 6,33 4 4 2,67 8 3 7,00 7 5 5,33 40 23 32,33 320,339 5 74 74 74 616
% 25

75 707 YUSUF ENES CEVİZCİ 5E 8 7 5,67 6 2 5,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 8 3,33 9 6 7,00 44 28 34,66 319,991 12 75 75 75 619
% 25

76 771 ELİF BEYZA GÜL 5A 9 4 7,67 7 3 6,00 8 1 7,67 6 4 4,67 5 5 3,33 7 7 4,67 42 24 34,01 318,770 21 76 76 76 627
% 25

77 736 UTKUCAN KASAR 5F 6 7 3,67 8 1 7,67 6 2 5,33 6 2 5,33 5 5 3,33 9 4 7,67 40 21 33,00 313,130 9 77 77 77 682
% 28

78 733 HÜSEYİN ME RT İPEK 5F 5 9 2,00 6 3 5,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 7 4,67 8 6 6,00 43 28 33,67 310,365 10 78 78 78 719
% 29

79 757 MHAMZA KARATAŞ 5E 9 6 7,00 8 2 7,33 3 7 0,67 2 5 0,33 7 8 4,33 8 7 5,67 37 35 25,33 306,284 13 79 79 79 758
% 31

80 756 YİĞİTCELAL AVCI 5F 8 7 5,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 1 7,67 3 10 -0,33 9 6 7,00 44 28 34,67 305,014 11 80 80 80 767
% 31

81 776 ŞEVVAL KESKİN 5C 8 5 6,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 3 4,00 5 6 3,00 9 6 7,00 37 30 27,00 304,927 6 81 81 81 768
% 31

82 739 MUHAMME BAYINDIR 5F 6 7 3,67 9 1 8,67 8 1 7,67 3 0 3,00 4 3 3,00 7 5 5,33 37 17 31,34 302,733 12 82 82 82 787
% 32

83 816 ZEYNEP  E R ZYILMAZ 5B 8 6 6,00 7 3 6,00 9 0 9,00 1 3 0,00 2 3 1,00 9 6 7,00 36 21 29,00 300,783 6 83 83 83 806
% 33

84 446 EYMEN BATAR 5F 6 8 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 7 6 5,00 7 8 4,33 39 33 28,00 299,509 13 84 84 84 818
% 33

85 730 RAMAZAN CİHAN 5E 7 8 4,33 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 11 4 9,67 3 12 -1,00 36 39 22,99 297,625 14 85 85 85 833
% 34

86 769 DİLAVER BARDAKCI 5F 6 9 3,00 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 6 6 4,00 10 5 8,33 36 36 24,00 297,200 14 86 86 86 839
% 34

87 721 MUSTAFA AL TİNÇI 5F 6 5 4,33 5 5 3,33 4 1 3,67 4 1 3,67 6 5 4,33 8 7 5,67 33 24 25,00 297,025 15 87 87 87 842
% 34

88 784 BEGÜM ALTUNDEPE 5C 9 4 7,67 5 4 3,67 6 4 4,67 4 4 2,67 4 8 1,33 8 7 5,67 36 31 25,68 295,725 7 88 88 88 858
% 35

89 772 ESLEM DİKİCİ 5B 9 4 7,67 7 3 6,00 6 2 5,33 3 5 1,33 5 7 2,67 6 9 3,00 36 30 26,00 295,495 7 89 89 89 862
% 35

90 622 İBRAHİM KUMAŞ 5D 8 7 5,67 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 9 6 7,00 33 27 24,01 294,997 26 90 90 90 869
% 35

91 814 ZEHRA GÜMÜŞ 5B 8 7 5,67 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 9 1,00 10 5 8,33 37 36 25,00 294,868 8 91 91 91 872
% 35

92 743 FAİK    A AYVAZ 5F 7 5 5,33 7 3 6,00 8 1 7,67 5 3 4,00 5 8 2,33 6 9 3,00 38 29 28,33 291,928 16 92 92 92 901
% 36

93 72 MURATHAN UYSAL 5E 6 6 4,00 7 2 6,33 7 3 6,00 3 3 2,00 3 5 1,33 9 6 7,00 35 25 26,66 291,258 15 93 93 93 909
% 37

94 0 YUSUF  U KURT 5E 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 7 1,67 6 4 4,67 35 31 24,68 291,109 16 94 94 94 910
% 37

95 746 MEHMET MUHSİN 5E 9 6 7,00 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 6 9 3,00 6 9 3,00 37 38 24,34 290,749 17 95 95 95 913
% 37

96 813 BENAN ŞENER 5B 7 2 6,33 3 2 2,33 2 2 1,33 6 3 5,00 6 6 4,00 24 15 18,99 288,846 9 96 96 96 933
% 38

97 745 SELİM KAAN KÜLCÜ 5E 6 8 3,33 6 3 5,00 3 6 1,00 5 3 4,00 6 4 4,67 7 8 4,33 33 32 22,33 286,618 18 97 97 97 964
% 39

98 819 YAĞMUR BOLAT 5C 6 8 3,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 7 5 5,33 6 9 3,00 34 37 21,66 284,943 8 98 98 98 981
% 40

99 727 ÇAĞRI ŞAHİN 5F 2 6 0,00 9 1 8,67 4 6 2,00 3 1 2,67 6 6 4,00 8 5 6,33 32 25 23,67 282,992 17 99 99 99 1003
% 41
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100 778 ELİF NUR ÇALIŞKAN 5B 7 7 4,67 6 2 5,33 7 2 6,33 3 4 1,67 6 5 4,33 4 9 1,00 33 29 23,33 282,953 10 100 100 100 1005
% 41

101 751 EMİRHAN İÇAĞASI 5E 5 7 2,67 3 6 1,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 6 3,00 7 6 5,00 34 31 23,67 281,625 19 101 101 101 1022
% 41

102 0 AMİNE EFSA ERBOYACI5C 9 4 7,67 5 4 3,67 5 4 3,67 0 9 -3,00 5 10 1,67 7 7 4,67 31 38 18,35 280,114 9 102 102 102 1042
% 42

103 807 BÜŞRA NUR ACI 5C 8 7 5,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 8 4,33 7 8 4,33 30 45 15,00 276,483 10 103 103 103 1092
% 44

104 723 EMİR BİLAL ÖLÇEP 5F 6 8 3,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 7 8 4,33 5 10 1,67 33 41 19,33 272,469 18 104 104 104 1141
% 46

105 718 AHMETKAĞAN DENİZ 5E 4 9 1,00 7 3 6,00 5 3 4,00 4 5 2,33 5 5 3,33 7 8 4,33 32 33 20,99 272,096 20 105 105 105 1146
% 46

106 714 MEHMETEMİN YAĞLI 5F 9 4 7,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 9 -1,00 6 8 3,33 33 35 21,34 271,183 19 106 106 106 1156
% 47

107 748 ENES KOÇYİĞİT 5E 8 6 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 10 0,67 6 8 3,33 33 39 20,01 270,762 21 107 107 107 1161
% 47

108 7 SELİN GARİP 5C 9 6 7,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 9 2,00 6 9 3,00 30 44 15,33 267,659 11 108 108 108 1191
% 48

109 749 ABDULLAH ÖZTEMİZ 5E 5 10 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 5 10 1,67 7 8 4,33 30 45 15,00 254,169 22 109 109 109 1382
% 56

110 793 ZEYNEP TORUN 5C 7 7 4,67 5 4 3,67 5 4 3,67 3 7 0,67 3 9 0,00 6 9 3,00 29 40 15,68 254,164 12 110 110 110 1383
% 56

111 775 ALPEREN KARADAĞ 5E 4 7 1,67 8 2 7,33 5 3 4,00 1 0 1,00 4 5 2,33 22 17 16,33 249,937 23 111 111 111 1442
% 58

112 810 YAĞMUR ÖZTÜRK 5C 4 11 0,33 8 2 7,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 11 0,33 7 8 4,33 31 44 16,32 248,461 13 112 112 112 1461
% 59

113 747 HAMZA YILDIZ 5E 5 10 1,67 4 5 2,33 7 3 6,00 4 6 2,00 5 10 1,67 5 10 1,67 30 44 15,34 248,004 24 113 113 113 1468
% 59

114 753 ARDA İSLAM 5F 7 6 5,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 5 2,33 3 10 -0,33 4 8 1,33 28 39 14,99 247,693 20 114 114 114 1473
% 60

115 787 ELİF NAZ BODUR 5C 6 7 3,67 3 6 1,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 6 5,00 25 40 11,67 245,556 14 115 115 115 1504
% 61

116 766 EMR  E İPEK 5E 4 7 1,67 6 3 5,00 3 5 1,33 2 4 0,67 3 5 1,33 5 8 2,33 23 32 12,33 242,556 25 116 116 116 1548
% 63

117 754 ENİSBERKAY ÇÖL 5F 4 5 2,33 5 2 4,33 5 0 5,00 2 2 1,33 2 7 -0,33 4 7 1,67 22 23 14,33 239,867 21 117 117 117 1588
% 64

118 797 ZEYNEP ÇIKIK 5B 5 9 2,00 5 4 3,67 2 5 0,33 1 1 0,67 3 8 0,33 6 7 3,67 22 34 10,67 239,193 11 118 118 118 1601
% 65

119 792 SÜMEYYE KARAKAŞ 5C 6 9 3,00 4 6 2,00 8 2 7,33 1 9 -2,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 28 47 12,33 238,617 15 119 119 119 1611
% 65

120 798 ZEHRA TÜZÜN 5C 2 9 -1,00 4 4 2,67 5 5 3,33 1 5 -0,67 3 5 1,33 7 7 4,67 22 35 10,33 236,829 16 120 120 120 1645
% 67

121 728 KAAN DEMİR KAN 5E 4 11 0,33 7 3 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 28 47 12,32 234,664 26 121 121 121 1686
% 68

122 755 ENES ARICI 5F 3 10 -0,33 4 5 2,33 4 4 2,67 3 5 1,33 5 7 2,67 4 8 1,33 23 39 10,00 234,504 22 122 122 122 1690
% 68

123 744 ALİ EFE ATALAY 5F 4 11 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 5 9 2,00 5 10 1,67 26 48 10,00 234,120 23 123 123 123 1700
% 69

124 540 M YİĞİT İMAM 5F 3 11 -0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 9 0,00 7 8 4,33 25 46 9,65 230,081 24 124 124 124 1758
% 71

125 789 EC İN ÖZTÜRK 5B 5 9 2,00 6 3 5,00 3 6 1,00 1 7 -1,33 3 7 0,67 3 9 0,00 21 41 7,34 224,567 12 125 125 125 1864
% 75

126 795 AHSEN NİSA ÖZTÜRK 5B 4 11 0,33 5 3 4,00 2 4 0,67 3 6 1,00 3 5 1,33 17 29 7,33 224,325 13 126 126 126 1872
% 76

127 765 ESAD İNCE 5E 3 10 -0,33 3 5 1,33 4 4 2,67 2 6 0,00 5 8 2,33 4 11 0,33 21 44 6,33 222,977 27 127 127 127 1898
% 77

128 805 Z BUSE KUYUMCU 5C 3 10 -0,33 2 6 0,00 1 7 -1,33 2 5 0,33 5 7 2,67 5 9 2,00 18 44 3,34 222,167 17 128 128 128 1916
% 77

129 812 İLAYDA GÜLDAŞI 5B 4 11 0,33 8 2 7,33 5 4 3,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 27 47 11,33 222,111 14 129 129 129 1917
% 78

130 800 MELİSA ÖZTEN 5B 5 10 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 4 9 1,00 2 13 -2,33 22 50 5,34 214,280 15 130 130 130 2049
% 83

131 802 KARAVANA KIVAD 5B 3 12 -1,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 7 8 4,33 2 13 -2,33 14 61 -6,33 195,843 16 131 131 131 2306
% 93

132 806 MERV* EŞEA RAÇ 5C 3 11 -0,67 3 6 1,00 3 7 0,67 0 8 -2,67 2 10 -1,33 3 12 -1,00 14 54 -4,00 182,195 18 132 132 132 2409
% 97
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu STARTFEN 5. SINIF 5. KURUMSAL DENEME 2023133 133 133 2473

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,08 5 4 4,11 5 4 3,83 4 5 2,59 5 7 2,99 6 8 3,44 33 36 21,04 276,950

Okul Ortalaması 9 5 6,85 7 3 6,35 7 3 5,95 5 4 4,09 7 5 5,56 8 6 6,18 43 25 34,98 331,730

KATILIMLAR

133 796 SUDE KAYAR 5B 4 11 0,33 1 9 -2,00 3 6 1,00 2 7 -0,33 1 13 -3,33 4 11 0,33 15 57 -4,00 179,520 17 133 133 133 2422
% 98
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