
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu STARTFEN 6. SINIF 5. KURUMSAL DENEME 2023111 111 111 2483

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,81 5 4 3,68 7 3 5,67 5 4 3,69 5 7 2,38 6 7 4,04 35 32 24,27 283,360

Okul Ortalaması 10 4 8,62 7 3 6,30 9 1 8,51 7 2 6,51 6 5 4,27 9 5 7,88 49 19 42,09 350,350

KATILIMLAR

1 267 ZEYNEP AŞCI 6A 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 14 1 13,67 15 0 15,00 73 2 72,34 485,117 1 1 1 1 3
% 0,12

2 115 ELİF AKIŞ 6A 15 0 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 1 12,67 14 1 13,67 71 3 70,01 476,292 2 2 2 2 5
% 0,20

3 227 YAHYA ÖZÜYAĞLI 6D 15 0 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 3 11,00 15 0 15,00 72 3 71,00 475,104 1 3 3 3 6
% 0,24

4 171 MELİH ATAR 6D 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 14 0 14,00 13 2 12,33 71 3 70,00 474,691 2 4 4 4 7
% 0,28

5 205 RAVZA K SAKİN 6A 12 3 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 2 12,33 15 0 15,00 69 6 67,00 460,716 3 5 5 5 15
% 0,60

6 89 MELİH KUYRUK 6F 12 3 11,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 2 12,33 13 2 12,33 68 7 65,66 451,149 1 6 6 6 25
% 1,01

7 264 ZAFER TERLEMEZ 6D 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 3 11,00 12 3 11,00 68 7 65,67 449,768 3 7 7 7 28
% 1,13

8 156 KEREM 6F 10 5 8,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 13 1 12,67 14 1 13,67 66 8 63,34 443,743 2 8 8 8 44
% 1,77

9 78 BERRA ÇELİK 6A 13 2 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 11 2 10,33 13 2 12,33 66 7 63,66 442,351 4 9 9 9 49
% 1,97

10 40 AHMETYASİN ERKOÇ 6D 15 0 15,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 11 4 9,67 11 4 9,67 65 10 61,67 435,933 4 10 10 10 62
% 2,50

11 0 NURETTİN A ÖZTEMİZ 6D 13 2 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 11 3 10,00 12 1 11,67 64 8 61,34 434,587 5 11 11 11 64
% 2,58

12 186 EYMEN TEMİZYÜREK 6D 12 3 11,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 4 8,67 14 1 13,67 66 8 63,34 434,579 6 12 12 12 65
% 2,62

13 193 MUSTAFA BEKÖZ 6D 13 2 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 11 3 10,00 12 3 11,00 65 9 62,00 434,025 7 13 13 13 70
% 2,82

14 146 FURKAN ALTUNER 6D 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 2 10,33 11 4 9,67 64 9 61,00 429,983 8 14 14 14 77
% 3,10

15 149 HATİCE İPEK 6A 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 12 3 11,00 63 7 60,68 429,747 5 15 15 15 78
% 3,14

16 235 YİĞİT EMRE DURMUŞBAŞ6E 13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 2 8,33 12 3 11,00 64 7 61,66 426,587 1 16 16 16 86
% 3,46

17 47 ALPEREN YILDIRIM 6D 14 1 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 6 7,00 13 2 12,33 64 11 60,34 425,387 9 17 17 17 91
% 3,66

18 147 HASAN EMİR KELEM 6D 15 0 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 4 6,67 11 3 10,00 62 9 59,01 419,195 10 18 18 18 114
% 4,59

19 500 ELİFBUĞLEM KESKİN 6A 13 2 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 3 7,00 13 2 12,33 62 9 59,00 419,040 6 19 19 19 116
% 4,67

20 198 ÖMER SEFA KAYA 6D 12 3 11,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 11 3 10,00 12 3 11,00 61 13 56,67 419,008 11 20 20 20 117
% 4,71

21 130 EMİN ADİLOĞLU 6D 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 5 7,33 14 1 13,67 62 12 58,01 417,980 12 21 21 21 123
% 4,95

22 208 RÜMEYSA KESKİN 6B 11 4 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 4 7,67 14 1 13,67 62 11 58,35 416,035 1 22 22 22 131
% 5,28

23 145 F BÜŞRA KARAKURT 6A 13 2 12,33 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 5 7,33 13 2 12,33 61 13 56,66 415,245 7 23 23 23 135
% 5,44

24 189 M ENES MENDAŞ 6D 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 4 7,67 10 5 8,33 62 11 58,34 413,585 13 24 24 24 142
% 5,72

25 213 SELİNA ALAN 6B 15 0 15,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 6 5 4,33 13 2 12,33 61 10 57,66 412,676 2 25 25 25 148
% 5,96

26 162 ARDA AÇIKGÖZ 6D 12 3 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 4 8,67 11 4 9,67 61 13 56,68 410,328 14 26 26 26 164
% 6,60

27 116 ALMİNA ÜLKER 6A 14 1 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 11 3 10,00 8 7 5,67 60 14 55,34 410,108 8 27 27 27 165
% 6,65

28 48 ALYA TUSEM BERBEROĞLU6A 12 3 11,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 4 7,67 12 3 11,00 60 13 55,67 407,420 9 28 28 28 181
% 7,29

29 50 ASLI CANDEMİR 6A 12 2 11,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 3 8,00 12 3 11,00 58 13 53,67 406,146 10 29 29 29 186
% 7,49

30 411 TALHA YILDIZ 6E 12 3 11,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 5 7,33 12 3 11,00 60 14 55,33 404,975 2 30 30 30 192
% 7,73

31 19 ZEYNEP GENÇTÜRK 6A 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 4 6,67 11 4 9,67 60 12 56,01 404,597 11 31 31 31 194
% 7,81

32 261 YUSUF ÖZÜTÜRKER 6E 14 1 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 4 6,67 10 5 8,33 60 12 56,00 404,427 3 32 32 32 197
% 7,93

33 132 EMİNEBETÜL SÖNMEZ 6A 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 13 2 12,33 59 11 55,33 401,479 12 33 33 33 207
% 8,34
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34 287 RABİYA CANDAN 6C 14 0 14,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 10 5 8,33 58 11 54,33 399,255 1 34 34 34 222
% 8,94

35 13 İKRA AYAZ 6B 11 4 9,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 4 5,67 13 2 12,33 59 12 55,01 397,573 3 35 35 35 227
% 9,14

36 126 ELİF GÖYHAN 6C 13 2 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 5 7,33 9 6 7,00 59 15 53,99 395,741 2 36 36 36 240
% 9,67

37 57 ECRİNZEHRA ÖZTEMİZ6B 12 3 11,00 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 4 8,67 10 5 8,33 57 17 51,34 395,273 4 37 37 37 243
% 9,79

38 430 KEREM BURAN 6F 12 3 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 6 6,00 10 5 8,33 58 16 52,67 387,480 3 38 38 38 275
% 11

39 38 AHMET TARI K DEMİR 6D 12 2 11,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 4 6,67 10 5 8,33 56 15 51,00 387,169 15 39 39 39 280
% 11

40 265 ZEHRA BENLİ 6C 13 2 12,33 6 4 4,67 7 2 6,33 8 1 7,67 7 4 5,67 12 3 11,00 53 16 47,67 386,060 3 40 40 40 284
% 11

41 210 SALİM ALTUNAY 6D 12 3 11,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 3 8,00 8 6 6,00 56 15 51,00 386,055 16 41 41 41 285
% 11

42 271 AHMET EREN KUYUMCU6D 13 2 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 6 8 3,33 11 4 9,67 58 16 52,67 383,717 17 42 42 42 292
% 12

43 93 BUĞLEM DOĞAN 6A 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 5 6,33 11 4 9,67 56 17 50,33 383,248 13 43 43 43 294
% 12

44 125 ELİF BAYAR 6A 12 3 11,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 1 7,67 8 4 6,67 8 6 6,00 56 14 51,34 381,702 14 44 44 44 305
% 12

45 150 HAVVA NUR ÖZÇETİN 6A 10 4 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 5 3,33 13 2 12,33 57 12 53,00 380,677 15 45 45 45 312
% 13

46 202 RANA ALTUNTAŞ 6A 11 4 9,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 7 8 4,33 11 4 9,67 58 17 52,34 379,337 16 46 46 46 320
% 13

47 195 NİSA SU EVCİMEN 6C 11 3 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 5 6,33 8 5 6,33 56 14 51,33 377,805 4 47 47 47 326
% 13

48 277 AYAZ ÖZEL 6F 11 4 9,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 2 9,33 53 14 48,33 377,151 4 48 48 48 330
% 13

49 36 AHMET TOYDEMİR 6F 11 4 9,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 6 3 5,00 11 2 10,33 53 14 48,33 375,615 5 49 49 49 337
% 14

50 49 AMİNE EFLA L ŞAHİN 6C 10 5 8,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 1 7,67 8 2 7,33 9 6 7,00 53 16 47,66 371,502 5 50 50 50 362
% 15

51 184 MUHAMMED KAYA 6F 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 4 5 2,33 11 3 10,00 54 14 49,33 369,300 6 51 51 51 375
% 15

52 129 ELİFNUR AKOĞLU 6C 12 2 11,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 1 7,67 6 5 4,33 9 5 7,33 53 15 47,99 369,207 6 52 52 52 376
% 15

53 258 YUSUFEMİR KORKMAZ 6E 10 4 8,67 5 5 3,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 4 6,67 10 5 8,33 51 20 44,33 365,805 4 53 53 53 400
% 16

54 87 BUĞLEM AKSOY 6A 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 2 3 1,00 10 5 8,33 52 13 47,67 364,400 17 54 54 54 410
% 17

55 286 KADİR TOMUK 6E 11 4 9,67 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 5 2 4,33 11 4 9,67 50 17 44,34 362,841 5 55 55 55 424
% 17

56 39 AHMET YUSU F ŞAHİN 6D 9 6 7,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 6 5,00 11 4 9,67 52 21 45,00 359,455 18 56 56 56 436
% 18

57 290 İREM KIR 6B 8 3 7,00 7 3 6,00 9 0 9,00 8 0 8,00 8 4 6,67 8 4 6,67 48 14 43,34 354,812 5 57 57 57 461
% 19

58 18300 BERKAN ÖZCANBAZ 6F 8 7 5,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 2 6,33 7 3 6,00 9 5 7,33 48 20 41,33 346,100 7 58 58 58 523
% 21

59 298 SÜMEYYE KEŞLİK 6B 12 3 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 3 3 2,00 4 5 2,33 9 6 7,00 47 18 41,00 345,721 6 59 59 59 526
% 21

60 112 ECRİN AKIŞ 6B 9 4 7,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 1 7,67 3 6 1,00 10 3 9,00 50 14 45,34 344,037 7 60 60 60 540
% 22

61 128 ECRİN NAZ ÖLÇER 6A 12 3 11,00 5 4 3,67 9 1 8,67 5 2 4,33 2 4 0,67 11 2 10,33 44 16 38,67 341,522 18 61 61 61 554
% 22

62 297 YASİN KILIÇOĞLU 6E 9 6 7,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 5 7 2,67 11 4 9,67 48 24 40,01 339,804 6 62 62 62 568
% 23

63 163 KIVA Ç İDER 6F 7 8 4,33 7 3 6,00 10 0 10,00 5 4 3,67 7 4 5,67 9 6 7,00 45 25 36,67 330,750 8 63 63 63 627
% 25

64 194 NEHİR KAMAN 6A 8 6 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 2 7 -0,33 12 3 11,00 48 20 41,34 330,137 19 64 64 64 632
% 25

65 197 ÖMER ERDEM IŞIK 6F 11 4 9,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 2 6 0,00 8 6 6,00 47 20 40,34 326,744 9 65 65 65 674
% 27

66 341 ABDULHAKİM BÖLÜKBAŞ6E 9 6 7,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 4 1,67 5 5 3,33 10 5 8,33 42 25 33,67 326,064 7 66 66 66 681
% 27
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67 219 TAHA ŞAHİN 6F 9 2 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 2 4 0,67 8 6 6,00 45 16 39,67 324,576 10 67 67 67 692
% 28

68 263 YUSUF YİĞİTER 6F 9 6 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 1 5,67 4 3 3,00 7 3 6,00 42 17 36,33 323,811 11 68 68 68 703
% 28

69 140 FATİH MFRT ERTUĞRAL6F 9 5 7,33 8 2 7,33 8 1 7,67 4 2 3,33 2 5 0,33 11 4 9,67 42 19 35,66 322,262 12 69 69 69 720
% 29

70 79 ÖMER KAYRA OKUDAN6F 8 7 5,67 7 3 6,00 10 0 10,00 4 2 3,33 5 5 3,33 9 6 7,00 43 23 35,33 322,171 13 70 70 70 721
% 29

71 61 MİRAÇ DEMİREL 6F 10 5 8,33 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 8 6 6,00 37 22 29,67 321,201 14 71 71 71 729
% 29

72 33 AHMET EGE ARICI 6F 9 3 8,00 4 4 2,67 10 0 10,00 5 3 4,00 4 7 1,67 9 4 7,67 41 21 34,01 320,390 15 72 72 72 737
% 30

73 266 ZEYNEP AÇIK 6C 7 8 4,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 4 6 2,00 9 6 7,00 46 24 38,00 318,285 7 73 73 73 761
% 31

74 151 HAYRUNNİSA HIZ 6B 7 7 4,67 3 6 1,00 6 1 5,67 6 2 5,33 3 3 2,00 13 2 12,33 38 21 31,00 317,673 8 74 74 74 764
% 31

75 16 NİLDA TOPALAK 6C 9 6 7,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 0 1 -0,33 8 7 5,67 45 16 39,68 315,808 8 75 75 75 781
% 31

76 64 BERAT ÖNGEL 6F 6 9 3,00 6 4 4,67 10 0 10,00 7 2 6,33 4 4 2,67 10 4 8,67 43 23 35,34 315,501 16 76 76 76 783
% 32

77 155 İLKAY NUR KOÇEROĞLU6B 11 4 9,67 4 6 2,00 10 0 10,00 10 0 10,00 0 12 -4,00 11 4 9,67 46 26 37,34 312,797 9 77 77 77 810
% 33

78 167 MARYA KIVAD 6C 8 5 6,33 10 0 10,00 10 0 10,00 4 1 3,67 2 3 1,00 6 2 5,33 40 11 36,33 312,572 9 78 78 78 814
% 33

79 83 BEYZANUR KIRÇI 6B 6 8 3,33 6 3 5,00 9 0 9,00 5 2 4,33 5 7 2,67 9 4 7,67 40 24 32,00 307,246 10 79 79 79 870
% 35

80 63 AZRA NUR BOZKAN 6A 10 3 9,00 7 2 6,33 10 0 10,00 7 3 6,00 3 5 1,33 4 7 1,67 41 20 34,33 307,042 20 80 80 80 875
% 35

81 119 ELİF AZRA DOĞAN 6C 9 3 8,00 7 3 6,00 8 1 7,67 9 1 8,67 3 5 1,33 4 4 2,67 40 17 34,34 306,284 10 81 81 81 880
% 35

82 75 REZZAK ÇAĞIL 6F 6 3 5,00 7 3 6,00 9 0 9,00 4 1 3,67 3 3 2,00 8 5 6,33 37 15 32,00 305,995 17 82 82 82 882
% 36

83 262 YUSUF UYAR 6E 6 9 3,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 4 3 3,00 9 6 7,00 40 27 31,00 303,519 8 83 83 83 903
% 36

84 137 ESLEMNUR YÜCEL 6C 11 3 10,00 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 3 8 0,33 6 7 3,67 40 28 30,67 303,163 11 84 84 84 905
% 36

85 88 BUĞRA FINDIKÇI 6D 9 6 7,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 1 6,67 1 3 0,00 8 3 7,00 38 20 31,34 303,079 19 85 85 85 906
% 36

86 400 UĞUR BUĞRA ACIOĞLU6E 10 4 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 4 5 2,33 3 12 -1,00 7 7 4,67 41 31 30,67 297,286 9 86 86 86 974
% 39

87 218 TAHA 6F 8 7 5,67 4 6 2,00 10 0 10,00 6 4 4,67 3 11 -0,67 10 5 8,33 41 33 30,00 297,285 18 87 87 87 975
% 39

88 174 MELİKE ÖREMİŞ 6B 9 5 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 1 5,67 0 7 -2,33 9 6 7,00 40 23 32,33 296,950 11 88 88 88 979
% 39

89 24 ELİF MEVA ŞAHİN 6B 6 9 3,00 8 2 7,33 9 1 8,67 3 5 1,33 3 4 1,67 9 5 7,33 38 26 29,33 296,479 12 89 89 89 983
% 40

90 180 MUHAMMET KIVAT 6E 8 7 5,67 6 4 4,67 10 0 10,00 4 2 3,33 2 6 0,00 8 7 5,67 38 26 29,34 292,239 10 90 90 90 1028
% 41

91 56 AYSU NAZ Ç AĞIL 6C 8 3 7,00 5 1 4,67 8 1 7,67 3 3 2,00 3 4 1,67 5 5 3,33 32 17 26,34 290,791 12 91 91 91 1044
% 42

92 201 NADA KVAT 6C 9 4 7,67 7 3 6,00 10 0 10,00 2 7 -0,33 2 4 0,67 5 9 2,00 35 27 26,01 284,958 13 92 92 92 1117
% 45

93 269 EMİR BARTU COŞAR 6E 4 8 1,33 5 3 4,00 9 1 8,67 7 2 6,33 4 9 1,00 8 6 6,00 37 29 27,33 280,128 11 93 93 93 1165
% 47

94 144 FİLİZ DEVA E *R 6B 8 6 6,00 5 4 3,67 6 4 4,67 7 1 6,67 0 5 -1,67 7 8 4,33 33 28 23,67 270,264 13 94 94 94 1276
% 51

95 214 SURANEHİR BOZKURT 6B 8 7 5,67 2 5 0,33 3 6 1,00 4 4 2,67 0 1 -0,33 9 6 7,00 26 29 16,34 266,686 14 95 95 95 1318
% 53

96 53 MERYEM BÜLBÜL 6B 6 7 3,67 3 5 1,33 9 1 8,67 6 2 5,33 0 9 -3,00 7 6 5,00 31 30 21,00 254,273 15 96 96 96 1461
% 59

97 113 ECRİN KAYA 6B 11 4 9,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 12 -2,00 6 9 3,00 28 46 12,67 253,737 16 97 97 97 1471
% 59

98 111 ZEHRA BİÇER 6C 7 8 4,33 3 6 1,00 5 5 3,33 3 4 1,67 4 8 1,33 5 8 2,33 27 39 13,99 253,045 14 98 98 98 1480
% 60

99 203 RANA YİĞİT 6C 7 7 4,67 4 5 2,33 8 1 7,67 3 4 1,67 3 8 0,33 3 7 0,67 28 32 17,34 252,692 15 99 99 99 1483
% 60
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100 239 YUNUS EMRE KORKMAZ6F 5 8 2,33 4 5 2,33 9 1 8,67 7 3 6,00 3 8 0,33 3 7 0,67 31 32 20,33 251,604 19 100 100 100 1494
% 60

101 32 YUSUFEYMEN AYHAN 6F 7 8 4,33 4 6 2,00 10 0 10,00 3 6 1,00 24 20 17,33 251,498 20 101 101 101 1496
% 60

102 160 KEZBANELİF AYDIN 6C 5 10 1,67 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 4 7 1,67 2 6 0,00 29 35 17,33 247,757 16 102 102 102 1548
% 62

103 170 MEHMET EGE KOÇAK 6E 3 12 -1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 10 0,67 9 6 7,00 28 46 12,67 244,477 12 103 103 103 1593
% 64

104 177 MERT EFE A VCI 6E 5 10 1,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 28 47 12,34 240,888 13 104 104 104 1639
% 66

105 217 SÜMEYYE ALTUNTAŞ 6C 7 8 4,33 5 5 3,33 7 3 6,00 0 5 -1,67 2 7 -0,33 4 9 1,00 25 37 12,66 240,749 17 105 105 105 1643
% 66

106 45 ZEYNEP KURŞUNCU 6C 5 7 2,67 2 3 1,00 4 3 3,00 1 4 -0,33 2 4 0,67 0 3 -1,00 14 24 6,01 220,492 18 106 106 106 1953
% 79

107 114 EGE YANDIK 6E 5 10 1,67 2 7 -0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 5 8 2,33 2 13 -2,33 21 51 4,01 216,564 14 107 107 107 2008
% 81

108 135 ERKAM BÖYÜKTAŞ 6E 2 13 -2,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 12 -1,00 6 8 3,33 24 50 7,34 212,524 15 108 108 108 2071
% 83

109 209 SALİH GÜNEŞ 6E 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 22 53 4,33 210,891 16 109 109 109 2094
% 84

110 55 TUANA AKSOY 6B 5 8 2,33 4 6 2,00 9 1 8,67 1 9 -2,00 0 13 -4,33 4 10 0,67 23 47 7,34 206,441 17 110 110 110 2155
% 87

111 308 EMİR TAŞ 6E 4 11 0,33 4 6 2,00 3 5 1,33 3 7 0,67 2 12 -2,00 1 14 -3,67 17 55 -1,34 180,494 17 111 111 111 2405
% 97
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