
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu STARTFEN 7. SINIF 5. KURUMSAL DENEME 2023110 110 110 2795

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,03 6 3 4,71 7 3 6,08 4 4 2,65 6 7 3,51 9 8 6,74 44 32 33,72 303,220

Okul Ortalaması 16 3 14,65 8 2 6,96 8 1 7,89 6 3 4,69 8 5 6,41 13 6 11,59 59 20 52,19 363,980

KATILIMLAR

1 344 ÖZGENUR BARIŞ 7A 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 87 3 86,01 486,168 1 1 1 1 3
% 0,11

2 547 ZÜMRA EKER 7C 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 86 4 84,67 481,223 1 2 2 2 14
% 0,50

3 73 ASYANUR AYDEMİR 7A 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 17 2 16,33 19 1 18,67 84 5 82,34 472,651 2 3 3 3 28
% 1,00

4 509 BETUL ÇAM 7A 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 18 1 17,67 18 2 17,33 83 6 81,01 472,055 3 4 4 4 30
% 1,07

5 294 MERİH DEHA KÖKLÜKAYA7D 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 17 1 16,67 19 1 18,67 84 4 82,68 471,111 1 5 5 5 36
% 1,29

6 96 BENGİSU ÇAĞLAR 7A 18 1 17,67 10 0 10,00 10 0 10,00 7 1 6,67 18 0 18,00 19 1 18,67 82 3 81,01 471,020 4 6 6 6 37
% 1,32

7 464 TAHA ABUKAN 7D 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 2 15,33 20 0 20,00 84 4 82,67 469,491 2 7 7 7 41
% 1,47

8 454 ŞEVVAL KUŞOĞLU 7A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 4 5 2,33 18 1 17,67 19 1 18,67 80 8 77,34 466,695 5 8 8 8 46
% 1,65

9 69 BATUHAN KUYRUK 7E 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 15 5 13,33 82 8 79,33 462,827 1 9 9 9 54
% 1,93

10 340 ÖMER DİNÇ 7F 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 16 2 15,33 18 2 17,33 82 6 79,99 462,488 1 10 10 10 55
% 1,97

11 175 EMİR BUĞRA AĞIN 7D 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 17 2 16,33 17 3 16,00 82 7 79,67 459,872 3 11 11 11 62
% 2,22

12 190 EYÜP SABRİ CAM 7D 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 14 1 13,67 19 1 18,67 81 4 79,67 459,813 4 12 12 12 64
% 2,29

13 23 YUSUF TİRYAKİ 7E 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 19 1 18,67 17 3 16,00 80 10 76,67 459,775 2 13 13 13 65
% 2,33

14 54 ALEYNA AKOĞLU 7A 20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 16 3 15,00 19 1 18,67 79 10 75,67 457,492 6 14 14 14 70
% 2,50

15 250 ARAS SORUKLU 7F 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 16 3 15,00 17 3 16,00 81 8 78,34 453,307 2 15 15 15 79
% 2,83

16 211 HASAN KAYA 7E 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 15 3 14,00 18 2 17,33 79 9 76,00 449,084 3 16 16 16 93
% 3,33

17 259 M AKİF KARAASLAN 7E 20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 13 6 11,00 20 0 20,00 79 10 75,67 446,797 4 17 17 17 101
% 3,61

18 148 ECRİN KOÇER 7A 20 0 20,00 8 2 7,33 9 0 9,00 6 4 4,67 14 2 13,33 18 1 17,67 75 9 72,00 444,102 7 18 18 18 108
% 3,86

19 28 EYLÜL BEST E YAŞAR 7B 17 2 16,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 15 0 15,00 17 3 16,00 77 7 74,67 441,869 1 19 19 19 118
% 4,22

20 232 İCLAL SUDE KARABIDAK7A 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 12 5 10,33 17 3 16,00 78 9 75,00 435,244 8 20 20 20 151
% 5,40

21 107 BİLGERANA SÖNMEZ 7B 18 1 17,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 2 9,33 19 1 18,67 74 7 71,67 426,452 2 21 21 21 191
% 6,83

22 338 NESLİNUR TOPKAR 7A 17 1 16,67 10 0 10,00 8 1 7,67 2 1 1,67 13 1 12,67 17 1 16,67 67 5 65,35 421,951 9 22 22 22 208
% 7,44

23 549 ZÜMRA ÖZTAŞ 7A 16 3 15,00 8 2 7,33 7 1 6,67 4 5 2,33 15 2 14,33 18 2 17,33 68 15 62,99 420,828 10 23 23 23 219
% 7,84

24 172 ELİFREYYAN AFAT 7C 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 12 3 11,00 15 4 13,67 74 10 70,67 419,747 2 24 24 24 225
% 8,05

25 49500 YUSUF SARIÇAM 7D 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 5 5 3,33 15 4 13,67 16 4 14,67 71 18 65,00 418,623 5 25 25 25 234
% 8,37

26 22 EREN BÖREKCİ 7E 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 6 8,00 17 3 16,00 73 13 68,67 414,489 5 26 26 26 253
% 9,05

27 94 BELİNAY BE ZGİN 7C 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 11 1 10,67 15 5 13,33 70 12 66,01 413,673 3 27 27 27 257
% 9,19

28 394 SEMİH DEMİRBAŞ 7E 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 11 5 9,33 14 6 12,00 72 14 67,34 411,240 6 28 28 28 262
% 9,37

29 485 YAĞMUR ÖZDEMİR 7A 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 3 9,00 17 3 16,00 69 14 64,32 407,451 11 29 29 29 287
% 10

30 51 AKİF EMRE ÇIRAKOĞLU7D 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 7 7,67 15 5 13,33 71 16 65,66 405,845 6 30 30 30 293
% 10

31 86 AYŞEGÜL ÜNGÖR 7A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 11 3 10,00 13 7 10,67 70 13 65,68 405,063 12 31 31 31 298
% 11

32 72 HADİ GEDİKKAYA 7E 14 5 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 16 2 15,33 13 6 11,00 68 18 62,00 403,065 7 32 32 32 311
% 11

33 158 EFLAL DİKER 7A 18 1 17,67 9 0 9,00 10 0 10,00 7 3 6,00 7 2 6,33 17 3 16,00 68 9 65,00 400,928 13 33 33 33 322
% 12
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34 27 EDA CİNBEK 7B 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 2 5,33 8 1 7,67 16 4 14,67 66 11 62,34 400,323 3 34 34 34 324
% 12

35 245 KADİR KAAN AKOĞLU 7F 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 3 7,00 16 4 14,67 69 12 65,01 399,223 3 35 35 35 331
% 12

36 10 ZEYNEP TEKİN 7A 15 3 14,00 8 2 7,33 7 2 6,33 1 1 0,67 13 0 13,00 16 3 15,00 60 11 56,33 398,612 14 36 36 36 334
% 12

37 610 ZEYNEPELİF SAKA 7B 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 6 7,00 13 7 10,67 70 15 65,01 396,833 4 37 37 37 346
% 12

38 101 BEREN ÇİFTÇİ 7C 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 5 6 3,00 17 3 16,00 68 13 63,66 392,757 4 38 38 38 374
% 13

39 283 MELİK YILDIRIM 7D 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 4 4 2,67 10 6 8,00 15 3 14,00 65 17 59,34 389,555 7 39 39 39 396
% 14

40 29 ELİF RANA GERS 7A 18 1 17,67 9 1 8,67 10 0 10,00 2 6 0,00 12 4 10,67 12 7 9,67 63 19 56,68 389,069 15 40 40 40 398
% 14

41 399 SEMİH METE BUDAK 7F 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 2 2 1,33 14 3 13,00 12 8 9,33 61 20 54,33 387,979 4 41 41 41 404
% 14

42 192 FATIMABETÜ KARAGÖZ7A 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 8 12 4,00 16 4 14,67 68 22 60,67 385,499 16 42 42 42 423
% 15

43 188 ESLEM LEK 7B 16 3 15,00 8 2 7,33 9 0 9,00 7 3 6,00 7 1 6,67 16 4 14,67 63 13 58,67 382,642 5 43 43 43 441
% 16

44 352 REVAN SÜLEYMAN 7A 17 3 16,00 10 0 10,00 9 0 9,00 8 2 7,33 7 2 6,33 14 6 12,00 65 13 60,66 381,687 17 44 44 44 450
% 16

45 42 ZEYNEPHÜMA OKUMUŞ7A 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 11 4 9,67 13 7 10,67 63 22 55,67 381,687 17 44 44 44 450
% 16

46 3 BELİN NAZ AKYOL 7B 19 1 18,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 3 7,00 14 6 12,00 62 19 55,67 381,411 6 46 46 46 453
% 16

47 80 AYŞE BEYZA KUMAŞ 7A 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 11 7 8,67 64 14 59,33 379,091 19 47 47 47 476
% 17

48 70 ÖZLEYİŞ AKYÜZ 7E 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 6 8,00 11 9 8,00 65 21 58,00 377,392 8 48 48 48 493
% 18

49 304 MİKAİL GÜLER 7F 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 10 4,67 16 4 14,67 65 23 57,35 376,440 5 49 49 49 503
% 18

50 544 ZÜMRA AKCAN 7A 18 1 17,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 2 6,33 4 6 2,00 17 3 16,00 63 15 58,00 375,085 20 50 50 50 509
% 18

51 496 AHMET YILMAZ 7E 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 5 3,33 7 9 4,00 15 5 13,33 64 22 56,66 373,609 9 51 51 51 525
% 19

52 92 M FURKAN DURAN 7E 15 4 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 5 6,33 14 5 12,33 64 17 58,33 373,148 10 52 52 52 528
% 19

53 26 AHMETSELİM AHISHA 7F 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 4 6 2,00 6 2 5,33 18 2 17,33 61 17 55,33 372,145 6 53 53 53 535
% 19

54 327 ALPEREN ÜNSAL 7F 16 4 14,67 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 11 8 8,33 13 7 10,67 63 26 54,34 371,729 7 54 54 54 537
% 19

55 451 SÜMEYYE ŞAHİN 7B 17 3 16,00 10 0 10,00 8 1 7,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 9 7,00 63 15 58,00 369,906 7 55 55 55 551
% 20

56 99 BERAT ALPA RSLANKAAN7E 13 3 12,00 9 0 9,00 10 0 10,00 5 1 4,67 11 2 10,33 10 5 8,33 58 11 54,33 368,021 11 56 56 56 575
% 21

57 17 A FURKAN ÖZAOLAT 7F 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 7 13 2,67 16 4 14,67 64 26 55,34 366,487 8 57 57 57 586
% 21

58 178 EREN UĞUŞ 7F 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 4 5 2,33 7 10 3,67 15 4 13,67 62 23 54,34 366,474 9 58 58 58 587
% 21

59 516 ZEHRA HADIK 7A 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 4 2,67 7 7 4,67 15 5 13,33 60 22 52,67 366,131 21 59 59 59 591
% 21

60 84 AYŞE NAZ İPEK 7A 16 2 15,33 5 4 3,67 8 1 7,67 4 4 2,67 10 3 9,00 12 6 10,00 55 20 48,34 364,455 22 60 60 60 600
% 21

61 482 YAĞMUR DANACI 7C 18 2 17,33 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 8 1,33 15 4 13,67 58 23 50,33 354,480 5 61 61 61 684
% 24

62 524 ZEHRA YILMAZ 7A 18 2 17,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 4 0,67 15 5 13,33 58 18 51,99 354,311 23 62 62 62 688
% 25

63 21 MUSTAFAEFE TOPALOĞLU7E 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 8 4,33 12 7 9,67 60 24 52,00 352,674 12 63 63 63 701
% 25

64 44 AHSEN ASAROĞLU 7B 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 4 3 3,00 12 7 9,67 59 17 53,34 350,375 8 64 64 64 723
% 26

65 552 ZÜMRA SIRIKLI 7A 16 3 15,00 6 4 4,67 7 3 6,00 3 6 1,00 7 8 4,33 15 5 13,33 54 29 44,33 348,973 24 65 65 65 736
% 26

66 502 YUSUFKAYRA TONBUL 7F 13 7 10,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 2 2,33 9 3 8,00 13 5 11,33 52 23 44,33 346,924 10 66 66 66 753
% 27
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67 127 CELAL EFE ŞENGÜL 7F 14 4 12,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 3 4,00 9 7 6,67 11 8 8,33 56 25 47,67 346,544 11 67 67 67 757
% 27

68 169 CEMRE NAZ POLATTAŞ7B 17 2 16,33 6 3 5,00 9 1 8,67 10 0 10,00 1 2 0,33 13 6 11,00 56 14 51,33 344,534 9 68 68 68 777
% 28

69 43 BETÜL M DÜGE 7C 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 13 4 11,67 55 12 51,00 344,174 6 69 69 69 781
% 28

70 279 MELİHTEKİN YAĞLI 7D 14 4 12,67 7 2 6,33 9 1 8,67 10 0 10,00 3 8 0,33 14 4 12,67 57 19 50,67 338,711 8 70 70 70 846
% 30

71 20 ASEL HAYAT KAYIKÇI 7B 16 3 15,00 6 3 5,00 10 0 10,00 5 4 3,67 3 15 -2,00 16 4 14,67 56 29 46,34 334,018 10 71 71 71 902
% 32

72 330 MUSTAFA YILDIZ 7D 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 0 7 -2,33 6 7 3,67 15 5 13,33 51 29 41,34 332,660 9 72 72 72 924
% 33

73 370 RUMEYSA BOYRAZ 7C 18 2 17,33 9 1 8,67 8 1 7,67 8 2 7,33 1 7 -1,33 10 4 8,67 54 17 48,34 332,245 7 73 73 73 928
% 33

74 123 AHMET S ACI 7D 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 2 5 0,33 3 13 -1,33 14 5 12,33 54 28 44,66 331,545 10 74 74 74 939
% 34

75 291 MELİKENUR ÇAĞIL 7C 17 0 17,00 7 2 6,33 8 0 8,00 3 4 1,67 3 6 1,00 11 6 9,00 49 18 43,00 331,541 8 75 75 75 940
% 34

76 368 RÜMEYSA ARDAHANLI 7C 19 0 19,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 3 4,00 1 11 -2,67 12 8 9,33 55 24 46,99 331,362 9 76 76 76 942
% 34

77 200 FATMA KIR 7C 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 3 7 0,67 11 9 8,00 56 24 48,01 330,571 10 77 77 77 952
% 34

78 474 UMUT BERAT AYKAÇ 7E 14 5 12,33 8 1 7,67 9 1 8,67 1 3 0,00 8 3 7,00 9 11 5,33 49 24 41,00 330,147 13 78 78 78 956
% 34

79 66 BURAK AHME T KAPTI 7F 14 6 12,00 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 8 12 4,00 13 7 10,67 52 38 39,34 327,053 12 79 79 79 995
% 36

80 76 SEMİH DAĞ 7D 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 2 6 0,00 7 11 3,33 10 9 7,00 53 32 42,33 326,244 11 80 80 80 1004
% 36

81 416 SUDENAZ ARDANUŞLU7B 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 14 1,33 5 7 2,67 55 27 46,00 324,784 11 81 81 81 1018
% 36

82 237 İKRA SEVCAN 7A 15 4 13,67 5 4 3,67 7 2 6,33 4 6 2,00 3 3 2,00 13 6 11,00 47 25 38,67 323,954 25 82 82 82 1027
% 37

83 488 YAŞAR AKİF BALCI 7E 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 6 13 1,67 10 10 6,67 53 36 41,01 320,116 14 83 83 83 1079
% 39

84 326 MUHAMMED BOZOK 7F 16 3 15,00 6 3 5,00 8 2 7,33 0 7 -2,33 6 10 2,67 10 7 7,67 46 32 35,34 317,475 13 84 84 84 1109
% 40

85 124 BERAT ERDOĞMUŞ 7F 15 5 13,33 6 4 4,67 6 3 5,00 4 4 2,67 5 9 2,00 11 8 8,33 47 33 36,00 313,300 14 85 85 85 1170
% 42

86 60 BUĞLEM ASLAN 7C 18 1 17,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 43 6 41,01 307,016 11 86 86 86 1249
% 45

87 133 EBRAR KAYA 7B 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 3 3 2,00 9 10 5,67 45 30 35,00 306,567 12 87 87 87 1256
% 45

88 404 SERHAN YILDIZ 7F 11 7 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 4 3,67 2 4 0,67 12 7 9,67 47 25 38,68 305,811 15 88 88 88 1267
% 45

89 179 MUHAMMED YÜCEL 7D 13 7 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 0 1 -0,33 12 7 9,67 45 25 36,68 303,070 12 89 89 89 1312
% 47

90 81 ALPER ERKAN 7E 14 5 12,33 6 4 4,67 8 1 7,67 2 2 1,33 2 10 -1,33 12 6 10,00 44 28 34,67 301,566 15 90 90 90 1335
% 48

91 104 HÜSEYİN KURTCU 7D 13 7 10,67 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 3 8 0,33 11 9 8,00 47 34 35,66 300,652 13 91 91 91 1350
% 48

92 377 SALİM KESGİN 7D 11 9 8,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 12 3,00 13 7 10,67 45 44 30,33 299,936 14 92 92 92 1364
% 49

93 445 SÜLEYMAN ÇÖL 7D 12 8 9,33 9 1 8,67 9 1 8,67 1 10 -2,33 14 6 12,00 45 26 36,34 298,937 15 93 93 93 1370
% 49

94 532 ZEYNEP KARTAL 7C 16 4 14,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 5 2,33 6 10 2,67 8 12 4,00 43 42 29,00 297,800 12 94 94 94 1379
% 49

95 226 HATİCE NUP ACI 7B 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 5 1,33 1 14 -3,67 12 6 10,00 48 33 37,00 297,400 13 95 95 95 1387
% 50

96 216 HİLAL YİĞİT 7C 15 3 14,00 9 1 8,67 6 4 4,67 2 6 0,00 4 8 1,33 7 13 2,67 43 35 31,34 293,959 13 96 96 96 1436
% 51

97 230 HÜSEYİN AKSOYCUK 7F 11 8 8,33 7 3 6,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 8 8 5,33 9 11 5,33 41 44 26,32 291,505 16 97 97 97 1469
% 53

98 0 BUĞLEM ASLAN 7C 9 6 7,00 15 5 13,33 24 11 20,33 283,881 14 98 98 98 1572
% 56

99 37 CEREN ÇAKMAK 7B 14 6 12,00 6 4 4,67 6 3 5,00 4 4 2,67 1 4 -0,33 7 12 3,00 38 33 27,01 276,820 14 99 99 99 1669
% 60
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100 191 MERVENUR KATAR 7B 13 5 11,33 6 3 5,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 4 14 -0,67 7 11 3,33 41 42 26,99 275,415 15 100 100 100 1687
% 60

101 52 OSMANKAANÇ AKIR 7D 10 10 6,67 5 5 3,33 7 3 6,00 2 2 1,33 11 9 8,00 35 29 25,33 273,482 16 101 101 101 1715
% 61

102 136 AFİTAP İDGÜ 7B 6 6 4,00 5 5 3,33 8 1 7,67 1 0 1,00 11 6 9,00 31 18 25,00 272,438 16 102 102 102 1730
% 62

103 350 REYHANE MUHAMMET 7C 12 8 9,33 5 3 4,00 5 4 3,67 3 5 1,33 5 13 0,67 7 11 3,33 37 44 22,33 267,157 15 103 103 103 1805
% 65

104 15 BERAA BOYRAZ 7C 11 3 10,00 3 4 1,67 4 1 3,67 3 4 1,67 1 3 0,00 4 4 2,67 26 19 19,68 260,451 16 104 104 104 1904
% 68

105 997 MUHAMMED RİYAD 7F 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 11 9 8,00 33 57 13,99 243,619 17 105 105 105 2132
% 76

106 207 FATMANUR DEMİRER 7B 7 10 3,67 3 3 2,00 3 5 1,33 2 5 0,33 3 8 0,33 7 9 4,00 25 40 11,66 236,968 17 106 106 106 2214
% 79

107 91 BAKİ KARAKUŞ 7F 6 13 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 10 10 6,67 25 44 10,34 228,156 18 107 107 107 2329
% 83

108 58 ALİ GÖKBOĞA 7E 3 17 -2,67 9 2 8,33 12 19 5,66 217,738 16 108 108 108 2466
% 88

109 18 *THALLED VUCEK    Z 7D 0 1 -0,33 6 4 4,67 5 4 3,67 3 7 0,67 0 2 -0,67 2 17 -3,67 16 35 4,34 181,775 17 109 109 109 2754
% 99

110 34 BERKAY YILMAZ 7D 3 17 -2,67 0 10 -3,33 1 9 -2,00 0 10 -3,33 6 14 1,33 2 18 -4,00 12 78 -14,00167,073 18 110 110 110 2782
% 100

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
7A 7B 7C 7D 7E 7F

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
7A 7B 7C 7D 7E 7F

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                4 / 4

http://www.tcpdf.org

