
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu STARTFEN 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME 2023104 139 139 5759

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,81 7 2 6,13 8 2 6,85 5 3 4,42 5 5 3,55 10 7 7,99 48 25 39,75 317,910

Okul Ortalaması 15 4 13,67 8 1 7,17 8 1 7,75 5 2 4,73 6 4 4,93 12 6 10,59 55 18 48,84 349,470

KATILIMLAR

1 331 YİĞİT M DEMİRAL 8C 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 20 0 20,00 86 4 84,67 480,988 1 1 1 1 44
% 0,76

2 25 TALHA KODAZ 8C 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 20 0 20,00 86 4 84,67 478,088 2 2 2 2 53
% 0,92

3 59 ABDULBAKİ BALYUZ 8D 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 2 16,33 17 3 16,00 84 5 82,33 467,109 1 3 3 3 117
% 2,03

4 9 BARIŞ ÇALIŞ 8C 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 16 3 15,00 20 0 20,00 81 8 78,34 455,215 3 4 4 4 209
% 3,63

5 311 HAŞİM EREN AHISHALI8D 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 2 0 2,00 19 1 18,67 18 2 17,33 75 7 72,67 453,427 2 5 5 5 226
% 3,92

6 173 ÖMERFARUK TOPUZ 8D 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 19 1 18,67 16 4 14,67 77 13 72,68 444,516 3 6 6 6 301
% 5,23

7 90 YUSUFEFE IŞITAN 8C 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 15 3 14,00 19 1 18,67 78 10 74,67 440,617 4 7 7 7 341
% 5,92

8 437 HARUN AYTEKİN 8D 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 3 2,00 17 2 16,33 18 2 17,33 73 12 69,00 439,721 4 8 8 8 361
% 6,27

9 458 EMİNE NUR ALAMEŞE 8A 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 7 9,67 18 2 17,33 80 9 77,00 439,228 1 9 9 9 364
% 6,32

10 68 MUHAMMET ÖLÇER 8E 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 6 12,00 19 1 18,67 79 11 75,34 437,819 1 10 10 10 386
% 6,70

11 462 ELİF UĞURLU 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 1 12,67 16 4 14,67 76 8 73,35 434,363 2 11 11 11 436
% 7,57

12 463 ECRİN DEMİRCİ 8A 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 4 9,67 17 3 16,00 78 7 75,67 434,283 3 12 12 12 438
% 7,61

13 30 İHSAN AKIŞ 8D 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 5 11,33 18 1 17,67 78 9 75,00 433,043 5 13 13 13 462
% 8,02

14 468 ŞEYMA NUR KUŞOĞLU 8A 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 5 11,33 15 5 13,33 78 10 74,66 432,599 4 14 14 14 472
% 8,20

15 662 EMİN KARA 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 4 3,67 13 1 12,67 18 2 17,33 73 10 69,67 431,627 5 15 15 15 486
% 8,44

16 460 ZEHRA N SARIÇAM 8A 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 1 7,67 12 3 11,00 17 3 16,00 74 10 70,67 427,447 5 16 16 16 546
% 9,48

17 659 ALİ EMRE TİRYAKİ 8C 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 6 9,00 18 2 17,33 77 10 73,66 425,527 6 17 17 17 567
% 9,85

18 121 BEKİR ASAROĞLU 8D 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 14 3 13,00 14 6 12,00 76 11 72,33 425,441 6 18 18 18 569
% 9,88

19 455 SULTAN ŞAHİN 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 12 2 11,33 16 4 14,67 75 9 72,00 425,097 1 19 19 19 574
% 9,97

20 95 ZEYNEB TOZ 8B 17 2 16,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 14 6 12,00 15 5 13,33 75 14 70,33 419,528 2 20 20 20 668
% 12

21 487 NİSANUR ÖZÖNAL 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 4 7,67 19 1 18,67 73 10 69,67 417,529 3 21 21 21 703
% 12

22 631 EMİRHAN ÇARPAN 8C 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 7 1 6,67 12 4 10,67 17 3 16,00 72 12 68,01 416,293 7 22 22 22 724
% 13

23 122 YAĞIZ ÇATAL 8D 17 2 16,33 10 0 10,00 9 0 9,00 9 0 9,00 13 3 12,00 14 4 12,67 72 9 69,00 415,900 7 23 23 23 731
% 13

24 450 NİSA NUR EMRE 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 5 3,33 9 4 7,67 18 2 17,33 71 12 67,00 414,031 6 24 24 24 759
% 13

25 465 ZÜMRA ŞANLITÜRK 8A 17 1 16,67 7 3 6,00 8 1 7,67 9 1 8,67 13 2 12,33 15 4 13,67 69 12 65,01 412,866 7 25 25 25 775
% 13

26 46 SEMİH BİLGE 8C 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 11 3 10,00 16 4 14,67 70 14 65,33 410,044 8 26 26 26 814
% 14

27 77 AKİF YARDIMCI 8C 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 5 9,33 16 4 14,67 73 13 68,67 409,852 9 27 27 27 818
% 14

28 41 HHÜSEYİN BÖLÜKBAŞ 8C 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 1 0 1,00 7 3 6,00 20 0 20,00 66 5 64,33 406,956 10 28 28 28 874
% 15

29 632 YUSUF T YILDIZ 8C 14 6 12,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 15 4 13,67 14 6 12,00 71 18 65,00 403,831 11 29 29 29 926
% 16

30 633 AHMET SALİ BALDAN 8D 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 6 3 5,00 9 6 7,00 17 3 16,00 67 17 61,33 396,375 8 30 30 30 1073
% 19

31 35 BERAT UMAÇ 8E 17 3 16,00 10 0 10,00 8 0 8,00 10 0 10,00 7 2 6,33 16 4 14,67 68 9 65,00 393,972 2 31 31 31 1113
% 19

32 228 ÖMER FARUK SOYTÜRK8E 2 3 1,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 3 15,00 18 2 17,33 65 9 62,00 388,935 3 32 32 32 1208
% 21

33 522 NAZ ERYAŞAR 8B 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 3 5,00 5 6 3,00 17 3 16,00 67 13 62,67 388,642 4 33 33 33 1215
% 21
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu STARTFEN 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME 2023104 139 139 5759

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,81 7 2 6,13 8 2 6,85 5 3 4,42 5 5 3,55 10 7 7,99 48 25 39,75 317,910

Okul Ortalaması 15 4 13,67 8 1 7,17 8 1 7,75 5 2 4,73 6 4 4,93 12 6 10,59 55 18 48,84 349,470

KATILIMLAR

34 507 CELAL KAYNAK 8C 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 3 3 2,00 6 5 4,33 17 3 16,00 64 13 59,66 385,435 12 34 34 34 1274
% 22

35 489 İLKNUR YILDIRAN 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 2 5,33 15 5 13,33 64 14 59,33 378,457 8 35 35 35 1407
% 24

36 513 CEREN KASIM 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 3 5,00 7 6 5,00 16 4 14,67 64 18 58,01 375,595 5 36 36 36 1466
% 25

37 6 BETÜL KOLDAŞ 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 6 3 5,00 4 2 3,33 16 4 14,67 61 14 56,33 373,375 6 37 37 37 1509
% 26

38 689 ÖMER CEYLAN 8C 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 4 6 2,00 8 3 7,00 15 5 13,33 62 19 55,66 373,047 13 38 38 38 1514
% 26

39 510 NİSA BEKMEZCİ 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 4 6 2,00 7 6 5,00 14 6 12,00 62 21 55,00 371,665 7 39 39 39 1540
% 27

40 671 MUSTAFA ÖZÜTÜRKER8E 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 3 4 1,67 16 4 14,67 63 14 58,34 370,933 4 40 40 40 1557
% 27

41 459 ŞEYMA ERDOĞAN 8A 19 1 18,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 4 2,67 8 7 5,67 13 6 11,00 60 22 52,67 370,604 9 41 41 41 1563
% 27

42 71 ZEYNEP TEKİN 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 4 2 3,33 7 4 5,67 14 5 12,33 60 16 54,67 367,688 8 42 42 42 1610
% 28

43 467 BUĞLEM COBCU 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 2 6,33 5 11 1,33 14 5 12,33 64 20 57,32 363,654 10 43 43 43 1695
% 29

44 602 ANIL SALİH ÖZCANBAZ8E 17 1 16,67 9 1 8,67 7 3 6,00 3 1 2,67 8 3 7,00 11 6 9,00 55 15 50,01 362,042 5 44 44 44 1740
% 30

45 2 DİLA ÖZDEMİ R 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 5 4 3,67 4 7 1,67 15 5 13,33 60 20 53,33 360,516 9 45 45 45 1774
% 31

46 456 AZRA DİLAY PELTECİ 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 0 9,00 1 1 0,67 5 5 3,33 16 3 15,00 56 14 51,34 360,372 11 46 46 46 1778
% 31

47 1 ZEYNEP ÇİÇEK 8B 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 6 4,00 15 4 13,67 61 20 54,34 357,876 10 47 47 47 1847
% 32

48 4 AYŞE ŞURA YILMAZ 8B 17 2 16,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 4 3,67 7 2 6,33 10 8 7,33 57 18 51,00 357,229 11 48 48 48 1863
% 32

49 98 YUSUF TANRIVER 8D 11 2 10,33 10 0 10,00 8 2 7,33 1 0 1,00 7 4 5,67 15 3 14,00 52 11 48,33 351,280 9 49 49 49 1992
% 35

50 629 UMUT MOL 8E 17 2 16,33 10 0 10,00 9 0 9,00 9 1 8,67 1 3 0,00 13 6 11,00 59 12 55,00 350,123 6 50 50 50 2020
% 35

51 143 CEMRE AÇIK 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 7 3 6,00 4 6 2,00 10 9 7,00 12 8 9,33 57 32 46,33 349,241 12 51 51 51 2043
% 35

52 471 ŞEYDA ALTUN 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 4 4 2,67 10 10 6,67 60 18 54,01 344,360 13 52 52 52 2161
% 38

53 222 KAYRA YAĞLI 8E 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 1 2 0,33 12 7 9,67 58 14 53,34 341,676 7 53 53 53 2217
% 38

54 11 EBRAR NUR ALAGÖZ 8A 15 4 13,67 8 1 7,67 7 2 6,33 3 2 2,33 3 1 2,67 14 5 12,33 50 15 45,00 339,653 14 54 54 54 2264
% 39

55 606 FURKAN AĞIRBAŞ 8E 13 4 11,67 6 4 4,67 9 0 9,00 9 1 8,67 2 3 1,00 15 4 13,67 54 16 48,68 337,420 8 55 55 55 2316
% 40

56 613 Y TALHA YILMAZ 8E 12 2 11,33 9 0 9,00 8 1 7,67 7 3 6,00 4 1 3,67 11 5 9,33 51 12 47,00 334,448 9 56 56 56 2365
% 41

57 438 YAĞIZ ARDA GÜNAYDIN8D 16 3 15,00 7 3 6,00 9 1 8,67 1 3 0,00 5 5 3,33 12 8 9,33 50 23 42,33 334,446 10 57 57 57 2366
% 41

58 640 MERT YILDIZ 8C 14 6 12,00 10 0 10,00 9 1 8,67 3 5 1,33 2 2 1,33 14 5 12,33 52 19 45,66 332,996 14 58 58 58 2399
% 42

59 307 HARUN GERÇEK 8E 15 4 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 0 7,00 13 7 10,67 53 13 48,67 332,953 10 59 59 59 2401
% 42

60 636 M EMİN ÖZDEMİR 8C 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 2 3 1,00 0 6 -2,00 16 4 14,67 52 19 45,68 332,827 15 60 60 60 2406
% 42

61 453 ZEYNEP TİRYAKİ 8A 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 1 0 1,00 5 3 4,00 6 8 3,33 48 15 42,99 330,649 15 61 61 61 2464
% 43

62 138 MELİKE KARAHAN 8B 16 3 15,00 7 3 6,00 10 0 10,00 3 2 2,33 2 2 1,33 12 8 9,33 50 18 43,99 330,363 12 62 62 62 2469
% 43

63 663 MEHMAT EFE CEYLAN 8C 14 6 12,00 8 0 8,00 10 0 10,00 1 0 1,00 5 2 4,33 11 9 8,00 49 17 43,33 329,922 16 63 63 63 2484
% 43

64 621 HAMZA SAKİN 8E 15 4 13,67 8 2 7,33 9 0 9,00 10 0 10,00 0 2 -0,67 12 7 9,67 54 15 49,00 328,862 11 64 64 64 2507
% 44

65 696 NASRİN ALİZADE 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 4 10 0,67 10 10 6,67 57 27 48,01 327,841 13 65 65 65 2531
% 44

66 452 ZEHRA ALPSAR 8A 17 2 16,33 6 2 5,33 9 1 8,67 2 5 0,33 5 6 3,00 8 6 6,00 47 22 39,66 324,997 16 66 66 66 2597
% 45
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu STARTFEN 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME 2023104 139 139 5759

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,81 7 2 6,13 8 2 6,85 5 3 4,42 5 5 3,55 10 7 7,99 48 25 39,75 317,910

Okul Ortalaması 15 4 13,67 8 1 7,17 8 1 7,75 5 2 4,73 6 4 4,93 12 6 10,59 55 18 48,84 349,470

KATILIMLAR

67 481 NİSA YİĞİT 8A 13 4 11,67 6 2 5,33 9 1 8,67 4 2 3,33 4 1 3,67 10 4 8,67 46 14 41,34 324,500 17 67 67 67 2607
% 45

68 433 BATUHAN UĞUR 8E 13 5 11,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 3 5,00 4 4 2,67 11 8 8,33 51 23 43,33 323,055 12 68 68 68 2670
% 46

69 658 ÖMER ÖDÜCÜ 8C 13 5 11,33 10 0 10,00 6 4 4,67 1 0 1,00 5 6 3,00 12 6 10,00 47 21 40,00 322,788 17 69 69 69 2675
% 46

70 461 ESRA NUR AYÇİÇEK 8A 18 2 17,33 5 1 4,67 9 1 8,67 5 1 4,67 0 3 -1,00 9 5 7,33 46 13 41,67 319,583 18 70 70 70 2742
% 48

71 442 EMİR ERTUĞRAL 8D 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 13 7 10,67 53 27 43,99 319,233 11 71 71 71 2751
% 48

72 355 ÖMER ÖYSAL 8D 15 5 13,33 5 5 3,33 8 1 7,67 1 1 0,67 8 8 5,33 5 2 4,33 42 22 34,66 313,946 12 72 72 72 2901
% 50

73 469 YELİZ ÇAMURTAŞI 8A 12 5 10,33 4 1 3,67 5 2 4,33 8 1 7,67 3 2 2,33 11 6 9,00 43 17 37,33 310,449 19 73 73 73 2993
% 52

74 695 UMULBANİN ALİZADE 8A 14 4 12,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 1 8 -1,67 10 9 7,00 52 24 44,00 310,068 20 74 74 74 3004
% 52

75 601 MİRAÇ ÖZDEN 8E 12 8 9,33 6 2 5,33 8 2 7,33 5 1 4,67 1 3 0,00 14 6 12,00 46 22 38,66 309,505 13 75 75 75 3019
% 52

76 486 ZÜLAL ARSLAN 8A 17 1 16,67 6 1 5,67 9 1 8,67 1 5 -0,67 2 4 0,67 6 6 4,00 41 18 35,01 306,451 21 76 76 76 3106
% 54

77 551 BETÜL YÜCEL 8A 15 4 13,67 6 2 5,33 9 1 8,67 2 2 1,33 4 4 2,67 6 7 3,67 42 20 35,34 305,803 22 77 77 77 3127
% 54

78 444 ECRİN ŞAHİN 8B 16 3 15,00 2 3 1,00 5 5 3,33 4 2 3,33 2 4 0,67 10 5 8,33 39 22 31,66 305,107 14 78 78 78 3148
% 55

79 443 M ELVAN BÖYÜKTAŞ 8D 11 9 8,00 7 3 6,00 8 2 7,33 1 5 -0,67 4 10 0,67 14 6 12,00 45 35 33,33 300,627 13 79 79 79 3266
% 57

80 12 MELİKE TOYDEMİR 8B 15 5 13,33 3 1 2,67 7 3 6,00 1 0 1,00 3 2 2,33 6 3 5,00 35 14 30,33 298,223 15 80 80 80 3318
% 58

81 110 ELİF NUR ERDEN 8B 14 4 12,67 8 2 7,33 5 3 4,00 3 2 2,33 3 5 1,33 8 9 5,00 41 25 32,66 297,523 16 81 81 81 3341
% 58

82 475 HAYRUNİSA ARSLAN 8A 10 2 9,33 4 2 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 0 2 -0,67 10 4 8,67 41 13 36,66 296,649 23 82 82 82 3365
% 58

83 506 FATİMA SATICI 8A 15 3 14,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 3 3,00 2 3 1,00 7 13 2,67 42 28 32,67 294,454 24 83 83 83 3418
% 59

84 514 HATİCE ERGÜN 8A 13 4 11,67 3 2 2,33 6 4 4,67 4 2 3,33 5 3 4,00 6 9 3,00 37 24 29,00 293,253 25 84 84 84 3455
% 60

85 473 MELİKE YILDIZ 8A 15 4 13,67 8 1 7,67 7 3 6,00 8 2 7,33 1 10 -2,33 5 6 3,00 44 26 35,34 287,467 26 85 85 85 3606
% 63

86 476 ESMA ÜNER 8A 14 4 12,67 7 2 6,33 10 0 10,00 1 0 1,00 3 4 1,67 35 10 31,67 284,798 27 86 86 86 3680
% 64

87 605 FATİH ÇAKMAK 8E 10 8 7,33 1 3 0,00 2 2 1,33 9 1 8,67 1 1 0,67 11 7 8,67 34 22 26,67 279,437 14 87 87 87 3833
% 67

88 381 EREN CENGİ Z 8D 12 5 10,33 8 1 7,67 8 2 7,33 1 0 1,00 0 4 -1,33 7 8 4,33 36 20 29,33 276,896 14 88 88 88 3907
% 68

89 521 NİSANUR GÜVENÇ 8B 12 8 9,33 7 3 6,00 7 3 6,00 1 0 1,00 2 13 -2,33 10 9 7,00 39 36 27,00 272,838 17 89 89 89 3988
% 69

90 493 NİSANUR K 8A 11 7 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 2 4 0,67 3 7 0,67 6 7 3,67 36 31 25,68 272,030 28 90 90 90 4004
% 70

91 309 AHMET GÜNER 8D 5 7 2,67 6 2 5,33 3 2 2,33 5 3 4,00 3 5 1,33 12 8 9,33 34 27 24,99 270,809 15 91 91 91 4033
% 70

92 5 EYLÜL KARABOYA 8B 14 3 13,00 1 2 0,33 6 3 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,33 4 5 2,33 26 14 21,33 268,175 18 92 92 92 4095
% 71

93 666 ZİŞAN ŞANLI 8B 15 5 13,33 3 7 0,67 8 2 7,33 1 9 -2,00 1 4 -0,33 6 13 1,67 34 40 20,67 266,900 19 93 93 93 4127
% 72

94 523 ECRİN CAN 8B 11 7 8,67 6 4 4,67 6 4 4,67 1 0 1,00 2 5 0,33 6 7 3,67 32 27 23,01 266,463 20 94 94 94 4133
% 72

95 637 UTKU ADAK 8C 12 8 9,33 7 3 6,00 5 5 3,33 1 0 1,00 0 2 -0,67 8 12 4,00 33 30 22,99 265,486 18 95 95 95 4166
% 72

96 556 HALİME ÖZKAYA 8B 12 5 10,33 8 2 7,33 1 0 1,00 6 11 2,33 27 18 20,99 262,696 21 96 96 96 4220
% 73

97 554 EMİNE AYDIN 8B 12 6 10,00 1 3 0,00 7 0 7,00 1 0 1,00 1 1 0,67 3 5 1,33 25 15 20,00 260,413 22 97 97 97 4277
% 74

98 630 EREN GÜNDO ĞAN 8E 10 10 6,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 10 10 6,67 32 48 16,00 257,697 15 98 98 98 4334
% 75

99 505 EBRAR SU AKSOY 8B 10 9 7,00 4 4 2,67 3 4 1,67 1 3 0,00 0 4 -1,33 6 9 3,00 24 33 13,01 239,283 23 99 99 99 4696
% 82
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,81 7 2 6,13 8 2 6,85 5 3 4,42 5 5 3,55 10 7 7,99 48 25 39,75 317,910

Okul Ortalaması 15 4 13,67 8 1 7,17 8 1 7,75 5 2 4,73 6 4 4,93 12 6 10,59 55 18 48,84 349,470

KATILIMLAR

100 619 METEHAN ÖZDEMİR 8E 11 6 9,00 2 4 0,67 5 2 4,33 2 4 0,67 0 6 -2,00 3 12 -1,00 23 34 11,67 230,943 16 100 106 106 4856
% 84

101 518 ZEYNEP EDA YILDIRIM 8B 8 12 4,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 5 -0,67 8 12 4,00 24 52 6,66 225,593 24 101 111 111 4976
% 86

102 635 ENES KARAGÖZ 8C 7 10 3,67 0 5 -1,67 5 4 3,67 1 0 1,00 1 4 -0,33 5 11 1,33 19 34 7,67 222,303 19 102 118 118 5035
% 87

103 638 M EFE KOÇAK 8C 2 9 -1,00 8 2 7,33 4 2 3,33 1 4 -0,33 0 2 -0,67 5 10 1,67 20 29 10,33 216,752 20 103 121 121 5128
% 89

104 512 ZÜMRA ÇAKMAK 8B 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 9 -1,00 4 16 -1,33 18 63 -3,00 182,767 25 104 139 139 5690
% 99
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