
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çorum MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 5. SINIF ZOOM -5 483 132 132 132

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 3.70 9.43 0.55 3.08 5.24 1.34 2.79 5.65 0.91 1.96 5.05 0.28 3.55 5.69 1.66 5.04 7.71 2.47 20.13 38.78 7.21 140.746

İl Ortalaması 8.21 5.67 6.32 6.05 3.18 4.99 5.92 3.21 4.85 4.34 3.48 3.18 7.23 5.57 5.37 9.14 4.55 7.62 40.89 25.67 32.33 271.884
Okul Ortalaması 8.21 5.67 6.32 6.05 3.18 4.99 5.92 3.21 4.85 4.34 3.48 3.18 7.23 5.57 5.37 9.14 4.55 7.62 40.89 25.67 32.33 271.884

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 571 - ECRİN EKER AA 5 / A 13 2 12.33 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 15 0 15.00 14 1 13.67 70.00 5.00 68.33 464.440 1 1 1 1
2 576 - EBRAR ÇAPIN 5 / A 12 3 11.00 8 0 8.00 10 0 10.00 9 1 8.67 15 0 15.00 14 1 13.67 68.00 5.00 66.34 452.953 2 2 2 2
3 572 - AZRANUR AYDEMİR 5 / A 11 3 10.00 8 1 7.67 9 1 8.67 9 1 8.67 15 0 15.00 14 1 13.67 66.00 7.00 63.68 442.593 3 3 3 3
4 578 - NEVA KARACA 5 / A 14 1 13.67 8 2 7.33 10 0 10.00 7 2 6.33 12 3 11.00 14 1 13.67 65.00 9.00 62.00 437.985 4 4 4 4
5 608 - MEHMET ALİYA ÜNGÖR 5 / D 13 2 12.33 10 0 10.00 8 2 7.33 6 4 4.67 14 1 13.67 13 2 12.33 64.00 11.00 60.33 435.447 5 5 5 5
6 583 - AZRA KILCI 5 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 8 1 7.67 10 0 10.00 14 1 13.67 14 1 13.67 66.00 8.00 63.35 431.447 6 6 6 6
7 614 - MERT TAHA UYANIK 5 / D 15 0 15.00 7 3 6.00 4 0 4.00 3 4 1.67 14 1 13.67 12 3 11.00 55.00 11.00 51.34 430.731 7 7 7 7
8 611 - MUSTAFA EMİN ÖLÇER 5 / D 12 3 11.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 13 2 12.33 13 2 12.33 66.00 9.00 63.00 422.262 8 8 8 8
9 0 - EYMEN EFE ÇİNGİŞ 5 / E 13 2 12.33 8 2 7.33 9 1 8.67 5 2 4.33 10 3 9.00 15 0 15.00 60.00 10.00 56.66 417.170 9 9 9 9
10 620 - ENES FARUK SARI 5 / D 11 4 9.67 9 1 8.67 6 4 4.67 10 0 10.00 14 1 13.67 13 2 12.33 63.00 12.00 59.01 416.415 10 10 10 10
11 623 - AHMET AKIN 5 / D 11 3 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 0 8.00 14 1 13.67 12 3 11.00 64.00 8.00 61.34 413.447 11 11 11 11
12 777 - ESMA BOZDOĞAN 5 / B 13 2 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 3 9.00 13 2 12.33 65.00 8.00 62.33 408.430 12 12 12 12
13 573 - ZEYNEP ELA GÖRGÜLÜ 5 / A 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 13 2 12.33 10 4 8.67 64.00 10.00 60.67 403.852 13 13 13 13
14 616 - MEHMET YILDIRAN 5 / D 11 4 9.67 7 2 6.33 6 4 4.67 5 5 3.33 13 2 12.33 13 2 12.33 55.00 19.00 48.66 392.479 14 14 14 14
15 741 - ONUR OKTAY 5 / E 10 5 8.33 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 11 4 9.67 14 1 13.67 62.00 13.00 57.67 388.751 15 15 15 15
16 575 - ELİF ZÜMRA YURDAKUL 5 / A 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 9 5 7.33 13 2 12.33 60.00 14.00 55.33 387.338 16 16 16 16
17 574 - ERVANUR ATAK 5 / A 12 3 11.00 7 2 6.33 4 3 3.00 5 3 4.00 10 4 8.67 14 0 14.00 52.00 15.00 47.00 385.783 17 17 17 17
18 645 - AHMET EYMEN ÖZTÜRK 5 / D 12 2 11.33 10 0 10.00 7 3 6.00 5 4 3.67 11 3 10.00 12 3 11.00 57.00 15.00 52.00 384.588 18 18 18 18
19 764 - YİĞİT METİN AVCI 5 / E 10 5 8.33 9 1 8.67 9 1 8.67 3 0 3.00 12 3 11.00 13 2 12.33 56.00 12.00 52.00 380.286 19 19 19 19
20 643 - EDİZ ÖZDOĞAN 5 / D 14 1 13.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 6 6.00 12 3 11.00 59.00 15.00 54.00 376.894 20 20 20 20
21 600 - MUSTAFA YAKAR 5 / D 11 4 9.67 6 2 5.33 5 2 4.33 6 4 4.67 12 1 11.67 12 3 11.00 52.00 16.00 46.67 376.756 21 21 21 21
22 585 - GÜL SENA YILMAZ 5 / A 9 5 7.33 8 1 7.67 9 0 9.00 7 2 6.33 11 4 9.67 14 1 13.67 58.00 13.00 53.67 376.405 22 22 22 22
23 618 - ÖMER TUNA BOYRAZ 5 / D 11 4 9.67 9 0 9.00 6 4 4.67 5 5 3.33 10 5 8.33 14 1 13.67 55.00 19.00 48.67 375.417 23 23 23 23
24 604 - EMİR ASAF CANDEMİR 5 / D 10 5 8.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 5 8.33 14 1 13.67 59.00 16.00 53.66 374.207 24 24 24 24
25 588 - ZÜMRA DİLA GÖKÇE 5 / A 9 5 7.33 6 2 5.33 8 2 7.33 7 3 6.00 12 1 11.67 12 0 12.00 54.00 13.00 49.66 372.583 25 25 25 25
26 710 - HASAN KAĞAN SEYHAN 5 / E 10 5 8.33 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 11 3 10.00 12 2 11.33 58.00 15.00 52.99 368.914 26 26 26 26
27 716 - MUHAMMET ŞAHİN 5 / E 11 3 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 5 2 4.33 9 6 7.00 13 2 12.33 56.00 15.00 50.99 363.832 27 27 27 27
28 607 - M İBRAHİM GÜHER 5 / D 10 5 8.33 8 2 7.33 8 2 7.33 7 2 6.33 10 5 8.33 13 1 12.67 56.00 17.00 50.32 362.840 28 28 28 28
29 625 - KAYRA ÖZTÜRK 5 / D 12 1 11.67 9 1 8.67 10 0 10.00 4 4 2.67 10 4 8.67 10 4 8.67 55.00 14.00 50.35 360.830 29 29 29 29
30 624 - SEFA TEKKELİ 5 / D 10 5 8.33 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 5 7.33 13 2 12.33 57.00 17.00 51.33 355.733 30 30 30 30
31 768 - SELİN SABUR 5 / C 12 3 11.00 4 0 4.00 1 0 1.00 6 3 5.00 10 5 8.33 12 3 11.00 45.00 14.00 40.33 354.459 31 31 31 31
32 626 - ENES ÇATAL 5 / D 11 4 9.67 10 0 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 8 7 5.67 13 2 12.33 57.00 18.00 51.00 353.190 32 32 32 32
33 593 - AYŞE SELEN YÜCEL 5 / A 12 3 11.00 6 4 4.67 7 3 6.00 5 2 4.33 8 4 6.67 12 2 11.33 50.00 18.00 44.00 351.358 33 33 33 33
34 581 - FEYZA KARACAÖREN 5 / A 9 5 7.33 6 3 5.00 8 2 7.33 7 3 6.00 9 3 8.00 13 1 12.67 52.00 17.00 46.33 348.390 34 34 34 34
35 774 - ELİF AYDEMİR 5 / C 11 4 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 10 5 8.33 11 4 9.67 54.00 21.00 47.00 347.264 35 35 35 35
36 580 - EYLÜL ÖZKADER 5 / A 8 7 5.67 8 2 7.33 6 3 5.00 6 4 4.67 12 2 11.33 12 3 11.00 52.00 21.00 45.00 346.420 36 36 36 36
37 584 - EDA ŞİMŞEK 5 / A 10 3 9.00 8 2 7.33 8 2 7.33 3 5 1.33 8 5 6.33 13 1 12.67 50.00 18.00 43.99 344.923 37 37 37 37
38 587 - ELİF İREM CANSIZ 5 / A 10 5 8.33 8 1 7.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 5 5.33 13 1 12.67 54.00 16.00 48.66 341.121 38 38 38 38
39 628 - KEREM COŞAR 5 / D 8 6 6.00 5 3 4.00 9 1 8.67 7 1 6.67 10 5 8.33 13 2 12.33 52.00 18.00 46.00 339.299 39 39 39 39
40 711 - AHMET ÖZÇELİK 5 / E 10 4 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 6 1 5.67 8 7 5.67 13 2 12.33 52.00 19.00 45.67 338.874 40 40 40 40
41 577 - AZRA NAZLI TORUN 5 / A 12 3 11.00 9 1 8.67 6 4 4.67 6 4 4.67 7 7 4.67 12 3 11.00 52.00 22.00 44.68 337.407 41 41 41 41
42 646 - ADİL ARAZ ÇETİN 5 / D 11 4 9.67 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 5 7.33 10 4 8.67 55.00 18.00 49.01 337.402 42 42 42 42
43 786 - ELİF ERVA ÖZKAN 5 / C 10 5 8.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 2 6.33 9 2 8.33 10 4 8.67 53.00 16.00 47.66 333.220 43 43 43 43
44 612 - HUZEYFE GÜLEÇ 5 / D 10 5 8.33 8 2 7.33 7 2 6.33 0 0 0.00 10 2 9.33 10 3 9.00 45.00 14.00 40.32 330.884 44 44 44 44
45 579 - FATMA BEYZA KAZANCI 5 / A 7 6 5.00 6 3 5.00 8 2 7.33 8 1 7.67 8 5 6.33 14 1 13.67 51.00 18.00 45.00 327.160 45 45 45 45
46 644 - BERAT EMİR ÇINAR 5 / D 10 3 9.00 4 3 3.00 3 4 1.67 2 5 0.33 10 4 8.67 11 3 10.00 40.00 22.00 32.67 326.035 46 46 46 46
47 615 - HASAN CAN İPEK 5 / D 9 5 7.33 5 5 3.33 6 2 5.33 2 0 2.00 10 1 9.67 10 2 9.33 42.00 15.00 36.99 323.832 47 47 47 47
48 702 - ALİ EYMEN EMİR 5 / D 9 6 7.00 5 5 3.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 8 4.33 14 1 13.67 50.00 25.00 41.66 322.212 48 48 48 48
49 431 - FATIMATÜZZEHRA TOZ 5 / C 9 6 7.00 8 2 7.33 7 3 6.00 4 6 2.00 9 6 7.00 12 3 11.00 49.00 26.00 40.33 320.242 49 49 49 49
50 707 - YUSUF ENES CEVİZCİ 5 / E 3 3 2.00 2 3 1.00 7 3 6.00 6 4 4.67 11 4 9.67 14 1 13.67 43.00 18.00 37.01 317.506 50 50 50 50
51 634 - HASAN KÜRŞAT BORUCU 5 / D 11 4 9.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 2 5.33 6 6 4.00 11 4 9.67 51.00 19.00 44.67 316.015 51 51 51 51
52 713 - AHMET SAİD TOPUZ 5 / F 12 1 11.67 5 2 4.33 6 3 5.00 3 5 1.33 6 5 4.33 10 2 9.33 42.00 18.00 35.99 315.931 52 52 52 52
53 742 - ÖMER GÖKDERE 5 / F 10 5 8.33 9 1 8.67 7 1 6.67 3 2 2.33 8 3 7.00 10 4 8.67 47.00 16.00 41.67 315.807 53 53 53 53
54 590 - HATİCE KÜ RA ÖZTEMİZ 5 / A 10 4 8.67 7 2 6.33 6 4 4.67 7 3 6.00 7 7 4.67 11 1 10.67 48.00 21.00 41.01 314.894 54 54 54 54
55 779 - EFLİN ERVA ERGÜN 5 / B 8 6 6.00 6 3 5.00 8 1 7.67 0 2 -0.67 7 7 4.67 14 0 14.00 43.00 19.00 36.67 312.701 55 55 55 55
56 770 - BEREN ELA DENİZ 5 / A 10 5 8.33 4 6 2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 8 7 5.67 12 3 11.00 45.00 30.00 35.00 312.346 56 56 56 56
57 735 - GAZİ ÜNSAL 5 / F 9 5 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 6 7 3.67 12 3 11.00 50.00 22.00 42.67 304.449 57 57 57 57
58 591 - MENEKŞE BERA AKSİ 5 / A 10 4 8.67 10 0 10.00 6 2 5.33 6 2 5.33 7 5 5.33 9 3 8.00 48.00 16.00 42.66 304.435 58 58 58 58
59 639 - ÖMER KAĞAN AKDEMİR 5 / D 9 5 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 6 4 4.67 7 5 5.33 10 4 8.67 50.00 20.00 43.34 301.141 59 59 59 59
60 756 - YİĞİT C* AL AVCI 5 / F 10 5 8.33 7 3 6.00 7 2 6.33 7 3 6.00 4 8 1.33 12 2 11.33 47.00 23.00 39.32 293.002 60 60 60 60
61 586 - MERYEM SENA KARAKAŞ 5 / A 11 4 9.67 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 5 6 3.00 10 5 8.33 47.00 24.00 38.99 292.578 61 61 61 61
62 720 - EMİN CANBO 5 / E 7 7 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 1 5 -0.67 8 6 6.00 12 3 11.00 44.00 25.00 35.66 291.946 62 62 62 62
63 729 - KADİR HADIK 5 / F 10 5 8.33 4 5 2.33 9 1 8.67 3 6 1.00 5 7 2.67 12 3 11.00 43.00 27.00 34.00 291.605 63 63 63 63
64 642 - MSEFA AKDEMİR 5 / D 6 8 3.33 9 1 8.67 6 3 5.00 0 0 0.00 12 3 11.00 9 5 7.33 42.00 20.00 35.33 291.393 64 64 64 64
65 709 - AHMET EMİN ÖZER 5 / D 7 7 4.67 7 3 6.00 5 5 3.33 7 3 6.00 8 5 6.33 11 2 10.33 45.00 25.00 36.66 291.244 65 65 65 65
66 771 - ELİF BEYZA GÜL 5 / A 12 3 11.00 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 6 5 4.33 7 7 4.67 48.00 22.00 40.67 288.647 66 66 66 66
67 751 - EMİRHAN İÇAĞASI 5 / E 9 5 7.33 5 3 4.00 7 2 6.33 4 4 2.67 8 5 6.33 8 4 6.67 41.00 23.00 33.33 279.891 67 67 67 67
68 703 - EMİR AKBAY 5 / D 8 7 5.67 8 2 7.33 6 4 4.67 5 5 3.33 7 7 4.67 10 3 9.00 44.00 28.00 34.67 275.521 68 68 68 68
69 300 - ZÜLKARNEYN SAİD ÖLÇER 5 / F 7 4 5.67 5 2 4.33 7 2 6.33 0 1 -0.33 6 5 4.33 11 3 10.00 36.00 17.00 30.33 273.328 69 69 69 69
70 622 - İBRAHİM KUMAŞ 5 / D 8 7 5.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 1 1 0.67 8 7 5.67 11 4 9.67 34.00 33.00 23.01 268.968 70 70 70 70
71 594 - RAHAF SHEHEİDİ 5 / A 11 4 9.67 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 3 10 -0.33 9 6 7.00 50.00 23.00 42.34 267.625 71 71 71 71
72 816 - ZEYNEP SERRA YILMAZ 5 / B 6 7 3.67 4 6 2.00 6 2 5.33 1 4 -0.33 5 3 4.00 12 1 11.67 34.00 23.00 26.34 263.180 72 72 72 72
73 773 - ELİF ECRİN TÜZÜN 5 / C 10 2 9.33 4 2 3.33 4 3 3.00 4 3 3.00 5 5 3.33 7 4 5.67 34.00 19.00 27.66 258.652 73 73 73 73
74 809 - SÜLEYMAN KAYRA ÖZBEK 0 / 0 10 4 8.67 5 4 3.67 5 5 3.33 4 4 2.67 4 10 0.67 10 4 8.67 38.00 31.00 27.68 256.627 74 74 74 74
75 0 - ÇINAR ÇAĞRI SIRÇA 5 / E 7 8 4.33 7 3 6.00 7 3 6.00 0 4 -1.33 6 8 3.33 11 3 10.00 38.00 29.00 28.33 255.343 75 75 75 75
76 733 - HÜSEYİN MERT İPEK 5 / F 7 5 5.33 6 4 4.67 5 2 4.33 3 5 1.33 6 5 4.33 9 3 8.00 36.00 24.00 27.99 254.840 76 76 76 76
77 731 - EMİR BERKE BIYIK 5 / E 9 6 7.00 7 3 6.00 5 5 3.33 7 3 6.00 7 5 5.33 7 8 4.33 42.00 30.00 31.99 254.346 77 77 77 77
78 785 - ELİF ÖZARSLAN 5 / B 9 6 7.00 6 4 4.67 7 3 6.00 3 5 1.33 4 11 0.33 11 4 9.67 40.00 33.00 29.00 252.099 78 78 78 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çorum MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 5. SINIF ZOOM -5 483 132 132 132

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 3.70 9.43 0.55 3.08 5.24 1.34 2.79 5.65 0.91 1.96 5.05 0.28 3.55 5.69 1.66 5.04 7.71 2.47 20.13 38.78 7.21 140.746

İl Ortalaması 8.21 5.67 6.32 6.05 3.18 4.99 5.92 3.21 4.85 4.34 3.48 3.18 7.23 5.57 5.37 9.14 4.55 7.62 40.89 25.67 32.33 271.884
Okul Ortalaması 8.21 5.67 6.32 6.05 3.18 4.99 5.92 3.21 4.85 4.34 3.48 3.18 7.23 5.57 5.37 9.14 4.55 7.62 40.89 25.67 32.33 271.884

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 446 - SIDDIK EY 5 / F 7 7 4.67 4 6 2.00 5 5 3.33 6 4 4.67 6 6 4.00 10 5 8.33 38.00 33.00 27.00 249.136 79 79 79 79
80 718 - AHMET KAĞAN DENİZ 5 / E 8 6 6.00 7 1 6.67 5 5 3.33 0 6 -2.00 4 7 1.67 10 2 9.33 34.00 27.00 25.00 246.173 80 80 80 80
81 714 - MEHMETEMİN YAĞLI 5 / F 6 8 3.33 6 3 5.00 4 6 2.00 6 3 5.00 8 7 5.67 8 5 6.33 38.00 32.00 27.33 238.904 81 81 81 81
82 712 - ELYESA TÜRKOĞLU 5 / E 10 4 8.67 7 3 6.00 5 5 3.33 6 3 5.00 4 5 2.33 6 7 3.67 38.00 27.00 29.00 237.141 82 82 82 82
83 540 - M YİGİT İMAM 5 / F 5 8 2.33 5 5 3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 9 4 7.67 8 7 5.67 36.00 35.00 24.33 236.642 83 83 83 83
84 790 - SELİN GARİP 5 / C 8 7 5.67 6 4 4.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 8 7 5.67 7 8 4.33 36.00 39.00 23.00 234.672 84 84 84 84
85 778 - ELİF NUR ÇALIŞKAN 5 / B 7 6 5.00 5 3 4.00 7 3 6.00 2 6 0.00 4 6 2.00 9 4 7.67 34.00 28.00 24.67 230.726 85 85 85 85
86 780 - RABİA * MA BARANDAK 5 / B 8 5 6.33 4 3 3.00 5 5 3.33 2 6 0.00 5 5 3.33 6 4 4.67 30.00 28.00 20.66 222.602 86 86 86 86
87 784 - ZEYNEP ALTUNDEPE 5 / C 8 6 6.00 6 2 5.33 5 4 3.67 2 5 0.33 5 7 2.67 7 6 5.00 33.00 30.00 23.00 221.832 87 87 87 87
88 772 - ESLEM DİKİCİ 5 / B 8 7 5.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 10 0.67 9 5 7.33 31.00 42.00 17.01 212.958 88 88 88 88
89 782 - ZEHRA FERİDE DEMİRCİ 5 / C 6 9 3.00 3 5 1.33 7 3 6.00 3 5 1.33 5 8 2.33 9 6 7.00 33.00 36.00 20.99 210.252 89 89 89 89
90 795 - AHSEN NİSA ÖZTÜRK 5 / B 7 8 4.33 4 4 2.67 4 2 3.33 2 1 1.67 5 7 2.67 7 5 5.33 29.00 27.00 20.00 208.785 90 90 90 90
91 791 - RESUL TOPAL 5 / F 6 7 3.67 4 3 3.00 2 3 1.00 0 0 0.00 3 6 1.00 9 2 8.33 24.00 21.00 17.00 208.642 91 91 91 91
92 724 - MURAT HN UYSAL 5 / E 8 5 6.33 4 2 3.33 5 4 3.67 5 5 3.33 5 4 3.67 4 7 1.67 31.00 27.00 22.00 207.511 92 92 92 92
93 745 - SELİM KAAN KÜLCÜ 5 / E 7 6 5.00 4 3 3.00 2 3 1.00 4 3 3.00 6 5 4.33 5 7 2.67 28.00 27.00 19.00 205.185 93 93 93 93
94 769 - DİLAVER BARDAKCI 0 / 0 6 7 3.67 6 3 5.00 4 6 2.00 5 3 4.00 4 5 2.33 6 3 5.00 31.00 27.00 22.00 203.210 94 94 94 94
95 721 - MUSTAFA YİĞİT ALTINCI 5 / F 4 5 2.33 6 2 5.33 2 3 1.00 0 2 -0.67 6 6 4.00 7 5 5.33 25.00 23.00 17.32 200.514 95 95 95 95
96 738 - UMUT DİLER 5 / E 8 4 6.67 6 1 5.67 7 3 6.00 4 4 2.67 1 6 -1.00 6 6 4.00 32.00 24.00 24.01 197.649 96 96 96 96
97 814 - ZEHRA GÜMÜŞ 5 / B 8 7 5.67 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 3 9 0.00 7 7 4.67 33.00 38.00 20.35 196.528 97 97 97 97
98 78700 - ELİF NAZ BODUR 5 / C 4 8 1.33 5 5 3.33 7 3 6.00 0 2 -0.67 5 6 3.00 8 6 6.00 29.00 30.00 18.99 194.449 98 98 98 98
99 752 - YUSUF KURT 0 / 0 7 8 4.33 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 4 10 0.67 7 4 5.67 30.00 40.00 16.67 193.195 99 99 99 99

100 797 - ZEYNEP ÇIKIK 5 / B 3 9 0.00 8 2 7.33 6 2 5.33 1 2 0.33 5 6 3.00 8 6 6.00 31.00 27.00 21.99 190.356 100 100 100 100
101 757 - HAMZA KARATAŞ 0 / 0 6 7 3.67 6 3 5.00 2 8 -0.67 1 1 0.67 5 8 2.33 7 8 4.33 27.00 35.00 15.33 189.027 101 101 101 101
102 723 - EMİR BİLAL ÖLÇER 5 / F 8 7 5.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 5 10 1.67 28.00 47.00 12.35 176.138 102 102 102 102
103 748 - ENES KOÇYİĞİT 5 / E 8 6 6.00 6 3 5.00 3 6 1.00 4 4 2.67 4 8 1.33 4 10 0.67 29.00 37.00 16.67 176.054 103 103 103 103
104 776 - ŞEVVAL KESKİN 5 / C 4 10 0.67 3 6 1.00 2 5 0.33 3 4 1.67 7 7 4.67 6 7 3.67 25.00 39.00 12.01 175.635 104 104 104 104
105 798 - ZEHRA TÜZÜN 5 / C 4 6 2.00 4 4 2.67 3 3 2.00 3 3 2.00 3 4 1.67 6 5 4.33 23.00 25.00 14.67 173.091 105 105 105 105
106 749 - ABDULLAH ÖZTEMİZ 0 / 0 9 6 7.00 3 7 0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 7 8 4.33 1 13 -3.33 29.00 45.00 14.01 172.114 106 106 106 106
107 727 - ÇAĞRI ŞAHİN 5 / F 4 8 1.33 7 3 6.00 4 3 3.00 0 1 -0.33 4 6 2.00 6 6 4.00 25.00 27.00 16.00 170.760 107 107 107 107
108 813 - BENAN BERRA ŞENER 5 / B 4 1 3.67 2 3 1.00 0 0 0.00 1 2 0.33 3 2 2.33 3 1 2.67 13.00 9.00 10.00 170.474 108 108 108 108
109 747 - HAMZA YILDIZ 5 / E 7 8 4.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 8 2.33 4 8 1.33 27.00 43.00 12.65 170.035 109 109 109 109
110 817 - AMİNE EFSA ERBOYACI 5 / C 3 9 0.00 4 5 2.33 4 3 3.00 1 7 -1.33 7 4 5.67 4 7 1.67 23.00 35.00 11.34 163.921 110 110 110 110
111 812 - İLAYDA SEYHAN GÜLDAŞI 5 / B 6 9 3.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 5 5 3.33 6 7 3.67 3 11 -0.67 28.00 44.00 13.33 158.267 113 111 111 111
112 744 - ALİEEFE ATALAY 5 / F 3 12 -1.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 6 1.00 5 9 2.00 8 7 5.67 24.00 49.00 7.67 154.183 115 112 112 112
113 775 - ALPEREN KARADAĞ 5 / E 4 5 2.33 4 6 2.00 5 2 4.33 1 1 0.67 1 4 -0.33 3 2 2.33 18.00 20.00 11.33 144.583 119 113 113 113
114 819 - YAĞMUR BOLAT 5 / C 7 7 4.67 2 7 -0.33 6 4 4.67 3 7 0.67 4 7 1.67 2 11 -1.67 24.00 43.00 9.68 144.321 120 114 114 114
115 801 - ŞÜKEYNA KARTALOĞLU 5 / C 3 12 -1.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 5 1.33 7 5 5.33 4 10 0.67 23.00 46.00 7.67 143.462 121 115 115 115
116 737 - EMİR YERLİKAYA 5 / F 6 6 4.00 6 3 5.00 2 5 0.33 4 4 2.67 2 11 -1.67 4 7 1.67 24.00 36.00 12.00 143.457 123 116 116 116
117 793 - ZEYNEP T RUN 5 / C 4 8 1.33 4 6 2.00 3 5 1.33 0 5 -1.67 5 5 3.33 3 8 0.33 19.00 37.00 6.65 141.886 125 117 117 117
118 0 - ENİS BERKAY ÇÖL 5 / F 2 10 -1.33 2 6 0.00 2 5 0.33 2 5 0.33 3 7 0.67 8 7 5.67 19.00 40.00 5.67 140.563 127 118 118 118
119 746 - MEHMET MUHSİN BOZOK 5 / E 7 8 4.33 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 11 -0.67 4 11 0.33 26.00 48.00 9.99 140.415 128 119 119 119
120 739 - MUHAMMED BAYINDIR 5 / F 3 8 0.33 6 3 5.00 5 5 3.33 1 1 0.67 3 7 0.67 5 8 2.33 23.00 32.00 12.33 139.644 131 120 120 120
121 755 - ENES ARICI 0 / 0 3 9 0.00 4 4 2.67 3 6 1.00 4 4 2.67 4 5 2.33 4 9 1.00 22.00 37.00 9.67 135.704 134 121 121 121
122 789 - ECRİN ÖZÜ RK 5 / B 4 11 0.33 3 7 0.67 4 6 2.00 2 6 0.00 5 10 1.67 5 9 2.00 23.00 49.00 6.67 135.560 135 122 122 122
123 753 - ARDA İSLAM 5 / F 6 8 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 7 -0.33 4 10 0.67 3 10 -0.33 21.00 49.00 4.68 130.494 139 123 123 123
124 766 - EMRE İP K 0 / E 5 7 2.67 7 1 6.67 2 3 1.00 1 4 -0.33 2 6 0.00 2 8 -0.67 19.00 29.00 9.34 126.677 146 124 124 124
125 800 - MELİSA ÖZTEN 5 / B 6 9 3.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 4 9 1.00 3 12 -1.00 18.00 45.00 3.00 123.704 152 125 125 125
126 765 - ESAD İNCE 5 / E 3 10 -0.33 2 5 0.33 2 7 -0.33 2 5 0.33 1 8 -1.67 5 7 2.67 15.00 42.00 1.00 105.783 222 126 126 126
127 792 - SÜMEYYE KARAKAŞ 5 / C 1 11 -2.67 2 7 -0.33 7 3 6.00 1 7 -1.33 5 7 2.67 3 11 -0.67 19.00 46.00 3.67 101.136 248 127 127 127
128 80 - KARAVANA 5 / B 4 11 0.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 10 1.67 3 12 -1.00 16.00 59.00 -3.67 100.983 250 128 128 128
129 806 - MERVE EŞE ARAÇ 5 / C 4 9 1.00 4 5 2.33 2 7 -0.33 3 5 1.33 3 11 -0.67 2 12 -2.00 18.00 49.00 1.66 91.738 304 129 129 129
130 807 - BÜŞRA NUR ACI 5 / C 3 11 -0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 4 6 2.00 5 10 1.67 1 14 -3.67 15.00 59.00 -4.67 75.941 381 130 130 130
131 805 - ZEYNEP BUSE KU UMCU 5 / C 2 10 -1.33 3 7 0.67 6 3 5.00 1 8 -1.67 3 10 -0.33 1 13 -3.33 16.00 51.00 -0.99 66.499 427 131 131 131
132 740 - YUSUF EMİR MAKOÇ 5 / E 1 14 -3.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 5 10 1.67 2 13 -2.33 12.00 63.00 -9.00 58.869 452 132 132 132


