
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çorum MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 7. SINIF ZOOM -5 127 107 107 107

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.46 5.17 11.74 7.17 2.50 6.33 7.51 1.90 6.88 5.20 2.96 4.21 8.02 5.48 6.20 11.05 7.28 8.62 52.41 25.28 43.98 283.197

İl Ortalaması 14.13 4.78 12.54 7.32 2.38 6.52 7.70 1.77 7.11 5.69 2.89 4.73 8.48 5.73 6.57 11.50 7.06 9.15 54.82 24.60 46.62 294.666
Okul Ortalaması 14.13 4.78 12.54 7.32 2.38 6.52 7.70 1.77 7.11 5.69 2.89 4.73 8.48 5.73 6.57 11.50 7.06 9.15 54.82 24.60 46.62 294.666

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 344 - ÖZGENUR BARIŞ 7 / A 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 18 1 17.67 19 1 18.67 86.00 3.00 85.01 476.341 1 1 1 1
2 454 - ŞEVVAL KUŞOĞLU 7 / A 20 0 20.00 9 1 8.67 10 0 10.00 6 3 5.00 18 0 18.00 19 1 18.67 82.00 5.00 80.34 470.889 2 2 2 2
3 69 - BATUHAN KUYRUK 7 / E 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 20 0 20.00 17 3 16.00 82.00 8.00 79.34 460.519 3 3 3 3
4 96 - BENGİSU ÇAĞLAR 7 / A 19 1 18.67 8 1 7.67 10 0 10.00 6 3 5.00 19 0 19.00 17 3 16.00 79.00 8.00 76.34 451.630 4 4 4 4
5 190 - EYÜP SABRİ CAM 7 / D 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 18 2 17.33 18 2 17.33 81.00 9.00 78.00 440.711 6 5 5 5
6 509 - BETUL ÇAM 7 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 20 0 20.00 16 4 14.67 78.00 12.00 74.00 434.830 7 6 6 6
7 175 - EMİR BUĞRA AĞIN 7 / D 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 15 2 14.33 18 2 17.33 80.00 7.00 77.66 432.785 8 7 7 7
8 148 - ECRİN KOÇER 7 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 0 9.00 13 2 12.33 17 2 16.33 78.00 5.00 76.33 423.437 9 8 8 8
9 294 - MERİH DEHA KÖKLÜKAYA 7 / D 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 15 3 14.00 16 4 14.67 79.00 9.00 76.01 423.007 10 9 9 9
10 340 - ÖMER DİNÇ 7 / F 19 1 18.67 6 4 4.67 10 0 10.00 8 2 7.33 17 0 17.00 15 5 13.33 75.00 12.00 71.00 422.963 11 10 10 10
11 547 - ZÜMRA EKER 7 / C 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 19 1 18.67 12 7 9.67 78.00 11.00 74.35 419.081 12 11 11 11
12 259 - M AKİF KARAASLAN 7 / E 18 2 17.33 7 2 6.33 10 0 10.00 9 1 8.67 16 2 15.33 16 4 14.67 76.00 11.00 72.33 417.511 13 12 12 12
13 250 - ARAS SORUKLU 7 / F 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 17 3 16.00 15 5 13.33 77.00 13.00 72.66 415.022 14 13 13 13
14 73 - ASYANUR AYDEMİR 7 / A 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 14 3 13.00 16 4 14.67 77.00 10.00 73.67 409.141 15 14 14 14
15 394 - SEMİH DEMİRBAŞ 7 / E 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 14 3 13.00 16 4 14.67 76.00 11.00 72.34 407.170 16 15 15 15
16 464 - TAHA ABUKAN 7 / D 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 13 4 11.67 15 5 13.33 76.00 11.00 72.34 401.259 17 16 16 16
17 23 - YUSUF SAMİ TİRYAKİ 7 / E 20 0 20.00 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 16 4 14.67 12 8 9.33 74.00 16.00 68.67 397.289 18 17 17 17
18 54 - ALEYNA AKOĞLU 7 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 15 2 14.33 15 5 13.33 72.00 15.00 67.00 393.304 19 18 18 18
19 232 - İCLAL SUDE KARABIDAK 7 / A 19 1 18.67 9 1 8.67 9 0 9.00 8 2 7.33 11 6 9.00 16 4 14.67 72.00 14.00 67.34 387.941 20 19 19 19
20 22 - EREN BÖREKCİ 7 / E 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 12 6 10.00 16 4 14.67 73.00 15.00 68.00 387.407 21 20 20 20
21 94 - BELİNAY BEZGİN 7 / C 18 2 17.33 7 3 6.00 8 0 8.00 8 1 7.67 15 1 14.67 12 7 9.67 68.00 14.00 63.34 379.037 22 21 21 21
22 80 - AYŞE BEYZA KUMAŞ 7 / A 20 0 20.00 8 2 7.33 9 0 9.00 10 0 10.00 8 2 7.33 14 4 12.67 69.00 8.00 66.33 376.044 23 22 22 22
23 172 - ELİFREYYAN AFAT 7 / C 16 1 15.67 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 13 3 12.00 13 4 11.67 69.00 11.00 65.34 371.644 24 23 23 23
24 416 - SUDENAZ ARDANUŞLU 7 / B 17 2 16.33 9 1 8.67 10 0 10.00 7 2 6.33 10 6 8.00 16 4 14.67 69.00 15.00 64.00 368.148 25 24 24 24
25 28 - EYLÜL BESTE YAŞAR 7 / B 18 1 17.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 11 5 9.33 13 5 11.33 69.00 14.00 64.33 365.659 26 25 25 25
26 485 - YAĞMUR ÖZDEMİR 7 / A 19 1 18.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 5 6.33 15 5 13.33 67.00 16.00 61.66 361.704 27 26 26 26
27 549 - ZÜMRA ÖZTAŞ 7 / A 17 2 16.33 10 0 10.00 7 1 6.67 6 2 5.33 13 3 12.00 12 8 9.33 65.00 16.00 59.66 355.763 28 27 27 27
28 107 - BİLGERANA SÖNMEZ 7 / B 15 1 14.67 8 1 7.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 2 6.33 16 2 15.33 65.00 7.00 62.67 354.311 29 28 28 28
29 86 - AYŞEGÜL ÜNGÖR 7 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 9 0 9.00 6 4 4.67 9 5 7.33 14 5 12.33 65.00 17.00 59.33 352.296 31 29 29 29
30 496 - AHMET YILMAZ 7 / E 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 2 3.33 6 10 2.67 18 2 17.33 64.00 18.00 58.00 351.837 32 30 30 30
31 3 - BELİN NAZ AKYOL 7 / B 17 2 16.33 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 7 9 4.00 16 3 15.00 66.00 18.00 59.99 345.896 33 31 31 31
32 29 - ELİF RANA GERS 7 / A 15 4 13.67 9 1 8.67 8 1 7.67 6 2 5.33 12 5 10.33 14 6 12.00 64.00 19.00 57.67 345.437 34 32 32 32
33 60 - BUĞLEM ASLAN 7 / C 20 0 20.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 13 7 10.67 64.00 16.00 58.67 343.985 35 33 33 33
34 211 - HASAN KAYA 7 / E 16 2 15.33 9 1 8.67 9 1 8.67 6 2 5.33 9 3 8.00 14 6 12.00 63.00 15.00 58.00 342.948 36 34 34 34
35 188 - ESLEM BERRA LEK 7 / B 16 3 15.00 9 1 8.67 9 0 9.00 7 3 6.00 8 4 6.67 15 5 13.33 64.00 16.00 58.67 342.474 38 35 35 35
36 158 - EFLAL DİKER 7 / A 16 2 15.33 8 1 7.67 8 2 7.33 10 0 10.00 8 4 6.67 14 5 12.33 64.00 14.00 59.33 340.474 39 36 36 36
37 544 - ZÜMRA AKCAN 7 / A 17 2 16.33 10 0 10.00 10 0 10.00 5 3 4.00 7 3 6.00 14 6 12.00 63.00 14.00 58.33 338.993 40 37 37 37
38 27 - EDA CİNBEK 7 / B 18 1 17.67 9 1 8.67 10 0 10.00 6 1 5.67 8 3 7.00 12 8 9.33 63.00 14.00 58.34 337.541 41 38 38 38
39 51 - AKİF EMRE ÇIRAKOĞLU 7 / D 15 5 13.33 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 7 10 3.67 17 3 16.00 67.00 20.00 60.33 336.044 42 39 39 39
40 0 - REVAN SÜLEYMAN 7 / A 16 3 15.00 10 0 10.00 9 0 9.00 7 2 6.33 5 5 3.33 16 4 14.67 63.00 14.00 58.33 333.081 43 40 40 40
41 399 - SEMİH METE BUDAK 7 / F 12 7 9.67 6 4 4.67 8 2 7.33 7 2 6.33 15 1 14.67 12 5 10.33 60.00 21.00 53.00 332.607 44 41 41 41
42 495 - YUSUF SARIÇAM 7 / D 14 5 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 7 2 6.33 12 3 11.00 13 7 10.67 62.00 21.00 55.00 332.593 45 42 42 42
43 482 - YAĞMUR DANACI 7 / C 17 3 16.00 7 2 6.33 10 0 10.00 8 2 7.33 7 6 5.00 12 6 10.00 61.00 19.00 54.66 318.756 46 43 43 43
44 92 - MERT FURKAN DURAN 7 / E 15 4 13.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 11 6 9.00 11 8 8.33 62.00 23.00 54.33 318.267 47 44 44 44
45 245 - KADİRKAAN AKOĞLU 7 / F 13 2 12.33 10 0 10.00 7 0 7.00 5 2 4.33 10 1 9.67 12 8 9.33 57.00 13.00 52.66 317.259 48 45 45 45
46 70 - ÖZLEYİŞ AKYÜZ 7 / E 14 5 12.33 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 12 5 10.33 11 8 8.33 60.00 25.00 51.66 314.267 49 46 46 46
47 327 - ALPEREN ÜNSAL 7 / F 17 2 16.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 9 8 6.33 11 7 8.67 58.00 26.00 49.33 312.326 50 47 47 47
48 101 - BEREN ÇİFTÇİ 7 / C 15 5 13.33 9 1 8.67 8 2 7.33 6 4 4.67 5 10 1.67 16 4 14.67 59.00 26.00 50.34 306.444 52 48 48 48
49 192 - FATIMA BETÜL KARAGÖZ 7 / A 15 4 13.67 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 9 8 6.33 12 8 9.33 60.00 26.00 51.33 306.400 53 49 49 49
50 451 - SÜMEYYE ŞAHİN 7 / B 15 4 13.67 9 1 8.67 4 5 2.33 5 5 3.33 10 6 8.00 11 5 9.33 54.00 26.00 45.33 304.933 54 50 50 50
51 44 - AHSEN ASAPOĞLU 7 / B 17 2 16.33 6 4 4.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 7 3.67 11 6 9.00 57.00 22.00 49.67 302.474 55 51 51 51
52 76 - SEMİH DAĞ 7 / D 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 4 6 2.00 11 8 8.33 10 10 6.67 57.00 32.00 46.34 300.519 56 52 52 52
53 104 - HÜSEVİN KURTCU 7 / D 17 3 16.00 7 3 6.00 10 0 10.00 5 5 3.33 6 7 3.67 12 8 9.33 57.00 26.00 48.33 300.489 57 53 53 53
54 330 - MUSTAFA YILDIZ 7 / D 16 3 15.00 5 5 3.33 6 0 6.00 3 4 1.67 9 4 7.67 11 8 8.33 50.00 24.00 42.00 300.000 58 54 54 54
55 0 - YUSUF KAYRA TONBUL 7 / F 10 6 8.00 6 4 4.67 7 2 6.33 3 2 2.33 15 2 14.33 11 9 8.00 52.00 25.00 43.66 299.481 59 55 55 55
56 283 - MELİK YAHYA YILDIRIM 7 / D 12 8 9.33 2 7 -0.33 4 1 3.67 3 3 2.00 13 6 11.00 13 4 11.67 47.00 29.00 37.34 297.541 60 56 56 56
57 169 - CEMRE NAZ POLATTAŞ 7 / B 16 2 15.33 9 1 8.67 7 2 6.33 8 1 7.67 2 2 1.33 12 7 9.67 54.00 15.00 49.00 289.615 61 57 57 57
58 17 - A FURKAN ÖZBOLAT 7 / F 14 5 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 8 12 4.00 13 7 10.67 56.00 33.00 45.00 286.667 62 58 58 58
59 84 - AYŞE NAZ İPEK 7 / A 12 5 10.33 6 4 4.67 8 2 7.33 4 3 3.00 7 4 5.67 13 5 11.33 50.00 23.00 42.33 284.178 63 59 59 59
60 524 - ZEHRA YILMAZ 7 / A 16 3 15.00 9 1 8.67 8 1 7.67 7 3 6.00 4 3 3.00 10 8 7.33 54.00 19.00 47.67 283.200 64 60 60 60
61 21 - MUSTAFA EFE TOPALOĞLU 7 / E 11 6 9.00 5 3 4.00 7 1 6.67 6 2 5.33 7 5 5.33 14 5 12.33 50.00 22.00 42.66 281.689 65 61 61 61
62 552 - ZÜMRA SIRIKLI 7 / A 15 3 14.00 7 3 6.00 9 1 8.67 7 2 6.33 6 9 3.00 10 9 7.00 54.00 27.00 45.00 273.333 67 62 62 62
63 42 - ZEYNEP HÜMA OKUMUŞ 7 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 9 1 8.67 3 6 1.00 7 8 4.33 11 9 8.00 53.00 31.00 42.67 271.348 68 63 63 63
64 291 - MELİKENUR ÇAĞIL 7 / C 15 3 14.00 8 1 7.67 9 0 9.00 4 5 2.33 7 6 5.00 8 9 5.00 51.00 24.00 43.00 270.370 69 64 64 64
65 65 - HİRA NUR UZUNER 7 / Z 12 7 9.67 7 2 6.33 8 1 7.67 6 4 4.67 11 7 8.67 9 10 5.67 53.00 31.00 42.68 269.941 70 65 65 65
66 178 - EREN UĞUŞ 7 / F 14 5 12.33 5 5 3.33 9 0 9.00 2 3 1.00 5 13 0.67 14 5 12.33 49.00 31.00 38.66 269.852 71 66 66 66
67 0 - MUHAMMED ANIL BOZOK 7 / F 10 8 7.33 5 4 3.67 9 1 8.67 2 5 0.33 12 4 10.67 10 9 7.00 48.00 31.00 37.67 266.919 72 67 67 67
68 516 - ZEHRA HADIK 7 / A 16 4 14.67 7 2 6.33 8 0 8.00 2 4 0.67 7 6 5.00 8 10 4.67 48.00 26.00 39.34 266.459 73 68 68 68
69 279 - MELİH TEKİN YAĞLI 7 / D 11 6 9.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 2 6.33 5 7 2.67 12 6 10.00 53.00 23.00 45.34 263.481 74 69 69 69
70 404 - SERHAN YILDIZ 7 / F 12 6 10.00 7 2 6.33 4 1 3.67 3 3 2.00 6 5 4.33 12 6 10.00 44.00 23.00 36.33 261.956 75 70 70 70
71 72 - HADİ GEDİKKAYA 7 / E 12 8 9.33 7 3 6.00 7 2 6.33 8 2 7.33 9 11 5.33 10 10 6.67 53.00 36.00 40.99 255.526 79 71 71 71
72 304 - MİKAİL GÜLER 7 / F 13 6 11.00 8 2 7.33 5 5 3.33 2 4 0.67 4 9 1.00 13 7 10.67 45.00 33.00 34.00 251.126 80 72 72 72
73 338 - NESLİNUR TOPKAR 7 / A 12 6 10.00 8 2 7.33 7 2 6.33 1 2 0.33 10 6 8.00 7 10 3.67 45.00 28.00 35.66 249.141 82 73 73 73
74 26 - AHMET SELİM AHISHA 7 / D 13 7 10.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 6 1.00 6 11 2.33 11 9 8.00 49.00 37.00 36.66 247.644 83 74 74 74
75 216 - HİLAL YİĞİT 7 / C 12 7 9.67 7 2 6.33 9 1 8.67 1 4 -0.33 4 5 2.33 11 7 8.67 44.00 26.00 35.34 244.222 84 75 75 75
76 81 - ALPER ERKAN 7 / E 12 6 10.00 7 3 6.00 4 5 2.33 4 2 3.33 6 6 4.00 9 8 6.33 42.00 30.00 31.99 237.748 85 76 76 76
77 18 - A ERDEMD OĞR EKİN 7 / E 11 7 8.67 6 3 5.00 5 4 3.67 6 4 4.67 4 7 1.67 10 6 8.00 42.00 31.00 31.68 228.444 86 77 77 77
78 237 - İKRA SEVCAN 7 / A 11 5 9.33 8 0 8.00 4 2 3.33 3 4 1.67 0 0 0.00 11 6 9.00 37.00 17.00 31.33 227.881 87 78 78 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çorum MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 7. SINIF ZOOM -5 127 107 107 107

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.46 5.17 11.74 7.17 2.50 6.33 7.51 1.90 6.88 5.20 2.96 4.21 8.02 5.48 6.20 11.05 7.28 8.62 52.41 25.28 43.98 283.197

İl Ortalaması 14.13 4.78 12.54 7.32 2.38 6.52 7.70 1.77 7.11 5.69 2.89 4.73 8.48 5.73 6.57 11.50 7.06 9.15 54.82 24.60 46.62 294.666
Okul Ortalaması 14.13 4.78 12.54 7.32 2.38 6.52 7.70 1.77 7.11 5.69 2.89 4.73 8.48 5.73 6.57 11.50 7.06 9.15 54.82 24.60 46.62 294.666

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 127 - CELAL EFE ŞENGÜL 7 / F 10 7 7.67 8 2 7.33 8 2 7.33 2 6 0.00 6 6 4.00 9 9 6.00 43.00 32.00 32.33 226.430 88 79 79 79
80 370 - RUMEYSA BOYRAZ 7 / C 13 6 11.00 9 1 8.67 8 2 7.33 5 5 3.33 2 7 -0.33 8 7 5.67 45.00 28.00 35.67 225.467 89 80 80 80
81 123 - AHMET S ACI 7 / D 8 12 4.00 6 4 4.67 6 4 4.67 3 3 2.00 8 9 5.00 12 8 9.33 43.00 40.00 29.67 225.422 90 81 81 81
82 200 - FATMA KIR 7 / C 14 6 12.00 6 4 4.67 6 4 4.67 9 1 8.67 2 11 -1.67 9 11 5.33 46.00 37.00 33.67 219.481 91 82 82 82
83 136 - AFİTAP İDGÜ 7 / B 7 4 5.67 4 2 3.33 6 4 4.67 4 5 2.33 0 0 0.00 12 4 10.67 33.00 19.00 26.67 212.133 92 83 83 83
84 176 - EMRE YAĞC I 7 / D 13 7 10.67 7 3 6.00 5 5 3.33 3 7 0.67 7 13 2.67 7 13 2.67 42.00 48.00 26.01 209.689 93 84 84 84
85 133 - EBRAR KAYA 7 / B 14 6 12.00 6 4 4.67 5 3 4.00 5 5 3.33 3 4 1.67 6 13 1.67 39.00 35.00 27.34 208.681 94 85 85 85
86 368 - RÜMEYSA ARDAHANLI 7 / C 16 3 15.00 8 2 7.33 9 1 8.67 3 5 1.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 40.00 27.00 31.00 206.681 95 86 86 86
87 185 - ERKAN KULA 7 / F 13 7 10.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 6 11 2.33 4 14 -0.67 46.00 39.00 32.99 203.674 96 87 87 87
88 207 - FATMANUR DEMİRER 7 / B 7 7 4.67 3 3 2.00 4 4 2.67 2 5 0.33 6 7 3.67 9 4 7.67 31.00 30.00 21.01 202.281 98 88 88 88
89 410 - SİDELYA ÖZ 7 / B 10 9 7.00 4 3 3.00 5 2 4.33 6 3 5.00 0 0 0.00 10 9 7.00 35.00 26.00 26.33 201.230 99 89 89 89
90 537 - ZEYNEP MİNA ÇAVUŞ 7 / B 14 6 12.00 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 14.00 31.33 199.748 100 90 90 90
91 610 - ZEYNEP ELİF S* A 7 / B 15 5 13.33 7 3 6.00 7 3 6.00 10 0 10.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 45.00 35.00 33.33 199.733 101 91 91 91
92 445 - SÜLEYMAN ÇÖL 7 / D 11 7 8.67 4 6 2.00 5 5 3.33 0 0 0.00 5 3 4.00 6 12 2.00 31.00 33.00 20.00 194.830 102 92 92 92
93 20 - ASAL HAYAT KAY KÇI 7 / B 7 10 3.67 6 4 4.67 7 3 6.00 2 5 0.33 3 9 0.00 11 7 8.67 36.00 38.00 23.34 189.422 103 93 93 93
94 99 - BERAT ALPARSLANKAAN 7 / E 6 8 3.33 10 0 10.00 7 3 6.00 1 0 1.00 2 4 0.67 8 4 6.67 34.00 19.00 27.67 188.415 104 94 94 94
95 377 - SALİM BARAN KESGİN 7 / D 8 12 4.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 8 12 4.00 10 10 6.67 34.00 56.00 15.33 187.911 105 95 95 95
96 230 - HÜSEYİN AKSOYCUK 7 / F 9 10 5.67 7 3 6.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 5 14 0.33 9 11 5.33 40.00 48.00 23.99 185.896 106 96 96 96
97 124 - BERAT ERDOĞMUŞ 7 / F 12 7 9.67 7 3 6.00 9 1 8.67 4 4 2.67 5 12 1.00 4 14 -0.67 41.00 41.00 27.34 184.948 107 97 97 97
98 66 - BURAK AHMET KAPTI 7 / F 6 14 1.33 9 1 8.67 6 4 4.67 4 4 2.67 8 12 4.00 8 12 4.00 41.00 47.00 25.34 179.007 109 98 98 98
99 131 - EBRAR GAMZE ÖZDURAN 7 / B 9 10 5.67 5 4 3.67 7 2 6.33 3 7 0.67 5 11 1.33 6 11 2.33 35.00 45.00 20.00 171.096 111 99 99 99

100 474 - UMUT BERAT AYKAÇ 7 / E 8 11 4.33 7 2 6.33 6 3 5.00 2 0 2.00 2 1 1.67 4 8 1.33 29.00 25.00 20.66 163.185 112 100 100 100
101 350 - REVHANE DEMİR 7 / C 8 9 5.00 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 6 13 1.67 4 15 -1.00 31.00 54.00 13.01 144.474 117 101 101 101
102 52 - OSMANKAANÇAKIR 7 / D 6 14 1.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 3 3.00 2 3 1.00 7 13 2.67 25.00 47.00 9.33 136.044 119 102 102 102
103 134 - NESRİN TEMÜR 7 / C 5 14 0.33 3 6 1.00 1 9 -2.00 3 6 1.00 5 15 0.00 9 11 5.33 26.00 61.00 5.66 133.541 120 103 103 103
104 532 - ZEYNEP KARTAL 7 / C 7 13 2.67 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 10 2.67 4 15 -1.00 28.00 57.00 9.00 132.622 121 104 104 104
105 91 - BAKİ KARAKUŞ 7 / F 8 12 4.00 4 6 2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 2 10 -1.33 5 15 0.00 23.00 49.00 6.67 121.748 125 105 105 105
106 926 - YUSUF AHMDTAREK 7 / E 8 8 5.33 1 8 -1.67 1 7 -1.33 1 6 -1.00 3 12 -1.00 2 12 -2.00 16.00 53.00 -1.67 107.881 126 106 106 106
107 997 - MUHAMMED RİYAD 7 / F 8 12 4.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 19 -5.33 7 13 2.67 23.00 67.00 0.67 106.948 127 107 107 107


