
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 7. SINIF  NİRVANA TÜRKİYE GENELİ 6.DENEME 2022-2023107 241 241 6797

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,76 6 3 4,55 6 4 4,43 4 4 3,05 6 7 3,32 10 8 7,28 42 33 31,39 294,820

Okul Ortalaması 15 4 13,94 8 2 7,38 7 2 6,18 6 3 5,44 8 6 5,88 15 4 13,14 59 22 51,96 361,460

KATILIMLAR

1 69 BATUHAN KUYRUK 7E 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 19 1 18,67 83 7 80,68 465,800 1 1 1 1 42

2 464 TAHA ABUKAN 7D 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 16 3 15,00 20 0 20,00 83 6 81,01 465,633 1 2 2 2 43

3 340 ÖMER DİNÇ 7F 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 2 16,33 18 2 17,33 83 6 81,00 464,629 1 3 3 3 46

4 250 ARAS SORUKLU 7F 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 16 4 14,67 20 0 20,00 83 7 80,67 464,097 2 4 4 4 50

5 190 EYÜP SABRİ CAM 7D 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 20 0 20,00 83 7 80,67 461,104 2 5 5 5 58

6 344 ÖZGENUR BARIŞ 7A 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 15 2 14,33 19 1 18,67 82 5 80,34 459,727 1 6 6 6 63

7 23 YUSUF SAMİ TİRYAKİ 7E 19 1 18,67 8 2 7,33 9 0 9,00 9 1 8,67 16 3 15,00 19 1 18,67 80 8 77,34 456,893 2 7 7 7 82

8 232 İCLAL SUDE KARABIDAK7A 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 12 5 10,33 20 0 20,00 79 8 76,34 445,836 2 8 8 8 140

9 54 ALEYNA AKOĞLU 7A 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 16 3 15,00 18 2 17,33 79 10 75,66 445,429 3 9 9 9 144

10 509 BETUL ÇAM 7A 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 14 6 12,00 19 1 18,67 80 10 76,67 443,216 4 10 10 10 167

11 294 MERİH DEHA KÖKLÜKAYA7D 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 15 3 14,00 19 1 18,67 77 11 73,33 440,808 3 11 11 11 183

12 92 M FURKAN DURAN 7E 18 2 17,33 10 0 10,00 9 0 9,00 9 1 8,67 14 2 13,33 17 3 16,00 77 8 74,33 438,229 3 12 12 12 196

13 259 M AKİF KARAASLAN 7E 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 6 11,00 18 2 17,33 78 11 74,34 436,047 4 13 13 13 218

14 148 ECRİN KOÇER 7A 17 2 16,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 13 3 12,00 19 1 18,67 76 9 73,00 434,584 5 14 14 14 232

15 96 BENGİSU ÇAĞLAR 7A 17 2 16,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 15 4 13,67 18 2 17,33 75 13 70,67 433,601 6 15 15 15 240

16 175 EMİR BUĞRA AĞIN 7D 18 2 17,33 10 0 10,00 6 4 4,67 7 3 6,00 15 4 13,67 18 2 17,33 74 15 69,00 433,557 4 16 16 16 241

17 549 ZÜMRA ÖZTAŞ 7A 17 3 16,00 9 1 8,67 7 2 6,33 6 4 4,67 16 2 15,33 17 3 16,00 72 15 67,00 430,030 7 17 17 17 272

18 94 BELİNAY BEZGİN 7C 18 1 17,67 10 0 10,00 8 1 7,67 9 1 8,67 11 1 10,67 18 2 17,33 74 6 72,01 429,130 1 18 18 18 285

19 454 ŞEVVAL KUŞOĞLU 7A 19 1 18,67 10 0 10,00 6 4 4,67 6 4 4,67 12 4 10,67 19 1 18,67 72 14 67,35 426,912 8 19 19 19 311

20 211 HASAN KAYA 7E 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 13 1 12,67 15 5 13,33 75 9 72,00 426,529 5 20 20 20 314

21 283 MELİK YILDIRIM 7D 19 1 18,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 15 4 13,67 16 4 14,67 69 20 62,34 420,260 5 21 22 22 390

22 338 NESLİNUR TOPKAR 7A 18 0 18,00 9 1 8,67 8 1 7,67 12 2 11,33 18 1 17,67 65 5 63,34 419,448 9 22 23 23 400

23 544 ZÜMRA AKCAN 7A 18 2 17,33 10 0 10,00 8 1 7,67 8 1 7,67 11 1 10,67 16 4 14,67 71 9 68,01 416,416 10 23 24 24 435

24 73 ASYANUR AYDEMİR 7A 19 1 18,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 4 7,67 19 1 18,67 71 12 67,01 416,091 11 24 25 25 442

25 22 EREN BÖREKCİ 7E 17 3 16,00 10 0 10,00 8 1 7,67 10 0 10,00 12 5 10,33 16 4 14,67 73 13 68,67 413,114 6 25 26 26 469

26 485 YAĞMUR ÖZDEMİR 7A 17 2 16,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 11 2 10,33 16 3 15,00 71 10 67,67 412,965 12 26 27 27 471

27 28 E BESTE YAŞAR 7B 19 1 18,67 10 0 10,00 8 0 8,00 10 0 10,00 8 4 6,67 17 2 16,33 72 7 69,67 412,214 1 27 28 28 481

28 70 ÖZLEYİŞ AKYÜZ 7E 18 2 17,33 10 0 10,00 8 0 8,00 9 1 8,67 11 5 9,33 16 4 14,67 72 12 68,00 411,925 7 28 29 29 487

29 178 EREN UĞUŞ 7F 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 3 5,00 13 4 11,67 17 3 16,00 69 17 63,33 411,823 3 29 30 30 489

30 107 BİLGERANA SÖNMEZ 7B 17 2 16,33 9 0 9,00 8 0 8,00 10 0 10,00 8 3 7,00 19 1 18,67 71 6 69,00 411,652 2 30 31 31 492

31 27 EDA CİNBEK 7B 19 1 18,67 9 1 8,67 6 2 5,33 7 2 6,33 11 3 10,00 16 3 15,00 68 12 64,00 411,351 3 31 32 32 496

32 60 BUĞLEM ASLAN 7C 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 3 9,00 18 2 17,33 70 13 65,67 409,320 2 32 33 33 522

33 86 AYŞEGÜL ÜNGÖR 7A 17 2 16,33 9 1 8,67 8 0 8,00 8 2 7,33 9 2 8,33 18 2 17,33 69 9 65,99 408,636 13 33 34 34 531

34 158 EFLAL DİKER 7A 18 1 17,67 9 0 9,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 3 9,00 16 3 15,00 68 12 64,00 405,730 14 34 35 35 565

35 51 AKİF EMRE ÇIRAKOĞLU7D 19 1 18,67 10 0 10,00 8 1 7,67 10 0 10,00 8 10 4,67 18 2 17,33 73 14 68,34 405,521 6 35 36 36 569

36 416 SUDENAZ ARDANUŞLU7B 19 1 18,67 8 1 7,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 3 7,00 17 3 16,00 69 11 65,34 405,420 4 36 37 37 570

37 3 BELİN NAZ AKYOL 7B 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 6 8,00 18 2 17,33 70 16 64,66 404,584 5 37 38 38 582

38 399 SEMİH METE ARABA 7F 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 2 3,33 11 3 10,00 16 4 14,67 66 14 61,33 403,667 4 38 39 39 594

39 394 SEMİH DEMİRBAŞ 7E 19 1 18,67 9 1 8,67 8 1 7,67 10 0 10,00 7 11 3,33 19 1 18,67 72 15 67,01 401,579 8 39 40 40 624

40 502 YUSUFKAYRA TONBUL 7F 15 3 14,00 10 0 10,00 5 3 4,00 9 1 8,67 11 3 10,00 17 3 16,00 67 13 62,67 400,482 5 40 41 41 634

41 172 ELİFREYYAN AFAT 7C 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 4 7,67 16 4 14,67 70 13 65,67 399,429 3 41 42 42 643

42 495 YUSUF SARIÇAM 7D 13 7 10,67 9 0 9,00 7 2 6,33 5 5 3,33 13 3 12,00 18 2 17,33 65 19 58,66 396,277 7 42 43 43 687

43 10 ZEYNEP TEKİN 7A 18 1 17,67 5 3 4,00 7 3 6,00 0 4 -1,33 10 2 9,33 18 1 17,67 58 14 53,34 395,375 15 43 44 44 700

44 370 RUMEYSA BOYRAZ 7C 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 4 5,67 14 6 12,00 68 13 63,67 390,109 4 44 45 45 781

45 451 SÜMEYYE ŞAHİN 7B 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 7 6,67 15 2 14,33 66 17 60,34 383,710 6 45 47 47 888

46 245 KADİR KAAN AKOĞLU 7F 16 4 14,67 9 1 8,67 7 1 6,67 8 2 7,33 10 10 6,67 16 3 15,00 66 21 59,01 383,047 6 46 48 48 902

47 29 ELİF RANA GERS 7A 15 4 13,67 10 0 10,00 7 2 6,33 7 2 6,33 12 5 10,33 13 7 10,67 64 20 57,33 381,369 16 47 50 50 921
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Genel Ortalama 11 7 8,76 6 3 4,55 6 4 4,43 4 4 3,05 6 7 3,32 10 8 7,28 42 33 31,39 294,820

Okul Ortalaması 15 4 13,94 8 2 7,38 7 2 6,18 6 3 5,44 8 6 5,88 15 4 13,14 59 22 51,96 361,460

KATILIMLAR

48 188 ESLEM LEK 7B 17 3 16,00 9 1 8,67 8 1 7,67 10 0 10,00 2 2 1,33 19 1 18,67 65 8 62,34 381,313 7 48 51 51 922

49 101 BEREN ÇİFTÇİ 7C 18 2 17,33 8 1 7,67 5 5 3,33 9 1 8,67 7 7 4,67 16 4 14,67 63 20 56,34 377,128 5 49 52 52 996

50 99 BERAT ALPA RSLANKAAN7E 15 5 13,33 10 0 10,00 7 2 6,33 6 1 5,67 10 7 7,67 13 1 12,67 61 16 55,67 373,340 9 50 53 53 1060

51 84 AYŞE NAZ İPEK 7A 16 3 15,00 8 2 7,33 6 2 5,33 2 4 0,67 8 2 7,33 16 4 14,67 56 17 50,33 371,718 17 51 54 54 1092

52 17 A FURKAN ÖZBOLAT 7F 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 1 7,67 6 14 1,33 18 2 17,33 65 24 57,00 370,048 7 52 55 55 1127

53 404 SERHAN D YILDIZ 7F 15 4 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 1 8 -1,67 7 3 6,00 17 3 16,00 58 20 51,33 369,096 8 53 57 57 1146

54 42 ZEYNEPHÜMA OKUMUŞ7A 15 5 13,33 9 1 8,67 6 3 5,00 6 4 4,67 7 2 6,33 16 4 14,67 59 19 52,67 368,134 18 54 58 58 1162

55 104 HÜSEYİN KURTCU 7D 16 4 14,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 7 7 4,67 16 4 14,67 59 25 50,67 362,449 8 55 59 59 1272

56 192 FATIMABETL KARAGÖZ7A 18 2 17,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 11 1,33 15 5 13,33 63 23 55,33 361,943 19 56 60 60 1278

57 304 MİKAİL GÜLER 7F 16 4 14,67 10 0 10,00 8 1 7,67 4 6 2,00 4 8 1,33 18 2 17,33 60 21 53,00 361,311 9 57 62 62 1291

58 496 AHMET YILMAZ 7E 15 4 13,67 10 0 10,00 8 1 7,67 6 3 5,00 5 10 1,67 17 3 16,00 61 21 54,01 358,663 10 58 64 64 1332

59 279 MELİHTEKİN YAĞLI 7D 17 2 16,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 7 2,67 13 6 11,00 60 20 53,34 355,947 9 59 65 65 1378

60 123 AHMET ACI 7D 14 6 12,00 9 1 8,67 7 3 6,00 0 6 -2,00 9 6 7,00 15 3 14,00 54 25 45,67 355,257 10 60 66 66 1395

61 169 CEMRE NAZ POLATTAŞ7B 15 4 13,67 6 3 5,00 6 2 5,33 10 0 10,00 4 3 3,00 15 2 14,33 56 14 51,33 354,069 8 61 67 67 1423

62 72 HADİ GEDİKKAYA 7E 8 12 4,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 11 7 8,67 17 3 16,00 60 28 50,67 354,009 11 62 68 68 1424

63 326 ANIL BOZOK 7F 14 5 12,33 8 2 7,33 6 3 5,00 3 3 2,00 9 6 7,00 14 5 12,33 54 24 45,99 352,478 10 63 70 70 1462

64 43 BETÜL M DÜGENCİLİ 7C 17 2 16,33 10 0 10,00 9 0 9,00 8 2 7,33 13 3 12,00 57 7 54,66 351,804 6 64 71 71 1475

65 537 MİNA ÇAVUŞ 7B 16 4 14,67 10 0 10,00 6 2 5,33 8 2 7,33 3 4 1,67 14 5 12,33 57 17 51,33 348,642 9 65 72 72 1542

66 327 ALPEREN ÜNSAL 7F 14 4 12,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 12 5 10,33 8 8 5,33 54 27 45,00 347,439 11 66 73 73 1579

67 552 ZÜMRA SIRIKLI 7A 17 2 16,33 8 2 7,33 7 2 6,33 5 4 3,67 3 11 -0,67 16 4 14,67 56 25 47,66 343,761 20 67 76 76 1678

68 124 BERAT ERDOĞMUŞ 7F 17 2 16,33 9 1 8,67 8 1 7,67 2 4 0,67 4 7 1,67 13 5 11,33 53 20 46,34 342,861 12 68 78 78 1689

69 66 BURAK AHME T KAPTI 7F 16 4 14,67 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 8 11 4,33 13 7 10,67 54 35 42,34 338,820 13 69 82 82 1787

70 516 ZEHRA HADIK 7A 14 5 12,33 8 1 7,67 5 2 4,33 3 2 2,33 6 7 3,67 14 5 12,33 50 22 42,66 336,044 21 70 83 83 1873

71 133 EBRAR KAYA 7B 17 3 16,00 6 1 5,67 3 5 1,33 6 4 4,67 2 7 -0,33 15 5 13,33 49 25 40,67 329,464 10 71 87 87 2031

72 216 HİLAL YİĞİT 7C 17 3 16,00 7 3 6,00 7 3 6,00 2 6 0,00 2 6 0,00 14 5 12,33 49 26 40,33 328,634 7 72 88 88 2059

73 482 YAĞMUR DANACI 7C 16 2 15,33 8 2 7,33 8 1 7,67 8 2 7,33 2 9 -1,00 12 8 9,33 54 24 45,99 326,224 8 73 90 90 2106

74 127 CELAL EFE ŞENGÜL 7F 15 5 13,33 7 3 6,00 6 3 5,00 3 7 0,67 3 6 1,00 15 5 13,33 49 29 39,33 326,201 14 74 91 91 2108

75 76 SEMİH DAĞ 7D 14 6 12,00 7 3 6,00 6 4 4,67 1 6 -1,00 6 14 1,33 16 4 14,67 50 37 37,67 324,489 11 75 92 92 2145

76 368 RÜMEYSA ARDAHANLI 7C 16 3 15,00 9 1 8,67 6 4 4,67 2 7 -0,33 4 8 1,33 11 6 9,00 48 29 38,34 320,849 9 76 93 93 2227

77 81 ALPER ERKAN 7E 13 6 11,00 6 3 5,00 7 2 6,33 6 1 5,67 7 5 5,33 9 8 6,33 48 25 39,66 320,539 12 77 95 95 2245

78 330 MUSTAFA YİLDİZ 7D 12 8 9,33 6 3 5,00 7 3 6,00 3 5 1,33 5 9 2,00 15 5 13,33 48 33 36,99 316,432 12 78 97 97 2386

79 65 HİRA NUR UZUNER 7B 13 6 11,00 8 1 7,67 7 2 6,33 4 6 2,00 6 7 3,67 10 8 7,33 48 30 38,00 315,107 11 79 99 99 2432

80 237 İKRA YADE SEVCAN 7A 13 4 11,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 6 3,00 14 6 12,00 43 35 31,34 312,348 22 80 100 100 2514

81 410 SİDELYA ÖZ 7B 9 9 6,00 6 3 5,00 6 2 5,33 6 4 4,67 2 2 1,33 16 2 15,33 45 22 37,66 311,506 12 81 101 101 2542

82 185 ERKAN KULA 7F 13 7 10,67 8 2 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 3 10 -0,33 13 7 10,67 51 32 40,34 311,045 15 82 102 102 2554

83 200 FATMA KIR 7C 12 8 9,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 10 -0,33 13 7 10,67 52 31 41,67 310,561 10 83 104 104 2570

84 26 AHMETSELİM AHISHA 7F 15 5 13,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 16 4 14,67 48 42 34,00 308,000 16 84 108 108 2653

85 610 ZEY EPELİF SAKA 7B 9 6 7,00 19 1 18,67 28 7 25,67 303,663 13 85 112 112 2786

86 226 HATİCE NUR ACI 7B 12 7 9,67 7 3 6,00 7 2 6,33 1 3 0,00 2 3 1,00 11 7 8,67 40 25 31,67 295,768 14 86 116 116 3029

87 488 YAŞAR AKİF BALCI 7E 13 7 10,67 6 4 4,67 7 1 6,67 3 7 0,67 7 13 2,67 9 11 5,33 45 43 30,68 294,765 13 87 117 117 3073

88 600 ZEYNEP ELİ F SAKA 7B 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 40 10 36,66 290,191 15 88 123 123 3227

89 445 SÜLEYMAN ÇÖL 7D 15 5 13,33 6 4 4,67 6 4 4,67 0 3 -1,00 10 9 7,00 37 25 28,67 288,973 13 89 125 125 3279

90 291 MELİKENUR ÇAĞIL 7C 13 4 11,67 9 1 8,67 8 1 7,67 3 6 1,00 2 12 -2,00 8 5 6,33 43 29 33,34 288,536 11 90 127 127 3295

91 153 ELİF CERİT 7B 12 7 9,67 4 4 2,67 6 2 5,33 3 6 1,00 4 4 2,67 8 8 5,33 37 31 26,67 285,667 16 91 129 129 3409

92 18 AHMETERDEM DOĞRUTEKİN7E 7 6 5,00 4 4 2,67 5 3 4,00 6 1 5,67 5 2 4,33 9 8 6,33 36 24 28,00 284,232 14 92 132 132 3455

93 176 EMRE YAĞCI 7D 16 4 14,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 41 49 24,66 281,424 14 93 135 135 3528

94 474 UMUT BERAT AYKAÇ 7E 10 8 7,33 7 1 6,67 7 2 6,33 1 5 -0,67 3 4 1,67 8 8 5,33 36 28 26,66 277,718 15 94 141 141 3666
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Genel Ortalama 11 7 8,76 6 3 4,55 6 4 4,43 4 4 3,05 6 7 3,32 10 8 7,28 42 33 31,39 294,820

Okul Ortalaması 15 4 13,94 8 2 7,38 7 2 6,18 6 3 5,44 8 6 5,88 15 4 13,14 59 22 51,96 361,460
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95 20 ASEL HAYAT KAYIKÇI 7B 12 7 9,67 8 2 7,33 7 2 6,33 3 5 1,33 1 12 -3,00 10 8 7,33 41 36 28,99 275,476 17 95 144 144 3750

96 136 AFİTA İDGÜ 7B 6 7 3,67 5 4 3,67 5 5 3,33 6 4 4,67 1 8 -1,67 14 6 12,00 37 34 25,67 269,609 18 96 149 149 3947

97 91 BAKİ KARAKUŞ 7F 12 8 9,33 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 9 11 5,33 33 37 20,67 268,722 17 97 150 150 3986

98 37 CEREN ÇAKMAK 7B 11 8 8,33 6 2 5,33 4 5 2,33 4 4 2,67 2 9 -1,00 8 12 4,00 35 40 21,66 259,650 19 98 160 160 4328

99 230 HÜSEYİN AKSOYCUK 7F 11 9 8,00 3 6 1,00 5 4 3,67 5 4 3,67 2 14 -2,67 9 10 5,67 35 47 19,34 252,515 18 99 171 171 4601

100 532 ZEYNEP KARTAL 7C 12 8 9,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 3 13 -1,33 6 13 1,67 34 51 17,01 248,294 12 100 178 178 4743

101 377 SALİM KESGİN 7D 8 12 4,00 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 1 19 -5,33 11 9 8,00 34 56 15,34 233,279 15 101 188 188 5254

102 52 OSMANKAANÇ AKIR 7D 7 13 2,67 6 4 4,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 1 9 -2,00 8 12 4,00 31 48 15,01 232,956 16 102 189 189 5271

103 207 FATMANUR DEMİRER 7B 6 8 3,33 3 4 1,67 5 5 3,33 1 6 -1,00 1 5 -0,67 6 6 4,00 22 34 10,66 231,457 20 103 192 192 5327

104 15 BERAA BOYRAZ 7C 7 5 5,33 3 1 2,67 4 3 3,00 0 2 -0,67 1 2 0,33 0 3 -1,00 15 16 9,66 227,344 13 104 197 197 5457

105 103 BEYZA ÖZKAYA 7B 7 13 2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 17 -2,67 5 15 0,00 27 63 5,99 206,697 21 105 222 222 6122

106 997 MUHAMMED RİYAD 7F 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 20 70 -3,32 187,300 19 106 236 236 6572

107 926 YUSFAHMED TAREK 7E 0 0 0,00
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