
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 8. SINIF LGS NİRVANA TÜRKİYE GENELİ 6.DENEME 2022-2023105 425 455 19921

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,26 6 3 4,72 7 3 6,18 6 2 5,74 8 4 7,05 10 7 7,87 52 24 43,82 333,870

Okul Ortalaması 15 4 13,73 6 3 4,83 7 2 6,43 6 2 5,86 9 3 8,38 12 6 9,71 55 20 48,94 354,600

KATILIMLAR

1 25 TALHA KODAZ 8C 20 0 20,00 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 86 4 84,67 490,820 1 1 2 2 53

2 468 ŞEYMA NUR KUŞOĞLU 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 86 4 84,67 485,413 1 2 4 4 191

3 331 YİĞİT M DEMİRAL 8C 20 0 20,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 84 6 82,00 483,764 2 3 5 5 239

4 59 ABDULBAKİ BALYUZ 8D 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 18 2 17,33 86 4 84,67 482,579 1 4 7 7 295

5 68 MUHAMMET ÖLÇER 8E 20 0 20,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 20 0 20,00 19 1 18,67 83 7 80,67 481,736 1 5 8 8 312

6 463 ECRİN DEMİRCİ 8A 20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 17 3 16,00 84 6 82,00 478,305 2 6 11 11 463

7 458 EMİNE NUR ALAMEŞE 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 20 0 20,00 85 5 83,33 474,129 3 7 14 14 688

8 90 YUSUFEFE IŞITAN 8C 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 84 6 82,00 473,692 3 8 15 15 723

9 173 ÖMERFARUK TOPUZ 8D 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 20 0 20,00 18 2 17,33 83 7 80,66 470,425 2 9 17 17 895

10 121 BEKİR ASAROĞLU 8D 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 20 0 20,00 18 2 17,33 81 9 78,00 468,483 3 10 18 18 1003

11 460 ZEHRA NUR SARIÇAM 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 20 0 20,00 17 3 16,00 82 8 79,34 468,180 4 11 19 19 1017

12 662 EMİN KARA 8C 20 0 20,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 18 2 17,33 18 2 17,33 81 9 78,00 465,771 4 12 21 21 1149

13 228 ÖMER FARUK SOYTÜRK8E 19 1 18,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 19 1 18,67 18 2 17,33 80 10 76,67 464,911 2 13 22 22 1209

14 95 ZEYNEB TOZ 8B 20 0 20,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 19 1 18,67 17 3 16,00 79 11 75,34 463,545 1 14 23 23 1317

15 9 BARIŞ ÇALIŞ 8C 17 3 16,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 80 10 76,67 461,571 5 15 24 24 1445

16 659 ALİ EMRE TİRYAKİ 8C 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 17 3 16,00 80 10 76,66 454,756 6 16 29 30 1863

17 513 CEREN KASIM 8B 20 0 20,00 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 18 2 17,33 80 10 76,67 454,668 2 17 30 31 1868

18 437 HARUN AYTEKİN 8D 20 0 20,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 2 6,33 18 2 17,33 16 4 14,67 77 12 72,99 452,436 4 18 32 33 1995

19 311 HAŞİM EREN AHISHALI8D 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 2 5,33 19 1 18,67 18 2 17,33 76 12 71,99 451,743 5 19 33 34 2036

20 632 YUSUF T YILDIZ 8C 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 16 3 15,00 18 2 17,33 78 11 74,33 449,365 7 20 37 38 2184

21 30 İHSAN AKIŞ 8D 18 2 17,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 18 2 17,33 16 4 14,67 78 12 74,00 447,700 6 21 39 40 2270

22 462 ELİF UĞURLU 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 16 4 14,67 78 12 74,00 444,601 5 22 40 41 2471

23 455 SULTAN ŞAHİN 8B 17 3 16,00 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 15 5 13,33 75 15 70,01 439,551 3 23 43 44 2790

24 671 MUSTAFA ÖZÜTÜRKER8E 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 12 0 12,00 17 3 16,00 77 5 75,34 438,241 3 24 44 45 2858

25 459 ŞEYMA ERDOĞAN 8A 18 1 17,67 6 4 4,67 7 3 6,00 6 3 5,00 19 0 19,00 15 5 13,33 71 16 65,67 437,695 6 25 46 47 2881

26 487 NİSANUR ÖZÖNAL 8B 19 1 18,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 1 7,67 16 1 15,67 15 5 13,33 73 13 68,67 433,887 4 26 49 50 3116

27 35 BERAT UMAÇ 8E 20 0 20,00 5 2 4,33 10 0 10,00 8 1 7,67 10 0 10,00 19 1 18,67 72 4 70,67 432,400 4 27 50 51 3196

28 46 SEMİH BİLGE 8C 17 3 16,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 15 3 14,00 18 2 17,33 73 15 67,99 429,591 8 28 53 54 3353

29 629 UMUT MOL 8E 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 11 1 10,67 17 3 16,00 74 8 71,34 424,251 5 29 58 59 3668

30 465 ZÜMRA ŞANLITÜRK 8A 14 5 12,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 2 16,33 16 4 14,67 73 15 68,00 423,030 7 30 59 60 3734

31 433 BATUHAN UĞUR 8E 17 2 16,33 6 3 5,00 7 3 6,00 8 2 7,33 12 1 11,67 18 2 17,33 68 13 63,66 415,341 6 31 65 67 4185

32 450 EMRE 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 14 2 13,33 15 5 13,33 69 17 63,32 408,479 8 32 68 70 4573

33 41 HHÜSEYİN BÖLÜKBAŞ 8C 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 15 2 14,33 13 7 10,67 62 15 56,99 402,777 9 33 76 78 4863

34 633 AHMET SALİ BALDAN 8D 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 13 3 12,00 14 6 12,00 67 19 60,66 399,856 7 34 77 79 5002

35 6 BETÜL KOLDAŞ 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 0 8,00 12 1 11,67 14 5 12,33 66 14 61,34 397,682 5 35 80 82 5135

36 602 ANIL SALİH ÖZCANBAZ8E 18 2 17,33 5 4 3,67 7 1 6,67 5 1 4,67 11 3 10,00 16 3 15,00 62 14 57,34 397,118 7 36 81 83 5169

37 522 NAZ ERYAŞAR 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 4 7,67 16 4 14,67 66 17 60,34 394,017 6 37 85 87 5357

38 2 DİLANUR ÖZDEMİR 8B 19 1 18,67 5 5 3,33 9 1 8,67 9 1 8,67 11 4 9,67 13 7 10,67 66 19 59,68 393,441 7 38 86 88 5395

39 77 AKİF YARDIMCI 8C 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 7 7,67 13 7 10,67 69 18 63,01 392,585 10 39 88 90 5442

40 122 YAĞIZ ÇATAL 8D 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 11 5 9,33 10 9 7,00 66 19 59,66 382,088 8 40 96 99 6013

41 71 ZEYNEP TEKİN 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 6 4 4,67 7 3 6,00 11 3 10,00 11 9 8,00 63 21 56,00 380,885 8 41 97 100 6090

42 467 BUĞLEM COBCU 8A 20 0 20,00 7 2 6,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 4 5,67 13 7 10,67 63 17 57,33 379,934 9 42 98 101 6145

43 438 YAĞIZ ARDA GÜNAYDIN8D 16 4 14,67 6 4 4,67 7 3 6,00 1 2 0,33 10 3 9,00 17 3 16,00 57 19 50,67 379,526 9 43 99 102 6168

44 355 ÖMER ÖYSAL 8D 15 4 13,67 1 3 0,00 5 3 4,00 10 0 10,00 12 0 12,00 14 6 12,00 57 16 51,67 378,810 10 44 100 103 6220

45 382 YASİN CAM 8D 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 1 9,67 13 6 11,00 63 17 57,33 378,295 11 45 102 105 6252

46 631 EMİRHAN ÇARPAN 8C 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 13 7 10,67 14 6 12,00 64 26 55,33 377,956 11 46 103 106 6273

47 307 HARUN GERÇEK 8E 15 4 13,67 5 4 3,67 8 2 7,33 5 1 4,67 8 2 7,33 17 3 16,00 58 16 52,67 374,479 8 47 109 112 6472
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Genel Ortalama 14 5 12,26 6 3 4,72 7 3 6,18 6 2 5,74 8 4 7,05 10 7 7,87 52 24 43,82 333,870

Okul Ortalaması 15 4 13,73 6 3 4,83 7 2 6,43 6 2 5,86 9 3 8,38 12 6 9,71 55 20 48,94 354,600

KATILIMLAR

48 43 CEMRE AÇIK 8A 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 16 4 14,67 12 7 9,67 59 30 49,00 370,174 10 48 111 114 6756

49 507 CELAL KAYNAK 8C 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 4 4 2,67 9 8 6,33 14 6 12,00 60 25 51,67 364,183 12 49 118 122 7126

50 443 M ELVAN B 8D 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 5 7,33 14 6 12,00 61 23 53,33 363,277 12 50 121 125 7183

51 442 YUSUF ERTUĞRAL 8D 19 1 18,67 5 5 3,33 10 0 10,00 6 1 5,67 5 6 3,00 13 7 10,67 58 20 51,34 358,268 13 51 130 134 7535

52 689 ÖMER CEYLAN 8C 15 5 13,33 6 4 4,67 5 5 3,33 9 3 8,00 14 6 12,00 49 23 41,33 349,618 13 52 143 148 8137

53 621 HAMZA SAKİN 8E 16 2 15,33 8 1 7,67 7 2 6,33 7 2 6,33 4 4 2,67 13 6 11,00 55 17 49,33 347,304 9 53 146 151 8294

54 605 FATİH ÇAKMAK 8E 16 3 15,00 1 0 1,00 4 4 2,67 9 1 8,67 1 0 1,00 17 3 16,00 48 11 44,34 342,188 10 54 147 152 8619

55 222 KAYRA YAĞLI 8E 15 4 13,67 5 5 3,33 8 2 7,33 10 0 10,00 1 0 1,00 15 5 13,33 54 16 48,66 340,934 11 55 152 157 8708

56 4 AYŞE ŞURA YILMAZ 8B 15 4 13,67 7 2 6,33 8 1 7,67 8 6 6,00 10 4 8,67 48 17 42,34 338,813 9 56 154 159 8855

57 636 MEHMET ÖZDEMİR 8C 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 1 1 0,67 3 1 2,67 15 5 13,33 49 17 43,33 338,285 14 57 155 160 8887

58 98 YUSUF TANRIVER 8D 12 2 11,33 9 1 8,67 6 3 5,00 10 2 9,33 8 5 6,33 45 13 40,66 337,086 14 58 158 163 8977

59 601 MİRAÇ ÖZDEN 8E 16 4 14,67 8 1 7,67 7 3 6,00 1 5 -0,67 17 3 16,00 49 16 43,67 336,644 12 59 159 164 9000

60 461 ESRA AYÇİÇEK 8A 18 1 17,67 3 3 2,00 9 1 8,67 4 1 3,67 3 2 2,33 9 4 7,67 46 12 42,01 332,372 11 60 162 167 9308

61 471 ŞEYDA ALTUN 8A 17 2 16,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 3 2 2,33 7 9 4,00 53 17 47,33 330,558 12 61 165 171 9455

62 510 NİSA BEKMEZCİ 8B 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 8 2,33 11 7 8,67 54 27 44,99 326,587 10 62 169 175 9756

63 630 EREN GÜNDOĞAN 8E 12 4 10,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 4 2,67 6 3 5,00 14 6 12,00 46 27 37,00 326,162 13 63 173 179 9790

64 613 Y TALHA YILMAZ 8E 12 3 11,00 2 4 0,67 5 3 4,00 6 1 5,67 4 0 4,00 14 4 12,67 43 15 38,01 326,041 14 64 174 180 9799

65 619 METEHAN ÖZDEMİR 8E 14 4 12,67 2 4 0,67 3 7 0,67 6 0 6,00 4 0 4,00 14 6 12,00 43 21 36,01 325,047 15 65 177 183 9868

66 469 YELİZ ÇAMURTAŞI 8A 12 3 11,00 2 1 1,67 6 0 6,00 10 0 10,00 5 1 4,67 8 2 7,33 43 7 40,67 321,199 13 66 181 187 10177

67 658 ÖMER ÖDÜCÜ 8C 12 5 10,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 2 5,33 11 7 8,67 43 20 36,33 319,051 15 67 183 190 10377

68 486 ZÜLAL ARSLAN 8A 14 4 12,67 7 2 6,33 9 1 8,67 5 4 3,67 4 1 3,67 7 6 5,00 46 18 40,01 317,056 14 68 187 194 10546

69 551 BETÜL YÜCEL 8A 13 7 10,67 4 4 2,67 8 2 7,33 2 1 1,67 6 4 4,67 10 5 8,33 43 23 35,34 314,887 15 69 192 200 10714

70 473 MELİKE YILDIZ 8A 16 4 14,67 4 4 2,67 6 4 4,67 9 1 8,67 5 1 4,67 4 7 1,67 44 21 37,02 312,004 16 70 197 205 10980

71 138 MELİKE KARAHAN 8B 14 5 12,33 3 7 0,67 9 1 8,67 2 1 1,67 3 1 2,67 11 9 8,00 42 24 34,01 309,049 11 71 201 211 11245

72 514 HATİCE ERGÜN 8A 16 3 15,00 2 4 0,67 7 3 6,00 0 2 -0,67 3 1 2,67 8 4 6,67 36 17 30,34 306,541 17 72 207 219 11469

73 475 HAYRUNİSA ARSLAN 8A 14 2 13,33 5 5 3,33 7 1 6,67 7 1 6,67 3 1 2,67 6 9 3,00 42 19 35,67 303,334 18 73 214 227 11763

74 444 ECRİN ŞAHİN 8B 13 4 11,67 2 3 1,00 7 3 6,00 5 3 4,00 6 1 5,67 5 6 3,00 38 20 31,34 302,368 12 74 216 229 11835

75 519 REYHANİHAL YILDIRIM 8B 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 3 4,00 1 4 -0,33 7 11 3,33 46 25 37,66 298,247 13 75 222 235 12203

76 663 M EFE CEYLAN 8C 15 4 13,67 6 4 4,67 8 2 7,33 2 4 0,67 8 9 5,00 39 23 31,34 295,496 16 76 230 244 12450

77 11 EBRAR NUR ALAGÖZ 8A 18 1 17,67 4 5 2,33 7 3 6,00 0 4 -1,33 0 4 -1,33 9 10 5,67 38 27 29,01 295,442 19 77 231 245 12456

78 453 ZEYNEP TİRYAKİ 8A 13 7 10,67 3 4 1,67 8 2 7,33 1 1 0,67 6 4 4,67 5 4 3,67 36 22 28,68 294,317 20 78 235 249 12555

79 310 ÖMER KAMİL FİDAN 8D 16 2 15,33 7 3 6,00 7 3 6,00 3 4 1,67 3 7 0,67 6 12 2,00 42 31 31,67 293,521 15 79 238 252 12611

80 489 İLKNUR B YILDIRAN 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 2 13 -2,33 3 17 -2,67 50 35 38,34 288,976 21 80 247 261 13028

81 309 AHMET GÜNER 8D 12 2 11,33 3 1 2,67 6 3 5,00 6 1 5,67 2 8 -0,67 10 10 6,67 39 25 30,67 287,255 16 81 249 263 13165

82 12 MELİKE TOYDEMİR 8B 15 5 13,33 0 3 -1,00 7 3 6,00 2 1 1,67 3 1 2,67 3 4 1,67 30 17 24,34 282,132 14 82 265 279 13604

83 381 EREN CENGİZ 8D 14 3 13,00 3 4 1,67 6 4 4,67 5 1 4,67 28 12 24,01 278,717 17 83 273 288 13940

84 110 ELİF NUR ERDEN 8B 12 7 9,67 4 6 2,00 6 4 4,67 0 3 -1,00 6 2 5,33 5 13 0,67 33 35 21,34 276,179 15 84 281 296 14188

85 556 HALİE ÖZKAYA 8B 12 7 9,67 1 3 0,00 8 2 7,33 9 6 7,00 30 18 24,00 275,879 16 85 282 297 14214

86 105 ENES KARADAĞ 8D 14 3 13,00 1 1 0,67 9 1 8,67 2 4 0,67 2 3 1,00 28 12 24,01 273,307 18 86 290 305 14460

87 5 EYLÜL KARABOYA 8B 10 4 8,67 8 1 7,67 2 1 1,67 3 6 1,00 23 12 19,01 258,478 17 87 324 342 15703

88 14 MÜNEVVER SU KOÇ 8B 10 8 7,33 4 6 2,00 4 6 2,00 0 1 -0,33 3 1 2,67 5 12 1,00 26 34 14,67 251,750 18 88 337 357 16264

89 666 ZİŞAN ŞANLI 8B 12 8 9,33 6 3 5,00 5 5 3,33 4 4 2,67 1 7 -1,33 5 13 0,67 33 40 19,67 250,634 19 89 340 360 16332

90 481 NİSA YİĞIT 8A 13 4 11,67 5 1 4,67 6 3 5,00 1 2 0,33 1 7 -1,33 1 8 -1,67 27 25 18,67 249,736 22 90 342 362 16390

91 521 NİSANUR GÜVENÇ 8B 13 3 12,00 3 6 1,00 5 5 3,33 0 6 -2,00 5 12 1,00 26 32 15,33 247,986 20 91 347 367 16523

92 506 FATMA SATICI 8A 12 5 10,33 2 8 -0,67 8 1 7,67 1 1 0,67 0 3 -1,00 4 16 -1,33 27 34 15,67 243,058 23 92 357 378 16883

93 641 EMRE MUTLU 8C 5 9 2,00 5 5 3,33 5 4 3,67 1 0 1,00 6 8 3,33 22 26 13,33 236,959 17 93 363 385 17262

94 554 EMİNE AYDIN 8B 12 7 9,67 2 4 0,67 6 4 4,67 0 1 -0,33 1 1 0,67 2 18 -4,00 23 35 11,35 234,584 21 94 368 391 17392
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Genel Ortalama 14 5 12,26 6 3 4,72 7 3 6,18 6 2 5,74 8 4 7,05 10 7 7,87 52 24 43,82 333,870

Okul Ortalaması 15 4 13,73 6 3 4,83 7 2 6,43 6 2 5,86 9 3 8,38 12 6 9,71 55 20 48,94 354,600

KATILIMLAR

95 638 M EFE KOÇAK 8C 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 3 3,00 2 4 0,67 2 5 0,33 6 9 3,00 21 34 9,66 230,591 18 95 374 397 17603

96 505 EBRAR SU AKSOY 8B 10 5 8,33 0 3 -1,00 1 1 0,67 2 0 2,00 2 11 -1,67 15 20 8,33 228,746 22 96 377 401 17694

97 0 AHMET KAAN SÜNBÜL 8E 8 12 4,00 4 6 2,00 6 4 4,67 1 0 1,00 19 22 11,67 228,347 16 97 378 402 17714

98 635 ENES KARAGÖZ 8C 7 9 4,00 2 8 -0,67 4 5 2,33 1 0 1,00 5 12 1,00 19 34 7,66 226,938 19 98 379 403 17794

99 637 UTKU ADAK 8C 8 11 4,33 10 0 10,00 7 3 6,00 0 9 -3,00 4 16 -1,33 29 39 16,00 224,555 20 99 383 407 17931

100 82 TAHA HOŞGÖR 8C 8 8 5,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 3 1,00 14 27 5,00 222,132 21 100 388 413 18046

101 518 ZEYNEP EDA YILDIRI 8B 8 12 4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 4 0,67 3 17 -2,67 21 55 2,67 210,528 23 101 400 425 18592

102 661 AİMAN ARİ 8C 5 15 0,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 18 52 0,67 203,545 22 102 408 434 18872

103 512 ZÜMRA ÇAKMAK 8B 3 17 -2,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 1 5 -0,67 7 13 2,67 18 58 -1,33 195,105 24 103 415 444 19204

104 969 E M   R* M * GD *   * 8B 3 16 -2,33 0 5 -1,67 1 5 -0,67 2 7 -0,33 0 8 -2,67 6 41 -7,67 175,396 25 104 420 450 19647

105 260 ADEM ÇÖL 8D 0 0 0,00
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