
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 5. SINIF NİRVANA TÜRKİYE GENELİ 6.DENEME 2022-2023132 282 282 6180

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 5,19 6 4 4,87 6 3 5,39 5 4 3,99 6 7 3,40 7 7 4,31 38 31 27,15 295,970

Okul Ortalaması 10 4 8,87 8 2 7,04 8 2 7,31 7 2 6,25 8 5 6,33 9 5 7,51 50 20 43,31 360,950

KATILIMLAR

1 571 ECRİN EKER 5A 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 14 1 13,67 15 0 15,00 72 3 71,01 482,183 1 1 1 1 5

2 572 AZRANUR AYDEMİR 5A 14 1 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 1 13,67 14 0 14,00 71 3 70,01 477,628 2 2 2 2 9

3 578 NEVA KARACA 5A 14 1 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 13 1 12,67 14 1 13,67 70 4 68,68 469,841 3 3 3 3 26

4 611 MUSTAFA ÖLÇER 5D 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 13 2 12,33 14 1 13,67 69 6 67,01 465,069 1 4 4 4 39

5 583 AZRA KILCI 5A 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 2 11,33 14 1 13,67 70 4 68,67 464,344 4 5 5 5 42

6 614 MERT TAHA UYANIK 5D 13 2 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 14 1 13,67 14 1 13,67 67 8 64,33 461,552 2 6 6 6 54

7 576 BBRAR ÇAPIN 5A 14 1 13,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 12 3 11,00 15 0 15,00 68 7 65,67 459,849 5 7 7 7 60

8 623 AHMET AKIN 5D 13 2 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 13 2 12,33 14 0 14,00 68 6 65,99 459,677 3 8 8 8 63

9 608 M ALİYA ÜNGÖR 5D 15 0 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 3 11,00 12 3 11,00 69 6 67,00 456,352 4 9 10 10 80

10 573 ZEYNE  ELA GÖRGÜLÜ5A 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 12 3 11,00 15 0 15,00 68 7 65,67 456,200 6 10 11 11 82

11 585 GÜL SENA YILMAZ 5A 14 0 14,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 4 9,67 14 0 14,00 68 5 66,34 454,378 7 11 12 12 94

12 581 FEYZA KARACAÖREN 5A 13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 3 9,00 15 0 15,00 68 5 66,33 449,488 8 12 13 13 121

13 575 ELİF ZÜMRA YURDAKUL5A 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 4 9,67 13 1 12,67 68 6 66,01 449,283 9 13 14 14 123

14 643 EDİZ ÖZDOĞAN 5D 13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 11 3 10,00 14 1 13,67 67 7 64,67 446,897 5 14 15 15 138

15 618 ÖMER TUNA BOYRAZ 5D 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 12 3 11,00 14 1 13,67 65 10 61,67 444,821 6 15 16 16 155

16 580 EYLÜL ÖZKADER 5A 13 2 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 11 3 10,00 13 2 12,33 66 8 63,33 440,276 10 16 19 19 193

17 616 YILDIRAN 5D 15 0 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 11 4 9,67 12 3 11,00 65 10 61,68 439,753 7 17 20 20 198

18 716 MUHAMMET ŞAHİN 5E 15 0 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 11 4 9,67 11 4 9,67 66 9 63,01 439,239 1 18 21 21 204

19 600 MUSTAFA YAKAR 5D 12 1 11,67 10 0 10,00 8 1 7,67 10 0 10,00 11 2 10,33 13 1 12,67 64 5 62,34 438,654 8 19 22 22 207

20 645 AHMET EYME N ÖZTÜRK5D 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 3 10,00 12 2 11,33 65 8 62,33 435,721 9 20 24 24 234

21 604 EMİR ASAF CANDEMİR 5D 13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 3 10,00 11 4 9,67 65 9 62,00 430,709 10 21 25 25 267

22 741 ONUR OKTAY 5E 13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 5 8,33 13 2 12,33 65 10 61,66 430,273 2 22 26 26 273

23 577 AZRA NAZLI TORUN 5A 13 2 12,33 8 1 7,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 5 8,33 13 2 12,33 64 10 60,66 427,702 11 23 27 27 296

24 777 ESMA BOZDOĞAN 5B 12 3 11,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 3 9,00 13 1 12,67 63 9 60,00 426,363 1 24 28 28 300

25 707 YUSUF ENES CEVİZCİ 5E 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 12 3 11,00 11 4 9,67 62 13 57,67 425,699 3 25 30 30 310

26 586 MERYEM KARAK Ş 5A 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 5 6,33 13 1 12,67 64 8 61,34 425,601 12 26 31 31 311

27 711 AHMET ÖZÇELİK 5E 13 1 12,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 11 3 10,00 12 3 11,00 61 12 57,01 424,703 4 27 32 32 325

28 591 MENEKŞE B AKSİ 5A 13 1 12,67 10 0 10,00 10 0 10,00 7 2 6,33 11 2 10,33 10 4 8,67 61 9 58,00 422,691 13 28 33 33 356

29 582 ZEYNEP ELDOĞAN 5A 13 2 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 11 1 10,67 9 3 8,00 60 9 57,00 418,612 14 29 34 34 393

30 574 ERVANUR ATAK 5A 13 1 12,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 5 7,33 12 2 11,33 62 10 58,67 418,073 15 30 35 35 398

31 768 SELİN SABUR 5C 12 3 11,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 3 11,00 9 6 7,00 63 12 59,00 417,848 1 31 36 36 400

32 431 FATIMATÜZZ EHRA TOZ5C 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 11 4 9,67 11 4 9,67 61 14 56,33 417,163 2 32 37 37 413

33 729 KADİR HADIK 5F 14 1 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 0 9,00 11 4 9,67 9 5 7,33 61 12 57,00 416,488 1 33 38 38 420

34 735 GAZİ EFE ÜNSAL 5F 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 6 6,00 12 3 11,00 63 11 59,34 415,713 2 34 39 39 428

35 626 ENES ÇATAL 5D 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 3 9,00 9 5 7,33 61 11 57,34 414,632 11 35 41 41 441

36 710 HASAN SEYHAN 5E 13 2 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 4 8,67 10 5 8,33 62 12 58,00 413,225 5 36 42 42 459

37 607 MUSTRAHİM GÜHER 5D 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 6 7,00 12 3 11,00 62 13 57,67 412,923 12 37 43 43 467

38 756 YİĞİTCELAL AVCI 5F 12 3 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 3 9,00 11 4 9,67 61 12 57,01 412,403 3 38 44 44 475

39 703 YUSUF EMİR AKBAY 5D 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 11 4 9,67 12 3 11,00 59 16 53,66 411,701 13 39 45 45 484

40 624 SEFA TEKKELİ 5D 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 5 6,33 11 4 9,67 62 11 58,34 411,537 14 40 46 46 486

41 642 SEFA AKDEMİR 5D 11 4 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 11 4 9,67 12 3 11,00 60 15 55,01 410,616 15 41 47 47 500

42 634 HASAN BORUCU 5D 12 3 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 5 7,33 12 2 11,33 61 12 57,00 409,976 16 42 48 48 511

43 774 ELİF AYDEMİR 5C 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 4 8,67 9 6 7,00 61 13 56,67 407,108 3 43 49 49 537

44 0 EMİN CANBOLAT 5E 13 2 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 7 2 6,33 9 6 7,00 12 3 11,00 59 15 53,99 405,634 6 44 50 50 554

45 587 ELİF İREM CANSIZ 5A 12 2 11,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 4 7,67 10 3 9,00 60 10 56,67 405,322 16 45 51 51 557

46 644 BERAT EMİR ÇINAR 5D 11 4 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 11 3 10,00 11 3 10,00 58 15 53,01 405,201 17 46 52 52 558

47 612 HUZEYFE GÜLEÇ 5D 12 3 11,00 9 1 8,67 9 0 9,00 9 0 9,00 9 4 7,67 11 4 9,67 59 12 55,01 402,644 18 47 54 54 581
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48 625 KAYRA *TÜR K 5D 14 1 13,67 9 1 8,67 9 0 9,00 9 1 8,67 7 6 5,00 11 2 10,33 59 11 55,34 401,699 19 48 55 55 596

49 646 ADİL ARAZ ÇETİN 5D 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 3 9,00 11 3 10,00 58 14 53,33 401,408 20 49 56 56 599

50 588 ZÜMRA GÖKÇE 5A 12 3 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 6 6,00 14 1 13,67 58 16 52,67 401,011 17 50 57 57 606

51 622 İBRAHİM KUMAŞ 5D 10 5 8,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 14 1 13,67 9 5 7,33 55 19 48,67 400,979 21 51 58 58 608

52 785 ELİF ÖZARSLA N 5B 11 3 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 8 1 7,67 12 2 11,33 9 4 7,67 55 15 50,01 399,483 2 52 59 59 636

53 722 EMİR AKKUŞ 5E 12 3 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 4 7,67 9 3 8,00 58 12 54,01 396,291 7 53 60 60 678

54 628 KEREM COŞAR 5D 10 4 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 11 3 10,00 9 6 7,00 57 16 51,67 391,935 22 54 61 61 733

55 590 KÜBRA ÖZ EMİZ 5A 11 3 10,00 8 1 7,67 7 3 6,00 7 3 6,00 10 3 9,00 10 3 9,00 53 16 47,67 388,606 18 55 63 63 784

56 717 YİĞİT AVCI 5E 12 3 11,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 3 5,00 8 7 5,67 12 3 11,00 56 18 50,00 387,921 8 56 64 64 799

57 809 SÜLEYMAN ÖZBEK 5F 10 4 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 2 5,33 9 3 8,00 12 2 11,33 53 15 48,00 387,656 4 57 65 65 804

58 791 RESUL TOPAL 5F 12 2 11,33 10 0 10,00 7 1 6,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 4 7,67 53 12 49,00 385,103 5 58 66 66 848

59 615 HASAN CAN İPEK 5D 13 1 12,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 6 5,00 10 5 8,33 56 16 50,67 383,883 23 59 67 67 865

60 584 EDA ŞİMŞEK 5A 12 3 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 5 8 2,33 13 2 12,33 58 15 53,00 383,411 19 60 68 68 875

61 702 ALİ EYMEN EMİR 5D 9 6 7,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 5 8,33 11 4 9,67 56 19 49,67 383,136 24 61 70 70 880

62 709 AHMET EMİN ÖZER 5D 11 4 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 4 6,67 10 3 9,00 55 15 50,01 382,568 25 62 72 72 888

63 593 AYŞE SALEN YÜCEL 5A 11 4 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 5 7,33 10 4 8,67 55 18 49,00 382,457 20 63 73 73 891

64 719 EYMEN EFE 5E 11 4 9,67 9 1 8,67 8 1 7,67 8 2 7,33 8 5 6,33 11 4 9,67 55 17 49,34 381,755 9 64 74 74 907

65 713 AHMET SAİD TOPUZ 5F 12 3 11,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 3 8,00 6 5 4,33 55 13 50,66 381,547 6 65 75 75 911

66 300 ZÜLKARNEYN ÖLÇER 5F 9 5 7,33 10 0 10,00 9 0 9,00 1 1 0,67 10 3 9,00 10 2 9,33 49 11 45,33 378,184 7 66 77 77 971

67 778 ELİF NUR ÇALIŞKAN 5B 9 5 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 3 9,00 8 4 6,67 53 16 47,66 374,734 3 67 79 79 1053

68 731 EMİR BERKE BIYIK 5E 12 3 11,00 9 1 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 10 5 8,33 8 7 5,67 52 23 44,34 373,168 10 68 80 80 1084

69 594 RAHA F SHEHEİDİ 5A 13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 5 6,33 5 9 2,00 56 16 50,66 371,947 21 69 81 81 1115

70 787 ELİF ERVA ÖZKAN 5C 9 5 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 6 4,00 12 2 11,33 55 15 50,00 370,753 4 70 82 82 1130

71 715 MUHAMMED SİVASLI 5F 12 3 11,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 6 6 4,00 9 6 7,00 55 17 49,33 369,152 8 71 83 83 1159

72 745 SELİM KÜLCÜ 5E 10 2 9,33 6 3 5,00 4 0 4,00 9 1 8,67 10 4 8,67 7 1 6,67 46 11 42,34 367,358 11 72 84 84 1187

73 738 UMUT DİLER 5E 12 1 11,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 3 5,00 8 7 5,67 8 7 5,67 51 21 44,01 363,542 12 73 86 86 1257

74 639 ÖMER KAĞAN AKDEMİR5D 11 4 9,67 10 0 10,00 7 1 6,67 7 3 6,00 7 4 5,67 9 6 7,00 51 18 45,01 363,374 26 74 87 87 1262

75 712 ELYESA TÜRKOĞLU 5E 11 3 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 9 4 7,67 50 17 44,34 359,779 13 75 89 89 1325

76 733 HÜSEYİN ME RT İPEK 5F 10 4 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 6 4,00 10 4 8,67 52 18 46,01 358,966 9 76 90 90 1340

77 743 TOPRAK AYVAZ 5F 6 8 3,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 11 1 10,67 7 6 5,00 50 18 44,00 358,554 10 77 91 91 1349

78 742 ÖMER GÖKDERE 5F 8 5 6,33 10 0 10,00 8 1 7,67 8 0 8,00 7 4 5,67 9 3 8,00 50 13 45,67 357,549 11 78 92 92 1366

79 736 UTKU CAN 5F 10 4 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 6 5,00 9 6 7,00 49 23 41,33 349,447 12 79 96 96 1547

80 739 MUHAMMED BAYINDIR5F 10 4 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 6 2 5,33 7 5 5,33 7 6 5,00 47 19 40,66 345,003 13 80 99 99 1659

81 776 ŞEVVAL KESKİN 5C 8 4 6,67 7 3 6,00 8 0 8,00 8 1 7,67 6 7 3,67 10 4 8,67 47 19 40,68 341,128 5 81 103 103 1738

82 446 EYMEN BATAR 5F 5 10 1,67 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 11 2 10,33 8 7 5,67 46 27 37,01 338,653 14 82 104 104 1790

83 816 ZEYNEP YILMAZ 5B 11 4 9,67 6 3 5,00 7 2 6,33 8 2 7,33 7 4 5,67 6 8 3,33 45 23 37,33 337,043 4 83 105 105 1824

84 718 AHMETKAĞAN DENİZ 5E 9 6 7,00 8 1 7,67 5 5 3,33 8 1 7,67 7 5 5,33 8 5 6,33 45 23 37,33 336,072 14 84 106 106 1854

85 810 YAĞMUR ÖZTÜRK 5C 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 8 7 5,67 8 7 5,67 46 29 36,34 333,513 6 85 109 109 1913

86 727 ÇAĞRI ŞAHİN 5F 11 4 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 3 5,00 5 8 2,33 8 6 6,00 46 25 37,67 331,681 15 86 110 110 1965

87 819 YAĞMUR BOLAT 5C 9 5 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 7 6 5,00 10 5 8,33 42 30 31,99 330,795 7 87 112 112 1986

88 794 Ç  ÇAĞRI SI ÇA 5E 10 4 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 2 4,33 5 5 3,33 8 7 5,67 44 22 36,66 329,989 15 88 114 114 2010

89 814 ZEHRA GÜMÜŞ 5B 7 8 4,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 6 6,00 7 8 4,33 47 27 37,99 327,508 5 89 115 115 2067

90 751 EMİRHAN İÇAĞ*I 5E 10 5 8,33 7 2 6,33 7 2 6,33 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 43 20 36,32 327,170 16 90 116 116 2078

91 773 ELİF ECRİN TÜZÜN 5C 8 5 6,33 9 0 9,00 7 0 7,00 9 1 8,67 5 8 2,33 7 4 5,67 45 18 39,00 323,544 8 91 118 118 2157

92 746 MEHMET MUHSİN 5E 9 6 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 4 5 2,33 8 7 5,67 7 8 4,33 43 31 32,66 323,384 17 92 119 119 2163

93 798 ZEHRA TÜZÜN 5C 9 4 7,67 6 1 5,67 7 1 6,67 1 4 -0,33 6 3 5,00 7 4 5,67 36 17 30,35 321,381 9 93 122 122 2195

94 771 ELİF BEYZA GÜL 5A 8 7 5,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 6 6 4,00 5 7 2,67 46 23 38,34 319,092 22 94 123 123 2252

                                                2 / 4



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 5. SINIF NİRVANA TÜRKİYE GENELİ 6.DENEME 2022-2023132 282 282 6180

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 5,19 6 4 4,87 6 3 5,39 5 4 3,99 6 7 3,40 7 7 4,31 38 31 27,15 295,970

Okul Ortalaması 10 4 8,87 8 2 7,04 8 2 7,31 7 2 6,25 8 5 6,33 9 5 7,51 50 20 43,31 360,950

KATILIMLAR

95 714 MEHMETEMİN YAĞLI 5F 6 2 5,33 4 5 2,33 7 1 6,67 8 2 7,33 6 7 3,67 9 4 7,67 40 21 33,00 318,343 16 95 124 124 2269

96 747 HAMZA YILDIZ 5E 11 4 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 9 3,00 5 9 2,00 44 30 34,00 315,696 18 96 126 126 2345

97 772 ERLEM DİKİCİ 5B 8 6 6,00 7 3 6,00 6 2 5,33 5 1 4,67 6 6 4,00 7 6 5,00 39 24 31,00 311,349 6 97 129 129 2456

98 784 ZEYNEP ALTUNDEPE 5C 7 7 4,67 6 3 5,00 10 0 10,00 8 1 7,67 5 8 2,33 7 6 5,00 43 25 34,67 307,765 10 98 134 134 2546

99 788 EBRAR KOYUNCU 5B 12 3 11,00 7 3 6,00 7 2 6,33 1 9 -2,00 6 8 3,33 5 9 2,00 38 34 26,66 307,107 7 99 135 135 2555

100 813 BENAN ŞENER 5B 8 3 7,00 8 2 7,33 8 1 7,67 1 2 0,33 1 3 0,00 9 2 8,33 35 13 30,66 306,522 8 100 136 136 2572

101 769 DİLAVER BARD KCI 5F 7 7 4,67 6 3 5,00 8 1 7,67 3 3 2,00 6 6 4,00 7 6 5,00 37 26 28,34 302,339 17 101 144 144 2683

102 817 AMİNE EFSA ERBOYACI5C 10 4 8,67 7 2 6,33 9 1 8,67 4 5 2,33 4 7 1,67 5 8 2,33 39 27 30,00 300,743 11 102 147 147 2716

103 723 EMİR BİLAL ÖLÇER 5F 11 4 9,67 6 4 4,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 5 9 2,00 6 8 3,33 38 35 26,33 300,205 18 103 148 148 2732

104 757 HAMZA KARATAŞ 5E 10 4 8,67 3 7 0,67 4 2 3,33 0 2 -0,67 6 8 3,33 8 6 6,00 31 29 21,33 298,859 19 104 150 150 2762

105 730 RAMAZAN CİHAN 5E 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 6 8 3,33 5 9 2,00 37 36 25,00 291,545 20 105 155 155 2962

106 753 ARDA İSLAM 5F 8 5 6,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 5 9 2,00 6 8 3,33 38 33 27,00 291,333 19 106 156 156 2972

107 752 YUSUF KURT 5E 10 5 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 2 5 0,33 4 8 1,33 5 6 3,00 35 30 24,99 290,099 21 107 157 157 3006

108 787 ELİF NAZ BODUR 5C 9 5 7,33 4 6 2,00 7 2 6,33 3 7 0,67 6 7 3,67 5 9 2,00 34 36 22,00 287,400 12 108 160 160 3083

109 0 ENİSBERKAY ÇÖL 5E 9 2 8,33 2 5 0,33 2 4 0,67 3 2 2,33 3 5 1,33 7 2 6,33 26 20 19,32 285,761 22 109 164 164 3133

110 795 AHSEN NİSA ÖZTÜRK 5B 5 7 2,67 6 3 5,00 7 3 6,00 4 4 2,67 6 9 3,00 7 5 5,33 35 31 24,67 285,582 9 110 165 165 3142

111 748 ENES KOÇYİĞİT 5E 7 7 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 1 6 -1,00 6 9 3,00 7 8 4,33 34 37 21,67 282,985 23 111 169 169 3206

112 797 ZEYNEP ÇIKIK 5B 4 9 1,00 9 1 8,67 8 1 7,67 1 1 0,67 6 5 4,33 5 7 2,67 33 24 25,01 280,875 10 112 171 171 3269

113 780 RABİA ESMA BARANDAK5B 8 4 6,67 7 1 6,67 6 2 5,33 4 1 3,67 4 7 1,67 3 8 0,33 32 23 24,34 277,786 11 113 174 174 3369

114 775 ALPEREN KARADAĞ 5E 7 3 6,00 4 4 2,67 9 1 8,67 0 1 -0,33 6 4 4,67 26 13 21,68 274,942 24 114 177 177 3448

115 812 İLAYDA GÜLDAŞI 5B 3 12 -1,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 7 4,67 9 6 7,00 31 43 16,67 269,640 12 115 182 182 3607

116 728 KAAN DEMİR KAN 5E 8 7 5,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 5 4 3,67 4 10 0,67 6 8 3,33 32 40 18,67 265,948 25 116 189 189 3718

117 801 ŞÜKEYNA KARTALOĞLU5C 6 7 3,67 7 2 6,33 7 3 6,00 3 5 1,33 3 9 0,00 6 7 3,67 32 33 21,00 264,405 13 117 190 190 3764

118 793 ZEYNEP TORUN 5C 5 10 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 8 3,33 7 7 4,67 30 43 15,67 263,541 14 118 193 193 3787

119 744 ALİ EFE ATALAY 5F 4 11 0,33 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 5 10 1,67 8 7 5,67 33 42 19,00 262,136 20 119 194 194 3830

120 792 SÜMEYYE KARAKAŞ 5C 4 10 0,67 6 3 5,00 7 3 6,00 3 7 0,67 4 8 1,33 7 7 4,67 31 38 18,34 258,361 15 120 196 196 3922

121 789 ECRİN ÖZTÜRK 5B 6 9 3,00 2 6 0,00 7 2 6,33 7 2 6,33 5 8 2,33 3 8 0,33 30 35 18,32 256,385 13 121 202 202 3984

122 807 BÜŞRA NUR ACI 5C 5 10 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 6 8 3,33 7 8 4,33 28 46 12,67 256,243 16 122 203 203 3990

123 800 MELİSA ÖZTEN 5B 5 10 1,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 3 4,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 30 43 15,67 252,411 14 123 207 207 4097

124 796 SUDE KAYAR 5B 5 10 1,67 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 4 11 0,33 6 9 3,00 30 45 15,00 245,223 15 124 215 215 4304

125 737 EMİR YERLİKAYA 5F 5 7 2,67 7 3 6,00 5 4 3,67 4 5 2,33 4 8 1,33 3 12 -1,00 28 39 15,00 242,175 21 125 219 219 4408

126 755 ENES ARICI 5F 4 6 2,00 2 5 0,33 6 1 5,67 3 5 1,33 5 6 3,00 2 8 -0,67 22 31 11,66 240,626 22 126 224 224 4467

127 749 ABDULLAH ÖZTEMİZ 5E 4 9 1,00 3 7 0,67 5 4 3,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 6 8 3,33 23 48 7,00 222,230 26 127 241 241 5074

128 790 SELİN GARİP 5C 5 10 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 12 -2,00 6 8 3,33 24 49 7,66 221,532 17 128 243 243 5091

129 805 Z BUSE KUYUMCU 5C 7 8 4,33 0 9 -3,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 10 -1,33 2 11 -1,67 17 52 -0,34 201,840 18 129 260 260 5667

130 802 KARAVANA KIVAD 5B 5 10 1,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 19 56 0,34 200,581 16 130 262 262 5697

131 8060 MER ENEŞE ARAÇ 5C 5 9 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 2 11 -1,67 19 53 1,33 200,226 19 131 263 263 5706

132 740 YUSUF EMİR MALKOÇ 5E 2 13 -2,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 2 10 -1,33 14 58 -5,33 169,424 27 132 282 282 6133
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 5. SINIF NİRVANA TÜRKİYE GENELİ 6.DENEME 2022-2023132 282 282 6180

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 5,19 6 4 4,87 6 3 5,39 5 4 3,99 6 7 3,40 7 7 4,31 38 31 27,15 295,970

Okul Ortalaması 10 4 8,87 8 2 7,04 8 2 7,31 7 2 6,25 8 5 6,33 9 5 7,51 50 20 43,31 360,950

KATILIMLAR
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