
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 6. SINIF  2.DENEME 76 161 161 645

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKDİN KÜLTÜRÜFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERİNGİLİZCE

Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Sosyal Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 9 8,03 9 10 5,74 6 4 5,18 11 8 8,51 5 5 3,40 6 4 4,31 48 39 35,17 249,310

Okul Ortalaması 11 8 8,51 8 11 4,34 7 3 6,01 12 7 9,75 5 4 3,73 7 3 6,22 51 37 38,56 255,860

KATILIMLAR

1 327 ŞEVVAL KARA 6D 20 0 20,00 18 2 17,33 8 2 7,33 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 78 12 73,99 428,213 1 1 4 4 15

2 214 FEYZA ÖZGE ÇAM 6D 16 4 14,67 16 4 14,67 8 2 7,33 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 76 14 71,33 413,947 2 2 8 8 30

3 146 ŞAMİL ÖZYILMAZ 6B 16 4 14,67 16 3 15,00 9 1 8,67 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 74 15 69,01 400,610 1 3 12 12 43

4 400 ELİFRANA VARAN 6D 16 4 14,67 14 6 12,00 10 0 10,00 18 2 17,33 9 1 8,67 7 3 6,00 74 16 68,67 394,787 3 4 15 15 58

5 434 FEYZA ERDOĞAN 6C 13 6 11,00 13 4 11,67 9 1 8,67 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 71 15 66,01 373,067 1 5 21 21 85

6 450 MAHMUT DOKUYUCU 6B 16 1 15,67 14 0 14,00 8 1 7,67 11 4 9,67 7 3 6,00 9 1 8,67 65 10 61,68 366,860 2 6 23 23 92

7 610 SUDEM FINDIKCI 6C 14 6 12,00 11 9 8,00 9 1 8,67 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 70 20 63,34 358,533 2 7 24 24 103

8 81 NİSA BENZEŞ 6D 12 7 9,67 14 4 12,67 10 0 10,00 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 68 19 61,67 354,630 4 8 27 27 112

9 114 BİNNUR HIZ 6C 14 6 12,00 13 7 10,67 10 0 10,00 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 68 22 60,66 350,693 3 9 29 29 118

10 33 ALİ İHSAN GÜL 6A 13 7 10,67 10 5 8,33 8 2 7,33 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 64 21 57,00 329,370 1 10 34 34 144

11 144 AZRANUR AFAT 6C 16 4 14,67 11 9 8,00 8 2 7,33 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 64 26 55,34 327,373 4 11 36 36 150

12 267 MERT ŞAHİN 6A 15 5 13,33 9 11 5,33 9 1 8,67 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 64 26 55,33 325,013 2 12 37 37 154

13 23 ABDULLAH ÇAĞLAR 6B 17 3 16,00 7 12 3,00 9 1 8,67 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 66 23 58,33 323,543 3 13 39 39 161

14 88 ALPEREN ŞENTÜRK 6B 14 6 12,00 10 10 6,67 8 2 7,33 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 64 26 55,33 322,640 4 14 40 40 165

15 112 ZEYNEP RANA ARICI 6D 17 3 16,00 5 5 3,33 10 0 10,00 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 64 16 58,66 320,527 5 15 41 41 170

16 206 ESRA ÇAVUŞ 6C 14 6 12,00 8 5 6,33 9 1 8,67 14 5 12,33 8 1 7,67 9 1 8,67 62 19 55,67 317,700 5 16 42 42 174

17 209 ZEYNEP KÖROĞLU 6D 14 6 12,00 10 10 6,67 9 1 8,67 14 5 12,33 3 7 0,67 8 2 7,33 58 31 47,67 304,457 6 17 44 44 204

18 60 RANA KILIÇCI 6D 14 6 12,00 10 10 6,67 9 1 8,67 13 7 10,67 8 2 7,33 7 3 6,00 61 29 51,34 304,267 7 18 45 45 205

19 408 EBRAR KURTCU 6C 11 9 8,00 7 12 3,00 6 4 4,67 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 60 29 50,34 298,823 6 19 46 46 212

20 425 BURAK YÜCEL 6A 16 4 14,67 7 11 3,33 6 4 4,67 15 5 13,33 7 3 6,00 6 4 4,67 57 31 46,67 298,527 3 20 47 47 214

21 273 MERYEM NUR YILMAZ 6D 12 8 9,33 10 10 6,67 5 5 3,33 16 4 14,67 4 6 2,00 8 2 7,33 55 35 43,33 297,573 8 21 49 49 216

22 315 FURKAN YEŞİLYURT 6B 11 9 8,00 10 8 7,33 9 1 8,67 13 7 10,67 8 2 7,33 7 3 6,00 58 30 48,00 288,700 5 22 51 51 228

23 286 NİSANUR DÜNDAR 6D 14 6 12,00 8 12 4,00 9 1 8,67 12 8 9,33 8 2 7,33 10 0 10,00 61 29 51,33 287,733 9 23 52 52 231

24 265 MERCAN AKÖZ 6D 12 7 9,67 11 9 8,00 7 3 6,00 12 8 9,33 6 4 4,67 8 2 7,33 56 33 45,00 287,437 10 24 53 53 232

25 357 CERENGÜLENÇ 6D 10 9 7,00 11 7 8,67 9 1 8,67 12 7 9,67 8 2 7,33 4 5 2,33 54 31 43,67 279,077 11 25 56 56 249

26 287 NİSANUR TEKİN 6D 14 6 12,00 10 10 6,67 6 4 4,67 10 10 6,67 7 3 6,00 9 1 8,67 56 34 44,68 278,307 12 26 57 57 251

27 53 ABDULLAH AKSOY 6B 13 7 10,67 7 13 2,67 9 1 8,67 12 7 9,67 9 1 8,67 10 0 10,00 60 29 50,35 276,563 6 27 58 58 256

28 32 A FARUK YÖNDEMLİ 6A 9 11 5,33 10 10 6,67 6 4 4,67 16 4 14,67 6 4 4,67 5 5 3,33 52 38 39,34 276,160 4 28 59 59 258

29 290 ONUR EFE ÇAMLİ 6B 12 8 9,33 6 14 1,33 6 4 4,67 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 58 32 47,33 274,893 7 29 60 60 260

30 49 NİSANUR BAYATLI 6C 12 7 9,67 7 13 2,67 6 4 4,67 17 2 16,33 1 9 -2,00 5 4 3,67 48 39 35,01 269,483 7 30 63 63 266

31 261 İLAYDA BAŞAR 6D 12 8 9,33 10 10 6,67 5 5 3,33 12 8 9,33 2 8 -0,67 10 0 10,00 51 39 37,99 268,533 13 31 65 65 268

32 275 MUSTAFAEMİNDİLBER 6A 14 6 12,00 5 15 0,00 5 5 3,33 17 3 16,00 5 5 3,33 5 5 3,33 51 39 37,99 268,307 5 32 66 66 269

33 278 MÜNEVVER DÜZGÜN 6D 15 5 13,33 5 15 0,00 7 3 6,00 14 5 12,33 3 6 1,00 9 1 8,67 53 35 41,33 266,083 14 33 67 67 270

34 130 BERAT ÇAKMAK 6B 9 5 7,33 7 6 5,00 5 2 4,33 13 4 11,67 1 0 1,00 10 0 10,00 45 17 39,33 265,360 8 34 68 68 272

35 268 MERVE GÖNEY 6D 12 8 9,33 7 11 3,33 8 2 7,33 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 55 33 43,98 262,087 15 35 70 70 279

36 128 BENGİSU KARAÇAM 6C 16 4 14,67 4 7 1,67 7 3 6,00 11 9 8,00 4 6 2,00 9 1 8,67 51 30 41,01 261,210 8 36 71 71 280

37 269 MERVE KOYUNCU 6C 14 6 12,00 6 14 1,33 7 3 6,00 13 7 10,67 4 6 2,00 9 1 8,67 53 37 40,67 260,667 9 37 72 72 282

38 319 SÜMEYYE ŞENTÜRK 6D 11 9 8,00 11 9 8,00 6 4 4,67 11 9 8,00 4 6 2,00 6 4 4,67 49 41 35,34 258,893 16 38 73 73 286

39 221 FURKAN ÇALIŞKAN 6B 12 8 9,33 7 13 2,67 7 3 6,00 14 6 12,00 3 7 0,67 8 2 7,33 51 39 38,00 258,387 9 39 74 74 288

40 56 HAYRÜNNİSA ŞAHİN 6D 14 5 12,33 7 12 3,00 8 2 7,33 11 9 8,00 3 6 1,00 7 3 6,00 50 37 37,66 253,140 17 40 76 76 296

41 50 SUDENAZ BIYIK 6D 12 8 9,33 6 14 1,33 7 3 6,00 14 6 12,00 6 4 4,67 6 4 4,67 51 39 38,00 251,120 18 41 77 77 302

42 197 CEMALE YILMAZER 6D 12 8 9,33 8 12 4,00 8 2 7,33 11 9 8,00 5 5 3,33 7 3 6,00 51 39 37,99 248,960 19 42 78 78 307

43 337 YAKUP DEMİRER 6B 11 9 8,00 9 11 5,33 6 4 4,67 12 8 9,33 4 6 2,00 6 4 4,67 48 42 34,00 248,800 10 43 79 79 308

44 6 ABDULKADİR DEMİRER6B 10 10 6,67 10 10 6,67 9 1 8,67 11 9 8,00 4 6 2,00 5 5 3,33 49 41 35,34 247,413 11 44 80 80 311

45 226 HAZAL ÜNAL 6D 11 7 8,67 6 9 3,00 4 4 2,67 11 5 9,33 3 5 1,33 9 1 8,67 44 31 33,67 240,670 20 45 83 83 324

46 227 HÜMEYSA BÖYÜKTAŞ 6D 14 6 12,00 4 16 -1,33 8 2 7,33 12 8 9,33 5 5 3,33 9 1 8,67 52 38 39,33 240,280 21 46 84 84 325

47 385 ŞEYMA KILIÇ 6D 11 8 8,33 7 10 3,67 8 2 7,33 8 9 5,00 4 6 2,00 9 1 8,67 47 36 35,00 228,223 22 47 85 85 340
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48 208 FATMA ÖZER 6D 8 7 5,67 6 7 3,67 4 4 2,67 11 4 9,67 3 5 1,33 7 3 6,00 39 30 29,01 226,283 23 48 87 87 346

49 305 RAİFE NAZ HEMDOĞRU6D 11 9 8,00 6 14 1,33 6 4 4,67 11 9 8,00 7 3 6,00 7 3 6,00 48 42 34,00 225,000 24 49 88 88 350

50 396 ARDA UZLAŞAN 6A 10 10 6,67 5 15 0,00 5 5 3,33 16 4 14,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 42 48 26,00 223,293 6 50 91 91 353

51 37 BURAK SAFA BOZTEPE6A 7 9 4,00 6 11 2,33 8 1 7,67 14 6 12,00 3 7 0,67 4 6 2,00 42 40 28,67 221,050 7 51 93 93 360

52 155 ELVAN AKMAN 6B 6 14 1,33 9 11 5,33 5 5 3,33 13 7 10,67 3 7 0,67 6 4 4,67 42 48 26,00 218,347 12 52 95 95 369

53 195 BÜŞRA UZUN 6D 14 6 12,00 6 13 1,67 7 3 6,00 7 13 2,67 4 3 3,00 7 2 6,33 45 40 31,67 214,813 25 53 96 96 373

54 571 AYŞENUR  SEVER 6D 9 9 6,00 3 12 -1,00 9 1 8,67 12 8 9,33 4 6 2,00 9 1 8,67 46 37 33,67 212,403 26 54 99 99 383

55 196 CEMRE SIRÇA 6D 9 11 5,33 10 10 6,67 5 5 3,33 9 11 5,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 40 50 23,32 211,933 27 55 100 100 385

56 342 YUSUF AZMİ BİÇER 6B 8 12 4,00 7 13 2,67 8 2 7,33 10 10 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 47 43 32,67 211,320 13 56 101 101 391

57 213 FATMANUR KEPÇE 6C 10 10 6,67 3 15 -2,00 8 2 7,33 12 8 9,33 5 4 3,67 7 3 6,00 45 42 31,00 204,193 10 57 104 104 412

58 168 BURAK UNAL 6B 12 7 9,67 3 17 -2,67 8 2 7,33 10 10 6,67 4 6 2,00 9 1 8,67 46 43 31,67 202,490 14 58 105 105 416

59 64 SEFA GAYRETLİ 6A 5 15 0,00 5 15 0,00 7 3 6,00 15 5 13,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 42 48 25,99 199,320 8 59 108 108 421

60 67 SERKAN  İMAM 6B 7 13 2,67 4 14 -0,67 7 3 6,00 14 6 12,00 5 5 3,33 3 7 0,67 40 48 24,00 193,753 15 60 113 113 437

61 203 EMRE ÖNER 6B 8 12 4,00 8 12 4,00 6 4 4,67 9 11 5,33 4 6 2,00 4 6 2,00 39 51 22,00 191,933 16 61 114 114 443

62 316 SÜMEYYE ÇATAL 6D 11 9 8,00 6 11 2,33 6 4 4,67 6 13 1,67 5 5 3,33 6 4 4,67 40 46 24,67 188,420 28 62 115 115 450

63 222 HARUNMUSA KARA 6A 7 13 2,67 5 15 0,00 5 4 3,67 12 8 9,33 6 4 4,67 5 5 3,33 40 49 23,67 187,300 9 63 116 116 455

64 219 FUAT AKTAŞ 6B 7 13 2,67 9 11 5,33 6 4 4,67 9 11 5,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 36 54 18,00 186,867 17 64 117 117 457

65 276 MUSTAFA GÜLER 6B 6 14 1,33 6 12 2,00 6 4 4,67 11 9 8,00 3 7 0,67 6 4 4,67 38 50 21,34 183,687 18 65 120 120 462

66 306 EFE UZUN 6B 8 11 4,33 7 13 2,67 4 6 2,00 9 11 5,33 4 6 2,00 5 5 3,33 37 52 19,66 183,117 19 66 121 121 465

67 308 SENA ŞAHBAZ 6C 9 11 5,33 9 11 5,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 1 9 -2,00 7 3 6,00 34 56 15,32 177,187 11 67 124 124 477

68 430 FATİH HİKMET DÖNEK 6A 5 14 0,33 8 12 4,00 8 2 7,33 8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 38 51 20,99 173,530 10 68 125 125 483

69 36 ATIF AKDANALI 6A 5 11 1,33 2 10 -1,33 4 6 2,00 12 7 9,67 6 3 5,00 3 6 1,00 32 43 17,67 166,527 11 69 127 127 496

70 491 HAMZA BAŞAR 6A 9 11 5,33 7 13 2,67 5 5 3,33 6 14 1,33 3 7 0,67 5 4 3,67 35 54 17,00 166,243 12 70 128 128 497

71 264 EMİN SEVİNÇ B JK 6B 7 13 2,67 3 17 -2,67 7 3 6,00 11 9 8,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 38 52 20,66 165,133 20 71 130 130 501

72 201 ELAŞAHBAZ 6D 7 13 2,67 7 13 2,67 6 4 4,67 5 15 0,00 6 4 4,67 8 2 7,33 39 51 22,01 162,733 29 72 132 132 507

73 87 ALİ EMRE DÜŞGÜN 6B 8 12 4,00 5 15 0,00 8 2 7,33 8 12 4,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 34 56 15,33 155,427 21 73 137 137 525

74 198 SÜMEYYE ÖZEL 6C 7 13 2,67 6 14 1,33 3 7 0,67 6 14 1,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 26 63 5,00 128,587 12 74 148 148 573

75 115 BARIŞ ŞENTÜRK 6B 4 16 -1,33 3 17 -2,67 6 4 4,67 7 13 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 28 62 7,34 106,867 22 75 154 154 609

76 515 FEYZAÇETE 6C 5 15 0,00 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 22 68 -0,67 99,853 13 76 156 156 622
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