
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 8. SINIF  2.DENEME 96 175 175 385

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇET.C.İNK TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜKDİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİKFEN BİLİMLERİ

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,62 6 4 4,50 7 3 6,31 7 3 5,56 7 8 4,68 14 6 11,64 53 29 43,31 278,610

Okul Ortalaması 14 6 11,75 5 4 4,07 7 3 6,25 6 3 5,39 5 7 2,92 14 6 12,08 52 28 42,46 274,500

KATILIMLAR

1 812 BENGİSU DUMAN 8D 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 19 1 18,67 84 6 82,00 467,307 1 1 1 1 1

2 742 F ZEHRA BAYKUŞ 8D 19 0 19,00 7 2 6,33 9 0 9,00 10 0 10,00 18 1 17,67 18 1 17,67 81 4 79,67 458,243 2 2 2 2 3

3 778 NİSA ER 8C 17 1 16,67 9 1 8,67 9 0 9,00 9 1 8,67 12 3 11,00 20 0 20,00 76 6 74,01 417,117 1 3 3 3 21

4 814 SERAY ÇİĞDEM ÇAM 8D 19 0 19,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 11 4 9,67 19 1 18,67 77 7 74,67 414,633 3 4 4 4 22

5 737 ENES ÖZYILMAZ 8E 17 2 16,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 11 3 10,00 19 1 18,67 75 8 72,34 403,657 1 5 6 6 30

6 788 SALİHA AÇIK 8C 15 4 13,67 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 15 4 13,67 18 2 17,33 70 18 64,01 391,313 2 6 8 8 42

7 795 SİBEL GÜNGÖR 8D 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 3 9,00 19 1 18,67 72 11 68,34 390,030 4 7 9 9 43

8 725 AÇIK CENNET 8D 16 3 15,00 7 2 6,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 6 7,00 20 0 20,00 72 11 68,33 382,780 5 8 11 11 49

9 799 TAHA YASİR ELDOĞAN8E 19 0 19,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 6 5 4,33 19 1 18,67 72 8 69,33 378,607 2 9 12 12 53

10 769 MERYEM KA 8D 16 3 15,00 7 2 6,33 10 0 10,00 9 1 8,67 11 6 9,00 18 2 17,33 71 14 66,33 378,160 6 10 13 13 54

11 390 EFE AHISHALI 8E 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 1 5,67 8 3 7,00 17 1 16,67 67 9 64,01 372,680 3 11 15 15 60

12 883 ŞEVVAL GE *R 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 10 4 8,67 19 1 18,67 67 17 61,34 371,673 1 12 16 16 61

13 789 SALİHA MERYEM ŞAHİN8C 19 0 19,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 0 9,00 7 7 4,67 18 2 17,33 70 12 66,00 369,673 3 13 17 17 62

14 801 AYŞEGÜL YURDAKUL 8D 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 10 9 7,00 19 1 18,67 70 19 63,67 366,917 7 14 18 18 68

15 787 S ARSLAN 8E 17 3 16,00 8 1 7,67 6 3 5,00 9 1 8,67 9 2 8,33 17 3 16,00 66 13 61,67 365,177 4 15 19 19 70

16 809 ZEYNEP UYANIK 8D 15 5 13,33 9 1 8,67 7 2 6,33 7 3 6,00 12 5 10,33 17 3 16,00 67 19 60,66 363,437 8 16 20 20 74

17 748 GAMZE TOPKARA 8B 16 3 15,00 6 3 5,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 4 5,67 18 1 17,67 64 14 59,34 350,557 2 17 21 21 84

18 771 METE DUYAR 8E 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 4 5 2,33 17 2 16,33 69 9 65,99 349,700 5 18 22 22 88

19 729 ELİF DÖNGEL 8D 17 2 16,33 7 2 6,33 8 0 8,00 7 3 6,00 10 6 8,00 15 4 13,67 64 17 58,33 348,573 9 19 23 23 92

20 708 NİSA NR ÇELİK 8C 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 17 3 16,00 67 13 62,66 346,780 4 20 24 24 94

21 633 ERDEM KODAZ 8E 17 3 16,00 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 6 6 4,00 18 2 17,33 65 17 59,33 345,773 6 21 25 25 96

22 630 AHMET İMRAN SARI 8E 17 1 16,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 8 2,33 17 3 16,00 68 13 63,67 342,103 7 22 26 26 100

23 751 FEYZA DURNA 8C 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 5 4 3,67 17 3 16,00 62 17 56,34 331,977 5 23 28 28 114

24 381 MUSTAFA YURDAKUL 8E 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 2 9 -1,00 20 0 20,00 63 18 57,00 322,250 8 24 30 30 128

25 119 SUDENAZ ÖZSOYOĞLU8B 16 4 14,67 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 12 4,00 16 4 14,67 63 27 54,01 321,627 3 25 31 31 130

26 744 FURKAN ERDOĞAN 8A 12 7 9,67 4 6 2,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 7 6,67 17 3 16,00 59 26 50,34 316,357 1 26 34 34 137

27 747 GAMZE DÜNDAR 8D 13 6 11,00 6 3 5,00 8 1 7,67 5 5 3,33 7 4 5,67 17 1 16,67 56 20 49,34 314,767 10 27 35 35 141

28 724 CELAL ÖZDEMİR 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 4 5 2,33 15 3 14,00 61 16 55,67 313,530 2 28 36 36 144

29 806 GÜLSÜM AÇIK 8D 16 4 14,67 7 2 6,33 8 2 7,33 4 4 2,67 6 5 4,33 16 4 14,67 57 21 50,00 313,470 11 29 37 37 145

30 716 AYŞEGÜL DANACI 8D 15 4 13,67 4 1 3,67 9 1 8,67 7 2 6,33 3 5 1,33 18 1 17,67 56 14 51,34 310,817 12 30 38 38 150

31 879 EMRE PEKCAN 8E 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 6 12 2,00 15 5 13,33 64 24 56,00 309,727 9 31 39 39 153

32 810 ZEYNEP SUDE MERTEK8D 13 5 11,33 8 1 7,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 9 4,00 15 5 13,33 62 21 55,00 307,447 13 32 41 41 158

33 749 GÖKTUĞHAN YILDIRIM8A 17 3 16,00 5 5 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 1 3 0,00 17 3 16,00 56 18 49,99 303,587 3 33 42 42 167

34 800 NİDAÖZ DEMİR 8D 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 2 6,33 3 7 0,67 19 1 18,67 57 22 49,67 303,250 14 34 43 43 168

35 728 ELANUR DAYI 8C 13 6 11,00 6 3 5,00 5 5 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 15 4 13,67 54 23 46,33 301,287 6 35 45 45 171

36 733 EMİRHAN GÜNGÖR 8E 13 7 10,67 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 11 4,33 16 3 15,00 58 30 48,01 298,907 10 36 47 47 176

37 793 SILA GÜLEÇ 8D 15 5 13,33 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 6 14 1,33 17 3 16,00 59 31 48,67 298,053 15 37 48 48 177

38 783 OSMAN BOLAT 8E 15 5 13,33 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 7 6 5,00 13 7 10,67 57 26 48,34 296,417 11 38 49 49 179

39 832 AHMET ZAHİD DEVELİ 8E 16 3 15,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 3 1 2,67 13 7 10,67 57 16 51,67 295,583 12 39 50 50 183

40 813 RÜMEYSA TAŞ 8D 17 3 16,00 5 5 3,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 6 3,00 14 6 12,00 53 28 43,66 291,277 16 40 52 52 186

41 727 DİLARA KEÇECİ 8B 14 5 12,33 5 5 3,33 4 4 2,67 9 1 8,67 6 3 5,00 14 6 12,00 52 24 44,00 290,707 4 41 54 54 188

42 768 BETÜL TORUN 8D 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 5 4 3,67 6 8 3,33 14 5 12,33 57 25 48,66 288,947 17 42 56 56 191

43 831 SEDAT KOYUNCU 8E 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 3 4 1,67 16 4 14,67 56 21 49,01 286,970 13 43 58 58 194

44 785 ÖMER BÖREKCİ 8E 16 3 15,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 6 8 3,33 14 6 12,00 53 30 43,00 286,457 14 44 59 59 196

45 784 ÖMER BOLATCI 8E 13 0 13,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 16 4 14,67 52 11 48,34 285,363 15 45 60 60 198

46 741 FADİME DOĞAN 8C 15 4 13,67 6 4 4,67 9 1 8,67 7 0 7,00 4 5 2,33 13 7 10,67 54 21 47,01 281,357 7 46 63 63 204

47 760 KÜBRA ÇELİKBAŞ 8C 15 4 13,67 6 4 4,67 5 2 4,33 7 3 6,00 3 6 1,00 15 4 13,67 51 23 43,34 279,903 8 47 64 64 207
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 8. SINIF  2.DENEME 96 175 175 385

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇET.C.İNK TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜKDİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİKFEN BİLİMLERİ

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,62 6 4 4,50 7 3 6,31 7 3 5,56 7 8 4,68 14 6 11,64 53 29 43,31 278,610

Okul Ortalaması 14 6 11,75 5 4 4,07 7 3 6,25 6 3 5,39 5 7 2,92 14 6 12,08 52 28 42,46 274,500

KATILIMLAR

48 382 YAKEEN MUHAMMED 8B 12 5 10,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 0 2 -0,67 16 4 14,67 55 14 50,33 278,010 5 48 65 65 210

49 632 FURKAN SARI 8E 13 7 10,67 5 5 3,33 6 4 4,67 10 0 10,00 2 7 -0,33 17 2 16,33 53 25 44,67 277,793 16 49 66 66 211

50 0 NURSELİ ULUSOY 8D 16 4 14,67 4 6 2,00 8 2 7,33 7 3 6,00 7 9 4,00 11 9 8,00 53 33 42,00 273,173 18 50 68 68 217

51 653 AHMET EN AR DALYAN8E 16 4 14,67 8 2 7,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 12 1,00 13 7 10,67 54 33 43,00 271,163 17 51 69 69 218

52 816 İSMAİL YILMAZER 8A 11 9 8,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 4 10 0,67 17 3 16,00 54 30 44,00 270,020 4 52 70 70 220

53 767 MELİKE İPEK 8D 14 4 12,67 5 5 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 3 9 0,00 15 4 13,67 51 28 41,67 268,757 19 53 72 72 222

54 775 MUHAMMET ENES ÖZ 8E 12 8 9,33 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 2 10 -1,33 18 2 17,33 50 32 39,33 261,333 18 54 73 73 230

55 309 MUSTAFA KABACA 8A 13 5 11,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 3 2,00 4 6 2,00 13 6 11,00 49 24 40,99 261,270 5 55 74 74 231

56 798 ŞEVVAL YAŞAR 8C 13 7 10,67 3 4 1,67 7 3 6,00 5 4 3,67 4 3 3,00 14 6 12,00 46 27 37,01 261,227 9 56 75 75 232

57 752 KÜBRA ÇATAL 8B 13 7 10,67 4 6 2,00 4 6 2,00 10 0 10,00 4 10 0,67 15 5 13,33 50 34 38,67 260,620 6 57 76 76 234

58 753 ELİF ÖNER 8C 13 6 11,00 4 4 2,67 8 2 7,33 1 0 1,00 3 4 1,67 15 5 13,33 44 21 37,00 259,970 10 58 77 77 235

59 660 MAVERA KÖKLÜKAYA 8C 11 6 9,00 6 2 5,33 7 2 6,33 5 1 4,67 3 3 2,00 14 4 12,67 46 18 40,00 259,357 11 59 79 79 238

60 808 ZEYNEP GRN 8C 11 9 8,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 4 0,67 6 8 3,33 16 4 14,67 44 36 32,00 254,753 12 60 81 81 242

61 825 SUDE TÜRK 8C 15 5 13,33 2 5 0,33 6 2 5,33 9 1 8,67 2 6 0,00 13 7 10,67 47 26 38,33 254,400 13 61 82 82 243

62 732 EMİNE YETİŞGEN 8C 12 6 10,00 6 3 5,00 6 4 4,67 3 5 1,33 3 5 1,33 14 4 12,67 44 27 35,00 249,420 14 62 85 85 249

63 777 NİHAT MERT AYDIN 8E 10 8 7,33 4 6 2,00 4 4 2,67 7 2 6,33 5 6 3,00 14 6 12,00 44 32 33,33 245,207 19 63 88 88 255

64 0 B YASİN KULLU 8A 12 6 10,00 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 7 13 2,67 13 7 10,67 47 41 33,34 244,700 6 64 89 89 257

65 762 MEHMET EMİN UYSAL 8E 12 8 9,33 0 2 -0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 2 3 1,00 13 6 11,00 41 25 32,66 235,980 20 65 90 90 259

66 797 SÜMEYYE YEMEKCİ 8D 14 6 12,00 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 7 2,67 7 8 4,33 46 31 35,66 233,483 20 66 92 92 261

67 710 ALEYNANU ÖZDEMİR 8D 12 4 10,67 1 2 0,33 8 2 7,33 6 4 4,67 5 6 3,00 9 9 6,00 41 27 32,00 229,563 21 67 95 95 268

68 790 SEDEF YALÇIN 8D 11 7 8,67 4 5 2,33 6 3 5,00 7 3 6,00 6 10 2,67 10 9 7,00 44 37 31,67 225,470 22 68 98 98 272

69 845 SEDEF ŞAHİN 8B 13 5 11,33 3 5 1,33 4 4 2,67 7 2 6,33 3 13 -1,33 12 8 9,33 42 37 29,66 220,450 7 69 100 100 276

70 750 GÜLDESTEEARAR 8D 11 9 8,00 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 16 -1,33 14 6 12,00 45 45 30,00 219,387 23 70 101 101 277

71 823 İSMNUR AYDN 8A 14 4 12,67 2 2 1,33 5 5 3,33 3 6 1,00 4 9 1,00 10 10 6,67 38 36 26,00 217,293 7 71 103 103 280

72 817 BUĞRA BÜYÜKTAŞ 8A 11 9 8,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 4 0,67 14 6 12,00 36 40 22,66 214,580 8 72 106 106 286

73 722 BUSE KÜTÜK 8C 16 1 15,67 2 6 0,00 3 5 1,33 5 5 3,33 2 7 -0,33 7 9 4,00 35 33 24,00 207,687 15 73 110 110 291

74 780 NİSANUR METİN 8C 10 4 8,67 6 2 5,33 3 2 2,33 1 4 -0,33 11 6 9,00 31 18 25,00 205,477 16 74 115 115 297

75 709 ALEYNA DURAN 8C 11 9 8,00 3 6 1,00 4 4 2,67 3 2 2,33 3 6 1,00 11 8 8,33 35 35 23,33 204,463 17 75 117 117 301

76 712 ALPER ÇAKAR 8A 9 5 7,33 2 7 -0,33 3 4 1,67 3 1 2,67 0 1 -0,33 13 6 11,00 30 24 22,01 203,920 9 76 118 118 304

77 763 MEHMET KAYA BJK 8A 15 5 13,33 3 7 0,67 8 2 7,33 3 4 1,67 1 11 -2,67 10 10 6,67 40 39 27,00 203,477 10 77 119 119 305

78 90 SUADE GÜLSATAR 8B 10 9 7,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 12 0,00 13 7 10,67 38 47 22,34 202,957 8 78 120 120 306

79 819 ABDULKERİMYÜCEL 8E 12 7 9,67 1 9 -2,00 9 1 8,67 5 4 3,67 2 7 -0,33 10 10 6,67 39 38 26,35 202,283 21 79 121 121 307

80 93 MERVE KÜÇÜKALTUN 8B 17 3 16,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 46 44 31,33 201,160 9 80 123 123 310

81 394 BUSENUR AKMAZ 8B 9 11 5,33 3 7 0,67 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 10 10 6,67 36 44 21,34 178,593 10 81 132 132 324

82 776 MUSTAFA TAŞ 8A 10 10 6,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 9 11 5,33 35 55 16,67 178,467 11 82 133 133 325

83 754 KAAN BÜĞRÜOĞ* 8E 10 10 6,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 1 7 -1,33 10 10 6,67 34 44 19,34 175,307 22 83 134 134 327

84 811 ZEYNEP YUMLU 8D 11 9 8,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 9 11 5,33 35 55 16,67 169,107 24 84 137 137 332

85 773 SEFA ERGAN 8E 10 10 6,67 3 7 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 0 6 -2,00 9 11 5,33 34 42 20,00 168,407 23 85 138 138 333

86 796 SUDE KTK 8B 8 11 4,33 1 4 -0,33 3 4 1,67 3 4 1,67 2 5 0,33 10 10 6,67 27 38 14,34 166,903 11 86 140 140 335

87 122 RÜVEYDA YİĞİT 8B 12 8 9,33 4 6 2,00 3 6 1,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 34 55 15,67 166,847 12 87 141 141 336

88 711 ALİ SOL 8A 12 8 9,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 19 -5,33 10 10 6,67 33 57 14,00 154,173 12 88 148 148 343

89 297 RAH * ALRUFEYİ 8B 4 16 -1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 7 3 6,00 7 13 2,67 8 12 4,00 34 56 15,34 152,907 13 89 149 149 344

90 781 N TARIK KARA 8A 13 7 10,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 1 2 0,33 4 16 -1,33 25 38 12,34 150,690 13 90 151 151 347

91 105 BEYZA MANDACI 8B 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 6 0,00 6 14 1,33 8 12 4,00 29 59 9,33 142,513 14 91 153 153 352

92 802 VEYSEL DURMUŞ 8E 5 10 1,67 1 6 -1,00 5 5 3,33 2 4 0,67 2 9 -1,00 8 10 4,67 23 44 8,34 133,093 24 92 156 156 355

93 715 AYŞE GÖZÜBÜYÜK 8B 6 11 2,33 3 5 1,33 8 1 7,67 2 5 0,33 4 7 1,67 4 15 -1,00 27 44 12,33 133,060 15 93 157 157 356

94 468 KADİR ESAT ÇIKIK 8A 6 14 1,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 26 64 4,66 111,133 14 94 164 164 371
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 8. SINIF  2.DENEME 96 175 175 385

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇET.C.İNK TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜKDİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİKFEN BİLİMLERİ

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,62 6 4 4,50 7 3 6,31 7 3 5,56 7 8 4,68 14 6 11,64 53 29 43,31 278,610

Okul Ortalaması 14 6 11,75 5 4 4,07 7 3 6,25 6 3 5,39 5 7 2,92 14 6 12,08 52 28 42,46 274,500

KATILIMLAR

95 718 BEDRİYE ÖRGEN 8B 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 23 67 0,67 92,800 16 95 169 169 377

96 756 KAAN KAYA 8A 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 7. SINIF  2.DENEME 142 254 254 716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKDİN KÜLTÜRÜFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERİNGİLİZCE

Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Sosyal Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,26 9 10 5,74 8 2 6,87 12 8 9,30 5 5 2,88 5 5 3,49 48 39 35,54 250,320

Okul Ortalaması 11 9 7,55 8 11 4,87 8 2 7,35 12 8 9,64 5 5 2,82 5 5 3,50 49 39 35,73 248,700

KATILIMLAR

1 150 EZGİ TUANA DURAN 7G 15 5 13,33 18 2 17,33 10 0 10,00 20 0 20,00 6 4 4,67 9 1 8,67 78 12 74,00 436,720 1 1 2 2 8

2 245 EMİRCAN ŞEHERLİ 7H 18 2 17,33 15 5 13,33 10 0 10,00 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 77 13 72,66 413,120 1 2 6 6 32

3 600 SEVDENUR UYANIK 7G 11 9 8,00 19 1 18,67 10 0 10,00 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 74 16 68,67 401,253 2 3 9 9 43

4 304 ENES ÖZKADER 7H 13 7 10,67 17 1 16,67 9 1 8,67 18 2 17,33 5 5 3,33 9 1 8,67 71 17 65,34 399,393 2 4 10 10 48

5 61 FATMA TEKİN 7G 15 5 13,33 16 1 15,67 10 0 10,00 17 2 16,33 5 4 3,67 7 2 6,33 70 14 65,33 398,397 3 5 11 11 49

6 387 İKBALELİF ŞAHİN 7G 16 4 14,67 17 2 16,33 10 0 10,00 14 6 12,00 7 2 6,33 10 0 10,00 74 14 69,33 397,743 4 6 12 12 53

7 200 ÜMMİ ÖZŞAHİN 7A 17 2 16,33 14 5 12,33 10 0 10,00 17 3 16,00 8 1 7,67 5 2 4,33 71 13 66,66 392,470 1 7 13 13 60

8 18 KÜRŞAT LAFÇI 7D 14 6 12,00 18 2 17,33 7 3 6,00 15 5 13,33 4 6 2,00 9 1 8,67 67 23 59,33 381,067 1 8 15 15 69

9 81 ESMA ELMAS BULUT 7G 15 5 13,33 15 5 13,33 8 2 7,33 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 69 21 61,99 375,467 5 9 17 17 77

10 888 GİZEM ÖZÇETİN 7C 16 4 14,67 14 6 12,00 10 0 10,00 16 4 14,67 7 3 6,00 7 3 6,00 70 20 63,34 375,027 1 10 18 18 82

11 111 H EFE SIRMABIYIK 7H 16 4 14,67 12 8 9,33 10 0 10,00 18 2 17,33 6 4 4,67 8 2 7,33 70 20 63,33 372,853 3 11 19 19 85

12 7 İHSAN EMRE BİLGE 7E 18 2 17,33 13 7 10,67 10 0 10,00 14 6 12,00 5 4 3,67 9 0 9,00 69 19 62,67 366,777 1 12 20 20 94

13 624 FATMA TERLEMEZ 7G 14 5 12,33 15 4 13,67 10 0 10,00 16 4 14,67 4 6 2,00 6 4 4,67 65 23 57,34 364,327 6 13 21 21 100

14 351 FATİH ENES PASLII 7H 14 6 12,00 15 2 14,33 9 1 8,67 14 6 12,00 6 3 5,00 9 1 8,67 67 19 60,67 363,750 4 14 22 22 103

15 369 İLAYDA IÇKAN 7B 13 7 10,67 15 3 14,00 8 2 7,33 17 3 16,00 5 5 3,33 5 4 3,67 63 24 55,00 361,423 1 15 23 23 105

16 163 ÖMER TALUT AĞIRMAN7H 18 1 17,67 9 10 5,67 9 1 8,67 18 2 17,33 6 4 4,67 8 2 7,33 68 20 61,34 361,393 5 16 24 24 106

17 13 ALEYNA KAYA 7A 16 4 14,67 13 5 11,33 8 2 7,33 15 4 13,67 6 4 4,67 6 4 4,67 64 23 56,34 355,250 2 17 26 26 115

18 8 AHMET ENES DÜŞGÜN7H 14 6 12,00 14 4 12,67 10 0 10,00 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 67 21 60,01 354,433 6 18 27 27 116

19 59 EMİR İSLAM 7H 17 3 16,00 10 4 8,67 9 1 8,67 15 4 13,67 4 5 2,33 10 0 10,00 65 17 59,34 353,757 7 19 28 28 118

20 216 ZEYNEP ÇAL 7G 15 5 13,33 13 7 10,67 8 2 7,33 17 3 16,00 6 4 4,67 4 6 2,00 63 27 54,00 351,613 7 20 30 30 123

21 1 AZRA BİRCAN AYDIN 7G 8 9 5,00 17 1 16,67 9 1 8,67 16 4 14,67 6 4 4,67 6 3 5,00 62 22 54,68 350,747 8 21 31 31 128

22 151 MUHAMMED TÜREMİŞ 7H 13 7 10,67 14 6 12,00 9 1 8,67 17 3 16,00 4 6 2,00 6 4 4,67 63 27 54,01 350,240 8 22 32 32 132

23 91 FATIMA SÜMÜŞ 7G 16 3 15,00 11 7 8,67 10 0 10,00 16 3 15,00 6 4 4,67 5 5 3,33 64 22 56,67 348,513 9 23 33 33 135

24 153 MUSTAFA ÇELİK 7H 12 8 9,33 15 4 13,67 9 1 8,67 15 5 13,33 4 6 2,00 9 1 8,67 64 25 55,67 348,130 9 24 35 35 137

25 44 ELİF BAYKUŞ 7G 15 5 13,33 12 7 9,67 9 1 8,67 14 6 12,00 4 6 2,00 8 2 7,33 62 27 53,00 331,410 10 25 40 40 171

26 181 SUDENAZ KAYMIŞ 7A 17 3 16,00 10 10 6,67 9 1 8,67 15 5 13,33 6 4 4,67 5 4 3,67 62 27 53,01 329,417 3 26 41 41 172

27 331 FATMA ÇALIŞKAN 7G 9 11 5,33 13 7 10,67 7 3 6,00 18 2 17,33 4 6 2,00 8 2 7,33 59 31 48,66 323,467 11 27 46 46 180

28 11 SÜLEYMAN METE 7H 10 10 6,67 14 6 12,00 9 1 8,67 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 62 28 52,68 321,160 10 28 48 48 186

29 160 OSMAN KARAKAŞ 7H 12 7 9,67 11 9 8,00 9 1 8,67 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 63 26 54,33 319,210 11 29 49 49 188

30 3 BEYZANUR HIZ 7G 10 10 6,67 11 9 8,00 10 0 10,00 18 2 17,33 5 5 3,33 6 4 4,67 60 30 50,00 316,067 12 30 51 51 193

31 156 NİYAZİ BERAT KAYMI 7H 10 10 6,67 13 5 11,33 8 2 7,33 16 4 14,67 5 4 3,67 4 3 3,00 56 28 46,67 315,590 12 31 52 52 195

32 132 AKİF ZEYBEK 7D 12 8 9,33 14 6 12,00 7 3 6,00 13 5 11,33 6 4 4,67 5 5 3,33 57 31 46,66 314,833 2 32 53 53 196

33 68 EMİRHAN ŞAHİN 7H 11 9 8,00 14 6 12,00 8 2 7,33 15 5 13,33 4 6 2,00 4 6 2,00 56 34 44,66 314,027 13 33 54 54 197

34 410 KEREM EKER 7H 14 6 12,00 13 7 10,67 8 2 7,33 11 9 8,00 5 5 3,33 9 1 8,67 60 30 50,00 311,880 14 34 55 55 198

35 361 AHMET KARABULUT 7H 11 9 8,00 9 9 6,00 10 0 10,00 17 3 16,00 6 3 5,00 8 1 7,67 61 25 52,67 311,450 15 35 56 56 199

36 180 SUDENAZ BATURAY 7C 16 4 14,67 12 8 9,33 10 0 10,00 12 8 9,33 5 5 3,33 3 7 0,67 58 32 47,33 311,373 2 36 57 57 200

37 133 MEHMET TORTUM 7H 8 10 4,67 12 7 9,67 8 2 7,33 17 3 16,00 5 5 3,33 8 2 7,33 58 29 48,33 310,737 16 37 58 58 201

38 127 KEREM DOYURUCU 7H 10 9 7,00 11 9 8,00 5 3 4,00 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 58 29 48,33 305,450 17 38 60 60 215

39 0 BÜŞRA BİLEN 7C 14 6 12,00 9 11 5,33 10 0 10,00 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 61 29 51,33 302,827 3 39 61 61 218

40 70 ŞEYMA AKBULUT 7G 13 7 10,67 8 11 4,33 10 0 10,00 16 4 14,67 6 3 5,00 7 3 6,00 60 28 50,67 302,743 13 40 62 62 219

41 95 FATMANUR GÜRBÜZ 7G 11 9 8,00 11 7 8,67 10 0 10,00 15 5 13,33 4 6 2,00 6 4 4,67 57 31 46,67 302,273 14 41 63 63 220

42 186 SÜME Y* ÜNGÖR 7A 12 7 9,67 13 7 10,67 8 2 7,33 12 8 9,33 5 5 3,33 3 7 0,67 53 36 41,00 290,677 4 42 68 68 239

43 38 BÜŞRA TETİK 7G 14 5 12,33 12 8 9,33 10 0 10,00 9 11 5,33 5 4 3,67 7 3 6,00 57 31 46,66 289,250 15 43 70 70 242

44 253 ABDULLAH ÖZDEMİR 7E 11 9 8,00 12 7 9,67 8 2 7,33 13 7 10,67 3 7 0,67 6 4 4,67 53 36 41,01 286,970 2 44 72 72 245

45 190 TAHA SARIKAYA 7H 9 11 5,33 13 7 10,67 9 1 8,67 13 7 10,67 6 4 4,67 5 5 3,33 55 35 43,34 286,880 18 45 73 73 246

46 162 OSMAN YİĞİT BOLAT 7H 7 13 2,67 14 6 12,00 9 1 8,67 15 5 13,33 4 6 2,00 3 7 0,67 52 38 39,34 286,840 19 46 74 74 247

47 440 ZEYNEP ÇAVUŞ 7B 15 5 13,33 9 8 6,33 7 2 6,33 11 8 8,33 6 4 4,67 6 3 5,00 54 30 43,99 284,737 2 47 77 77 250
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 7. SINIF  2.DENEME 142 254 254 716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKDİN KÜLTÜRÜFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERİNGİLİZCE

Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Sosyal Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,26 9 10 5,74 8 2 6,87 12 8 9,30 5 5 2,88 5 5 3,49 48 39 35,54 250,320

Okul Ortalaması 11 9 7,55 8 11 4,87 8 2 7,35 12 8 9,64 5 5 2,82 5 5 3,50 49 39 35,73 248,700

KATILIMLAR

48 54 ELİF SAPANCI 7B 11 9 8,00 9 11 5,33 8 2 7,33 16 4 14,67 3 7 0,67 7 3 6,00 54 36 42,00 283,693 3 48 79 79 255

49 250 ZEYNEP AMİNE ÇALAR 7A 13 7 10,67 9 11 5,33 10 0 10,00 14 6 12,00 5 5 3,33 4 6 2,00 55 35 43,33 282,853 5 49 80 80 256

50 28 BERKAY ÇİFTCİ 7H 10 9 7,00 7 9 4,00 9 0 9,00 16 4 14,67 4 4 2,67 9 1 8,67 55 27 46,01 282,030 20 50 82 82 259

51 58 ELVAN CAN COŞKUN 7E 13 7 10,67 10 10 6,67 5 0 5,00 14 6 12,00 5 5 3,33 47 28 37,67 278,880 3 51 83 83 262

52 224 ZEYNEP YALÇINKAYA 7G 9 11 5,33 14 6 12,00 7 3 6,00 12 8 9,33 4 6 2,00 5 5 3,33 51 39 37,99 278,853 16 52 84 84 263

53 217 ZEYNEP KÖSE 7B 10 9 7,00 11 7 8,67 8 2 7,33 13 7 10,67 5 5 3,33 5 5 3,33 52 35 40,33 277,350 4 53 87 87 268

54 185 SULTAN YİĞİT 7C 10 10 6,67 11 9 8,00 8 2 7,33 14 6 12,00 5 5 3,33 4 6 2,00 52 38 39,33 275,933 4 54 88 88 271

55 311 NURSENA GÖKER 7G 13 7 10,67 9 10 5,67 10 0 10,00 11 9 8,00 8 2 7,33 6 4 4,67 57 32 46,34 275,490 17 55 89 89 274

56 178 SUDE ÖZDEMİR 7C 15 5 13,33 7 7 4,67 6 3 5,00 12 6 10,00 6 3 5,00 3 6 1,00 49 30 39,00 272,917 5 56 92 92 281

57 270 SAMET BUĞDAY 7H 10 9 7,00 11 9 8,00 7 3 6,00 13 7 10,67 4 5 2,33 6 3 5,00 51 36 39,00 272,440 21 57 93 93 284

58 73 ENES ÖZSAĞLAM 7D 13 7 10,67 9 11 5,33 8 2 7,33 12 8 9,33 6 4 4,67 6 4 4,67 54 36 42,00 271,440 3 58 95 95 288

59 291 İREM YILDIZ 7C 9 11 5,33 10 10 6,67 5 5 3,33 16 4 14,67 3 4 1,67 6 4 4,67 49 38 36,34 271,333 6 59 96 96 289

60 129 KÜBRA ÇAPIN 7C 11 8 8,33 8 11 4,33 8 1 7,67 15 5 13,33 4 4 2,67 3 7 0,67 49 36 37,00 264,093 7 60 99 99 302

61 212 YASİN KÖMBECİ 7E 9 11 5,33 12 8 9,33 7 3 6,00 12 8 9,33 6 4 4,67 4 6 2,00 50 40 36,66 263,240 4 61 101 101 306

62 2 ARDA YILDIRM 7A 11 9 8,00 10 10 6,67 8 2 7,33 13 7 10,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 48 42 34,00 259,120 6 62 102 102 312

63 10 AYŞE KARAYAZI 7G 12 7 9,67 7 10 3,67 10 0 10,00 12 7 9,67 5 3 4,00 5 4 3,67 51 31 40,68 258,540 18 63 104 104 316

64 140 MERT ALİ KEPÇE 7E 10 10 6,67 10 10 6,67 10 0 10,00 12 8 9,33 4 6 2,00 4 6 2,00 50 40 36,67 254,320 5 64 107 107 325

65 107 GÜLDANE SILA GÜL 7G 11 9 8,00 8 12 4,00 10 0 10,00 12 7 9,67 7 3 6,00 3 7 0,67 51 38 38,34 249,630 19 65 109 109 333

66 237 MEL SA ALAÇAM 7A 10 10 6,67 6 5 4,33 7 3 6,00 14 5 12,33 3 3 2,00 3 6 1,00 43 32 32,33 246,843 7 66 110 110 337

67 30 BETÜL ARSLAN 7A 14 6 12,00 6 13 1,67 8 2 7,33 12 8 9,33 3 7 0,67 6 4 4,67 49 40 35,67 246,730 8 67 111 111 338

68 542 AYŞE NAZ ÖCAN 7C 11 8 8,33 4 11 0,33 10 0 10,00 14 5 12,33 5 4 3,67 5 3 4,00 49 31 38,66 244,990 8 68 112 112 340

69 110 SUDENAZ ÖNEN 7C 12 8 9,33 6 14 1,33 10 0 10,00 13 7 10,67 6 4 4,67 4 6 2,00 51 39 38,00 244,760 9 69 113 113 341

70 341 NECLA TUANA 7A 9 10 5,67 8 9 5,00 9 1 8,67 11 6 9,00 6 4 4,67 6 4 4,67 49 34 37,68 244,690 9 70 114 114 342

71 283 MUSTAFA DOĞAN 7E 9 11 5,33 9 11 5,33 10 0 10,00 13 7 10,67 4 6 2,00 3 7 0,67 48 42 34,00 243,520 6 71 115 115 347

72 143 MERYEM SARIOĞLU 7A 13 7 10,67 7 13 2,67 8 2 7,33 12 8 9,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 48 42 34,00 242,507 10 72 116 116 349

73 368 ZEHRA ALTUNOK 7C 10 9 7,00 7 12 3,00 8 2 7,33 13 7 10,67 4 6 2,00 5 5 3,33 47 41 33,33 237,607 10 73 120 120 363

74 137 MELİKENUR KAYMAK 7A 10 10 6,67 9 11 5,33 9 1 8,67 11 9 8,00 5 5 3,33 3 7 0,67 47 43 32,67 235,347 11 74 122 122 366

75 651 ABDULLAH KARAKAŞ 7E 9 11 5,33 7 10 3,67 9 1 8,67 11 8 8,33 7 3 6,00 6 3 5,00 49 36 37,00 233,610 7 75 124 124 371

76 376 MİRSAD ŞAHİN 7H 11 9 8,00 7 13 2,67 9 1 8,67 11 9 8,00 5 5 3,33 5 5 3,33 48 42 34,00 230,107 22 76 127 127 381

77 121 İREM CÖRT 7A 11 9 8,00 5 15 0,00 10 0 10,00 13 7 10,67 4 6 2,00 5 5 3,33 48 42 34,00 227,360 12 77 129 129 387

78 27 BERİL BAŞAK 7C 11 9 8,00 6 14 1,33 9 1 8,67 11 9 8,00 5 5 3,33 6 4 4,67 48 42 34,00 224,160 11 78 130 130 389

79 135 MELİKE CİHAN 7A 10 10 6,67 9 11 5,33 7 3 6,00 10 10 6,67 4 6 2,00 3 7 0,67 43 47 27,34 220,933 13 79 132 132 398

80 16 YAĞMUR GİZEM ATEŞ 7A 8 11 4,33 6 13 1,67 7 3 6,00 14 6 12,00 4 6 2,00 5 5 3,33 44 44 29,33 220,727 14 80 134 134 401

81 350 YASİN TOPAL 7H 13 7 10,67 9 10 5,67 6 4 4,67 8 11 4,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 40 48 24,00 220,093 23 81 135 135 407

82 1880 HAKAN YILDIZ 7E 9 10 5,67 8 12 4,00 8 2 7,33 11 9 8,00 5 5 3,33 3 7 0,67 44 45 29,00 219,303 8 82 136 136 408

83 141 MERYEM YILDIRIM 7B 8 12 4,00 6 14 1,33 8 2 7,33 14 6 12,00 4 6 2,00 5 5 3,33 45 45 29,99 219,133 5 83 137 137 410

84 29 BERRA BAŞAK 7C 8 12 4,00 6 14 1,33 7 3 6,00 15 5 13,33 3 7 0,67 4 6 2,00 43 47 27,33 219,107 12 84 138 138 411

85 103 EDA ÇETİNKAYA 7C 10 10 6,67 6 13 1,67 10 0 10,00 13 7 10,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 43 46 27,67 218,370 13 85 139 139 412

86 92 FATİH KURT 7D 9 11 5,33 5 15 0,00 8 2 7,33 13 7 10,67 5 5 3,33 7 3 6,00 47 43 32,66 217,600 4 86 141 141 414

87 284 YUNUS EMRE AYDOĞDU7E 12 8 9,33 5 15 0,00 10 0 10,00 11 9 8,00 5 4 3,67 3 7 0,67 46 43 31,67 216,373 9 87 142 142 415

88 177 SILA ELİAÇIK TA 7G 12 8 9,33 4 16 -1,33 6 4 4,67 12 8 9,33 6 4 4,67 6 4 4,67 46 44 31,34 216,320 20 88 143 143 416

89 377 SENANUR AKBAŞ 7C 7 13 2,67 7 13 2,67 10 0 10,00 12 8 9,33 6 4 4,67 5 5 3,33 47 43 32,67 215,640 14 89 144 144 419

90 72 ENES DAĞDELEN 7E 8 12 4,00 6 13 1,67 8 2 7,33 14 6 12,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 43 46 27,66 215,210 10 90 145 145 420

91 294 NİSA DEĞİRMENCİ 7A 10 10 6,67 5 15 0,00 10 0 10,00 12 8 9,33 6 4 4,67 4 6 2,00 47 43 32,67 215,187 15 91 146 146 421

92 456 EMİRCAN YÜKSEL 7D 12 8 9,33 7 13 2,67 8 2 7,33 8 12 4,00 5 5 3,33 5 5 3,33 45 45 29,99 212,053 5 92 147 147 427

93 338 HÜMEYRA YİĞİT 7C 12 8 9,33 3 17 -2,67 9 1 8,67 12 8 9,33 4 6 2,00 6 4 4,67 46 44 31,33 209,533 15 93 151 151 438

94 40 CEREN İSTANBULLU 7G 4 16 -1,33 9 11 5,33 8 2 7,33 11 9 8,00 7 3 6,00 6 4 4,67 45 45 30,00 206,480 21 94 154 154 445

                                                2 / 4



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 7. SINIF  2.DENEME 142 254 254 716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKDİN KÜLTÜRÜFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERİNGİLİZCE

Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Sosyal Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,26 9 10 5,74 8 2 6,87 12 8 9,30 5 5 2,88 5 5 3,49 48 39 35,54 250,320

Okul Ortalaması 11 9 7,55 8 11 4,87 8 2 7,35 12 8 9,64 5 5 2,82 5 5 3,50 49 39 35,73 248,700

KATILIMLAR

95 51 BEDİRHAN GÖKÇE 7F 7 12 3,00 6 13 1,67 10 0 10,00 11 8 8,33 5 5 3,33 6 4 4,67 45 42 31,00 205,543 1 95 156 156 448

96 210 YAREN KILI 7B 9 11 5,33 4 13 -0,33 9 1 8,67 12 7 9,67 4 6 2,00 4 6 2,00 42 44 27,34 201,140 6 96 160 160 459

97 326 ELİF METİN 7B 14 6 12,00 2 18 -4,00 8 2 7,33 9 11 5,33 6 4 4,67 8 2 7,33 47 43 32,66 199,827 7 97 162 162 466

98 123 İSMAİL ÖZÇAM 7H 8 12 4,00 3 17 -2,67 7 3 6,00 15 5 13,33 5 5 3,33 3 7 0,67 41 49 24,66 194,707 24 98 165 165 477

99 232 MEDİNE ODUNCU 7A 11 9 8,00 2 11 -1,67 8 2 7,33 10 6 8,00 5 5 3,33 3 7 0,67 39 40 25,66 193,603 16 99 166 166 479

100 63 EMİRHAN GÜNGÖR 7E 11 9 8,00 4 13 -0,33 6 3 5,00 9 9 6,00 4 5 2,33 4 4 2,67 38 43 23,67 189,663 11 100 169 169 489

101 98 FERHAT EMRE KARALI 7E 9 11 5,33 9 11 5,33 6 4 4,67 6 14 1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 39 51 21,99 187,333 12 101 172 172 497

102 96 FAZLI ASLAN 7D 8 11 4,33 6 14 1,33 4 6 2,00 11 9 8,00 4 6 2,00 4 6 2,00 37 52 19,66 186,450 6 102 173 173 499

103 193 TUĞBA   UZUN 7B 8 12 4,00 6 14 1,33 7 3 6,00 10 10 6,67 3 7 0,67 5 5 3,33 39 51 22,00 184,547 8 103 175 175 507

104 282 ELİFSU YILDIRIM 7C 11 9 8,00 4 16 -1,33 7 3 6,00 9 11 5,33 5 5 3,33 5 5 3,33 41 49 24,66 184,253 16 104 176 176 508

105 170 RAMEY A LEKLE K 7G 9 10 5,67 5 15 0,00 9 1 8,67 8 11 4,33 4 6 2,00 7 3 6,00 42 46 26,67 183,600 22 105 178 178 511

106 148 AYŞENUR ERİK 7A 7 13 2,67 6 14 1,33 6 4 4,67 12 8 9,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 36 54 18,00 182,947 17 106 179 179 515

107 183 SUDENUR SAĞLAM 7A 10 10 6,67 4 16 -1,33 6 4 4,67 10 10 6,67 5 5 3,33 5 5 3,33 40 50 23,34 182,813 18 107 180 180 516

108 211 GÖNEY YASİN 7E 8 12 4,00 9 11 5,33 6 4 4,67 8 12 4,00 1 9 -2,00 2 7 -0,33 34 55 15,67 181,070 13 108 181 181 521

109 189 ŞÜKRİYE SAYLAN 7C 10 10 6,67 5 15 0,00 8 2 7,33 9 11 5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 39 51 22,00 180,573 17 109 182 182 525

110 279 İBRAHİM KAAN BİÇER 7D 6 14 1,33 6 14 1,33 7 3 6,00 11 7 8,67 3 7 0,67 4 6 2,00 37 51 20,00 179,620 7 110 183 183 527

111 39 YAĞIZ  AŞDAN 7D 10 10 6,67 3 17 -2,67 6 4 4,67 11 9 8,00 5 5 3,33 4 5 2,33 39 50 22,33 179,377 8 111 184 184 528

112 413 ZEYNEP AVCI 7G 5 15 0,00 5 9 2,00 9 1 8,67 11 9 8,00 1 2 0,33 3 2 2,33 34 38 21,33 178,263 23 112 185 185 529

113 174 SAMET ŞEN 7E 9 11 5,33 4 16 -1,33 8 2 7,33 11 9 8,00 3 7 0,67 3 7 0,67 38 52 20,67 177,693 14 113 187 187 532

114 374 ALİHAN DEMİR 7F 8 12 4,00 6 14 1,33 7 3 6,00 10 10 6,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 36 54 18,00 176,907 2 114 189 189 535

115 102 SÜMEYYE DÜ GÜN 7G 7 11 3,33 4 9 1,00 6 1 5,67 10 9 7,00 2 5 0,33 3 4 1,67 32 39 19,00 176,177 24 115 190 190 539

116 80 ESMA DURUAKAN 7B 10 10 6,67 6 14 1,33 4 5 2,33 8 12 4,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 35 54 16,99 174,260 9 116 193 193 546

117 26 BENGİSU ÖZDEMİR 7A 12 8 9,33 5 15 0,00 6 4 4,67 8 12 4,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 35 55 16,67 173,787 19 117 196 196 551

118 172 RÜMEYSA TEZCAN 7G 6 14 1,33 5 15 0,00 7 3 6,00 10 10 6,67 3 7 0,67 8 2 7,33 39 51 22,00 170,973 25 118 197 197 561

119 154 MUSTAFA KABACA 7F 10 10 6,67 3 17 -2,67 9 1 8,67 10 10 6,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 38 52 20,67 169,467 3 119 198 198 564

120 277 SEYMEN EFF 7F 5 15 0,00 4 16 -1,33 7 3 6,00 13 7 10,67 3 7 0,67 5 5 3,33 37 53 19,34 169,453 4 120 199 199 565

121 192 TUĞBA TOPAL 7A 7 13 2,67 5 15 0,00 7 3 6,00 10 10 6,67 4 6 2,00 4 6 2,00 37 53 19,34 168,667 20 121 200 200 567

122 134 YASIN İRMAK 7F 5 15 0,00 3 17 -2,67 9 1 8,67 12 8 9,33 5 5 3,33 7 3 6,00 41 49 24,66 168,200 5 122 201 201 568

123 20 SUDENUR UYAR 7C 6 14 1,33 6 14 1,33 9 1 8,67 7 13 2,67 8 2 7,33 5 5 3,33 41 49 24,66 165,333 18 123 203 203 576

124 34 BUSENUR BÜĞRÜOĞLU7A 12 8 9,33 3 17 -2,67 5 5 3,33 9 11 5,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 34 56 15,32 165,147 21 124 204 204 578

125 84 ESMA FINDIKCI 7A 9 11 5,33 4 14 -0,67 9 1 8,67 8 12 4,00 3 7 0,67 3 4 1,67 36 49 19,67 164,043 22 125 205 205 582

126 164 ÖMER YUSUF AYKAÇ 7D 9 11 5,33 3 17 -2,67 7 3 6,00 10 10 6,67 5 5 3,33 3 7 0,67 37 53 19,33 163,960 9 126 206 206 583

127 136 MELİKE SÖ GÜT 7B 8 12 4,00 7 13 2,67 8 2 7,33 4 16 -1,33 6 4 4,67 7 3 6,00 40 50 23,34 163,600 10 127 207 207 585

128 42 DİLA ŞİMŞEK 7G 5 15 0,00 6 14 1,33 7 3 6,00 10 10 6,67 3 7 0,67 4 6 2,00 35 55 16,67 161,747 26 128 209 209 589

129 99 FEVZİYE İÇAĞASI 7C 7 10 3,67 3 11 -0,67 7 1 6,67 10 9 7,00 0 8 -2,67 1 8 -1,67 28 47 12,33 156,057 19 129 213 213 603

130 161 OSMAN SÖZÜDOĞRU 7D 10 10 6,67 4 16 -1,33 5 5 3,33 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 33 57 14,01 155,107 10 130 215 215 605

131 55 CEREN GELGÖR 7A 6 14 1,33 5 15 0,00 9 1 8,67 9 11 5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 35 55 16,66 154,267 23 131 216 216 607

132 14 AMİNE NUR TAŞTAN 7A 12 8 9,33 3 17 -2,67 8 2 7,33 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 36 54 17,99 148,787 24 132 221 221 626

133 21 BAYRAM EFE DÜZGÜN 7E 10 10 6,67 2 17 -3,67 9 1 8,67 8 12 4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 35 54 17,00 148,357 15 133 222 222 628

134 555 ELİF NUR ŞAHİN 7G 6 14 1,33 4 16 -1,33 9 1 8,67 7 13 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 34 56 15,34 135,760 27 134 231 231 657

135 176 SEVİLAY MEŞE 7A 6 14 1,33 4 16 -1,33 6 4 4,67 8 12 4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 29 61 8,67 127,920 25 135 233 233 662

136 101 GİZEM ÜNAL 7B 11 9 8,00 4 16 -1,33 6 4 4,67 3 17 -2,67 1 6 -1,00 4 6 2,00 29 58 9,67 126,467 11 136 234 234 664

137 652 NEVZAT CA  ARICI 7E 7 13 2,67 5 15 0,00 4 6 2,00 7 13 2,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 24 66 2,01 120,867 16 137 237 237 671

138 131 MEDİNE DEMİR 7B 6 14 1,33 4 16 -1,33 4 6 2,00 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 27 63 6,00 119,187 12 138 240 240 676

139 45 ELİF GÖZÜBÜYÜK 7A 7 13 2,67 4 16 -1,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 21 69 -2,00 103,040 26 139 244 244 693

140 125 KEMAL BİÇER 7E 2 18 -4,00 6 14 1,33 4 6 2,00 7 13 2,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 21 69 -2,00 98,787 17 140 248 248 701

141 298 EMREYETİM 7F 8 12 4,00 3 17 -2,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 24 66 1,99 98,253 6 141 249 249 702
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 7. SINIF  2.DENEME 142 254 254 716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKDİN KÜLTÜRÜFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERİNGİLİZCE

Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Sosyal Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,26 9 10 5,74 8 2 6,87 12 8 9,30 5 5 2,88 5 5 3,49 48 39 35,54 250,320

Okul Ortalaması 11 9 7,55 8 11 4,87 8 2 7,35 12 8 9,64 5 5 2,82 5 5 3,50 49 39 35,73 248,700

KATILIMLAR

142 77 ŞEHETALMHNAN 7B 2 18 -4,00 5 15 0,00 5 5 3,33 2 18 -4,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 17 73 -7,34 57,707 13 142 254 254 715
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