
KURUM -  PUAN SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

IL ILCE KURUM SINAV Genel Il Ilce Kurum
ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip O   8.SINIF |KURUMSAL-4 5352 513 364 84

Sıra Ogrenci Bilgileri Snf/
Sbe

TÜRKÇE T.C. İNK. DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN Genel İl İlce Krm Sube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 771 - METEHAN DUYAR 8/E 20 0 20.00 10 0 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 10 2 9.33 19 1 18.67 75 7 72.67 420.99 179 2 1 1 1

2 879 - EMRE PEKCAN 8/E 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 11 1 10.67 19 0 19.00 75 6 73.00 417.04 209 3 2 2 2

3 725 - CENNET AÇIK 8/D 17 3 16.00 7 2 6.33 8 2 7.33 8 2 7.33 11 0 11.00 20 0 20.00 71 9 67.99 409.63 259 6 4 3 1

4 778 - NİSA ER 8/C 18 2 17.33 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 11 3 10.00 17 0 17.00 74 7 71.66 403.21 314 7 5 4 1

5 742 - F ZEHRA BAYKUŞ 8/D 16 2 15.33 9 0 9.00 8 1 7.67 9 0 9.00 11 2 10.33 19 0 19.00 72 5 70.33 402.72 327 8 6 5 2

6 812 - BENGİSU DUMAN 8/D 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 11 3 10.00 19 1 18.67 72 12 68.01 393.33 406 10 7 6 3

7 390 - EFE AHISHALI 8/E 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 8 1 7.67 9 2 8.33 17 2 16.33 71 8 68.33 387.90 462 11 8 7 3

8 708 - NİSANUR ÇELİK 8/C 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 4 7.67 18 2 17.33 71 12 67.01 375.56 603 16 9 8 2

9 630 - A İMRAN SARI 8/E 16 3 15.00 7 3 6.00 6 4 4.67 10 0 10.00 10 3 9.00 17 3 16.00 66 16 60.67 367.65 700 21 11 9 4

10 737 - ENES 8/E 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 11 6 9.00 15 5 13.33 69 18 62.99 363.70 753 23 12 10 5

11 801 - AYŞEGÜL YURDAKUL 8/D 16 4 14.67 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 9 2 8.33 17 3 16.00 64 17 58.33 359.75 808 25 14 11 4

12 789 - SALİHA MERYEM ŞAHİN 8/C 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 10 8 7.33 14 5 12.33 68 19 61.66 349.88 964 28 15 12 3

13 381 - MUSTAFA YURDAKUL 8/E 18 1 17.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 1 7 -1.33 19 0 19.00 66 10 64.01 349.88 964 28 15 12 6

14 799 - TAHA ELDOĞAN 8/E 19 1 18.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 5 7 2.67 16 4 14.67 66 16 60.67 349.88 964 28 15 12 6

15 814 - SERAY ÇİĞDEM ÇAM 8/D 15 5 13.33 6 4 4.67 8 2 7.33 10 0 10.00 7 4 5.67 18 2 17.33 64 17 58.33 347.90 998 33 19 15 5

16 795 - SİBEL GÜNGÖR 8/D 18 2 17.33 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 3 8.00 13 6 11.00 64 17 58.33 347.90 998 33 19 15 5

17 809 - ZEYNEP UYANIK 8/D 12 7 9.67 6 4 4.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 4 6.67 19 0 19.00 63 17 57.35 341.98 1076 38 24 17 7

18 744 - FURKAN ERDOĞAN 8/A 14 5 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 5 7.33 16 4 14.67 66 17 60.33 341.98 1076 38 24 17 1

19 748 - GAMZE TOPKARA 8/B 17 3 16.00 5 5 3.33 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 15 5 13.33 61 19 54.66 338.02 1141 43 28 19 1

20 119 - SUDENAZ ÖZSOYOĞLU 8/B 17 3 16.00 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 6 6 4.00 15 5 13.33 63 19 56.66 332.10 1241 47 30 20 2

21 787 - S ARSLAN 8/E 19 1 18.67 5 5 3.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 5 4.33 12 7 9.67 58 22 50.67 320.25 1443 58 35 21 8

22 751 - FEYZA DURNA 8/C 17 3 16.00 8 2 7.33 7 3 6.00 9 0 9.00 2 4 0.67 16 4 14.67 59 16 53.67 318.76 1466 59 36 22 4

23 769 - MERYEM KA 8/0 16 4 14.67 8 1 7.67 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 13 7 10.67 59 20 52.34 316.79 1507 65 39 23 1

24 724 - CELAL ÖZDEMİR 8/A 14 6 12.00 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 15 5 13.33 61 19 54.66 308.39 1627 71 43 24 2

25 729 - ELİF DÖNGEL 8/D 14 4 12.67 5 4 3.67 8 1 7.67 8 2 7.33 4 4 2.67 16 3 15.00 55 18 49.01 307.41 1645 72 44 25 8

26 817 - BUĞRA BÜYÜKTAŞ 8/A 13 6 11.00 7 2 6.33 8 2 7.33 10 0 10.00 5 3 4.00 15 5 13.33 58 18 51.99 302.96 1712 75 46 26 3

27 808 - ZEYNEP GRN 8/C 15 5 13.33 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 5 6 3.00 14 6 12.00 59 22 51.66 302.47 1718 76 47 27 5

28 0 - İSMAİL YILMAZER 8/A 11 8 8.33 8 2 7.33 5 5 3.33 8 2 7.33 8 3 7.00 15 5 13.33 55 25 46.65 296.54 1805 84 53 28 4

29 788 - SALİHA AÇIK 8/D 13 7 10.67 5 5 3.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 8 5.33 14 6 12.00 57 29 47.33 294.57 1839 87 56 29 9

30 782 - NURSELİ ULUSOY 8/D 13 7 10.67 6 4 4.67 5 4 3.67 7 3 6.00 7 11 3.33 16 4 14.67 54 33 43.01 291.11 1898 92 59 30 10

31 632 - FURKAN SARI 8/E 13 7 10.67 5 5 3.33 4 5 2.33 10 0 10.00 6 9 3.00 16 4 14.67 54 30 44.00 291.11 1898 92 59 30 9

32 825 - SUDE TÜRK 8/C 16 4 14.67 4 4 2.67 7 2 6.33 8 1 7.67 1 7 -1.33 14 3 13.00 50 21 44.34 280.74 2070 101 67 32 6

33 800 - NİDA Ö* EİR 8/D 14 6 12.00 5 5 3.33 8 2 7.33 5 5 3.33 3 8 0.33 16 4 14.67 51 30 40.99 280.74 2070 101 67 32 11

34 785 - ÖMER BÖREKCİ 8/E 13 7 10.67 7 3 6.00 7 3 6.00 3 5 1.33 8 7 5.67 13 7 10.67 51 32 40.34 279.75 2095 104 70 34 10

35 633 - ERDEM KODAZ 8/E 13 7 10.67 7 3 6.00 7 3 6.00 10 0 10.00 2 4 0.67 15 5 13.33 54 22 46.67 278.76 2111 106 72 35 11

36 806 - GÜLSÜM AÇIK 8/D 15 5 13.33 5 4 3.67 4 6 2.00 6 3 5.00 7 8 4.33 12 8 9.33 49 34 37.66 275.80 2177 110 76 36 12

37 798 - ŞEVVAL YAŞAR 8/C 15 5 13.33 3 6 1.00 6 4 4.67 5 5 3.33 5 5 3.33 13 7 10.67 47 32 36.33 275.31 2183 111 77 37 7

38 309 - MUSTAFA İBRAHİM KABACA 8/A 11 9 8.00 5 5 3.33 6 4 4.67 5 2 4.33 2 3 1.00 18 2 17.33 47 25 38.66 274.32 2201 112 78 38 5

39 832 - AHMET ZAHİD DEVELİ 8/E 14 6 12.00 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 1 6 -1.00 15 5 13.33 52 25 44.66 272.84 2213 113 79 39 12

40 716 - CEREN DANACI 8/D 15 3 14.00 4 4 2.67 6 2 5.33 8 1 7.67 3 8 0.33 12 6 10.00 48 24 40.00 267.41 2303 119 83 40 13

41 727 - DİLARA KEÇECİ 8/B 14 6 12.00 6 2 5.33 5 2 4.33 6 2 5.33 1 7 -1.33 15 4 13.67 47 23 40.66 266.42 2321 121 84 41 3

42 777 - NİHAT MERT AYDIN 8/E 13 7 10.67 5 5 3.33 3 7 0.67 5 4 3.67 5 5 3.33 14 6 12.00 45 34 33.67 265.43 2329 124 86 42 13

43 660 - MAVERA KÖKLÜKAYA 8/C 11 6 9.00 4 4 2.67 3 6 1.00 3 4 1.67 6 4 4.67 14 5 12.33 41 29 31.34 261.98 2400 133 94 43 8

44 728 - ELANUR DAYI 8/C 17 3 16.00 4 6 2.00 4 4 2.67 2 5 0.33 3 5 1.33 11 7 8.67 41 30 31.00 261.48 2407 134 95 44 9

45 793 - SLA GLÇ 8/D 14 6 12.00 6 4 4.67 6 3 5.00 4 6 2.00 1 7 -1.33 15 5 13.33 46 31 37.00 259.51 2426 137 98 45 14

46 382 - YAKEEN MHMD 8/B 12 6 10.00 6 4 4.67 8 2 7.33 9 1 8.67 1 1 0.67 13 7 10.67 49 21 42.01 257.04 2465 142 102 46 4

47 775 - ENES ÖZ 8/E 17 3 16.00 6 4 4.67 4 6 2.00 4 6 2.00 7 8 4.33 8 12 4.00 46 39 33.00 257.04 2465 142 102 46 14

48 653 - AHMET ENSAR DALYAN 8/E 13 7 10.67 7 3 6.00 6 4 4.67 6 2 5.33 4 7 1.67 12 7 9.67 48 30 38.01 254.07 2531 148 108 48 15
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49 741 - FADİME DOĞAN 8/C 13 7 10.67 5 4 3.67 5 3 4.00 5 4 3.67 0 2 -0.67 14 5 12.33 42 25 34.34 249.14 2618 157 116 49 10

50 810 - ZEYNEP MERTEK 8/D 12 7 9.67 6 4 4.67 6 3 5.00 10 0 10.00 2 4 0.67 12 7 9.67 48 25 39.68 247.65 2648 162 119 50 15

51 813 - RÜMEYSA TAŞ 8/D 9 11 5.33 5 5 3.33 7 3 6.00 6 4 4.67 3 2 2.33 15 4 13.67 45 29 35.33 247.16 2657 163 120 51 16

52 824 - RABİA ÇELİKER 8/B 11 9 8.00 6 4 4.67 5 5 3.33 8 2 7.33 3 8 0.33 14 6 12.00 47 34 35.66 243.21 2745 167 124 52 5

53 760 - KÜBRA ÇELİKBAŞ 8/C 13 7 10.67 3 6 1.00 6 3 5.00 6 3 5.00 1 4 -0.33 13 6 11.00 42 29 32.67 242.72 2766 172 128 53 11

54 747 - GAMZE DÜNDAR 8/D 11 9 8.00 6 4 4.67 7 1 6.67 9 1 8.67 4 8 1.33 12 7 9.67 49 30 39.01 242.22 2771 173 129 54 17

55 752 - KÜBRA ÇATAL 8/B 13 7 10.67 5 5 3.33 4 6 2.00 8 2 7.33 3 7 0.67 12 8 9.33 45 35 33.33 241.24 2788 178 134 55 6

56 767 - MELİKE İPEK 8/D 12 8 9.33 2 8 -0.67 9 1 8.67 7 3 6.00 3 8 0.33 13 7 10.67 46 35 35.00 241.24 2788 178 134 55 18

57 749 - GÖKTUĞHAN YILDIRIM GS 8/A 11 9 8.00 8 2 7.33 6 4 4.67 5 5 3.33 0 0 0.00 13 5 11.33 43 25 34.66 237.28 2872 185 139 57 6

58 753 - ELİF ÖNER 8/C 16 4 14.67 2 6 0.00 4 6 2.00 2 6 0.00 2 6 0.00 10 10 6.67 36 38 23.34 229.38 3029 199 152 58 12

59 90 - SUADE GÜL STAR 8/B 12 8 9.33 5 4 3.67 6 3 5.00 3 5 1.33 0 7 -2.33 14 6 12.00 40 33 31.33 227.41 3068 205 155 59 7

60 756 - KAĞAN KAYA C 8/A 9 11 5.33 7 3 6.00 6 4 4.67 7 3 6.00 3 3 2.00 12 8 9.33 44 32 33.33 223.46 3136 211 161 60 7

61 394 - BUSENUR AKMAZ 8/B 12 8 9.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 7 3 6.00 4 8 1.33 10 10 6.67 40 42 26.66 215.56 3274 229 177 61 8

62 732 - EMİNE YETİŞGEN 8/C 13 5 11.33 4 3 3.00 2 7 -0.33 5 5 3.33 1 8 -1.67 11 8 8.33 36 36 25.99 215.56 3274 229 177 61 13

63 802 - VEYSEL DURMUŞ 8/E 7 13 2.67 3 7 0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 9 11 5.33 12 8 9.33 42 48 26.00 215.56 3274 229 177 61 16

64 831 - SEDAT KOYUNCU 8/E 11 9 8.00 4 6 2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 7 6 5.00 8 12 4.00 40 43 25.67 213.58 3314 237 183 64 17

65 780 - NİSANUR METİN 8/C 12 5 10.33 1 1 0.67 2 4 0.67 0 0 0.00 2 1 1.67 9 7 6.67 26 18 20.01 212.59 3340 241 187 65 14

66 819 - ABDULKERİMYÜCEL 8/E 15 5 13.33 6 4 4.67 5 5 3.33 5 5 3.33 3 11 -0.67 7 13 2.67 41 43 27.33 207.65 3442 251 195 66 18

67 797 - SÜMEYYE YMKC 8/D 11 8 8.33 5 5 3.33 4 6 2.00 5 4 3.67 1 7 -1.33 11 9 8.00 37 39 25.33 202.22 3536 263 203 67 19

68 763 - MEHMET KAYA BJK 8/A 10 10 6.67 7 3 6.00 5 5 3.33 6 4 4.67 4 16 -1.33 11 9 8.00 43 47 28.67 199.75 3576 269 208 68 8

69 122 - RÜVEYDA YİĞİT 8/B 8 12 4.00 2 3 1.00 5 5 3.33 6 4 4.67 4 7 1.67 11 8 8.33 36 39 23.00 196.30 3642 279 218 69 9

70 790 - SEDEF YALÇINN 8/D 11 8 8.33 6 3 5.00 4 5 2.33 7 2 6.33 3 14 -1.67 9 10 5.67 40 42 27.66 193.33 3715 291 230 70 20

71 750 - GÜLDESTE EBRAR 8/D 10 9 7.00 5 4 3.67 6 4 4.67 6 3 5.00 1 12 -3.00 11 8 8.33 39 40 28.67 192.84 3718 293 232 71 21

72 823 - İSMİNUR AYDIN 8/C 15 4 13.67 3 3 2.00 3 6 1.00 3 6 1.00 3 9 0.00 5 13 0.67 32 41 18.34 190.86 3755 300 239 72 15

73 762 - MEHMET EMİN 8/E 11 9 8.00 1 3 0.00 4 4 2.67 6 3 5.00 1 3 0.00 9 11 5.33 32 33 21.00 190.37 3758 301 240 73 19

74 783 - OSMAN BOLAT 8/E 12 8 9.33 4 6 2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 5 10 1.67 6 14 1.33 37 48 21.00 185.93 3834 310 246 74 20

75 784 - BOLATCI ÖMER 8/E 4 16 -1.33 0 10 -3.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 2 5 0.33 17 3 16.00 29 48 19.66 185.93 3834 310 246 74 20

76 733 - EMİRHAN GÜNGÖR 8/E 8 12 4.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 10 10 6.67 35 55 16.67 178.03 3988 329 260 76 22

77 773 - SEFA ERGAN 8/E 7 13 2.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 5 5 3.33 5 6 3.00 7 13 2.67 32 49 16.34 160.25 4274 368 285 77 23

78 468 - KADİR ESAT ÇIKIK BJK 8/A 6 14 1.33 4 6 2.00 5 5 3.33 5 5 3.33 3 2 2.33 7 9 4.00 30 41 16.32 158.27 4296 371 287 78 9

79 710 - ALEYNANUR ÖZDEMİR 8/D 10 10 6.67 3 7 0.67 3 7 0.67 6 4 4.67 2 15 -3.00 7 10 3.67 31 53 16.35 152.35 4402 386 299 79 22

80 332 - HAL T YASİN AKTAŞ 8/A 6 14 1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 1 1.67 2 18 -4.00 12 8 9.33 27 56 13.00 141.97 4545 402 311 80 10

81 0 - ALPER ÇAKAR 8/A 5 13 0.67 5 2 4.33 1 8 -1.67 1 5 -0.67 6 7 3.67 5 10 1.67 23 45 10.34 138.52 4581 403 312 81 11

82 718 - BEDRİYE ÖRGEN 8/B 7 11 3.33 5 2 4.33 1 7 -1.33 2 6 0.00 4 14 -0.67 6 12 2.00 25 52 9.66 132.10 4679 418 323 82 10

83 811 - ZEY EP YUMLU 8/D 5 14 0.33 3 6 1.00 2 7 -0.33 4 4 2.67 2 12 -2.00 7 11 3.33 23 54 7.33 114.81 4888 448 341 83 23

84 105 - BEYZA MANDACI 8/B 5 15 0.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 3 17 -2.67 22 68 3.33 93.09 5222 488 358 84 11

TÜRKÇE T.C. İNK. DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN

Kurum Ortalama 10.83 4.41 4.77 5.81 3.12 11.03 39.96 267.61

İlçe Ortalama 8.43 3.42 3.69 4.33 1.88 7.72 29.47 219.49

İl Ortalama 8.11 3.36 3.46 4.08 1.96 6.93 27.90 212.35

Genel Ortalama 10.10 4.47 4.04 5.10 3.88 8.69 36.28 251.35
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