
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 7. SINIF 5.DENEME 148 169 296 29651

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERDİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 7,00 6 7 3,64 8 7 5,48 6 4 4,43 6 4 4,49 4 5 1,90 38 32 26,94 237,910

Okul Ortalaması 10 5 8,28 6 8 3,51 9 6 6,73 6 4 4,81 6 3 5,40 4 6 1,84 41 31 30,57 257,230

KATILIMLAR

1 150 TUANADDURAN 7G 14 1 13,67 14 1 13,67 12 3 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 69 6 67,01 447,227 1 1 1 1 529

2 245 EMİRCAN ŞEHERLİ 7H 14 1 13,67 13 1 12,67 13 2 12,33 6 4 4,67 10 0 10,00 8 1 7,67 64 9 61,01 436,107 1 2 2 2 861

3 111 H EFE SIRMABIYIK 7H 13 2 12,33 15 0 15,00 10 5 8,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 5 3,33 62 13 57,66 415,800 2 3 5 8 1573

4 600 SEVDENUR UYANIK 7G 14 1 13,67 13 2 12,33 10 5 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 61 14 56,34 401,800 2 4 11 16 2044

5 387 İKBALELİF ŞAHİN 7G 14 1 13,67 10 5 8,33 12 3 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 62 13 57,67 391,827 3 5 13 18 2426

6 369 İLAYDA IÇKAN 7B 13 2 12,33 10 2 9,33 13 2 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 2 7 -0,33 56 15 50,99 385,700 1 6 14 20 2724

7 304 ENES ÖZKADER 7H 11 4 9,67 13 2 12,33 10 5 8,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 57 18 51,00 373,240 3 7 16 23 3168

8 8 AHMET ENESTDÜŞGÜN7H 12 2 11,33 9 1 8,67 12 3 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 1 5,67 55 11 51,34 371,330 4 8 17 24 3382

9 73 ENES ÖZSAĞLAM 7D 11 4 9,67 11 4 9,67 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 2 8 -0,67 54 21 47,00 367,920 1 9 19 26 3596

10 0 ÜMMİ ÖZŞAHİN 7A 13 2 12,33 11 4 9,67 11 4 9,67 7 3 6,00 10 0 10,00 2 5 0,33 54 18 48,00 367,703 1 10 20 27 3601

11 54 ELİF SAPANCI 7B 14 1 13,67 9 5 7,33 12 3 11,00 7 2 6,33 7 3 6,00 5 4 3,67 54 18 48,00 366,933 2 11 21 28 3622

12 217 ZEYNEP KÖSE 7B 11 4 9,67 10 3 9,00 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 57 16 51,67 366,287 3 12 22 30 3633

13 18 KÜRŞAT LAFÇI 7D 12 3 11,00 13 2 12,33 11 4 9,67 5 4 3,67 2 2 1,33 43 15 38,00 362,633 2 13 23 33 3916

14 160 OSMANN KARAKAŞŞ 7H 12 3 11,00 9 4 7,67 13 2 12,33 6 4 4,67 9 1 8,67 4 4 2,67 53 18 47,01 361,507 5 14 24 34 3971

15 1 AZRA BİRCAN AYDIN 7G 12 2 11,33 11 2 10,33 11 4 9,67 8 2 7,33 0 1 -0,33 4 3 3,00 46 14 41,33 357,427 4 15 25 35 4124

16 10 AYŞE KARAYAZI 7G 9 6 7,00 11 4 9,67 12 3 11,00 10 0 10,00 10 0 10,00 5 5 3,33 57 18 51,00 355,800 5 16 26 37 4180

17 888 GİZEM ÖZÇETİN 7C 14 1 13,67 8 7 5,67 12 3 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 4 6 2,00 55 20 48,34 355,200 1 17 27 38 4215

18 61 FATMA TEKİN 7G 12 3 11,00 9 3 8,00 12 3 11,00 9 1 8,67 6 1 5,67 3 3 2,00 51 14 46,34 355,143 6 18 28 39 4231

19 38 BÜŞRA TETİK 7G 11 3 10,00 9 5 7,33 13 2 12,33 8 1 7,67 7 3 6,00 5 5 3,33 53 19 46,66 354,213 7 19 29 40 4275

20 35 BÜŞRA BİLEN 7C 10 5 8,33 13 2 12,33 10 5 8,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 52 23 44,32 353,587 2 20 30 41 4312

21 311 NURSENA GÖKER 7G 10 5 8,33 8 3 7,00 14 1 13,67 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 53 18 47,00 351,973 8 21 31 42 4375

22 153 MUSTAFA ÇELİK 7H 11 4 9,67 10 2 9,33 12 3 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 48 14 43,33 351,903 6 22 32 43 4378

23 162 OSMAN YİĞİT BOLAT 7H 11 4 9,67 10 3 9,00 13 2 12,33 5 5 3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 48 25 39,66 350,327 7 23 33 44 4443

24 13 ALEYNA KAYA 7A 12 3 11,00 8 6 6,00 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 1 4,67 55 15 50,01 348,343 2 24 34 46 4606

25 351 FATİH ENES PASLI 7H 12 3 11,00 7 4 5,67 13 2 12,33 9 0 9,00 7 3 6,00 4 5 2,33 52 17 46,33 346,483 8 25 35 47 4689

26 44 ELİF BAYKUŞ 7G 11 4 9,67 8 5 6,33 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 56 17 50,34 345,247 9 26 36 48 4924

27 7 İHSAN EMRE BİLGE 7E 13 2 12,33 9 6 7,00 9 6 7,00 10 0 10,00 10 0 10,00 6 1 5,67 57 15 52,00 342,877 1 27 37 49 5051

28 172 RÜMEYSA TEZCAN 7G 11 4 9,67 6 5 4,33 14 1 13,67 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 52 19 45,67 338,720 10 28 38 50 5237

29 250 ZAYNEP ÇALAR 7A 13 2 12,33 9 6 7,00 10 5 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 53 22 45,65 338,547 3 29 39 51 5241

30 361 AHMET KARABUL T 7H 13 2 12,33 6 6 4,00 12 3 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 53 19 46,66 334,523 9 30 42 54 5562

31 116 İLKNUR YALÇINKAYA 7G 12 3 11,00 8 4 6,67 11 4 9,67 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 50 22 42,68 332,497 11 31 43 55 5648

32 216 ZEYNEP ÇAL 7G 12 3 11,00 8 7 5,67 11 4 9,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 5 3,33 54 21 47,00 332,467 12 32 44 56 5649

33 624 FATMA TERLEMEZ 7G 12 3 11,00 7 7 4,67 13 2 12,33 6 4 4,67 6 1 5,67 5 4 3,67 49 21 42,01 332,167 13 33 45 57 5657

34 163 TALUT AĞIRMAN 7H 12 3 11,00 8 7 5,67 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 53 22 45,67 330,773 10 34 47 62 5721

35 331 FATMA ÇALIŞKAN 7G 12 2 11,33 6 6 4,00 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 53 18 47,00 330,580 14 35 48 63 5728

36 81 ESMA ELMAS BULUT 7G 12 3 11,00 7 7 4,67 11 4 9,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 55 19 48,67 329,357 15 36 49 64 5770

37 59 EMİR İSLAM 7H 12 2 11,33 7 5 5,33 11 4 9,67 9 0 9,00 8 2 7,33 4 5 2,33 51 18 44,99 328,090 11 37 50 66 5826

38 91 ZEHRA SÜMÜŞ 7G 10 4 8,67 7 3 6,00 11 4 9,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 4 4,67 54 15 49,01 327,520 16 38 51 67 5853

39 129 KÜBRA ÇAPIN 7C 11 4 9,67 8 4 6,67 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 4 3 3,00 49 20 42,34 324,880 3 39 52 68 6134

40 28 BERKAY  ÇİFTCİ 7H 13 2 12,33 6 6 4,00 11 4 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 52 20 45,33 324,417 12 40 53 69 6161

41 70 ŞEYMA AKBULUT 7G 11 4 9,67 6 4 4,67 12 3 11,00 10 0 10,00 7 3 6,00 5 4 3,67 51 18 45,01 323,493 17 41 54 70 6197

42 151 MUHAMMED TÜREMİŞ 7H 12 2 11,33 10 3 9,00 8 6 6,00 5 4 3,67 6 4 4,67 5 5 3,33 46 24 38,00 320,890 13 42 55 71 6323

43 68 EMİRHAN ŞAHİN 7E 13 2 12,33 7 8 4,33 11 4 9,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 50 25 41,66 320,280 2 43 56 72 6346

44 373 SEDEF BOSTANCI 7C 10 5 8,33 8 6 6,00 11 4 9,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 4 3,67 52 21 45,00 318,373 4 44 57 73 6427

45 107 SILA GÜL 7G 11 3 10,00 9 5 7,33 10 5 8,33 6 1 5,67 6 2 5,33 3 4 1,67 45 20 38,33 316,010 18 45 59 77 6582

46 133 MEHMET YUS * 7H 10 5 8,33 11 2 10,33 8 7 5,67 7 3 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 45 28 35,66 309,833 14 46 60 83 7112

47 11 SÜLEYMAN METE 7H 13 2 12,33 10 5 8,33 6 9 3,00 9 1 8,67 8 2 7,33 2 2 1,33 48 21 40,99 308,513 15 47 61 85 7182
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERDİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 7,00 6 7 3,64 8 7 5,48 6 4 4,43 6 4 4,49 4 5 1,90 38 32 26,94 237,910

Okul Ortalaması 10 5 8,28 6 8 3,51 9 6 6,73 6 4 4,81 6 3 5,40 4 6 1,84 41 31 30,57 257,230

KATILIMLAR

48 190 TAHA SARIKAYA 7H 9 6 7,00 11 4 9,67 11 4 9,67 0 2 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 38 29 28,33 306,773 16 48 62 87 7268

49 177 TILA ELİAÇIK 7G 10 5 8,33 6 9 3,00 13 2 12,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 49 26 40,33 303,733 19 49 63 89 7485

50 58 ELVAN CAN COŞKUN 7E 11 2 10,33 7 3 6,00 12 3 11,00 30 8 27,33 303,637 3 50 64 91 7490

51 40 CEREN İSTANBULLU 7G 12 3 11,00 8 7 5,67 9 6 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 48 27 39,00 303,453 20 51 65 92 7498

52 95 FATMANUR GÜRBÜZ 7G 12 3 11,00 3 2 2,33 11 4 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 44 11 40,34 296,200 21 52 67 96 8379

53 410 KEREM EKER 7H 12 3 11,00 4 11 0,33 11 4 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 53 22 45,67 295,387 17 53 68 97 8443

54 440 ZEYNEP ÇAVUŞ 7B 13 2 12,33 5 6 3,00 10 3 9,00 7 1 6,67 6 3 5,00 1 6 -1,00 42 21 35,00 293,977 4 54 70 100 8685

55 140 MERT ALİ KEPÇE 7E 12 3 11,00 7 6 5,00 9 6 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 1 9 -2,00 44 29 34,33 288,367 4 55 71 103 9056

56 294 NİSA DEĞİRMENCİ 7A 14 1 13,67 4 11 0,33 9 6 7,00 9 1 8,67 8 2 7,33 4 2 3,33 48 23 40,33 281,240 4 56 72 108 9484

57 178 SUDE ÖZDEMİR 7C 13 2 12,33 5 10 1,67 11 4 9,67 4 6 2,00 8 2 7,33 1 9 -2,00 42 33 31,00 280,680 5 57 73 110 9526

58 16 YAĞMUR GİZEM ATEŞ 7A 13 1 12,67 4 8 1,33 10 5 8,33 5 5 3,33 7 2 6,33 4 4 2,67 43 25 34,66 280,633 5 58 74 111 9528

59 224 ZEYNEP YALÇINKAYA 7G 10 5 8,33 9 6 7,00 7 8 4,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 46 29 36,33 279,493 22 59 75 112 9558

60 121 İREM CÖRT 7A 11 4 9,67 4 11 0,33 13 2 12,33 5 5 3,33 9 1 8,67 2 8 -0,67 44 31 33,66 278,680 6 60 76 113 9630

61 270 SAMET BUĞDAY 7H 13 2 12,33 6 9 3,00 8 7 5,67 7 3 6,00 10 0 10,00 2 8 -0,67 46 29 36,33 277,053 18 61 77 116 9791

62 27 BERİL BAŞAK 7C 10 5 8,33 7 8 4,33 9 6 7,00 9 1 8,67 6 4 4,67 5 5 3,33 46 29 36,33 276,400 6 62 78 117 9875

63 651 ABDULLAH KARAKAŞ 7E 11 4 9,67 6 7 3,67 9 6 7,00 9 1 8,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 45 28 35,67 275,420 5 63 79 118 9905

64 291 İREM YILDI Z 7C 9 6 7,00 7 7 4,67 10 5 8,33 7 2 6,33 9 1 8,67 1 7 -1,33 43 28 33,67 273,097 7 64 80 121 10373

65 185 SULTAN YİĞİT 7C 11 4 9,67 6 9 3,00 8 7 5,67 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 49 26 40,34 272,773 8 65 81 122 10396

66 368 ZEHRA ALTUNOK 7C 13 2 12,33 5 10 1,67 8 7 5,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 47 28 37,66 271,720 9 66 82 123 10453

67 170 RÜMEYSA LEKLEK 7G 10 5 8,33 7 5 5,33 7 8 4,33 7 3 6,00 10 0 10,00 5 5 3,33 46 26 37,32 269,510 23 67 83 124 10599

68 183 SUDENUR SAĞLAM 7A 10 5 8,33 5 5 3,33 10 5 8,33 1 6 -1,00 7 2 6,33 6 2 5,33 39 25 30,65 267,277 7 68 84 127 10894

69 0 ALAK    E BEK 7D 1 0 1,00 9 4 7,67 12 3 11,00 7 3 6,00 29 10 25,67 267,020 3 69 85 128 10925

70 127 KEREM DOYURUCU 7H 11 4 9,67 3 8 0,33 9 6 7,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 2 5,33 48 21 41,00 263,567 19 70 86 133 11196

71 3 BEYZANUR HIZ 7G 8 7 5,67 10 5 8,33 7 8 4,33 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 40 35 28,33 261,880 24 71 87 134 11403

72 180 SUDENAZ BATURAY 7C 10 5 8,33 3 7 0,67 11 3 10,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 4 2,67 41 26 32,34 260,257 10 72 88 137 11482

73 51 BEDİRHAN GÖKÇE 7F 12 3 11,00 5 5 3,33 7 7 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 3 7 0,67 41 28 31,67 259,810 1 73 89 138 11533

74 283 MUSTAFA AYDOĞDU 7E 8 4 6,67 6 3 5,00 8 6 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 2 5 0,33 40 22 32,67 259,573 6 74 90 139 11541

75 0 SUDENAZ KAYMIŞ 7A 11 4 9,67 4 9 1,00 9 6 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 45 28 35,66 258,100 8 75 91 140 11815

76 211 YASİN GÖNEY 7E 7 8 4,33 7 8 4,33 11 4 9,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 38 37 25,66 253,347 7 76 92 144 12442

77 30 BETÜL ARSLA 7A 13 2 12,33 5 10 1,67 7 8 4,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 40 35 28,33 247,307 9 77 93 148 13158

78 131 AYSİMA DEMİR 7B 10 5 8,33 6 9 3,00 9 6 7,00 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 38 37 25,67 247,000 5 78 94 149 13183

79 210 YAREN KILIÇ 7B 12 3 11,00 2 10 -1,33 10 3 9,00 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 39 31 28,67 246,137 6 79 95 150 13421

80 15 ARİF EMRE ASLAN 7F 9 6 7,00 9 6 7,00 5 10 1,67 7 3 6,00 9 1 8,67 2 6 0,00 41 32 30,34 245,980 2 80 96 151 13435

81 542 AYŞE NAZ ÖZCAN 7C 10 5 8,33 2 9 -1,00 10 4 8,67 7 2 6,33 10 0 10,00 4 4 2,67 43 24 35,00 245,433 11 81 97 153 13472

82 94 FATMA YİĞİT 7A 11 4 9,67 6 9 3,00 7 8 4,33 7 3 6,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 40 35 28,33 242,547 10 82 98 157 13698

83 135 MELİKE CİHAN 7A 12 3 11,00 3 12 -1,00 9 6 7,00 7 3 6,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 42 33 31,00 240,733 11 83 100 159 13778

84 232 ME* NE OU NCU 7A 11 4 9,67 3 7 0,67 8 3 7,00 4 3 3,00 7 1 6,67 2 6 0,00 35 24 27,01 239,137 12 84 101 161 14137

85 555 ELİF NUR ŞAHİN 7G 9 6 7,00 6 9 3,00 8 7 5,67 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 39 36 27,00 235,933 25 85 102 163 14433

86 143 MERYEM SARIOĞLU 7A 9 6 7,00 2 10 -1,33 11 3 10,00 5 1 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 39 28 29,68 235,803 13 86 103 164 14441

87 9 AHMET GÜLEÇ 7H 9 5 7,33 7 7 4,67 8 7 5,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 33 40 19,66 235,520 20 87 104 165 14535

88 2 ARDAY ILDIPIM 7H 8 7 5,67 6 9 3,00 9 6 7,00 5 5 3,33 1 6 -1,00 7 3 6,00 36 36 24,00 233,393 21 88 105 168 14866

89 55 CEREN GELGÖR 7A 8 7 5,67 8 7 5,67 7 8 4,33 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 35 40 21,67 229,787 14 89 106 171 15064

90 45 ELİF GÖZÜBÜYÜK 7A 10 5 8,33 5 10 1,67 9 6 7,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 33 42 19,00 226,387 15 90 107 172 15403

91 341 NECLA ÇATAL 7A 12 3 11,00 2 11 -1,67 8 6 6,00 6 3 5,00 9 1 8,67 2 7 -0,33 39 31 28,67 226,303 16 91 108 173 15425

92 164 ÖMER YUSUF AYKAÇ 7D 9 6 7,00 6 9 3,00 7 8 4,33 5 5 3,33 2 1 1,67 6 4 4,67 35 33 24,00 224,007 4 92 109 174 15551

93 413 ZEYNEP AVCI 7G 8 7 5,67 6 6 4,00 7 8 4,33 7 3 6,00 7 3 6,00 1 8 -1,67 36 35 24,33 222,607 26 93 111 177 15611

94 92 FATİH KURT 7D 11 4 9,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 9 1 8,67 10 0 10,00 3 7 0,67 43 32 32,34 221,827 5 94 112 179 15702
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Genel Ortalama 9 6 7,00 6 7 3,64 8 7 5,48 6 4 4,43 6 4 4,49 4 5 1,90 38 32 26,94 237,910
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KATILIMLAR

95 63 EMİRHAN GÜNGÖR 7E 7 5 5,33 6 6 4,00 7 5 5,33 3 4 1,67 5 4 3,67 2 6 0,00 30 30 20,00 219,653 8 95 113 182 16027

96 212 YASİN KÖMBECİ 7E 7 7 4,67 6 4 4,67 8 5 6,33 1 9 -2,00 3 5 1,33 2 7 -0,33 27 37 14,67 217,283 9 96 114 184 16266

97 376 MİRSAD ŞAHİN 7H 9 6 7,00 2 13 -2,33 11 4 9,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 37 38 24,34 216,880 22 97 115 186 16304

98 173 SALİH TATLIER 7F 12 3 11,00 5 10 1,67 7 8 4,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 30 45 15,00 216,053 3 98 116 187 16386

99 237 MELİSA ALAÇAM 7A 11 2 10,33 0 2 -0,67 7 7 4,67 2 2 1,33 9 1 8,67 1 2 0,33 30 16 24,66 215,507 17 99 117 188 16410

100 272 DİLEK ŞEKER 7B 9 6 7,00 4 11 0,33 8 7 5,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 38 37 25,67 214,187 7 100 118 191 16541

101 326 ELİF M  İN 7B 9 6 7,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 41 34 29,67 212,680 8 101 119 192 16644

102 284 YUNUS AYDOĞDU 7E 9 6 7,00 4 11 0,33 8 7 5,67 6 4 4,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 37 38 24,33 211,213 10 102 120 195 16776

103 176 SEVİLAY MEŞE 7A 9 6 7,00 4 11 0,33 9 6 7,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 33 42 19,00 209,893 18 103 121 197 16906

104 318 ALİ ŞAHİN 7D 4 11 0,33 5 7 2,67 9 6 7,00 10 0 10,00 7 3 6,00 3 7 0,67 38 34 26,67 207,537 6 104 122 200 17085

105 338 HÜMEYRA YİĞİT 7C 9 6 7,00 3 7 0,67 8 5 6,33 3 5 1,33 5 2 4,33 0 4 -1,33 28 29 18,33 206,610 12 105 123 201 17172

106 377 SENANUR AKBAŞ 7C 9 6 7,00 4 11 0,33 7 8 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 38 37 25,66 206,480 13 106 124 202 17199

107 57 YUSUF KAVAK 7E 10 5 8,33 4 11 0,33 6 9 3,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 38 37 25,66 205,947 11 107 125 203 17229

108 14 AMİNE NUR TAŞTAN 7A 13 2 12,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 6 4 4,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 37 38 24,33 205,040 19 108 126 205 17282

109 110 SUDEN Z ÖNEN 7C 8 7 5,67 1 10 -2,33 10 3 9,00 7 1 6,67 6 2 5,33 1 6 -1,00 33 29 23,34 203,330 14 109 127 209 17443

110 282 ELİFSU YILDIRIM 7C 7 8 4,33 2 13 -2,33 11 4 9,67 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 35 40 21,67 198,707 15 110 128 211 18203

111 456 EMİRCAN YÜKSEL 7D 11 4 9,67 4 11 0,33 4 11 0,33 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 38 37 25,66 197,840 7 111 129 212 18260

112 350 YASİN TOPAL 7H 7 8 4,33 6 9 3,00 7 8 4,33 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 32 43 17,66 197,613 23 112 130 213 18279

113 154 M US*FA KABACA 7F 10 5 8,33 4 11 0,33 5 10 1,67 7 3 6,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 37 38 24,33 194,827 4 113 131 214 18641

114 84 ESMA FINDIKCI 7A 10 3 9,00 1 4 -0,33 5 7 2,67 1 4 -0,33 7 3 6,00 4 1 3,67 28 22 20,68 194,177 20 114 132 215 18716

115 175 SAMİRA ÖNDER 7B 7 8 4,33 7 8 4,33 6 9 3,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 27 48 11,00 188,467 9 115 133 218 19160

116 134 YASİİ İRMAK 7F 7 8 4,33 4 11 0,33 8 7 5,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 32 43 17,67 187,253 5 116 134 219 19246

117 363 HAKAN ÖZÜDOĞRU 7D 7 8 4,33 2 13 -2,33 10 5 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 1 9 -2,00 34 41 20,33 187,147 8 117 135 220 19264

118 330 EMİRHAN BERBER 7D 12 3 11,00 3 9 0,00 3 9 0,00 5 4 3,67 4 6 2,00 1 0 1,00 28 31 17,67 185,180 9 118 136 221 19396

119 186 SÜMEYYE ÜNGÖR 7A 7 7 4,67 5 10 1,67 7 5 5,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 25 46 9,67 182,163 21 119 137 222 19637

120 193 TUĞBA  U ZUN 7B 9 6 7,00 4 11 0,33 6 9 3,00 5 5 3,33 4 6 2,00 28 37 15,66 181,220 10 120 138 223 19692

121 279 İBRAHİM BİÇER 7D 4 11 0,33 5 10 1,67 9 5 7,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 29 45 14,00 179,333 10 121 140 225 19780

122 26 BENGİSU ÖZDEMİ R 7A 9 6 7,00 5 10 1,67 5 10 1,67 1 9 -2,00 8 2 7,33 1 9 -2,00 29 46 13,67 178,173 22 122 142 227 19943

123 96 FAZLI ASLAN 7D 7 8 4,33 1 10 -2,33 8 4 6,67 7 3 6,00 4 5 2,33 3 5 1,33 30 35 18,33 175,680 11 123 143 231 20170

124 0 ALİHAN DEMİR 7F 5 10 1,67 8 7 5,67 4 11 0,33 6 4 4,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 30 45 15,01 175,360 6 124 144 232 20198

125 34 BUSEN R BÜĞRÜOĞLU7A 7 8 4,33 5 10 1,67 6 9 3,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 29 46 13,67 174,093 23 125 145 233 20276

126 167 R E S U L G ÖKÜ Ş 7D 6 7 3,67 5 6 3,00 5 9 2,00 6 3 5,00 0 8 -2,67 3 7 0,67 25 40 11,67 171,500 12 126 146 236 20548

127 29 BERRA BAŞAK 7C 8 7 5,67 4 11 0,33 5 10 1,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 30 45 15,00 165,627 16 127 147 238 21104

128 72 ENES DAĞDELEN 7E 9 6 7,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 27 48 11,00 163,280 12 128 149 243 21261

129 188 HAKAN YILDIZ 7E 9 6 7,00 4 11 0,33 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 25 50 8,34 161,067 13 129 150 247 21787

130 98 FERHATEMRE KARALI 7E 6 8 3,33 3 12 -1,00 7 8 4,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 29 45 13,99 159,657 14 130 151 249 21884

131 174 SAMET ŞEN 7E 8 4 6,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 25 47 9,34 159,637 15 131 152 250 21886

132 42 DİLA ŞİMŞEK 7G 5 10 1,67 3 12 -1,00 8 7 5,67 3 7 0,67 6 4 4,67 4 5 2,33 29 45 14,01 158,683 27 132 153 251 21923

133 101 GİZEM ÜNAL 7B 5 10 1,67 2 8 -0,67 7 5 5,33 3 5 1,33 4 3 3,00 4 5 2,33 25 36 12,99 157,487 11 133 154 252 22051

134 141 MERYEM YILDIRIM 7B 8 7 5,67 4 11 0,33 4 11 0,33 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 29 46 13,66 156,533 12 134 155 253 22103

135 652 NEVZAT CAN ARICI 7E 7 8 4,33 5 9 2,00 5 10 1,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 23 51 6,00 154,877 16 135 156 254 22225

136 20 SUDENUR UYAR 7C 5 10 1,67 4 11 0,33 5 8 2,33 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 29 44 14,33 149,827 17 136 157 259 22737

137 189 ŞÜKRİYE S ALAN 7C 8 7 5,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 8 2 7,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 29 46 13,67 139,933 18 137 158 264 24139

138 192 TUĞBA TOPAL 7A 8 7 5,67 3 12 -1,00 4 10 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 24 50 7,34 136,387 24 138 159 267 24555

139 99 FEVZİYE İÇAĞASI 7C 4 10 0,67 2 11 -1,67 7 8 4,33 3 5 1,33 5 1 4,67 1 4 -0,33 22 39 9,00 131,720 19 139 160 268 24921

140 148 AYŞENUR ERİK 7A 8 7 5,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 23 52 5,68 130,453 25 140 161 269 25090

141 123 İSMAİL ÖZÇAM 7H 9 6 7,00 1 14 -3,67 5 10 1,67 5 5 3,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 24 51 7,00 128,987 24 141 162 270 25154
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 7. SINIF 5.DENEME 148 169 296 29651

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERDİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 7,00 6 7 3,64 8 7 5,48 6 4 4,43 6 4 4,49 4 5 1,90 38 32 26,94 237,910

Okul Ortalaması 10 5 8,28 6 8 3,51 9 6 6,73 6 4 4,81 6 3 5,40 4 6 1,84 41 31 30,57 257,230

KATILIMLAR

142 370 MURAT BARDAKCI 7E 5 10 1,67 4 11 0,33 4 11 0,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 5 5 3,33 22 53 4,33 121,440 17 142 163 272 26039

143 298 EMREYETİM 7F 5 10 1,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 20 55 1,66 108,360 7 143 164 277 27060

144 125 KEMAL BİÇER 7E 6 9 3,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 18 57 -0,99 102,280 18 144 165 279 28008

145 259 ABDÜLSAMETSARI 7F 7 8 4,33 2 13 -2,33 3 12 -1,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 18 57 -1,00 96,840 8 145 166 282 28281

146 199 TUUNAHANÇŞÜNTLANÇ7F 4 11 0,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 0 9 -3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 16 58 -3,34 92,453 9 146 167 286 28504

147 582 ZEHRA ALBOJASIM 7B 4 11 0,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 16 59 -3,66 87,347 13 147 168 289 28764

148 265 MERCAN AKÖZ 7D 3 12 -1,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 0 10 -3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 14 61 -6,33 78,973 13 148 169 291 29028
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 6. SINIF 5.DENEME 78 78 148 24316

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERDİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,72 6 8 3,24 6 8 3,18 5 5 3,31 5 5 3,54 4 5 2,32 33 38 20,31 199,600

Okul Ortalaması 8 6 6,50 6 7 4,03 6 7 4,03 6 4 4,42 6 3 5,32 5 4 4,01 39 31 28,31 231,190

KATILIMLAR

1 327 ŞEVVAL KARA 6D 14 1 13,67 12 3 11,00 10 5 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 64 11 60,34 401,440 1 1 1 5 1126

2 434 FEYZA ERDOĞAN 6C 13 1 12,67 11 4 9,67 11 4 9,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 60 14 55,34 384,657 1 2 2 7 1341

3 23 ABDULLAH ÇAĞLAR 6B 13 2 12,33 10 5 8,33 11 3 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 62 12 58,00 381,160 1 3 3 9 1385

4 214 FEYZA ÖZGE ÇAM 6D 14 1 13,67 7 3 6,00 9 4 7,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 60 8 57,34 357,170 2 4 4 12 2435

5 144 AZRANUR AFAT 6C 14 0 14,00 7 7 4,67 11 4 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 57 16 51,68 350,587 2 5 5 13 2634

6 146 ŞAMİL ÖZYILMAZ 6B 13 2 12,33 8 7 5,67 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 56 19 49,67 345,893 2 6 6 15 2728

7 33 ALİ İHSAN GÜL 6A 11 4 9,67 11 3 10,00 8 4 6,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 2 5,33 52 17 46,34 338,843 1 7 7 18 2861

8 281 NİSA BENZEŞ 6D 11 3 10,00 11 3 10,00 6 7 3,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 52 19 45,67 323,147 3 8 8 20 3273

9 60 RANA KILIÇCI 6D 10 5 8,33 10 5 8,33 8 7 5,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 53 22 45,66 314,640 4 9 9 22 3628

10 357 CEREN GÜLNÇ 6D 10 4 8,67 11 3 10,00 8 6 6,00 9 1 8,67 5 1 4,67 43 15 38,01 313,847 5 10 10 23 3690

11 206 ESRA ÇAVUŞ 6C 10 2 9,33 7 4 5,67 9 2 8,33 7 1 6,67 6 2 5,33 9 1 8,67 48 12 44,00 313,637 3 11 11 24 3695

12 32 A FARUK YÖNDEMLİ 6A 9 5 7,33 11 3 10,00 10 5 8,33 6 3 5,00 36 16 30,66 307,400 2 12 12 25 3990

13 425 BURAK YÜCEL 6A 8 4 6,67 9 3 8,00 9 5 7,33 9 1 8,67 8 1 7,67 2 2 1,33 45 16 39,67 300,880 3 13 13 30 4213

14 315 FURKAN YEŞİLYURT 6B 10 5 8,33 9 4 7,67 7 6 5,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 49 22 41,67 299,700 3 14 14 31 4273

15 53 ABDULLAH M AKSOY 6B 10 1 9,67 6 3 5,00 8 3 7,00 8 1 7,67 7 2 6,33 7 1 6,67 46 11 42,34 299,260 4 15 15 32 4287

16 290 ONUR     ÇAMLI 6B 10 2 9,33 6 4 4,67 8 4 6,67 8 1 7,67 6 4 4,67 5 0 5,00 43 15 38,01 285,237 5 16 16 34 5089

17 450 SELMAN DOKUYUCU 6B 10 3 9,00 9 4 7,67 6 8 3,33 4 4 2,67 8 2 7,33 7 3 6,00 44 24 36,00 282,120 6 17 17 35 5240

18 278 MÜNEVVER DÜZGÜN 6D 13 2 12,33 7 7 4,67 5 10 1,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 51 22 43,68 282,067 6 18 18 36 5242

19 114 BİNNUR HIZ 6C 11 4 9,67 8 7 5,67 8 7 5,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 44 31 33,68 279,373 4 19 19 37 5307

20 202 ELİF EYVAZ 6C 11 3 10,00 7 7 4,67 9 5 7,33 1 4 -0,33 6 3 5,00 34 22 26,67 272,323 5 20 20 40 5786

21 286 NİSANUR DÜNDAR 6D 10 5 8,33 8 7 5,67 7 8 4,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 46 29 36,33 271,893 7 21 21 41 5794

22 610 SUDEM FINDIKCI 6C 10 5 8,33 5 9 2,00 9 5 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 49 24 40,99 271,303 6 22 22 42 5803

23 112 ZEYNEP RANA ARICI 6D 9 2 8,33 8 3 7,00 5 3 4,00 6 1 5,67 7 1 6,67 2 5 0,33 37 15 32,00 269,010 8 23 23 43 5920

24 408 EBRAR KURTCU 6C 11 3 10,00 5 6 3,00 7 7 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 1 5,67 46 20 39,34 267,680 7 24 24 45 5982

25 155 ELVAN AKMAN 6B 11 4 9,67 7 7 4,67 7 7 4,67 7 3 6,00 7 1 6,67 2 2 1,33 41 24 33,01 265,083 7 25 25 47 6184

26 195 BÜŞRAUZUN 6D 11 4 9,67 9 6 7,00 5 10 1,67 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 42 33 31,01 261,613 9 26 26 48 6360

27 268 MERVE GÖNEY 6D 11 4 9,67 6 9 3,00 8 7 5,67 7 3 6,00 4 6 2,00 7 3 6,00 43 32 32,34 259,920 10 27 27 49 6469

28 56 HAYRÜNNİSA  ŞAHİN 6D 12 1 11,67 5 7 2,67 5 6 3,00 6 3 5,00 8 2 7,33 7 2 6,33 43 21 36,00 258,320 11 28 28 50 6628

29 88 ALPEREN ŞENTÜRK 6B 11 4 9,67 4 11 0,33 9 6 7,00 4 6 2,00 8 2 7,33 10 0 10,00 46 29 36,33 256,840 8 29 29 52 6709

30 400 MERYEM BÜŞRA KAN 6C 5 10 1,67 8 7 5,67 11 4 9,67 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 41 34 29,67 256,400 8 30 30 53 6714

31 396 ARDA UZLAŞAN 6A 7 8 4,33 9 6 7,00 8 7 5,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 39 36 27,01 250,387 4 31 31 54 7011

32 227 HÜMEYSA BÖYÜKTAŞ 6D 10 4 8,67 5 6 3,00 6 6 4,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 42 25 33,67 247,603 12 32 32 56 7135

33 209 ZEYNEP KÖROĞLU 6D 10 5 8,33 6 5 4,33 5 8 2,33 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 43 26 34,32 247,480 13 33 33 57 7155

34 168 BURAK ÜNAL 6B 11 4 9,67 3 7 0,67 9 6 7,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 7 0,67 41 29 31,35 246,957 9 34 34 59 7195

35 287 NİSA NUR TEKİN 6D 11 3 10,00 6 9 3,00 5 10 1,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 43 31 32,67 239,017 14 35 35 64 7643

36 273 MERYEM NUR YILMAZ 6D 12 3 11,00 8 7 5,67 3 12 -1,00 7 3 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 39 36 27,00 236,680 15 36 36 65 7748

37 329 ŞULE NUR ÖZSOYOĞL 6D 10 5 8,33 8 7 5,67 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 34 41 20,33 228,040 16 37 37 69 8353

38 128 BENGİSUKARAÇAM 6C 10 5 8,33 5 9 2,00 5 9 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 42 31 31,66 224,477 9 38 38 71 8504

39 269 MERVE KOYUNCU 6C 10 5 8,33 5 7 2,67 6 9 3,00 3 7 0,67 6 3 5,00 7 3 6,00 37 34 25,67 223,677 10 39 39 72 8572

40 221 FURKAN ÇALIŞKAN 6B 10 5 8,33 6 9 3,00 6 9 3,00 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 37 38 24,32 222,893 10 40 40 73 8620

41 265 MERCAN AKÖZ 6D 11 4 9,67 5 10 1,67 5 10 1,67 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 40 35 28,35 219,840 17 41 41 75 8723

42 261 İLAYDA BAŞAR 6D 7 8 4,33 7 8 4,33 6 9 3,00 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 40 35 28,33 219,480 18 42 42 76 8754

43 197 CEMALE YILMAZER 6D 9 3 8,00 6 8 3,33 3 8 0,33 6 2 5,33 7 3 6,00 7 2 6,33 38 26 29,32 218,183 19 43 43 77 8819

44 130 BERAT ÇAKMAK 6B 6 4 4,67 6 4 4,67 4 5 2,33 2 1 1,67 7 1 6,67 7 3 6,00 32 18 26,01 216,520 11 44 44 80 9158

45 337 YAKUP DEMİRER 6B 6 6 4,00 7 4 5,67 5 5 3,33 3 6 1,00 7 3 6,00 3 5 1,33 31 29 21,33 216,083 12 45 45 81 9199

46 267 MERT ŞAHİN 6A 8 7 5,67 6 9 3,00 6 9 3,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 39 36 27,00 215,200 5 46 46 83 9234

47 316 SÜMEYYE ÇATAL 6D 6 9 3,00 1 1 0,67 9 5 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 36 25 27,67 211,943 20 47 47 86 9550

                                                1 / 2



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 6. SINIF 5.DENEME 78 78 148 24316

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERDİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,72 6 8 3,24 6 8 3,18 5 5 3,31 5 5 3,54 4 5 2,32 33 38 20,31 199,600

Okul Ortalaması 8 6 6,50 6 7 4,03 6 7 4,03 6 4 4,42 6 3 5,32 5 4 4,01 39 31 28,31 231,190

KATILIMLAR

48 36 ATIF  AKDANALI 6A 7 8 4,33 6 9 3,00 8 7 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 34 41 20,33 211,000 6 48 48 87 9615

49 308 SENA SAHBAZ 6C 6 9 3,00 8 7 5,67 7 8 4,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 32 43 17,66 209,653 11 49 49 89 9667

50 385 ŞEYMA KILIÇ 6D 9 5 7,33 5 9 2,00 5 9 2,00 7 3 6,00 9 1 8,67 2 6 0,00 37 33 26,00 206,740 21 50 50 91 9818

51 47 ZEYNEP GÖKÇE 6C 8 7 5,67 7 6 5,00 4 11 0,33 8 2 7,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 36 36 24,00 206,717 12 51 51 92 9819

52 49 NİSANUR BAYATLI 6C 7 8 4,33 6 9 3,00 7 6 5,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 31 42 17,00 201,080 13 52 52 94 10181

53 235 OSMANARDAÇALIŞIR 6A 8 7 5,67 6 9 3,00 6 8 3,33 5 1 4,67 25 25 16,67 197,287 7 53 53 96 10382

54 208 FATMA ÖZER 6D 6 8 3,33 4 7 1,67 6 6 4,00 6 3 5,00 5 2 4,33 7 3 6,00 34 29 24,33 195,783 22 54 54 97 10439

55 571 AYŞENUR SEVER 6D 9 1 8,67 3 6 1,00 3 1 2,67 9 1 8,67 5 2 4,33 29 11 25,34 193,777 23 55 55 98 10532

56 213 FATMANUR KEPCE 6C 6 9 3,00 6 7 3,67 5 10 1,67 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 35 38 22,34 190,953 14 56 56 100 10705

57 342 YUSUF AZMİ BİÇER 6B 6 9 3,00 6 9 3,00 5 10 1,67 7 3 6,00 5 5 3,33 8 2 7,33 37 38 24,33 190,773 13 57 57 101 10818

58 0 SUDENA ZBIYIK 6D 10 5 8,33 5 4 3,67 15 9 12,00 187,547 24 58 58 103 10983

59 275 MUSTAFA EMİN FB 6A 6 9 3,00 5 10 1,67 7 8 4,33 6 4 4,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 34 41 20,33 186,360 8 59 59 104 11048

60 37 BURAK SAFA BOZTEP 6A 6 6 4,00 4 6 2,00 5 8 2,33 5 4 3,67 5 5 3,33 3 0 3,00 28 29 18,33 180,190 9 60 60 105 11350

61 219 FUAT AKTAŞ 6B 6 9 3,00 4 11 0,33 6 9 3,00 5 5 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 37 38 24,32 179,307 14 61 61 106 11398

62 319 SÜMEYYE ŞENTÜRK 6D 3 11 -0,67 6 8 3,33 8 7 5,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 5 2,33 28 44 13,33 176,723 25 62 62 108 11601

63 194 BURHAN TAŞ 6B 4 10 0,67 6 4 4,67 4 4 2,67 4 5 2,33 5 5 3,33 1 3 0,00 24 31 13,67 175,167 15 63 63 110 11675

64 64 SEFAGAY ETLİ 6A 7 8 4,33 6 9 3,00 5 10 1,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 29 46 13,66 175,133 10 64 64 111 11676

65 196 CEMRE SIRÇA 6D 8 7 5,67 5 7 2,67 4 9 1,00 3 7 0,67 4 5 2,33 1 7 -1,33 25 42 11,01 170,830 26 65 65 112 12194

66 201 ELA ŞAHBAZ 6D 9 5 7,33 4 9 1,00 2 12 -2,00 3 7 0,67 8 2 7,33 6 3 5,00 32 38 19,33 166,813 27 66 66 116 12433

67 430 FATİH HİKMET DÖNE 6A 3 7 0,67 3 8 0,33 7 3 6,00 3 4 1,67 6 3 5,00 2 4 0,67 24 29 14,34 165,063 11 67 67 118 12633

68 276 MUSTAFA GÜLER 6B 4 8 1,33 1 7 -1,33 8 4 6,67 6 2 5,33 19 21 12,00 156,513 16 68 68 120 14013

69 264 EMİN SEVİNÇ 6B 7 8 4,33 7 3 6,00 6 4 4,67 2 3 1,00 22 18 16,00 153,177 17 69 69 122 14680

70 144 AHMETUKOÇ 6B 3 12 -1,00 6 9 3,00 5 9 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 17 57 -2,00 122,747 18 70 70 131 18481

71 126 BAYRAM BUDAK 6A 4 11 0,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 28 47 12,32 120,867 12 71 71 132 18595

72 203 EMRE ÖNER 6B 1 14 -3,67 5 10 1,67 6 8 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 21 53 3,33 118,413 19 72 72 134 18766

73 288 OĞUZHAN ÜNSAL 6A 4 11 0,33 4 11 0,33 5 10 1,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 20 55 1,67 116,467 13 73 73 136 18892

74 87 ALİ EMRE DÜŞGÜN 6B 5 10 1,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 27 48 11,00 114,133 20 74 74 137 19315

75 305 RAİFENAZ HEMDOĞRU6D 4 11 0,33 4 11 0,33 3 8 0,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 21 50 4,32 114,000 28 75 75 138 19338

76 6 A KADİR DEMİRER 6B 0 12 -4,00 6 5 4,33 3 9 0,00 1 5 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 15 46 -0,34 109,330 21 76 76 140 19927

77 306 EFE UZUN 6B 6 9 3,00 2 12 -2,00 4 11 0,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 19 55 0,66 102,570 22 77 77 143 20410

78 515 FEYZAMETEHAN 6C 3 12 -1,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 15 60 -5,00 81,667 15 78 78 147 22887
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 5. SINIF 5.DENEME 124 141 216 25864

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERDİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,99 5 8 2,74 6 8 3,52 5 5 3,46 5 4 3,94 4 5 2,02 33 37 20,67 199,970

Okul Ortalaması 9 5 7,32 6 7 3,99 7 7 4,25 5 4 4,24 5 4 4,27 4 5 2,23 37 32 26,30 232,760

KATILIMLAR

1 479 Z ECRİN BOYVAT 5A 14 1 13,67 13 1 12,67 11 4 9,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 67 7 64,68 427,890 1 1 1 1 147

2 478 M EYMEN BOYVAT 5D 12 3 11,00 15 0 15,00 12 3 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 1 0 1,00 59 7 56,67 422,043 1 2 2 2 174

3 22 AHMET TAHA ATEŞ 5D 14 1 13,67 10 5 8,33 12 3 11,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 2 6,33 63 11 59,33 394,803 2 3 3 5 704

4 243 M HAKAN ŞARIKAYA 5D 12 2 11,33 11 1 10,67 12 3 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 4 2 3,33 58 9 55,00 391,140 3 4 4 6 753

5 4 ABDULLAH ÖZŞAHİN 5D 11 2 10,33 15 0 15,00 10 2 9,33 6 0 6,00 3 1 2,67 45 5 43,33 386,760 4 5 5 8 1658

6 295 RUKİYE ÇAM 5A 14 1 13,67 13 1 12,67 9 5 7,33 4 0 4,00 4 0 4,00 7 0 7,00 51 7 48,67 385,887 2 6 6 9 1668

7 97 A FURKAN TOKMAK 5D 13 2 12,33 11 3 10,00 11 4 9,67 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 59 15 54,01 384,117 5 7 7 10 1682

8 157 EMRULLAH E KEPÇE 5E 11 3 10,00 12 1 11,67 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 4 5 2,33 55 16 49,66 381,867 1 8 8 12 1695

9 41 SİNAN YAKIŞAN 5D 11 4 9,67 13 1 12,67 12 3 11,00 10 0 10,00 2 0 2,00 48 8 45,34 379,203 6 9 9 13 1811

10 166 ERDEM VA AN 5D 10 5 8,33 14 1 13,67 10 5 8,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 56 19 49,66 372,813 7 10 10 14 2061

11 238 MERT ALİ AKBAŞ 5F 13 2 12,33 10 5 8,33 11 4 9,67 10 0 10,00 8 2 7,33 5 5 3,33 57 18 50,99 365,040 1 11 11 15 2147

12 246 ONUR ŞAMLI 5D 11 0 11,00 9 0 9,00 10 4 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 50 4 48,67 356,287 8 12 12 17 2245

13 19 AHMETHHAKAN EB L 5D 13 1 12,67 9 5 7,33 10 3 9,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 5 2,33 54 16 48,67 351,217 9 13 13 18 2325

14 24 ASLI AĞAÇ 5C 12 3 11,00 10 4 8,67 11 4 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 51 23 43,34 345,917 1 14 14 21 2375

15 249 MUSAB YİĞİT PEKCA 5D 11 4 9,67 9 6 7,00 11 4 9,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 57 18 51,01 343,533 10 15 15 22 2404

16 82 CEYLİN ÖZ 5A 13 2 12,33 12 1 11,67 6 9 3,00 8 1 7,67 6 1 5,67 7 3 6,00 52 17 46,34 343,120 3 16 16 23 2409

17 3030 SUDE NAZ SAĞLAM 5A 14 0 14,00 9 5 7,33 9 5 7,33 8 2 7,33 3 1 2,67 4 5 2,33 47 18 40,99 335,017 4 17 17 25 2541

18 343 YILDIRAY ALATAŞ 5D 9 3 8,00 10 2 9,33 12 2 11,33 6 4 4,67 4 1 3,67 41 12 37,00 334,547 11 18 18 26 2550

19 519 GÖKMEN TAHA IŞIK 5E 10 2 9,33 8 4 6,67 10 2 9,33 8 2 7,33 9 0 9,00 5 3 4,00 50 13 45,66 327,400 2 19 19 28 2647

20 402 TAHA KILIÇCI 5D 10 4 8,67 12 3 11,00 9 5 7,33 7 0 7,00 38 12 34,00 321,677 12 20 20 30 2820

21 533 SERHAT KARAKURT 5D 11 4 9,67 14 1 13,67 6 4 4,67 1 1 0,67 0 1 -0,33 32 11 28,35 319,853 13 21 21 32 2864

22 409 AHMET SARITAŞ 5F 11 2 10,33 8 3 7,00 8 4 6,67 10 0 10,00 7 0 7,00 4 3 3,00 48 12 44,00 316,303 2 22 22 33 3038

23 257 NEŞE KARACAÖREN 5A 13 2 12,33 9 4 7,67 8 7 5,67 5 1 4,67 8 2 7,33 43 16 37,67 315,713 5 23 23 35 3047

24 231 MEHMET ŞANAL 5F 13 2 12,33 10 5 8,33 7 8 4,33 10 0 10,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 49 26 40,32 314,360 3 24 24 36 3163

25 242 M EMİN KARACA 5E 13 2 12,33 8 6 6,00 8 7 5,67 9 1 8,67 9 1 8,67 4 5 2,33 51 22 43,67 312,347 3 25 25 37 3229

26 349 ZEYNEP DEMİREL 5A 11 3 10,00 9 3 8,00 8 5 6,33 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 46 23 38,33 309,927 6 26 26 39 3281

27 372 ÖMERFARUKSAĞLAM 5F 12 3 11,00 7 4 5,67 9 6 7,00 7 3 6,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 46 25 37,67 299,333 4 27 27 41 3678

28 248 YUSUF SUNAR ABC 5D 9 3 8,00 8 4 6,67 8 6 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 6 2 5,33 48 18 42,00 296,140 14 28 28 42 3825

29 17 AHMET ERHAN TEMEL 5D 7 3 6,00 8 4 6,67 9 5 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 3 3,00 45 18 39,00 287,710 15 29 29 44 4210

30 233 MELEK ZEHRA SERT 5A 7 7 4,67 9 3 8,00 11 3 10,00 6 3 5,00 33 16 27,67 286,703 7 30 30 46 4231

31 907 YİĞİT MUSABKANBUR 5D 9 4 7,67 9 6 7,00 10 5 8,33 8 2 7,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 39 34 27,67 281,980 16 31 31 48 4452

32 0 5D 10 4 8,67 7 6 5,00 11 3 10,00 3 1 2,67 31 14 26,34 281,083 17 32 32 49 4497

33 104 ECRİN BERBER 5B 13 2 12,33 10 5 8,33 3 5 1,33 4 6 2,00 30 18 23,99 269,400 1 33 33 52 5053

34 3 ZEYNEP NUR YILMAZ 5A 11 3 10,00 6 3 5,00 6 7 3,67 8 2 7,33 6 2 5,33 5 3 4,00 42 20 35,33 268,563 8 34 34 53 5114

35 312 SUDENAZ KÖSE 5C 11 4 9,67 8 7 5,67 5 10 1,67 10 0 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 48 27 39,01 266,867 2 35 35 54 5215

36 191 İREM DAL 5A 13 1 12,67 3 5 1,33 7 7 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 45 21 38,01 266,233 9 36 36 55 5262

37 321 ŞİFA ZEYNEP AKSOY 5B 8 6 6,00 13 2 12,33 5 8 2,33 26 16 20,66 265,663 2 37 37 56 5277

38 358 YAĞMUR ÖZÜBEK 5C 13 2 12,33 5 8 2,33 6 8 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 45 27 35,99 260,567 3 38 38 58 5648

39 354 ZEYNEP SUDE BATUR 5A 10 5 8,33 7 3 6,00 5 10 1,67 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 46 24 38,00 260,357 10 39 39 59 5655

40 300 SEHER GÜRSOY 5B 15 0 15,00 3 11 -0,67 7 8 4,33 10 0 10,00 7 3 6,00 4 5 2,33 46 27 36,99 259,373 3 40 40 60 5698

41 285 RABİA ŞAHİN 5A 10 4 8,67 5 5 3,33 7 7 4,67 7 1 6,67 6 2 5,33 6 4 4,67 41 23 33,34 252,747 11 41 41 63 6026

42 262 CİHAD BERK KOÇAK 5D 9 5 7,33 6 6 4,00 7 8 4,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 44 27 34,99 252,420 18 42 42 64 6031

43 301 SEVDE BÖLÜKBAŞ 5A 13 1 12,67 6 8 3,33 6 3 5,00 25 12 21,00 250,833 12 43 43 65 6099

44 78 BÜŞRA KARALI 5C 11 2 10,33 5 6 3,00 6 7 3,67 6 4 4,67 9 1 8,67 3 2 2,33 40 22 32,67 250,517 4 44 44 66 6113

45 393 AHMET YASİN ÇETİN 5F 9 6 7,00 8 6 6,00 8 7 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 36 38 23,33 249,557 5 45 45 68 6259

46 395 ALİ BURAK ÖZ 5D 9 6 7,00 5 10 1,67 9 6 7,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 45 30 35,01 248,933 19 46 46 71 6293

47 296 SEDEF TOPÇU 5B 11 2 10,33 6 5 4,33 5 5 3,33 4 1 3,67 5 1 4,67 2 3 1,00 33 17 27,33 248,303 4 47 47 72 6314
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 5. SINIF 5.DENEME 124 141 216 25864

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERDİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,99 5 8 2,74 6 8 3,52 5 5 3,46 5 4 3,94 4 5 2,02 33 37 20,67 199,970

Okul Ortalaması 9 5 7,32 6 7 3,99 7 7 4,25 5 4 4,24 5 4 4,27 4 5 2,23 37 32 26,30 232,760

KATILIMLAR

48 74 BETÜL NEVA ÖZKAN 5A 11 4 9,67 6 9 3,00 8 7 5,67 7 3 6,00 3 2 2,33 35 25 26,67 247,707 13 48 48 73 6328

49 179 FURKAN POLAT 5E 9 6 7,00 10 5 8,33 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 33 42 19,00 243,493 4 49 49 75 6558

50 274 ÖMERKEREM KODAZ 5F 12 3 11,00 6 9 3,00 5 10 1,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 43 32 32,34 243,400 6 50 50 76 6563

51 76 BÜŞRA ÇATAL 5C 11 4 9,67 6 8 3,33 6 8 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 41 32 30,33 243,237 5 51 51 77 6602

52 446 MEHMET İLKER UYAR 5E 10 5 8,33 6 9 3,00 8 7 5,67 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 39 36 26,99 242,840 5 52 52 78 6614

53 401 EMİRHAN TOPUZ 5F 11 4 9,67 5 8 2,33 8 7 5,67 8 2 7,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 38 35 26,33 242,260 7 53 53 79 6653

54 414 KUBAN EFE ARSLAN 5D 6 4 4,67 4 3 3,00 9 5 7,33 6 0 6,00 9 1 8,67 34 13 29,67 241,417 20 54 54 82 6722

55 415 BERKAY B BALTALI 5F 10 5 8,33 6 9 3,00 8 7 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 38 37 25,66 240,573 8 55 55 83 6761

56 424 EMİRHAN KINA Lİ 5E 9 6 7,00 9 5 7,33 4 3 3,00 0 3 -1,00 6 4 4,67 28 21 21,00 239,483 6 56 56 84 6844

57 421 BEYTUIIA ÇEIİKBAŞ 5E 10 5 8,33 6 9 3,00 7 8 4,33 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 40 35 28,33 237,973 7 57 57 85 6915

58 325 TALHA ODABAŞŞŞ 5D 10 5 8,33 6 9 3,00 9 6 7,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 34 40 20,67 237,937 21 58 58 86 6916

59 333 TUNAHAN POLAT 5F 9 6 7,00 8 6 6,00 6 9 3,00 7 3 6,00 3 0 3,00 33 24 25,00 237,530 9 59 59 88 6942

60 234 M 5D 8 5 6,33 4 3 3,00 9 6 7,00 7 3 6,00 28 17 22,33 233,527 22 60 60 90 7655

61 320 ŞEYMANUR KAYA 5A 9 4 7,67 1 5 -0,67 9 6 7,00 7 2 6,33 8 1 7,67 6 4 4,67 40 22 32,67 231,757 14 61 61 92 7740

62 75 BUSE ÇAPAR 5B 8 7 5,67 8 6 6,00 5 10 1,67 6 3 5,00 7 3 6,00 5 3 4,00 39 32 28,34 230,510 5 62 62 93 7814

63 334 YAREN ERDAL 5B 10 4 8,67 4 8 1,33 6 5 4,33 7 2 6,33 8 2 7,33 3 2 2,33 38 23 30,32 230,503 6 63 63 94 7815

64 389 ESLEM KESGİN 5A 9 4 7,67 6 5 4,33 6 9 3,00 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 36 33 25,00 229,033 15 64 64 95 7886

65 407 MUSTAFA SAİT TURA 5E 10 4 8,67 6 9 3,00 5 8 2,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 6 1,00 39 32 28,33 226,887 8 65 65 96 8017

66 255 MÜNEVVER CESA *T 5B 6 9 3,00 8 7 5,67 7 8 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 39 36 27,00 226,760 7 66 66 98 8021

67 356 ZEYNEP TOLAN 5B 10 4 8,67 5 7 2,67 6 7 3,67 5 4 3,67 8 1 7,67 1 7 -1,33 35 30 25,02 225,193 8 67 67 99 8196

68 258 NİSANUR EEPÇE 5A 6 8 3,33 6 5 4,33 7 5 5,33 6 0 6,00 5 1 4,67 3 0 3,00 33 19 26,66 225,173 16 68 68 100 8197

69 378 NAZMİYEGÜL KARTAL 5C 12 2 11,33 7 8 4,33 4 11 0,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 33 41 19,32 222,577 6 69 69 103 8345

70 215 İSMAİL EMRE 5D 8 7 5,67 6 9 3,00 7 8 4,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 39 36 27,00 221,187 23 70 70 104 8414

71 314 SÜMEYYE SELBEST 5B 10 5 8,33 6 9 3,00 5 10 1,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 39 36 27,00 218,973 9 71 71 105 8789

72 171 FIRAT EFE MUMCU 5E 10 5 8,33 7 8 4,33 5 10 1,67 5 5 3,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 34 41 20,33 215,547 9 72 72 108 9003

73 322 ŞÜHEDA YARDIMCI 5C 12 2 11,33 5 5 3,33 5 10 1,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 28 41 14,33 213,147 7 73 73 109 10017

74 289 RANA NUR TİMUR 5C 11 4 9,67 5 3 4,00 3 12 -1,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 6 1,00 34 33 23,01 210,327 8 74 74 110 10264

75 348 ZEYNEP ARICI 5B 8 7 5,67 5 8 2,33 5 9 2,00 5 3 4,00 10 0 10,00 5 5 3,33 38 32 27,33 204,353 10 75 75 113 10782

76 328 TUĞBA KARAGÖZ 5B 7 8 4,33 4 11 0,33 9 6 7,00 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 35 40 21,66 202,640 11 76 76 114 10917

77 412 BERAT KAYA 5F 7 5 5,33 5 3 4,00 5 7 2,67 6 2 5,33 3 5 1,33 2 6 0,00 28 28 18,66 202,340 10 77 77 115 10930

78 79 BÜŞRANU  ÖZTÜRK 5C 8 7 5,67 4 11 0,33 8 7 5,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 35 40 21,67 201,533 9 78 78 116 10984

79 360 KÜBRA KÜMBÜL 5A 9 3 8,00 6 7 3,67 6 9 3,00 0 9 -3,00 1 7 -1,33 3 7 0,67 25 42 11,01 201,523 17 79 79 117 10986

80 139 ELİF KABACA 5C 9 5 7,33 4 9 1,00 7 7 4,67 4 3 3,00 24 24 16,00 197,463 10 80 80 120 11350

81 500 ESİLA NAS KAYA 5C 12 3 11,00 1 7 -1,33 5 3 4,00 4 4 2,67 22 17 16,34 196,930 11 81 81 123 11391

82 433 MÜBERRA GİZEM 5B 9 4 7,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 4 2,67 7 3 6,00 6 3 5,00 33 27 24,00 195,607 12 82 82 124 11518

83 383 5B 9 3 8,00 3 4 1,67 5 4 3,67 17 11 13,34 195,177 13 83 83 125 11551

84 367 İREM*YNEP SONDÜL 5B 9 2 8,33 4 7 1,67 3 3 2,00 3 1 2,67 1 1 0,67 1 1 0,67 21 15 16,01 192,280 14 84 84 127 11876

85 204 İREM SOYOCAK 5A 12 3 11,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 6 3 5,00 7 2 6,33 5 5 3,33 37 36 25,00 191,873 18 85 85 128 11908

86 384 ZEYNEP ÇAKMAK 5B 8 4 6,67 6 7 3,67 2 1 1,67 16 12 12,01 188,930 15 86 86 129 12203

87 165 ENES TEKÇAM 5F 9 3 8,00 2 8 -0,67 5 7 2,67 5 3 4,00 8 0 8,00 1 5 -0,67 30 26 21,33 186,567 11 87 87 131 12403

88 300 S İ N E M GÜR OY 5B 7 8 4,33 5 9 2,00 6 9 3,00 3 3 2,00 6 4 4,67 27 33 16,00 182,277 16 88 88 132 12680

89 239 MERYEM ÇOBUM 5C 10 5 8,33 5 10 1,67 4 11 0,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 6 1,00 30 44 15,33 181,723 12 89 89 133 12708

90 435 METİN EFE TAŞ 5F 8 7 5,67 4 10 0,67 7 8 4,33 3 4 1,67 22 29 12,34 178,857 12 90 90 134 13284

91 429 ZEYNEP BAYINDIR 5C 6 9 3,00 6 9 3,00 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 4 -0,33 26 44 11,34 172,683 13 91 91 136 13811

92 247 M SEFER TEKMEN 5E 6 9 3,00 7 8 4,33 6 9 3,00 1 8 -1,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 23 51 5,99 172,560 10 92 92 137 13813

93 392 MUHAMMED   KAPLAN 5D 8 7 5,67 2 12 -2,00 9 6 7,00 1 3 0,00 20 28 10,67 172,363 24 93 93 138 13834

94 225 NOOR ELHÜBA 5A 5 10 1,67 8 7 5,67 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 23 52 5,68 166,800 19 94 94 143 14424
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERDİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,99 5 8 2,74 6 8 3,52 5 5 3,46 5 4 3,94 4 5 2,02 33 37 20,67 199,970

Okul Ortalaması 9 5 7,32 6 7 3,99 7 7 4,25 5 4 4,24 5 4 4,27 4 5 2,23 37 32 26,30 232,760

KATILIMLAR

95 366 ERVANUR KABAKDERE5C 8 7 5,67 4 10 0,67 4 11 0,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 32 42 18,01 165,957 14 95 95 144 14529

96 256 NAGİHAN KIR 5B 6 9 3,00 4 11 0,33 8 7 5,67 1 8 -1,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 24 49 7,67 162,590 17 96 96 147 14833

97 124 EIİF SUDE KAMAN 5C 2 13 -2,33 5 10 1,67 7 8 4,33 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 34 41 20,34 162,120 15 97 97 148 14882

98 106 ELİF AŞICI 5B 6 9 3,00 5 10 1,67 6 9 3,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 5 1,33 26 47 10,33 161,847 18 98 98 149 14918

99 420 ELİFNAZ *Ğ A 5C 8 7 5,67 2 13 -2,33 7 8 4,33 3 7 0,67 1 1 0,67 5 5 3,33 26 41 12,34 158,920 16 99 99 150 15667

100 444 ZEYNEP ŞAHİ N 5A 8 5 6,33 0 11 -3,67 5 7 2,67 5 4 3,67 7 3 6,00 6 3 5,00 31 33 20,00 157,183 20 100 100 153 15939

101 403 BÜŞRA VAİL 5B 10 5 8,33 2 13 -2,33 5 9 2,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 2 6 0,00 26 46 10,67 154,100 19 101 101 154 16205

102 187 HİRANUR KAYA 5A 8 7 5,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 4 6 2,00 4 1 3,67 3 7 0,67 27 43 12,68 150,767 21 102 102 155 17042

103 218 İSMAİLTAHA SAYLAN 5E 4 11 0,33 5 10 1,67 7 8 4,33 3 7 0,67 3 6 1,00 2 8 -0,67 24 50 7,33 150,660 11 103 103 156 17045

104 108 FATMANUR YÜKSEL 5C 6 7 3,67 0 11 -3,67 8 5 6,33 2 7 -0,33 6 3 5,00 3 6 1,00 25 39 12,00 149,457 17 104 104 158 17157

105 375 ZEYNEP ŞAHİN 5C 7 8 4,33 4 11 0,33 4 11 0,33 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 27 48 11,00 144,693 18 105 105 163 17517

106 404 MEHMET   TURAN 5D 7 7 4,67 4 10 0,67 4 10 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 21 41 7,35 144,113 25 106 106 164 17578

107 251 MUSAB KENDİRCİ 5F 3 11 -0,67 5 10 1,67 8 7 5,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 19 55 0,67 141,243 13 107 107 166 18685

108 0 5F 4 11 0,33 6 9 3,00 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 22 53 4,33 140,040 14 108 108 167 18747

109 292 RAVAN FARUK 5C 4 4 2,67 3 5 1,33 2 8 -0,67 2 3 1,00 5 3 4,00 3 3 2,00 19 26 10,33 137,227 19 109 109 168 19024

110 220 MEDİNE GEL 5B 7 8 4,33 3 12 -1,00 4 9 1,00 1 5 -0,67 6 3 5,00 2 8 -0,67 23 45 7,99 133,287 20 110 110 169 19358

111 118 ELİF NUR ÖREMİŞ 5B 5 10 1,67 3 10 -0,33 5 8 2,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 22 49 5,67 129,567 21 111 111 171 19886

112 71 KÜRŞAT YAŞAR 5E 7 8 4,33 5 10 1,67 2 13 -2,33 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 23 52 5,67 128,653 12 112 112 172 19957

113 365 EMİNE İNCE 5B 7 8 4,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 4 6 2,00 18 37 5,66 127,767 22 113 113 173 20008

114 335 YAVUZSELİMKABACA 5E 3 12 -1,00 6 9 3,00 4 11 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 5 2,33 21 53 3,32 124,750 13 114 114 176 21221

115 371 KADİRHAN SAYIN 5E 5 10 1,67 4 11 0,33 4 11 0,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 23 52 5,66 122,293 14 115 115 177 21529

116 347 ZEYNEP AVCI 5C 8 7 5,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 21 54 3,00 121,573 20 116 116 178 21566

117 422 M EREN BUDAK 5D 3 12 -1,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 24 51 7,01 117,453 26 117 117 180 22006

118 241 MUHAMMED  MEHDİ 5E 6 9 3,00 5 10 1,67 1 14 -3,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 22 53 4,33 114,240 15 118 118 182 22236

119 184 HASAN METİN 5E 6 8 3,33 3 8 0,33 2 11 -1,67 4 5 2,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 19 48 2,98 114,177 16 119 119 183 22238

120 346 YUNUSEMRE KAYA 5F 6 9 3,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 22 53 4,33 111,213 15 120 120 184 22540

121 188 HAKAN YILDIZ 5E 5 10 1,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 19 56 0,34 101,587 17 121 121 188 23543

122 32 A FARUK YÖNDEMLİ 5A 3 11 -0,67 4 10 0,67 3 12 -1,00 3 6 1,00 13 39 0,00 95,547 22 122 122 190 24068

123 428 ALİ ALBOJASIM 5F 5 10 1,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 18 57 -0,99 92,213 16 123 123 191 24337

124 423 BATUHANAKD* İR 5F 2 13 -2,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 12 63 -9,00 61,573 17 124 124 197 25478
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