
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / PRF YAYINLARI / PRF 6. SINIF KURUMSAL DENEME -1 / PARAF YAYINLARI 6.Sınıf Deneme Sınavı-1 14-11-2019
Çorum - MERKEZ - Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 57 - AKİF AKDANALI 6 / F 14 1 13.67 10 0 10.00 10 0 10.00 8 1 7.67 12 1 11.67 15 0 15.00 69.00 3.00 68.01 461.167 12 4 4 1
2 479 - Z ECRİN BOYVAT 6 / A 14 1 13.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 12 1 11.67 14 1 13.67 70.00 3.00 69.01 460.067 13 5 5 2
3 4 - ABDULLAH ÖZŞAHİN 6 / D 15 0 15.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 12 3 11.00 13 2 12.33 68.00 7.00 65.67 446.667 35 12 12 3
4 24 - ASLI AĞAÇ 6 / C 14 1 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 12 2 11.33 14 1 13.67 67.00 7.00 64.67 444.467 38 13 13 4
5 166 - ERDEM VARAN 6 / D 14 1 13.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 12 3 11.00 14 1 13.67 67.00 8.00 64.34 442.267 40 15 15 5
6 533 - SERHAT KARAKURT 6 / D 12 3 11.00 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 14 1 13.67 14 1 13.67 67.00 8.00 64.34 442.267 40 15 15 5
7 10565055940 - RUKİYE ÇAM 6 / A 15 0 15.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 11 3 10.00 11 4 9.67 67.00 7.00 64.67 431.133 63 23 23 7
8 478 - MELİH EYMENBOYVAT 6 / D 15 0 15.00 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 10 4 8.67 13 2 12.33 66.00 8.00 63.33 431.100 65 24 24 8
9 97 - A FURKAN TO MAK 6 / D 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 11 4 9.67 14 1 13.67 66.00 9.00 63.01 428.933 70 26 26 9

10 164 - YUSUF İŞCEN 6 / D 13 2 12.33 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 12 3 11.00 13 2 12.33 66.00 9.00 62.99 428.833 77 29 29 10
11 477 - OĞUZHAN ÇALIŞKAN 6 / D 14 1 13.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 3 8.00 13 2 12.33 65.00 7.00 62.67 422.233 97 34 34 11
12 378 - NAZMİYE GÜLKARTAL 6 / C 14 1 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 1 7.67 11 2 10.33 12 3 11.00 64.00 8.00 61.34 421.133 107 38 38 12
13 378 - NAZMİYE GÜLKARTAL 6 / C 14 1 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 1 7.67 11 2 10.33 12 3 11.00 64.00 8.00 61.34 421.133 107 38 38 12
14 303 - SUDE NAZ SAĞLAM 6 / A 15 0 15.00 9 1 8.67 6 4 4.67 7 3 6.00 11 4 9.67 14 1 13.67 62.00 13.00 57.68 420.067 112 41 41 14
15 550 - KEVSER ALBAYRAK 6 / C 14 1 13.67 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 11 4 9.67 12 3 11.00 65.00 10.00 61.67 420.033 115 43 43 15
16 14689129112 - ONUR ŞAMLI 6 / D 14 1 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 10 3 9.00 13 2 12.33 64.00 9.00 61.00 420.000 121 45 45 16
17 519 - GÖKMEN TAHAIŞIK 6 / E 12 3 11.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 3 9.00 13 1 12.67 64.00 8.00 61.34 413.367 154 52 52 17
18 257 - NEŞE KARACAÖRE N 6 / A 12 3 11.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 11 3 10.00 11 4 9.67 63.00 11.00 59.34 400.033 216 71 71 18
19 257 - NEŞE KARACAÖRE N 6 / A 12 3 11.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 11 3 10.00 11 4 9.67 63.00 11.00 59.34 400.033 216 71 71 18
20 228 - ÖMER FARUK SOYTÜRK 6 / E 11 4 9.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 14 0 14.00 10 5 8.33 62.00 12.00 58.00 400.000 219 73 73 20
21 354 - ZEYNEP SUDEBATUR 6 / A 13 2 12.33 9 0 9.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 12 3 11.00 60.00 9.00 57.00 396.667 245 82 81 21
22 324 - TALHA EMİR ŞENER 6 / D 13 2 12.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 12 3 11.00 62.00 8.00 59.33 395.533 263 90 88 22
23 157 - EMRULLAH KEPÇE 6 / E 11 4 9.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 1 9.67 13 2 12.33 60.00 11.00 56.34 393.367 270 92 90 23
24 249 - MUSAB YİĞİTPEKCAN 6 / D 13 2 12.33 8 2 7.33 8 1 7.67 8 2 7.33 9 3 8.00 13 2 12.33 59.00 12.00 54.99 392.167 289 96 94 24
25 293 - TARIK ŞAHAN 6 / E 13 2 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 1 7.67 7 5 5.33 13 1 12.67 60.00 10.00 56.67 390.000 305 103 101 25
26 22 - AHMET TAHA AT* 6 / D 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 6 6.00 12 3 11.00 61.00 13.00 56.67 386.667 328 111 109 26
27 234 - MELİH EGE BUDAK 6 / D 11 3 10.00 5 5 3.33 7 3 6.00 7 3 6.00 11 3 10.00 15 0 15.00 56.00 17.00 50.33 384.433 343 117 115 27
28 301 - SEVDE BÖLÜKBAŞ 6 / A 13 2 12.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 8 7 5.67 11 4 9.67 61.00 14.00 56.34 380.033 377 130 128 28
29 182 - HAMZA FAZLIÖLÇER 6 / F 12 1 11.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 10 3 9.00 12 3 11.00 56.00 15.00 51.00 375.567 414 136 134 29
30 296 - SEDEF TOPÇU 6 / B 11 4 9.67 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 3 7.00 13 2 12.33 58.00 13.00 53.66 375.533 421 137 135 30
31 379 - OSMAN BEZİRCİ 6 / D 11 4 9.67 9 1 8.67 6 4 4.67 9 1 8.67 9 3 8.00 13 2 12.33 57.00 15.00 52.01 373.367 440 144 142 31
32 449 - MEHMET EFE 6 / E 12 3 11.00 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 5 8.33 10 5 8.33 59.00 16.00 53.66 371.067 469 152 150 32
33 215 - EMRE KATIRANCI 6 / D 12 3 11.00 9 0 9.00 7 3 6.00 8 2 7.33 8 3 7.00 12 3 11.00 56.00 14.00 51.33 367.767 495 160 158 33
34 395 - ALİ BURAK ÖZ 6 / D 13 1 12.67 9 0 9.00 9 1 8.67 10 0 10.00 5 8 2.33 12 3 11.00 58.00 13.00 53.67 365.567 525 168 166 34
35 82 - CEYLİN ÖZ 6 / A 13 2 12.33 9 1 8.67 6 4 4.67 10 0 10.00 9 2 8.33 9 6 7.00 56.00 15.00 51.00 362.200 563 186 183 35
36 74 - NEVA ÖZKAN 6 / A 14 1 13.67 8 2 7.33 5 5 3.33 7 3 6.00 8 3 7.00 11 4 9.67 53.00 18.00 47.00 357.800 605 205 202 36
37 414 - KUBAN EFE ARSLAN 6 / D 11 1 10.67 7 0 7.00 9 0 9.00 10 0 10.00 3 2 2.33 13 1 12.67 53.00 4.00 51.67 357.800 605 205 202 36
38 19 - AHMET HAKANEBİL 6 / D 12 3 11.00 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 8 5 6.33 12 3 11.00 55.00 18.00 49.00 357.767 620 210 207 38
39 907 - YİĞİT MUSABKANBUR 6 / D 9 6 7.00 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 11 1 10.67 11 4 9.67 53.00 19.00 46.67 346.700 747 247 242 39
40 17 - AHMET ERHANTEMEL 6 / D 12 3 11.00 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 8 6 6.00 11 4 9.67 54.00 20.00 47.33 346.667 752 249 244 40
41 415 - BERKAY BARABAİTAİI 6 / F 10 5 8.33 8 2 7.33 5 5 3.33 6 4 4.67 10 4 8.67 13 2 12.33 52.00 22.00 44.66 346.633 761 253 248 41
42 238 - MERT ALİ AKBAŞ 6 / F 13 1 12.67 9 0 9.00 6 2 5.33 8 1 7.67 7 5 5.33 9 6 7.00 52.00 15.00 47.00 340.000 855 288 283 42
43 248 - YUSUF SUNAR 6 / D 10 5 8.33 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 6 5 4.33 13 2 12.33 52.00 19.00 45.66 335.500 930 311 306 43
44 285 - RABİA ŞAHİN 6 / 0 13 2 12.33 5 3 4.00 7 3 6.00 8 2 7.33 6 5 4.33 11 4 9.67 50.00 19.00 43.66 333.300 964 318 313 44
45 389 - EMİNE ESLEMKESGİN 6 / A 13 2 12.33 6 4 4.67 8 1 7.67 9 1 8.67 5 4 3.67 10 5 8.33 51.00 17.00 45.34 332.233 972 320 315 45
46 233 - MELEK ZEHRASERT 6 / A 11 4 9.67 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 9 2 8.33 7 8 4.33 53.00 18.00 46.99 331.067 1003 333 328 46
47 402 - TAHA ERCAN KILIÇCI 6 / D 11 3 10.00 7 2 6.33 6 2 5.33 8 2 7.33 5 5 3.33 12 2 11.33 49.00 16.00 43.65 327.700 1050 356 351 47
48 322 - ŞÜHEDA YARDIMCI 6 / C 8 5 6.33 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 11 3 10.00 9 5 7.33 51.00 20.00 44.33 326.633 1062 362 357 48
49 380 - ALİ EMİR CEYHAN 6 / D 8 6 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 7 7 4.67 11 4 9.67 52.00 21.00 45.00 317.800 1181 402 396 49
50 323 - BEYZA İSLAM 6 / C 13 2 12.33 6 4 4.67 6 4 4.67 7 3 6.00 8 7 5.67 9 6 7.00 49.00 26.00 40.34 317.800 1181 402 396 49
51 424 - EMİRHAN KINALI 6 / E 13 2 12.33 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 7 6 5.00 9 6 7.00 49.00 24.00 41.00 317.767 1189 404 398 51
52 242 - M EMİN KARACA 6 / E 9 6 7.00 8 0 8.00 8 1 7.67 9 1 8.67 5 3 4.00 10 2 9.33 49.00 13.00 44.67 316.667 1213 412 406 52
53 174618 - İREM DAL 6 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 7 2 6.33 9 1 8.67 7 8 4.33 8 6 6.00 51.00 22.00 43.66 316.633 1219 416 410 53
54 320 - ŞEYMANUR KAYA 6 / A 11 4 9.67 7 3 6.00 6 3 5.00 7 1 6.67 8 4 6.67 9 6 7.00 48.00 21.00 41.01 314.500 1233 421 414 54
55 353 - NUR YILMAZ 6 / A 13 2 12.33 8 1 7.67 7 3 6.00 7 3 6.00 4 4 2.67 9 6 7.00 48.00 19.00 41.67 312.233 1276 435 427 55
56 349 - ZEYNEP DEMİREL 6 / A 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 4 5 2.33 8 7 5.67 49.00 20.00 42.33 308.867 1325 446 438 56
57 321 - ŞİFA ZEYNEPAKSOY 6 / B 9 6 7.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 5 7 2.67 11 4 9.67 50.00 22.00 42.67 306.700 1342 455 447 57
58 358 - YAĞMUR ÖZÜBEK 6 / C 10 5 8.33 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 6 5 4.33 8 7 5.67 49.00 22.00 41.66 299.967 1463 483 474 58
59 312 - SUDENAZ KÖSE 6 / C 10 4 8.67 7 2 6.33 7 3 6.00 4 6 2.00 7 5 5.33 10 4 8.67 45.00 24.00 37.00 298.900 1479 486 477 59
60 348 - CEREN ARICI 6 / B 12 3 11.00 7 2 6.33 5 3 4.00 8 2 7.33 4 6 2.00 9 3 8.00 45.00 19.00 38.66 298.867 1486 490 481 60
61 372 - ÖMERFFARUK SAĞLA M 6 / F 10 5 8.33 10 0 10.00 7 3 6.00 5 3 4.00 5 7 2.67 10 4 8.67 47.00 22.00 39.67 297.800 1494 492 483 61
62 187 - HİRANUR KAYA 6 / A 11 4 9.67 7 3 6.00 5 5 3.33 7 3 6.00 7 5 5.33 9 6 7.00 46.00 26.00 37.33 297.767 1503 499 490 62
63 500 - KAYA 6 / C 10 5 8.33 8 2 7.33 5 5 3.33 7 3 6.00 5 5 3.33 11 4 9.67 46.00 24.00 37.99 297.733 1510 501 492 63
64 254 - BEGÜM ÖZTUNA 6 / B 12 3 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 5 7 2.67 8 6 6.00 47.00 24.00 39.00 295.567 1539 511 502 64
65 78 - BÜŞRA KARALI 6 / C 11 4 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 1 6.67 4 5 2.33 9 5 7.33 46.00 20.00 39.33 295.533 1548 513 504 65
66 78 - BÜŞRA KARALI 6 / C 11 4 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 1 6.67 4 5 2.33 9 5 7.33 46.00 20.00 39.33 295.533 1548 513 504 65
67 409 - AHMET SARITAŞ 6 / F 11 3 10.00 8 1 7.67 7 1 6.67 7 2 6.33 2 3 1.00 9 4 7.67 44.00 14.00 39.34 293.367 1581 520 511 67
68 343 - YILDIRAY ALATAŞ 6 / D 11 3 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 4 3.67 7 8 4.33 47.00 21.00 40.00 293.333 1588 522 513 68
69 179 - FURKAN POLAT 6 / E 9 6 7.00 5 5 3.33 6 4 4.67 6 4 4.67 9 6 7.00 10 5 8.33 45.00 30.00 35.00 291.100 1644 541 532 69
70 569 - M ÇAĞRI AKÇAY 6 / F 10 5 8.33 6 3 5.00 6 3 5.00 5 3 4.00 10 5 8.33 7 6 5.00 44.00 25.00 35.66 291.067 1659 547 538 70
71 258 - NİSANUR KEPÇE 6 / A 12 3 11.00 8 1 7.67 4 6 2.00 8 1 7.67 5 2 4.33 7 8 4.33 44.00 21.00 37.00 288.867 1691 555 546 71
72 406 - ZEYNEP KÜLCÜ 6 / A 11 3 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 7 3 6.00 5 7 2.67 8 7 5.67 46.00 25.00 37.68 286.733 1708 560 551 72
73 76 - BÜŞRA ÇATAL 6 / C 9 6 7.00 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 9 4 7.67 8 7 5.67 45.00 28.00 35.67 286.700 1711 561 552 73
74 690 - BETÜL ÖZKAYA 6 / B 11 4 9.67 7 3 6.00 7 3 6.00 4 6 2.00 9 6 7.00 7 8 4.33 45.00 30.00 35.00 286.667 1719 563 554 74
75 104 - ECRİN BERBER 6 / B 10 5 8.33 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 6 7 3.67 10 5 8.33 45.00 28.00 35.66 286.633 1729 566 557 75
76 75 - BUSE ÇAPAR 6 / B 11 4 9.67 8 0 8.00 8 2 7.33 6 3 5.00 6 5 4.33 6 8 3.33 45.00 22.00 37.66 283.300 1777 580 571 76
77 66 - EZFER ESİLAŞENER 6 / C 9 6 7.00 8 1 7.67 5 5 3.33 5 5 3.33 5 5 3.33 11 4 9.67 43.00 26.00 34.33 281.100 1814 594 584 77
78 328 - TUĞBA KARAGÖZ 6 / B 9 6 7.00 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 6 7 3.67 8 7 5.67 46.00 27.00 37.01 277.833 1860 608 598 78
79 446 - MEHMET UYAR 6 / E 10 5 8.33 7 3 6.00 6 4 4.67 7 3 6.00 7 8 4.33 8 7 5.67 45.00 30.00 35.00 277.767 1874 614 604 79
80 362 - KÜBRA DÜVEN 6 / B 8 7 5.67 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 6 5 4.33 9 6 7.00 45.00 26.00 36.33 277.767 1874 614 604 79
81 17935804962 - SEVDENAZ ARDA 6 / B 7 8 4.33 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 7 8 4.33 10 5 8.33 46.00 29.00 36.32 277.700 1889 622 612 81
82 433 - GİZEM ÜNSAL 6 / B 8 7 5.67 6 3 5.00 9 1 8.67 7 3 6.00 5 7 2.67 10 5 8.33 45.00 26.00 36.34 276.700 1891 623 613 82
83 364 - KÜBRA KÜMBÜL 6 / A 9 6 7.00 6 4 4.67 4 6 2.00 9 1 8.67 6 8 3.33 10 5 8.33 44.00 30.00 34.00 275.533 1913 633 623 83



84 397 - ERDEM GÜLER 6 / E 9 6 7.00 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 7 8 4.33 7 8 4.33 46.00 29.00 36.33 273.300 1947 644 633 84
85 273 - FATMA RAVZABÖREKÇİ 6 / A 9 5 7.33 7 2 6.33 9 1 8.67 4 6 2.00 8 7 5.67 7 8 4.33 44.00 29.00 34.33 272.200 1962 648 637 85
86 325 - TALHA ODABA* 6 / D 9 6 7.00 7 3 6.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 6 9 3.00 11 4 9.67 42.00 33.00 31.00 268.900 2008 657 646 86
87 44 - ZEYNEP ŞAHİN 6 / 0 9 6 7.00 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 3 7 0.67 8 5 6.33 43.00 25.00 34.67 262.233 2146 699 687 87
88 407 - MUSTAFA TURA 6 / E 9 6 7.00 7 3 6.00 6 4 4.67 6 4 4.67 7 7 4.67 7 8 4.33 42.00 32.00 31.34 257.800 2229 721 708 88
89 499 - RANA KATAR 6 / C 8 7 5.67 8 2 7.33 3 7 0.67 7 3 6.00 9 3 8.00 6 9 3.00 41.00 31.00 30.67 257.800 2229 721 708 88
90 421 - BEYTULLAH ÇELİKBAŞ 6 / E 7 8 4.33 7 3 6.00 5 5 3.33 9 1 8.67 5 4 3.67 8 7 5.67 41.00 28.00 31.67 251.133 2356 754 737 90
91 393 - AHMET YASİNÇETİN 6 / F 6 9 3.00 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 7 8 4.33 12 3 11.00 39.00 36.00 26.99 251.067 2380 763 746 91
92 3 - YUNUSEMRE KAYA 6 / F 5 10 1.67 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 7 7 4.67 8 6 6.00 42.00 31.00 31.68 246.733 2452 781 763 92
93 314 - SÜMEYYE SELBEST 6 / B 7 8 4.33 9 1 8.67 5 5 3.33 7 3 6.00 6 9 3.00 8 7 5.67 42.00 33.00 31.00 246.667 2462 785 766 93
94 333 - TUNAHAN POLAT 6 / F 6 8 3.33 6 3 5.00 4 6 2.00 7 3 6.00 6 8 3.33 10 4 8.67 39.00 32.00 28.33 245.533 2485 788 769 94
95 501 - BEYZA ÖZKADER 6 / C 11 3 10.00 3 2 2.33 5 5 3.33 4 6 2.00 5 6 3.00 7 7 4.67 35.00 29.00 25.33 243.333 2511 802 783 95
96 334 - YAREN ERDAL 6 / B 11 4 9.67 6 4 4.67 6 4 4.67 7 3 6.00 3 2 2.33 4 7 1.67 37.00 24.00 29.01 242.267 2520 804 785 96
97 256 - NAGİHAN KIR 6 / B 9 6 7.00 6 4 4.67 5 5 3.33 7 3 6.00 4 8 1.33 8 7 5.67 39.00 33.00 28.00 240.000 2570 817 797 97
98 231 - MEHMET ŞANAL 6 / F 11 4 9.67 5 5 3.33 7 3 6.00 7 3 6.00 6 9 3.00 4 11 0.33 40.00 35.00 28.33 237.767 2614 824 804 98
99 165 - ENES T A TEKÇAM 6 / F 6 5 4.33 8 0 8.00 5 2 4.33 1 2 0.33 4 5 2.33 8 2 7.33 32.00 16.00 26.65 235.467 2670 842 822 99
100 356 - ZEYNEP TOLAN 6 / B 10 5 8.33 5 4 3.67 6 3 5.00 4 4 2.67 6 4 4.67 4 8 1.33 35.00 28.00 25.67 233.333 2692 849 829 100
101 392 - MUHAMMED KAPLAN 6 / D 8 7 5.67 7 3 6.00 5 2 4.33 3 7 0.67 3 7 0.67 9 4 7.67 35.00 30.00 25.01 230.067 2749 866 844 101
102 367 - İREM ZEYNEPSONDÜL 6 / B 8 7 5.67 6 3 5.00 5 4 3.67 6 3 5.00 6 3 5.00 5 9 2.00 36.00 29.00 26.34 230.033 2750 867 845 102
103 159 - İLAY KOÇ 6 / B 9 6 7.00 4 6 2.00 2 7 -0.33 7 3 6.00 7 8 4.33 6 9 3.00 35.00 39.00 22.00 221.100 2912 911 887 103
104 79 - BÜŞRANUR ÖZTÜRK 6 / C 9 6 7.00 4 5 2.33 6 4 4.67 5 4 3.67 4 11 0.33 7 6 5.00 35.00 36.00 23.00 217.767 2984 927 902 104
105 366 - ERVANUR KABAKDERE 6 / C 8 7 5.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 5 10 1.67 5 10 1.67 37.00 38.00 24.34 211.167 3100 956 931 105
106 630 - MELİKE ÖZKAYA 6 / C 7 8 4.33 4 6 2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 4 10 0.67 8 7 5.67 34.00 40.00 20.67 204.467 3215 987 961 106
107 274 - ÖMERKK*REM KODAZ 6 / F 5 10 1.67 7 3 6.00 8 2 7.33 5 5 3.33 6 9 3.00 5 10 1.67 36.00 39.00 23.00 197.800 3335 1025 997 107
108 118 - ELİF NUR ÖREMİŞ 6 / B 6 7 3.67 4 6 2.00 5 4 3.67 4 5 2.33 4 9 1.00 7 7 4.67 30.00 38.00 17.34 188.933 3495 1063 1034 108
109 142 - EMİNE YILM* 6 / C 3 7 0.67 7 1 6.67 5 3 4.00 1 2 0.33 3 1 2.67 5 3 4.00 24.00 17.00 18.34 185.600 3582 1089 1059 109
110 240 - MEVSİM YILMAZ 6 / C 4 11 0.33 7 3 6.00 6 4 4.67 6 4 4.67 4 2 3.33 4 11 0.33 31.00 35.00 19.33 177.733 3745 1132 1101 110
111 422 - EREN BUDAK 6 / 0 4 10 0.67 5 4 3.67 5 5 3.33 3 6 1.00 4 8 1.33 7 5 5.33 28.00 38.00 15.33 175.533 3790 1140 1109 111
112 412 - BERAT KAYA 6 / F 5 7 2.67 7 1 6.67 3 4 1.67 5 4 3.67 5 7 2.67 2 10 -1.33 27.00 33.00 16.02 166.767 3918 1175 1142 112
113 139 - ELİF KABACA 6 / C 9 4 7.67 2 7 -0.33 4 5 2.33 1 3 0.00 3 9 0.00 4 8 1.33 23.00 36.00 11.00 166.667 3930 1178 1144 113
114 220 - MEDİNE GEL 6 / B 6 8 3.33 5 3 4.00 6 4 4.67 3 5 1.33 4 10 0.67 4 9 1.00 28.00 39.00 15.00 166.667 3930 1178 1144 113
115 429 - ZEYNEP BAYINDIR 6 / C 8 7 5.67 7 3 6.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 30.00 45.00 15.00 166.667 3930 1178 1144 113
116 106 - ELİF AŞICI 6 / 0 7 8 4.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 7 8 4.33 27.00 48.00 11.00 166.633 3953 1185 1151 116
117 375 - ZEYNEP ŞAHİN 6 / C 3 8 0.33 2 4 0.67 5 3 4.00 3 7 0.67 3 5 1.33 4 7 1.67 20.00 34.00 8.67 140.000 4383 1275 1238 117
118 71 - KÜRŞAT YAŞAR 6 / E 7 8 4.33 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 13 -2.33 4 11 0.33 26.00 49.00 9.66 139.967 4401 1281 1244 118
119 335 - YAVUZSELİ MKABACA 6 / E 6 9 3.00 4 6 2.00 3 7 0.67 7 3 6.00 3 12 -1.00 3 12 -1.00 26.00 49.00 9.67 135.567 4455 1292 1255 119
120 218 - İSMAİL TAHASAYLAN 6 / E 3 12 -1.00 5 5 3.33 3 5 1.33 7 3 6.00 5 10 1.67 3 12 -1.00 26.00 47.00 10.33 133.333 4510 1308 1270 120

Genel 6.15 4.40 4.10 4.33 3.81 4.75 27.54 240.823 5220
İl 6.82 5.05 4.55 4.94 3.97 5.34 30.68 256.038 1449

İlçe 6.91 5.11 4.59 4.99 4.02 5.40 31.02 257.807 1397
Kurum 8.80 6.74 6.10 6.05 5.26 7.65 40.61 307.762 120
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