
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / PRF YAYINLARI / PRF 7. SINIF KURUMSAL DENEME -1 / PARAF YAYINLARI 7.Sınıf Deneme Sınavı-1 14-11-2019
Çorum - MERKEZ - Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 327 - ŞEVVAL KARA 7 / D 14 1 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 14 1 13.67 14 1 13.67 70.00 5.00 68.35 464.533 63 16 15 1
2 434 - FEYZA ERDOĞAN 7 / C 15 0 15.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 12 2 11.33 13 2 12.33 68.00 6.00 66.00 448.867 192 60 58 2
3 357 - CEREN GÜLENÇ 7 / D 13 2 12.33 10 0 10.00 10 0 10.00 5 4 3.67 14 1 13.67 13 2 12.33 65.00 9.00 62.00 434.433 344 103 101 3
4 23 - ABDULLAH ÇAĞLAR 7 / 0 13 2 12.33 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 12 3 11.00 15 0 15.00 62.00 13.00 57.66 419.967 521 150 145 4
5 214 - FEYZA ÖZGE ÇAM 7 / D 13 2 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 12 3 11.00 12 3 11.00 64.00 11.00 60.33 415.533 597 164 159 5
6 10574053804 - ESRA ÇAVUŞ 7 / C 12 2 11.33 8 2 7.33 8 1 7.67 7 3 6.00 10 2 9.33 15 0 15.00 60.00 10.00 56.66 407.733 712 198 193 6
7 146 - ŞAMİL ÖZYILMAZ 7 / B 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 4 8.67 11 4 9.67 59.00 15.00 54.00 382.233 1129 305 299 7
8 610 - SUDEM FINDIKCI 7 / C 11 2 10.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 8 4 6.67 12 3 11.00 58.00 12.00 54.00 373.333 1284 342 335 8
9 75082046024 - SÜMEYYE TAŞ 7 / C 12 3 11.00 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 5 7.33 13 2 12.33 57.00 17.00 51.32 373.267 1292 344 337 9

10 266 - B ESMA ŞAHİN 7 / D 11 4 9.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 7 0.67 12 3 11.00 12 3 11.00 54.00 21.00 47.00 362.233 1493 396 387 10
11 112 - ZEYNEP RANAARICI 7 / D 11 4 9.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 1 6.67 12 3 11.00 55.00 13.00 50.67 360.033 1535 408 398 11
12 114 - BİNNUR HIZ 7 / C 11 4 9.67 7 3 6.00 10 0 10.00 6 3 5.00 8 5 6.33 13 2 12.33 55.00 17.00 49.33 358.867 1565 416 406 12
13 38881601252 - ZELİHA GÜNDOĞDU 7 / C 12 3 11.00 6 4 4.67 7 3 6.00 7 2 6.33 10 5 8.33 12 3 11.00 54.00 20.00 47.33 358.867 1565 416 406 12
14 388 - İSMET ŞANÖZ 7 / B 10 5 8.33 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 3 8.00 12 3 11.00 54.00 18.00 48.00 351.100 1695 452 440 14
15 0 - BÜŞRA UZUN 7 / D 9 6 7.00 8 2 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 9 5 7.33 12 2 11.33 55.00 18.00 48.99 348.833 1747 465 453 15
16 10631051142 - ZEYNEP RANAKÖROĞLU 7 / D 11 3 10.00 6 3 5.00 6 4 4.67 7 2 6.33 10 4 8.67 11 3 10.00 51.00 19.00 44.67 344.467 1812 483 471 16
17 53 - ABDULLAH AKSOY 7 / B 8 5 6.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 3 7.00 12 3 11.00 54.00 15.00 49.00 344.433 1822 488 475 17
18 400 - MERYEMBÜŞRAKAN 7 / 0 13 2 12.33 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 7 8 4.33 11 4 9.67 54.00 21.00 47.00 344.433 1822 488 475 17
19 315 - FURKAN YEŞİLYURT 7 / 0 8 4 6.67 6 4 4.67 9 1 8.67 9 0 9.00 10 4 8.67 11 3 10.00 53.00 16.00 47.68 343.400 1844 500 487 19
20 425 - BURAK YÜCEL 7 / 0 10 4 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 1 2 0.33 9 5 7.33 13 2 12.33 50.00 16.00 44.66 343.300 1849 504 491 20
21 56 - HAYRÜNNİSA ŞAHİN 7 / D 10 4 8.67 5 4 3.67 8 2 7.33 7 3 6.00 10 3 9.00 11 3 10.00 51.00 19.00 44.67 341.133 1877 515 501 21
22 36 - ATIF AKDANALI 7 / A 10 5 8.33 9 1 8.67 7 3 6.00 1 0 1.00 11 3 10.00 11 4 9.67 49.00 16.00 43.67 338.900 1924 524 510 22
23 0 - ALİ İHSAN GÜL 7 / A 11 4 9.67 7 3 6.00 7 3 6.00 6 2 5.33 9 4 7.67 11 4 9.67 51.00 20.00 44.34 337.833 1933 527 513 23
24 316 - SÜMEYYE ÇATAL 7 / D 11 4 9.67 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 7 4 5.67 11 4 9.67 51.00 20.00 44.34 331.167 2046 560 546 24
25 144 - AZRANUR AFAT 7 / C 9 6 7.00 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 5 7 2.67 14 1 13.67 52.00 20.00 45.34 328.933 2094 572 558 25
26 571 - AYŞENUR SEVER 7 / D 11 4 9.67 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 8 6 6.00 11 4 9.67 51.00 23.00 43.33 328.900 2096 573 559 26
27 60 - RANA KILIÇCI 7 / D 11 4 9.67 6 4 4.67 6 4 4.67 7 2 6.33 8 7 5.67 12 3 11.00 50.00 24.00 42.01 327.833 2109 577 563 27
28 408 - EBRAR KURTCU 7 / C 12 3 11.00 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 8 4.33 10 5 8.33 50.00 25.00 41.66 317.733 2336 635 616 28
29 267 - MERT ŞAHİN 7 / A 10 5 8.33 5 5 3.33 7 3 6.00 4 5 2.33 11 3 10.00 10 5 8.33 47.00 26.00 38.32 316.600 2354 642 623 29
30 0 - ALPEREN G ŞENTÜRK 7 / B 11 4 9.67 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 4 11 0.33 12 3 11.00 51.00 24.00 43.00 313.333 2399 654 635 30
31 269 - ME R* KOY U NCU 7 / C 11 4 9.67 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 5 6 3.00 10 5 8.33 49.00 22.00 41.67 308.900 2482 675 654 31
32 431 - EMRE HORAN 7 / A 8 7 5.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 7 0.67 9 6 7.00 12 3 11.00 48.00 27.00 39.00 308.900 2482 675 654 31
33 396 - ARDA UZLAŞAN 7 / A 9 5 7.33 6 4 4.67 4 6 2.00 6 4 4.67 10 5 8.33 11 4 9.67 46.00 28.00 36.67 306.667 2530 686 664 33
34 10514051276 - HÜMEYSA BÖY KTAŞ 7 / D 8 7 5.67 8 2 7.33 5 5 3.33 7 3 6.00 5 10 1.67 15 0 15.00 48.00 27.00 39.00 304.467 2567 696 672 34
35 319 - SÜMEYYE ŞENTÜRK 7 / D 8 7 5.67 6 4 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 5 6.33 10 5 8.33 49.00 24.00 41.00 304.433 2583 703 678 35
36 128 - BENGİSU KARAÇAM 7 / 0 11 4 9.67 6 4 4.67 6 4 4.67 9 1 8.67 6 9 3.00 10 5 8.33 48.00 27.00 39.01 300.033 2641 723 697 36
37 290 - ONUR ÇAMLI 7 / B 7 8 4.33 5 5 3.33 8 2 7.33 8 2 7.33 9 6 7.00 11 4 9.67 48.00 27.00 38.99 299.967 2666 729 703 37
38 197 - KÜBRA YILMAZER 7 / D 9 6 7.00 6 3 5.00 7 2 6.33 6 4 4.67 6 7 3.67 12 3 11.00 46.00 25.00 37.67 297.800 2700 736 710 38
39 50 - SUDENAZ BIYIK 7 / 0 8 7 5.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 1 7.67 6 9 3.00 11 4 9.67 49.00 25.00 40.67 296.700 2720 745 719 39
40 800 - MERVE GÖNEY 7 / D 9 6 7.00 6 4 4.67 6 4 4.67 8 2 7.33 7 8 4.33 10 5 8.33 46.00 29.00 36.33 286.633 2906 791 761 40
41 37 - BURAK SAFA BOZTEPE 7 / A 7 7 4.67 3 5 1.33 5 3 4.00 0 0 0.00 10 4 8.67 12 3 11.00 37.00 22.00 29.67 280.033 3007 823 793 41
42 10676047438 - RAİFE NAZ HEMDOĞRU 7 / D 11 3 10.00 5 4 3.67 9 1 8.67 7 2 6.33 5 10 1.67 8 6 6.00 45.00 26.00 36.34 280.033 3007 823 793 41
43 359 - F DİLŞAD SARIOĞLU 7 / C 11 4 9.67 7 3 6.00 6 4 4.67 6 4 4.67 5 10 1.67 9 6 7.00 44.00 31.00 33.68 273.400 3094 846 816 43
44 0 - A FARUK YÖNDEMLİ 7 / A 7 5 5.33 4 2 3.33 5 3 4.00 1 0 1.00 7 5 5.33 12 3 11.00 36.00 18.00 29.99 272.167 3126 855 823 44
45 10 - ZEYNEP GÖKÇE 7 / C 10 4 8.67 6 4 4.67 7 3 6.00 4 5 2.33 6 8 3.33 9 6 7.00 42.00 30.00 32.00 270.000 3154 862 830 45
46 261 - İLAYDA BAŞAR 7 / D 12 3 11.00 7 3 6.00 3 7 0.67 4 6 2.00 7 8 4.33 7 8 4.33 40.00 35.00 28.33 259.967 3305 899 864 46
47 10475062274 - NİSANUR DÜNDAR 7 / D 9 6 7.00 7 3 6.00 4 6 2.00 6 4 4.67 6 9 3.00 9 6 7.00 41.00 34.00 29.67 255.567 3365 918 883 47
48 213 - FATMANUR KE CE 7 / C 8 7 5.67 7 3 6.00 6 4 4.67 7 3 6.00 5 8 2.33 9 6 7.00 42.00 31.00 31.67 255.567 3365 918 883 47
49 130 - BERAT ÇAKMAK 7 / B 7 8 4.33 5 5 3.33 10 0 10.00 4 6 2.00 6 9 3.00 10 5 8.33 42.00 33.00 30.99 255.500 3393 927 892 49
50 221 - FURKAN ÇALIŞKAN 7 / B 10 5 8.33 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 7 8 4.33 8 7 5.67 39.00 36.00 27.00 251.100 3453 945 910 50
51 208 - FATMA ÖZER 7 / D 7 6 5.00 6 2 5.33 8 1 7.67 7 3 6.00 5 6 3.00 7 6 5.00 40.00 24.00 32.00 250.000 3472 949 914 51
52 67 - SERKAN İMAM 7 / B 7 8 4.33 4 5 2.33 6 4 4.67 5 5 3.33 5 10 1.67 12 3 11.00 39.00 35.00 27.33 247.767 3506 962 927 52
53 342 - YUSUF AZMİ BİÇER 7 / B 8 7 5.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 7 3 6.00 7 8 4.33 10 5 8.33 38.00 37.00 25.66 246.633 3541 973 937 53
54 10283044080 - ŞEYMA KILIÇ 7 / D 9 6 7.00 5 5 3.33 7 3 6.00 4 5 2.33 5 9 2.00 9 6 7.00 39.00 34.00 27.66 245.533 3556 978 942 54
55 155 - ELVAN AKMAN 7 / B 9 6 7.00 4 5 2.33 7 0 7.00 5 4 3.67 4 8 1.33 9 6 7.00 38.00 29.00 28.33 245.533 3556 978 942 54
56 10643050874 - ELA ŞAHBAZ 7 / D 10 5 8.33 6 4 4.67 5 5 3.33 7 3 6.00 3 12 -1.00 8 7 5.67 39.00 36.00 27.00 233.333 3701 1016 979 56
57 287 - NİSANUR TEKİN 7 / D 7 7 4.67 5 5 3.33 7 3 6.00 3 5 1.33 5 8 2.33 8 6 6.00 35.00 34.00 23.66 222.200 3872 1057 1019 57
58 10625048332 - HAZAL ÜNAL 7 / D 8 4 6.67 3 6 1.00 6 4 4.67 5 4 3.67 4 5 2.33 6 8 3.33 32.00 31.00 21.67 213.333 3996 1087 1048 58
59 0 - MUHAMMET YAŞAR 7 / B 8 7 5.67 5 5 3.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 10 5 8.33 2 13 -2.33 32.00 43.00 17.67 197.800 4176 1130 1087 59
60 329 - ŞULE NUR ÖZSOYOĞLU 7 / D 9 6 7.00 6 4 4.67 5 5 3.33 6 4 4.67 4 11 0.33 4 11 0.33 34.00 41.00 20.33 193.300 4256 1154 1108 60
61 87 - ALİ EMRE DÜŞGÜN 7 / B 8 7 5.67 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 6 9 3.00 4 11 0.33 32.00 43.00 17.67 188.900 4300 1164 1117 61
62 265 - ZEYNEP RANAKAYALAR 7 / D 5 10 1.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 6 4 4.67 7 8 4.33 7 8 4.33 31.00 44.00 16.33 188.867 4316 1169 1122 62
63 491 - HAMZA MUHAMMET 7 / A 2 13 -2.33 5 5 3.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 10 5 8.33 8 7 5.67 29.00 46.00 13.67 184.467 4367 1181 1133 63
64 64 - SEFA GAYRETLİ 7 / A 5 10 1.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 7 8 4.33 6 9 3.00 28.00 47.00 12.34 171.133 4537 1230 1181 64
65 430 - FATİHHİKMETDÖNEK 7 / A 5 10 1.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 4 8 1.33 5 6 3.00 23.00 45.00 8.00 146.667 4808 1308 1256 65
66 115 - BARIŞ ŞENTÜRK 7 / B 5 10 1.67 6 4 4.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 10 1.67 2 13 -2.33 24.00 51.00 7.02 126.767 5003 1358 1304 66
67 515 - FEYZA METEHAN 7 / C 7 8 4.33 0 10 -3.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 12 -1.00 6 9 3.00 18.00 57.00 -1.00 117.767 5106 1384 1329 67
68 10604052008 - CEMRE SIRÇA 7 / D 7 7 4.67 4 6 2.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 2 13 -2.33 2 13 -2.33 22.00 52.00 4.68 115.633 5125 1390 1335 68

Genel 7.52 4.56 4.94 3.93 6.18 7.33 34.45 284.943 5493
İl 7.61 4.69 5.10 4.21 6.29 7.30 35.19 287.966 1472

İlçe 7.59 4.69 5.14 4.22 6.32 7.35 35.32 288.584 1414
Kurum 7.71 5.09 5.85 4.49 5.40 8.44 36.98 295.084 68
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