
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 8. SINIF KDS 2. DENEME 81 174 236 25117

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,59 5 4 3,78 7 3 5,94 5 4 3,63 6 7 3,12 10 8 7,90 43 34 31,96 225,510

Okul Ortalaması 13 6 10,43 7 3 5,67 8 1 7,98 6 3 4,75 8 6 6,19 13 6 11,15 55 25 46,17 285,050

KATILIMLAR

1 295 RUKİYE ÇAM 8A 18 1 17,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 0 18,00 20 0 20,00 86 1 85,67 475,177 1 1 1 1 66
% 0,26

2 533 SERHAT KARAKURT 8D 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 0 9,00 20 0 20,00 18 2 17,33 85 4 83,66 469,603 1 2 2 2 108
% 0,43

3 479 ZEYNEP ECRİN BOYVAT8A 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 83 7 80,67 454,027 2 3 3 3 281
% 1,12

4 4 ABDULLAH ÖZŞAHİN 8D 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 18 2 17,33 20 0 20,00 82 8 79,34 450,707 2 4 4 4 327
% 1,30

5 550 KEVSER ALBAYRAK 8C 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 81 9 78,00 440,587 1 5 5 6 511
% 2,03

6 322 ŞÜHEDA YARDIMCI 8C 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 1 7,67 18 2 17,33 18 2 17,33 80 9 77,00 440,270 2 6 6 7 517
% 2,06

7 449 MEHMET EFE ÜNLÜ 8E 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 3 15,00 18 2 17,33 81 8 78,33 436,383 1 7 7 9 580
% 2,31

8 97 FURKAN TOKMAK 8D 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 16 3 15,00 17 3 16,00 80 9 77,01 433,290 3 8 8 10 647
% 2,58

9 20 MEHMET EMİN ÖZÜYAĞLI8D 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 17 2 16,33 18 2 17,33 80 9 77,00 431,863 4 9 9 11 682
% 2,72

10 164 YUSUF İŞCEN 8D 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 17 3 16,00 17 3 16,00 76 14 71,33 421,427 5 10 11 14 875
% 3,48

11 257 NEŞE KARACAÖREN 8A 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 0 9,00 14 6 12,00 19 1 18,67 78 11 74,33 419,563 3 11 12 15 916
% 3,65

12 0 AKİF AKDANALI 8F 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 2 15,33 18 2 17,33 78 10 74,66 418,620 1 12 13 16 932
% 3,71

13 24 ASLINUR AĞAÇ 8C 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 5 3,33 17 3 16,00 18 2 17,33 76 14 71,33 417,867 3 13 14 17 948
% 3,77

14 85 FATMA BAYAR 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 6 11,00 19 1 18,67 76 13 71,68 401,930 4 14 16 19 1353
% 5,39

15 0 SUDE SAĞLAM 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 16 4 14,67 18 2 17,33 73 17 67,33 401,040 5 15 17 20 1377
% 5,48

16 293 TARIK BERKAY ŞAHAN 8E 14 6 12,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 14 6 12,00 19 1 18,67 77 13 72,67 399,880 2 16 18 21 1411
% 5,62

17 477 OĞUZHAN ÇALIŞKAN 8D 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 5 11,33 16 4 14,67 75 13 70,67 394,993 6 17 19 22 1554
% 6,19

18 284 ERVA KARAKAŞ 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 12 1 11,67 15 5 13,33 68 15 63,00 372,137 6 18 21 27 2264
% 9,01

19 22 AHMET ATEŞ 8D 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 6 8,00 16 3 15,00 72 13 67,67 370,643 7 19 22 28 2325
% 9,26

20 378 NAZMİYE GÜL KARTAL 8C 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 14 6 12,00 18 2 17,33 69 21 62,00 370,600 4 20 23 29 2327
% 9,26

21 246 ONUR ŞAMLI 8D 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 8 3 7,00 18 2 17,33 68 13 63,67 365,650 8 21 24 30 2494
% 9,93

22 233 MELEK ZEHRA SERT 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 11 4 9,67 18 1 17,67 67 17 61,34 363,613 7 22 25 31 2568
% 10

23 234 MELİH EGE BUDAK 8D 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 4 8,67 18 1 17,67 67 16 61,68 359,997 9 23 26 34 2712
% 11

24 157 EFE KEPCE 8E 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 13 5 11,33 14 3 13,00 65 20 58,33 355,870 3 24 27 35 2860
% 11

25 478 EYMEN BOYVAT 8D 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 2 3,33 9 4 7,67 19 1 18,67 63 15 58,00 351,720 10 25 29 37 3017
% 12

26 296 SEDEF TOPCU 8B 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 9 5 7,33 16 4 14,67 61 23 53,34 325,860 1 26 32 43 4209
% 17

27 215 EMRE KATIRANCI 8D 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 6 1,00 9 9 6,00 18 2 17,33 59 28 49,67 321,823 11 27 35 47 4427
% 18

28 154 NAZ BURAN 8C 11 8 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 13 2 12,33 13 7 10,67 60 24 51,99 321,047 5 28 36 48 4462
% 18

29 285 RABİA ŞAHİN 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 7 3,67 16 4 14,67 62 21 55,00 320,817 8 29 37 49 4474
% 18

30 301 SEVDE BÖLÜKBAŞ 8A 16 3 15,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 1 7,67 5 9 2,00 15 5 13,33 62 20 55,33 309,260 9 30 40 54 5126
% 20

31 17 AHMET ERHAN TEMEL 8D 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 7 6 5,00 15 5 13,33 58 24 50,00 303,273 12 31 41 60 5473
% 22

32 321 ŞİFA ZEYNEP AKSOY 8B 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 1 5,67 10 9 7,00 11 7 8,67 59 25 50,67 301,187 2 32 43 63 5594
% 22

33 420 ELİFNAZ BUĞA 8C 12 7 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 8 5,33 15 4 13,67 58 26 49,33 298,400 6 33 45 66 5760
% 23
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34 254 BEGÜM ÖZTUNA 8B 12 6 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 7 4 5,67 14 6 12,00 58 21 51,00 297,443 3 34 46 68 5821
% 23

35 79 BÜŞRANUR ÖZTÜRK 8C 12 8 9,33 6 3 5,00 9 1 8,67 4 5 2,33 9 6 7,00 15 5 13,33 55 28 45,66 296,107 7 35 47 69 5928
% 24

36 349 ZEYNEP DEMİREL 8A 13 6 11,00 3 7 0,67 10 0 10,00 4 6 2,00 5 7 2,67 18 2 17,33 53 28 43,67 292,063 10 36 48 71 6204
% 25

37 323 BEYZA İSLAM 8C 14 6 12,00 6 4 4,67 7 2 6,33 4 3 3,00 8 7 5,67 14 6 12,00 53 28 43,67 290,000 8 37 49 74 6324
% 25

38 324 TALHA   EMİR   ŞEN R 8D 15 4 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 3 2 2,33 5 5 3,33 13 7 10,67 56 18 50,00 289,873 13 38 50 76 6337
% 25

39 406 ZEYNEP KÜLCÜ 8A 10 9 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 6 7,00 13 5 11,33 57 25 48,66 289,107 11 39 51 77 6397
% 25

40 187 HİRANUR KAYA 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 6 8 3,33 15 5 13,33 54 30 43,99 284,513 12 40 53 79 6708
% 27

41 414 KUBAN EFE ARSLAN 8D 5 0 5,00 4 2 3,33 10 0 10,00 9 1 8,67 2 0 2,00 19 1 18,67 49 4 47,67 284,210 14 41 54 80 6728
% 27

42 76 BÜŞRA ÇATAL 8C 11 9 8,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 1 4,67 8 6 6,00 14 4 12,67 53 25 44,67 283,627 9 42 55 82 6762
% 27

43 77 FATMA GÜL KUNDUZ 8C 10 10 6,67 7 3 6,00 5 2 4,33 3 0 3,00 9 4 7,67 14 6 12,00 48 25 39,67 275,567 10 43 56 88 7322
% 29

44 74 NEVA ÖZKAN 8A 11 9 8,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 6 3,00 16 4 14,67 50 21 43,01 272,203 13 44 58 90 7535
% 30

45 191 İREM DAL 8A 13 7 10,67 3 5 1,33 9 1 8,67 9 1 8,67 3 12 -1,00 16 3 15,00 53 29 43,34 266,280 14 45 59 91 7983
% 32

46 325 TALHA ODABAŞ 8D 14 6 12,00 2 8 -0,67 9 1 8,67 7 0 7,00 10 6 8,00 42 21 35,00 264,323 15 46 61 93 8118
% 32

47 5 MEHMET EFE TURAN 8D 13 7 10,67 6 4 4,67 8 2 7,33 2 3 1,00 6 9 3,00 14 6 12,00 49 31 38,67 263,213 16 47 62 94 8198
% 33

48 361 M KASIM AHISHA 8E 11 8 8,33 7 2 6,33 8 2 7,33 3 3 2,00 8 7 5,67 12 7 9,67 49 29 39,33 261,183 4 48 64 96 8354
% 33

49 300 SEHER GÜRSOY 8B 12 7 9,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 2 3 1,00 12 3 11,00 50 19 43,67 257,457 4 49 67 99 8630
% 34

50 907 YİĞİT MUSAB AKBATU 8D 11 7 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 2 2 1,33 3 7 0,67 15 4 13,67 48 23 40,34 255,117 17 50 70 103 8824
% 35

51 248 M YUSUF SUNAR 8D 13 6 11,00 8 2 7,33 9 0 9,00 4 3 3,00 1 8 -1,67 14 6 12,00 49 25 40,66 246,017 18 51 73 108 9543
% 38

52 56 AHMET SEFER YANMAZ8F 9 11 5,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 1 2,67 5 6 3,00 15 5 13,33 44 31 33,67 243,097 2 52 76 112 9785
% 39

53 204 İREM SOYOCAK 8A 11 6 9,00 3 5 1,33 10 0 10,00 6 3 5,00 5 8 2,33 11 6 9,00 46 28 36,66 240,727 15 53 78 114 9985
% 40

54 353 NUR YILMAZ 8A 12 8 9,33 4 4 2,67 9 1 8,67 6 4 4,67 2 7 -0,33 12 7 9,67 45 31 34,68 227,980 16 54 81 121 11154
% 44

55 345 HAYRUNNİSAYLDIM 8A 7 12 3,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 6 1,00 11 8 8,33 11 9 8,00 41 46 25,67 225,930 17 55 84 126 11353
% 45

56 366 ERVA NUR KABAKDERE8C 12 8 9,33 6 4 4,67 10 0 10,00 4 3 3,00 8 9 5,00 6 11 2,33 46 35 34,33 224,303 11 56 87 129 11506
% 46

57 289 RANA NUR TİMUR 8C 7 8 4,33 3 3 2,00 2 5 0,33 6 3 5,00 6 2 5,33 9 5 7,33 33 26 24,32 212,627 12 57 98 142 12525
% 50

58 104 ECRİN BERBER 8B 13 7 10,67 5 5 3,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 5 11 1,33 9 11 5,33 42 44 27,32 208,880 5 58 100 144 12880
% 51

59 391 ZEYNEP RİYAD 8C 11 8 8,33 4 6 2,00 9 1 8,67 4 5 2,33 3 6 1,00 10 10 6,67 41 36 29,00 208,777 13 59 101 145 12900
% 51

60 358 ZEYNEP YAĞMUR ÖZÜBEK8C 11 9 8,00 3 7 0,67 9 1 8,67 2 0 2,00 6 3 5,00 7 13 2,67 38 33 27,01 207,923 14 60 103 148 12995
% 52

61 0 8 8 4 6,67 13 5 11,33 21 9 18,00 207,413 1 61 104 149 13037
% 52

62 117 ZÜLAL SENA YÜCELEN 8B 14 6 12,00 5 5 3,33 10 0 10,00 4 6 2,00 1 2 0,33 7 12 3,00 41 31 30,66 206,067 6 62 105 151 13174
% 52

63 240 MEVSİM  YI MAZ 8C 7 7 4,67 3 4 1,67 10 0 10,00 7 6 5,00 8 8 5,33 35 25 26,67 206,057 15 63 106 152 13176
% 52

64 139 ELİF KABACA 8C 13 7 10,67 6 4 4,67 9 1 8,67 1 2 0,33 4 11 0,33 8 11 4,33 41 36 29,00 203,477 16 64 108 154 13432
% 53

65 225 NURLHUDA KUAD 8A 10 10 6,67 7 3 6,00 10 0 10,00 3 6 1,00 4 9 1,00 9 11 5,33 43 39 30,00 199,607 18 65 113 160 13788
% 55

66 500 ESİLA NAS KAYA 8C 9 9 6,00 12 5 10,33 21 14 16,33 197,410 17 66 115 163 13988
% 56
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67 314 SÜMEYYE SELBEST 8B 9 11 5,33 5 5 3,33 9 1 8,67 4 4 2,67 2 3 1,00 10 10 6,67 39 34 27,67 196,917 7 67 117 165 14038
% 56

68 255 MÜNEVVER CESARET 8B 8 10 4,67 5 5 3,33 9 1 8,67 2 7 -0,33 2 4 0,67 10 5 8,33 36 32 25,34 194,353 8 68 120 168 14277
% 57

69 66 EZFER ESİLA ŞENER 8C 15 4 13,67 3 1 2,67 9 1 8,67 27 6 25,01 187,630 18 69 123 174 14994
% 60

70 389 ESLEM KESGİN 8A 12 7 9,67 4 6 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 2 5 0,33 5 12 1,00 37 36 25,00 182,523 19 70 126 179 15480
% 62

71 356 ZEYNEP TOLAN 8B 11 7 8,67 3 2 2,33 7 2 6,33 2 3 1,00 1 8 -1,67 5 7 2,67 29 29 19,33 164,220 9 71 135 191 17217
% 69

72 142 EMİNE YILMAZ 8C 4 2 3,33 2 3 1,00 4 1 3,67 2 3 1,00 4 4 2,67 4 3 3,00 20 16 14,67 161,100 19 72 137 193 17556
% 70

73 407 MUSTAFA TURA 8E 9 8 6,33 7 3 6,00 9 1 8,67 1 8 -1,67 1 1 0,67 27 21 20,00 149,793 5 73 141 200 18629
% 74

74 302 SİNEMGÜRSOY 8B 8 12 4,00 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 11 1,33 6 13 1,67 31 54 13,00 147,977 10 74 145 204 18831
% 75

75 348 CEREN ARICI 8B 10 9 7,00 5 4 3,67 8 2 7,33 2 7 -0,33 0 15 -5,00 6 5 4,33 31 42 17,00 144,547 11 75 150 210 19158
% 76

76 275 FURKAN ŞAHİN 8F 5 9 2,00 1 4 -0,33 2 2 1,33 1 6 -1,00 4 5 2,33 7 13 2,67 20 39 7,00 139,753 3 76 153 215 19663
% 78

77 231 MEHMET ŞANAL 8F 9 11 5,33 9 1 8,67 8 2 7,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 37 53 19,33 138,427 4 77 154 216 19788
% 79

78 106 ELİF AŞICI 8B 7 13 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 5 2,33 4 9 1,00 4 13 -0,33 27 52 9,67 129,763 12 78 158 220 20650
% 82

79 244 ABDULLAH GÜCCAN 8E 8 12 4,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 33 57 14,01 126,147 6 79 159 221 20996
% 84

80 60 ENES ÖNCÜL 8F 7 13 2,67 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 18 -4,00 3 17 -2,67 23 67 0,67 79,427 5 80 170 232 24477
% 97

81 365 EMİNE İNCE 8B 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 4 0,67 1 19 -5,33 3 17 -2,67 12 64 -9,33 38,820 13 81 174 236 25047
% 100
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