
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Çorum MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 6.SINIF KURUMSAL 1 68883 3022 2445 114

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.31 4.70 7.74 6.25 3.19 5.19 5.53 3.70 4.30 5.19 3.43 4.05 5.80 6.34 3.68 7.70 5.95 5.72 39.78 27.30 30.68 255.534

Okul Ortalaması 9.87 3.78 8.61 6.86 2.46 6.04 6.21 2.82 5.27 5.52 2.80 4.59 6.18 5.29 4.42 9.05 4.58 7.53 43.69 21.73 36.45 285.960

1 78 - BERRA ÇELİK 6 / A 14 1 13.67 10 0 10.00 8 1 7.67 9 1 8.67 14 0 14.00 14 1 13.67 69.00 4.00 67.68 465.659 652 26 19 1

2 171 - MELİH EMRE ATAR 6 / D 13 2 12.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 14 1 13.67 14 1 13.67 70.00 5.00 68.34 455.916 1059 44 35 2

3 198 - ÖMER SEFA KAYA 6 / D 14 1 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 13 2 12.33 13 2 12.33 68.00 7.00 65.67 443.358 1926 76 57 3

4 271 - AHMET EREN KUYUMCU 6 / D 15 0 15.00 9 1 8.67 8 1 7.67 9 1 8.67 11 3 10.00 14 1 13.67 66.00 7.00 63.68 442.593 2006 81 61 4

5 227 - YAHYA ÖZÜYAĞLI 6 / D 15 0 15.00 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 12 3 11.00 13 2 12.33 67.00 8.00 64.33 441.373 2092 86 65 5

6 205 - RAVZA KÜBRA SAKİN 6 / A 12 3 11.00 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 13 2 12.33 15 0 15.00 66.00 9.00 62.99 439.388 2255 93 70 6

7 235 - YİĞİT EMRE DURMUŞBAŞ 6 / E 13 2 12.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 12 2 11.33 14 1 13.67 68.00 6.00 66.00 437.427 2372 96 73 7

8 267 - ZEYNEP ASCI 6 / A 12 3 11.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 14 1 13.67 13 2 12.33 68.00 7.00 65.67 434.820 2582 104 80 8

9 115 - ELİF AKIŞ 6 / A 12 2 11.33 9 1 8.67 9 0 9.00 9 1 8.67 13 0 13.00 13 0 13.00 65.00 4.00 63.67 433.975 2651 109 85 9

10 411 - MENDERES TALHA YILDIZ 6 / E 14 0 14.00 9 1 8.67 8 2 7.33 5 4 3.67 12 0 12.00 13 2 12.33 61.00 9.00 58.00 431.995 2840 112 88 10

11 147 - HASAN EMİR KELEM 6 / D 14 0 14.00 10 0 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 11 1 10.67 13 2 12.33 65.00 6.00 63.00 430.864 2923 118 94 11

12 40 - AHMET YASİN ERKOÇ 6 / D 13 1 12.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 13 0 13.00 12 2 11.33 65.00 6.00 63.00 430.864 2923 118 94 11

13 0 - EYMEN TEMİZYÜREK 6 / D 15 0 15.00 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 14 1 13.67 10 5 8.33 66.00 9.00 63.00 430.864 2923 118 94 11

14 156 - KEREM ÖZDİLLİ 6 / F 12 2 11.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 0 9.00 12 1 11.67 14 1 13.67 65.00 6.00 63.01 428.760 3163 126 102 14

15 0 - NURETTİN AKİF ÖZTEMİZ 6 / D 14 1 13.67 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 12 3 11.00 13 2 12.33 64.00 11.00 60.33 426.909 3313 136 110 15

16 48 - ALYA TUSEM BERBEROĞLU 6 / A 14 1 13.67 7 3 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 12 2 11.33 13 2 12.33 60.00 14.00 55.33 421.620 3822 154 123 16

17 264 - ZAFER TERLEMEZ 6 / D 12 3 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 13 2 12.33 13 2 12.33 64.00 11.00 60.33 418.306 4172 168 134 17

18 162 - APDA AÇIKGÖZ 6 / D 12 3 11.00 8 2 7.33 5 5 3.33 10 0 10.00 13 2 12.33 13 2 12.33 61.00 14.00 56.32 412.365 4763 189 152 18

19 213 - SELINA ALAN 6 / B 14 1 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 9 1 8.67 13 2 12.33 61.00 9.00 58.01 408.514 5114 197 158 19

20 193 - MUSTAFA ONUR BEKÖZ 6 / D 14 1 13.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 11 1 10.67 11 4 9.67 62.00 10.00 58.67 405.254 5560 210 167 20

21 132 - EMİNE BETÜL SÖNMEZ 6 / A 14 0 14.00 9 1 8.67 8 1 7.67 9 0 9.00 9 2 8.33 12 2 11.33 61.00 6.00 59.00 403.496 5788 222 178 21

22 116 - ALMİNA ÜLKER 6 / A 10 4 8.67 8 2 7.33 9 0 9.00 7 3 6.00 11 3 10.00 14 1 13.67 59.00 13.00 54.67 388.607 7648 287 223 22
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Genel Ortalama 9.31 4.70 7.74 6.25 3.19 5.19 5.53 3.70 4.30 5.19 3.43 4.05 5.80 6.34 3.68 7.70 5.95 5.72 39.78 27.30 30.68 255.534

Okul Ortalaması 9.87 3.78 8.61 6.86 2.46 6.04 6.21 2.82 5.27 5.52 2.80 4.59 6.18 5.29 4.42 9.05 4.58 7.53 43.69 21.73 36.45 285.960

23 202 - RANA ALTUNTAŞ 6 / A 12 3 11.00 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 4 6.67 14 0 14.00 60.00 11.00 56.33 386.765 7873 296 230 23

24 125 - ELİF BAYAR 6 / A 13 2 12.33 9 1 8.67 6 3 5.00 6 3 5.00 11 3 10.00 11 3 10.00 56.00 15.00 51.00 383.106 8354 317 246 24

25 130 - EMİN ADİLOĞLU 6 / D 13 2 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 7 7 4.67 14 0 14.00 59.00 14.00 54.34 379.516 8840 336 261 25

26 189 - MUHAMMET MENDAŞ 6 / D 12 3 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 9 3 8.00 13 2 12.33 57.00 15.00 52.00 378.168 9067 343 268 26

27 145 - FİRDEVS B KARAKURT 6 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 11 4 9.67 12 3 11.00 59.00 16.00 53.67 374.286 9652 368 290 27

28 47 - ALPEREN YILDIRIM 6 / D 11 4 9.67 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 10 2 9.33 12 3 11.00 59.00 13.00 54.67 373.585 9736 369 291 28

29 50 - ASLI CANDEMİR 6 / A 14 1 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 6 4 4.67 11 1 10.67 58.00 9.00 55.02 367.748 10622 393 310 29

30 258 - YUSUF EMİR KORKMAZ 6 / E 12 3 11.00 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 5 8.33 11 3 10.00 58.00 16.00 52.67 366.321 10819 401 317 30

31 57 - ECRİN ZEHRA ÖZTEMİZ 6 / B 11 4 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 0 9.00 11 3 10.00 10 5 8.33 59.00 14.00 54.34 360.257 11811 437 351 31

32 500 - ELİFBUĞLEM KESGİN 6 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 8 3 7.00 12 3 11.00 55.00 16.00 49.67 359.758 11863 441 354 32

33 39 - AHMET YUSUF ŞAHİN 6 / D 12 2 11.33 10 0 10.00 9 1 8.67 8 1 7.67 7 3 6.00 11 3 10.00 57.00 10.00 53.67 354.963 12670 468 373 33

34 71 - MİRAÇ DEMİREL 6 / F 13 2 12.33 6 4 4.67 2 3 1.00 1 0 1.00 7 2 6.33 13 2 12.33 42.00 13.00 37.66 354.741 12702 469 374 34

35 265 - ZEHRA BENLİ 6 / C 11 3 10.00 4 3 3.00 2 3 1.00 6 3 5.00 12 3 11.00 10 5 8.33 45.00 20.00 38.33 345.077 14387 534 424 35

36 149 - HATİCE İPEK 6 / A 10 2 9.33 9 1 8.67 7 0 7.00 7 1 6.67 7 3 6.00 12 3 11.00 52.00 10.00 48.67 341.136 15050 553 442 36

37 49 - AMİNE EFLAL ŞAHİN 6 / C 9 4 7.67 8 2 7.33 8 2 7.33 5 4 3.67 14 1 13.67 8 7 5.67 52.00 20.00 45.34 340.568 15178 561 449 37

38 126 - ELİF GÖYHAN 6 / C 12 2 11.33 9 1 8.67 6 3 5.00 6 4 4.67 9 5 7.33 10 5 8.33 52.00 20.00 45.33 340.425 15198 562 450 38

39 146 - FURKAN ALTUNER 6 / D 13 2 12.33 7 2 6.33 9 1 8.67 6 4 4.67 9 6 7.00 9 6 7.00 53.00 21.00 46.00 337.180 15740 582 464 39

40 287 - RABİYA CANDAN 6 / C 10 3 9.00 9 1 8.67 8 2 7.33 5 5 3.33 8 4 6.67 11 1 10.67 51.00 16.00 45.67 336.756 15798 590 471 40

41 261 - YUSUFÖZÜTÜRKER 6 / E 9 6 7.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 2 9.33 10 4 8.67 54.00 17.00 48.33 332.094 16641 630 507 41

42 0 - TALHA ULUSOY 6 / D 12 2 11.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 4 8.67 7 7 4.67 54.00 18.00 48.00 329.486 17110 654 527 42

43 195 - NİSA SU EVCİMEN 6 / C 10 1 9.67 6 3 5.00 6 3 5.00 8 1 7.67 7 4 5.67 11 2 10.33 48.00 14.00 43.34 329.002 17172 657 530 43

44 36 - AHMET MELİH 6 / F 12 2 11.33 7 2 6.33 4 5 2.33 8 1 7.67 6 4 4.67 10 2 9.33 47.00 16.00 41.66 324.331 18095 703 567 44

45 87 - BUĞLEM AKSOY 6 / A 12 3 11.00 7 3 6.00 5 4 3.67 3 5 1.33 6 4 4.67 11 2 10.33 44.00 21.00 37.00 321.728 18571 722 582 45
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Genel Ortalama 9.31 4.70 7.74 6.25 3.19 5.19 5.53 3.70 4.30 5.19 3.43 4.05 5.80 6.34 3.68 7.70 5.95 5.72 39.78 27.30 30.68 255.534

Okul Ortalaması 9.87 3.78 8.61 6.86 2.46 6.04 6.21 2.82 5.27 5.52 2.80 4.59 6.18 5.29 4.42 9.05 4.58 7.53 43.69 21.73 36.45 285.960

46 208 - RÜMEYSA KESKİN 6 / B 13 1 12.67 7 2 6.33 9 1 8.67 8 1 7.67 3 10 -0.33 12 2 11.33 52.00 17.00 46.34 320.607 18796 729 588 46

47 129 - ELİFNUR AKOĞLU 6 / C 10 4 8.67 7 2 6.33 8 2 7.33 9 0 9.00 6 5 4.33 11 2 10.33 51.00 15.00 45.99 317.906 19288 758 612 47

48 210 - SALİM BERAT ALTUN* 6 / D 7 5 5.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 3 3.00 8 3 7.00 12 3 11.00 49.00 16.00 43.67 314.469 19947 775 624 48

49 430 - KEREM BURAN 6 / F 9 5 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 7 2 6.33 6 9 3.00 13 2 12.33 53.00 20.00 46.32 314.094 20061 780 628 49

50 38 - AHMET TARIK DEMİR 6 / D 10 4 8.67 8 1 7.67 9 1 8.67 8 2 7.33 3 6 1.00 13 2 12.33 51.00 16.00 45.67 308.894 21105 814 654 50

51 151 - HAYRUNNİSA HIZ 6 / B 11 3 10.00 5 4 3.67 5 3 4.00 6 2 5.33 4 5 2.33 12 2 11.33 43.00 19.00 36.66 306.202 21602 833 673 51

52 119 - ELİFAZRA DOĞAN 6 / C 12 2 11.33 9 1 8.67 7 2 6.33 6 2 5.33 3 5 1.33 8 1 7.67 45.00 13.00 40.66 290.751 24821 964 773 52

53 262 - YUSUF UYAR 6 / E 9 5 7.33 7 3 6.00 6 3 5.00 3 4 1.67 7 4 5.67 10 5 8.33 42.00 24.00 34.00 287.304 25568 992 794 53

54 150 - HAVVA N ÖZÇETİN 6 / A 11 3 10.00 9 1 8.67 8 1 7.67 7 1 6.67 5 7 2.67 8 7 5.67 48.00 20.00 41.35 278.998 27405 1083 867 54

55 33 - AHM T EGE ARICI 6 / F 8 3 7.00 4 3 3.00 3 4 1.67 6 2 5.33 6 5 4.33 10 3 9.00 37.00 20.00 30.33 275.447 28243 1115 896 55

56 290 - İREM KIR 6 / B 10 3 9.00 6 3 5.00 6 2 5.33 4 4 2.67 4 5 2.33 9 3 8.00 39.00 20.00 32.33 271.990 29050 1151 925 56

57 286 - KADİR TOMUK 6 / E 11 4 9.67 9 1 8.67 6 2 5.33 6 1 5.67 4 5 2.33 7 4 5.67 43.00 17.00 37.34 268.756 29813 1190 961 57

58 184 - MUHAMMED EMİN KAYA 6 / F 11 4 9.67 8 1 7.67 9 1 8.67 7 2 6.33 2 10 -1.33 10 4 8.67 47.00 22.00 39.68 267.985 30009 1196 966 58

59 163 - KIVANÇ İDER 6 / F 9 3 8.00 1 9 -2.00 4 3 3.00 5 4 3.67 8 6 6.00 8 5 6.33 35.00 30.00 25.00 267.551 30106 1205 974 59

60 64 - BERAT ÖNGEL 6 / F 10 4 8.67 7 2 6.33 4 3 3.00 2 1 1.67 2 8 -0.67 12 3 11.00 37.00 21.00 30.00 266.420 30371 1217 985 60

61 0 - ZEYNEP BERRA GENÇTÜRK 6 / A 10 5 8.33 7 3 6.00 7 3 6.00 3 5 1.33 5 6 3.00 9 6 7.00 41.00 28.00 31.66 264.578 30811 1242 1008 61

62 183 - BERKAN ÖZCANBAZ 6 / F 11 3 10.00 6 4 4.67 8 2 7.33 1 7 -1.33 4 9 1.00 9 4 7.67 39.00 29.00 29.34 263.323 31075 1254 1017 62

63 297 - YASİN KILIÇOĞLU 6 / E 8 7 5.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 6 4 4.67 5 6 3.00 11 4 9.67 39.00 32.00 28.34 259.723 31896 1299 1055 63

64 341 - ABDULHAKİM BÖLÜKBAŞ 6 / E 8 5 6.33 7 3 6.00 8 2 7.33 5 2 4.33 4 6 2.00 10 5 8.33 42.00 23.00 34.32 257.798 32342 1319 1074 64

65 0 - MARYA KIVAD 6 / C 9 2 8.33 8 1 7.67 7 2 6.33 3 4 1.67 3 3 2.00 8 4 6.67 38.00 16.00 32.67 257.536 32426 1321 1075 65

66 400 - UĞUR BUĞRA ACIOĞLU 6 / E 10 5 8.33 7 3 6.00 6 4 4.67 6 4 4.67 7 8 4.33 7 8 4.33 43.00 32.00 32.33 256.968 32558 1327 1080 66

67 112 - ECRİN AKIŞ 6 / B 11 3 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 6 2 5.33 2 9 -1.00 8 5 6.33 45.00 21.00 37.99 254.696 33103 1353 1100 67

68 197 - ÖMER * DEM IŞIK 6 / F 8 7 5.67 7 3 6.00 5 4 3.67 7 2 6.33 6 3 5.00 8 7 5.67 41.00 26.00 32.34 252.810 33546 1381 1125 68
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Genel Ortalama 9.31 4.70 7.74 6.25 3.19 5.19 5.53 3.70 4.30 5.19 3.43 4.05 5.80 6.34 3.68 7.70 5.95 5.72 39.78 27.30 30.68 255.534

Okul Ortalaması 9.87 3.78 8.61 6.86 2.46 6.04 6.21 2.82 5.27 5.52 2.80 4.59 6.18 5.29 4.42 9.05 4.58 7.53 43.69 21.73 36.45 285.960

69 277 - HAKKIAYAZÖZEL 6 / F 7 6 5.00 8 2 7.33 5 5 3.33 7 3 6.00 4 6 2.00 10 4 8.67 41.00 26.00 32.33 248.494 34554 1436 1169 69

70 194 - NEHİR KAMAN 6 / A 10 4 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 7 0.67 6 6 4.00 6 9 3.00 41.00 30.00 31.00 246.523 35024 1456 1185 70

71 180 - MUHAMMET MOFAK KUAD 6 / E 10 3 9.00 7 1 6.67 8 1 7.67 4 3 3.00 2 4 0.67 7 6 5.00 38.00 18.00 32.01 241.600 36179 1509 1233 71

72 140 - FATİH MERT ERTUĞRAL 6 / F 9 6 7.00 7 2 6.33 7 2 6.33 2 1 1.67 1 2 0.33 9 4 7.67 35.00 17.00 29.33 239.748 36630 1536 1254 72

73 218 - TAHA AYDOĞAN 6 / F 12 3 11.00 6 3 5.00 4 5 2.33 4 5 2.33 3 12 -1.00 8 7 5.67 37.00 35.00 25.33 238.123 37002 1559 1275 73

74 155 - İLKAY NUR KOÇEROĞLU 6 / B 6 8 3.33 9 1 8.67 8 2 7.33 6 3 5.00 4 8 1.33 10 5 8.33 43.00 27.00 33.99 233.748 38092 1611 1316 74

75 113 - ECRİN MERYEM KAYA 6 / B 9 5 7.33 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 10 1.67 9 6 7.00 34.00 40.00 20.66 233.323 38200 1619 1322 75

76 214 - SURA NEHİR BOZKURT 6 / B 8 3 7.00 4 3 3.00 4 4 2.67 3 2 2.33 1 2 0.33 9 3 8.00 29.00 17.00 23.33 232.978 38281 1622 1324 76

77 24 - ELİF MEVA ŞAHİN 6 / B 7 7 4.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 5 1.33 3 7 0.67 10 3 9.00 36.00 29.00 26.34 231.081 38769 1644 1343 77

78 83 - BEYZANURKIRÇI 6 / B 10 3 9.00 7 2 6.33 3 6 1.00 4 4 2.67 5 8 2.33 6 8 3.33 35.00 31.00 24.66 230.647 38863 1649 1347 78

79 0 - ERKAM BÖYÜKTAŞ 6 / E 9 3 8.00 5 4 3.67 5 5 3.33 6 4 4.67 3 12 -1.00 8 3 7.00 36.00 31.00 25.67 227.906 39517 1667 1359 79

80 53 - MERYEM BÜLBÜL 6 / B 8 4 6.67 7 3 6.00 5 5 3.33 6 1 5.67 5 7 2.67 6 6 4.00 37.00 26.00 28.34 227.625 39568 1670 1362 80

81 298 - SÜMEYYE KEŞLİK 6 / B 11 3 10.00 5 4 3.67 7 3 6.00 3 5 1.33 1 9 -2.00 8 6 6.00 35.00 30.00 25.00 226.914 39720 1681 1371 81

82 174 - MELİKE NUR ÖREMİŞ 6 / B 7 7 4.67 5 5 3.33 4 5 2.33 2 4 0.67 3 2 2.33 9 4 7.67 30.00 27.00 21.00 225.289 40149 1706 1390 82

83 128 - ECRİN NAZ ÖLÇER 6 / A 7 7 4.67 6 4 4.67 5 3 4.00 4 3 3.00 2 6 0.00 10 4 8.67 34.00 27.00 25.01 222.691 40799 1730 1411 83

84 102 - BURAK FARUK AYDIN 6 / E 8 5 6.33 7 1 6.67 9 0 9.00 0 7 -2.33 3 6 1.00 8 7 5.67 35.00 26.00 26.34 222.479 40851 1735 1415 84

85 0 - BUĞRA FINDIKÇI 6 / D 8 5 6.33 6 1 5.67 6 1 5.67 3 3 2.00 5 2 4.33 4 5 2.33 32.00 17.00 26.33 222.400 40873 1736 1416 85

86 276 - ABDULLAH EMİR BİÇER 6 / F 9 5 7.33 5 2 4.33 1 3 0.00 0 0 0.00 4 3 3.00 6 5 4.33 25.00 18.00 18.99 222.247 40903 1739 1418 86

87 63 - AZRANUR BOZKAN 6 / A 12 2 11.33 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 1 14 -3.67 6 8 3.33 42.00 31.00 31.66 217.457 42123 1791 1460 87

88 219 - TAHANURULLAHŞAHİN 6 / F 7 2 6.33 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 4 4 2.67 4 6 2.00 37.00 20.00 30.33 215.551 42568 1813 1481 88

89 266 - ZEYNEP AÇIK 6 / C 6 7 3.67 8 2 7.33 5 5 3.33 6 4 4.67 4 7 1.67 8 6 6.00 37.00 31.00 26.67 212.311 43362 1851 1510 89

90 203 - RANA YİĞİT 6 / C 11 3 10.00 3 5 1.33 3 5 1.33 5 4 3.67 4 6 2.00 4 9 1.00 30.00 32.00 19.33 212.094 43422 1854 1512 90

91 206 - RÜM*S A KADI 6 / B 8 7 5.67 8 2 7.33 5 5 3.33 6 2 5.33 0 6 -2.00 8 6 6.00 35.00 28.00 25.66 200.094 46458 1987 1621 91
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Genel Ortalama 9.31 4.70 7.74 6.25 3.19 5.19 5.53 3.70 4.30 5.19 3.43 4.05 5.80 6.34 3.68 7.70 5.95 5.72 39.78 27.30 30.68 255.534

Okul Ortalaması 9.87 3.78 8.61 6.86 2.46 6.04 6.21 2.82 5.27 5.52 2.80 4.59 6.18 5.29 4.42 9.05 4.58 7.53 43.69 21.73 36.45 285.960

92 79 - ÖMERKAYRAOKUD* 6 / F 9 4 7.67 8 2 7.33 8 2 7.33 2 3 1.00 4 10 0.67 4 10 0.67 35.00 31.00 24.67 194.390 47927 2054 1680 92

93 144 - FİLİZ DEVA EKER 6 / B 9 5 7.33 7 2 6.33 7 1 6.67 2 6 0.00 0 4 -1.33 5 8 2.33 30.00 26.00 21.33 185.077 50130 2147 1754 93

94 263 - YUSUF YİĞİTER 6 / F 7 6 5.00 5 2 4.33 2 7 -0.33 2 2 1.33 2 3 1.00 5 4 3.67 23.00 24.00 15.00 184.301 50302 2155 1761 94

95 201 - KATARALNADA KIVAT 6 / C 9 5 7.33 6 4 4.67 6 4 4.67 1 3 0.00 0 1 -0.33 4 8 1.33 26.00 25.00 17.67 179.654 51332 2200 1796 95

96 56 - AYSU N* ÇAĞIL 6 / C 7 5 5.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 8 1.33 6 9 3.00 26.00 43.00 11.66 179.289 51446 2210 1803 96

97 67 - BERAT YİĞİT 6 / F 6 7 3.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 7 8 4.33 28.00 45.00 13.00 172.736 52968 2276 1862 97

98 111 - ZEHRA BİÇER 6 / C 8 5 6.33 4 4 2.67 7 3 6.00 4 3 3.00 1 10 -2.33 5 6 3.00 29.00 31.00 18.67 172.598 52999 2277 1863 98

99 32 - YUSUF EYMEN AYHAN 6 / F 6 7 3.67 3 1 2.67 0 0 0.00 0 0 0.00 7 8 4.33 4 11 0.33 20.00 27.00 11.00 169.773 53624 2312 1890 99

100 239 - YUNUS EMRE KORKMAZ 6 / F 5 8 2.33 6 3 5.00 3 5 1.33 6 3 5.00 4 10 0.67 6 8 3.33 30.00 37.00 17.66 166.800 54364 2346 1916 100

101 170 - EGE KOÇAK 6 / E 7 8 4.33 6 4 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 2 13 -2.33 6 9 3.00 31.00 44.00 16.34 156.306 56696 2452 1998 101

102 55 - TUANA AKSOY 6 / B 9 4 7.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 14 -3.67 6 9 3.00 24.00 49.00 7.66 156.286 56744 2454 1999 102

103 160 - KEZİBAN ELİF AYDIN 6 / C 8 5 6.33 6 3 5.00 4 4 2.67 3 3 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 25.00 31.00 14.66 153.753 57225 2474 2016 103

104 308 - EMİR TAŞ 6 / E 7 7 4.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 3 12 -1.00 5 10 1.67 25.00 49.00 8.67 147.126 58619 2526 2059 104

105 75 - ABDURREZZAK ÇAĞIL 6 / F 6 4 4.67 1 8 -1.67 4 4 2.67 2 6 0.00 2 9 -1.00 4 6 2.00 19.00 37.00 6.67 146.281 58837 2542 2073 105

106 45 - ZEYNEP KURŞUNCU 6 / C 5 7 2.67 5 4 3.67 2 5 0.33 1 3 0.00 2 3 1.00 2 4 0.67 17.00 26.00 8.34 140.217 60011 2591 2115 106

107 269 - EMİR BARTU COŞAR 6 / E 7 8 4.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 1 11 -2.67 6 9 3.00 23.00 49.00 6.66 139.783 60088 2596 2119 107

108 209 - SALİH GÜNEŞ 6 / E 6 9 3.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 12 -1.00 5 10 1.67 23.00 52.00 5.66 131.946 61537 2667 2168 108

109 177 - MERT EFE AVCI 6 / E 7 8 4.33 3 6 1.00 2 8 -0.67 3 6 1.00 3 12 -1.00 4 11 0.33 22.00 51.00 4.99 130.889 61686 2674 2173 109

110 217 - SÜMEYYE NİSA ALTUNTAŞ 6 / C 6 7 3.67 4 3 3.00 0 7 -2.33 3 2 2.33 0 7 -2.33 2 7 -0.33 15.00 33.00 4.01 112.425 64566 2804 2271 110

111 623 - AHMET KAYRA AKIN 5 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 9 2.00 3 12 -1.00 8.00 21.00 1.00 107.901 65148 2829 2289 111

112 114 - EGE YANDIK 6 / E 7 8 4.33 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 11 -2.67 2 12 -2.00 19.00 52.00 1.66 100.277 66073 2876 2326 112

113 0 - *Ğ MU R * Z* LA* 6 / B 1 12 -3.00 2 8 -0.67 3 5 1.33 7 2 6.33 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 27.00 3.99 86.652 67378 2941 2384 113

114 251 - * ĞÖM Z M**E * * 6 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 9 0.00 1 11 -2.67 4.00 20.00 -2.67 78.904 67891 2965 2404 114


