
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Çorum MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 8.SINIF KURUMSAL 1 117850 3946 2844 115

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 10.43 7.53 7.92 5.73 3.37 4.61 6.65 2.46 5.83 4.05 3.38 2.93 4.88 6.58 2.69 8.78 8.35 5.99 40.52 31.67 29.96 218.165

Okul Ortalaması 11.55 5.84 9.60 5.65 2.83 4.71 6.89 1.68 6.33 2.91 2.83 1.97 4.51 5.17 2.79 10.03 6.90 7.73 41.55 25.27 33.12 238.503

1 331 - YİĞİT M DEMİRAL 8 / C 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 5 5 3.33 17 3 16.00 19 1 18.67 81.00 9.00 78.00 458.533 259 5 4 1

2 59 - ABDULBAKİ BALYUZ 8 / D 19 1 18.67 7 3 6.00 10 0 10.00 7 2 6.33 14 2 13.33 19 1 18.67 76.00 9.00 73.00 433.348 938 18 16 2

3 0 - MUHAMMET ÖLÇER 8 / E 18 1 17.67 7 1 6.67 10 0 10.00 6 3 5.00 12 1 11.67 17 3 16.00 70.00 9.00 67.01 400.785 3071 61 56 3

4 468 - ŞEYMA NUR KUŞOĞLU 8 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 18 2 17.33 74.00 6.00 72.00 399.244 3214 64 58 4

5 9 - BARIŞ ÇALIŞ 8 / C 18 2 17.33 8 2 7.33 10 0 10.00 3 2 2.33 12 2 11.33 15 5 13.33 66.00 13.00 61.65 377.956 5647 121 110 5

6 437 - HARUN AYTEKİN 8 / D 17 2 16.33 7 2 6.33 8 1 7.67 0 0 0.00 14 0 14.00 14 4 12.67 60.00 9.00 57.00 375.556 5989 131 119 6

7 458 - EMİNE NUR ALAMEŞE 8 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 8 6.33 17 3 16.00 70.00 17.00 64.33 371.570 6658 150 136 7

8 30 - İHSAN AKIŞ 8 / D 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 6 3 5.00 17 3 16.00 69.00 10.00 65.67 367.644 7212 166 150 8

9 90 - YUSUFEFE IŞITAN 8 / C 16 3 15.00 9 1 8.67 10 0 10.00 2 2 1.33 8 5 6.33 18 1 17.67 63.00 12.00 59.00 360.741 8293 192 172 9

10 463 - ZEYNEP DEMİRCİ 8 / A 19 1 18.67 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 5 0 5.00 15 5 13.33 66.00 9.00 63.00 357.778 8855 207 187 10

11 662 - M EMİN KARA 8 / C 15 5 13.33 8 2 7.33 9 1 8.67 6 2 5.33 11 3 10.00 16 4 14.67 65.00 17.00 59.33 356.785 9029 211 191 11

12 462 - ELİF UĞURLU 8 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 2 8.33 14 6 12.00 68.00 13.00 63.66 355.778 9279 216 196 12

13 0 - HAŞİM EREN AHISHALI 8 / D 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 5 2 4.33 10 7 7.67 15 5 13.33 67.00 17.00 61.33 355.304 9358 219 197 13

14 228 - ÖMER FARUK SOYTÜRK 8 / E 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 10 5 8.33 13 6 11.00 68.00 16.00 62.66 349.852 10459 253 227 14

15 41 - H HÜSEYİN BÖLÜKBAŞ 8 / C 19 1 18.67 8 2 7.33 2 0 2.00 0 0 0.00 5 0 5.00 17 3 16.00 51.00 6.00 49.00 348.904 10566 258 232 15

16 632 - YUSUF TALHA YILDIZ 8 / C 15 5 13.33 8 2 7.33 10 0 10.00 3 6 1.00 10 4 8.67 16 3 15.00 62.00 20.00 55.33 346.415 11075 269 241 16

17 487 - NİSANUR ÖZÖNAL 8 / B 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 2 6 0.00 6 2 5.33 17 3 16.00 60.00 16.00 54.67 340.993 12233 294 262 17

18 122 - YAĞIZ ÇATAL 8 / D 15 4 13.67 6 4 4.67 7 2 6.33 5 3 4.00 9 7 6.67 17 3 16.00 59.00 23.00 51.34 337.570 13047 311 276 18

19 460 - ZEHRA NUR SARIÇAM 8 / A 15 5 13.33 7 2 6.33 10 0 10.00 1 1 0.67 9 1 8.67 15 4 13.67 57.00 13.00 52.67 336.563 13129 312 277 19

20 450 - NİSA NUR EMRE 8 / A 16 4 14.67 6 4 4.67 10 0 10.00 4 2 3.33 7 3 6.00 16 4 14.67 59.00 17.00 53.34 336.089 13246 314 279 20

21 1 - ZEYNEP BİLGE ÇİÇEK 8 / B 19 1 18.67 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 5 6 3.00 14 5 12.33 62.00 18.00 56.00 334.074 13776 327 292 21

22 25 - TALHA KODAZ 8 / C 15 5 13.33 8 2 7.33 10 0 10.00 6 3 5.00 11 4 9.67 13 7 10.67 63.00 21.00 56.00 332.607 14043 336 300 22
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Genel Ortalama 10.43 7.53 7.92 5.73 3.37 4.61 6.65 2.46 5.83 4.05 3.38 2.93 4.88 6.58 2.69 8.78 8.35 5.99 40.52 31.67 29.96 218.165

Okul Ortalaması 11.55 5.84 9.60 5.65 2.83 4.71 6.89 1.68 6.33 2.91 2.83 1.97 4.51 5.17 2.79 10.03 6.90 7.73 41.55 25.27 33.12 238.503

23 455 - 8 / B 14 5 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 6 1 5.67 14 4 12.67 58.00 16.00 52.67 314.341 18479 484 413 23

24 522 - AYŞE NAZ ERYAŞAR 8 / B 18 2 17.33 8 2 7.33 10 0 10.00 3 5 1.33 2 5 0.33 15 4 13.67 56.00 18.00 49.99 313.304 18817 500 425 24

25 35 - BERAT UMAÇ 8 / E 16 2 15.33 9 1 8.67 7 0 7.00 1 1 0.67 3 0 3.00 15 5 13.33 51.00 9.00 48.00 311.822 19311 524 443 25

26 671 - MUSTAFA ÖZÜTÜRKER 8 / E 16 4 14.67 9 1 8.67 1 0 1.00 8 2 7.33 4 4 2.67 15 4 13.67 53.00 15.00 48.01 308.948 19980 544 458 26

27 467 - BUĞLEM COBCU 8 / A 17 2 16.33 7 2 6.33 9 0 9.00 7 1 6.67 5 4 3.67 10 5 8.33 55.00 14.00 50.33 300.474 22628 625 521 27

28 6 - BETÜL KOLDAŞ 8 / B 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 0 1 -0.33 2 1 1.67 11 8 8.33 52.00 11.00 48.34 299.037 22884 633 528 28

29 659 - ALİ EMRE TİRYAKİ 8 / C 15 4 13.67 7 2 6.33 9 0 9.00 0 2 -0.67 8 4 6.67 11 7 8.67 50.00 19.00 43.67 293.630 24547 684 570 29

30 629 - MEHMET UMUT MOL 8 / E 16 0 16.00 10 0 10.00 2 0 2.00 5 1 4.67 1 1 0.67 13 4 11.67 47.00 6.00 45.01 292.637 24763 695 581 30

31 489 - İ BEYZA YILDIRAN 8 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 10 0 10.00 5 2 4.33 0 3 -1.00 13 4 11.67 53.00 14.00 48.33 290.133 25622 720 602 31

32 459 - ŞEYMA ERDOĞAN 8 / A 13 7 10.67 6 3 5.00 10 0 10.00 3 5 1.33 7 2 6.33 13 6 11.00 52.00 23.00 44.33 290.119 25632 721 603 32

33 602 - ANIL SALİH ÖZCANBAZ 8 / E 14 5 12.33 7 2 6.33 6 0 6.00 0 0 0.00 5 2 4.33 14 5 12.33 46.00 14.00 41.32 290.059 25668 722 604 33

34 456 - AZRA DİLAY PELTECİ 8 / A 15 4 13.67 8 1 7.67 7 1 6.67 2 1 1.67 8 1 7.67 8 4 6.67 48.00 12.00 44.02 289.704 25670 723 605 34

35 689 - ÖMER CEYLAN 8 / C 15 2 14.33 5 3 4.00 9 0 9.00 1 1 0.67 2 9 -1.00 16 4 14.67 48.00 19.00 41.67 286.178 26887 761 635 35

36 173 - ÖMERFARUK TOPUZ 8 / D 14 3 13.00 6 4 4.67 8 1 7.67 1 1 0.67 9 5 7.33 8 1 7.67 46.00 15.00 41.01 285.200 27100 765 638 36

37 465 - ZÜMRA ŞANLITÜRK 8 / A 13 5 11.33 6 3 5.00 8 0 8.00 7 2 6.33 8 0 8.00 8 3 7.00 50.00 13.00 45.66 284.667 27455 773 643 37

38 631 - EMİRHAN ÇARPAN 8 / C 11 8 8.33 6 4 4.67 9 1 8.67 5 2 4.33 10 4 8.67 12 7 9.67 53.00 26.00 44.34 284.222 27562 777 647 38

39 46 - SEMİH BİLGE 8 / C 12 8 9.33 9 1 8.67 9 1 8.67 1 5 -0.67 8 8 5.33 14 6 12.00 53.00 29.00 43.33 282.681 28158 797 661 39

40 513 - CEREN KASIM 8 / B 15 2 14.33 7 3 6.00 10 0 10.00 4 4 2.67 6 6 4.00 10 7 7.67 52.00 22.00 44.67 281.733 28334 801 664 40

41 121 - BEKİR ASAROĞLU 8 / D 11 7 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 6 4 4.67 5 3 4.00 14 5 12.33 54.00 21.00 47.00 280.741 28692 812 672 41

42 486 - KEZBAN ZÜLAL ARSLAN 8 / A 14 5 12.33 5 4 3.67 8 2 7.33 3 2 2.33 7 1 6.67 9 4 7.67 46.00 18.00 40.00 277.793 29694 835 686 42

43 105 - BAHADIR ENES KARADAĞ 8 / D 15 5 13.33 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 7 13 2.67 14 6 12.00 49.00 41.00 35.33 276.785 30082 849 698 43

44 507 - CELAL KAYNAK 8 / C 17 3 16.00 7 3 6.00 10 0 10.00 2 8 -0.67 5 6 3.00 10 10 6.67 51.00 30.00 41.00 274.830 30695 867 714 44

45 633 - AHMET SALİH BALDAN 8 / D 16 3 15.00 6 3 5.00 8 2 7.33 3 0 3.00 3 5 1.33 11 7 8.67 47.00 20.00 40.33 270.859 32116 903 741 45
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Genel Ortalama 10.43 7.53 7.92 5.73 3.37 4.61 6.65 2.46 5.83 4.05 3.38 2.93 4.88 6.58 2.69 8.78 8.35 5.99 40.52 31.67 29.96 218.165

Okul Ortalaması 11.55 5.84 9.60 5.65 2.83 4.71 6.89 1.68 6.33 2.91 2.83 1.97 4.51 5.17 2.79 10.03 6.90 7.73 41.55 25.27 33.12 238.503

46 510 - AKKIZ NİSA BEKMEZCİ 8 / B 14 6 12.00 9 1 8.67 10 0 10.00 0 4 -1.33 5 11 1.33 13 6 11.00 51.00 28.00 41.67 269.867 32437 914 750 46

47 2 - DİLANUR Ö *EMİ R 8 / B 15 5 13.33 6 4 4.67 10 0 10.00 6 3 5.00 2 5 0.33 12 8 9.33 51.00 25.00 42.66 265.378 34048 955 784 47

48 636 - MEHMET EMİN ÖZDEİR 8 / C 14 6 12.00 9 1 8.67 3 7 0.67 0 7 -2.33 3 8 0.33 14 5 12.33 43.00 34.00 31.67 256.519 37395 1027 845 48

49 77 - AKİF YARDIMCI 8 / C 11 7 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 6 3 5.00 6 9 3.00 10 3 9.00 51.00 24.00 43.01 255.585 37633 1039 855 49

50 621 - HAMZA SAKİN 8 / E 12 5 10.33 7 3 6.00 9 1 8.67 2 0 2.00 1 4 -0.33 14 6 12.00 45.00 19.00 38.67 255.067 37880 1050 863 50

51 601 - MİRAÇ ÖZDEN 8 / E 11 7 8.67 6 2 5.33 8 2 7.33 5 3 4.00 6 3 5.00 10 8 7.33 46.00 25.00 37.66 249.126 40295 1136 931 51

52 4 - AYŞE ŞURA YILMAZ 8 / B 14 5 12.33 8 2 7.33 9 1 8.67 3 4 1.67 2 5 0.33 10 6 8.00 46.00 23.00 38.33 248.607 40553 1143 935 52

53 442 - EMİR ERTUĞRAL 8 / D 12 5 10.33 5 5 3.33 10 0 10.00 1 2 0.33 6 5 4.33 10 9 7.00 44.00 26.00 35.32 248.593 40566 1147 938 53

54 613 - YAŞAR TALHA YILMAZ 8 / E 10 8 7.33 5 3 4.00 5 5 3.33 4 4 2.67 9 5 7.33 10 7 7.67 43.00 32.00 32.33 247.141 41142 1170 952 54

55 71 - ZEYNEP TEKİN 8 / B 10 3 9.00 7 3 6.00 10 0 10.00 0 1 -0.33 1 2 0.33 13 5 11.33 41.00 14.00 36.33 245.644 41659 1194 969 55

56 635 - ENES KARAGÖZ 8 / C 10 7 7.67 4 5 2.33 5 4 3.67 2 8 -0.67 7 7 4.67 13 7 10.67 41.00 38.00 28.34 244.252 42152 1207 976 56

57 605 - FATİH ÇAKMAK 8 / E 13 4 11.67 6 1 5.67 3 2 2.33 1 0 1.00 5 6 3.00 10 8 7.33 38.00 21.00 31.00 243.704 42387 1212 981 57

58 309 - AHMET BERAT GÜNER 8 / D 15 3 14.00 8 2 7.33 7 0 7.00 4 6 2.00 3 7 0.67 8 8 5.33 45.00 26.00 36.33 242.711 42927 1231 1000 58

59 606 - FURKAN AĞIRBAŞ 8 / E 14 3 13.00 1 1 0.67 0 0 0.00 3 3 2.00 0 1 -0.33 11 6 9.00 29.00 14.00 24.34 232.370 47256 1383 1110 59

60 696 - NASRİA ALİZADE 8 / B 9 7 6.67 6 4 4.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 6 3.00 10 7 7.67 46.00 28.00 36.68 231.407 47634 1396 1122 60

61 695 - UMULBANİNALİZADE 8 / A 8 7 5.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 4 6 2.00 11 7 8.67 46.00 27.00 37.00 227.437 49415 1450 1162 61

62 443 - M ELVAN BÖYÜKTAŞ 8 / D 14 6 12.00 6 4 4.67 9 1 8.67 1 3 0.00 8 12 4.00 6 13 1.67 44.00 39.00 31.01 224.474 50746 1484 1187 62

63 138 - MELİKE EBRAR KARAHAN 8 / B 11 8 8.33 5 3 4.00 10 0 10.00 3 4 1.67 1 4 -0.33 11 7 8.67 41.00 26.00 32.34 222.000 51877 1521 1215 63

64 11 - EBRAR NUR ALAGÖZ 8 / A 13 5 11.33 5 4 3.67 10 0 10.00 1 2 0.33 1 3 0.00 7 5 5.33 37.00 19.00 30.66 219.467 53274 1561 1243 64

65 471 - ŞEYDA ALTUN 8 / A 12 7 9.67 7 3 6.00 9 1 8.67 3 5 1.33 1 2 0.33 9 9 6.00 41.00 27.00 32.00 218.519 53577 1571 1250 65

66 475 - HAYRUNİSA ARSLAN 8 / A 8 8 5.33 4 4 2.67 6 3 5.00 6 1 5.67 4 0 4.00 9 7 6.67 37.00 23.00 29.34 214.578 55363 1642 1299 66

67 658 - ÖMER ÖDÜCÜ 8 / C 10 5 8.33 7 3 6.00 5 5 3.33 0 5 -1.67 3 7 0.67 11 8 8.33 36.00 33.00 24.99 214.044 55656 1656 1308 67

68 473 - MELİKE YILDIZ 8 / A 11 6 9.00 6 3 5.00 6 3 5.00 5 3 4.00 3 6 1.00 8 8 5.33 39.00 29.00 29.33 211.585 56861 1688 1332 68
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Genel Ortalama 10.43 7.53 7.92 5.73 3.37 4.61 6.65 2.46 5.83 4.05 3.38 2.93 4.88 6.58 2.69 8.78 8.35 5.99 40.52 31.67 29.96 218.165

Okul Ortalaması 11.55 5.84 9.60 5.65 2.83 4.71 6.89 1.68 6.33 2.91 2.83 1.97 4.51 5.17 2.79 10.03 6.90 7.73 41.55 25.27 33.12 238.503

69 452 - ZEHRA ALPSAR 8 / A 12 8 9.33 3 2 2.33 8 1 7.67 0 1 -0.33 3 5 1.33 7 4 5.67 33.00 21.00 26.00 211.096 57067 1699 1339 69

70 519 - REYHANNİHALYILDIRIM 8 / B 12 4 10.67 6 3 5.00 7 0 7.00 0 0 0.00 1 4 -0.33 8 8 5.33 34.00 19.00 27.67 210.637 57158 1703 1342 70

71 461 - ESRA NUR AYÇİÇEK 8 / A 10 6 8.00 5 2 4.33 7 2 6.33 0 3 -1.00 3 1 2.67 6 2 5.33 31.00 16.00 25.66 209.126 57992 1731 1359 71

72 619 - METEHAN ÖZDEMİR 8 / E 12 8 9.33 4 5 2.33 6 4 4.67 3 5 1.33 1 4 -0.33 10 10 6.67 36.00 36.00 24.00 205.200 59826 1790 1399 72

73 444 - ECRİN ŞAHİN 8 / A 10 10 6.67 5 4 3.67 10 0 10.00 3 3 2.00 2 5 0.33 9 8 6.33 39.00 30.00 29.00 202.207 61352 1846 1438 73

74 640 - MERT YILDIZ 8 / C 7 12 3.00 4 6 2.00 7 2 6.33 3 4 1.67 4 9 1.00 13 7 10.67 38.00 40.00 24.67 201.748 61496 1850 1440 74

75 222 - KAYRA YAĞLI 8 / E 12 8 9.33 4 1 3.67 2 2 1.33 3 0 3.00 2 7 -0.33 9 11 5.33 32.00 29.00 22.33 196.770 64107 1950 1506 75

76 382 - YASİN CAM 8 / D 12 5 10.33 8 2 7.33 7 3 6.00 3 2 2.33 1 8 -1.67 7 11 3.33 38.00 31.00 27.65 194.252 65418 1992 1532 76

77 381 - EREN CENGİZ 8 / D 12 7 9.67 8 2 7.33 7 2 6.33 0 0 0.00 0 5 -1.67 7 10 3.67 34.00 26.00 25.33 189.393 67828 2067 1582 77

78 307 - HARUN GERÇEK 8 / E 14 5 12.33 6 3 5.00 6 3 5.00 0 1 -0.33 1 3 0.00 5 14 0.33 32.00 29.00 22.33 189.348 67932 2073 1586 78

79 556 - HALİME ÖZKAYA 8 / B 10 6 8.00 1 5 -0.67 6 2 5.33 0 0 0.00 2 10 -1.33 9 6 7.00 28.00 29.00 18.33 187.911 68480 2093 1597 79

80 453 - ZEYNEP TİRYAKİ 8 / A 8 12 4.00 2 6 0.00 9 1 8.67 1 0 1.00 4 6 2.00 8 10 4.67 32.00 35.00 20.34 177.556 73786 2342 1761 80

81 663 - EFE CEYLAN 8 / C 12 8 9.33 8 1 7.67 8 2 7.33 2 3 1.00 0 10 -3.33 7 13 2.67 37.00 37.00 24.67 175.081 74980 2387 1790 81

82 551 - BETÜL YÜCEL 8 / A 4 10 0.67 1 4 -0.33 4 2 3.33 1 1 0.67 3 4 1.67 12 8 9.33 25.00 29.00 15.34 174.593 75210 2395 1794 82

83 523 - ECRİN ZEY EP CAN 8 / B 9 6 7.00 2 7 -0.33 9 0 9.00 0 0 0.00 3 6 1.00 5 8 2.33 28.00 27.00 19.00 174.059 75621 2415 1810 83

84 12 - MELİKE TOYDEMİR 8 / B 12 8 9.33 3 7 0.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 3 6 1.00 5 14 0.33 33.00 45.00 17.99 174.030 75728 2423 1814 84

85 469 - YELİZ ÇAMURTAŞI 8 / A 8 4 6.67 2 2 1.33 6 0 6.00 9 1 8.67 2 9 -1.00 5 7 2.67 32.00 23.00 24.34 173.126 75947 2431 1822 85

86 481 - NİSA NUR YİĞİT 8 / A 9 5 7.33 0 0 0.00 2 4 0.67 0 6 -2.00 2 4 0.67 6 5 4.33 19.00 24.00 11.00 171.096 77111 2466 1849 86

87 554 - EMİNE AYDIN 8 / B 8 9 5.00 5 2 4.33 3 5 1.33 0 5 -1.67 5 6 3.00 6 9 3.00 27.00 36.00 14.99 171.096 77111 2466 1849 86

88 0 - ÖMER ÖYSAL 8 / D 8 5 6.33 5 0 5.00 7 3 6.00 0 0 0.00 0 4 -1.33 6 6 4.00 26.00 18.00 20.00 169.630 77878 2492 1864 88

89 143 - CEMRE HATİCE AÇIK 8 / A 6 9 3.00 4 4 2.67 6 2 5.33 5 3 4.00 2 3 1.00 7 7 4.67 30.00 28.00 20.67 169.156 78028 2497 1867 89

90 506 - FATİMASSATICI 8 / A 13 7 10.67 5 5 3.33 6 4 4.67 7 3 6.00 2 6 0.00 3 17 -2.67 36.00 42.00 22.00 168.148 78571 2526 1882 90

91 74 - MUSTAFA KABASAKAL 8 / D 7 11 3.33 6 3 5.00 6 4 4.67 0 2 -0.67 1 1 0.67 8 9 5.00 28.00 30.00 18.00 166.667 79304 2560 1903 91
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Genel Ortalama 10.43 7.53 7.92 5.73 3.37 4.61 6.65 2.46 5.83 4.05 3.38 2.93 4.88 6.58 2.69 8.78 8.35 5.99 40.52 31.67 29.96 218.165

Okul Ortalaması 11.55 5.84 9.60 5.65 2.83 4.71 6.89 1.68 6.33 2.91 2.83 1.97 4.51 5.17 2.79 10.03 6.90 7.73 41.55 25.27 33.12 238.503

92 630 - EREN GÜNDOĞAN 8 / E 6 11 2.33 8 2 7.33 1 6 -1.00 2 6 0.00 2 5 0.33 10 9 7.00 29.00 39.00 15.99 166.622 79408 2564 1907 92

93 220 - EYÜP ERDEM 8 / E 3 5 1.33 5 4 3.67 7 0 7.00 0 1 -0.33 6 4 4.67 4 5 2.33 25.00 19.00 18.67 164.681 80331 2602 1933 93

94 438 - YAĞIZ ARDA GÜNAYDIN 8 / D 6 13 1.67 5 5 3.33 7 3 6.00 1 2 0.33 5 8 2.33 8 12 4.00 32.00 43.00 17.66 161.719 81976 2667 1977 94

95 6641 - EMRE MUTLU 8 / C 2 4 0.67 6 2 5.33 6 4 4.67 1 1 0.67 0 0 0.00 9 6 7.00 24.00 17.00 18.34 161.259 82090 2670 1979 95

96 521 - NİSANUR GÜVENÇ 8 / B 11 9 8.00 4 6 2.00 6 2 5.33 0 7 -2.33 2 9 -1.00 6 12 2.00 29.00 45.00 14.00 160.741 82396 2681 1986 96

97 110 - ELİF NUR ERDEN 8 / B 9 9 6.00 2 5 0.33 5 3 4.00 3 4 1.67 2 14 -2.67 8 9 5.00 29.00 44.00 14.33 158.252 83795 2739 2026 97

98 493 - NİSANUR KÖSEŞAHİN 8 / A 5 9 2.00 1 0 1.00 9 1 8.67 0 0 0.00 2 5 0.33 5 2 4.33 22.00 17.00 16.33 153.793 86180 2832 2084 98

99 505 - EBRAR SU AKSOY 8 / B 7 9 4.00 2 5 0.33 3 4 1.67 4 3 3.00 1 5 -0.67 6 9 3.00 23.00 35.00 11.33 144.919 90608 3007 2205 99

100 0 - KARABOYA 8 / B 8 9 5.00 2 5 0.33 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 15.00 14.00 142.963 91541 3042 2231 100

101 637 - UTKU ADAK 8 / C 4 15 -1.00 8 2 7.33 6 2 5.33 1 9 -2.00 8 12 4.00 5 14 0.33 32.00 54.00 13.99 135.526 95483 3187 2326 101

102 0 - MÜNEVVER SU KOÇ 8 / B 5 13 0.67 3 5 1.33 2 7 -0.33 1 5 -0.67 5 7 2.67 6 12 2.00 22.00 49.00 5.67 132.133 97161 3251 2367 102

103 476 - ESMA ÜNER 8 / A 6 9 3.00 1 1 0.67 7 3 6.00 0 1 -0.33 0 1 -0.33 3 6 1.00 17.00 21.00 10.01 131.141 97553 3269 2380 103

104 514 - HATİCE ERGÜN 8 / A 6 10 2.67 2 5 0.33 1 2 0.33 0 0 0.00 0 5 -1.67 7 12 3.00 16.00 34.00 4.66 124.681 100631 3397 2467 104

105 185 - * YNA*ILR D* EM* 8 / B 7 9 4.00 3 6 1.00 3 6 1.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 30.00 4.00 123.704 100987 3410 2474 105

106 0 - * IR* *E*LP*D 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 8 -1.67 7 9 4.00 8.00 17.00 2.33 113.807 105477 3573 2581 106

107 666 - ZİŞAN ŞANLI 8 / B 6 13 1.67 4 5 2.33 1 8 -1.67 0 10 -3.33 3 11 -0.67 5 15 0.00 19.00 62.00 -1.67 101.970 109994 3730 2690 107

108 997 - MUHAMMED RİYAD 7 / F 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 7 13 2.67 10.00 30.00 0.00 100.000 110602 3750 2706 108

109 0 - EYLÜL KARABOYA 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 6 -2.00 4 6 2.00 4.00 12.00 0.00 100.000 110602 3750 2706 108

110 699 - * Ğ Z * 8 / B 3 10 -0.33 2 4 0.67 2 5 0.33 1 7 -1.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 8.00 27.00 -0.99 95.600 111918 3791 2735 110

111 661 - EYMENARİ 8 / C 7 13 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 4 16 -1.33 4 16 -1.33 20.00 70.00 -3.32 95.126 112005 3797 2740 111

112 512 - ZÜMRA ÇAKMAK 8 / B 6 11 2.33 2 7 -0.33 6 3 5.00 5 5 3.33 1 14 -3.67 3 14 -1.67 23.00 54.00 4.99 94.015 112438 3813 2751 112

113 638 - M EFE KOÇAK 8 / C 2 17 -3.67 3 7 0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 7 13 2.67 3 17 -2.67 22.00 67.00 -0.34 83.185 114945 3882 2794 113

114 0 - AERYEM DIRGAMİBRAHİME 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 10 -0.33 0 13 -4.33 3.00 23.00 -4.66 72.385 116488 3915 2818 114



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çorum MERKEZ Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 8.SINIF KURUMSAL 1 117850 3946 2844 115

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 10.43 7.53 7.92 5.73 3.37 4.61 6.65 2.46 5.83 4.05 3.38 2.93 4.88 6.58 2.69 8.78 8.35 5.99 40.52 31.67 29.96 218.165

Okul Ortalaması 11.55 5.84 9.60 5.65 2.83 4.71 6.89 1.68 6.33 2.91 2.83 1.97 4.51 5.17 2.79 10.03 6.90 7.73 41.55 25.27 33.12 238.503

115 750 - RANİAMUHAMMEDISSA 8 / A 1 19 -5.33 0 10 -3.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 18 -4.00 6 14 1.33 13.00 77.00 -12.66 45.689 117722 3942 2841 115


