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EDESİS
YILDIRIM BEYAZIT KAYIT KABUL SINAVI 

LGS PUAN SIRALI LİSTE

Genel Toplam ve Ortalamalar

LGS-TÜRKÇE LGS-İNKILAP TARİHİ LGS-DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ LGS-İNGİLİZCE LGS-MATEMATİK LGS-FEN BİLİMLERİ
NET GENEL KATILIM KURUM KATILIM SUBE KATILIM

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

5,46 6,56 5,83 6,00 4,59 6,78 35,22 698 698 698
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N GENEL KURUM SUBE SİNİF

1 ELİF EYŞAN POLAT 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 59 1 58,67 500,00 1 1 1

2 AHMET MUSTAFA TOPÇU 10 0 10,00 7 1 6,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 55 3 54,00 492,44 2 2 2 2

3 ZEYNEP UÇAR 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 58 2 57,34 490,59 3 3 3 3

4 YUSUF ÇAĞAN AKTAŞ 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 59 1 58,67 490,03 4 4 4

5 ZEYNEP GÜLÜMSER 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 58 2 57,34 490,03 4 4 4 4

6 ZEYNEP TANRIKOLOĞLU 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 57 3 56,00 487,76 6 6 6 6

7 AYŞE NAZ YILDIZ 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 1 7,67 58 1 57,67 483,51 7 7 7 7

8 ZEYNEP MİRAY ÜMÜTLÜ 9 1 8,67 10 0 10,00 9 0 9,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 57 2 56,34 483,09 8 8 8 8

9 M SALİH GÖKBOĞA 9 1 8,67 9 0 9,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 56 3 55,00 481,55 9 9 9 9

10 YUSUF GİRAY AKTI 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 58 2 57,34 480,62 10 10 10 10

11 ELİF HİRA DALDIRAN 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 58 2 57,33 479,99 11 11 11 11

12 BEREN BAYRAK 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 55 5 53,34 477,79 12 12 12 12

13 EMİR ALP SAYGILI 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 58 2 57,34 477,49 13 13 13 13

14 BİLGE ÖZTÜRK 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 0 9,00 10 0 10,00 56 3 55,01 476,38 14 14 14 14

15 EYMEN EFE AKŞİT 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 57 3 56,00 476,22 15 15 15

16 SELİM AYGÜNEŞ 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 57 3 56,00 476,22 15 15 15

17 YİĞİT ENSAR ALMACI 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 57 3 56,00 476,22 15 15 15 15

18 ENES NUMAN AYDOĞAN 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 57 3 56,01 473,73 18 18 18 18

19 SAFA DENİZ AKTAŞ 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 56 4 54,67 469,58 19 19 19 19

20 NEŞE ZEHRA TÜRKAN 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 56 4 54,68 469,51 20 20 20 20

21 ZEYNEP GÜLİZ GÜREL 8 2 7,33 8 1 7,67 8 2 7,33 9 0 9,00 10 0 10,00 10 0 10,00 53 5 51,33 468,68 21 21 21 21

22 ÖMER EYMEN YEŞİLBAŞ 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 57 3 56,01 468,08 22 22 22 22

23 ASYA APLAN 8 2 7,33 9 1 8,67 9 0 9,00 10 0 10,00 9 0 9,00 10 0 10,00 55 3 54,00 467,38 23 23 23 23

24 YUSUF KAĞAN ARINIK 9 1 8,67 8 1 7,67 7 2 6,33 9 0 9,00 10 0 10,00 9 1 8,67 52 5 50,34 466,14 24 24 24 24

25 YAĞIZ DEMİR 8 1 7,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 53 6 51,00 465,57 25 25 25 25

26 AKİF ZAHİD GÜLGÜN 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 1 7,67 56 3 55,00 463,50 26 26 26 26

27 MUHAMMED TİRİTCİ 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 55 5 53,34 463,22 27 27 27 27

28 ERVA AĞCA 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 54 6 52,00 462,10 28 28 28 28

29 BETÜL KILAVUZ 9 1 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 54 5 52,34 462,08 29 29 29 29

30 M YUŞUF KAPLAN 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 54 6 52,00 461,54 30 30 30 30

31 ZEYNEP PATIRAMAN 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 55 5 53,34 459,61 31 31 31 31

32 ESİLA AYMAN 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 54 6 52,00 458,04 32 32 32 32

33 ZEYNEP ADA BOYRAZ 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 0 9,00 10 0 10,00 53 6 51,00 457,86 33 33 33 33

34 BERRA ELA ELDEMİR 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 55 5 53,34 457,48 34 34 34 34
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35 ARİF ÖZKARSLI 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 54 6 52,00 457,33 35 35 35 35

36 AHMED ZAHİD GÖLE 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 54 6 52,00 456,87 36 36 36 36

37 ERVA ALGÜL 8 2 7,33 9 0 9,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 54 5 52,33 456,87 36 36 36

38 SERRA KAHRIMAN 10 0 10,00 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 50 10 46,67 455,87 38 38 38 38

39 MUSTAFA ELDEMİR 9 1 8,67 10 0 10,00 9 0 9,00 10 0 10,00 8 1 7,67 9 1 8,67 55 3 54,01 455,48 39 39 39 39

40 BORA RECBER 8 2 7,33 8 1 7,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 10 0 10,00 53 5 51,34 453,80 40 40 40 40

41 YELİZ NAKKAŞ 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 52 8 49,34 453,71 41 41 41

42 YUNUS EMRE KARA 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 55 5 53,34 453,71 41 41 41 41

43 EYMEN AKYER 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 54 6 52,01 453,25 43 43 43 43

44 MİNA DEMİRHAN 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 1 7,67 9 1 8,67 10 0 10,00 53 6 51,00 452,38 44 44 44 44

45 BERKAY MERCAN 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 0 9,00 9 1 8,67 10 0 10,00 51 8 48,33 451,92 45 45 45 45

46 OSMAN ASAF BOYRAZ 8 2 7,33 9 0 9,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 52 6 50,00 451,26 46 46 46 46

47 ASYA ESLEM DİKİMEN 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 55 5 53,34 450,63 47 47 47 47

48 YAVUZ SELİM DANLI 7 3 6,00 10 0 10,00 8 1 7,67 9 0 9,00 9 0 9,00 10 0 10,00 53 4 51,67 450,36 48 48 48 48

49 ERVA KANIK 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 53 7 50,68 450,05 49 49 49 49

50 LATİF MİRZA AHISHA 8 2 7,33 6 3 5,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 50 9 47,01 450,05 49 49 49

51 YİĞİT EFE YAVUZ 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 53 7 50,67 449,56 51 51 51 51

52 FİRDEVS GÖZÜTOK 8 1 7,67 9 1 8,67 7 1 6,67 9 1 8,67 9 0 9,00 9 1 8,67 51 5 49,35 449,36 52 52 52 52

53 BUĞRA FINDIK 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 1 7,67 9 0 9,00 51 7 48,67 449,21 53 53 53 53

54 KEREM ALP BAĞCI 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 0 9,00 9 1 8,67 53 6 51,00 448,91 54 54 54 54

55 ÖMER DEMİREL 9 1 8,67 9 0 9,00 8 1 7,67 5 1 4,67 8 0 8,00 10 0 10,00 49 3 48,01 448,69 55 55 55 55

56 FURKAN ÇAPKIN 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 54 6 52,01 448,10 56 56 56 56

57 MUSTAFA MERT TEMÜR 8 1 7,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 9 1 8,67 54 4 52,68 446,93 57 57 57 57

58 MUSTAFA PİLATİN 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 1 7,67 52 7 49,67 446,74 58 58 58 58

59 AHMET EFE EMRE 7 3 6,00 9 1 8,67 5 4 3,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 50 9 47,01 446,16 59 59 59 59

60 ALMİLA KORKMAZ 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 53 7 50,66 444,84 60 60 60 60

61 ALİ ESKİN 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 2 6,33 9 1 8,67 53 6 51,00 444,21 61 61 61 61

62 YAĞIZ AKÇADAĞ 9 1 8,67 5 5 3,33 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 48 12 44,00 444,13 62 62 62 62

63 GÖRKEM EYMEN ÖZTÜRK 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 51 9 48,00 444,01 63 63 63 63

64 AYSİMA ERDOĞAN 8 1 7,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 10 0 10,00 53 5 51,34 443,71 64 64 64 64

65 YİĞİT TALHA ATALAY 6 4 4,67 8 1 7,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 50 9 47,01 443,58 65 65 65 65

66 ŞEVVAL GEMİCE 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 1 6,67 9 0 9,00 52 5 50,35 443,57 66 66 66 66

67 KEREM EFE KİRİŞCİ 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 52 8 49,34 442,91 67 67 67 67

68 ASYA MİNA YAKAR 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 0 9,00 9 1 8,67 9 1 8,67 51 8 48,34 442,51 68 68 68 68

69 SUAT ÖZDEMİR 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 1 7,67 10 0 10,00 51 8 48,34 442,48 69 69 69 69

70 İBRAHİM AL 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 1 7,67 9 1 8,67 10 0 10,00 50 9 47,00 442,41 70 70 70 70

71 ZEYNEP KAYA 9 0 9,00 8 0 8,00 9 0 9,00 6 1 5,67 7 0 7,00 9 0 9,00 48 1 47,67 441,72 71 71 71 71

72 ERVA SUL AN SİREM 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 8 1 7,67 9 0 9,00 48 10 44,68 441,68 72 72 72 72

73 KEREM DALGIÇ 8 2 7,33 7 1 6,67 8 1 7,67 10 0 10,00 8 1 7,67 9 1 8,67 50 6 48,01 441,21 73 73 73 73

74 ESİLA ÇELEBİ 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 53 7 50,67 441,18 74 74 74 74

75 ALPER ATAMAN 8 2 7,33 9 1 8,67 8 1 7,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 52 7 49,67 441,16 75 75 75 75

76 ZEYNEP KİRAZ 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 51 9 48,01 441,12 76 76 76 76

77 MEHMET AKİF YILDIZ 10 0 10,00 9 0 9,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 52 7 49,67 441,10 77 77 77 77
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78 ASUMAN ÖREMİŞ 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 51 9 48,00 440,62 78 78 78 78

79 Z ELA ÇAĞALDOĞAN 8 2 7,33 7 2 6,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 50 9 47,00 440,57 79 79 79 79

80 AHMET HAMDİ İLHAN 7 3 6,00 7 2 6,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 50 9 47,00 440,51 80 80 80 80

81 EMRAH EFE ÇAYLAK 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 1 7,67 9 1 8,67 53 6 51,00 440,13 81 81 81 81

82 ALİ ASAF YAŞAR 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 0 9,00 8 2 7,33 9 1 8,67 49 10 45,67 439,92 82 82 82 82

83 EMİN SARISAKALOĞLU 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 53 7 50,68 439,52 83 83 83 83

84 ELİF TOPUZ 6 4 4,67 10 0 10,00 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 51 9 48,01 439,36 84 84 84 84

85 TAHA YENİLMEZEL 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 52 8 49,34 438,99 85 85 85 85

86 DEFNE ÇAKARÖZ 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 52 8 49,34 438,69 86 86 86 86

87 ELİF HİLAL BOZDEMİR 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 52 8 49,33 438,51 87 87 87

88 RANA TÜRK 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 52 8 49,33 438,51 87 87 87 87

89 ELİF OKUMUŞ 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 51 9 47,99 438,05 89 89 89

90 TAHA METKAN TÜMER 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 52 8 49,33 438,05 89 89 89 89

91 MEHMET VEDAT GÜREN 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 51 9 48,00 437,78 91 91 91 91

92 HİRANUR KARABOLAT 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 51 9 47,99 437,49 92 92 92 92

93 MYAVUZ DURSUN 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 0 9,00 8 1 7,67 9 1 8,67 52 6 50,00 437,30 93 93 93 93

94 BATUHAN ÖZKAN 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 51 9 48,01 436,58 94 94 94 94

95 DURU KURTOĞLU 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 51 9 48,00 436,31 95 95 95 95

96 FATİH SELİM KAPLAN 7 3 6,00 6 3 5,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 0 9,00 8 1 7,67 48 9 45,01 436,12 96 96 96 96

97 HATİCE KÜBRA AYDIN 8 1 7,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 8 1 7,67 51 6 49,02 436,10 97 97 97 97

98 YASEMİN ISHANOVA 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 1 7,67 9 1 8,67 51 8 48,34 435,91 98 98 98 98

99 EMİ EYMEN AKKAYA 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 8 2 7,33 52 7 49,67 434,91 99 99 99 99

100 ZEYNEP KESGİN 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 53 7 50,67 434,82 100 100 100 100

101 ABDULLAH SARIKAYA 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 52 8 49,34 434,36 101 101 101 101

102 ZEYNEP YAKUT 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 50 10 46,67 434,02 102 102 102 102

103 TUĞSEM ELA ÖLÇER 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 9 0 9,00 8 1 7,67 46 12 42,01 433,39 103 103 103 103

104 MEHMET TARIK İPEK 7 3 6,00 10 0 10,00 7 2 6,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 52 7 49,66 433,19 104 104 104 104

105 MURAT TEMİZYÜREK 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 0 9,00 8 2 7,33 9 1 8,67 52 7 49,67 432,60 105 105 105 105

106 AHMET TUĞSAN DEMİR 7 2 6,33 10 0 10,00 9 0 9,00 8 0 8,00 8 1 7,67 9 1 8,67 51 4 49,67 432,28 106 106 106 106

107 GÖKÇE EKER 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 7 2 6,33 9 1 8,67 51 8 48,33 432,21 107 107 107 107

108 EYMEN AKDAŞ 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 0 9,00 9 1 8,67 49 10 45,67 431,38 108 108 108 108

109 RUVEYDA KALKAN 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 2 6,33 50 9 47,00 431,27 109 109 109 109

110 MUSTAFA KIZILIRMAK 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 48 12 44,01 431,16 110 110 110 110

111 ME İKE BOLAT 7 3 6,00 8 1 7,67 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 49 10 45,68 431,15 111 111 111 111

112 HİRANUR DOĞAN 6 4 4,67 10 0 10,00 8 1 7,67 10 0 10,00 8 1 7,67 10 0 10,00 52 6 50,01 430,68 112 112 112 112

113 İBRAHİM BALDAN 7 3 6,00 8 1 7,67 9 1 8,67 7 2 6,33 8 2 7,33 10 0 10,00 49 9 46,00 430,23 113 113 113 113

114 EYYÜP CİHAN 7 2 6,33 9 0 9,00 8 1 7,67 5 3 4,00 9 0 9,00 9 1 8,67 47 7 44,67 429,27 114 114 114 114

115 MEHMET YUŞA ÇAVDAR 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 46 14 41,34 429,24 115 115 115 115

116 HİLAL SAKALLI 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 52 8 49,34 429,10 116 116 116 116

117 ZÜMRA ASUDE AŞKAN 9 1 8,67 9 0 9,00 8 1 7,67 9 1 8,67 8 1 7,67 7 3 6,00 50 7 47,68 428,60 117 117 117 117

118 İHSAN ASLAN 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 2 5,33 9 1 8,67 52 6 50,00 428,12 118 118 118 118

119 SALİH RAHMİ HELVACI 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 50 10 46,67 427,81 119 119 119 119

120 BEYZA KARGI 5 4 3,67 9 0 9,00 8 1 7,67 8 0 8,00 9 1 8,67 10 0 10,00 49 6 47,01 426,95 120 120 120 120
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121 YUSUF ŞAHİN 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 3 5,00 10 0 10,00 50 9 47,00 426,86 121 121 121 121

122 TARIK BAYGÜL 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 50 10 46,67 426,81 122 122 122 122

123 CİHANGİR CEYLAN 8 2 7,33 8 1 7,67 7 3 6,00 5 1 4,67 8 0 8,00 9 0 9,00 45 7 42,67 426,27 123 123 123 123

124 DURU LİNA TOPALOĞLU 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 6 2 5,33 10 0 10,00 51 7 48,66 425,99 124 124 124 124

125 GONCA İBİŞ 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 49 11 45,33 425,71 125 125 125 125

126 AREN MUTLU 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 50 10 46,66 425,61 126 126 126 126

127 HATİCE BAŞÇI 7 3 6,00 7 3 6,00 6 3 5,00 9 0 9,00 10 0 10,00 7 2 6,33 46 11 42,33 425,35 127 127 127 127

128 HÜSEYİN ENES EFDAL 6 3 5,00 8 1 7,67 7 2 6,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 48 9 45,01 425,16 128 128 128 128

129 METE KAĞAN GÜMÜŞ 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 51 9 48,01 424,95 129 129 129 129

130 EBUBEKİR KÖROĞLU 7 2 6,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 0 9,00 7 3 6,00 9 0 9,00 50 7 47,66 424,87 130 130 130 130

131 ÖMER TALH YALÇIN 7 3 6,00 9 0 9,00 7 2 6,33 9 0 9,00 8 1 7,67 9 1 8,67 49 7 46,67 424,16 131 131 131 131

132 ENSAR GÖKMEN 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 47 13 42,67 424,06 132 132 132 132

133 FİLİZ DAŞDEMİR 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 49 11 45,32 423,68 133 133 133 133

134 ENES TALHA ÇAPIN 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 48 12 44,00 423,60 134 134 134 134

135 BÜŞRA ÇAĞLAYAN 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 48 12 44,01 423,59 135 135 135 135

136 ELİF ADA YILMAZ 6 3 5,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 47 12 42,99 423,37 136 136 136 136

137 ELİF ZİŞAN KARAKUŞ 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 6 3 5,00 8 1 7,67 9 1 8,67 44 14 39,34 423,33 137 137 137 137

138 AKAY KESKİN 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 49 11 45,34 423,11 138 138 138 138

139 ZEYNEP YÜCESOY 5 5 3,33 8 1 7,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 0 8,00 10 0 10,00 49 8 46,33 422,67 139 139 139 139

140 ELİF MİRAY ESER 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 3 3,00 10 0 10,00 9 1 8,67 45 12 41,00 422,35 140 140 140 140

141 ZEYNEP NAZ ŞAİR 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 51 9 48,00 422,29 141 141 141 141

142 ELA NAZ ÇAM 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 3 5,00 8 2 7,33 48 11 44,33 421,73 142 142 142 142

143 FERAYE GÜLCE SARI 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 48 12 44,00 421,38 143 143 143 143

144 DENİZ EFE ÜNSAL 5 3 4,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 0 8,00 8 0 8,00 9 1 8,67 49 5 47,34 421,10 144 144 144 144

145 EMİR AYIKOL 7 3 6,00 9 0 9,00 10 0 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 50 9 47,00 420,98 145 145 145 145

146 ESİLYA ÖZYILMAZ 7 3 6,00 7 3 6,00 7 2 6,33 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 48 11 44,33 420,65 146 146 146 146

147 EYMEN EMİN KAYAR 7 3 6,00 8 2 7,33 7 2 6,33 9 1 8,67 7 2 6,33 10 0 10,00 48 10 44,66 420,00 147 147 147 147

148 EBRU SAK 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 45 15 40,01 419,27 148 148 148 148

149 MEHMET ENES AYDIN 9 1 8,67 4 6 2,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 45 15 40,01 419,16 149 149 149 149

150 KEREM BERA ALPTEKİN 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 1 7,67 6 4 4,67 10 0 10,00 49 10 45,67 418,92 150 150 150 150

151 ERHAN IŞIK 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 51 9 48,01 418,59 151 151 151 151

152 TEOMAN MERT ÜNAL 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 50 10 46,67 418,16 152 152 152 152

153 ALİ ASAF ÖZKABAKÇI 5 5 3,33 9 0 9,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 0 9,00 49 9 46,00 418,15 153 153 153 153

154 YUSUF TALHA KARAMAN 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 6 2,00 8 2 7,33 10 0 10,00 46 14 41,33 417,98 154 154 154 154

155
YAKUPHANAYFER
YAKUPHANAYFER

9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 1 6,67 7 3 6,00 8 1 7,67 48 9 45,01 417,93 155 155 155 155

156 TALHA YUSUF TATLI 7 3 6,00 8 2 7,33 7 1 6,67 7 1 6,67 8 2 7,33 9 0 9,00 46 9 43,00 417,77 156 156 156 156

157 BETÜL İNANLI 6 3 5,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 2 6,33 8 2 7,33 9 1 8,67 48 10 44,66 417,55 157 157 157 157

158 DAVUT TALHA ŞAHİN 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 46 14 41,33 416,61 158 158 158 158

159 YUSUF MERT POKER 7 3 6,00 10 0 10,00 8 1 7,67 6 4 4,67 8 1 7,67 9 1 8,67 48 10 44,68 416,16 159 159 159 159

160 BERAT ALİ UYSAL 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 47 13 42,67 416,13 160 160 160 160

161 ZEYNEP GÖBEL 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 47 13 42,67 415,94 161 161 161 161

162 B ASYA DURMUŞBAŞ 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 47 13 42,67 415,84 162 162 162 162
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163 ELİF RANA TOSUN 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 50 10 46,67 415,40 163 163 163 163

164 ÜLKÜ ASYA ÇİL 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 7 2 6,33 8 2 7,33 47 12 42,99 415,17 164 164 164 164

165 HASAN TÜYSÜZ 8 2 7,33 9 1 8,67 6 2 5,33 8 1 7,67 7 2 6,33 9 1 8,67 47 9 44,00 414,56 165 165 165 165

166 ECRİN ELSÜER 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 46 14 41,34 414,54 166 166 166 166

167 ELİF BEYZA DEMİRTEN 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 6 2 5,33 46 12 42,00 414,30 167 167 167 167

168 ENES ÇIVGIN 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 48 12 43,99 414,17 168 168 168 168

169 GÖKTUĞ YAVUZ 9 1 8,67 7 2 6,33 7 3 6,00 9 0 9,00 7 2 6,33 7 2 6,33 46 10 42,66 413,94 169 169 169 169

170 TARIK DAYLAN 5 5 3,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 0 9,00 51 8 48,33 413,53 170 170 170 170

171 ÖMER KAYABAŞI 8 1 7,67 9 0 9,00 10 0 10,00 5 4 3,67 8 2 7,33 7 2 6,33 47 9 44,00 413,48 171 171 171 171

172 BERAT TOPAL 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 50 10 46,68 412,90 172 172 172 172

173 HAMZA ATEŞ 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 4 3,67 9 1 8,67 7 3 6,00 43 16 37,67 412,75 173 173 173 173

174 POYRAZ GÜNE Ş 7 2 6,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 48 11 44,33 412,67 174 174 174 174

175 AHMET EKER 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 48 12 44,00 412,51 175 175 175 175

176 FATIMA SERRA KISA 8 2 7,33 9 1 8,67 7 1 6,67 10 0 10,00 7 1 6,67 7 2 6,33 48 7 45,67 412,05 176 176 176 176

177 ERA YSÖNMEZIŞIK 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 45 15 40,00 411,99 177 177 177 177

178 AFİFE BEYZA AŞILA 9 1 8,67 9 0 9,00 5 4 3,67 6 3 5,00 7 2 6,33 9 1 8,67 45 11 41,34 411,78 178 178 178 178

179 YUSUF KAYRA ÇAKIR 6 4 4,67 9 0 9,00 6 4 4,67 5 5 3,33 9 1 8,67 10 0 10,00 45 14 40,34 411,71 179 179 179 179

180 YUSUF BURAK ÖLÇÜLÜ 6 3 5,00 10 0 10,00 6 3 5,00 7 1 6,67 10 0 10,00 7 2 6,33 46 9 43,00 411,26 180 180 180 180

181 BEREN NİSA ÇAM 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 2 6,33 10 0 10,00 46 13 41,66 410,94 181 181 181 181

182 İBRAHİM TURAN 7 3 6,00 8 1 7,67 10 0 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 47 12 43,00 410,87 182 182 182 182

183 EYLÜL ŞAKAR 9 1 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 9 0 9,00 6 4 4,67 9 1 8,67 46 13 41,68 410,62 183 183 183 183

184 EYÜP TAHA ERDAL 6 3 5,00 8 1 7,67 8 1 7,67 6 2 5,33 7 1 6,67 10 0 10,00 45 8 42,34 410,51 184 184 184 184

185 SEMANUR ŞANLI 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 6 2 5,33 7 3 6,00 8 2 7,33 47 11 43,32 410,17 185 185 185 185

186 RABİ SÜSLÜ 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 43 17 37,35 409,86 186 186 186 186

187 AYŞE ÇELİK 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 49 11 45,33 409,75 187 187 187 187

188 ELİF AHISHALI 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 2 6,33 9 1 8,67 8 2 7,33 45 14 40,33 409,75 187 187 187

189 İBRAHİM BUĞRA AKÇA 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 48 12 44,00 409,65 189 189 189 189

190 ZEYNEB ŞERİFE ÖNCEL 7 2 6,33 8 0 8,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 2 5,33 9 0 9,00 47 7 44,66 409,61 190 190 190 190

191 MUŞTAFA BORAN 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 49 11 45,33 409,19 191 191 191 191

192 ZEHRA SOLUK 8 2 7,33 8 0 8,00 7 2 6,33 10 0 10,00 5 1 4,67 9 1 8,67 47 6 45,00 408,68 192 192 192 192

193 ZEYNEP BELLEK 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 2 6,33 8 2 7,33 48 11 44,33 408,54 193 193 193 193

194 EBRARSARE AT EKİN 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 47 13 42,66 407,84 194 194 194 194

195 FATİH KILIÇARSLAN 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 48 12 44,00 407,84 194 194 194

196 ERVA NAZ TEKİN 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 9 1 8,67 47 13 42,67 407,63 196 196 196 196

197 BUĞLEM CİĞERCİ 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 5 4 3,67 10 0 10,00 47 12 43,00 407,61 197 197 197 197

198 HİRA TERLEMEZ 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 8 1 7,67 6 4 4,67 47 12 43,00 407,61 197 197 197

199 ZEYNEP ERDEMİRCİ 7 3 6,00 8 2 7,33 7 2 6,33 9 1 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 47 11 43,33 407,46 199 199 199 199

200 AZRA İLCİ 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 47 13 42,67 407,37 200 200 200 200

201 ELİF MİRAY ALKAN 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 49 11 45,34 407,07 201 201 201 201

202 MUHAMMED CANBOLAT 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 8 1 7,67 9 1 8,67 45 14 40,34 407,06 202 202 202 202

203 EMİR MERT ÖNCEL 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 6 4 4,67 10 0 10,00 47 13 42,67 406,64 203 203 203 203

204 YAĞMUR BERİL ÖZDAL 7 3 6,00 6 4 4,67 9 0 9,00 9 1 8,67 6 3 5,00 9 1 8,67 46 12 42,01 406,53 204 204 204 204

205 TALHA ÇATALÇAM 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 6 3 5,00 9 1 8,67 47 12 43,00 406,52 205 205 205 205
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206 HİRA YURTTUTAR 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 7 2 6,33 7 3 6,00 47 12 43,01 406,44 206 206 206 206

207 SİDRA MEHMET 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 44 16 38,67 406,35 207 207 207 207

208 ALP URAS AKNAR 6 3 5,00 10 0 10,00 7 2 6,33 6 3 5,00 8 1 7,67 9 1 8,67 46 10 42,67 405,34 208 208 208 208

209 MURAT KARAHAN 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 47 13 42,67 405,27 209 209 209 209

210 MERVE SUDEM ŞENTÜRK 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 46 14 41,33 404,94 210 210 210 210

211 HATİCE ZEYNEP KABAK 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 2 6,33 7 3 6,00 46 13 41,66 404,84 211 211 211 211

212 ELİF ZÜMRA TAŞKIN 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 47 13 42,66 404,76 212 212 212 212

213 BELİNAY ERVA UMAÇ 6 4 4,67 6 3 5,00 5 4 3,67 7 2 6,33 8 2 7,33 10 0 10,00 42 15 37,00 404,39 213 213 213 213

214 AHMET KAĞAN TOPUZ 7 2 6,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 2 6,33 7 2 6,33 49 8 46,32 404,37 214 214 214 214

215 FAITMA ZEHRA EİDEM 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 6 3 5,00 8 2 7,33 9 1 8,67 44 15 39,00 404,36 215 215 215 215

216 AHMET EYMEN ALKAÇ 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 48 12 44,00 404,29 216 216 216 216

217 EYLÜL GÖKBOĞA 5 4 3,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 0 9,00 8 2 7,33 44 14 39,33 403,98 217 217 217 217

218 AHMET EREN GÖKÇE 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 46 14 41,34 403,86 218 218 218 218

219 YAĞIZ EFE SÜMER 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 4 3,67 10 0 10,00 48 11 44,34 403,85 219 219 219 219

220 FEYZA GÜLGÖR 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 2 6,33 8 2 7,33 48 11 44,33 403,83 220 220 220 220

221 AHMET EYMEN MERT 7 3 6,00 7 3 6,00 6 3 5,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 45 14 40,34 403,26 221 221 221 221

222 HİLAL DEMİRKAN 8 2 7,33 5 4 3,67 7 2 6,33 6 2 5,33 9 0 9,00 5 3 4,00 40 13 35,66 403,24 222 222 222 222

223 BESTE BOZKUŞ 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 1 6,67 9 1 8,67 47 11 43,34 403,21 223 223 223 223

224 BEDİRHAN YARAY 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 47 13 42,66 403,13 224 224 224 224

225 ECRİN GÖKCE 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 1 7,67 8 2 7,33 47 12 43,01 402,73 225 225 225 225

226 ENES KAHRİMAN 6 4 4,67 10 0 10,00 6 3 5,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 1 7,67 48 10 44,67 402,52 226 226 226 226

227 CEMRE SARE ÜZÜM 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 4 3,67 9 1 8,67 48 11 44,33 402,42 227 227 227 227

228 MERT KÖLE 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 4 2 3,33 10 0 10,00 45 11 41,33 402,21 228 228 228 228

229 E ENES EKER 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 46 14 41,34 401,95 229 229 229 229

230 HASAN FURKAN BAŞ 6 4 4,67 7 1 6,67 7 1 6,67 7 2 6,33 10 0 10,00 6 4 4,67 43 12 39,01 401,37 230 230 230 230

231 BEREN BAŞIBÜYÜ K 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 44 16 38,67 400,53 231 231 231

232 KEREM ÜNSAL 8 2 7,33 9 0 9,00 7 3 6,00 10 0 10,00 5 4 3,67 9 0 9,00 48 9 45,00 400,53 231 231 231 231

233 ZÜMRA DOĞRUEL 8 2 7,33 7 2 6,33 6 4 4,67 10 0 10,00 6 2 5,33 8 2 7,33 45 12 40,99 400,15 233 233 233 233

234 A ARAS YILDIRIMI 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 1 7,67 5 4 3,67 10 0 10,00 49 9 46,01 399,52 234 234 234 234

235 ZEYNEP NUR KURTCU 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 46 14 41,34 399,24 235 235 235 235

236 YUSUF EYMEN SARI 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 43 17 37,33 399,17 236 236 236 236

237 İKRA TOPKARAOĞLU 7 3 6,00 7 2 6,33 7 0 7,00 8 1 7,67 6 1 5,67 8 0 8,00 43 7 40,67 398,92 237 237 237 237

238 MUHSİN HOŞBAŞ 7 1 6,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 3 5,00 9 1 8,67 44 13 39,67 398,23 238 238 238 238

239 AHMET SUAT KANTAR 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 46 14 41,33 397,87 239 239 239 239

240 E NİLAY DOĞAN 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 43 17 37,34 397,79 240 240 240 240

241 SELİM TURAN 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 48 12 44,00 397,59 241 241 241 241

242 ÖMER ÜNGAN 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 46 14 41,34 397,40 242 242 242 242

243 KARDELEN L TIN 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 5 5 3,33 8 2 7,33 46 14 41,33 396,94 243 243 243 243

244 FEYZA DEMİR 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 9 0 9,00 8 2 7,33 7 3 6,00 46 13 41,67 396,79 244 244 244 244

245 BERAT KEÇECİ 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 3 1 2,67 7 2 6,33 9 1 8,67 41 12 37,00 396,78 245 245 245 245

246 EYLÜL ERVA AKTAŞ 7 3 6,00 5 4 3,67 8 2 7,33 5 3 4,00 8 1 7,67 7 2 6,33 40 15 35,00 396,62 246 246 246 246

247 YİĞİT ALPEROĞLU 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 48 12 44,01 396,46 247 247 247 247

248 HÜMEYRA KELEKCİ 6 3 5,00 8 1 7,67 5 4 3,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 2 6,33 43 13 38,67 396,36 248 248 248 248
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249 ERDEM ENES UGÜROL 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 2 6,33 8 2 7,33 45 14 40,32 396,27 249 249 249 249

250 NURİ TALHA ÖZBEK 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 47 13 42,66 396,19 250 250 250 250

251 EYÜP ENSAR USTA 4 4 2,67 9 0 9,00 5 2 4,33 3 2 2,33 9 0 9,00 10 0 10,00 40 8 37,33 395,92 251 251 251 251

252 BEGÜM AKPUNAR 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 6 2 5,33 8 1 7,67 47 10 43,67 395,77 252 252 252

253 KARDELEN YUMURTACI 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 3 6 1,00 8 2 7,33 9 1 8,67 44 15 39,01 395,77 252 252 252 252

254 HİRANUR ÇAM 8 2 7,33 8 1 7,67 7 2 6,33 6 1 5,67 6 2 5,33 8 1 7,67 43 9 40,00 395,57 254 254 254 254

255 KEREM ÖZER 8 1 7,67 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 4 3,67 9 0 9,00 47 10 43,67 395,53 255 255 255 255

256 HÜSEYİN ALP KÖRPE 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 48 12 44,01 395,46 256 256 256 256

257 M ALİ KARADERİLİ 7 3 6,00 9 1 8,67 7 2 6,33 5 5 3,33 6 2 5,33 10 0 10,00 44 13 39,66 395,46 256 256 256

258 MİRALİ KILIÇ 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 1 7,67 46 13 41,68 395,13 258 258 258 258

259 ELİF ERKOÇ 6 3 5,00 7 2 6,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 1 6,67 8 1 7,67 43 12 39,00 394,84 259 259 259 259

260 A ERDEM ERTENİN 9 1 8,67 7 1 6,67 8 1 7,67 5 1 4,67 6 3 5,00 7 2 6,33 42 9 39,01 394,44 260 260 260 260

261 RIDVAN ÖZEN 6 4 4,67 9 0 9,00 9 1 8,67 7 2 6,33 8 2 7,33 7 2 6,33 46 11 42,33 394,30 261 261 261 261

262 MİNA ERBAŞ 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 4 5 2,33 9 1 8,67 47 12 43,00 394,04 262 262 262 262

263 SILA BOZDOĞAN 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 7 2 6,33 8 2 7,33 45 14 40,33 393,86 263 263 263 263

264 ERVA AYDOĞAN 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 6 2 5,33 5 1 4,67 8 2 7,33 42 12 38,00 393,41 264 264 264 264

265 MELİKE AK 9 0 9,00 7 2 6,33 6 3 5,00 8 2 7,33 6 4 4,67 7 2 6,33 43 13 38,66 392,86 265 265 265 265

266 TUĞRA KOCA 5 5 3,33 7 2 6,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 44 15 39,00 392,70 266 266 266 266

267 EYMEN ÖZTÜRK 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 0 8,00 7 3 6,00 45 13 40,67 392,63 267 267 267 267

268 MİRAY ÇAMLIBEL 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 47 13 42,66 392,22 268 268 268 268

269 ZEHRA TELLİ 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 46 14 41,33 392,22 268 268 268

270 ELİFBEYZA KINIKLI 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 6 3 5,00 8 2 7,33 46 13 41,66 392,21 270 270 270 270

271 DURU YÜKSEK 6 3 5,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 3 5,00 9 0 9,00 44 13 39,67 391,84 271 271 271 271

272 ZEREN ÖLMEZ 3 7 0,67 9 0 9,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 46 13 41,68 391,65 272 272 272 272

273 TALHA EREN ÇAKKAL 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 4 4 2,67 6 2 5,33 9 1 8,67 42 14 37,34 391,61 273 273 273 273

274 ZEYNEP NAZ DOĞAN 7 2 6,33 9 0 9,00 7 1 6,67 8 2 7,33 7 2 6,33 7 3 6,00 45 10 41,66 391,46 274 274 274 274

275 YUSUF EYMEN PİLGİR 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 43 17 37,33 391,38 275 275 275 275

276 İSMAİL ATM CA 5 3 4,00 9 1 8,67 6 4 4,67 9 0 9,00 7 2 6,33 9 1 8,67 45 11 41,34 391,26 276 276 276 276

277 K EYMEN ÜNALDI 8 2 7,33 9 1 8,67 5 3 4,00 9 1 8,67 5 3 4,00 9 1 8,67 45 11 41,34 391,20 277 277 277 277

278 MUSTAFA KEREM ÖZOK 5 4 3,67 8 2 7,33 9 0 9,00 6 3 5,00 6 2 5,33 10 0 10,00 44 11 40,33 391,20 277 277 277

279 ASEL ZÜMRA YANDIM 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 8 1 7,67 6 2 5,33 9 0 9,00 44 12 40,00 391,14 279 279 279 279

280 KÜBRA KOÇ 6 1 5,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 5 2 4,33 8 2 7,33 45 9 42,00 390,97 280 280 280 280

281 ENES AYKAÇ 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 2 6,33 7 3 6,00 44 15 39,00 390,65 281 281 281 281

282 ÖMER MELİH ŞEN 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 44 16 38,67 390,16 282 282 282 282

283 BELİS UNCU 7 3 6,00 8 1 7,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 1 5,67 8 2 7,33 44 12 40,00 390,05 283 283 283 283

284 H İBRAHİM SONGURALP 7 2 6,33 8 2 7,33 8 1 7,67 6 1 5,67 7 2 6,33 7 3 6,00 43 11 39,33 389,94 284 284 284 284

285 KAĞAN AYDAŞ 5 5 3,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 47 13 42,65 389,90 285 285 285 285

286 ARDA CEYHAN 5 5 3,33 7 2 6,33 8 1 7,67 6 1 5,67 8 1 7,67 8 2 7,33 42 12 38,00 389,49 286 286 286 286

287 E ZÜMRAYYAĞLIDERE 7 2 6,33 7 1 6,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 3 4,00 8 2 7,33 45 10 41,67 389,05 287 287 287 287

288 ASYA MİNA ZENGİN 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 44 16 38,66 388,94 288 288 288 288

289 ESMANUR BİÇER 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 46 14 41,34 388,46 289 289 289 289

290 SEMİH YILDIRIM 8 2 7,33 8 1 7,67 7 2 6,33 2 4 0,67 7 2 6,33 8 2 7,33 40 13 35,66 388,44 290 290 290 290

291 YUSUF BAŞKAN 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 46 14 41,34 388,15 291 291 291 291
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292 AHMET EMİN KAVAL 6 4 4,67 8 1 7,67 9 0 9,00 9 0 9,00 7 3 6,00 7 3 6,00 46 11 42,34 388,03 292 292 292 292

293 EYMEN NUMAN DURMUŞ 6 3 5,00 6 4 4,67 5 5 3,33 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 42 17 36,33 387,87 293 293 293 293

294 AYŞE BEREN ERTÜRK 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 9 1 8,67 47 13 42,68 387,69 294 294 294 294

295 TÜRKER FENERCİ 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 6 2 5,33 8 2 7,33 43 15 37,99 387,30 295 295 295 295

296 EMİR KAMİL KERMEN 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 44 16 38,66 387,28 296 296 296 296

297 ÖMER TALHA CÜCE 5 5 3,33 9 1 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 6 3 5,00 10 0 10,00 46 12 42,00 386,99 297 297 297 297

298 TALHA ÖZB 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 44 16 38,66 386,83 298 298 298 298

299 MUHAMMED EMİN KAYA 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 42 18 36,00 386,72 299 299 299 299

300 MUHAMMEDEMİR SİVARİ 7 2 6,33 7 2 6,33 7 0 7,00 5 1 4,67 8 0 8,00 5 3 4,00 39 8 36,33 386,57 300 300 300 300

301 ALPER KAYRA ALP 6 4 4,67 6 3 5,00 7 3 6,00 10 0 10,00 6 3 5,00 8 0 8,00 43 13 38,67 386,06 301 301 301 301

302 MEHMET EMİR ŞAHİN 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 43 17 37,34 385,88 302 302 302 302

303 İSMAİL ATIF TOK AR 7 2 6,33 8 1 7,67 6 3 5,00 7 3 6,00 8 1 7,67 6 4 4,67 42 14 37,34 385,62 303 303 303 303

304 EBRAR AFŞAR 5 4 3,67 7 2 6,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 0 7,00 8 2 7,33 42 13 37,66 385,58 304 304 304 304

305 ÖYKÜ RANA ÇITAK 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 9 1 8,67 46 14 41,33 385,48 305 305 305 305

306 ZEYNEP GAYRETLİ 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 6 3 5,00 9 1 8,67 43 16 37,67 385,23 306 306 306 306

307 GÖKDENİZ ŞAHİN 7 2 6,33 9 0 9,00 8 0 8,00 9 0 9,00 4 4 2,67 9 1 8,67 46 7 43,67 384,79 307 307 307 307

308 AGAH HAMZA KEKEÇ 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 6 3 5,00 8 2 7,33 45 14 40,34 384,68 308 308 308 308

309 TOPRAK ÇAYIR 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 41 19 34,66 384,68 308 308 308

310 EMİNE ECRİN GENÇ 8 1 7,67 5 5 3,33 7 3 6,00 2 0 2,00 7 2 6,33 7 3 6,00 36 14 31,33 384,29 310 310 310

311 M ERDEM KARABEK 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 3 5,00 7 3 6,00 45 14 40,33 384,29 310 310 310 310

312 HAMZA YENER 5 5 3,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 44 16 38,67 384,21 312 312 312 312

313 ELMAS ERVA CEYLAN 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 5 3,33 8 2 7,33 47 13 42,66 384,02 313 313 313 313

314 YUSUF KEREM ÖZÜNEL 6 3 5,00 8 1 7,67 10 0 10,00 7 1 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 45 11 41,34 383,95 314 314 314 314

315 RUMEYSA BARKOÇ 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 3 4 1,67 10 0 10,00 47 10 43,68 383,50 315 315 315 315

316 ZÜMRA CEYLAN DELEN 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 2 6,33 5 5 3,33 9 1 8,67 44 15 39,00 383,11 316 316 316 316

317 SEVDE ÇOLAK 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 4 4 2,67 9 1 8,67 47 11 43,34 383,02 317 317 317 317

318 BELİN TUNÇ 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 3 5,00 6 4 4,67 10 0 10,00 44 15 39,01 382,95 318 318 318 318

319 FURKAN DURMUŞ 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 7 3 6,00 44 16 38,66 382,81 319 319 319 319

320 TUĞBA GÜLBEYAZ 6 4 4,67 10 0 10,00 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 46 14 41,34 382,76 320 320 320 320

321 ZEYNEP EFLİN DANACI 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 0 9,00 4 5 2,33 9 1 8,67 45 13 40,66 382,74 321 321 321 321

322 BEREN SU BOZOK 7 2 6,33 6 3 5,00 8 1 7,67 8 1 7,67 4 4 2,67 9 0 9,00 42 11 38,34 382,32 322 322 322 322

323 İ EMİR KURTOĞLU 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 3 5,00 8 2 7,33 44 15 39,00 382,24 323 323 323 323

324 BENGÜ SARE OCAKTAN 6 2 5,33 9 1 8,67 5 4 3,67 8 1 7,67 6 3 5,00 9 1 8,67 43 12 39,01 381,76 324 324 324 324

325 ŞEVVAL ASYA ALTUN 8 2 7,33 6 3 5,00 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 42 17 36,33 381,64 325 325 325 325

326 SALTUK U ĞRA ŞAHİNB 7 3 6,00 4 6 2,00 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 9 1 8,67 41 19 34,67 381,26 326 326 326 326

327 YASİN ÇAPA 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 6 4 4,67 9 1 8,67 40 20 33,34 381,22 327 327 327 327

328 KAYRA YÜCE 5 5 3,33 7 2 6,33 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 5 4 3,67 41 17 35,33 381,19 328 328 328 328

329 HAKAN TUNA AHLATCI 6 2 5,33 7 1 6,67 5 4 3,67 7 2 6,33 6 2 5,33 9 1 8,67 40 12 36,00 381,07 329 329 329 329

330 YİĞİT MİRAÇ YİĞİ 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 6 4 4,67 46 14 41,34 379,78 330 330 330 330

331 M ENES ÜSTGE L 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 4 2,67 8 2 7,33 45 13 40,66 379,75 331 331 331 331

332 MUSTAFA BURAK TÜTEN 7 2 6,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 3 6 1,00 10 0 10,00 46 12 42,00 379,65 332 332 332 332

333 EMİR KURTOĞLU 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 46 14 41,34 379,22 333 333 333

334 KEREM BUĞDAYLI 9 0 9,00 8 0 8,00 7 0 7,00 5 3 4,00 8 2 7,33 37 5 35,33 379,22 333 333 333
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335 MEHMET MİRZA UÇGUN 6 4 4,67 10 0 10,00 6 2 5,33 5 5 3,33 7 3 6,00 9 1 8,67 43 15 38,00 379,22 333 333 333 333

336 SÜMEYYE KA MAN 6 2 5,33 7 2 6,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 1 6,67 5 5 3,33 43 12 39,00 378,42 336 336 336 336

337 ÖKTEM KÖSE 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 4 4 2,67 7 3 6,00 46 12 42,00 378,36 337 337 337 337

338 SELİN ERŞAHİN 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 4 5 2,33 9 1 8,67 44 15 39,00 377,58 338 338 338 338

339 KORAY ŞAHİN 7 1 6,67 9 1 8,67 6 2 5,33 8 1 7,67 5 4 3,67 8 1 7,67 43 10 39,68 377,46 339 339 339 339

340 AFFAN ZEYD ERDAL 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 2 5,33 4 3 3,00 9 1 8,67 43 12 39,00 377,17 340 340 340 340

341 BAHADIR ÖKSÜZER 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 6 1,00 5 4 3,67 9 1 8,67 41 17 35,33 376,95 341 341 341 341

342 AYŞE BUĞLEM KAYA 7 2 6,33 9 1 8,67 8 1 7,67 8 1 7,67 4 2 3,33 8 2 7,33 44 9 41,00 376,72 342 342 342 342

343 ONURH N MARIM 6 2 5,33 9 1 8,67 6 2 5,33 8 2 7,33 4 3 3,00 10 0 10,00 43 10 39,66 376,62 343 343 343 343

344 ÖMER EYMEN TAŞKIN 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 4 5 2,33 8 2 7,33 46 13 41,66 376,09 344 344 344 344

345 MUHAMMET POYRAZ ŞEN 9 1 8,67 8 1 7,67 5 4 3,67 10 0 10,00 3 6 1,00 9 1 8,67 44 13 39,68 375,68 345 345 345 345

346 YUSUF MURAT DİNCER 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 8 2 7,33 8 2 7,33 37 22 29,66 375,54 346 346 346 346

347 YUSUF BEKİR SEMERCİ 7 3 6,00 7 2 6,33 7 3 6,00 8 1 7,67 6 3 5,00 7 3 6,00 42 15 37,00 375,28 347 347 347 347

348 FATMA ZEHRA SAY 4 6 2,00 6 3 5,00 6 3 5,00 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 40 18 34,00 375,13 348 348 348 348

349 ASEL GÜMÜ Ş 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 45 15 40,01 374,44 349 349 349 349

350 EYMEN UZUN 7 2 6,33 6 2 5,33 6 2 5,33 5 2 4,33 6 2 5,33 7 1 6,67 37 11 33,32 374,03 350 350 350 350

351 R AYŞEAYDOĞAN 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 44 16 38,67 373,94 351 351 351 351

352 EMİR NEFE ELAÇAR 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 1 7,67 6 2 5,33 6 4 4,67 45 12 41,00 373,21 352 352 352 352

353 SÜHEYL GÜMÜŞTEKIN 5 5 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 43 17 37,32 373,14 353 353 353 353

354 IŞIK SONKAZA 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 5 3 4,00 7 3 6,00 43 15 38,00 372,45 354 354 354 354

355 ALİMERT DURMUŞ 7 3 6,00 8 0 8,00 9 1 8,67 5 4 3,67 6 3 5,00 7 3 6,00 42 14 37,34 372,44 355 355 355 355

356 MİRAÇ BOZ 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 1 2 0,33 5 5 3,33 8 2 7,33 37 16 31,66 372,41 356 356 356 356

357 İKRA ALPARSLAN 8 2 7,33 8 0 8,00 7 2 6,33 7 2 6,33 5 4 3,67 7 2 6,33 42 12 37,99 372,30 357 357 357 357

358 AHMET ÜNLÜSOY 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 39 11 35,33 372,26 358 358 358 358

359 YAVUZ SELİM UYSAL 6 4 4,67 8 1 7,67 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 41 18 35,01 371,44 359 359 359 359

360 YUSUF AVCI 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 3 4,00 8 1 7,67 44 13 39,68 370,53 360 360 360 360

361 KÜBRA KILICIKESEN 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 0 2 -0,67 4 6 2,00 10 0 10,00 40 12 36,00 370,14 361 361 361 361

362 BERKTUĞ ÖNCEL 7 2 6,33 6 4 4,67 7 1 6,67 8 0 8,00 6 2 5,33 5 3 4,00 39 12 35,00 369,78 362 362 362 362

363 OĞUZHAN TAŞ 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 1 7,67 7 3 6,00 6 4 4,67 43 16 37,67 369,55 363 363 363 363

364 ZEHRA ÖZBULUT 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 2 6,33 6 4 4,67 38 21 31,00 369,46 364 364 364 364

365 NİSANUR ESKİN 6 3 5,00 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 42 17 36,33 369,36 365 365 365 365

366 MUHAMMED YASİR 5 5 3,33 8 2 7,33 10 0 10,00 4 1 3,67 5 5 3,33 10 0 10,00 42 13 37,66 369,20 366 366 366 366

367 ZEYNEB ALMİLA KÜLCÜ 9 1 8,67 7 3 6,00 4 6 2,00 8 2 7,33 5 4 3,67 7 3 6,00 40 19 33,67 369,10 367 367 367 367

368 AHMET ESAT YALÇIN 6 3 5,00 5 4 3,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 5 2,33 9 1 8,67 41 16 35,67 369,02 368 368 368 368

369 MUSTAFA YAPAR 7 3 6,00 7 2 6,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 42 17 36,33 368,65 369 369 369 369

370 OSMAN OSMANOĞLU 6 4 4,67 9 1 8,67 7 2 6,33 8 2 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 44 15 39,00 368,55 370 370 370 370

371 ÖMER ALİ UYGUR 6 4 4,67 8 1 7,67 10 0 10,00 6 2 5,33 3 4 1,67 10 0 10,00 43 11 39,34 368,30 371 371 371 371

372 ELİF ÇEKİŞ 6 4 4,67 7 2 6,33 6 2 5,33 6 3 5,00 4 2 3,33 10 0 10,00 39 13 34,66 368,19 372 372 372 372

373 İSMET KAYRA ERGÜN 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 38 22 30,67 367,74 373 373 373 373

374 KEREM ÖZTUNA 7 2 6,33 8 0 8,00 8 2 7,33 5 3 4,00 5 2 4,33 7 2 6,33 40 11 36,32 367,61 374 374 374 374

375 KEREM AYDIN 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 4 3,67 5 4 3,67 8 1 7,67 40 17 34,34 367,46 375 375 375 375

376 BEDİRHAN SARIÇAM 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 41 19 34,67 367,45 376 376 376 376

377 DEFNE KÖMBECİ 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 6 2 5,33 6 4 4,67 9 0 9,00 39 18 33,00 366,76 377 377 377 377
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378 KAAN COŞKUN 8 2 7,33 8 1 7,67 8 0 8,00 8 0 8,00 4 3 3,00 6 3 5,00 42 9 39,00 366,60 378 378 378 378

379 NURETTİN YÜCEL 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 4 4 2,67 9 1 8,67 41 17 35,34 366,56 379 379 379 379

380 ZİŞAN ŞAHİN 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 41 19 34,67 365,08 380 380 380 380

381 MUSAB YİĞİT ÇOKSOY 6 4 4,67 6 4 4,67 5 3 4,00 7 2 6,33 5 3 4,00 9 1 8,67 38 17 32,34 364,64 381 381 381 381

382 ERVA TEKMEN 8 2 7,33 7 3 6,00 7 2 6,33 10 0 10,00 3 6 1,00 8 2 7,33 43 15 37,99 364,59 382 382 382 382

383 MERYEM ZÜMRA KIR 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 3 5,00 7 3 6,00 39 20 32,33 364,35 383 383 383 383

384 M HAMZA ÖZTUNA 6 4 4,67 8 2 7,33 7 2 6,33 8 0 8,00 4 4 2,67 9 1 8,67 42 13 37,67 364,22 384 384 384 384

385 AHMET EMİN YURDAKUL 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 2 6,33 6 3 5,00 43 15 37,99 363,99 385 385 385 385

386 CENGİZHAN BAYRAM 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 3 5,00 7 3 6,00 41 18 35,01 363,92 386 386 386 386

387 ELİF GÜLEÇ 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 1 5,67 6 4 4,67 39 18 33,01 363,70 387 387 387 387

388 AKİF ALAR 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 43 17 37,34 363,28 388 388 388 388

389 ENES ERSOY 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 4 3 3,00 6 4 4,67 7 3 6,00 39 18 33,00 363,18 389 389 389 389

390 MUSTAFA EMİR UYAR 7 2 6,33 7 2 6,33 6 3 5,00 6 4 4,67 5 4 3,67 8 2 7,33 39 17 33,33 362,96 390 390 390 390

391 EDA HALLIOĞLU 7 3 6,00 8 2 7,33 6 3 5,00 10 0 10,00 4 5 2,33 8 2 7,33 43 15 37,99 362,94 391 391 391 391

392 YUSUF EYMEN SELBES 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 8 1 7,67 4 4 2,67 8 2 7,33 44 13 39,67 362,73 392 392 392 392

393 ELİF AYBÜKE BARDAK 8 2 7,33 8 1 7,67 7 2 6,33 4 4 2,67 4 3 3,00 8 2 7,33 39 14 34,33 362,70 393 393 393 393

394 YUSUF BAKİ KOÇ 6 4 4,67 8 1 7,67 8 2 7,33 4 3 3,00 5 4 3,67 9 1 8,67 40 15 35,01 362,67 394 394 394 394

395 EBRAR SARI 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 44 16 38,66 362,24 395 395 395 395

396 ESRA CANAN CAN 6 3 5,00 4 4 2,67 5 3 4,00 7 3 6,00 5 2 4,33 8 1 7,67 35 16 29,67 362,21 396 396 396 396

397 MEHLİKA YILMAZ 7 3 6,00 8 2 7,33 5 4 3,67 10 0 10,00 5 4 3,67 7 3 6,00 42 16 36,67 361,94 397 397 397 397

398 FATMA ELİF KOCABAY 6 4 4,67 8 1 7,67 10 0 10,00 7 2 6,33 5 4 3,67 7 3 6,00 43 14 38,34 361,68 398 398 398 398

399 HİRANUR KARAOĞLU 6 3 5,00 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 3 4,00 7 3 6,00 40 17 34,33 361,62 399 399 399 399

400 GİZEM ULUPINAR 6 4 4,67 6 3 5,00 6 3 5,00 2 4 0,67 5 0 5,00 9 1 8,67 34 15 29,01 361,22 400 400 400 400

401 ZÜMRA AK 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 3 7 0,67 8 2 7,33 42 18 36,00 360,89 401 401 401 401

402 BERAT GÜLER 5 5 3,33 7 2 6,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 1 7,67 5 5 3,33 40 18 33,99 360,59 402 402 402 402

403 FEYZA CANCAK 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 5 3,33 7 3 6,00 38 12 33,99 360,50 403 403 403 403

404 MELİSA ÇETİNÖZ 8 1 7,67 6 3 5,00 6 3 5,00 8 0 8,00 3 5 1,33 8 2 7,33 39 14 34,33 360,37 404 404 404 404

405 ZEYNEP KARAKAŞ 7 2 6,33 8 1 7,67 6 2 5,33 7 1 6,67 6 4 4,67 34 10 30,67 360,26 405 405 405 405

406 ZAHİD ÖZSOY 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 2 6,33 5 5 3,33 8 2 7,33 44 15 38,99 359,41 406 406 406 406

407 BERENSU AYDIN 5 5 3,33 8 2 7,33 8 1 7,67 6 3 5,00 6 4 4,67 8 2 7,33 41 17 35,33 359,31 407 407 407 407

408 REYYAN ABUKA N 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 38 22 30,67 358,51 408 408 408 408

409 ZEYNER ERDAL 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 5 3 4,00 8 2 7,33 39 19 32,66 358,30 409 409 409 409

410 ZEYNEP ELA KILIÇ 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 3 0 3,00 5 3 4,00 9 1 8,67 36 15 31,01 357,34 410 410 410 410

411 FATİH YILMAZ 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 4 2,67 6 4 4,67 43 15 38,00 357,14 411 411 411 411

412 ARAS ENSAR 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 4 2,67 9 1 8,67 40 18 34,01 357,05 412 412 412 412

413 FATIMA YANIT 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 4 2,67 9 1 8,67 40 18 34,01 357,05 412 412 412

414 NEVA NUR KARAKAŞ 7 2 6,33 7 2 6,33 7 3 6,00 5 4 3,67 5 3 4,00 7 3 6,00 38 17 32,33 357,01 414 414 414 414

415 ÖYKÜ İNCE 7 3 6,00 9 0 9,00 5 2 4,33 9 1 8,67 4 3 3,00 7 2 6,33 41 11 37,33 356,29 415 415 415 415

416 KEREM ASAF AKSUNGUR 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 8 2 7,33 40 20 33,33 356,24 416 416 416 416

417 MİRAÇ BORUCU 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 4 6 2,00 6 4 4,67 42 18 36,00 355,07 417 417 417 417

418 HAFSA BETÜL CAN 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 3 4,00 6 4 4,67 38 20 31,34 355,05 418 418 418 418

419 AHMET TARIK DURGUT 6 4 4,67 6 2 5,33 7 3 6,00 7 2 6,33 6 3 5,00 6 3 5,00 38 17 32,33 354,44 419 419 419 419

420 ELİF ERDEM 6 4 4,67 8 1 7,67 7 2 6,33 9 0 9,00 4 2 3,33 7 3 6,00 41 12 37,00 354,38 420 420 420 420
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421 ELİF SAMİYE ÜNAL 8 2 7,33 7 2 6,33 6 4 4,67 4 4 2,67 5 4 3,67 7 3 6,00 37 19 30,67 354,34 421 421 421 421

422 MİNA ÇIĞIRKAN 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 4 2,67 8 2 7,33 39 19 32,67 354,24 422 422 422 422

423 M KAYRA ÖZTÜRK 9 1 8,67 7 2 6,33 6 3 5,00 9 1 8,67 5 4 3,67 4 6 2,00 40 17 34,34 354,11 423 423 423 423

424 EBRAR NUR KAYA 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 5 5 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 38 22 30,66 353,98 424 424 424 424

425 FATİH SAĞIR 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 3 6 1,00 6 4 4,67 9 1 8,67 36 23 28,34 353,74 425 425 425 425

426 ZEYNEP KAKLIK 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 39 21 32,00 353,69 426 426 426 426

427 AHSEN ELA HAYRAN 5 5 3,33 9 1 8,67 8 1 7,67 7 2 6,33 5 4 3,67 8 2 7,33 42 15 37,00 353,65 427 427 427 427

428 ZÜBEYİR YANDIM 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 4 3,67 6 4 4,67 7 2 6,33 38 20 31,34 353,22 428 428 428 428

429 ZEYNEP AYDOĞDU 6 3 5,00 5 3 4,00 3 5 1,33 3 5 1,33 8 1 7,67 6 3 5,00 31 20 24,33 353,11 429 429 429 429

430 FEYZA KAYGUSUZ 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 8 1 7,67 4 5 2,33 8 2 7,33 39 19 32,66 352,57 430 430 430 430

431 ELİF YÜSRA ERÇAY 8 2 7,33 4 5 2,33 9 1 8,67 9 1 8,67 3 5 1,33 6 4 4,67 39 18 33,00 352,55 431 431 431 431

432 İBRAHİM EYMEN BOLAT 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 4 6 2,00 4 4 2,67 9 1 8,67 39 19 32,68 351,94 432 432 432 432

433 OĞUZHAN SEPETCİ 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 8 2 7,33 42 18 36,00 351,68 433 433 433 433

434 ÖMER E KAYALIOĞLU 5 5 3,33 10 0 10,00 5 4 3,67 2 6 0,00 8 1 7,67 7 3 6,00 37 19 30,67 351,34 434 434 434 434

435 ÇAĞAN TUNCAR 4 6 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 2 6,33 6 4 4,67 40 19 33,67 351,26 435 435 435 435

436 HATİCE PUNARCI 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 3 3,00 7 3 6,00 42 15 37,00 351,24 436 436 436 436

437 ÖYKÜ EKİN GÖNÜLLÜ 6 2 5,33 9 1 8,67 5 0 5,00 9 1 8,67 4 3 3,00 7 3 6,00 40 10 36,67 351,06 437 437 437 437

438 YUSUF ANIL KOLSUZ 7 2 6,33 8 2 7,33 6 4 4,67 7 2 6,33 5 3 4,00 6 4 4,67 39 17 33,33 350,90 438 438 438 438

439 ELİF ME CAN 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 3 6 1,00 9 1 8,67 40 19 33,67 350,82 439 439 439 439

440 AHMET ASAF GÜCLÜ 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 1 6,67 5 1 4,67 5 5 3,33 40 14 35,34 350,45 440 440 440 440

441 MUHAMMED SAİD YAMAN 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 4 2,67 6 4 4,67 7 2 6,33 36 21 29,01 350,39 441 441 441 441

442 AHMET TUĞRA AKYOL 6 3 5,00 7 3 6,00 5 3 4,00 6 2 5,33 6 3 5,00 6 2 5,33 36 16 30,66 350,07 442 442 442 442

443 ALYA İLBAŞ 5 3 4,00 8 2 7,33 6 2 5,33 7 2 6,33 5 3 4,00 7 1 6,67 38 13 33,66 349,68 443 443 443 443

444 URAS ÖMER ÇİNAR 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 5 3 4,00 8 2 7,33 40 18 33,99 349,61 444 444 444 444

445 ELİF RESMİYE TOPUZ 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 5 4 3,67 7 3 6,00 39 20 32,34 348,97 445 445 445 445

446 KEREM ÇALIŞIR 5 3 4,00 5 3 4,00 4 5 2,33 8 0 8,00 4 4 2,67 9 0 9,00 35 15 30,00 348,83 446 446 446 446

447 ERDEM GÜNAY 5 3 4,00 8 2 7,33 7 2 6,33 9 1 8,67 3 5 1,33 9 1 8,67 41 14 36,33 348,46 447 447 447 447

448 ECRİN NİDA ERCİ 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 2 4,33 7 3 6,00 39 18 32,99 348,45 448 448 448 448

449 ELİFNUR DEMİRER 8 2 7,33 6 2 5,33 2 4 0,67 4 2 3,33 4 1 3,67 7 1 6,67 31 12 27,00 348,25 449 449 449 449

450 YUSUF KAAN DOGU 6 4 4,67 8 1 7,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 9 1 8,67 40 19 33,68 346,97 450 450 450 450

451 YUSUF ERBAŞ 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 6 2,00 5 5 3,33 9 1 8,67 40 20 33,33 346,59 451 451 451 451

452 ŞEYMA ÇAĞAL 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 3 4 1,67 7 3 6,00 42 15 37,01 346,26 452 452 452 452

453 LİNA UZUN 4 6 2,00 7 2 6,33 6 1 5,67 6 3 5,00 5 3 4,00 9 1 8,67 37 16 31,67 346,16 453 453 453 453

454 ERVANUR AKTAŞ 8 2 7,33 4 5 2,33 3 6 1,00 7 3 6,00 4 6 2,00 8 2 7,33 34 24 25,99 345,78 454 454 454 454

455 NİSANUR KARADAŞ 5 5 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 6 4 4,67 40 20 33,34 345,58 455 455 455 455

456 ZEYNEP YALVAÇER 5 5 3,33 4 6 2,00 7 3 6,00 9 1 8,67 5 4 3,67 7 3 6,00 37 22 29,67 345,56 456 456 456 456

457 YİĞİT ALP ÇOPUR 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 39 21 32,00 345,30 457 457 457 457

458 EMİR SAKALLI 8 2 7,33 4 6 2,00 5 5 3,33 1 7 -1,33 5 5 3,33 8 2 7,33 31 27 21,99 344,97 458 458 458 458

459 MUSAB ŞENTÜRK 3 6 1,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 3 4,00 8 2 7,33 40 17 34,33 344,84 459 459 459 459

460 FEYZA ARALANBOĞA 7 3 6,00 6 3 5,00 6 1 5,67 6 2 5,33 6 2 5,33 4 5 2,33 35 16 29,66 344,76 460 460 460 460

461 ELANUR OSLUN 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 1 6 -1,00 8 2 7,33 41 16 35,66 344,69 461 461 461 461

462 N TALHA ALICI 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 10 0 10,00 36 24 28,00 344,57 462 462 462 462

463 MUSTAFA AKSUNGUR 6 4 4,67 8 2 7,33 4 3 3,00 6 4 4,67 5 4 3,67 8 2 7,33 37 19 30,67 344,17 463 463 463 463
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464 ELİSA NUR ÖKMEN 8 2 7,33 7 3 6,00 6 3 5,00 6 2 5,33 3 4 1,67 7 3 6,00 37 17 31,33 344,06 464 464 464 464

465 MELİSA KAZANCI 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 2 5,33 5 5 3,33 5 5 3,33 38 20 31,32 343,99 465 465 465 465

466 ERDEM ERDEMİRCİ 5 5 3,33 7 2 6,33 7 1 6,67 9 1 8,67 5 3 4,00 6 3 5,00 39 15 34,00 343,72 466 466 466 466

467 MEHMET EMİN DEMİR 8 1 7,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 8 2 7,33 37 22 29,68 343,68 467 467 467 467

468 M EMRE COŞKUN 7 2 6,33 4 5 2,33 6 2 5,33 7 2 6,33 2 3 1,00 8 2 7,33 34 16 28,65 343,54 468 468 468 468

469 BERAT ERKOÇ 7 2 6,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 4 4 2,67 7 3 6,00 36 21 29,00 343,51 469 469 469 469

470 YASİN ÖKÇE 6 2 5,33 6 3 5,00 6 3 5,00 5 3 4,00 6 2 5,33 5 4 3,67 34 17 28,33 343,32 470 470 470 470

471 TOPRAK EGE DEMİRCİ 7 1 6,67 5 5 3,33 3 6 1,00 6 1 5,67 4 2 3,33 7 3 6,00 32 18 26,00 343,03 471 471 471 471

472 İZZET ERDEM ÇELİK 4 6 2,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 2 4,33 6 3 5,00 41 15 35,99 342,72 472 472 472 472

473 ALPER GÜMÜŞ 7 3 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 34 26 25,33 342,57 473 473 473 473

474 EYLÜL MİRA SÖNMEZ 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 3 7 0,67 8 2 7,33 39 21 32,01 342,48 474 474 474 474

475 GAMZE ERVA ÇELTEKLİ 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 4 5 2,33 5 1 4,67 6 2 5,33 35 18 29,00 342,35 475 475 475 475

476 ERVANUR ÇELİK 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 7 3 6,00 39 21 32,00 342,27 476 476 476 476

477 BATU AYKAÇ 8 2 7,33 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 8 2 7,33 33 27 24,00 342,19 477 477 477 477

478 HALİL AYVA 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 5 2,33 6 4 4,67 40 19 33,67 342,18 478 478 478 478

479 ZÜMRA ÇAKMAK 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 35 25 26,66 342,16 479 479 479 479

480 ÖMER ASAF AKTAŞ 6 3 5,00 6 4 4,67 4 2 3,33 6 3 5,00 6 4 4,67 28 16 22,67 341,87 480 480 480 480

481 MUSTAFA KAAN YÜCEL 6 4 4,67 5 4 3,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 34 25 25,67 341,44 481 481 481 481

482 ZEYNEP KABASAKAL 7 3 6,00 7 2 6,33 5 5 3,33 7 2 6,33 4 4 2,67 7 3 6,00 37 19 30,66 341,05 482 482 482 482

483 YAHYA MISIRLI 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 2 6,33 3 5 1,33 8 2 7,33 40 17 34,32 340,55 483 483 483 483

484 ELİFSU CEYLAN 5 5 3,33 8 2 7,33 6 3 5,00 3 2 2,33 4 5 2,33 10 0 10,00 36 17 30,32 340,11 484 484 484 484

485 AHMET BOZOK 5 4 3,67 8 2 7,33 3 6 1,00 6 4 4,67 5 4 3,67 9 1 8,67 36 21 29,01 339,81 485 485 485 485

486 SÜMEYYE NAL 6 4 4,67 6 1 5,67 5 1 4,67 7 0 7,00 4 1 3,67 6 3 5,00 34 10 30,68 339,58 486 486 486 486

487 ZEHRA ERMAN 8 2 7,33 8 2 7,33 7 2 6,33 9 1 8,67 3 4 1,67 5 5 3,33 40 16 34,66 338,84 487 487 487 487

488 BETÜL ALMALI 6 3 5,00 6 4 4,67 4 3 3,00 6 2 5,33 4 5 2,33 8 1 7,67 34 18 28,00 338,28 488 488 488 488

489 MUHAMMED CEMAL HIZ 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 9 1 8,67 41 19 34,68 338,20 489 489 489 489

490 AHMET AKİF YILDIZ 6 2 5,33 8 1 7,67 8 2 7,33 4 4 2,67 4 3 3,00 6 2 5,33 36 14 31,33 336,74 490 490 490 490

491 AKİF NABİ MEDİK 7 2 6,33 9 0 9,00 2 3 1,00 1 0 1,00 4 2 3,33 8 2 7,33 31 9 27,99 336,67 491 491 491 491

492 KEREM TUNA 6 4 4,67 8 1 7,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 38 11 34,34 336,56 492 492 492 492

493 ZÜMRA BERİL KÜLCÜ 6 3 5,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 3 5,00 4 3 3,00 6 4 4,67 37 18 31,00 336,19 493 493 493 493

494 ANIL YILMZ 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 6 1,00 8 2 7,33 38 21 31,00 336,05 494 494 494 494

495 FATİH CANDAN 5 5 3,33 5 5 3,33 7 2 6,33 7 2 6,33 5 3 4,00 6 3 5,00 35 20 28,32 336,02 495 495 495 495

496 FATMA MEDİNE BAŞ 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 4 3,67 6 4 4,67 37 22 29,67 335,30 496 496 496 496

497 ELANUR BOZYEL 5 5 3,33 8 2 7,33 5 4 3,67 9 1 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 39 20 32,33 334,96 497 497 497

498 MEHMET KAYRA TUFAN 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 5 2,33 7 3 6,00 38 21 31,00 334,96 497 497 497 497

499 EYLÜL AKÇA 6 2 5,33 7 3 6,00 5 2 4,33 4 0 4,00 4 4 2,67 7 2 6,33 33 13 28,66 334,94 499 499 499 499

500 ENES YALÇINKAYA 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 6 3 5,00 5 5 3,33 36 23 28,33 334,60 500 500 500 500

501 EBRAR SU GÜL 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 4 3,67 6 4 4,67 34 25 25,68 334,42 501 501 501 501

502 ENNUR DEMİRKAN 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 4 6 2,00 41 19 34,67 334,07 502 502 502 502

503 ZEYNEP KARAKAŞ 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 3 6 1,00 7 3 6,00 39 20 32,33 333,30 503 503 503 503

504 BELİNAY YALÇIN 4 5 2,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 7 2 6,33 5 5 3,33 34 24 25,99 332,93 504 504 504 504

505 NEBE ŞUKRİ 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 6 4 4,67 35 25 26,68 332,52 505 505 505 505

506 SIRAÇ ÇALILKAN 4 5 2,33 8 1 7,67 6 2 5,33 2 1 1,67 5 5 3,33 9 1 8,67 34 15 29,00 331,81 506 506 506 506
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507 YİĞİT ÇALIŞKAN 6 3 5,00 8 2 7,33 6 2 5,33 2 3 1,00 4 2 3,33 7 3 6,00 33 15 27,99 331,04 507 507 507 507

508 ŞÜHEDA NURYA DURMUŞ 6 2 5,33 7 1 6,67 4 3 3,00 5 3 4,00 3 4 1,67 8 1 7,67 33 14 28,34 330,77 508 508 508 508

509 YUSUF EMRE AYDIN 6 3 5,00 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 3 7 0,67 7 3 6,00 37 22 29,67 330,71 509 509 509 509

510 OSMAN KARAPAPAK 6 4 4,67 7 3 6,00 6 1 5,67 5 4 3,67 7 2 6,33 31 14 26,34 330,40 510 510 510 510

511 YAVUZ SELİM TOKER 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 8 2 7,33 31 29 21,33 330,40 510 510 510

512 EREN AYIIN 6 3 5,00 9 1 8,67 8 1 7,67 2 0 2,00 4 1 3,67 5 3 4,00 34 9 31,01 330,35 512 512 512 512

513 İKRA ŞADİYE ÖZ 5 3 4,00 7 1 6,67 6 3 5,00 7 2 6,33 4 3 3,00 6 2 5,33 35 14 30,33 329,73 513 513 513 513

514 MEHMET EMİN ŞİMŞEK 5 4 3,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 2 6,33 4 5 2,33 7 3 6,00 37 20 30,33 328,85 514 514 514 514

515 YUNUS KARAĞÖZ 6 4 4,67 7 3 6,00 8 1 7,67 3 7 0,67 4 4 2,67 7 3 6,00 35 22 27,68 328,84 515 515 515 515

516 EYMEN EMİR BALCI 7 3 6,00 2 6 0,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 5 5 3,33 7 3 6,00 28 29 18,33 328,42 516 516 516 516

517 ELİFSU KAŞIKCI 5 5 3,33 6 2 5,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 3 2,00 7 2 6,33 36 17 30,32 328,36 517 517 517 517

518 EYMEN EFE KULA 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 8 2 7,33 34 26 25,32 328,18 518 518 518 518

519 EMİR AYDEMİR 7 3 6,00 9 1 8,67 3 5 1,33 3 7 0,67 5 4 3,67 7 3 6,00 34 23 26,34 328,11 519 519 519 519

520 ABDUL MAHİ ÇALIŞKAN 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 3 3,00 8 2 7,33 33 24 25,00 327,58 520 520 520 520

521 HİRA YILMAZ 5 5 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 3 5 1,33 7 3 6,00 39 19 32,66 327,26 521 521 521 521

522 ELİF GİZEM BALCI 6 4 4,67 5 5 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 6 1,00 7 3 6,00 36 23 28,33 327,10 522 522 522 522

523 NEVA DİLA MEMİK 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 4 2,67 7 3 6,00 37 21 30,01 326,84 523 523 523 523

524 HİRANUR ÜNVER 5 3 4,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 4 5 2,33 6 4 4,67 7 3 6,00 27 29 17,33 326,19 524 524 524 524

525 YASİR KOÇAK 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 2 0 2,00 4 6 2,00 8 2 7,33 35 17 29,34 326,17 525 525 525 525

526 YUSSU EYMEN TEKEL 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 2 6,33 3 6 1,00 5 4 3,67 39 18 33,00 325,77 526 526 526 526

527 BURAK SOLUK 7 1 6,67 3 4 1,67 3 1 2,67 4 0 4,00 2 4 0,67 7 0 7,00 26 10 22,68 325,60 527 527 527 527

528 ZEYNEPSENA YILMAZ 5 5 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 5 2,33 7 3 6,00 37 22 29,66 325,37 528 528 528 528

529 ZEYNEP BALCI 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 5 5 3,33 40 20 33,33 325,03 529 529 529 529

530 M FATİH TURGUT 6 1 5,67 4 0 4,00 7 2 6,33 17 3 16,00 324,96 530 530 530 530

531 YAREN ŞAHBAZ 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 3 2,00 6 4 4,67 37 19 30,68 324,88 531 531 531 531

532 ERVA F YZA DOĞAN 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 6 4 4,67 36 24 28,00 323,93 532 532 532 532

533 HALİL İBRAHİM ÖZKAN 5 4 3,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 32 27 23,00 323,83 533 533 533 533

534 ALİ EYMEN AKSU 7 2 6,33 9 1 8,67 9 1 8,67 1 0 1,00 5 5 3,33 4 6 2,00 35 15 30,00 323,31 534 534 534 534

535 İRFAN ÇETİN 5 4 3,67 8 1 7,67 6 3 5,00 8 1 7,67 4 4 2,67 6 4 4,67 37 17 31,35 323,27 535 535 535 535

536 OSMAN EFE SARI 5 4 3,67 6 2 5,33 7 1 6,67 4 4 2,67 5 5 3,33 6 3 5,00 33 19 26,67 322,97 536 536 536 536

537 AHMET YILDIZ 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 36 24 27,99 322,56 537 537 537 537

538 ELİF KARAGÖZ 7 2 6,33 5 5 3,33 9 1 8,67 3 7 0,67 2 5 0,33 7 3 6,00 33 23 25,33 322,39 538 538 538 538

539 ZEYNEP BEREN ÖZ 3 7 0,67 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 3 3 2,00 7 3 6,00 38 18 32,01 322,12 539 539 539 539

540 HAMZA CENGİZ 8 2 7,33 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 8 2 7,33 29 31 18,66 322,09 540 540 540 540

541 ATEŞ ÖZ 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 9 1 8,67 33 27 24,00 321,51 541 541 541 541

542 ZEYNEP KABAKCI 6 4 4,67 8 2 7,33 6 2 5,33 8 2 7,33 3 7 0,67 7 3 6,00 38 20 31,33 321,40 542 542 542 542

543 ESLEM SU YÜCEL 5 5 3,33 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 4 6 2,00 6 4 4,67 36 24 28,00 321,32 543 543 543 543

544 FATIMA TURAN 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 34 26 25,34 320,35 544 544 544 544

545 MUSAB DEMİREL 6 4 4,67 6 4 4,67 6 3 5,00 7 3 6,00 4 6 2,00 6 4 4,67 35 24 27,01 319,72 545 545 545 545

546 YAĞMUR HIŞIROĞLU 4 6 2,00 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 3 4 1,67 8 2 7,33 36 21 29,00 319,51 546 546 546 546

547 TALHA KAĞAN SAKALLI 6 4 4,67 8 2 7,33 5 4 3,67 3 6 1,00 4 4 2,67 7 2 6,33 33 22 25,67 319,41 547 547 547 547

548 İLHAN BERÇNN 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 4 2,67 7 2 6,33 36 21 29,00 319,13 548 548 548 548

549 SELİN ERÇORUMLU 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 3 6,00 38 22 30,66 318,92 549 549 549 549
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550 ESLEM ERVA BAŞARAN 3 4 1,67 7 2 6,33 9 0 9,00 6 4 4,67 3 5 1,33 8 2 7,33 36 17 30,33 318,67 550 550 550 550

551 ÖMER ASAF TARLABAZ 5 5 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 0 9,00 2 7 -0,33 8 2 7,33 39 19 32,66 318,19 551 551 551 551

552 EYMEN ASAF ÖZÜTÜRKE 7 2 6,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 7 -0,33 9 1 8,67 30 28 20,67 318,11 552 552 552 552

553 HAZAL EKİNCİ 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 5 0,33 9 1 8,67 32 25 23,66 318,07 553 553 553 553

554 BİLAL SARKUN 4 3 3,00 7 0 7,00 5 2 4,33 4 2 3,33 4 1 3,67 6 2 5,33 30 10 26,66 317,93 554 554 554 554

555 ELANUR OZÜNEL 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 1 2 0,33 3 6 1,00 6 4 4,67 31 21 24,00 317,36 555 555 555 555

556 MUSA ECEVİT 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 4 4,67 35 25 26,67 316,99 556 556 556 556

557 ÖMER KAYA 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 32 28 22,67 316,55 557 557 557 557

558 BERAT ARDANUŞLI 7 3 6,00 7 3 6,00 6 2 5,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 33 25 24,67 315,65 558 558 558 558

559 ZEYNEP AKBAŞ 4 6 2,00 5 5 3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 2 7,33 31 29 21,32 315,36 559 559 559 559

560 MİRAÇ BERK ŞEN 3 7 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 34 26 25,34 315,25 560 560 560 560

561 EYMEN HEKİM 5 5 3,33 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 3 7 0,67 7 3 6,00 36 24 28,01 314,43 561 561 561 561

562 BERAT UZUNER 6 3 5,00 5 4 3,67 4 3 3,00 4 5 2,33 4 4 2,67 6 3 5,00 29 22 21,67 314,11 562 562 562 562

563 UMUT ÖVÜÇ 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 3 7 0,67 8 2 7,33 34 26 25,34 314,09 563 563 563 563

564 MUHAMMED ÇINAR 4 4 2,67 3 5 1,33 7 1 6,67 2 4 0,67 5 3 4,00 6 4 4,67 27 21 20,01 313,80 564 564 564 564

565 AYAZ UTKU BAYRAKTAR 7 3 6,00 6 3 5,00 3 5 1,33 7 1 6,67 3 5 1,33 6 4 4,67 32 21 25,00 313,62 565 565 565 565

566 HİRANUR KOLTAŞ 7 3 6,00 6 1 5,67 6 1 5,67 3 2 2,33 3 4 1,67 5 3 4,00 30 14 25,34 313,58 566 566 566 566

567 İHSAN ÇELİKARA 4 6 2,00 8 2 7,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 7 3 6,00 5 5 3,33 33 26 24,33 313,19 567 567 567 567

568 YUSUF EMİN ÇÖL 5 4 3,67 5 5 3,33 3 4 1,67 3 4 1,67 5 3 4,00 6 2 5,33 27 22 19,67 312,92 568 568 568 568

569 TALHA MİRAÇ DOĞAN 6 2 5,33 8 1 7,67 7 2 6,33 5 4 3,67 3 6 1,00 6 4 4,67 35 19 28,67 312,87 569 569 569 569

570 MELİSA ÇAVDAR 5 5 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 6 1,00 7 3 6,00 36 23 28,33 312,83 570 570 570 570

571 DEFNE KAVALCI 4 5 2,33 6 4 4,67 4 5 2,33 7 3 6,00 3 6 1,00 9 1 8,67 33 24 25,00 312,58 571 571 571 571

572 BERA KARAOĞLAN 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 2 6 0,00 7 3 6,00 39 19 32,66 311,39 572 572 572 572

573 ZEYNEPECE BİKN 3 6 1,00 7 2 6,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 8 2 7,33 33 25 24,66 311,20 573 573 573 573

574 FURKAN ÖZTÜRK 6 3 5,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 34 25 25,67 310,46 574 574 574 574

575 ZEYNEP İDİL KORKMAZ 5 5 3,33 5 4 3,67 6 4 4,67 4 6 2,00 4 5 2,33 7 3 6,00 31 27 22,00 309,83 575 575 575 575

576 MURAT V CI 4 6 2,00 5 5 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 3 7 0,67 8 2 7,33 34 26 25,33 309,62 576 576 576 576

577 BETÜL DEMİRBAŞ 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 33 27 23,99 309,35 577 577 577 577

578 MEHMET EYM ÇİÇEK 8 2 7,33 7 3 6,00 3 6 1,00 1 0 1,00 3 5 1,33 6 3 5,00 28 19 21,66 308,83 578 578 578 578

579 ERAY ALİ ERTÜRK 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 8 2 7,33 2 3 1,00 6 4 4,67 33 22 25,67 308,75 579 579 579 579

580 HAKKI FURKAN YENİ 7 3 6,00 3 6 1,00 4 3 3,00 4 5 2,33 4 5 2,33 5 5 3,33 27 27 17,99 306,58 580 580 580 580

581 MİRAÇ YÖRÜK 5 4 3,67 7 1 6,67 4 5 2,33 5 1 4,67 3 4 1,67 7 3 6,00 31 18 25,01 306,28 581 581 581 581

582 CİHANGİR DOGAN 5 3 4,00 6 3 5,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 4 1,67 4 5 2,33 34 19 27,66 306,19 582 582 582 582

583 YUSUF ÖZTEN 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 8 2 7,33 33 27 24,00 305,24 583 583 583 583

584 ZEYNEP ÇALIŞIR 6 4 4,67 4 1 3,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 30 25 21,67 304,76 584 584 584 584

585 HATİCE KÜBRA BEKTAŞ 4 6 2,00 3 6 1,00 4 4 2,67 3 3 2,00 3 3 2,00 8 0 8,00 25 22 17,67 304,55 585 585 585 585

586 ESMA SALTAN 6 4 4,67 6 4 4,67 4 3 3,00 6 3 5,00 4 2 3,33 4 6 2,00 30 22 22,67 304,19 586 586 586 586

587 BEDİRHAN ŞENTÜRK 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 30 30 20,00 304,06 587 587 587 587

588 ZEHRA NUR NALCI 5 5 3,33 10 0 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 6 1,00 6 4 4,67 38 21 31,00 303,88 588 588 588 588

589 EYMEN DAĞDELEN 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 31 29 21,35 303,59 589 589 589 589

590 FURKAN TALHA ÖVÜS 4 4 2,67 8 2 7,33 6 2 5,33 2 2 1,33 4 4 2,67 6 2 5,33 30 16 24,66 303,54 590 590 590 590

591 EMİRKAAN BOZKURT 4 3 3,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 3 5,00 2 7 -0,33 7 3 6,00 37 18 31,01 303,46 591 591 591 591

592 ÇİLEM KARAMAN 5 4 3,67 5 5 3,33 3 6 1,00 2 3 1,00 4 4 2,67 7 2 6,33 26 24 18,00 303,44 592 592 592 592
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593 HİRNUR GÖKCE 5 3 4,00 6 2 5,33 5 3 4,00 0 8 -2,67 4 4 2,67 7 3 6,00 27 23 19,33 302,71 593 593 593 593

594 ELİF KOÇAK 4 5 2,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 2 7 -0,33 8 2 7,33 36 22 28,66 302,66 594 594 594 594

595 ALİ DOĞRU 3 4 1,67 7 2 6,33 5 4 3,67 3 1 2,67 5 3 4,00 6 4 4,67 29 18 23,01 302,44 595 595 595 595

596 BERENSU TÜRKOĞLU 6 4 4,67 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 5 1,33 6 4 4,67 28 30 18,01 301,03 596 596 596 596

597 ORKUN AHISKA 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 7 2 6,33 5 5 3,33 25 33 14,00 299,38 597 597 597 597

598 AMİNE İKRA BALTACI 6 4 4,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 3 3,00 6 4 4,67 28 29 18,34 299,37 598 598 598 598

599 ABDULLAH YASİN 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 3 6 1,00 6 4 4,67 34 25 25,67 299,20 599 599 599 599

600 FEYZANUR KAYMIŞ 4 6 2,00 5 5 3,33 5 2 4,33 5 2 4,33 4 4 2,67 6 4 4,67 29 23 21,33 299,17 600 600 600 600

601 İBRAHİH ERDOĞMUŞ 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 4 5 2,33 5 5 3,33 32 27 22,99 298,92 601 601 601 601

602 ELİF HEKİM 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 1 9 -2,00 7 3 6,00 36 24 28,00 298,36 602 602 602 602

603 ASEL ADA KORKMAZ 5 4 3,67 8 1 7,67 6 2 5,33 3 3 2,00 3 5 1,33 6 3 5,00 31 18 25,00 297,97 603 603 603 603

604 ÇINAR K YÜREK 5 5 3,33 8 1 7,67 5 2 4,33 5 3 4,00 4 5 2,33 5 4 3,67 32 20 25,33 297,92 604 604 604 604

605 FURKAN AYAS 6 3 5,00 6 3 5,00 3 6 1,00 3 4 1,67 4 4 2,67 5 4 3,67 27 24 19,01 296,48 605 605 605 605

606 EYME KÖLE 4 6 2,00 8 1 7,67 4 6 2,00 7 2 6,33 2 8 -0,67 9 1 8,67 34 24 26,00 294,24 606 606 606 606

607 MELEK DURU GENÇ 4 6 2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 6 1,00 6 4 4,67 31 28 21,67 293,45 607 607 607 607

608 RAFEEF SHEHEİDİ 5 3 4,00 8 1 7,67 2 2 1,33 8 2 7,33 0 2 -0,67 7 2 6,33 30 12 25,99 293,38 608 608 608 608

609 MUSTAFA ATILGAN 6 3 5,00 6 4 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 3 6 1,00 3 6 1,00 33 24 25,01 293,31 609 609 609 609

610 EYLÜL KARADAVUT 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 7 3 6,00 3 4 1,67 6 4 4,67 30 27 21,01 292,82 610 610 610 610

611 AHMET CELAL KÖSE 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 7 2 6,33 3 4 1,67 5 5 3,33 31 25 22,66 292,71 611 611 611 611

612 Z ERVA AKSOY 4 5 2,33 8 1 7,67 5 3 4,00 6 1 5,67 3 6 1,00 6 3 5,00 32 19 25,67 290,98 612 612 612 612

613 BEHRAM KOÇAK 5 4 3,67 7 3 6,00 4 6 2,00 8 2 7,33 1 8 -1,67 8 2 7,33 33 25 24,66 290,68 613 613 613 613

614 EYMENNURİ BİÇER 5 5 3,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 3 7 0,67 3 5 1,33 8 2 7,33 28 29 18,33 290,17 614 614 614 614

615 BELİNAY BÖYÜR 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 2 5 0,33 5 5 3,33 32 25 23,67 289,68 615 615 615 615

616 MUSAB TAHA ÇOLAK 7 3 6,00 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 2 6 0,00 5 5 3,33 28 30 18,00 288,98 616 616 616 616

617 A KEREM DEMİRER 3 3 2,00 6 1 5,67 5 2 4,33 6 1 5,67 3 2 2,33 4 3 3,00 27 12 23,00 287,94 617 617 617 617

618 ZEYNP BETÜL KEÇECİ 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 9 1 8,67 1 8 -1,67 6 4 4,67 33 26 24,34 287,37 618 618 618 618

619 MEHMET EMİN CIDIK 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 30 30 20,00 286,45 619 619 619 619

620 EYMEN GÜNDÜZ 4 6 2,00 9 1 8,67 3 6 1,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 9 1 8,67 32 26 23,34 285,79 620 620 620 620

621 FATMA ZÜMRA GÜMÜŞ 5 5 3,33 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 29 31 18,66 285,77 621 621 621 621

622 HAYREDDİN ÇAKMAK 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 4 3 3,00 3 5 1,33 6 4 4,67 28 27 19,00 285,34 622 622 622 622

623 MİRA ÖZCAN 6 3 5,00 6 3 5,00 5 3 4,00 3 6 1,00 1 7 -1,33 7 2 6,33 28 24 20,00 285,22 623 623 623 623

624 NİLÜFER ÇAVDAR 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 31 29 21,33 284,85 624 624 624 624

625 HİRANUR KAZANCI 3 6 1,00 7 2 6,33 7 3 6,00 4 2 3,33 2 4 0,67 7 3 6,00 30 20 23,33 284,70 625 625 625 625

626 AYŞE BUĞLEM İDGÜ 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 31 29 21,34 282,64 626 626 626 626

627 MİRAC KEYVANOĞLU 5 4 3,67 5 4 3,67 5 3 4,00 4 3 3,00 4 4 2,67 3 6 1,00 26 24 18,01 280,91 627 627 627 627

628 NİSA BOZ 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 29 31 18,67 280,14 628 628 628 628

629 ESLEM ALTUNKAYA 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 26 34 14,67 279,53 629 629 629 629

630 A BETÜ ÖZARSLAN 4 5 2,33 5 3 4,00 3 3 2,00 1 5 -0,67 2 5 0,33 8 1 7,67 23 22 15,66 279,26 630 630 630 630

631 MEHMET EFE CANSIZ 4 4 2,67 4 5 2,33 1 6 -1,00 2 5 0,33 2 3 1,00 8 2 7,33 21 25 12,66 279,03 631 631 631 631

632 HİRA NUR GÜNEŞ 4 4 2,67 6 3 5,00 5 4 3,67 6 2 5,33 2 7 -0,33 6 3 5,00 29 23 21,34 278,98 632 632 632 632

633 ELİF SERRA ÖZOK 4 6 2,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 3 4 1,67 5 5 3,33 29 28 19,67 278,96 633 633 633 633

634 YUSUF YILDIRIM 5 5 3,33 6 3 5,00 2 5 0,33 3 2 2,33 4 5 2,33 5 5 3,33 25 25 16,65 278,09 634 634 634 634

635 ERVA AACAKSIZ 6 4 4,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 4 2,67 4 6 2,00 27 31 16,67 277,37 635 635 635 635
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636 MUHHAMED ÖZÜBEK 7 3 6,00 4 2 3,33 5 4 3,67 4 6 2,00 3 4 1,67 2 7 -0,33 25 26 16,34 275,66 636 636 636 636

637 ZEY NP SARI 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 8 2 7,33 26 34 14,66 273,90 637 637 637 637

638 YAZEL BOLAT 6 4 4,67 8 1 7,67 0 9 -3,00 5 4 3,67 2 6 0,00 6 2 5,33 27 26 18,34 273,54 638 638 638 638

639 BERAT ÖZYILMAZ 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 5 2,33 5 5 3,33 27 32 16,33 272,49 639 639 639 639

640 ALİKARACA ALİKARACA 4 6 2,00 8 2 7,33 6 4 4,67 4 5 2,33 1 6 -1,00 7 2 6,33 30 25 21,66 271,73 640 640 640 640

641 TAHA ÇÖL 5 4 3,67 7 3 6,00 6 2 5,33 5 5 3,33 0 5 -1,67 6 4 4,67 29 23 21,33 271,11 641 641 641 641

642 EMİR AKİF GÜMÜŞ 5 4 3,67 6 2 5,33 2 6 0,00 5 4 3,67 2 7 -0,33 6 3 5,00 26 26 17,34 270,12 642 642 642 642

643 MİNA ILGIN ÖZCAN 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 1 8 -1,67 3 7 0,67 7 3 6,00 27 32 16,33 269,57 643 643 643 643

644 AYAZ KAAN ŞAHİN 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 4 1,67 5 5 3,33 24 33 12,99 268,68 644 644 644 644

645 SALİHA SAR KAHYA 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 5 5 3,33 30 30 20,00 268,62 645 645 645 645

646 ZEYNEP KÖKLEN 4 5 2,33 3 6 1,00 3 6 1,00 7 3 6,00 3 5 1,33 4 5 2,33 24 30 13,99 266,61 646 646 646 646

647 MUAZZEZ ÇELİK 5 5 3,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 22 38 9,34 265,02 647 647 647 647

648 YUSUF ER 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 5 2,33 5 5 3,33 25 34 13,67 264,50 648 648 648 648

649 BERİL SU KARAÇAM 4 6 2,00 5 3 4,00 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 26 32 15,33 262,64 649 649 649 649

650 AYAZ BERAT SALTAN 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 26 34 14,66 262,61 650 650 650 650

651 ESLEM DENİZ ÖZTÜRK 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 20 40 6,67 262,47 651 651 651 651

652 EMİNE KARAER 7 3 6,00 4 6 2,00 2 5 0,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 22 34 10,66 262,30 652 652 652 652

653 AYSEL AZRA ERKOÇ 4 5 2,33 5 2 4,33 6 2 5,33 2 4 0,67 1 6 -1,00 6 3 5,00 24 22 16,66 262,19 653 653 653 653

654 SAİD YUSUF 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 1 7 -1,33 5 5 3,33 24 34 12,67 261,76 654 654 654 654

655 ELİF RANA İÇBUDAK 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 1 7 -1,33 7 3 6,00 26 32 15,33 260,64 655 655 655 655

656 ELİF HÜRÜ KOÇ 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 22 38 9,34 260,39 656 656 656 656

657 MİRAN BÜĞRÜOĞLU 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 3 6 1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 25 34 13,68 260,39 656 656 656

658 SEHER UZUNER 3 6 1,00 7 3 6,00 6 3 5,00 4 6 2,00 2 4 0,67 5 5 3,33 27 27 18,00 258,87 658 658 658 658

659 MELİH YİĞİTER 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 28 32 17,32 258,40 659 659 659 659

660 ESİLA KARAKAŞ 7 3 6,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 0 8 -2,67 6 4 4,67 22 36 10,01 256,83 660 660 660 660

661 SADİ KILIÇOĞLU 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 22 38 9,33 256,38 661 661 661 661

662 BETÜL SATICI 3 7 0,67 5 5 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 29 31 18,67 255,66 662 662 662 662

663 AHMET YAKUP ERDOĞAN 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 24 36 12,00 255,19 663 663 663 663

664 RAVZANUR ÇETİN 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 23 37 10,67 253,64 664 664 664 664

665 AHMET FURKAN Ü AL 5 5 3,33 4 5 2,33 3 5 1,33 3 5 1,33 2 7 -0,33 5 5 3,33 22 32 11,32 253,36 665 665 665 665

666 BERİL ALYA YAVUZ 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 28 32 17,33 253,24 666 666 666 666

667 YUSUF EYMEN CİHAN 5 3 4,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 1 5 -0,67 5 5 3,33 22 32 11,33 251,21 667 667 667 667

668 ZEYNEP AZRA GÖK 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 1 8 -1,67 2 6 0,00 5 5 3,33 22 35 10,32 250,11 668 668 668 668

669 İLAYDA A DOĞDU 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 23 37 10,67 250,00 669 669 669 669

670 ŞEVKET DOĞAN 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 19 41 5,33 245,98 670 670 670 670

671 ALTUG ARINCI 2 6 0,00 4 4 2,67 5 3 4,00 5 3 4,00 1 5 -0,67 5 3 4,00 22 24 14,00 245,96 671 671 671 671

672 GÖKÇE ALACA 3 7 0,67 5 5 3,33 7 3 6,00 5 4 3,67 1 7 -1,33 5 5 3,33 26 31 15,67 245,44 672 672 672 672

673 ZÜMRA BALCI 3 4 1,67 5 2 4,33 1 6 -1,00 3 5 1,33 2 4 0,67 5 4 3,67 19 25 10,67 245,35 673 673 673 673

674 ESLEMNUR KÖYLÜ 5 4 3,67 2 1 1,67 7 5 5,34 243,22 674 674 674 674

675 AHMET EFE ŞAHİN 3 7 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 28 32 17,34 242,96 675 675 675 675

676 METEHAN BOZOK 4 4 2,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 1 7 -1,33 4 6 2,00 25 31 14,67 241,58 676 676 676 676

677 MEHMET ALİ ÇOLDAŞ 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 9 1 8,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 26 34 14,67 241,51 677 677 677 677

678 M İSA KAHRAMAN 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 20 40 6,67 240,43 678 678 678 678
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679 FATİH EKER 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 4 3,67 2 6 0,00 4 6 2,00 20 37 7,67 237,36 679 679 679 679

680 BENGUSU BODUR 3 7 0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 26 34 14,67 236,31 680 680 680 680

681 ZEYNEP SARIKOCA 4 6 2,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 6 1,00 27 32 16,33 235,87 681 681 681 681

682 ELİF RAVZA İLBEY 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 5 3,33 22 38 9,34 235,38 682 682 682 682

683 MUSTAFA EMİR ÖZAKIN 5 3 4,00 4 3 3,00 0 9 -3,00 2 7 -0,33 2 4 0,67 3 5 1,33 16 31 5,67 235,21 683 683 683 683

684 METİN ŞENÖZ 4 5 2,33 4 6 2,00 6 2 5,33 2 7 -0,33 1 2 0,33 2 7 -0,33 19 29 9,33 234,19 684 684 684 684

685 GÖRKEM GEÇDOĞAN 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 19 41 5,32 231,21 685 685 685 685

686 K AN KÖSTE İ 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 20 40 6,66 228,89 686 686 686 686

687 ABDULLAH ŞAHİN 5 5 3,33 6 3 5,00 3 7 0,67 0 2 -0,67 1 1 0,67 15 18 9,00 225,47 687 687 687 687

688 RABİA KARATAŞ 3 7 0,67 3 7 0,67 3 6 1,00 4 6 2,00 1 7 -1,33 5 5 3,33 19 38 6,34 224,84 688 688 688 688

689 ELANUR TOSN 2 7 -0,33 4 4 2,67 4 4 2,67 4 3 3,00 0 5 -1,67 5 4 3,67 19 27 10,01 224,68 689 689 689 689

690 ZEYNEB ÇITAK 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 20 40 6,66 224,64 690 690 690 690

691 ESMA NUR IRMAK 2 5 0,33 2 4 0,67 3 6 1,00 6 1 5,67 1 4 -0,33 2 4 0,67 16 24 8,01 223,28 691 691 691 691

692 RÜZGAR EFE UYSAL 4 5 2,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 8 -1,67 4 5 2,33 17 40 3,65 222,62 692 692 692 692

693 YUSUF KEREM 3 1 2,67 3 1 2,67 219,97 693 693 693 693

694
HEGEMENKÜÇÜKSAYIN
HEGEMENKÜÇÜKSAYIN

4 5 2,33 7 3 6,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 0 8 -2,67 5 5 3,33 21 36 8,99 216,96 694 694 694 694

695 YUSU FEYMENDÜŞGÜN 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 6 -1,00 1 9 -2,00 13 34 1,66 214,29 695 695 695 695

696 DURU ERBAŞ 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 19 41 5,34 212,75 696 696 696 696

697 BUĞLEM DEMİRBAŞ 2 8 -0,67 6 3 5,00 6 4 4,67 5 5 3,33 0 9 -3,00 3 6 1,00 22 35 10,33 197,98 697 697 697 697

698 RÜYA NUR MUTLU 1 8 -1,67 5 4 3,67 3 7 0,67 2 6 0,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 16 40 2,67 184,86 698 698 698 698
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